
ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - LGS SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI
KATILIMLAR

GENEL İL İLÇE KURUM

Çanakkale BİGA Dumlupınar Ortaokulu 5.SINIF KURUMSAL 5 - - - -

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam LGS Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra

Genel Ortalama 8.35 5.59 6.49 4.54 4.89 2.91 5.32 4.02 3.98 5.14 3.80 3.88 7.35 5.93 5.38 7.02 6.85 4.74 37.74 31.08 27.38 309.561

Okul Ortalaması 9.94 4.06 8.59 5.12 4.13 3.74 5.84 3.53 4.66 5.88 3.37 4.76 7.82 4.82 6.22 7.54 6.01 5.54 42.15 25.93 33.51 333.835

1 648 - DEMİRHAN TARBA 5 / B 15 0 15.00 9 1 8.67 8 2 7.33 10 0 10.00 15 0 15.00 15 0 15.00 72.00 3.00 71.00 489.201 - 2 2 1

2 685 - EYMEN KUZU 5 / D 15 0 15.00 10 0 10.00 9 1 8.67 9 1 8.67 15 0 15.00 14 1 13.67 72.00 3.00 71.01 487.897 - 5 4 2

3 866 - BERKE BAYRAM 5 / B 15 0 15.00 9 1 8.67 9 1 8.67 10 0 10.00 15 0 15.00 13 2 12.33 71.00 4.00 69.67 480.670 - 10 9 3

4 610 - AHMET HAMZA AKYÜZ 5 / D 14 0 14.00 10 0 10.00 8 2 7.33 7 3 6.00 15 0 15.00 13 2 12.33 67.00 7.00 64.66 468.343 - 15 14 4

5 655 - DURU ÜNLÜSOY 5 / B 15 0 15.00 8 2 7.33 9 1 8.67 9 1 8.67 15 0 15.00 12 3 11.00 68.00 7.00 65.67 468.139 - 16 15 5

6 838 - ZEYNEP METİN 5 / B 13 1 12.67 7 3 6.00 10 0 10.00 8 2 7.33 15 0 15.00 13 2 12.33 66.00 8.00 63.33 460.094 - 22 20 6

7 833 - ZEYNEP RANA SAVAŞ 5 / B 14 1 13.67 7 3 6.00 8 2 7.33 10 0 10.00 15 0 15.00 12 3 11.00 66.00 9.00 63.00 457.207 - 25 23 7

8 853 - AHMET ÇAĞRI MADEN 5 / B 14 1 13.67 7 2 6.33 9 1 8.67 9 1 8.67 12 1 11.67 12 2 11.33 63.00 8.00 60.34 441.159 - 48 42 8

9 111 - DOĞA SOĞUKPINAR 5 / B 15 0 15.00 8 1 7.67 7 2 6.33 9 1 8.67 13 1 12.67 10 3 9.00 62.00 8.00 59.34 440.527 - 51 45 9

10 851 - UMUT TAŞKIN 5 / D 13 2 12.33 10 0 10.00 8 2 7.33 9 1 8.67 14 1 13.67 10 5 8.33 64.00 11.00 60.33 440.120 - 52 46 10

11 661 - EGE ADALI 5 / D 13 2 12.33 9 1 8.67 7 3 6.00 9 1 8.67 14 1 13.67 11 4 9.67 63.00 12.00 59.01 438.835 - 57 50 11

12 778 - ONUR EYMEN ŞAHİN 5 / B 12 2 11.33 8 1 7.67 7 3 6.00 8 1 7.67 13 0 13.00 11 2 10.33 59.00 9.00 56.00 428.319 - 68 60 12

13 841 - CEYLİN KARA 5 / D 12 3 11.00 6 4 4.67 8 2 7.33 10 0 10.00 12 1 11.67 10 5 8.33 58.00 15.00 53.00 409.472 - 98 87 13

14 795 - TUANA ARSLAN 5 / D 13 2 12.33 5 5 3.33 8 2 7.33 6 4 4.67 12 0 12.00 10 5 8.33 54.00 18.00 47.99 403.091 - 116 103 14

15 771 - NEHİR TUNA 5 / B 11 3 10.00 7 3 6.00 6 4 4.67 7 3 6.00 11 2 10.33 11 4 9.67 53.00 19.00 46.67 391.971 - 141 124 15

16 786 - SALİH YEŞİL 5 / D 13 1 12.67 7 3 6.00 8 2 7.33 7 2 6.33 11 4 9.67 8 7 5.67 54.00 19.00 47.67 390.268 - 145 128 16

17 837 - ZEYNEP KURT 5 / B 12 3 11.00 6 4 4.67 8 2 7.33 6 4 4.67 11 1 10.67 9 5 7.33 52.00 19.00 45.67 388.512 - 146 129 17

18 629 - BERİL TAŞ 5 / B 12 2 11.33 7 3 6.00 6 3 5.00 7 2 6.33 10 1 9.67 9 3 8.00 51.00 14.00 46.33 388.397 - 147 130 18

19 772 - NEHİR ULAŞ 5 / B 14 1 13.67 8 2 7.33 9 1 8.67 9 1 8.67 9 5 7.33 7 8 4.33 56.00 18.00 50.00 387.387 - 151 134 19

20 745 - HASAN MURAT GÖKTAŞ 5 / B 14 0 14.00 4 4 2.67 6 3 5.00 6 3 5.00 9 1 8.67 10 5 8.33 49.00 16.00 43.67 384.314 - 161 140 20

21 995 - RABİA TAŞTAN 5 / C 13 1 12.67 5 4 3.67 8 2 7.33 7 3 6.00 11 2 10.33 7 6 5.00 51.00 18.00 45.00 383.664 - 163 142 21

22 624 - AYAZ EJDEROĞLU 5 / B 11 3 10.00 5 3 4.00 7 2 6.33 9 1 8.67 10 3 9.00 10 4 8.67 52.00 16.00 46.67 383.613 - 164 143 22
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Genel Ortalama 8.35 5.59 6.49 4.54 4.89 2.91 5.32 4.02 3.98 5.14 3.80 3.88 7.35 5.93 5.38 7.02 6.85 4.74 37.74 31.08 27.38 309.561
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23 803 - YAREN TAŞKIRAN 5 / A 14 1 13.67 4 6 2.00 9 1 8.67 5 5 3.33 8 4 6.67 8 7 5.67 48.00 24.00 40.01 363.452 - 221 187 23

24 788 - SEDEF KUTSAL 5 / D 12 3 11.00 8 2 7.33 6 3 5.00 8 1 7.67 5 5 3.33 10 4 8.67 49.00 18.00 43.00 359.626 - 229 195 24

25 839 - EYMEN AKDENİZ 5 / A 8 7 5.67 7 3 6.00 5 5 3.33 5 4 3.67 10 3 9.00 11 3 10.00 46.00 25.00 37.67 357.247 - 241 203 25

26 733 - GÜLCE GÜL 5 / E 11 4 9.67 3 7 0.67 6 4 4.67 9 1 8.67 10 5 8.33 9 6 7.00 48.00 27.00 39.01 356.688 - 242 204 26

27 650 - DEVRİM MUTLU 5 / A 9 6 7.00 5 5 3.33 8 2 7.33 9 1 8.67 9 1 8.67 8 7 5.67 48.00 22.00 40.67 354.756 - 251 211 27

28 844 - FURKAN SAYGILI 5 / B 11 2 10.33 5 5 3.33 7 3 6.00 5 4 3.67 10 3 9.00 7 8 4.33 45.00 25.00 36.66 352.833 - 253 213 28

29 843 - EYLÜL KUTLU 5 / B 13 2 12.33 6 4 4.67 5 4 3.67 4 5 2.33 7 2 6.33 8 5 6.33 43.00 22.00 35.66 350.895 - 258 217 29

30 751 - İKBAL UÇRAK 5 / C 12 3 11.00 5 5 3.33 6 4 4.67 7 3 6.00 7 6 5.00 9 6 7.00 46.00 27.00 37.00 345.999 - 273 229 30

31 926 - ÖZGE SEVGİLİ 5 / C 12 3 11.00 3 6 1.00 6 3 5.00 5 4 3.67 7 2 6.33 8 4 6.67 41.00 22.00 33.67 341.669 - 289 243 31

32 667 - ELİF SEKER 5 / D 12 3 11.00 4 5 2.33 6 4 4.67 7 3 6.00 6 6 4.00 9 4 7.67 44.00 25.00 35.67 340.314 - 294 247 32

33 793 - TALHA FATİH TURAN 5 / C 11 4 9.67 7 3 6.00 7 3 6.00 7 3 6.00 6 2 5.33 5 6 3.00 43.00 21.00 36.00 334.863 - 307 257 33

34 766 - M A HAKKI SADIKLI 5 / E 11 4 9.67 5 5 3.33 6 4 4.67 9 1 8.67 5 10 1.67 9 6 7.00 45.00 30.00 35.01 325.774 - 330 272 34

35 617 - ALMİNA TURAN 5 / E 10 5 8.33 4 6 2.00 5 5 3.33 9 1 8.67 8 7 5.67 7 8 4.33 43.00 32.00 32.33 323.320 - 339 279 35

36 920 - AHMET EMİN SALMAN 5 / D 12 3 11.00 6 3 5.00 9 0 9.00 7 3 6.00 5 7 2.67 3 5 1.33 42.00 21.00 35.00 323.071 - 340 280 36

37 607 - ABDULLAH İDRİS KABACI 5 / D 9 6 7.00 5 5 3.33 8 2 7.33 6 4 4.67 7 7 4.67 7 6 5.00 42.00 30.00 32.00 320.541 - 349 289 37

38 628 - AZRA CANBAZ 5 / E 10 5 8.33 6 4 4.67 6 4 4.67 6 4 4.67 8 7 5.67 5 10 1.67 41.00 34.00 29.68 314.577 - 368 303 38

39 816 - ZEYNEP MERYEM SAKA 5 / C 11 4 9.67 5 5 3.33 7 3 6.00 4 5 2.33 5 7 2.67 6 7 3.67 38.00 31.00 27.67 307.367 - 383 311 39

40 753 - İPEK CEVİZ 5 / D 6 6 4.00 2 6 0.00 4 4 2.67 6 1 5.67 7 2 6.33 8 4 6.67 33.00 23.00 25.34 303.811 - 397 320 40

41 820 - UTKU AYDOĞAN 5 / C 12 2 11.33 6 4 4.67 6 3 5.00 6 2 5.33 3 4 1.67 3 7 0.67 36.00 22.00 28.67 303.155 - 400 323 41

42 811 - ZEYNEP ÇENGEL 5 / B 10 5 8.33 6 4 4.67 5 5 3.33 4 6 2.00 4 8 1.33 8 6 6.00 37.00 34.00 25.66 300.066 - 411 331 42

43 888 - GÜLCE ALTUN 5 / B 11 4 9.67 2 6 0.00 5 3 4.00 3 5 1.33 5 7 2.67 6 6 4.00 32.00 31.00 21.67 291.995 - 432 346 43

44 840 - ALİ AKSU 5 / E 11 4 9.67 3 7 0.67 5 5 3.33 6 4 4.67 7 8 4.33 4 11 0.33 36.00 39.00 23.00 291.989 - 433 347 44

45 812 - ZEYNEP ERVA ÜNLÜ 5 / C 7 5 5.33 5 2 4.33 1 6 -1.00 4 4 2.67 7 4 5.67 6 6 4.00 30.00 27.00 21.00 291.234 - 434 348 45
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46 663 - ELA DOĞA TEKİN 5 / C 9 3 8.00 2 6 0.00 2 5 0.33 5 3 4.00 5 6 3.00 7 4 5.67 30.00 27.00 21.00 289.373 - 442 353 46

47 657 - ECE IRMAK GÜNEY 5 / C 11 2 10.33 2 5 0.33 6 4 4.67 6 3 5.00 5 6 3.00 3 9 0.00 33.00 29.00 23.33 289.050 - 445 355 47

48 776 - NİLSU ATİLA 5 / A 6 9 3.00 4 6 2.00 5 5 3.33 6 3 5.00 5 7 2.67 8 6 6.00 34.00 36.00 22.00 281.044 - 475 377 48

49 845 - NEVRA DEMİRTAŞ 5 / C 8 5 6.33 4 5 2.33 4 6 2.00 3 6 1.00 4 5 2.33 6 3 5.00 29.00 30.00 18.99 279.722 - 482 382 49

50 630 - BİLAL KARACA 5 / B 7 8 4.33 4 6 2.00 5 3 4.00 2 6 0.00 5 5 3.33 7 8 4.33 30.00 36.00 17.99 275.350 - 496 389 50

51 773 - NEHİR YALÇIN 5 / C 7 4 5.67 2 4 0.67 2 6 0.00 2 5 0.33 5 4 3.67 6 6 4.00 24.00 29.00 14.34 268.538 - 516 403 51

52 775 - NİDA YAĞMUR DELİKANLI 5 / B 6 9 3.00 5 4 3.67 4 6 2.00 5 4 3.67 3 7 0.67 6 4 4.67 29.00 34.00 17.68 262.184 - 531 415 52

53 966 - ZEHRA SUDE BALKAN 5 / C 9 6 7.00 7 3 6.00 3 7 0.67 5 5 3.33 3 9 0.00 3 10 -0.33 30.00 40.00 16.67 257.217 - 543 423 53

54 748 - IRMAK ARSLAN 5 / E 8 6 6.00 1 9 -2.00 4 6 2.00 3 5 1.33 5 7 2.67 5 9 2.00 26.00 42.00 12.00 254.746 - 549 426 54

55 631 - BURAK KASAP 5 / B 5 7 2.67 7 2 6.33 6 3 5.00 6 4 4.67 3 10 -0.33 4 10 0.67 31.00 36.00 19.01 254.347 - 551 428 55

56 842 - EMİR BALABAN 5 / C 6 6 4.00 2 5 0.33 3 6 1.00 5 3 4.00 3 7 0.67 6 7 3.67 25.00 34.00 13.67 250.758 - 559 432 56

57 611 - AHMET TOLGA TEKİN 5 / D 6 8 3.33 3 6 1.00 6 4 4.67 3 7 0.67 5 10 1.67 5 9 2.00 28.00 44.00 13.34 250.719 - 560 433 57

58 804 - YASİN EĞDEMİR 5 / D 5 10 1.67 4 6 2.00 2 8 -0.67 4 6 2.00 6 9 3.00 6 9 3.00 27.00 48.00 11.00 246.807 - 571 442 58

59 659 - EFE YİĞİT AKBAŞ 5 / C 6 7 3.67 4 4 2.67 6 3 5.00 1 9 -2.00 4 11 0.33 5 9 2.00 26.00 43.00 11.67 244.906 - 577 446 59

60 641 - CİHANGİR BEKTAŞ 5 / E 9 6 7.00 4 6 2.00 4 6 2.00 1 9 -2.00 4 11 0.33 4 11 0.33 26.00 49.00 9.66 243.299 - 582 450 60

61 822 - EYMEN ÖZCAN 5 / B 4 6 2.00 2 6 0.00 1 5 -0.67 3 4 1.67 5 7 2.67 6 8 3.33 21.00 36.00 9.00 241.469 - 586 452 61

62 824 - GÜLCE SAYİ 5 / C 6 6 4.00 2 6 0.00 4 6 2.00 3 7 0.67 5 6 3.00 2 8 -0.67 22.00 39.00 9.00 239.725 - 591 453 62

63 854 - EYMEN ÖDEYEN 5 / A 3 11 -0.67 2 8 -0.67 4 6 2.00 4 6 2.00 6 8 3.33 6 8 3.33 25.00 47.00 9.32 238.407 - 596 455 63

64 747 - HİRANUR YILDIRIM 5 / B 3 7 0.67 3 6 1.00 4 3 3.00 2 5 0.33 6 5 4.33 1 7 -1.33 19.00 33.00 8.00 233.638 - 613 466 64

65 749 - IŞIL ER 5 / D 7 8 4.33 3 7 0.67 3 7 0.67 3 7 0.67 4 10 0.67 3 9 0.00 23.00 48.00 7.01 229.262 - 627 471 65

66 642 - ÇAĞLANUR GELMEZ 5 / D 5 10 1.67 3 7 0.67 6 4 4.67 3 6 1.00 5 10 1.67 3 12 -1.00 25.00 49.00 8.68 229.120 - 628 472 66

67 616 - ALMİNA CANBAZ 5 / E 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 12 -1.00 5 10 1.67 8.00 22.00 0.67 201.715 - 681 498 67

68 774 - NEHİR YEŞİL 5 / D 2 13 -2.33 4 6 2.00 2 8 -0.67 3 7 0.67 0 15 -5.00 5 10 1.67 16.00 59.00 -3.66 172.962 - 698 509 68


