
ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - LGS SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI
KATILIMLAR

GENEL İL İLÇE KURUM

Çanakkale BİGA Dumlupınar Ortaokulu 7.SINIF KURUMSAL 5 - - - -

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam LGS Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra

Genel Ortalama 10.02 7.75 7.43 5.85 3.36 4.73 6.31 2.94 5.33 4.87 3.15 3.83 8.54 6.11 6.50 9.48 7.64 6.93 45.07 30.95 34.75 309.815

Okul Ortalaması 10.24 7.00 7.91 5.52 3.17 4.46 7.09 2.39 6.30 4.07 3.63 2.86 5.85 4.93 4.21 8.41 5.94 6.43 41.19 27.06 32.17 298.275

1 881 - JAN BERK GÖKGÖZ 7 / A 12 8 9.33 9 1 8.67 8 2 7.33 7 3 6.00 18 1 17.67 15 5 13.33 69.00 20.00 62.33 409.358 - 90 78 1

2 287 - ZEYNEP DENİZ 7 / B 16 3 15.00 9 1 8.67 10 0 10.00 5 3 4.00 12 2 11.33 14 4 12.67 66.00 13.00 61.67 399.502 - 104 91 2

3 597 - ELİF ORMANLI 7 / D 16 4 14.67 7 3 6.00 10 0 10.00 10 0 10.00 11 0 11.00 14 6 12.00 68.00 13.00 63.67 398.313 - 107 93 3

4 85 - MEHMET KASAP 7 / D 16 1 15.67 7 0 7.00 9 1 8.67 8 2 7.33 15 1 14.67 8 6 6.00 63.00 11.00 59.34 393.530 - 120 104 4

5 22 - ARAS ÇINAR 7 / C 17 3 16.00 9 1 8.67 10 0 10.00 3 6 1.00 8 3 7.00 16 4 14.67 63.00 17.00 57.34 385.085 - 136 117 5

6 39 - DAMLA ÖZDERİN 7 / D 17 1 16.67 7 2 6.33 5 5 3.33 7 3 6.00 10 2 9.33 13 4 11.67 59.00 17.00 53.33 379.964 - 148 127 6

7 79 - KAZIM EYMEN YILMAZ 7 / D 12 8 9.33 7 3 6.00 10 0 10.00 4 3 3.00 13 2 12.33 15 5 13.33 61.00 21.00 53.99 378.425 - 150 129 7

8 895 - BERKİN CAN 7 / D 12 6 10.00 9 1 8.67 9 1 8.67 9 1 8.67 10 4 8.67 13 1 12.67 62.00 14.00 57.35 371.712 - 163 138 8

9 581 - ÖZLEM DEMİR 7 / D 14 5 12.33 6 3 5.00 7 3 6.00 8 2 7.33 13 2 12.33 10 6 8.00 58.00 21.00 50.99 368.299 - 169 144 9

10 50 - ELA ÇAVUŞ 7 / D 17 3 16.00 9 1 8.67 8 2 7.33 3 4 1.67 11 4 9.67 9 8 6.33 57.00 22.00 49.67 363.776 - 181 152 10

11 57 - ŞEVVAL UZ 7 / D 18 2 17.33 7 1 6.67 9 1 8.67 6 4 4.67 8 8 5.33 8 6 6.00 56.00 22.00 48.67 349.654 - 212 176 11

12 16 - BÜŞRA HANIM TÜRKMEN 7 / B 14 4 12.67 4 5 2.33 9 1 8.67 6 3 5.00 4 1 3.67 13 3 12.00 50.00 17.00 44.34 338.229 - 249 203 12

13 49 - EGE HURİ 7 / B 14 5 12.33 8 2 7.33 7 1 6.67 5 3 4.00 6 2 5.33 10 3 9.00 50.00 16.00 44.66 338.037 - 250 204 13

14 77 - IRMAK TEMUÇİN 7 / C 17 3 16.00 2 8 -0.67 9 1 8.67 2 7 -0.33 3 1 2.67 14 6 12.00 47.00 26.00 38.34 332.921 - 258 209 14

15 9 - EKREM KURAK 7 / B 12 7 9.67 7 2 6.33 6 4 4.67 2 8 -0.67 8 5 6.33 13 5 11.33 48.00 31.00 37.66 328.979 - 271 218 15

16 32 - BERRA POTUR 7 / D 12 8 9.33 7 3 6.00 9 1 8.67 5 5 3.33 4 5 2.33 15 5 13.33 52.00 27.00 42.99 327.659 - 274 220 16

17 61 - ERKAN KABACI 7 / B 11 4 9.67 6 2 5.33 9 1 8.67 6 4 4.67 8 4 6.67 7 3 6.00 47.00 18.00 41.01 323.934 - 283 226 17

18 207 - ŞEVVAL YAŞAR 7 / B 12 6 10.00 5 4 3.67 9 1 8.67 2 7 -0.33 8 4 6.67 10 8 7.33 46.00 30.00 36.01 319.654 - 301 242 18

19 55 - HÜSEYİN BAYRAKDAR 7 / C 11 6 9.00 8 2 7.33 6 4 4.67 3 6 1.00 4 3 3.00 14 4 12.67 46.00 25.00 37.67 319.312 - 305 246 19

20 187 - RÜZGAR İSHAK DOĞRU 7 / C 10 10 6.67 3 6 1.00 4 6 2.00 2 2 1.33 10 4 8.67 13 7 10.67 42.00 35.00 30.34 315.170 - 316 254 20

21 162 - ÖZLEM KARACAN 7 / B 14 3 13.00 4 1 3.67 9 1 8.67 8 1 7.67 2 2 1.33 7 2 6.33 44.00 10.00 40.67 313.488 - 319 256 21

22 94 - NEHİR KAÇMAZ 7 / C 14 6 12.00 7 2 6.33 6 3 5.00 5 3 4.00 1 1 0.67 12 6 10.00 45.00 21.00 38.00 312.977 - 321 258 22
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23 75 - HİLAL AYLİN KAYIM 7 / B 11 6 9.00 7 3 6.00 7 2 6.33 8 2 7.33 5 3 4.00 8 7 5.67 46.00 23.00 38.33 308.235 - 337 269 23

24 93 - NAZLICAN YILDIZ 7 / D 10 5 8.33 4 4 2.67 6 4 4.67 3 4 1.67 9 2 8.33 7 6 5.00 39.00 25.00 30.67 307.054 - 341 270 24

25 692 - BERKAN GÜNEŞ 7 / C 10 6 8.00 7 3 6.00 7 2 6.33 0 0 0.00 9 6 7.00 7 5 5.33 40.00 22.00 32.66 306.782 - 342 271 25

26 265 - UĞUR ÇUR 7 / A 12 6 10.00 4 3 3.00 7 2 6.33 1 0 1.00 7 3 6.00 6 2 5.33 37.00 16.00 31.66 305.782 - 346 273 26

27 17 - ALPER TEKİLİ 7 / C 9 10 5.67 3 6 1.00 6 3 5.00 5 5 3.33 8 11 4.33 14 6 12.00 45.00 41.00 31.33 303.025 - 353 279 27

28 76 - HÜSEYİN ALİ ÇAKMAK 7 / D 8 8 5.33 6 1 5.67 8 1 7.67 5 2 4.33 7 3 6.00 6 4 4.67 40.00 19.00 33.67 297.206 - 373 294 28

29 12 - EMİRHAN ELMAS 7 / B 9 9 6.00 8 1 7.67 4 5 2.33 1 6 -1.00 8 7 5.67 8 2 7.33 38.00 30.00 28.00 294.571 - 382 301 29

30 84 - MEHMET EMİN GİREN 7 / D 11 9 8.00 5 5 3.33 8 2 7.33 5 2 4.33 6 12 2.00 10 7 7.67 45.00 37.00 32.66 294.329 - 383 302 30

31 42 - DERİN ESER 7 / D 13 6 11.00 5 5 3.33 10 0 10.00 2 6 0.00 4 7 1.67 7 7 4.67 41.00 31.00 30.67 291.356 - 403 315 31

32 51 - ELA ŞEFLEK 7 / B 10 7 7.67 6 3 5.00 9 1 8.67 7 2 6.33 1 0 1.00 8 6 6.00 41.00 19.00 34.67 290.247 - 406 317 32

33 58 - ECRİN SU KAVAS 7 / D 12 7 9.67 0 1 -0.33 8 2 7.33 4 6 2.00 8 5 6.33 2 2 1.33 34.00 23.00 26.33 288.518 - 415 324 33

34 169 - RAMAZAN AYDIN 7 / C 7 9 4.00 5 2 4.33 7 3 6.00 2 1 1.67 0 0 0.00 14 4 12.67 35.00 19.00 28.67 282.978 - 439 340 34

35 6 - AHMET KAÇAR 7 / A 9 5 7.33 8 2 7.33 7 3 6.00 4 2 3.33 2 3 1.00 4 3 3.00 34.00 18.00 27.99 272.976 - 476 366 35

36 953 - KAYRA ESEN 7 / A 11 9 8.00 5 5 3.33 8 2 7.33 3 7 0.67 4 8 1.33 7 9 4.00 38.00 40.00 24.66 271.977 - 480 368 36

37 693 - PELİN GÜNEŞ 7 / A 7 9 4.00 7 1 6.67 7 2 6.33 2 2 1.33 5 8 2.33 6 2 5.33 34.00 24.00 25.99 271.500 - 483 369 37

38 177 - ROJDA BOZKURT 7 / C 6 8 3.33 2 5 0.33 9 1 8.67 4 4 2.67 1 1 0.67 11 4 9.67 33.00 23.00 25.34 271.387 - 484 370 38

39 66 - EYMEN KARTAL 7 / C 9 5 7.33 4 6 2.00 7 3 6.00 8 2 7.33 6 9 3.00 3 10 -0.33 37.00 35.00 25.33 266.861 - 501 384 39

40 53 - MEHMET EREN ÖZGEN 7 / D 8 6 6.00 5 5 3.33 7 3 6.00 0 3 -1.00 7 3 6.00 2 7 -0.33 29.00 27.00 20.00 266.273 - 503 385 40

41 89 - MURAT ERCAN 7 / D 9 11 5.33 7 3 6.00 7 3 6.00 3 2 2.33 4 13 -0.33 9 11 5.33 39.00 43.00 24.66 263.386 - 516 396 41

42 694 - SELİN GÜNEŞ 7 / A 11 6 9.00 6 3 5.00 7 2 6.33 0 4 -1.33 1 5 -0.67 3 7 0.67 28.00 27.00 19.00 252.062 - 550 423 42

43 69 - GÖKTUĞ AKAR 7 / C 9 9 6.00 3 5 1.33 7 3 6.00 5 1 4.67 4 8 1.33 2 10 -1.33 30.00 36.00 18.00 244.595 - 570 436 43

44 974 - MUHAMMED YASİN ASI 7 / B 6 11 2.33 8 2 7.33 6 4 4.67 3 7 0.67 2 11 -1.67 8 12 4.00 33.00 47.00 17.33 237.842 - 584 444 44

45 258 - HUZEYFE TURAN GÜLCAN 7 / C 5 9 2.00 7 3 6.00 6 4 4.67 6 4 4.67 1 5 -0.67 4 8 1.33 29.00 33.00 18.00 235.182 - 587 447 45
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46 993 - BİLAL SAYKIN 7 / B 4 11 0.33 7 3 6.00 6 4 4.67 2 8 -0.67 5 8 2.33 5 15 0.00 29.00 49.00 12.66 230.438 - 600 455 46

47 62 - ERVA CEYSU YÜKSEL 7 / B 3 12 -1.00 5 4 3.67 6 2 5.33 2 2 1.33 1 3 0.00 5 2 4.33 22.00 25.00 13.66 229.783 - 601 456 47

48 206 - SÜLEYMAN OLCAY AYDEMİ 7 / B 1 5 -0.67 4 0 4.00 2 1 1.67 9 1 8.67 1 4 -0.33 3 3 2.00 20.00 14.00 15.34 226.214 - 609 460 48

49 986 - ASYA ARSLAN 7 / A 6 12 2.00 3 5 1.33 6 1 5.67 3 6 1.00 2 6 0.00 4 9 1.00 24.00 39.00 11.00 225.033 - 610 461 49

50 266 - UMUT KOÇTAŞ 7 / B 3 3 2.00 2 2 1.33 3 2 2.33 0 0 0.00 2 5 0.33 1 4 -0.33 11.00 16.00 5.66 214.551 - 628 467 50

51 10 - KEREM CİHAN ŞAKAR 7 / C 5 12 1.00 2 7 -0.33 4 6 2.00 2 8 -0.67 4 16 -1.33 5 8 2.33 22.00 57.00 3.00 207.805 - 646 475 51

52 40 - MERVE ECRİN OZGAN 7 / A 3 13 -1.33 3 3 2.00 5 5 3.33 0 2 -0.67 1 0 1.00 1 5 -0.67 13.00 28.00 3.66 205.490 - 651 476 52

53 14 - İNSU ÖZAYDIN 7 / C 6 13 1.67 1 9 -2.00 5 5 3.33 3 7 0.67 3 16 -2.33 5 15 0.00 23.00 65.00 1.34 198.162 - 662 479 53

54 959 - AYSİMA AKSU 7 / B 2 15 -3.00 2 7 -0.33 3 7 0.67 2 8 -0.67 1 14 -3.67 6 12 2.00 16.00 63.00 -5.00 177.257 - 682 490 54


