
ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - LGS SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI
KATILIMLAR

GENEL İL İLÇE KURUM

Çanakkale BİGA Dumlupınar Ortaokulu 7.SINIF KURUMSAL-2 - - - -

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam LGS Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra

Genel Ortalama 8.88 9.32 5.77 4.99 4.40 3.52 6.86 2.52 6.02 4.86 3.41 3.73 8.03 7.32 5.60 8.67 8.28 5.91 42.29 35.25 30.54 293.953

Okul Ortalaması 9.10 8.17 6.38 4.82 4.12 3.44 7.57 1.75 6.98 4.82 2.70 3.92 6.47 5.37 4.68 7.35 7.13 4.97 40.12 29.23 30.37 290.133

1 82 - HALİL EFE YÜRÜK 7 / C 14 5 12.33 8 2 7.33 10 0 10.00 7 2 6.33 14 3 13.00 14 4 12.67 67.00 16.00 61.66 398.355 - 117 65 1

2 85 - MEHMET KASAP 7 / D 13 3 12.00 4 4 2.67 8 0 8.00 8 2 7.33 13 3 12.00 13 5 11.33 59.00 17.00 53.33 376.922 - 173 90 2

3 597 - ELİF ORMANLI 7 / D 16 4 14.67 7 2 6.33 9 1 8.67 9 1 8.67 12 3 11.00 9 6 7.00 62.00 17.00 56.34 376.151 - 180 95 3

4 107 - NİSA İNCE 7 / A 13 6 11.00 6 4 4.67 9 1 8.67 7 2 6.33 15 4 13.67 11 6 9.00 61.00 23.00 53.34 375.823 - 181 96 4

5 881 - JAN BERK GÖKGÖZ 7 / A 13 5 11.33 7 2 6.33 7 1 6.67 5 2 4.33 14 5 12.33 13 5 11.33 59.00 20.00 52.32 375.753 - 182 97 5

6 50 - ELA ÇAVUŞ 7 / D 15 5 13.33 5 5 3.33 10 0 10.00 7 3 6.00 12 3 11.00 9 6 7.00 58.00 22.00 50.66 363.781 - 214 114 6

7 895 - BERKİN CAN 7 / D 13 5 11.33 5 4 3.67 9 1 8.67 9 1 8.67 12 2 11.33 8 5 6.33 56.00 18.00 50.00 357.475 - 231 125 7

8 39 - DAMLA ÖZDERİN 7 / D 13 6 11.00 5 3 4.00 9 0 9.00 9 0 9.00 11 6 9.00 11 8 8.33 58.00 23.00 50.33 353.821 - 242 130 8

9 287 - ZEYNEP DENİZ 7 / B 12 5 10.33 6 3 5.00 9 0 9.00 8 1 7.67 11 3 10.00 9 5 7.33 55.00 17.00 49.33 352.213 - 248 135 9

10 57 - ŞEVVAL UZ 7 / D 13 7 10.67 5 5 3.33 8 2 7.33 8 2 7.33 11 6 9.00 12 8 9.33 57.00 30.00 46.99 349.684 - 255 138 10

11 22 - ARAS ÇINAR 7 / C 14 4 12.67 5 5 3.33 8 1 7.67 6 2 5.33 7 5 5.33 13 5 11.33 53.00 22.00 45.66 344.479 - 269 149 11

12 9 - EKREM KURAK 7 / B 13 7 10.67 6 4 4.67 8 2 7.33 7 3 6.00 12 4 10.67 8 12 4.00 54.00 32.00 43.34 338.563 - 295 164 12

13 16 - BÜŞRA HANIM TÜRKMEN 7 / B 13 7 10.67 4 6 2.00 8 2 7.33 8 1 7.67 8 5 6.33 12 5 10.33 53.00 26.00 44.33 338.417 - 297 166 13

14 94 - NEHİR KAÇMAZ 7 / C 13 7 10.67 4 5 2.33 9 1 8.67 6 3 5.00 5 4 3.67 14 5 12.33 51.00 25.00 42.67 331.650 - 322 180 14

15 53 - MEHMET EREN ÖZGEN 7 / D 10 10 6.67 7 3 6.00 10 0 10.00 3 7 0.67 9 1 8.67 9 3 8.00 48.00 24.00 40.01 326.901 - 341 191 15

16 58 - ECRİN SU KAVAS 7 / D 11 7 8.67 6 3 5.00 6 0 6.00 5 4 3.67 9 6 7.00 10 4 8.67 47.00 24.00 39.01 324.897 - 351 198 16

17 79 - KAZIM EYMEN YILMAZ 7 / D 8 10 4.67 6 4 4.67 9 1 8.67 1 1 0.67 12 2 11.33 6 5 4.33 42.00 23.00 34.34 313.901 - 399 229 17

18 76 - HÜSEYİN ALİ ÇAKMAK 7 / D 12 7 9.67 6 2 5.33 8 1 7.67 5 3 4.00 8 5 6.33 6 5 4.33 45.00 23.00 37.33 313.384 - 403 233 18

19 581 - ÖZLEM DEMİR 7 / D 12 7 9.67 7 2 6.33 8 2 7.33 7 3 6.00 8 2 7.33 5 10 1.67 47.00 26.00 38.33 312.664 - 405 235 19

20 282 - EFE CAN YEŞİL 7 / B 7 7 4.67 4 6 2.00 7 3 6.00 5 3 4.00 9 3 8.00 10 3 9.00 42.00 25.00 33.67 310.513 - 410 238 20

21 12 - EMİRHAN ELMAS 7 / B 8 10 4.67 6 3 5.00 8 1 7.67 4 1 3.67 12 6 10.00 6 6 4.00 44.00 27.00 35.01 309.557 - 412 240 21

22 93 - NAZLICAN YILDIZ 7 / D 9 6 7.00 5 3 4.00 7 1 6.67 2 6 0.00 10 5 8.33 7 5 5.33 40.00 26.00 31.33 306.377 - 425 250 22
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23 75 - HİLAL AYLİN KAYIM 7 / B 13 7 10.67 6 4 4.67 10 0 10.00 8 2 7.33 3 6 1.00 8 5 6.33 48.00 24.00 40.00 306.335 - 427 252 23

24 42 - DERİN ESER 7 / D 12 6 10.00 4 3 3.00 9 0 9.00 4 2 3.33 4 2 3.33 7 4 5.67 40.00 17.00 34.33 301.991 - 442 261 24

25 183 - RÜZGAR BAYLAN 7 / A 9 11 5.33 7 3 6.00 7 3 6.00 8 1 7.67 5 7 2.67 11 5 9.33 47.00 30.00 37.00 300.896 - 448 265 25

26 692 - BERKAN GÜNEŞ 7 / A 10 6 8.00 6 4 4.67 9 1 8.67 1 0 1.00 9 7 6.67 4 7 1.67 39.00 25.00 30.68 294.707 - 473 280 26

27 49 - EGE HURİ 7 / B 8 7 5.67 5 5 3.33 7 3 6.00 5 5 3.33 4 0 4.00 8 2 7.33 37.00 22.00 29.66 290.023 - 497 294 27

28 54 - EGE NECATİ OZGAN 7 / A 11 8 8.33 7 3 6.00 10 0 10.00 2 5 0.33 3 8 0.33 10 8 7.33 43.00 32.00 32.32 289.520 - 501 297 28

29 6 - AHMET KAÇAR 7 / A 12 3 11.00 6 4 4.67 6 4 4.67 5 1 4.67 4 1 3.67 3 5 1.33 36.00 18.00 30.01 289.154 - 504 298 29

30 207 - ŞEVVAL YAŞAR 7 / B 6 14 1.33 4 5 2.33 9 1 8.67 5 5 3.33 7 5 5.33 11 6 9.00 42.00 36.00 29.99 288.532 - 506 300 30

31 55 - HÜSEYİN BAYRAKDAR 7 / C 6 9 3.00 5 4 3.67 7 3 6.00 4 4 2.67 5 6 3.00 13 6 11.00 40.00 32.00 29.34 287.911 - 510 303 31

32 187 - RÜZGAR İSHAK DOĞRU 7 / C 8 12 4.00 6 4 4.67 8 1 7.67 2 2 1.33 7 1 6.67 7 8 4.33 38.00 28.00 28.67 287.744 - 512 304 32

33 61 - ERKAN KABACI 7 / B 8 7 5.67 2 2 1.33 8 1 7.67 6 1 5.67 9 2 8.33 1 6 -1.00 34.00 19.00 27.67 283.168 - 534 319 33

34 265 - UĞUR ÇUR 7 / A 7 12 3.00 5 4 3.67 9 1 8.67 3 1 2.67 6 2 5.33 8 9 5.00 38.00 29.00 28.34 281.667 - 539 324 34

35 162 - ÖZLEM KARACAN 7 / B 9 5 7.33 5 2 4.33 5 4 3.67 4 6 2.00 5 1 4.67 7 11 3.33 35.00 29.00 25.33 280.824 - 542 327 35

36 693 - PELİN GÜNEŞ 7 / A 9 8 6.33 7 3 6.00 8 1 7.67 2 2 1.33 7 7 4.67 4 6 2.00 37.00 27.00 28.00 280.804 - 543 328 36

37 84 - MEHMET EMİN GİREN 7 / D 8 11 4.33 5 5 3.33 6 3 5.00 2 5 0.33 6 7 3.67 10 5 8.33 37.00 36.00 24.99 280.680 - 545 329 37

38 62 - ERVA CEYSU YÜKSEL 7 / B 10 9 7.00 6 3 5.00 8 2 7.33 3 0 3.00 2 2 1.33 5 2 4.33 34.00 18.00 27.99 275.799 - 565 343 38

39 32 - BERRA POTUR 7 / D 9 8 6.33 3 1 2.67 7 2 6.33 1 2 0.33 6 5 4.33 6 7 3.67 32.00 25.00 23.66 275.545 - 566 344 39

40 51 - ELA ŞEFLEK 7 / 0 9 8 6.33 4 4 2.67 10 0 10.00 4 2 3.33 3 0 3.00 3 9 0.00 33.00 23.00 25.33 266.188 - 602 368 40

41 684 - GÖKTUĞ KAYA 7 / A 8 9 5.00 3 3 2.00 8 1 7.67 8 0 8.00 4 5 2.33 4 12 0.00 35.00 30.00 25.00 259.556 - 632 387 41

42 714 - ASYA ECRİN GÜNEY 7 / C 7 12 3.00 5 5 3.33 9 1 8.67 5 4 3.67 4 14 -0.67 9 10 5.67 39.00 46.00 23.67 255.634 - 651 400 42

43 855 - CABİR MUHAMMED TUNÇEL7 / A 6 9 3.00 3 7 0.67 9 1 8.67 5 2 4.33 2 5 0.33 8 8 5.33 33.00 32.00 22.33 255.478 - 653 402 43

44 38 - DAMLA AKGİL 7 / A 6 13 1.67 5 5 3.33 8 2 7.33 2 6 0.00 5 3 4.00 5 8 2.33 31.00 37.00 18.66 253.189 - 665 411 44

45 580 - TALHA EMİR KUTLU 7 / A 6 10 2.67 5 4 3.67 8 2 7.33 4 4 2.67 2 3 1.00 6 8 3.33 31.00 31.00 20.67 250.706 - 674 419 45
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46 177 - ROJDA BOZKURT 7 / C 6 12 2.00 6 3 5.00 7 2 6.33 5 2 4.33 2 8 -0.67 7 9 4.00 33.00 36.00 20.99 245.573 - 688 428 46

47 993 - BİLAL SAYKIN 7 / B 6 11 2.33 3 6 1.00 6 4 4.67 3 7 0.67 10 9 7.00 3 17 -2.67 31.00 54.00 13.00 244.252 - 693 432 47

48 89 - MURAT ERCAN 7 / D 11 9 8.00 5 5 3.33 6 4 4.67 5 5 3.33 2 13 -2.33 6 14 1.33 35.00 50.00 18.33 243.632 - 696 435 48

49 17 - ALPER TEKİLİ 7 / C 8 12 4.00 0 10 -3.33 8 2 7.33 1 9 -2.00 4 5 2.33 7 13 2.67 28.00 51.00 11.00 240.363 - 708 444 49

50 294 - ZEYNEP KARDAŞ 7 / A 8 9 5.00 2 8 -0.67 6 2 5.33 2 1 1.67 2 8 -0.67 5 5 3.33 25.00 33.00 13.99 238.898 - 713 448 50

51 694 - SELİN GÜNEŞ 7 / A 7 10 3.67 4 4 2.67 5 4 3.67 4 1 3.67 2 3 1.00 2 7 -0.33 24.00 29.00 14.35 234.542 - 731 459 51

52 266 - UMUT KOÇTAŞ 7 / B 8 4 6.67 1 5 -0.67 1 6 -1.00 4 3 3.00 2 8 -0.67 5 8 2.33 21.00 34.00 9.66 232.945 - 738 463 52

53 14 - İNSU ÖZAYDIN 7 / C 6 13 1.67 6 4 4.67 5 5 3.33 5 5 3.33 3 17 -2.67 9 11 5.33 34.00 55.00 15.66 232.213 - 742 467 53

54 974 - MUHAMMED YASİN ASI 7 / B 4 16 -1.33 3 7 0.67 8 2 7.33 4 6 2.00 6 14 1.33 7 13 2.67 32.00 58.00 12.67 227.876 - 752 474 54

55 10 - KEREM CİHAN ŞAKAR 7 / C 3 8 0.33 4 5 2.33 8 2 7.33 1 0 1.00 2 13 -2.33 6 7 3.67 24.00 35.00 12.33 221.604 - 771 484 55

56 40 - MERVE ECRİN OZGAN 7 / A 4 11 0.33 3 5 1.33 8 1 7.67 2 0 2.00 0 2 -0.67 3 5 1.33 20.00 24.00 11.99 221.358 - 772 485 56

57 68 - GÖKSEL KUŞGÖZ 7 / C 7 13 2.67 4 6 2.00 6 4 4.67 7 3 6.00 5 15 0.00 3 17 -2.67 32.00 58.00 12.67 221.073 - 774 487 57

58 206 - SÜLEYMAN OLCAY AYDEMİ 7 / B 1 4 -0.33 3 6 1.00 2 2 1.33 8 2 7.33 2 5 0.33 2 7 -0.33 18.00 26.00 9.33 214.165 - 793 501 58

59 258 - HUZEYFE TURAN GÜLCAN 7 / C 4 11 0.33 6 4 4.67 7 3 6.00 8 2 7.33 0 15 -5.00 2 9 -1.00 27.00 44.00 12.33 202.688 - 813 514 59

60 48 - EFE KIYI 7 / B 1 3 0.00 1 2 0.33 2 4 0.67 1 1 0.67 0 2 -0.67 1 3 0.00 6.00 15.00 1.00 199.455 - 822 521 60


