
OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ÇANAKKALE BİGA DUMLUPINAR ORTAOKULU 6.SINIF MOZAİK TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI 196 722 878 21492

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 7 6 5,46 5 4 3,17 6 3 4,46 5 3 4,39 4 7 2,13 6 7 4,08 34 31 23,69 281,880

Okul Ortalaması 8 6 5,91 5 4 3,61 6 3 4,82 6 3 5,30 4 7 1,56 7 7 5,08 36 31 26,28 291,360

KATILIMLAR

1 701 SEVGİ ŞEKER 6B 11 3 10,00 9 1 8,67 8 1 7,67 9 0 9,00 12 1 11,67 12 2 11,33 61 8 58,34 425,207 1 1 67 81 648
% 3,02

2 146 ALARA GERGİN 6D 12 1 11,67 9 1 8,67 10 0 10,00 9 1 8,67 9 3 8,00 12 3 11,00 61 9 58,01 417,887 1 2 79 95 840
% 3,91

3 598 SILA DAL 6D 11 3 10,00 6 4 4,67 10 0 10,00 8 2 7,33 9 1 8,67 14 1 13,67 58 11 54,34 415,276 2 3 88 104 912
% 4,24

4 592 FATİH SAVAŞ 6D 9 6 7,00 8 2 7,33 8 2 7,33 9 1 8,67 12 3 11,00 13 2 12,33 59 16 53,66 406,124 3 4 102 123 1223
% 5,69

5 540 ZEYNEP DOĞRUOĞLU 6A 12 3 11,00 7 3 6,00 9 1 8,67 8 2 7,33 10 2 9,33 11 4 9,67 57 15 52,00 403,099 1 5 109 131 1326
% 6,17

6 421 EKREM YÜCEL 6A 13 2 12,33 7 3 6,00 8 2 7,33 8 2 7,33 10 2 9,33 9 6 7,00 55 17 49,32 393,321 2 6 128 153 1714
% 7,98

7 400 DAMLA İDİL ADAY 6B 9 4 7,67 6 3 5,00 9 1 8,67 9 1 8,67 10 1 9,67 11 3 10,00 54 13 49,68 388,757 2 7 141 170 1909
% 8,88

8 413 ECEM ATEŞ 6B 13 2 12,33 8 2 7,33 9 1 8,67 7 2 6,33 9 0 9,00 7 5 5,33 53 12 48,99 386,936 3 8 144 174 1983
% 9,23

9 697 BUĞRA YAZN 6E 12 2 11,33 6 4 4,67 10 0 10,00 6 4 4,67 6 6 4,00 13 2 12,33 53 18 47,00 385,494 1 9 148 179 2053
% 9,55

10 299 CEMRE NUR TUTUŞ 6D 12 3 11,00 5 4 3,67 9 1 8,67 8 2 7,33 6 7 3,67 13 2 12,33 53 19 46,67 381,652 4 10 162 194 2226
% 10

11 728 SEMİH ŞAKAR 6A 13 2 12,33 6 4 4,67 8 1 7,67 8 2 7,33 8 6 6,00 10 5 8,33 53 20 46,33 380,361 3 11 167 199 2284
% 11

12 483 YİĞİT CESUR 6D 7 5 5,33 9 1 8,67 9 1 8,67 8 2 7,33 7 1 6,67 13 2 12,33 53 12 49,00 377,145 5 12 177 211 2467
% 11

13 521 SELİN GİDER 6D 10 4 8,67 7 3 6,00 10 0 10,00 9 0 9,00 6 1 5,67 9 1 8,67 51 9 48,01 371,741 6 13 189 230 2728
% 13

14 440 EYLÜL KAYA 6C 9 5 7,33 8 2 7,33 9 1 8,67 8 2 7,33 4 4 2,67 11 4 9,67 49 18 43,00 349,936 1 14 250 313 4005
% 19

15 423 ELİF HAYAT ÖZEREN 6E 13 1 12,67 6 4 4,67 8 1 7,67 8 2 7,33 3 7 0,67 9 5 7,33 47 20 40,34 348,321 2 15 253 317 4108
% 19

16 373 AZRA ÇEVİK 6D 8 7 5,67 5 5 3,33 9 1 8,67 7 3 6,00 9 6 7,00 10 5 8,33 48 27 39,00 346,174 7 16 260 325 4265
% 20

17 442 FATİH SEYİT SARI 6A 8 7 5,67 7 3 6,00 7 3 6,00 8 2 7,33 10 5 8,33 8 7 5,67 48 27 39,00 341,176 4 17 271 340 4639
% 22

18 417 ECEM SU BAĞCI 6D 6 8 3,33 5 5 3,33 9 1 8,67 10 0 10,00 8 7 5,67 11 4 9,67 49 25 40,67 340,763 8 18 273 342 4665
% 22

19 412 ECE KARABACAK 6C 11 2 10,33 5 4 3,67 8 2 7,33 9 1 8,67 3 8 0,33 10 4 8,67 46 21 39,00 340,304 2 19 276 345 4693
% 22

20 710 AHMET EREN BOZKURT6E 8 7 5,67 5 5 3,33 10 0 10,00 9 1 8,67 0 2 -0,67 13 2 12,33 45 17 39,33 334,111 3 20 297 372 5149
% 24

21 539 ZAFER KURUM 6C 11 4 9,67 5 5 3,33 7 2 6,33 8 2 7,33 7 5 5,33 6 9 3,00 44 27 34,99 328,327 3 21 314 394 5571
% 26

22 680 HASAN TUNA AGAS 6C 10 3 9,00 4 6 2,00 7 3 6,00 6 4 4,67 4 9 1,00 11 4 9,67 42 29 32,34 327,455 4 22 315 396 5633
% 26

23 514 ÖMER KIVANÇ ATİLA 6A 9 4 7,67 4 6 2,00 8 1 7,67 5 5 3,33 5 6 3,00 10 5 8,33 41 27 32,00 325,387 5 23 323 405 5793
% 27

24 447 FURKAN KENAR 6D 7 6 5,00 7 3 6,00 7 3 6,00 10 0 10,00 6 5 4,33 8 6 6,00 45 23 37,33 322,839 9 24 333 416 5988
% 28

25 852 MELİKE  ÖZKAN 6D 9 6 7,00 6 4 4,67 8 2 7,33 8 2 7,33 5 9 2,00 9 6 7,00 45 29 35,33 321,821 10 25 335 419 6060
% 28

26 387 BETÜL AKPINAR 6E 11 2 10,33 6 4 4,67 9 1 8,67 6 3 5,00 1 4 -0,33 8 6 6,00 41 20 34,34 321,135 4 26 338 422 6120
% 28

27 393 CAN BERK GÖKMEN 6B 8 7 5,67 2 8 -0,67 7 3 6,00 8 1 7,67 4 3 3,00 11 4 9,67 40 26 31,34 320,007 4 27 341 425 6214
% 29

28 709 ZEYNEP ÖZDEMİR 6C 7 7 4,67 8 2 7,33 9 1 8,67 10 0 10,00 3 6 1,00 9 6 7,00 46 22 38,67 317,510 5 28 350 435 6418
% 30

29 679 YUSUF ALİ CAN 6E 8 5 6,33 4 4 2,67 7 2 6,33 9 0 9,00 1 4 -0,33 10 4 8,67 39 19 32,67 310,884 5 29 375 464 7030
% 33

30 687 BERTUĞ ÇAKAN 6D 11 2 10,33 6 3 5,00 6 3 5,00 7 3 6,00 2 8 -0,67 7 5 5,33 39 24 30,99 309,673 11 30 378 468 7143
% 33

31 74000 ARAS ARSLAN 6B 8 2 7,33 6 1 5,67 9 0 9,00 6 2 5,33 2 3 1,00 6 4 4,67 37 12 33,00 308,404 5 31 382 472 7276
% 34

32 524 SEVGİNAZ TUTAL 6D 8 7 5,67 5 5 3,33 9 1 8,67 6 4 4,67 6 9 3,00 8 7 5,67 42 33 31,01 308,239 12 32 383 473 7292
% 34

33 676 GÖKSU AMUCA 6A 11 4 9,67 7 3 6,00 4 6 2,00 7 3 6,00 3 9 0,00 8 6 6,00 40 31 29,67 307,969 6 33 384 474 7318
% 34
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OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ÇANAKKALE BİGA DUMLUPINAR ORTAOKULU 6.SINIF MOZAİK TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI 196 722 878 21492

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 7 6 5,46 5 4 3,17 6 3 4,46 5 3 4,39 4 7 2,13 6 7 4,08 34 31 23,69 281,880

Okul Ortalaması 8 6 5,91 5 4 3,61 6 3 4,82 6 3 5,30 4 7 1,56 7 7 5,08 36 31 26,28 291,360

KATILIMLAR

34 439 ESMANUR YÜKSEL 6C 10 4 8,67 6 4 4,67 7 3 6,00 8 2 7,33 4 4 2,67 5 9 2,00 40 26 31,34 305,292 6 34 394 484 7575
% 35

35 700 MUSTAFA EREN COŞKUN6D 6 8 3,33 8 2 7,33 10 0 10,00 7 3 6,00 2 8 -0,67 10 5 8,33 43 26 34,32 303,762 13 35 399 490 7716
% 36

36 579 KEREM KAAN GÜR 6D 7 6 5,00 7 3 6,00 8 2 7,33 9 1 8,67 5 7 2,67 6 7 3,67 42 26 33,34 302,379 14 36 402 496 7851
% 37

37 721 AYŞE AZRA DÖNMEZ 6E 10 4 8,67 6 4 4,67 8 1 7,67 8 0 8,00 3 5 1,33 5 10 1,67 40 24 32,01 301,660 6 37 404 499 7922
% 37

38 529 TANEM KALENDER 6B 9 6 7,00 6 4 4,67 6 4 4,67 6 3 5,00 4 8 1,33 8 7 5,67 39 32 28,34 300,442 6 38 408 505 8033
% 37

39 509 NİSANUR BAKLA 6C 6 4 4,67 5 4 3,67 10 0 10,00 6 3 5,00 4 6 2,00 7 5 5,33 38 22 30,67 300,170 7 39 410 507 8063
% 38

40 705 ELVİN YÖRÜK 6E 8 6 6,00 7 3 6,00 9 1 8,67 9 1 8,67 2 12 -2,00 8 6 6,00 43 29 33,34 298,161 7 40 419 517 8266
% 38

41 390 BURAK KÖRPE 6C 7 8 4,33 7 3 6,00 9 1 8,67 6 4 4,67 2 10 -1,33 10 5 8,33 41 31 30,67 297,132 8 41 424 523 8361
% 39

42 533 TUNA YAŞAR 6C 8 6 6,00 3 6 1,00 3 7 0,67 7 2 6,33 6 5 4,33 8 7 5,67 35 33 24,00 296,309 9 42 427 527 8435
% 39

43 722 SELEN YILMAZ 6B 10 2 9,33 6 1 5,67 5 2 4,33 10 0 10,00 1 8 -1,67 5 6 3,00 37 19 30,66 294,063 7 43 441 543 8667
% 40

44 395 CEMİLCAN MEDİ 6E 11 4 9,67 6 4 4,67 7 3 6,00 9 1 8,67 2 12 -2,00 6 9 3,00 41 33 30,01 293,463 8 44 443 545 8716
% 41

45 427 ENES AVCI 6E 7 4 5,67 7 3 6,00 9 1 8,67 5 0 5,00 6 4 4,67 34 12 30,01 293,141 9 45 445 547 8756
% 41

46 499 MUSTAFA AKCAN 6E 4 11 0,33 6 4 4,67 4 6 2,00 8 2 7,33 9 6 7,00 8 7 5,67 39 36 27,00 292,316 10 46 447 549 8840
% 41

47 479 İKBAL ACAR 6D 8 7 5,67 4 6 2,00 2 8 -0,67 7 3 6,00 5 10 1,67 10 5 8,33 36 39 23,00 292,316 15 46 447 549 8840
% 41

48 73 ABDULKADİR AL ÇIN 6A 10 5 8,33 4 6 2,00 7 3 6,00 7 3 6,00 4 9 1,00 6 9 3,00 38 35 26,33 291,578 7 48 451 555 8908
% 41

49 578 ÖYKÜ SARGIN 6E 8 5 6,33 3 7 0,67 8 2 7,33 9 1 8,67 3 9 0,00 7 6 5,00 38 30 28,00 291,126 11 49 456 560 8945
% 42

50 602 DURU MARANGOZ 6A 6 8 3,33 5 5 3,33 6 3 5,00 5 5 3,33 5 7 2,67 9 6 7,00 36 34 24,66 289,242 8 50 465 570 9163
% 43

51 502 MUSTAFA ASAF EMİR 6A 10 5 8,33 5 5 3,33 5 4 3,67 7 3 6,00 5 9 2,00 5 9 2,00 37 35 25,33 288,939 9 51 466 571 9186
% 43

52 383 BELİNAY TURAN 6E 9 6 7,00 6 4 4,67 4 6 2,00 8 2 7,33 2 13 -2,33 9 6 7,00 38 37 25,67 285,736 12 52 478 583 9542
% 44

53 929 MERAL GÖKHAN 6A 7 8 4,33 6 4 4,67 7 3 6,00 7 3 6,00 5 3 4,00 5 10 1,67 37 31 26,67 284,375 10 53 481 586 9681
% 45

54 278 GÜLBİN KURT 6A 7 4 5,67 8 1 7,67 5 3 4,00 7 2 6,33 4 7 1,67 4 7 1,67 35 24 27,01 281,297 11 54 488 593 9992
% 46

55 3 MEHMET EMİN MERT 6E 10 5 8,33 6 4 4,67 7 3 6,00 10 0 10,00 5 10 1,67 2 13 -2,33 40 35 28,34 280,577 13 55 489 594 10073
% 47

56 493 MEVANUR ÖZKAN 6D 6 9 3,00 7 3 6,00 6 4 4,67 8 2 7,33 5 10 1,67 7 8 4,33 39 36 27,00 280,556 16 56 490 595 10075
% 47

57 544 YAĞIZ EMİR 6B 8 6 6,00 4 6 2,00 5 4 3,67 7 3 6,00 1 6 -1,00 8 5 6,33 33 30 23,00 279,792 8 57 492 597 10158
% 47

58 381 BELİNAY AYTAÇ 6C 10 3 9,00 7 2 6,33 8 2 7,33 3 6 1,00 1 10 -2,33 5 8 2,33 34 31 23,66 276,629 10 58 500 607 10503
% 49

59 696 BUĞLEM YAZAN 6C 4 11 0,33 8 2 7,33 7 3 6,00 8 2 7,33 1 12 -3,00 11 4 9,67 39 34 27,66 274,636 11 59 505 614 10704
% 50

60 475 ILGIN KABAK  9 6 7,00 4 6 2,00 3 7 0,67 9 1 8,67 3 12 -1,00 7 8 4,33 35 40 21,67 272,739 1 60 512 621 10912
% 51

61 437 ESLEM ZEHRA YETKİN  11 4 9,67 7 3 6,00 4 6 2,00 6 4 4,67 2 9 -1,00 4 10 0,67 34 36 22,01 272,252 2 61 514 623 10960
% 51

62 704 FATMA YÜSRA TENEKE6C 8 7 5,67 5 3 4,00 3 2 2,33 3 6 1,00 7 7 4,67 26 25 17,67 269,589 12 62 519 631 11237
% 52

63 987 BUĞLEM AVCI 6B 9 6 7,00 6 4 4,67 5 5 3,33 7 3 6,00 2 13 -2,33 6 9 3,00 35 40 21,67 265,543 9 63 529 643 11675
% 54

64 535 UMUT YILMAZ 6A 9 5 7,33 7 2 6,33 5 4 3,67 1 9 -2,00 0 5 -1,67 6 7 3,67 28 32 17,33 263,492 12 64 535 650 11908
% 55

65 727 AZRA KOÇER 6C 9 6 7,00 4 6 2,00 6 4 4,67 5 3 4,00 2 11 -1,67 6 9 3,00 32 39 19,00 262,916 13 65 539 656 11978
% 56

66 450 GÜNCE SÜZER 6D 4 11 0,33 4 6 2,00 3 3 2,00 9 1 8,67 7 8 4,33 6 9 3,00 33 38 20,33 261,025 17 66 545 662 12173
% 57
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OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ÇANAKKALE BİGA DUMLUPINAR ORTAOKULU 6.SINIF MOZAİK TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI 196 722 878 21492

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 7 6 5,46 5 4 3,17 6 3 4,46 5 3 4,39 4 7 2,13 6 7 4,08 34 31 23,69 281,880

Okul Ortalaması 8 6 5,91 5 4 3,61 6 3 4,82 6 3 5,30 4 7 1,56 7 7 5,08 36 31 26,28 291,360

KATILIMLAR

67 856 YAREN ASLAN 6A 7 6 5,00 3 4 1,67 6 4 4,67 8 2 7,33 1 10 -2,33 6 7 3,67 31 33 20,01 257,473 13 67 553 671 12555
% 58

68 699 KERE  KUTLU 6D 8 7 5,67 6 4 4,67 7 3 6,00 5 5 3,33 26 19 19,67 256,438 18 68 556 677 12663
% 59

69 998 EYMEN PULLUK 6E 8 6 6,00 6 3 5,00 1 9 -2,00 6 4 4,67 3 9 0,00 5 7 2,67 29 38 16,34 256,210 14 69 557 678 12689
% 59

70 703 ESİLA ÖNSÜZ 6A 5 10 1,67 7 3 6,00 7 3 6,00 4 4 2,67 4 6 2,00 5 10 1,67 32 36 20,01 255,431 14 70 562 683 12773
% 59

71 718 AZRA AYKIN 6D 8 7 5,67 2 8 -0,67 7 3 6,00 2 8 -0,67 3 12 -1,00 7 8 4,33 29 46 13,66 254,835 19 71 567 688 12853
% 60

72 596 AYLİN AKPINAR 6B 9 6 7,00 4 6 2,00 1 9 -2,00 7 3 6,00 2 10 -1,33 6 9 3,00 29 43 14,67 252,517 10 72 574 698 13109
% 61

73 428 ERAY ALİ AKSOY 6A 11 4 9,67 3 7 0,67 4 6 2,00 7 3 6,00 2 13 -2,33 3 11 -0,67 30 44 15,34 249,476 15 73 584 710 13465
% 63

74 392 CAHİT MENEK* 6E 6 8 3,33 8 2 7,33 4 6 2,00 3 7 0,67 4 10 0,67 5 10 1,67 30 43 15,67 246,811 15 74 593 719 13799
% 64

75 738 ARDA ÖZDEMİR 6B 8 4 6,67 5 5 3,33 3 7 0,67 5 4 3,67 4 10 0,67 3 12 -1,00 28 42 14,01 245,335 11 75 596 722 13960
% 65

76 518 SAFA DURMAZ 6D 4 6 2,00 5 2 4,33 5 2 4,33 7 3 6,00 1 11 -2,67 6 6 4,00 28 30 17,99 243,201 20 76 599 725 14217
% 66

77 538 YUSU  SAİD YAZAR 6D 4 11 0,33 4 6 2,00 2 8 -0,67 4 6 2,00 6 9 3,00 7 8 4,33 27 48 10,99 241,712 21 77 605 732 14407
% 67

78 0 YİĞİT ERDEM IŞIK 6B 7 8 4,33 7 8 4,33 14 16 8,66 240,635 12 78 609 736 14530
% 68

79 379 BATI DÖNMEZ 6D 5 10 1,67 8 2 7,33 7 3 6,00 8 2 7,33 2 13 -2,33 4 10 0,67 34 40 20,67 238,623 22 79 618 745 14771
% 69

80 528 ŞABAN EYMEN ALÇIN 6E 5 2 4,33 3 7 0,67 3 7 0,67 5 5 3,33 2 5 0,33 4 7 1,67 22 33 11,00 238,393 16 80 621 748 14802
% 69

81 991 BEVTULLAH     SAYKIN 6A 6 8 3,33 0 10 -3,33 3 7 0,67 5 5 3,33 3 11 -0,67 7 8 4,33 24 49 7,66 233,029 16 81 634 766 15437
% 72

82 678 YİĞİT M*T AROĞLU 6A 5 10 1,67 1 8 -1,67 3 5 1,33 5 5 3,33 5 10 1,67 5 10 1,67 24 48 8,00 227,610 17 82 654 787 16084
% 75

83 441 FAHREDDİN  BALABAN6C 5 10 1,67 1 9 -2,00 2 8 -0,67 6 4 4,67 1 12 -3,00 9 6 7,00 24 49 7,67 227,378 14 83 657 790 16118
% 75

84 446 FURKAN BOZKURT 6E 7 6 5,00 3 7 0,67 2 8 -0,67 3 7 0,67 1 14 -3,67 7 8 4,33 23 50 6,33 226,184 17 84 661 795 16285
% 76

85 0 KEREM KUTU 6D 1 10 -2,33 10 5 8,33 11 15 6,00 225,666 23 85 662 796 16345
% 76

86 461 HASAN BAYRAMİÇ 6E 5 10 1,67 0 10 -3,33 2 8 -0,67 3 7 0,67 6 9 3,00 5 10 1,67 21 54 3,01 221,394 18 86 669 805 16851
% 78

87 677 YUSUF BERAT ALTINDAĞ6E 4 11 0,33 2 8 -0,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 6 9 3,00 5 10 1,67 22 53 4,33 220,330 19 87 673 809 16967
% 79

88 0 BERİL POYRAZ 6A 6 9 3,00 5 5 3,33 4 6 2,00 3 7 0,67 0 15 -5,00 6 9 3,00 24 51 7,00 213,083 18 88 688 831 17832
% 83

89 847 YİĞİT ERDEM IŞIK 6B 5 10 1,67 4 6 2,00 2 7 -0,33 3 7 0,67 14 30 4,01 208,586 13 89 692 836 18342
% 85

90 593 MEHMET METE İBİŞ 6A 5 10 1,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 3 7 0,67 4 11 0,33 4 11 0,33 21 54 3,00 208,514 19 90 693 837 18345
% 85

91 534 UMUT TEKİN 6C 4 11 0,33 3 7 0,67 4 6 2,00 3 7 0,67 1 14 -3,67 7 8 4,33 22 53 4,33 206,950 15 91 695 839 18522
% 86

92 485 KUZEY IIYAK 6A 8 7 5,67 2 8 -0,67 4 6 2,00 4 6 2,00 1 14 -3,67 2 12 -2,00 21 53 3,33 202,969 20 92 702 849 18992
% 88

93 420 EGEMEN KAAN ŞAHİN 6D 5 10 1,67 2 8 -0,67 4 6 2,00 2 8 -0,67 5 10 1,67 2 13 -2,33 20 55 1,67 202,837 24 93 704 851 19005
% 88

94 90 ABDULLAH KARAKILIÇ 6C 5 10 1,67 1 9 -2,00 1 9 -2,00 2 8 -0,67 3 12 -1,00 5 10 1,67 17 58 -2,33 196,961 16 94 709 856 19599
% 91

95 127 AKİF KAAN EMİR 6D 4 9 1,00 1 9 -2,00 3 7 0,67 1 9 -2,00 9 34 -2,33 193,844 25 95 712 861 19872
% 92

96 147 AKİF KAAN EMİR 6D 1 14 -3,67 3 11 -0,67 4 25 -4,34 171,583 26 96 718 873 21066
% 98
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6.SINIF MOZAİK TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI 1

272,252 51,00
%

ÇANAKKALE / BİGA
DUMLUPINAR ORTAOKULU

   -  437
ESLEM ZEHRA YETKİN 75 34 36 5 22 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(10960.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 61 514 623 10960 % 51,00

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 2 96 722 878 21492

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 11 4 0 9,67 % 64

Cevap Anahtarı A DCBADBCAACDACDB

Cevaplarınız DCBADBaAACbAdcB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A BCBDDBADDC

Cevaplarınız BCBDDdbaDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 4 6 0 2,00 % 20

Cevap Anahtarı A BAABCAADCA

Cevaplarınız abAcCdADac

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı A DDCACBBAAD

Cevaplarınız DDCcCBaAdc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 2 9 4 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı A DCDCDBAABCBDACA

Cevaplarınız aCbabBdbc ac   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 4 10 1 0,67 % 4

Cevap Anahtarı A AABDBCCDADCABBD

Cevaplarınız AAaacCbabadcaB 

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 6 4 2 67
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 2 2 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 3 1 2 33
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 2 1 1 50
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 1 0 100
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 2 2 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 1 0 1 0
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 5 2 3 40
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 2 1 1 50
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 2 1 1 50

İngilizce S D Y B%
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 4 2 2 50
Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 3 2 1 67
Students will be able to talk about repeated actions. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 2 0 2 0
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 3 1 2 33
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 0 2 0
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 3 0 2 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 3 0 1 0
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 2 1 0 50

Fen S D Y B%
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 2 2 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 5 1 4 20
Güneş tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 2 0 2 0
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 2 0 2 0
Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 0 1 0
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 3 1 1 33



6.SINIF MOZAİK TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI 1

272,739 50,77
%

ÇANAKKALE / BİGA
DUMLUPINAR ORTAOKULU

   -  475
ILGIN KABAK 75 35 40 0 21 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(10912.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 60 512 621 10912 % 50,77

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 2 96 722 878 21492

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 9 6 0 7,00 % 47

Cevap Anahtarı B CDACDBDCBADBCAA

Cevaplarınız dDAaDdcaBADBdAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 4 6 0 2,00 % 20

Cevap Anahtarı B ADDCBCBDDB

Cevaplarınız AacCBbdcaB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı B AADCABAABC

Cevaplarınız bbcdAabbBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B AADDDCACBB

Cevaplarınız AADDDCACBa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 3 12 0 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı B CBDACADCDCDBAAB

Cevaplarınız dabACdabcbaBdbd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 7 8 0 4,33 % 29

Cevap Anahtarı B DCABBDAABDBCCDA

Cevaplarınız cCdBaacABDBaabA

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 6 3 3 50
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 2 1 1 50
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 3 1 2 33
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 2 1 1 50
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 0 1 0
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 2 1 1 50

Din K.ve A.B. S D Y B%
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 1 0 1 0
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 5 2 3 40
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 2 1 1 50
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 2 0 2 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 4 3 1 75
Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 3 3 0 100
Students will be able to talk about repeated actions. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 2 0 2 0
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 3 0 3 0
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 0 2 0
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 3 1 2 33
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 3 0 3 0
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 2 2 0 100

Fen S D Y B%
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 2 0 2 0
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 5 4 1 80
Güneş tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 2 0 2 0
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 2 1 1 50
Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 1 0 100
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 3 1 2 33



6.SINIF MOZAİK TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI 1

291,578 41,45
%

ÇANAKKALE / BİGA
DUMLUPINAR ORTAOKULU

6A  -  73
ABDULKADİR AL ÇIN 75 38 35 2 26 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(8908.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 48 451 555 8908 % 41,45

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 96 722 878 21492

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 10 5 0 8,33 % 56

Cevap Anahtarı A DCBADBCAACDACDB

Cevaplarınız aCBcDBCAAdcACcB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 4 6 0 2,00 % 20

Cevap Anahtarı A BCBDDBADDC

Cevaplarınız BdaDadAbDd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A BAABCAADCA

Cevaplarınız BdABCAAaCd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A DDCACBBAAD

Cevaplarınız DDCcCBdAAa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 4 9 2 1,00 % 7

Cevap Anahtarı A DCDCDBAABCBDACA

Cevaplarınız DCcbaddbcC cAd 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 6 9 0 3,00 % 20

Cevap Anahtarı A AABDBCCDADCABBD

Cevaplarınız cAcacaCaADCcBaa

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 6 5 1 83
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 2 1 1 50
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 3 1 2 33
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 2 1 1 50
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 0 1 0
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 2 1 1 50

Din K.ve A.B. S D Y B%
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 1 1 0 100
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 5 4 1 80
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 2 1 1 50
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 2 1 1 50

İngilizce S D Y B%
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 4 2 2 50
Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 3 3 0 100
Students will be able to talk about repeated actions. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 2 1 1 50
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 3 1 1 33
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 0 2 0
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 3 0 3 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 3 1 1 33
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 2 1 1 50

Fen S D Y B%
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 2 0 2 0
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 5 1 4 20
Güneş tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 2 1 1 50
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 2 2 0 100
Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 1 0 100
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 3 1 2 33



6.SINIF MOZAİK TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI 1

213,083 82,97
%

ÇANAKKALE / BİGA
DUMLUPINAR ORTAOKULU

6A  -  0
BERİL POYRAZ 75 24 51 0 7 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(17832.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 18 88 688 831 17832 % 82,97

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 96 722 878 21492

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 6 9 0 3,00 % 20

Cevap Anahtarı B CDACDBDCBADBCAA

Cevaplarınız CDAbadbacbDBaAd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı B ADDCBCBDDB

Cevaplarınız ADDacdBDac

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 4 6 0 2,00 % 20

Cevap Anahtarı B AADCABAABC

Cevaplarınız bADCAabbca

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı B AADDDCACBB

Cevaplarınız AdbDcabbBc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 0 15 0 -5,00 % 0

Cevap Anahtarı B CBDACADCDCDBAAB

Cevaplarınız bccbdbcaaaccbcc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 6 9 0 3,00 % 20

Cevap Anahtarı B DCABBDAABDBCCDA

Cevaplarınız DaAcdbAcdaabCDA

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 6 3 3 50
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 2 0 2 0
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 3 3 0 100
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 2 1 1 50
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 0 1 0
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 2 1 1 50

Din K.ve A.B. S D Y B%
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 1 0 1 0
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 5 0 5 0
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 2 2 0 100
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 2 2 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 4 0 4 0
Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 3 2 1 67
Students will be able to talk about repeated actions. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 2 0 2 0
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 3 0 3 0
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 0 2 0
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 3 0 3 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 3 0 3 0
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 2 0 2 0

Fen S D Y B%
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 2 1 1 50
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 5 1 4 20
Güneş tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 2 2 0 100
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 2 2 0 100
Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 0 1 0
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 3 0 3 0



6.SINIF MOZAİK TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI 1

233,029 71,83
%

ÇANAKKALE / BİGA
DUMLUPINAR ORTAOKULU

6A  -  991
BEVTULLAH     SAYKIN 75 24 49 2 7 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(15437.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 16 81 634 766 15437 % 71,83

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 96 722 878 21492

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 6 8 1 3,33 % 22

Cevap Anahtarı B CDACDBDCBADBCAA

Cevaplarınız abdCDBabBADcdc 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 0 10 0 -3,33 % 0

Cevap Anahtarı B ADDCBCBDDB

Cevaplarınız dbcddacaad

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı B AADCABAABC

Cevaplarınız AdbCAaddcb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı B AADDDCACBB

Cevaplarınız bcbDDdACBd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 3 11 1 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı B CBDACADCDCDBAAB

Cevaplarınız accACdcbbdaBd c

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 7 8 0 4,33 % 29

Cevap Anahtarı B DCABBDAABDBCCDA

Cevaplarınız aCcacDcdBaBCCbA

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 6 3 3 50
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 0 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 2 0 2 0
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 3 0 3 0
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 2 0 2 0
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 0 1 0
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 2 0 2 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 1 0 1 0
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 5 1 4 20
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 2 1 1 50
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 2 1 1 50

İngilizce S D Y B%
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 4 2 2 50
Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 3 1 2 33
Students will be able to talk about repeated actions. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 2 0 2 0
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 3 0 2 0
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 0 2 0
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 3 1 2 33
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 3 0 3 0
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 2 2 0 100

Fen S D Y B%
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 2 1 1 50
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 5 2 3 40
Güneş tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 2 1 1 50
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 2 1 1 50
Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 1 0 100
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 3 1 2 33



6.SINIF MOZAİK TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI 1

289,242 42,63
%

ÇANAKKALE / BİGA
DUMLUPINAR ORTAOKULU

6A  -  602
DURU MARANGOZ 75 36 34 5 24 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(9163.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 50 465 570 9163 % 42,63

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 96 722 878 21492

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 6 8 1 3,33 % 22

Cevap Anahtarı A DCBADBCAACDACDB

Cevaplarınız cCaAD CbACbdaaa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı A BCBDDBADDC

Cevaplarınız BdacDdAbDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 6 3 1 5,00 % 50

Cevap Anahtarı A BAABCAADCA

Cevaplarınız B ABCbADab

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı A DDCACBBAAD

Cevaplarınız aaCddBBAAa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 5 7 3 2,67 % 18

Cevap Anahtarı A DCDCDBAABCBDACA

Cevaplarınız adDd  AAcddD aA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 9 6 0 7,00 % 47

Cevap Anahtarı A AABDBCCDADCABBD

Cevaplarınız dABaBdCDADCAada

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 6 3 2 50
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 2 1 1 50
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 3 1 2 33
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 2 0 2 0
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 1 0 100
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 2 2 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 1 1 0 100
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 5 3 1 60
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 2 1 1 50
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 2 1 1 50

İngilizce S D Y B%
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 2 0 2 0
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 4 2 2 50
Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 3 3 0 100
Students will be able to talk about repeated actions. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 2 1 1 50
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 3 1 2 33
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 1 1 50
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 3 1 2 33
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 3 1 1 33
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 2 0 0 0

Fen S D Y B%
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 2 0 2 0
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 5 4 1 80
Güneş tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 2 2 0 100
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 2 2 0 100
Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 1 0 100
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 3 0 3 0



6.SINIF MOZAİK TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI 1

393,321 7,98
%

ÇANAKKALE / BİGA
DUMLUPINAR ORTAOKULU

6A  -  421
EKREM YÜCEL 75 55 17 3 49 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1714.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 6 128 153 1714 % 7,98

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 96 722 878 21492

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 13 2 0 12,33 % 82

Cevap Anahtarı B CDACDBDCBADBCAA

Cevaplarınız CDACDBcCBADBaAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı B ADDCBCBDDB

Cevaplarınız AbDCBCcDaB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B AADCABAABC

Cevaplarınız cADCABAAaC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B AADDDCACBB

Cevaplarınız AAcDDCACBc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 10 2 3 9,33 % 62

Cevap Anahtarı B CBDACADCDCDBAAB

Cevaplarınız   DACADCDdD AAc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 9 6 0 7,00 % 47

Cevap Anahtarı B DCABBDAABDBCCDA

Cevaplarınız DCAacaAABbBCCab

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 6 5 1 83
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 2 2 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 3 1 2 33
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 2 2 0 100
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 0 1 0
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 2 2 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 1 1 0 100
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 5 3 2 60
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 2 2 0 100
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 2 2 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 4 3 1 75
Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 3 3 0 100
Students will be able to talk about repeated actions. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 2 2 0 100
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 3 2 0 67
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 1 1 50
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 3 2 1 67
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 3 2 0 67
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 2 1 0 50

Fen S D Y B%
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 2 2 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 5 4 1 80
Güneş tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 2 1 1 50
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 2 1 1 50
Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 1 0 100
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 3 0 3 0



6.SINIF MOZAİK TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI 1

249,476 62,65
%

ÇANAKKALE / BİGA
DUMLUPINAR ORTAOKULU

6A  -  428
ERAY ALİ AKSOY 75 30 44 1 15 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(13465.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 73 584 710 13465 % 62,65

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 96 722 878 21492

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 11 4 0 9,67 % 64

Cevap Anahtarı B CDACDBDCBADBCAA

Cevaplarınız CaACDBcbBADBCbA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı B ADDCBCBDDB

Cevaplarınız AbbdaddDDd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 4 6 0 2,00 % 20

Cevap Anahtarı B AADCABAABC

Cevaplarınız ddDdABbcdC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı B AADDDCACBB

Cevaplarınız AAcDDdAdBB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 2 13 0 -2,33 % 0

Cevap Anahtarı A DCDCDBAABCBDACA

Cevaplarınız ababcdcbabcDcbA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 3 11 1 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı A AABDBCCDADCABBD

Cevaplarınız AABaaddcdcb* ca

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 6 6 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 2 0 2 0
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 3 1 2 33
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 2 1 1 50
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 1 0 100
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 2 0 2 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 1 1 0 100
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 5 1 4 20
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 2 1 1 50
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 2 1 1 50

İngilizce S D Y B%
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 4 2 2 50
Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 3 3 0 100
Students will be able to talk about repeated actions. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 2 1 1 50
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 3 0 3 0
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 0 2 0
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 3 0 3 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 3 1 2 33
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 2 0 2 0

Fen S D Y B%
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 2 1 1 50
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 5 2 3 40
Güneş tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 2 0 2 0
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 2 0 2 0
Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 0 1 0
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 3 0 2 0



6.SINIF MOZAİK TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI 1

255,431 59,43
%

ÇANAKKALE / BİGA
DUMLUPINAR ORTAOKULU

6A  -  703
ESİLA ÖNSÜZ 75 32 36 7 20 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(12773.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 70 562 683 12773 % 59,43

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 96 722 878 21492

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 5 10 0 1,67 % 11

Cevap Anahtarı B CDACDBDCBADBCAA

Cevaplarınız acbdaBbCBdDcabA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı B ADDCBCBDDB

Cevaplarınız AbcCBCaDDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı B AADCABAABC

Cevaplarınız AADCABdcaC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 4 4 2 2,67 % 27

Cevap Anahtarı B AADDDCACBB

Cevaplarınız AbbcD A Bd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 4 6 5 2,00 % 13

Cevap Anahtarı B CBDACADCDCDBAAB

Cevaplarınız  acAC   a cBAbc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 5 10 0 1,67 % 11

Cevap Anahtarı B DCABBDAABDBCCDA

Cevaplarınız aCAcccAdabdCbbA

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 6 2 4 33
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 2 2 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 3 1 2 33
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 2 2 0 100
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 1 0 100
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 2 1 1 50

Din K.ve A.B. S D Y B%
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 1 1 0 100
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 5 2 3 40
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 2 2 0 100
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 2 2 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 4 1 1 25
Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 3 2 1 67
Students will be able to talk about repeated actions. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 2 0 1 0
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 3 0 2 0
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 0 2 0
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 3 2 0 67
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 3 0 1 0
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 2 2 0 100

Fen S D Y B%
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 2 2 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 5 1 4 20
Güneş tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 2 0 2 0
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 2 1 1 50
Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 1 0 100
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 3 0 3 0



6.SINIF MOZAİK TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI 1

341,176 21,58
%

ÇANAKKALE / BİGA
DUMLUPINAR ORTAOKULU

6A  -  442
FATİH SEYİT SARI 75 48 27 0 39 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4639.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 17 271 340 4639 % 21,58

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 96 722 878 21492

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 8 7 0 5,67 % 38

Cevap Anahtarı A DCBADBCAACDACDB

Cevaplarınız bCBdDdbAcCcACbB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A BCBDDBADDC

Cevaplarınız BdaDDdADDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A BAABCAADCA

Cevaplarınız abcBCAADCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A DDCACBBAAD

Cevaplarınız DDCACBaAbD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 10 5 0 8,33 % 56

Cevap Anahtarı A DCDCDBAABCBDACA

Cevaplarınız cCDbDcAAaCcDACA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 8 7 0 5,67 % 38

Cevap Anahtarı A AABDBCCDADCABBD

Cevaplarınız AdBacCbDdaCAaBD

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 6 4 2 67
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 2 1 1 50
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 3 2 1 67
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 2 1 1 50
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 1 0 100
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 2 2 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 1 0 1 0
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 5 3 2 60
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 2 2 0 100
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 2 2 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 4 3 1 75
Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 3 2 1 67
Students will be able to talk about repeated actions. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 2 1 1 50
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 3 2 1 67
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 1 1 50
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 3 2 1 67
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 3 3 0 100
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 2 1 1 50

Fen S D Y B%
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 2 2 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 5 2 3 40
Güneş tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 2 1 1 50
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 2 0 2 0
Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 1 0 100
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 3 2 1 67



6.SINIF MOZAİK TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI 1

307,969 34,05
%

ÇANAKKALE / BİGA
DUMLUPINAR ORTAOKULU

6A  -  676
GÖKSU AMUCA 75 40 31 4 29 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(7318.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 33 384 474 7318 % 34,05

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 96 722 878 21492

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 11 4 0 9,67 % 64

Cevap Anahtarı A DCBADBCAACDACDB

Cevaplarınız DCBADBCAcdbAdDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A BCBDDBADDC

Cevaplarınız BCcDDcAbDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 4 6 0 2,00 % 20

Cevap Anahtarı A BAABCAADCA

Cevaplarınız BbccCddDCd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A DDCACBBAAD

Cevaplarınız DDdAaBaAAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 3 9 3 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CBDACADCDCDBAAB

Cevaplarınız a aAd Dbbbca Ad

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 8 6 1 6,00 % 40

Cevap Anahtarı B DCABBDAABDBCCDA

Cevaplarınız DCcBBD AacBadDc

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 6 4 2 67
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 2 2 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 3 1 2 33
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 2 1 1 50
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 1 0 100
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 2 2 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 1 1 0 100
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 5 1 4 20
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 2 0 2 0
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 2 2 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 4 1 3 25
Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 3 3 0 100
Students will be able to talk about repeated actions. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 2 1 1 50
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 3 1 1 33
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 0 2 0
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 3 0 2 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 3 0 2 0
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 2 1 1 50

Fen S D Y B%
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 2 0 1 0
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 5 2 3 40
Güneş tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 2 1 1 50
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 2 1 1 50
Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 1 0 100
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 3 3 0 100



6.SINIF MOZAİK TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI 1

281,297 46,49
%

ÇANAKKALE / BİGA
DUMLUPINAR ORTAOKULU

6A  -  278
GÜLBİN KURT 75 35 24 16 27 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(9992.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 54 488 593 9992 % 46,49

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 96 722 878 21492

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 7 4 4 5,67 % 38

Cevap Anahtarı B CDACDBDCBADBCAA

Cevaplarınız a bCDccCBAD   A

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 1 1 7,67 % 77

Cevap Anahtarı B ADDCBCBDDB

Cevaplarınız ADDCcCBD B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 5 3 2 4,00 % 40

Cevap Anahtarı B AADCABAABC

Cevaplarınız ddD A cABC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 7 2 1 6,33 % 63

Cevap Anahtarı B AADDDCACBB

Cevaplarınız AAcDDCA Ba

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 4 7 4 1,67 % 11

Cevap Anahtarı B CBDACADCDCDBAAB

Cevaplarınız bdcA bD aC Bc a

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 4 7 4 1,67 % 11

Cevap Anahtarı B DCABBDAABDBCCDA

Cevaplarınız DCcd ac  aB bbA

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 6 3 1 50
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 0 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 2 1 1 50
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 3 3 0 100
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 2 2 0 100
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 0 0 0
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 2 2 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 1 0 0 0
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 5 3 2 60
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 2 1 1 50
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 2 1 0 50

İngilizce S D Y B%
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 4 2 1 50
Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 3 3 0 100
Students will be able to talk about repeated actions. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 2 1 1 50
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 3 0 1 0
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 0 2 0
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 3 1 1 33
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 3 0 2 0
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 2 2 0 100

Fen S D Y B%
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 2 0 1 0
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 5 1 2 20
Güneş tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 2 0 2 0
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 2 2 0 100
Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 1 0 100
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 3 0 2 0



6.SINIF MOZAİK TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI 1

202,969 88,37
%

ÇANAKKALE / BİGA
DUMLUPINAR ORTAOKULU

6A  -  485
KUZEY IIYAK 75 21 53 1 3 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(18992.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 20 92 702 849 18992 % 88,37

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 96 722 878 21492

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 8 7 0 5,67 % 38

Cevap Anahtarı A DCBADBCAACDACDB

Cevaplarınız bdBcDBCAdaDAdcB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 2 8 0 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı A BCBDDBADDC

Cevaplarınız dacaadADcb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 4 6 0 2,00 % 20

Cevap Anahtarı A BAABCAADCA

Cevaplarınız cAcadAcDCc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 4 6 0 2,00 % 20

Cevap Anahtarı A DDCACBBAAD

Cevaplarınız aDbcCBabbD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 1 14 0 -3,67 % 0

Cevap Anahtarı B CBDACADCDCDBAAB

Cevaplarınız acbdCcbdadacdbc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 2 12 1 -2,00 % 0

Cevap Anahtarı B DCABBDAABDBCCDA

Cevaplarınız cab dadcBbdCbbd

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 6 4 2 67
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 2 0 2 0
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 3 2 1 67
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 2 0 2 0
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 0 1 0
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 2 0 2 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 1 0 1 0
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 5 2 3 40
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 2 0 2 0
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 2 2 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 4 1 3 25
Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 3 1 2 33
Students will be able to talk about repeated actions. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 2 0 2 0
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 3 0 3 0
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 0 2 0
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 3 1 2 33
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 3 0 3 0
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 2 0 2 0

Fen S D Y B%
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 2 1 1 50
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 5 1 4 20
Güneş tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 2 0 2 0
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 2 0 2 0
Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 0 1 0
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 3 0 2 0



6.SINIF MOZAİK TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI 1

208,514 85,36
%

ÇANAKKALE / BİGA
DUMLUPINAR ORTAOKULU

6A  -  593
MEHMET METE İBİŞ 75 21 54 0 3 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(18345.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 19 90 693 837 18345 % 85,36

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 96 722 878 21492

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 5 10 0 1,67 % 11

Cevap Anahtarı B CDACDBDCBADBCAA

Cevaplarınız bDddaBadBdcBCbb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı B ADDCBCBDDB

Cevaplarınız AbaadCcDbd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 2 8 0 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı B AADCABAABC

Cevaplarınız dcbaAdAccb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı B AADDDCACBB

Cevaplarınız bAcbbacCdB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 4 11 0 0,33 % 2

Cevap Anahtarı B CBDACADCDCDBAAB

Cevaplarınız bBcbCbabcbbcAAd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 4 11 0 0,33 % 2

Cevap Anahtarı B DCABBDAABDBCCDA

Cevaplarınız DddaccbABDadbad

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 6 3 3 50
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 2 1 1 50
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 3 1 2 33
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 2 1 1 50
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 0 1 0
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 2 0 2 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 1 0 1 0
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 5 1 4 20
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 2 1 1 50
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 2 0 2 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 2 0 2 0
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 4 2 2 50
Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 3 1 2 33
Students will be able to talk about repeated actions. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 2 0 2 0
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 3 2 1 67
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 0 2 0
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 3 2 1 67
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 3 0 3 0
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 2 0 2 0

Fen S D Y B%
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 2 0 2 0
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 5 3 2 60
Güneş tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 2 0 2 0
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 2 1 1 50
Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 0 1 0
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 3 0 3 0



6.SINIF MOZAİK TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI 1

284,375 45,04
%

ÇANAKKALE / BİGA
DUMLUPINAR ORTAOKULU

6A  -  929
MERAL GÖKHAN 75 37 31 7 26 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(9681.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 53 481 586 9681 % 45,04

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 96 722 878 21492

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 7 8 0 4,33 % 29

Cevap Anahtarı A DCBADBCAACDACDB

Cevaplarınız cCBbDBabAdccaDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı A BCBDDBADDC

Cevaplarınız BdaDaBAbDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A BAABCAADCA

Cevaplarınız BAABCAdbdA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A DDCACBBAAD

Cevaplarınız DbCACBaAAc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 5 3 7 4,00 % 27

Cevap Anahtarı A DCDCDBAABCBDACA

Cevaplarınız c D DdAc CB    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 5 10 0 1,67 % 11

Cevap Anahtarı A AABDBCCDADCABBD

Cevaplarınız dcBccbdaADbcaBD

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 6 3 3 50
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 2 1 1 50
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 3 1 2 33
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 2 2 0 100
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 0 1 0
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 2 2 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 1 1 0 100
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 5 5 0 100
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 2 1 1 50
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 2 0 2 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 4 3 1 75
Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 3 3 0 100
Students will be able to talk about repeated actions. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 2 0 1 0
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 3 1 1 33
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 1 0 50
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 3 1 0 33
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 3 2 0 67
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 2 0 1 0

Fen S D Y B%
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 2 0 2 0
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 5 1 4 20
Güneş tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 2 0 2 0
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 2 2 0 100
Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 0 1 0
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 3 2 1 67



6.SINIF MOZAİK TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI 1

288,939 42,74
%

ÇANAKKALE / BİGA
DUMLUPINAR ORTAOKULU

6A  -  502
MUSTAFA ASAF EMİR 75 37 35 3 25 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(9186.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 51 466 571 9186 % 42,74

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 96 722 878 21492

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 10 5 0 8,33 % 56

Cevap Anahtarı A DCBADBCAACDACDB

Cevaplarınız bCBcDcCAAdDACaB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı A BCBDDBADDC

Cevaplarınız BbaacBADcC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 5 4 1 3,67 % 37

Cevap Anahtarı A BAABCAADCA

Cevaplarınız dAbaCbADC 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A DDCACBBAAD

Cevaplarınız DbdAaBBAAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 5 9 1 2,00 % 13

Cevap Anahtarı A DCDCDBAABCBDACA

Cevaplarınız abbaaBAbad DACc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 5 9 1 2,00 % 13

Cevap Anahtarı A AABDBCCDADCABBD

Cevaplarınız  AdbdddbADCbcdD

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 6 4 2 67
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 2 1 1 50
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 3 2 1 67
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 2 1 1 50
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 0 1 0
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 2 1 1 50

Din K.ve A.B. S D Y B%
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 1 0 1 0
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 5 2 3 40
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 2 1 0 50
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 2 2 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 4 2 2 50
Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 3 3 0 100
Students will be able to talk about repeated actions. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 2 1 1 50
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 3 0 2 0
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 0 2 0
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 3 2 1 67
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 3 0 3 0
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 2 2 0 100

Fen S D Y B%
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 2 0 1 0
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 5 1 4 20
Güneş tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 2 0 2 0
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 2 2 0 100
Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 1 0 100
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 3 1 2 33



6.SINIF MOZAİK TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI 1

325,387 26,95
%

ÇANAKKALE / BİGA
DUMLUPINAR ORTAOKULU

6A  -  514
ÖMER KIVANÇ ATİLA 75 41 27 7 32 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5793.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 23 323 405 5793 % 26,95

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 96 722 878 21492

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 9 4 2 7,67 % 51

Cevap Anahtarı A DCBADBCAACDACDB

Cevaplarınız caBAD CAACDc cB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 4 6 0 2,00 % 20

Cevap Anahtarı A BCBDDBADDC

Cevaplarınız BbaDadAbDd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 1 1 7,67 % 77

Cevap Anahtarı A BAABCAADCA

Cevaplarınız BAABCAADa 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı A DDCACBBAAD

Cevaplarınız DbCdaBaAAc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 5 6 4 3,00 % 20

Cevap Anahtarı B CBDACADCDCDBAAB

Cevaplarınız   cACdc bdDBA a

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 10 5 0 8,33 % 56

Cevap Anahtarı B DCABBDAABDBCCDA

Cevaplarınız DaABacAABaBCbDA

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 6 4 0 67
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 2 1 1 50
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 3 1 2 33
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 2 1 1 50
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 0 1 0
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 2 1 1 50

Din K.ve A.B. S D Y B%
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 1 1 0 100
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 5 5 0 100
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 2 1 0 50
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 2 1 1 50

İngilizce S D Y B%
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 4 1 3 25
Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 3 3 0 100
Students will be able to talk about repeated actions. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 2 0 2 0
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 3 0 0 0
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 0 2 0
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 3 2 1 67
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 3 1 1 33
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 2 2 0 100

Fen S D Y B%
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 2 2 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 5 4 1 80
Güneş tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 2 1 1 50
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 2 2 0 100
Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 0 1 0
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 3 1 2 33



6.SINIF MOZAİK TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI 1

380,361 10,63
%

ÇANAKKALE / BİGA
DUMLUPINAR ORTAOKULU

6A  -  728
SEMİH ŞAKAR 75 53 20 2 46 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2284.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 11 167 199 2284 % 10,63

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 96 722 878 21492

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 13 2 0 12,33 % 82

Cevap Anahtarı B CDACDBDCBADBCAA

Cevaplarınız CDAdDBbCBADBCAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı B ADDCBCBDDB

Cevaplarınız AbDaBdBDDd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 1 1 7,67 % 77

Cevap Anahtarı B AADCABAABC

Cevaplarınız AADCABdAB 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B AADDDCACBB

Cevaplarınız AAcDDCAaBB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 8 6 1 6,00 % 40

Cevap Anahtarı B CBDACADCDCDBAAB

Cevaplarınız CBDAddc DacBAAa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 10 5 0 8,33 % 56

Cevap Anahtarı B DCABBDAABDBCCDA

Cevaplarınız DCcBdDAABbBCdaA

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 6 5 1 83
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 2 1 1 50
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 3 2 1 67
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 2 1 1 50
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 1 0 100
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 2 1 1 50

Din K.ve A.B. S D Y B%
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 1 1 0 100
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 5 3 1 60
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 2 2 0 100
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 2 2 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 4 3 1 75
Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 3 3 0 100
Students will be able to talk about repeated actions. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 2 1 1 50
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 3 2 0 67
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 1 1 50
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 3 1 2 33
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 3 1 2 33
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 2 2 0 100

Fen S D Y B%
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 2 2 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 5 3 2 60
Güneş tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 2 0 2 0
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 2 2 0 100
Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 1 0 100
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 3 2 1 67



6.SINIF MOZAİK TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI 1

263,492 55,41
%

ÇANAKKALE / BİGA
DUMLUPINAR ORTAOKULU

6A  -  535
UMUT YILMAZ 75 28 32 15 17 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(11908.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 64 535 650 11908 % 55,41

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 96 722 878 21492

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 9 5 1 7,33 % 49

Cevap Anahtarı A DCBADBCAACDACDB

Cevaplarınız bCBADBCbAdc CaB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 7 2 1 6,33 % 63

Cevap Anahtarı A BCBDDBADDC

Cevaplarınız BC DaBAbDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 5 4 1 3,67 % 37

Cevap Anahtarı A BAABCAADCA

Cevaplarınız BA BCbAbbc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 1 9 0 -2,00 % 0

Cevap Anahtarı A DDCACBBAAD

Cevaplarınız bbacbdccAb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 0 5 10 -1,67 % 0

Cevap Anahtarı A DCDCDBAABCBDACA

Cevaplarınız ada    b      d

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 6 7 2 3,67 % 24

Cevap Anahtarı A AABDBCCDADCABBD

Cevaplarınız  ABaBabbAD ddBb

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 6 5 1 83
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 0 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 2 2 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 3 1 1 33
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 2 2 0 100
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 0 1 0
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 2 2 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 1 1 0 100
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 5 3 1 60
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 2 1 1 50
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 2 0 2 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 2 0 2 0
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 4 0 4 0
Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 3 1 2 33
Students will be able to talk about repeated actions. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 2 0 1 0
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 3 0 2 0
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 0 1 0
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 3 0 0 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 3 0 1 0
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 2 0 0 0

Fen S D Y B%
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 2 0 1 0
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 5 3 2 60
Güneş tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 2 0 2 0
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 2 2 0 100
Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 0 0 0
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 3 1 2 33



6.SINIF MOZAİK TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI 1

257,473 58,42
%

ÇANAKKALE / BİGA
DUMLUPINAR ORTAOKULU

6A  -  856
YAREN ASLAN 75 31 33 11 20 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(12555.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 67 553 671 12555 % 58,42

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 96 722 878 21492

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 7 6 2 5,00 % 33

Cevap Anahtarı B CDACDBDCBADBCAA

Cevaplarınız  a aDBcbBADdaAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 3 4 3 1,67 % 17

Cevap Anahtarı B ADDCBCBDDB

Cevaplarınız AaDaBb c  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı B AADCABAABC

Cevaplarınız AAcCABdAab

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B AADDDCACBB

Cevaplarınız AAcDDCACBc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 1 10 4 -2,33 % 0

Cevap Anahtarı A DCDCDBAABCBDACA

Cevaplarınız caa D dca acd c

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 6 7 2 3,67 % 24

Cevap Anahtarı A AABDBCCDADCABBD

Cevaplarınız AAaaBd aAc AaBc

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 6 2 3 33
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 0 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 2 1 1 50
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 3 1 1 33
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 2 0 1 0
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 0 0 0
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 2 1 1 50

Din K.ve A.B. S D Y B%
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 1 1 0 100
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 5 2 3 40
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 2 2 0 100
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 2 1 1 50

İngilizce S D Y B%
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 4 3 1 75
Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 3 3 0 100
Students will be able to talk about repeated actions. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 2 0 2 0
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 3 0 3 0
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 0 2 0
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 3 0 1 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 3 1 1 33
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 2 0 1 0

Fen S D Y B%
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 2 1 1 50
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 5 3 2 60
Güneş tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 2 0 1 0
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 2 1 1 50
Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 0 0 0
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 3 1 2 33



6.SINIF MOZAİK TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI 1

227,610 74,84
%

ÇANAKKALE / BİGA
DUMLUPINAR ORTAOKULU

6A  -  678
YİĞİT M*T AROĞLU 75 24 48 3 8 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(16084.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 17 82 654 787 16084 % 74,84

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 96 722 878 21492

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 5 10 0 1,67 % 11

Cevap Anahtarı A DCBADBCAACDACDB

Cevaplarınız abcADBCdbdDcbac

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 1 8 1 -1,67 % 0

Cevap Anahtarı A BCBDDBADDC

Cevaplarınız cadacBd ba

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 3 5 2 1,33 % 13

Cevap Anahtarı A BAABCAADCA

Cevaplarınız d  BCAdbbc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı A DDCACBBAAD

Cevaplarınız cDadaBBAAc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 5 10 0 1,67 % 11

Cevap Anahtarı A DCDCDBAABCBDACA

Cevaplarınız abDbDccAaCdbdCd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 5 10 0 1,67 % 11

Cevap Anahtarı A AABDBCCDADCABBD

Cevaplarınız bdcbBCCadDacBda

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 6 3 3 50
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 2 0 2 0
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 3 0 2 0
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 2 1 1 50
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 0 1 0
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 2 0 2 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 1 0 1 0
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 5 3 0 60
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 2 0 2 0
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 2 0 2 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 4 1 3 25
Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 3 3 0 100
Students will be able to talk about repeated actions. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 2 0 2 0
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 3 1 2 33
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 1 1 50
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 3 1 2 33
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 3 2 1 67
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 2 0 2 0

Fen S D Y B%
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 2 1 1 50
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 5 1 4 20
Güneş tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 2 1 1 50
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 2 1 1 50
Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 0 1 0
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 3 1 2 33



6.SINIF MOZAİK TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI 1

403,099 6,17
%

ÇANAKKALE / BİGA
DUMLUPINAR ORTAOKULU

6A  -  540
ZEYNEP DOĞRUOĞLU 75 57 15 3 52 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1326.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 5 109 131 1326 % 6,17

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 96 722 878 21492

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 12 3 0 11,00 % 73

Cevap Anahtarı B CDACDBDCBADBCAA

Cevaplarınız CbAbDBbCBADBCAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı B ADDCBCBDDB

Cevaplarınız AbDCBCaDcB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B AADCABAABC

Cevaplarınız AADCAdAABC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B AADDDCACBB

Cevaplarınız AAcDDCACBa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 10 2 3 9,33 % 62

Cevap Anahtarı B CBDACADCDCDBAAB

Cevaplarınız CB ACAD DCDcA c

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 11 4 0 9,67 % 64

Cevap Anahtarı B DCABBDAABDBCCDA

Cevaplarınız DCAadDAABcBCbDA

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 6 5 1 83
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 2 2 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 3 1 2 33
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 2 2 0 100
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 0 1 0
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 2 2 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 1 0 1 0
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 5 5 0 100
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 2 2 0 100
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 2 2 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 4 3 1 75
Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 3 3 0 100
Students will be able to talk about repeated actions. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 2 1 0 50
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 3 1 0 33
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 1 1 50
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 3 3 0 100
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 3 3 0 100
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 2 1 1 50

Fen S D Y B%
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 2 2 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 5 4 1 80
Güneş tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 2 1 1 50
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 2 2 0 100
Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 1 0 100
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 3 1 2 33



6.SINIF MOZAİK TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI 1

308,404 33,85
%

ÇANAKKALE / BİGA
DUMLUPINAR ORTAOKULU

6B  -  74000
ARAS ARSLAN 75 37 12 26 33 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(7276.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 31 382 472 7276 % 33,85

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 13 96 722 878 21492

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 8 2 5 7,33 % 49

Cevap Anahtarı B CDACDBDCBADBCAA

Cevaplarınız d ACD  CBcD C A

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 6 1 3 5,67 % 57

Cevap Anahtarı B ADDCBCBDDB

Cevaplarınız A DCB aD B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 0 1 9,00 % 90

Cevap Anahtarı B AADCABAABC

Cevaplarınız AADCABA BC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 6 2 2 5,33 % 53

Cevap Anahtarı B AADDDCACBB

Cevaplarınız AAcD C CBd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 2 3 10 1,00 % 7

Cevap Anahtarı B CBDACADCDCDBAAB

Cevaplarınız       c a D  Aa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 6 4 5 4,67 % 31

Cevap Anahtarı B DCABBDAABDBCCDA

Cevaplarınız DCc a  ABcB aD 

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 0 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 6 4 1 67
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 0 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0

Tarih S D Y B%
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 2 1 0 50
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 3 1 1 33
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 2 2 0 100
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 0 0 0
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 2 2 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 1 1 0 100
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 5 4 0 80
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 2 2 0 100
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 2 2 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 2 1 0 50
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 4 2 1 50
Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 3 3 0 100
Students will be able to talk about repeated actions. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 2 0 1 0
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 3 1 0 33
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 0 2 0
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 3 0 0 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 3 1 0 33
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 2 0 0 0

Fen S D Y B%
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 2 0 0 0
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 5 3 2 60
Güneş tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 2 1 1 50
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 2 1 0 50
Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 1 0 100
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 3 0 1 0



6.SINIF MOZAİK TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI 1

245,335 64,95
%

ÇANAKKALE / BİGA
DUMLUPINAR ORTAOKULU

6B  -  738
ARDA ÖZDEMİR 75 28 42 5 14 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(13960.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 75 596 722 13960 % 64,95

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 13 96 722 878 21492

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 8 4 3 6,67 % 44

Cevap Anahtarı A DCBADBCAACDACDB

Cevaplarınız aCBAaBCAd  b DB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı A BCBDDBADDC

Cevaplarınız BCaDDBdbca

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı A BAABCAADCA

Cevaplarınız cdABdAdcab

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 5 4 1 3,67 % 37

Cevap Anahtarı A DDCACBBAAD

Cevaplarınız  DCdaBaAdD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 4 10 1 0,67 % 4

Cevap Anahtarı A DCDCDBAABCBDACA

Cevaplarınız D cbDaAdBbabdac

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 3 12 0 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı A AABDBCCDADCABBD

Cevaplarınız dcaadadDAcadacD

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 6 3 1 50
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 2 2 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 3 0 3 0
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 2 2 0 100
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 1 0 100
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 2 0 2 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 1 0 1 0
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 5 3 2 60
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 2 0 2 0
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 2 0 2 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 2 1 0 50
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 4 1 3 25
Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 3 2 1 67
Students will be able to talk about repeated actions. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 2 1 1 50
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 3 0 2 0
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 1 1 50
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 3 1 2 33
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 3 1 2 33
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 2 0 2 0

Fen S D Y B%
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 2 0 2 0
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 5 0 5 0
Güneş tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 2 1 1 50
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 2 1 1 50
Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 0 1 0
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 3 1 2 33



6.SINIF MOZAİK TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI 1

252,517 60,99
%

ÇANAKKALE / BİGA
DUMLUPINAR ORTAOKULU

6B  -  596
AYLİN AKPINAR 75 29 43 3 14 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(13109.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 72 574 698 13109 % 60,99

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 13 96 722 878 21492

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 9 6 0 7,00 % 47

Cevap Anahtarı A DCBADBCAACDACDB

Cevaplarınız caBcbBCcAdDACDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 4 6 0 2,00 % 20

Cevap Anahtarı A BCBDDBADDC

Cevaplarınız aCBabdAbcC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 1 9 0 -2,00 % 0

Cevap Anahtarı A BAABCAADCA

Cevaplarınız cbdaaddbbA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A DDCACBBAAD

Cevaplarınız DDCdCBaAAb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 2 10 3 -1,33 % 0

Cevap Anahtarı A DCDCDBAABCBDACA

Cevaplarınız aCcbccddc   Abb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 6 9 0 3,00 % 20

Cevap Anahtarı A AABDBCCDADCABBD

Cevaplarınız ddcaBCdDAcCcBaa

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 6 4 2 67
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 2 1 1 50
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 3 2 1 67
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 2 0 2 0
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 0 1 0
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 2 1 1 50

Din K.ve A.B. S D Y B%
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 1 0 1 0
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 5 0 5 0
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 2 1 1 50
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 2 0 2 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 4 2 2 50
Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 3 3 0 100
Students will be able to talk about repeated actions. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 2 0 1 0
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 3 1 1 33
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 0 2 0
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 3 0 3 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 3 0 2 0
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 2 1 1 50

Fen S D Y B%
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 2 1 1 50
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 5 1 4 20
Güneş tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 2 1 1 50
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 2 1 1 50
Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 1 0 100
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 3 1 2 33



6.SINIF MOZAİK TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI 1

265,543 54,32
%

ÇANAKKALE / BİGA
DUMLUPINAR ORTAOKULU

6B  -  987
BUĞLEM AVCI 75 35 40 0 21 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(11675.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 63 529 643 11675 % 54,32

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 13 96 722 878 21492

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 9 6 0 7,00 % 47

Cevap Anahtarı A DCBADBCAACDACDB

Cevaplarınız bCBADBbbAdcAdDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı A BCBDDBADDC

Cevaplarınız BdBDDccbDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı A BAABCAADCA

Cevaplarınız abABCcdbCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A DDCACBBAAD

Cevaplarınız DDCcbBdAAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 2 13 0 -2,33 % 0

Cevap Anahtarı A DCDCDBAABCBDACA

Cevaplarınız aCcbaBccaddabdb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 6 9 0 3,00 % 20

Cevap Anahtarı A AABDBCCDADCABBD

Cevaplarınız ddcaBCdDAcCccBc

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 6 3 3 50
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 2 1 1 50
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 3 1 2 33
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 2 1 1 50
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 1 0 100
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 2 2 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 1 0 1 0
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 5 3 2 60
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 2 1 1 50
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 2 1 1 50

İngilizce S D Y B%
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 4 1 3 25
Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 3 3 0 100
Students will be able to talk about repeated actions. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 2 0 2 0
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 3 1 2 33
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 0 2 0
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 3 0 3 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 3 0 3 0
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 2 1 1 50

Fen S D Y B%
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 2 1 1 50
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 5 1 4 20
Güneş tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 2 1 1 50
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 2 1 1 50
Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 1 0 100
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 3 1 2 33



6.SINIF MOZAİK TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI 1

320,007 28,91
%

ÇANAKKALE / BİGA
DUMLUPINAR ORTAOKULU

6B  -  393
CAN BERK GÖKMEN 75 40 26 9 31 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6214.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 27 341 425 6214 % 28,91

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 13 96 722 878 21492

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 8 7 0 5,67 % 38

Cevap Anahtarı A DCBADBCAACDACDB

Cevaplarınız DaBdDBCbbbcAdDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 2 8 0 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı A BCBDDBADDC

Cevaplarınız cdaccdAbDa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A BAABCAADCA

Cevaplarınız BbAaCAAbCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 8 1 1 7,67 % 77

Cevap Anahtarı A DDCACBBAAD

Cevaplarınız DDCACBcAA 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 4 3 8 3,00 % 20

Cevap Anahtarı A DCDCDBAABCBDACA

Cevaplarınız c D c A d   AC 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 11 4 0 9,67 % 64

Cevap Anahtarı A AABDBCCDADCABBD

Cevaplarınız AABaBCCDcDCcBaD

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 6 4 2 67
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 2 0 2 0
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 3 1 2 33
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 2 0 2 0
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 0 1 0
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 2 1 1 50

Din K.ve A.B. S D Y B%
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 1 1 0 100
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 5 3 2 60
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 2 2 0 100
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 2 1 1 50

İngilizce S D Y B%
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 4 3 1 75
Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 3 3 0 100
Students will be able to talk about repeated actions. 1 0 0 0

Matematik S D Y B%
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 2 0 1 0
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 3 0 0 0
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 1 1 50
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 3 2 0 67
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 3 0 1 0
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 2 1 0 50

Fen S D Y B%
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 2 2 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 5 3 2 60
Güneş tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 2 2 0 100
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 2 1 1 50
Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 1 0 100
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 3 2 1 67



6.SINIF MOZAİK TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI 1

388,757 8,88
%

ÇANAKKALE / BİGA
DUMLUPINAR ORTAOKULU

6B  -  400
DAMLA İDİL ADAY 75 54 13 8 49 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1909.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 7 141 170 1909 % 8,88

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 13 96 722 878 21492

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 9 4 2 7,67 % 51

Cevap Anahtarı B CDACDBDCBADBCAA

Cevaplarınız CDAa BDCBcDa bA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 6 3 1 5,00 % 50

Cevap Anahtarı B ADDCBCBDDB

Cevaplarınız AbDCdC DbB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B AADCABAABC

Cevaplarınız AADCABcABC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B AADDDCACBB

Cevaplarınız AAcDDCACBB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 10 1 4 9,67 % 64

Cevap Anahtarı B CBDACADCDCDBAAB

Cevaplarınız   DACAa D DBAAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 11 3 1 10,00 % 67

Cevap Anahtarı B DCABBDAABDBCCDA

Cevaplarınız DCABccAABDBCdD 

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 6 3 2 50
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 0 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 2 1 1 50
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 3 1 1 33
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 2 2 0 100
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 0 1 0
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 2 2 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 1 1 0 100
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 5 4 1 80
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 2 2 0 100
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 2 2 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 4 4 0 100
Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 3 3 0 100
Students will be able to talk about repeated actions. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 2 1 1 50
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 3 1 0 33
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 2 0 100
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 3 2 0 67
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 3 2 0 67
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 2 2 0 100

Fen S D Y B%
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 2 2 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 5 5 0 100
Güneş tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 2 1 1 50
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 2 1 0 50
Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 1 0 100
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 3 1 2 33



6.SINIF MOZAİK TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI 1

386,936 9,23
%

ÇANAKKALE / BİGA
DUMLUPINAR ORTAOKULU

6B  -  413
ECEM ATEŞ 75 53 12 10 49 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1983.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 8 144 174 1983 % 9,23

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 13 96 722 878 21492

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 13 2 0 12,33 % 82

Cevap Anahtarı A DCBADBCAACDACDB

Cevaplarınız cCBADcCAACDACDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A BCBDDBADDC

Cevaplarınız BdBDDBAbDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A BAABCAADCA

Cevaplarınız BAdBCAADCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 7 2 1 6,33 % 63

Cevap Anahtarı A DDCACBBAAD

Cevaplarınız DDCAaB AAc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 9 0 6 9,00 % 60

Cevap Anahtarı A DCDCDBAABCBDACA

Cevaplarınız D D DB AB   ACA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 7 5 3 5,33 % 36

Cevap Anahtarı A AABDBCCDADCABBD

Cevaplarınız A caBCdD DCcB a

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 6 5 1 83
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 2 1 1 50
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 3 2 1 67
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 2 2 0 100
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 1 0 100
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 2 2 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 1 1 0 100
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 5 4 1 80
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 2 2 0 100
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 2 2 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 4 2 1 50
Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 3 3 0 100
Students will be able to talk about repeated actions. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 2 1 0 50
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 3 1 0 33
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 2 0 100
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 3 1 0 33
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 3 2 0 67
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 2 2 0 100

Fen S D Y B%
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 2 2 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 5 1 3 20
Güneş tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 2 1 1 50
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 2 1 0 50
Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 1 0 100
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 3 1 1 33



6.SINIF MOZAİK TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI 1

294,063 40,33
%

ÇANAKKALE / BİGA
DUMLUPINAR ORTAOKULU

6B  -  722
SELEN YILMAZ 75 37 19 19 30 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(8667.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 43 441 543 8667 % 40,33

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 13 96 722 878 21492

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 10 2 3 9,33 % 62

Cevap Anahtarı B CDACDBDCBADBCAA

Cevaplarınız CDAbDBcCB D C A

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 6 1 3 5,67 % 57

Cevap Anahtarı B ADDCBCBDDB

Cevaplarınız AbDCBC D  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 5 2 3 4,33 % 43

Cevap Anahtarı B AADCABAABC

Cevaplarınız AADa d  BC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B AADDDCACBB

Cevaplarınız AADDDCACBB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 1 8 6 -1,67 % 0

Cevap Anahtarı B CBDACADCDCDBAAB

Cevaplarınız    Abba a cd dc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 5 6 4 3,00 % 20

Cevap Anahtarı B DCABBDAABDBCCDA

Cevaplarınız cCcBcD AcaB d  

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 6 4 1 67
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 0 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 0 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 2 2 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 3 1 1 33
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 2 1 0 50
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 0 0 0
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 2 2 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 1 0 1 0
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 5 3 0 60
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 2 1 0 50
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 2 1 1 50

İngilizce S D Y B%
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 4 4 0 100
Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 3 3 0 100
Students will be able to talk about repeated actions. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 2 0 1 0
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 3 0 1 0
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 0 2 0
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 3 0 1 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 3 0 2 0
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 2 1 1 50

Fen S D Y B%
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 2 0 0 0
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 5 2 3 40
Güneş tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 2 0 1 0
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 2 0 1 0
Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 1 0 100
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 3 2 1 67



6.SINIF MOZAİK TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI 1

425,207 3,02
%

ÇANAKKALE / BİGA
DUMLUPINAR ORTAOKULU

6B  -  701
SEVGİ ŞEKER 75 61 8 6 58 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(648.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 1 67 81 648 % 3,02

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 13 96 722 878 21492

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 11 3 1 10,00 % 67

Cevap Anahtarı B CDACDBDCBADBCAA

Cevaplarınız C ACDBcCBADBbdA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B ADDCBCBDDB

Cevaplarınız ADDCBCBDcB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 1 1 7,67 % 77

Cevap Anahtarı B AADCABAABC

Cevaplarınız bADCAB ABC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 0 1 9,00 % 90

Cevap Anahtarı B AADDDCACBB

Cevaplarınız AADDDC CBB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 12 1 2 11,67 % 78

Cevap Anahtarı B CBDACADCDCDBAAB

Cevaplarınız  BDACADCDCD AAa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 12 2 1 11,33 % 76

Cevap Anahtarı B DCABBDAABDBCCDA

Cevaplarınız DCABcDAdBDBCCD 

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 6 5 1 83
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 2 2 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 3 3 0 100
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 2 2 0 100
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 0 1 0
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 2 2 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 1 1 0 100
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 5 3 1 60
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 2 2 0 100
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 2 2 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 4 3 0 75
Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 3 3 0 100
Students will be able to talk about repeated actions. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 2 2 0 100
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 3 3 0 100
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 1 1 50
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 3 3 0 100
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 3 2 0 67
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 2 1 0 50

Fen S D Y B%
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 2 2 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 5 4 1 80
Güneş tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 2 2 0 100
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 2 1 0 50
Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 1 0 100
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 3 2 1 67



6.SINIF MOZAİK TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI 1

300,442 37,38
%

ÇANAKKALE / BİGA
DUMLUPINAR ORTAOKULU

6B  -  529
TANEM KALENDER 75 39 32 4 28 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(8033.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 38 408 505 8033 % 37,38

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 13 96 722 878 21492

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 9 6 0 7,00 % 47

Cevap Anahtarı B CDACDBDCBADBCAA

Cevaplarınız CbbCaBbCBcDBCdA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı B ADDCBCBDDB

Cevaplarınız AbcCBdBcDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı B AADCABAABC

Cevaplarınız dAbdABdABC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 6 3 1 5,00 % 50

Cevap Anahtarı B AADDDCACBB

Cevaplarınız AADaDCcbB 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 4 8 3 1,33 % 9

Cevap Anahtarı B CBDACADCDCDBAAB

Cevaplarınız CdcAdbcCb D  cc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 8 7 0 5,67 % 38

Cevap Anahtarı B DCABBDAABDBCCDA

Cevaplarınız DCdBcacABacdCDA

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 6 6 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 2 1 1 50
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 3 2 1 67
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 2 1 1 50
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 1 0 100
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 2 1 1 50

Din K.ve A.B. S D Y B%
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 1 1 0 100
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 5 3 2 60
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 2 2 0 100
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 2 0 2 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 4 1 2 25
Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 3 3 0 100
Students will be able to talk about repeated actions. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 2 0 2 0
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 3 1 2 33
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 0 2 0
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 3 0 1 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 3 2 1 67
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 2 1 0 50

Fen S D Y B%
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 2 0 2 0
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 5 2 3 40
Güneş tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 2 2 0 100
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 2 2 0 100
Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 1 0 100
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 3 1 2 33



6.SINIF MOZAİK TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI 1

279,792 47,26
%

ÇANAKKALE / BİGA
DUMLUPINAR ORTAOKULU

6B  -  544
YAĞIZ EMİR 75 33 30 12 23 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(10158.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 57 492 597 10158 % 47,26

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 13 96 722 878 21492

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 8 6 1 6,00 % 40

Cevap Anahtarı A DCBADBCAACDACDB

Cevaplarınız bCBAbBCAcb AdaB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 4 6 0 2,00 % 20

Cevap Anahtarı A BCBDDBADDC

Cevaplarınız BCccbdAaDb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 5 4 1 3,67 % 37

Cevap Anahtarı A BAABCAADCA

Cevaplarınız BA cCbADac

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A DDCACBBAAD

Cevaplarınız DDCdCBaAAc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 1 6 8 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı A DCDCDBAABCBDACA

Cevaplarınız c b aBd cd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 8 5 2 6,33 % 42

Cevap Anahtarı A AABDBCCDADCABBD

Cevaplarınız AbcacCC ADCdB D

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 6 3 3 50
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 2 2 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 3 1 2 33
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 2 0 2 0
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 0 1 0
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 2 1 1 50

Din K.ve A.B. S D Y B%
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 1 1 0 100
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 5 2 2 40
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 2 1 1 50
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 2 1 1 50

İngilizce S D Y B%
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 4 2 2 50
Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 3 3 0 100
Students will be able to talk about repeated actions. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 2 0 1 0
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 3 0 0 0
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 0 2 0
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 3 0 1 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 3 0 2 0
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 2 1 0 50

Fen S D Y B%
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 2 2 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 5 0 5 0
Güneş tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 2 1 0 50
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 2 2 0 100
Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 1 0 100
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 3 2 0 67



6.SINIF MOZAİK TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI 1

240,635 67,61
%

ÇANAKKALE / BİGA
DUMLUPINAR ORTAOKULU

6B  -  0
YİĞİT ERDEM IŞIK 75 14 16 45 8 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(14530.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 78 609 736 14530 % 67,61

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 13 96 722 878 21492

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 0 0 15 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CDACDBDCBADBCAA

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 0 0 10 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ADDCBCBDDB

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 0 0 10 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B AADCABAABC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 0 0 10 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B AADDDCACBB

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 7 8 0 4,33 % 29

Cevap Anahtarı B CBDACADCDCDBAAB

Cevaplarınız CBcbCdcdbCcBcAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 7 8 0 4,33 % 29

Cevap Anahtarı B DCABBDAABDBCCDA

Cevaplarınız aCcBaDcAcacaCDA

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 0 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 6 0 0 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 0 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 0 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 0 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 0 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 0 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0

Tarih S D Y B%
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 2 0 0 0
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 3 0 0 0
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 2 0 0 0
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 0 0 0
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 2 0 0 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 1 0 0 0
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 5 0 0 0
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 2 0 0 0
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 2 0 0 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 2 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 4 0 0 0
Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 3 0 0 0
Students will be able to talk about repeated actions. 1 0 0 0

Matematik S D Y B%
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 2 0 2 0
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 3 2 1 67
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 1 1 50
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 3 2 1 67
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 3 1 2 33
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 2 1 1 50

Fen S D Y B%
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 2 0 2 0
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 5 1 4 20
Güneş tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 2 2 0 100
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 2 1 1 50
Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 1 0 100
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 3 2 1 67



6.SINIF MOZAİK TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI 1

208,586 85,34
%

ÇANAKKALE / BİGA
DUMLUPINAR ORTAOKULU

6B  -  847
YİĞİT ERDEM IŞIK 75 14 30 31 4 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(18342.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 89 692 836 18342 % 85,34

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 13 96 722 878 21492

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 5 10 0 1,67 % 11

Cevap Anahtarı B CDACDBDCBADBCAA

Cevaplarınız CbdCadDCBccabdc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 4 6 0 2,00 % 20

Cevap Anahtarı B ADDCBCBDDB

Cevaplarınız bacCdbBDcB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 2 7 1 -0,33 % 0

Cevap Anahtarı B AADCABAABC

Cevaplarınız bdDddcbcB 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı B AADDDCACBB

Cevaplarınız AcabcbcCBd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 0 0 15 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CBDACADCDCDBAAB

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 0 0 15 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DCABBDAABDBCCDA

Cevaplarınız

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 6 3 3 50
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 2 0 2 0
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 3 1 2 33
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 2 2 0 100
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 0 1 0
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 2 1 1 50

Din K.ve A.B. S D Y B%
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 1 0 1 0
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 5 1 3 20
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 2 0 2 0
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 2 1 1 50

İngilizce S D Y B%
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 2 0 2 0
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 4 1 3 25
Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 3 2 1 67
Students will be able to talk about repeated actions. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 2 0 0 0
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 3 0 0 0
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 0 0 0
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 3 0 0 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 3 0 0 0
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 2 0 0 0

Fen S D Y B%
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 2 0 0 0
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 5 0 0 0
Güneş tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 2 0 0 0
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 2 0 0 0
Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 0 0 0
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 3 0 0 0



6.SINIF MOZAİK TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI 1

196,961 91,19
%

ÇANAKKALE / BİGA
DUMLUPINAR ORTAOKULU

6C  -  90
ABDULLAH KARAKILIÇ 75 17 58 0 -2 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(19599.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 16 94 709 856 19599 % 91,19

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 16 96 722 878 21492

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 5 10 0 1,67 % 11

Cevap Anahtarı A DCBADBCAACDACDB

Cevaplarınız DaBAbddAbdabdaB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 1 9 0 -2,00 % 0

Cevap Anahtarı A BCBDDBADDC

Cevaplarınız cadcaBdaca

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 1 9 0 -2,00 % 0

Cevap Anahtarı A BAABCAADCA

Cevaplarınız cdAdbddaab

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 2 8 0 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı A DDCACBBAAD

Cevaplarınız DcabdaBdda

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 3 12 0 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı A DCDCDBAABCBDACA

Cevaplarınız adDdbacABdcaddd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 5 10 0 1,67 % 11

Cevap Anahtarı A AABDBCCDADCABBD

Cevaplarınız dABadaCDbadAccc

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 6 1 5 17
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 2 0 2 0
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 3 0 3 0
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 2 1 1 50
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 0 1 0
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 2 0 2 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 1 0 1 0
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 5 1 4 20
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 2 0 2 0
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 2 0 2 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 4 1 3 25
Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 3 0 3 0
Students will be able to talk about repeated actions. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 2 0 2 0
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 3 1 2 33
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 2 0 100
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 3 0 3 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 3 0 3 0
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 2 0 2 0

Fen S D Y B%
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 2 0 2 0
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 5 3 2 60
Güneş tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 2 2 0 100
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 2 0 2 0
Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 0 1 0
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 3 0 3 0



6.SINIF MOZAİK TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI 1

262,916 55,73
%

ÇANAKKALE / BİGA
DUMLUPINAR ORTAOKULU

6C  -  727
AZRA KOÇER 75 32 39 4 19 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(11978.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 65 539 656 11978 % 55,73

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 16 96 722 878 21492

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 9 6 0 7,00 % 47

Cevap Anahtarı A DCBADBCAACDACDB

Cevaplarınız cCBdDBCAACaAbad

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 4 6 0 2,00 % 20

Cevap Anahtarı A BCBDDBADDC

Cevaplarınız BbcaDcAbcC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı A BAABCAADCA

Cevaplarınız adAcCAAbCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 5 3 2 4,00 % 40

Cevap Anahtarı A DDCACBBAAD

Cevaplarınız DDCcdBBd  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 2 11 2 -1,67 % 0

Cevap Anahtarı A DCDCDBAABCBDACA

Cevaplarınız bbaacBbbcb cA d

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 6 9 0 3,00 % 20

Cevap Anahtarı A AABDBCCDADCABBD

Cevaplarınız AAdaBaCDbDddcab

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 6 5 1 83
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 2 1 1 50
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 3 1 2 33
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 2 0 2 0
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 1 0 100
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 2 1 1 50

Din K.ve A.B. S D Y B%
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 1 0 1 0
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 5 3 2 60
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 2 2 0 100
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 2 1 1 50

İngilizce S D Y B%
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 4 2 2 50
Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 3 1 1 33
Students will be able to talk about repeated actions. 1 0 0 0

Matematik S D Y B%
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 2 0 2 0
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 3 0 2 0
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 0 2 0
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 3 0 2 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 3 0 3 0
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 2 2 0 100

Fen S D Y B%
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 2 1 1 50
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 5 2 3 40
Güneş tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 2 2 0 100
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 2 1 1 50
Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 0 1 0
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 3 0 3 0



6.SINIF MOZAİK TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI 1

276,629 48,87
%

ÇANAKKALE / BİGA
DUMLUPINAR ORTAOKULU

6C  -  381
BELİNAY AYTAÇ 75 34 31 10 23 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(10503.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 58 500 607 10503 % 48,87

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 16 96 722 878 21492

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 10 3 2 9,00 % 60

Cevap Anahtarı B CDACDBDCBADBCAA

Cevaplarınız CcACDB CBcD CcA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 7 2 1 6,33 % 63

Cevap Anahtarı B ADDCBCBDDB

Cevaplarınız Aa CBCcDDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B AADCABAABC

Cevaplarınız AADCAcAAaC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 3 6 1 1,00 % 10

Cevap Anahtarı B AADDDCACBB

Cevaplarınız AcDDb*cbd 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 1 10 4 -2,33 % 0

Cevap Anahtarı B CBDACADCDCDBAAB

Cevaplarınız adaAb baa aab  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 5 8 2 2,33 % 16

Cevap Anahtarı B DCABBDAABDBCCDA

Cevaplarınız aCb daA*BbBbdD 

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 0 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 6 5 0 83
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 2 2 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 3 1 2 33
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 2 2 0 100
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 1 0 100
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 2 1 0 50

Din K.ve A.B. S D Y B%
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 1 0 1 0
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 5 4 1 80
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 2 2 0 100
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 2 2 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 4 0 3 0
Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 3 1 2 33
Students will be able to talk about repeated actions. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 2 0 2 0
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 3 0 2 0
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 0 1 0
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 3 0 2 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 3 0 2 0
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 2 1 1 50

Fen S D Y B%
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 2 1 1 50
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 5 2 3 40
Güneş tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 2 1 1 50
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 2 0 1 0
Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 1 0 100
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 3 0 2 0



6.SINIF MOZAİK TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI 1

274,636 49,80
%

ÇANAKKALE / BİGA
DUMLUPINAR ORTAOKULU

6C  -  696
BUĞLEM YAZAN 75 39 34 2 27 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(10704.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 59 505 614 10704 % 49,80

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 16 96 722 878 21492

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 4 11 0 0,33 % 2

Cevap Anahtarı A DCBADBCAACDACDB

Cevaplarınız cCBdDadbAaccdad

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A BCBDDBADDC

Cevaplarınız BCaDDBAbDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A BAABCAADCA

Cevaplarınız BbcBCAADaA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A DDCACBBAAD

Cevaplarınız DDCACBaAAc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 1 12 2 -3,00 % 0

Cevap Anahtarı A DCDCDBAABCBDACA

Cevaplarınız c bbDdcbcbacdb 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 11 4 0 9,67 % 64

Cevap Anahtarı A AABDBCCDADCABBD

Cevaplarınız AABadCCaAaCABBD

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 6 2 4 33
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 2 2 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 3 1 2 33
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 2 2 0 100
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 1 0 100
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 2 2 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 1 1 0 100
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 5 3 2 60
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 2 2 0 100
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 2 1 1 50

İngilizce S D Y B%
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 4 3 1 75
Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 3 3 0 100
Students will be able to talk about repeated actions. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 2 0 2 0
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 3 0 2 0
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 0 2 0
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 3 0 3 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 3 1 1 33
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 2 0 2 0

Fen S D Y B%
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 2 2 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 5 3 2 60
Güneş tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 2 1 1 50
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 2 1 1 50
Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 1 0 100
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 3 3 0 100



6.SINIF MOZAİK TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI 1

297,132 38,90
%

ÇANAKKALE / BİGA
DUMLUPINAR ORTAOKULU

6C  -  390
BURAK KÖRPE 75 41 31 3 30 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(8361.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 41 424 523 8361 % 38,90

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 16 96 722 878 21492

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 7 8 0 4,33 % 29

Cevap Anahtarı A DCBADBCAACDACDB

Cevaplarınız caBADBadACDcdaa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A BCBDDBADDC

Cevaplarınız abaDDBADDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A BAABCAADCA

Cevaplarınız BdABCAADCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı A DDCACBBAAD

Cevaplarınız cDCcCBaAAc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 2 10 3 -1,33 % 0

Cevap Anahtarı A DCDCDBAABCBDACA

Cevaplarınız aabbDdb cada C 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 10 5 0 8,33 % 56

Cevap Anahtarı A AABDBCCDADCABBD

Cevaplarınız bABDaCCDADCbBca

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 6 4 2 67
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 2 0 2 0
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 3 2 1 67
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 2 2 0 100
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 1 0 100
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 2 2 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 1 1 0 100
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 5 4 1 80
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 2 2 0 100
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 2 2 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 4 2 2 50
Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 3 3 0 100
Students will be able to talk about repeated actions. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 2 0 2 0
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 3 0 2 0
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 0 2 0
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 3 1 2 33
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 3 1 1 33
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 2 0 1 0

Fen S D Y B%
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 2 1 1 50
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 5 3 2 60
Güneş tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 2 2 0 100
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 2 2 0 100
Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 1 0 100
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 3 1 2 33



6.SINIF MOZAİK TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI 1

340,304 21,84
%

ÇANAKKALE / BİGA
DUMLUPINAR ORTAOKULU

6C  -  412
ECE KARABACAK 75 46 21 8 39 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4693.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 19 276 345 4693 % 21,84

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 16 96 722 878 21492

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 11 2 2 10,33 % 69

Cevap Anahtarı B CDACDBDCBADBCAA

Cevaplarınız CDb DBcCBAD CAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 5 4 1 3,67 % 37

Cevap Anahtarı B ADDCBCBDDB

Cevaplarınız AbDCBbaDb 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B AADCABAABC

Cevaplarınız AADCdBAAcC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B AADDDCACBB

Cevaplarınız AAcDDCACBB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 3 8 4 0,33 % 2

Cevap Anahtarı B CBDACADCDCDBAAB

Cevaplarınız bdD d a  CDdcbc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 10 4 1 8,67 % 58

Cevap Anahtarı B DCABBDAABDBCCDA

Cevaplarınız DCABcDAA aBabDA

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 6 4 0 67
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 2 1 1 50
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 3 1 2 33
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 2 1 0 50
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 0 1 0
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 2 2 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 1 1 0 100
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 5 4 1 80
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 2 1 1 50
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 2 2 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 4 4 0 100
Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 3 3 0 100
Students will be able to talk about repeated actions. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 2 1 1 50
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 3 0 2 0
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 0 1 0
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 3 1 2 33
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 3 1 1 33
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 2 0 1 0

Fen S D Y B%
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 2 1 1 50
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 5 3 1 60
Güneş tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 2 1 1 50
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 2 2 0 100
Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 1 0 100
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 3 2 1 67



6.SINIF MOZAİK TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI 1

305,292 35,25
%

ÇANAKKALE / BİGA
DUMLUPINAR ORTAOKULU

6C  -  439
ESMANUR YÜKSEL 75 40 26 9 31 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(7575.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 34 394 484 7575 % 35,25

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 16 96 722 878 21492

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 10 4 1 8,67 % 58

Cevap Anahtarı B CDACDBDCBADBCAA

Cevaplarınız C AbDBcaBADBCcA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı B ADDCBCBDDB

Cevaplarınız ADcCBbcaDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı B AADCABAABC

Cevaplarınız AADCdBAcdC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B AADDDCACBB

Cevaplarınız AAcDDCACBa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 4 4 7 2,67 % 18

Cevap Anahtarı B CBDACADCDCDBAAB

Cevaplarınız C  AC bb  D  bc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 5 9 1 2,00 % 13

Cevap Anahtarı B DCABBDAABDBCCDA

Cevaplarınız Ddda DAAdaddCab

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 6 5 1 83
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 2 1 1 50
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 3 2 1 67
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 2 1 1 50
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 1 0 100
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 2 1 1 50

Din K.ve A.B. S D Y B%
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 1 1 0 100
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 5 3 2 60
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 2 1 1 50
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 2 2 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 4 3 1 75
Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 3 3 0 100
Students will be able to talk about repeated actions. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 2 0 1 0
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 3 0 2 0
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 0 1 0
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 3 1 0 33
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 3 2 0 67
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 2 1 0 50

Fen S D Y B%
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 2 1 1 50
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 5 1 4 20
Güneş tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 2 1 1 50
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 2 1 1 50
Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 0 1 0
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 3 1 1 33



6.SINIF MOZAİK TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI 1

349,936 18,63
%

ÇANAKKALE / BİGA
DUMLUPINAR ORTAOKULU

6C  -  440
EYLÜL KAYA 75 49 18 8 43 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4005.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 14 250 313 4005 % 18,63

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 16 96 722 878 21492

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 9 5 1 7,33 % 49

Cevap Anahtarı A DCBADBCAACDACDB

Cevaplarınız bCBcDBCdbCDd DB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A BCBDDBADDC

Cevaplarınız BbBDDdADDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A BAABCAADCA

Cevaplarınız BAABCAAbCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A DDCACBBAAD

Cevaplarınız DDbACBdAAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 4 4 7 2,67 % 18

Cevap Anahtarı A DCDCDBAABCBDACA

Cevaplarınız aCa c   c  DAC 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 11 4 0 9,67 % 64

Cevap Anahtarı A AABDBCCDADCABBD

Cevaplarınız AAaDaCCbADCABdD

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 6 5 0 83
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 2 1 1 50
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 3 3 0 100
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 2 1 1 50
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 1 0 100
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 2 2 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 1 1 0 100
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 5 5 0 100
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 2 2 0 100
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 2 1 1 50

İngilizce S D Y B%
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 4 2 2 50
Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 3 3 0 100
Students will be able to talk about repeated actions. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 2 1 1 50
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 3 1 0 33
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 0 2 0
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 3 1 0 33
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 3 0 1 0
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 2 1 0 50

Fen S D Y B%
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 2 2 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 5 3 2 60
Güneş tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 2 1 1 50
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 2 2 0 100
Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 1 0 100
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 3 2 1 67



6.SINIF MOZAİK TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI 1

227,378 75,00
%

ÇANAKKALE / BİGA
DUMLUPINAR ORTAOKULU

6C  -  441
FAHREDDİN  BALABAN 75 24 49 2 7 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(16118.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 83 657 790 16118 % 75,00

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 16 96 722 878 21492

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 5 10 0 1,67 % 11

Cevap Anahtarı A DCBADBCAACDACDB

Cevaplarınız DaBdDaabdacAbaB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 1 9 0 -2,00 % 0

Cevap Anahtarı A BCBDDBADDC

Cevaplarınız dbdDaddbba

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 2 8 0 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı A BAABCAADCA

Cevaplarınız BbdcabAcbb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı A DDCACBBAAD

Cevaplarınız DbCcaBaAAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 1 12 2 -3,00 % 0

Cevap Anahtarı A DCDCDBAABCBDACA

Cevaplarınız cabbbd ca Bbdab

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 9 6 0 7,00 % 47

Cevap Anahtarı A AABDBCCDADCABBD

Cevaplarınız cAcaaCCcADCABBa

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 6 2 4 33
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 2 0 2 0
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 3 0 3 0
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 2 1 1 50
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 0 1 0
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 2 0 2 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 1 1 0 100
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 5 0 5 0
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 2 1 1 50
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 2 0 2 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 4 1 3 25
Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 3 3 0 100
Students will be able to talk about repeated actions. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 2 0 2 0
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 3 1 2 33
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 0 2 0
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 3 0 2 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 3 0 2 0
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 2 0 2 0

Fen S D Y B%
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 2 1 1 50
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 5 2 3 40
Güneş tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 2 1 1 50
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 2 2 0 100
Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 1 0 100
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 3 2 1 67



6.SINIF MOZAİK TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI 1

269,589 52,28
%

ÇANAKKALE / BİGA
DUMLUPINAR ORTAOKULU

6C  -  704
FATMA YÜSRA TENEKE 75 26 25 24 17 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(11237.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 62 519 631 11237 % 52,28

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 16 96 722 878 21492

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 8 7 0 5,67 % 38

Cevap Anahtarı B CDACDBDCBADBCAA

Cevaplarınız acAbDBbCBdDBdAc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 5 3 2 4,00 % 40

Cevap Anahtarı B ADDCBCBDDB

Cevaplarınız AD CBdaDa 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 3 2 5 2,33 % 23

Cevap Anahtarı B AADCABAABC

Cevaplarınız bADbA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 0 0 10 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B AADDDCACBB

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 3 6 6 1,00 % 7

Cevap Anahtarı B CBDACADCDCDBAAB

Cevaplarınız C DcC a c ad b 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 7 7 1 4,67 % 31

Cevap Anahtarı B DCABBDAABDBCCDA

Cevaplarınız DbcBaa dBDBaCbA

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 6 3 3 50
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 2 1 1 50
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 3 2 1 67
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 2 1 0 50
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 0 1 0
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 2 1 0 50

Din K.ve A.B. S D Y B%
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 1 0 0 0
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 5 0 1 0
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 2 2 0 100
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 2 1 1 50

İngilizce S D Y B%
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 2 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 4 0 0 0
Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 3 0 0 0
Students will be able to talk about repeated actions. 1 0 0 0

Matematik S D Y B%
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 2 1 1 50
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 3 0 1 0
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 0 1 0
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 3 1 0 33
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 3 1 1 33
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 2 0 2 0

Fen S D Y B%
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 2 0 1 0
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 5 3 2 60
Güneş tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 2 1 1 50
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 2 2 0 100
Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 0 1 0
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 3 1 2 33



6.SINIF MOZAİK TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI 1

327,455 26,21
%

ÇANAKKALE / BİGA
DUMLUPINAR ORTAOKULU

6C  -  680
HASAN TUNA AGAS 75 42 29 4 32 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5633.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 22 315 396 5633 % 26,21

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 16 96 722 878 21492

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 10 3 2 9,00 % 60

Cevap Anahtarı A DCBADBCAACDACDB

Cevaplarınız cCBADBCdAC b DB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 4 6 0 2,00 % 20

Cevap Anahtarı A BCBDDBADDC

Cevaplarınız BbdDcdAbDb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A BAABCAADCA

Cevaplarınız BAAcCAADab

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı A DDCACBBAAD

Cevaplarınız DDCddBdAAc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 4 9 2 1,00 % 7

Cevap Anahtarı A DCDCDBAABCBDACA

Cevaplarınız a bCDdcbcbdDAd 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 11 4 0 9,67 % 64

Cevap Anahtarı A AABDBCCDADCABBD

Cevaplarınız AAcaBaCDADCABcD

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 6 5 0 83
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 2 1 1 50
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 3 1 2 33
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 2 1 1 50
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 0 1 0
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 2 1 1 50

Din K.ve A.B. S D Y B%
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 1 1 0 100
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 5 4 1 80
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 2 1 1 50
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 2 1 1 50

İngilizce S D Y B%
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 4 1 3 25
Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 3 3 0 100
Students will be able to talk about repeated actions. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 2 1 1 50
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 3 0 2 0
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 0 2 0
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 3 1 2 33
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 3 1 1 33
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 2 1 1 50

Fen S D Y B%
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 2 1 1 50
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 5 3 2 60
Güneş tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 2 2 0 100
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 2 2 0 100
Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 1 0 100
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 3 2 1 67



6.SINIF MOZAİK TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI 1

300,170 37,52
%

ÇANAKKALE / BİGA
DUMLUPINAR ORTAOKULU

6C  -  509
NİSANUR BAKLA 75 38 22 15 30 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(8063.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 39 410 507 8063 % 37,52

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 16 96 722 878 21492

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 6 4 5 4,67 % 31

Cevap Anahtarı A DCBADBCAACDACDB

Cevaplarınız bCBcD CdA  dC  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 5 4 1 3,67 % 37

Cevap Anahtarı A BCBDDBADDC

Cevaplarınız c BbDdADcC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A BAABCAADCA

Cevaplarınız BAABCAADCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 6 3 1 5,00 % 50

Cevap Anahtarı A DDCACBBAAD

Cevaplarınız DDb CBaAAb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 4 6 5 2,00 % 13

Cevap Anahtarı A DCDCDBAABCBDACA

Cevaplarınız  CabD AAad cd  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 7 5 3 5,33 % 36

Cevap Anahtarı A AABDBCCDADCABBD

Cevaplarınız  d bBaCDADad BD

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 6 4 0 67
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 0 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0

Tarih S D Y B%
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 2 0 1 0
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 3 3 0 100
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 2 0 2 0
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 1 0 100
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 2 1 1 50

Din K.ve A.B. S D Y B%
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 1 1 0 100
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 5 5 0 100
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 2 2 0 100
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 2 2 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 4 1 2 25
Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 3 3 0 100
Students will be able to talk about repeated actions. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 2 0 1 0
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 3 2 0 67
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 0 2 0
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 3 1 1 33
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 3 1 1 33
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 2 0 1 0

Fen S D Y B%
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 2 0 1 0
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 5 1 3 20
Güneş tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 2 2 0 100
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 2 2 0 100
Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 0 1 0
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 3 2 0 67



6.SINIF MOZAİK TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI 1

296,309 39,25
%

ÇANAKKALE / BİGA
DUMLUPINAR ORTAOKULU

6C  -  533
TUNA YAŞAR 75 35 33 7 24 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(8435.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 42 427 527 8435 % 39,25

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 16 96 722 878 21492

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 8 6 1 6,00 % 40

Cevap Anahtarı B CDACDBDCBADBCAA

Cevaplarınız d AdaBbCBADcCAb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 3 6 1 1,00 % 10

Cevap Anahtarı B ADDCBCBDDB

Cevaplarınız AbDCdd bcd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı B AADCABAABC

Cevaplarınız AAcdcddbaC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 7 2 1 6,33 % 63

Cevap Anahtarı B AADDDCACBB

Cevaplarınız AAaDDCcCB 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 6 5 4 4,33 % 29

Cevap Anahtarı B CBDACADCDCDBAAB

Cevaplarınız   DACba DbDaA c

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 8 7 0 5,67 % 38

Cevap Anahtarı B DCABBDAABDBCCDA

Cevaplarınız DCcBdaAccDBCCcc

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 6 3 3 50
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 2 0 2 0
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 3 1 1 33
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 2 0 2 0
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 0 1 0
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 2 2 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 1 0 1 0
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 5 2 3 40
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 2 1 1 50
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 2 0 2 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 4 2 1 50
Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 3 3 0 100
Students will be able to talk about repeated actions. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 2 1 1 50
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 3 0 0 0
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 1 1 50
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 3 2 1 67
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 3 1 1 33
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 2 1 1 50

Fen S D Y B%
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 2 2 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 5 2 3 40
Güneş tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 2 1 1 50
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 2 1 1 50
Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 1 0 100
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 3 1 2 33



6.SINIF MOZAİK TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI 1

206,950 86,18
%

ÇANAKKALE / BİGA
DUMLUPINAR ORTAOKULU

6C  -  534
UMUT TEKİN 75 22 53 0 4 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(18522.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 91 695 839 18522 % 86,18

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 16 96 722 878 21492

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 4 11 0 0,33 % 2

Cevap Anahtarı B CDACDBDCBADBCAA

Cevaplarınız dbAbaBDaBdadacb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı B ADDCBCBDDB

Cevaplarınız caadcdaDDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 4 6 0 2,00 % 20

Cevap Anahtarı B AADCABAABC

Cevaplarınız bbaCAdAdcC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı B AADDDCACBB

Cevaplarınız AdbcDadaBa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 1 14 0 -3,67 % 0

Cevap Anahtarı B CBDACADCDCDBAAB

Cevaplarınız adcbCbbbabccccc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 7 8 0 4,33 % 29

Cevap Anahtarı B DCABBDAABDBCCDA

Cevaplarınız DddBaDcABbBabDd

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 6 1 5 17
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 2 0 2 0
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 3 0 3 0
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 2 2 0 100
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 1 0 100
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 2 0 2 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 1 0 1 0
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 5 2 3 40
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 2 1 1 50
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 2 1 1 50

İngilizce S D Y B%
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 4 0 4 0
Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 3 2 1 67
Students will be able to talk about repeated actions. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 2 0 2 0
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 3 0 3 0
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 0 2 0
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 3 1 2 33
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 3 0 3 0
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 2 0 2 0

Fen S D Y B%
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 2 0 2 0
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 5 3 2 60
Güneş tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 2 1 1 50
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 2 1 1 50
Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 0 1 0
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 3 2 1 67



6.SINIF MOZAİK TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI 1

328,327 25,92
%

ÇANAKKALE / BİGA
DUMLUPINAR ORTAOKULU

6C  -  539
ZAFER KURUM 75 44 27 4 35 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5571.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 21 314 394 5571 % 25,92

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 16 96 722 878 21492

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 11 4 0 9,67 % 64

Cevap Anahtarı B CDACDBDCBADBCAA

Cevaplarınız CDAdDBcaBADBaAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı B ADDCBCBDDB

Cevaplarınız AbcCcaBcDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 7 2 1 6,33 % 63

Cevap Anahtarı B AADCABAABC

Cevaplarınız AADbAB ABd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B AADDDCACBB

Cevaplarınız AAcDbCACBB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 7 5 3 5,33 % 36

Cevap Anahtarı B CBDACADCDCDBAAB

Cevaplarınız   DAdda DCDcAAd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 6 9 0 3,00 % 20

Cevap Anahtarı B DCABBDAABDBCCDA

Cevaplarınız aCbBBaAAdaaaaDc

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 6 4 2 67
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 2 0 2 0
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 3 2 1 67
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 2 1 1 50
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 1 0 100
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 2 1 1 50

Din K.ve A.B. S D Y B%
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 1 1 0 100
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 5 3 1 60
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 2 2 0 100
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 2 1 1 50

İngilizce S D Y B%
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 4 4 0 100
Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 3 3 0 100
Students will be able to talk about repeated actions. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 2 1 1 50
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 3 1 0 33
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 1 1 50
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 3 2 1 67
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 3 1 1 33
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 2 1 1 50

Fen S D Y B%
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 2 1 1 50
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 5 1 4 20
Güneş tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 2 1 1 50
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 2 0 2 0
Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 1 0 100
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 3 2 1 67



6.SINIF MOZAİK TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI 1

317,510 29,86
%

ÇANAKKALE / BİGA
DUMLUPINAR ORTAOKULU

6C  -  709
ZEYNEP ÖZDEMİR 75 46 22 7 38 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6418.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 28 350 435 6418 % 29,86

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 16 96 722 878 21492

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 7 7 1 4,67 % 31

Cevap Anahtarı B CDACDBDCBADBCAA

Cevaplarınız C cCacbCBADcCdc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B ADDCBCBDDB

Cevaplarınız AbDCBCBbDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B AADCABAABC

Cevaplarınız AADdABAABC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B AADDDCACBB

Cevaplarınız AADDDCACBB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 3 6 6 1,00 % 7

Cevap Anahtarı B CBDACADCDCDBAAB

Cevaplarınız b    babb a AAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 9 6 0 7,00 % 47

Cevap Anahtarı B DCABBDAABDBCCDA

Cevaplarınız DCcBBDAAcaBbbaA

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 6 5 1 83
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 2 2 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 3 2 1 67
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 2 1 1 50
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 1 0 100
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 2 2 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 1 1 0 100
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 5 5 0 100
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 2 2 0 100
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 2 1 1 50

İngilizce S D Y B%
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 4 4 0 100
Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 3 3 0 100
Students will be able to talk about repeated actions. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 2 0 1 0
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 3 1 1 33
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 1 1 50
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 3 1 0 33
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 3 0 3 0
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 2 0 0 0

Fen S D Y B%
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 2 1 1 50
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 5 2 3 40
Güneş tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 2 0 2 0
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 2 2 0 100
Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 1 0 100
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 3 3 0 100



6.SINIF MOZAİK TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI 1

171,583 98,02
%

ÇANAKKALE / BİGA
DUMLUPINAR ORTAOKULU

6D  -  147
AKİF KAAN EMİR 75 4 25 46 -4 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(21066.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 26 96 718 873 21066 % 98,02

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 26 96 722 878 21492

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 0 0 15 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DCBADBCAACDACDB

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 0 0 10 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BCBDDBADDC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 0 0 10 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BAABCAADCA

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 0 0 10 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DDCACBBAAD

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 1 14 0 -3,67 % 0

Cevap Anahtarı A DCDCDBAABCBDACA

Cevaplarınız cdadadcbcbdcbCd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 3 11 1 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı A AABDBCCDADCABBD

Cevaplarınız bbBbcdaabaCdBd 

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 0 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 6 0 0 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 0 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 0 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 0 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 0 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 0 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0

Tarih S D Y B%
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 2 0 0 0
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 3 0 0 0
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 2 0 0 0
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 0 0 0
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 2 0 0 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 1 0 0 0
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 5 0 0 0
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 2 0 0 0
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 2 0 0 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 2 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 4 0 0 0
Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 3 0 0 0
Students will be able to talk about repeated actions. 1 0 0 0

Matematik S D Y B%
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 2 0 2 0
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 3 0 3 0
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 0 2 0
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 3 1 2 33
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 3 0 3 0
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 2 0 2 0

Fen S D Y B%
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 2 0 2 0
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 5 1 4 20
Güneş tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 2 0 2 0
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 2 0 2 0
Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 1 0 100
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 3 1 1 33



6.SINIF MOZAİK TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI 1

193,844 92,46
%

ÇANAKKALE / BİGA
DUMLUPINAR ORTAOKULU

6D  -  127
AKİF KAAN EMİR 75 9 34 32 -2 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(19872.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 25 95 712 861 19872 % 92,46

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 26 96 722 878 21492

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 4 9 2 1,00 % 7

Cevap Anahtarı A DCBADBCAACDACDB

Cevaplarınız DbB acddAb cCad

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 1 9 0 -2,00 % 0

Cevap Anahtarı A BCBDDBADDC

Cevaplarınız ddacbdcDba

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı A BAABCAADCA

Cevaplarınız aAAadcdaCb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 1 9 0 -2,00 % 0

Cevap Anahtarı A DDCACBBAAD

Cevaplarınız ababbaBccb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 0 0 15 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DCDCDBAABCBDACA

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 0 0 15 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A AABDBCCDADCABBD

Cevaplarınız

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 6 2 4 33
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 0 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 2 0 2 0
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 3 1 2 33
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 2 0 2 0
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 0 1 0
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 2 0 2 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 1 0 1 0
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 5 2 3 40
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 2 0 2 0
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 2 1 1 50

İngilizce S D Y B%
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 2 0 2 0
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 4 1 3 25
Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 3 0 3 0
Students will be able to talk about repeated actions. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 2 0 0 0
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 3 0 0 0
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 0 0 0
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 3 0 0 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 3 0 0 0
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 2 0 0 0

Fen S D Y B%
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 2 0 0 0
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 5 0 0 0
Güneş tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 2 0 0 0
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 2 0 0 0
Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 0 0 0
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 3 0 0 0



6.SINIF MOZAİK TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI 1

417,887 3,91
%

ÇANAKKALE / BİGA
DUMLUPINAR ORTAOKULU

6D  -  146
ALARA GERGİN 75 61 9 5 58 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(840.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 2 79 95 840 % 3,91

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 26 96 722 878 21492

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 12 1 2 11,67 % 78

Cevap Anahtarı A DCBADBCAACDACDB

Cevaplarınız cCBADBCAA DA DB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A BCBDDBADDC

Cevaplarınız BCaDDBADDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A BAABCAADCA

Cevaplarınız BAABCAADCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A DDCACBBAAD

Cevaplarınız DDCACBcAAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 9 3 3 8,00 % 53

Cevap Anahtarı A DCDCDBAABCBDACA

Cevaplarınız c DCDBAAaC D Cd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 12 3 0 11,00 % 73

Cevap Anahtarı A AABDBCCDADCABBD

Cevaplarınız AABDBCCDcDdAaBD

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 6 4 0 67
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 2 2 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 3 2 1 67
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 2 2 0 100
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 1 0 100
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 2 2 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 1 1 0 100
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 5 5 0 100
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 2 2 0 100
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 2 2 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 4 3 1 75
Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 3 3 0 100
Students will be able to talk about repeated actions. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 2 1 1 50
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 3 1 0 33
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 1 1 50
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 3 3 0 100
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 3 2 1 67
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 2 1 0 50

Fen S D Y B%
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 2 2 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 5 5 0 100
Güneş tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 2 2 0 100
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 2 1 1 50
Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 0 1 0
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 3 2 1 67



6.SINIF MOZAİK TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI 1

254,835 59,80
%

ÇANAKKALE / BİGA
DUMLUPINAR ORTAOKULU

6D  -  718
AZRA AYKIN 75 29 46 0 13 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(12853.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 19 71 567 688 12853 % 59,80

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 26 96 722 878 21492

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 8 7 0 5,67 % 38

Cevap Anahtarı A DCBADBCAACDACDB

Cevaplarınız bCBAaBCbAbDdaaB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 2 8 0 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı A BCBDDBADDC

Cevaplarınız BddDadcaca

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A BAABCAADCA

Cevaplarınız BAAdCcADdA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 2 8 0 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı A DDCACBBAAD

Cevaplarınız acdbaBcdAb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 3 12 0 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı A DCDCDBAABCBDACA

Cevaplarınız bbaaDdccaaBbddA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 7 8 0 4,33 % 29

Cevap Anahtarı A AABDBCCDADCABBD

Cevaplarınız AABcBddaADaccBb

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 6 3 3 50
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 2 1 1 50
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 3 0 3 0
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 2 1 1 50
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 0 1 0
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 2 0 2 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 1 1 0 100
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 5 3 2 60
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 2 2 0 100
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 2 1 1 50

İngilizce S D Y B%
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 2 0 2 0
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 4 0 4 0
Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 3 2 1 67
Students will be able to talk about repeated actions. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 2 0 2 0
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 3 1 2 33
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 0 2 0
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 3 0 3 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 3 2 1 67
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 2 0 2 0

Fen S D Y B%
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 2 1 1 50
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 5 3 2 60
Güneş tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 2 0 2 0
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 2 2 0 100
Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 0 1 0
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 3 1 2 33



6.SINIF MOZAİK TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI 1

346,174 19,84
%

ÇANAKKALE / BİGA
DUMLUPINAR ORTAOKULU

6D  -  373
AZRA ÇEVİK 75 48 27 0 39 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4265.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 16 260 325 4265 % 19,84

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 26 96 722 878 21492

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 8 7 0 5,67 % 38

Cevap Anahtarı A DCBADBCAACDACDB

Cevaplarınız bbBADBCAdbcAaaB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı A BCBDDBADDC

Cevaplarınız BdBDcdAbcC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A BAABCAADCA

Cevaplarınız BAABCbADCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A DDCACBBAAD

Cevaplarınız DbCcCBBAAc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 9 6 0 7,00 % 47

Cevap Anahtarı A DCDCDBAABCBDACA

Cevaplarınız bbDCDBAdcCccACA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 10 5 0 8,33 % 56

Cevap Anahtarı A AABDBCCDADCABBD

Cevaplarınız AABaBaCDbDbcBBD

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 6 4 2 67
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 2 1 1 50
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 3 2 1 67
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 2 1 1 50
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 0 1 0
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 2 1 1 50

Din K.ve A.B. S D Y B%
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 1 1 0 100
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 5 4 1 80
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 2 2 0 100
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 2 2 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 4 3 1 75
Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 3 3 0 100
Students will be able to talk about repeated actions. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 2 0 2 0
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 3 0 3 0
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 1 1 50
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 3 3 0 100
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 3 3 0 100
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 2 2 0 100

Fen S D Y B%
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 2 1 1 50
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 5 3 2 60
Güneş tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 2 2 0 100
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 2 1 1 50
Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 0 1 0
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 3 3 0 100



6.SINIF MOZAİK TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI 1

238,623 68,73
%

ÇANAKKALE / BİGA
DUMLUPINAR ORTAOKULU

6D  -  379
BATI DÖNMEZ 75 34 40 1 20 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(14771.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 22 79 618 745 14771 % 68,73

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 26 96 722 878 21492

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 5 10 0 1,67 % 11

Cevap Anahtarı B CDACDBDCBADBCAA

Cevaplarınız aabCadcCdADdbcA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B ADDCBCBDDB

Cevaplarınız ADDCBbaDDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı B AADCABAABC

Cevaplarınız AADCABcAca

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B AADDDCACBB

Cevaplarınız AAcDDCACBc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 2 13 0 -2,33 % 0

Cevap Anahtarı B CBDACADCDCDBAAB

Cevaplarınız CdabCbadcdbacbc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 4 10 1 0,67 % 4

Cevap Anahtarı B DCABBDAABDBCCDA

Cevaplarınız abbdcDAcBbdd Dc

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 6 2 4 33
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 2 1 1 50
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 3 2 1 67
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 2 2 0 100
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 1 0 100
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 2 2 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 1 1 0 100
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 5 2 3 40
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 2 2 0 100
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 2 2 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 4 3 1 75
Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 3 3 0 100
Students will be able to talk about repeated actions. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 2 0 2 0
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 3 0 3 0
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 0 2 0
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 3 1 2 33
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 3 1 2 33
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 2 0 2 0

Fen S D Y B%
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 2 1 1 50
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 5 1 4 20
Güneş tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 2 1 0 50
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 2 0 2 0
Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 0 1 0
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 3 1 2 33



6.SINIF MOZAİK TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI 1

309,673 33,24
%

ÇANAKKALE / BİGA
DUMLUPINAR ORTAOKULU

6D  -  687
BERTUĞ ÇAKAN 75 39 24 12 31 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(7143.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 30 378 468 7143 % 33,24

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 26 96 722 878 21492

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 11 2 2 10,33 % 69

Cevap Anahtarı B CDACDBDCBADBCAA

Cevaplarınız CDACDBbCB DcCA 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 6 3 1 5,00 % 50

Cevap Anahtarı B ADDCBCBDDB

Cevaplarınız AbDCBC Dcc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 6 3 1 5,00 % 50

Cevap Anahtarı B AADCABAABC

Cevaplarınız bAcCABbAB 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı B AADDDCACBB

Cevaplarınız AAcDDCAaBd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 2 8 5 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı B CBDACADCDCDBAAB

Cevaplarınız C c dcb Db  cdd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 7 5 3 5,33 % 36

Cevap Anahtarı B DCABBDAABDBCCDA

Cevaplarınız DCdBdD ABa  Ccd

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 6 5 1 83
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 0 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 0 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 2 2 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 3 1 1 33
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 2 1 1 50
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 0 1 0
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 2 2 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 1 1 0 100
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 5 2 2 40
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 2 2 0 100
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 2 1 1 50

İngilizce S D Y B%
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 4 2 2 50
Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 3 3 0 100
Students will be able to talk about repeated actions. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 2 0 2 0
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 3 0 1 0
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 1 1 50
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 3 0 3 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 3 1 1 33
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 2 0 0 0

Fen S D Y B%
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 2 0 0 0
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 5 2 2 40
Güneş tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 2 1 1 50
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 2 1 1 50
Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 1 0 100
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 3 2 1 67



6.SINIF MOZAİK TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI 1

381,652 10,36
%

ÇANAKKALE / BİGA
DUMLUPINAR ORTAOKULU

6D  -  299
CEMRE NUR TUTUŞ 75 53 19 3 46 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2226.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 10 162 194 2226 % 10,36

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 26 96 722 878 21492

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 12 3 0 11,00 % 73

Cevap Anahtarı A DCBADBCAACDACDB

Cevaplarınız bCBdDBCAACDAdDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 5 4 1 3,67 % 37

Cevap Anahtarı A BCBDDBADDC

Cevaplarınız Bd DadAbDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A BAABCAADCA

Cevaplarınız BbABCAADCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A DDCACBBAAD

Cevaplarınız DDCbCBdAAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 6 7 2 3,67 % 24

Cevap Anahtarı A DCDCDBAABCBDACA

Cevaplarınız a b DBAbaacDAdA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 13 2 0 12,33 % 82

Cevap Anahtarı A AABDBCCDADCABBD

Cevaplarınız AABDBCCDADCbaBD

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 6 5 1 83
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 2 1 1 50
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 3 1 1 33
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 2 1 1 50
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 0 1 0
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 2 2 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 1 1 0 100
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 5 4 1 80
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 2 2 0 100
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 2 2 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 4 2 2 50
Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 3 3 0 100
Students will be able to talk about repeated actions. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 2 1 1 50
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 3 0 2 0
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 0 2 0
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 3 1 1 33
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 3 2 1 67
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 2 2 0 100

Fen S D Y B%
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 2 2 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 5 4 1 80
Güneş tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 2 2 0 100
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 2 2 0 100
Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 1 0 100
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 3 2 1 67



6.SINIF MOZAİK TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI 1

340,763 21,71
%

ÇANAKKALE / BİGA
DUMLUPINAR ORTAOKULU

6D  -  417
ECEM SU BAĞCI 75 49 25 1 40 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4665.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 18 273 342 4665 % 21,71

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 26 96 722 878 21492

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 6 8 1 3,33 % 22

Cevap Anahtarı B CDACDBDCBADBCAA

Cevaplarınız dcAaa bbBADBdAd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı B ADDCBCBDDB

Cevaplarınız AbcCBdBDcd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B AADCABAABC

Cevaplarınız bADCABAABC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B AADDDCACBB

Cevaplarınız AADDDCACBB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 8 7 0 5,67 % 38

Cevap Anahtarı B CBDACADCDCDBAAB

Cevaplarınız bccACAcbDCDBAdc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 11 4 0 9,67 % 64

Cevap Anahtarı B DCABBDAABDBCCDA

Cevaplarınız DbcBBDAABaBaCDA

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 6 3 3 50
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0

Tarih S D Y B%
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 2 1 1 50
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 3 2 1 67
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 2 1 1 50
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 0 1 0
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 2 1 1 50

Din K.ve A.B. S D Y B%
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 1 1 0 100
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 5 4 1 80
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 2 2 0 100
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 2 2 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 4 4 0 100
Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 3 3 0 100
Students will be able to talk about repeated actions. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 2 0 2 0
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 3 0 3 0
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 1 1 50
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 3 3 0 100
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 3 2 1 67
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 2 2 0 100

Fen S D Y B%
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 2 1 1 50
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 5 3 2 60
Güneş tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 2 2 0 100
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 2 2 0 100
Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 0 1 0
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 3 3 0 100



6.SINIF MOZAİK TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI 1

202,837 88,43
%

ÇANAKKALE / BİGA
DUMLUPINAR ORTAOKULU

6D  -  420
EGEMEN KAAN ŞAHİN 75 20 55 0 1 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(19005.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 24 93 704 851 19005 % 88,43

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 26 96 722 878 21492

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 5 10 0 1,67 % 11

Cevap Anahtarı B CDACDBDCBADBCAA

Cevaplarınız dcAbcBDbaAaBdcb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 2 8 0 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı B ADDCBCBDDB

Cevaplarınız AbcdBacbba

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 4 6 0 2,00 % 20

Cevap Anahtarı B AADCABAABC

Cevaplarınız dbaCddbABC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 2 8 0 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı B AADDDCACBB

Cevaplarınız ccccbadCBa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 5 10 0 1,67 % 11

Cevap Anahtarı B CBDACADCDCDBAAB

Cevaplarınız CdbACdbbcdcBbAc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 2 13 0 -2,33 % 0

Cevap Anahtarı B DCABBDAABDBCCDA

Cevaplarınız abcdBadcdcBabbd

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 6 1 5 17
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 2 1 1 50
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 3 1 2 33
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 2 0 2 0
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 0 1 0
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 2 0 2 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 1 0 1 0
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 5 3 2 60
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 2 0 2 0
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 2 1 1 50

İngilizce S D Y B%
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 2 0 2 0
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 4 1 3 25
Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 3 1 2 33
Students will be able to talk about repeated actions. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 2 0 2 0
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 3 1 2 33
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 0 2 0
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 3 1 2 33
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 3 1 2 33
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 2 2 0 100

Fen S D Y B%
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 2 0 2 0
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 5 1 4 20
Güneş tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 2 0 2 0
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 2 0 2 0
Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 0 1 0
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 3 1 2 33



6.SINIF MOZAİK TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI 1

406,124 5,69
%

ÇANAKKALE / BİGA
DUMLUPINAR ORTAOKULU

6D  -  592
FATİH SAVAŞ 75 59 16 0 53 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1223.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 4 102 123 1223 % 5,69

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 26 96 722 878 21492

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 9 6 0 7,00 % 47

Cevap Anahtarı A DCBADBCAACDACDB

Cevaplarınız bCBADBadACcAdaB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A BCBDDBADDC

Cevaplarınız BCBcDBAbDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A BAABCAADCA

Cevaplarınız BAAdCcADCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A DDCACBBAAD

Cevaplarınız DDCACBcAAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 12 3 0 11,00 % 73

Cevap Anahtarı A DCDCDBAABCBDACA

Cevaplarınız cCDCDBAABCdDACb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 13 2 0 12,33 % 82

Cevap Anahtarı A AABDBCCDADCABBD

Cevaplarınız AABaBCCDADCdBBD

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 6 4 2 67
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 2 2 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 3 2 1 67
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 2 1 1 50
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 1 0 100
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 2 2 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 1 1 0 100
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 5 3 2 60
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 2 2 0 100
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 2 2 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 4 3 1 75
Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 3 3 0 100
Students will be able to talk about repeated actions. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 2 1 1 50
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 3 2 1 67
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 2 0 100
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 3 3 0 100
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 3 2 1 67
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 2 2 0 100

Fen S D Y B%
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 2 2 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 5 3 2 60
Güneş tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 2 2 0 100
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 2 2 0 100
Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 1 0 100
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 3 3 0 100



6.SINIF MOZAİK TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI 1

322,839 27,86
%

ÇANAKKALE / BİGA
DUMLUPINAR ORTAOKULU

6D  -  447
FURKAN KENAR 75 45 23 7 37 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5988.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 24 333 416 5988 % 27,86

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 26 96 722 878 21492

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 7 6 2 5,00 % 33

Cevap Anahtarı A DCBADBCAACDACDB

Cevaplarınız bCBADBadA  cdaB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A BCBDDBADDC

Cevaplarınız BCBDbBdDDa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A BAABCAADCA

Cevaplarınız BAAdCAADbd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A DDCACBBAAD

Cevaplarınız DDCACBBAAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 6 5 4 4,33 % 29

Cevap Anahtarı A DCDCDBAABCBDACA

Cevaplarınız caD DBAbc  DAd 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 8 6 1 6,00 % 40

Cevap Anahtarı A AABDBCCDADCABBD

Cevaplarınız  ABbBdCDADabcdD

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 6 3 2 50
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 2 2 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 3 2 1 67
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 2 2 0 100
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 0 1 0
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 2 1 1 50

Din K.ve A.B. S D Y B%
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 1 1 0 100
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 5 4 1 80
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 2 1 1 50
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 2 1 1 50

İngilizce S D Y B%
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 4 4 0 100
Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 3 3 0 100
Students will be able to talk about repeated actions. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 2 1 1 50
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 3 0 2 0
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 1 1 50
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 3 1 1 33
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 3 1 0 33
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 2 2 0 100

Fen S D Y B%
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 2 0 1 0
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 5 3 2 60
Güneş tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 2 2 0 100
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 2 2 0 100
Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 0 1 0
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 3 1 2 33



6.SINIF MOZAİK TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI 1

261,025 56,64
%

ÇANAKKALE / BİGA
DUMLUPINAR ORTAOKULU

6D  -  450
GÜNCE SÜZER 75 33 38 4 20 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(12173.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 17 66 545 662 12173 % 56,64

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 26 96 722 878 21492

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 4 11 0 0,33 % 2

Cevap Anahtarı B CDACDBDCBADBCAA

Cevaplarınız acbCacDCBdadacc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 4 6 0 2,00 % 20

Cevap Anahtarı B ADDCBCBDDB

Cevaplarınız AbDdBdacaB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 3 3 4 2,00 % 20

Cevap Anahtarı B AADCABAABC

Cevaplarınız AADbd b   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B AADDDCACBB

Cevaplarınız AADDDCACBd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 7 8 0 4,33 % 29

Cevap Anahtarı B CBDACADCDCDBAAB

Cevaplarınız adcdCADCaCDcbAd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 6 9 0 3,00 % 20

Cevap Anahtarı B DCABBDAABDBCCDA

Cevaplarınız DaccBbAAccBddaA

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 6 2 4 33
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 2 1 1 50
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 3 1 2 33
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 2 1 1 50
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 0 1 0
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 2 1 1 50

Din K.ve A.B. S D Y B%
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 1 0 0 0
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 5 1 1 20
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 2 1 1 50
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 2 1 1 50

İngilizce S D Y B%
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 4 3 1 75
Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 3 3 0 100
Students will be able to talk about repeated actions. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 2 1 1 50
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 3 2 1 67
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 0 2 0
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 3 2 1 67
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 3 2 1 67
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 2 0 2 0

Fen S D Y B%
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 2 1 1 50
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 5 2 3 40
Güneş tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 2 0 2 0
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 2 2 0 100
Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 0 1 0
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 3 1 2 33



6.SINIF MOZAİK TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI 1

292,316 41,13
%

ÇANAKKALE / BİGA
DUMLUPINAR ORTAOKULU

6D  -  479
İKBAL ACAR 75 36 39 0 23 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(8840.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 46 447 549 8840 % 41,13

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 26 96 722 878 21492

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 8 7 0 5,67 % 38

Cevap Anahtarı B CDACDBDCBADBCAA

Cevaplarınız baddDBcCBcDBaAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 4 6 0 2,00 % 20

Cevap Anahtarı B ADDCBCBDDB

Cevaplarınız bDDdcaBDbd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 2 8 0 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı B AADCABAABC

Cevaplarınız dbabdBcAad

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı B AADDDCACBB

Cevaplarınız AAaDDCcCBa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 5 10 0 1,67 % 11

Cevap Anahtarı B CBDACADCDCDBAAB

Cevaplarınız CaDcbAadadDabAd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 10 5 0 8,33 % 56

Cevap Anahtarı B DCABBDAABDBCCDA

Cevaplarınız DdAcBDbABcBaCDA

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 6 3 3 50
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 2 0 2 0
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 3 2 1 67
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 2 1 1 50
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 0 1 0
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 2 1 1 50

Din K.ve A.B. S D Y B%
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 1 1 0 100
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 5 1 4 20
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 2 0 2 0
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 2 0 2 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 4 2 2 50
Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 3 3 0 100
Students will be able to talk about repeated actions. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 2 1 1 50
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 3 1 2 33
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 0 2 0
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 3 0 3 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 3 3 0 100
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 2 0 2 0

Fen S D Y B%
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 2 0 2 0
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 5 4 1 80
Güneş tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 2 2 0 100
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 2 2 0 100
Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 0 1 0
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 3 2 1 67



6.SINIF MOZAİK TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI 1

256,438 58,92
%

ÇANAKKALE / BİGA
DUMLUPINAR ORTAOKULU

6D  -  699
KERE  KUTLU 75 26 19 30 19 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(12663.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 18 68 556 677 12663 % 58,92

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 26 96 722 878 21492

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 8 7 0 5,67 % 38

Cevap Anahtarı B CDACDBDCBADBCAA

Cevaplarınız CDACcabbBAacCAc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı B ADDCBCBDDB

Cevaplarınız AbDCBdBcDd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı B AADCABAABC

Cevaplarınız dADCABbAcC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı B AADDDCACBB

Cevaplarınız AbDDDdcdBc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 0 0 15 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CBDACADCDCDBAAB

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 0 0 15 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DCABBDAABDBCCDA

Cevaplarınız

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 6 4 2 67
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 2 1 1 50
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 3 2 1 67
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 2 0 2 0
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 1 0 100
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 2 2 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 1 1 0 100
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 5 2 3 40
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 2 2 0 100
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 2 2 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 4 0 4 0
Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 3 2 1 67
Students will be able to talk about repeated actions. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 2 0 0 0
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 3 0 0 0
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 0 0 0
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 3 0 0 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 3 0 0 0
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 2 0 0 0

Fen S D Y B%
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 2 0 0 0
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 5 0 0 0
Güneş tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 2 0 0 0
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 2 0 0 0
Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 0 0 0
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 3 0 0 0



6.SINIF MOZAİK TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI 1

302,379 36,53
%

ÇANAKKALE / BİGA
DUMLUPINAR ORTAOKULU

6D  -  579
KEREM KAAN GÜR 75 42 26 7 33 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(7851.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 36 402 496 7851 % 36,53

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 26 96 722 878 21492

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 7 6 2 5,00 % 33

Cevap Anahtarı A DCBADBCAACDACDB

Cevaplarınız cCBADBaAAb c ad

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A BCBDDBADDC

Cevaplarınız cCdDaBADDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A BAABCAADCA

Cevaplarınız BAcBCAbDCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A DDCACBBAAD

Cevaplarınız DDCACBaAAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 5 7 3 2,67 % 18

Cevap Anahtarı A DCDCDBAABCBDACA

Cevaplarınız c bCc AcabB ACd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 6 7 2 3,67 % 24

Cevap Anahtarı A AABDBCCDADCABBD

Cevaplarınız  ccbBdCDAD bacD

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 6 3 2 50
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 2 1 1 50
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 3 2 1 67
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 2 2 0 100
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 0 1 0
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 2 2 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 1 1 0 100
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 5 4 1 80
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 2 1 1 50
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 2 2 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 4 3 1 75
Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 3 3 0 100
Students will be able to talk about repeated actions. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 2 0 1 0
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 3 1 1 33
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 0 2 0
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 3 3 0 100
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 3 0 3 0
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 2 1 0 50

Fen S D Y B%
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 2 0 1 0
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 5 1 4 20
Güneş tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 2 2 0 100
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 2 2 0 100
Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 0 0 0
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 3 1 2 33



6.SINIF MOZAİK TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI 1

225,666 76,05
%

ÇANAKKALE / BİGA
DUMLUPINAR ORTAOKULU

6D  -  0
KEREM KUTU 75 11 15 49 6 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(16345.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 23 85 662 796 16345 % 76,05

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 26 96 722 878 21492

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 0 0 15 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CDACDBDCBADBCAA

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 0 0 10 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ADDCBCBDDB

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 0 0 10 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B AADCABAABC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 0 0 10 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B AADDDCACBB

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 1 10 4 -2,33 % 0

Cevap Anahtarı B CBDACADCDCDBAAB

Cevaplarınız bcaA  aacbc cd 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 10 5 0 8,33 % 56

Cevap Anahtarı B DCABBDAABDBCCDA

Cevaplarınız DCbacDAAcDBdCDA

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 0 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 6 0 0 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 0 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 0 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 0 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 0 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 0 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0

Tarih S D Y B%
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 2 0 0 0
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 3 0 0 0
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 2 0 0 0
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 0 0 0
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 2 0 0 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 1 0 0 0
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 5 0 0 0
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 2 0 0 0
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 2 0 0 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 2 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 4 0 0 0
Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 3 0 0 0
Students will be able to talk about repeated actions. 1 0 0 0

Matematik S D Y B%
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 2 0 2 0
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 3 0 3 0
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 0 1 0
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 3 0 2 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 3 0 2 0
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 2 1 0 50

Fen S D Y B%
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 2 1 1 50
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 5 3 2 60
Güneş tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 2 2 0 100
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 2 2 0 100
Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 1 0 100
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 3 1 2 33



6.SINIF MOZAİK TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI 1

321,821 28,20
%

ÇANAKKALE / BİGA
DUMLUPINAR ORTAOKULU

6D  -  852
MELİKE  ÖZKAN 75 45 29 1 35 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6060.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 25 335 419 6060 % 28,20

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 26 96 722 878 21492

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 9 6 0 7,00 % 47

Cevap Anahtarı B CDACDBDCBADBCAA

Cevaplarınız CDACbBcaBdDBCbc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı B ADDCBCBDDB

Cevaplarınız AbDCBdBDad

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B AADCABAABC

Cevaplarınız cADdABAABC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B AADDDCACBB

Cevaplarınız AbcDDCACBB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 5 9 1 2,00 % 13

Cevap Anahtarı B CBDACADCDCDBAAB

Cevaplarınız CacAdAa caDcAbc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 9 6 0 7,00 % 47

Cevap Anahtarı B DCABBDAABDBCCDA

Cevaplarınız DCcBcaAABaBbaDA

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 6 6 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 2 1 1 50
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 3 2 1 67
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 2 1 1 50
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 0 1 0
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 2 2 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 1 1 0 100
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 5 4 1 80
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 2 2 0 100
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 2 1 1 50

İngilizce S D Y B%
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 4 4 0 100
Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 3 2 1 67
Students will be able to talk about repeated actions. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 2 0 2 0
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 3 0 2 0
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 0 2 0
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 3 1 2 33
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 3 3 0 100
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 2 1 1 50

Fen S D Y B%
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 2 1 1 50
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 5 3 2 60
Güneş tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 2 1 1 50
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 2 2 0 100
Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 1 0 100
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 3 1 2 33



6.SINIF MOZAİK TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI 1

280,556 46,88
%

ÇANAKKALE / BİGA
DUMLUPINAR ORTAOKULU

6D  -  493
MEVANUR ÖZKAN 75 39 36 0 27 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(10075.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 16 56 490 595 10075 % 46,88

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 26 96 722 878 21492

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 6 9 0 3,00 % 20

Cevap Anahtarı B CDACDBDCBADBCAA

Cevaplarınız bccdaBbCBcDBabA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı B ADDCBCBDDB

Cevaplarınız dDDCBCaDDd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı B AADCABAABC

Cevaplarınız bADaABAbaC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B AADDDCACBB

Cevaplarınız AADDDCcbBB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 5 10 0 1,67 % 11

Cevap Anahtarı B CBDACADCDCDBAAB

Cevaplarınız aabACbaaDbDaAba

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 7 8 0 4,33 % 29

Cevap Anahtarı B DCABBDAABDBCCDA

Cevaplarınız DabadDAABDBaacd

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 6 3 3 50
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 2 2 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 3 1 2 33
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 2 1 1 50
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 1 0 100
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 2 2 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 1 1 0 100
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 5 2 3 40
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 2 2 0 100
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 2 1 1 50

İngilizce S D Y B%
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 4 2 2 50
Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 3 3 0 100
Students will be able to talk about repeated actions. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 2 0 2 0
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 3 0 3 0
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 1 1 50
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 3 2 1 67
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 3 1 2 33
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 2 1 1 50

Fen S D Y B%
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 2 1 1 50
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 5 4 1 80
Güneş tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 2 0 2 0
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 2 1 1 50
Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 0 1 0
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 3 1 2 33



6.SINIF MOZAİK TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI 1

303,762 35,90
%

ÇANAKKALE / BİGA
DUMLUPINAR ORTAOKULU

6D  -  700
MUSTAFA EREN COŞKUN 75 43 26 6 34 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(7716.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 35 399 490 7716 % 35,90

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 26 96 722 878 21492

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 6 8 1 3,33 % 22

Cevap Anahtarı B CDACDBDCBADBCAA

Cevaplarınız CcbbcdbCBAaBa A

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B ADDCBCBDDB

Cevaplarınız ADDCBdaDDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B AADCABAABC

Cevaplarınız AADCABAABC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı B AADDDCACBB

Cevaplarınız AAcDDCAaBd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 2 8 5 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı B CBDACADCDCDBAAB

Cevaplarınız   aAd   cdbcAbc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 10 5 0 8,33 % 56

Cevap Anahtarı B DCABBDAABDBCCDA

Cevaplarınız DCABBadAcaBdCDA

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 6 3 3 50
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 0 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 2 1 1 50
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 3 2 1 67
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 2 2 0 100
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 1 0 100
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 2 2 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 1 1 0 100
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 5 5 0 100
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 2 2 0 100
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 2 2 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 4 2 2 50
Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 3 3 0 100
Students will be able to talk about repeated actions. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 2 0 1 0
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 3 0 1 0
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 0 2 0
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 3 1 2 33
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 3 0 1 0
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 2 1 1 50

Fen S D Y B%
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 2 0 2 0
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 5 3 2 60
Güneş tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 2 2 0 100
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 2 2 0 100
Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 1 0 100
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 3 2 1 67



6.SINIF MOZAİK TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI 1

243,201 66,15
%

ÇANAKKALE / BİGA
DUMLUPINAR ORTAOKULU

6D  -  518
SAFA DURMAZ 75 28 30 17 18 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(14217.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 20 76 599 725 14217 % 66,15

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 26 96 722 878 21492

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 4 6 5 2,00 % 13

Cevap Anahtarı B CDACDBDCBADBCAA

Cevaplarınız     aBc BAbcCdd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 5 2 3 4,33 % 43

Cevap Anahtarı B ADDCBCBDDB

Cevaplarınız ADc Bd DD 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 5 2 3 4,33 % 43

Cevap Anahtarı B AADCABAABC

Cevaplarınız bA  A AAdC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı B AADDDCACBB

Cevaplarınız AAaDDCcCBd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 1 11 3 -2,67 % 0

Cevap Anahtarı B CBDACADCDCDBAAB

Cevaplarınız babcdcaaDbad   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 6 6 3 4,00 % 27

Cevap Anahtarı B DCABBDAABDBCCDA

Cevaplarınız DbAada  BbB CDd

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 6 2 2 33
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 0 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 2 1 1 50
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 3 2 0 67
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 2 1 0 50
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 1 0 100
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 2 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 1 0 0 0
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 5 3 2 60
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 2 2 0 100
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 2 0 0 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 4 2 2 50
Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 3 3 0 100
Students will be able to talk about repeated actions. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 2 0 2 0
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 3 0 2 0
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 1 0 50
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 3 0 2 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 3 0 3 0
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 2 0 2 0

Fen S D Y B%
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 2 0 0 0
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 5 3 1 60
Güneş tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 2 2 0 100
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 2 1 1 50
Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 0 1 0
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 3 0 3 0



6.SINIF MOZAİK TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI 1

371,741 12,69
%

ÇANAKKALE / BİGA
DUMLUPINAR ORTAOKULU

6D  -  521
SELİN GİDER 75 51 9 15 48 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2728.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 13 189 230 2728 % 12,69

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 26 96 722 878 21492

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 10 4 1 8,67 % 58

Cevap Anahtarı B CDACDBDCBADBCAA

Cevaplarınız a AdcBcCBADBCAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı B ADDCBCBDDB

Cevaplarınız AbDCBdaDDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B AADCABAABC

Cevaplarınız AADCABAABC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 0 1 9,00 % 90

Cevap Anahtarı B AADDDCACBB

Cevaplarınız AADDDCACB 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 6 1 8 5,67 % 38

Cevap Anahtarı B CBDACADCDCDBAAB

Cevaplarınız   DAC c DC    B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 9 1 5 8,67 % 58

Cevap Anahtarı B DCABBDAABDBCCDA

Cevaplarınız DCAB DAABbB    

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 6 4 2 67
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 2 1 1 50
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 3 1 2 33
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 2 2 0 100
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 1 0 100
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 2 2 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 1 1 0 100
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 5 5 0 100
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 2 2 0 100
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 2 2 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 4 3 0 75
Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 3 3 0 100
Students will be able to talk about repeated actions. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 2 1 1 50
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 3 0 0 0
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 2 0 100
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 3 2 0 67
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 3 0 0 0
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 2 1 0 50

Fen S D Y B%
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 2 1 0 50
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 5 4 1 80
Güneş tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 2 0 0 0
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 2 1 0 50
Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 1 0 100
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 3 2 0 67



6.SINIF MOZAİK TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI 1

308,239 33,93
%

ÇANAKKALE / BİGA
DUMLUPINAR ORTAOKULU

6D  -  524
SEVGİNAZ TUTAL 75 42 33 0 31 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(7292.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 32 383 473 7292 % 33,93

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 26 96 722 878 21492

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 8 7 0 5,67 % 38

Cevap Anahtarı A DCBADBCAACDACDB

Cevaplarınız bCBcDdCAAdcdCaB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı A BCBDDBADDC

Cevaplarınız ddcDDBAccC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A BAABCAADCA

Cevaplarınız BAABCbADCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı A DDCACBBAAD

Cevaplarınız aDdACBBAbb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 6 9 0 3,00 % 20

Cevap Anahtarı A DCDCDBAABCBDACA

Cevaplarınız ababDBAABCccbbc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 8 7 0 5,67 % 38

Cevap Anahtarı A AABDBCCDADCABBD

Cevaplarınız AAaacaCDADCdadD

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 6 4 2 67
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 2 0 2 0
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 3 1 2 33
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 2 2 0 100
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 1 0 100
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 2 1 1 50

Din K.ve A.B. S D Y B%
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 1 1 0 100
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 5 4 1 80
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 2 2 0 100
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 2 2 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 4 3 1 75
Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 3 2 1 67
Students will be able to talk about repeated actions. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 2 0 2 0
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 3 1 2 33
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 1 1 50
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 3 1 2 33
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 3 2 1 67
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 2 1 1 50

Fen S D Y B%
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 2 1 1 50
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 5 1 4 20
Güneş tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 2 2 0 100
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 2 2 0 100
Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 1 0 100
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 3 1 2 33



6.SINIF MOZAİK TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI 1

415,276 4,24
%

ÇANAKKALE / BİGA
DUMLUPINAR ORTAOKULU

6D  -  598
SILA DAL 75 58 11 6 54 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(912.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 3 88 104 912 % 4,24

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 26 96 722 878 21492

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 11 3 1 10,00 % 67

Cevap Anahtarı A DCBADBCAACDACDB

Cevaplarınız cCBADBCAbC AdDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı A BCBDDBADDC

Cevaplarınız BdaDaBAaDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A BAABCAADCA

Cevaplarınız BAABCAADCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A DDCACBBAAD

Cevaplarınız DDdACBdAAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 9 1 5 8,67 % 58

Cevap Anahtarı A DCDCDBAABCBDACA

Cevaplarınız D DCDdA B  DAC 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 14 1 0 13,67 % 91

Cevap Anahtarı A AABDBCCDADCABBD

Cevaplarınız AABDBCCDADCcBBD

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 6 5 1 83
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 2 1 1 50
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 3 1 2 33
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 2 2 0 100
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 0 1 0
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 2 2 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 1 1 0 100
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 5 5 0 100
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 2 2 0 100
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 2 2 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 4 2 2 50
Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 3 3 0 100
Students will be able to talk about repeated actions. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 2 2 0 100
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 3 0 0 0
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 2 0 100
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 3 3 0 100
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 3 1 0 33
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 2 1 1 50

Fen S D Y B%
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 2 2 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 5 4 1 80
Güneş tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 2 2 0 100
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 2 2 0 100
Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 1 0 100
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 3 3 0 100



6.SINIF MOZAİK TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI 1

377,145 11,48
%

ÇANAKKALE / BİGA
DUMLUPINAR ORTAOKULU

6D  -  483
YİĞİT CESUR 75 53 12 10 49 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2467.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 12 177 211 2467 % 11,48

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 26 96 722 878 21492

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 7 5 3 5,33 % 36

Cevap Anahtarı A DCBADBCAACDACDB

Cevaplarınız cCBdD CAAd  Cbd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A BCBDDBADDC

Cevaplarınız BCBDaBADDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A BAABCAADCA

Cevaplarınız BdABCAADCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A DDCACBBAAD

Cevaplarınız DDCACBdAAb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 7 1 7 6,67 % 44

Cevap Anahtarı A DCDCDBAABCBDACA

Cevaplarınız   DCD AAB   dC 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 13 2 0 12,33 % 82

Cevap Anahtarı A AABDBCCDADCABBD

Cevaplarınız AABaBCCDADCdBBD

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 6 4 1 67
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 0 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 2 2 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 3 3 0 100
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 2 2 0 100
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 0 1 0
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 2 2 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 1 1 0 100
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 5 4 1 80
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 2 2 0 100
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 2 2 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 4 3 1 75
Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 3 3 0 100
Students will be able to talk about repeated actions. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 2 0 0 0
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 3 1 0 33
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 2 0 100
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 3 3 0 100
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 3 1 0 33
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 2 0 1 0

Fen S D Y B%
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 2 2 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 5 3 2 60
Güneş tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 2 2 0 100
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 2 2 0 100
Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 1 0 100
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 3 3 0 100



6.SINIF MOZAİK TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI 1

241,712 67,03
%

ÇANAKKALE / BİGA
DUMLUPINAR ORTAOKULU

6D  -  538
YUSU  SAİD YAZAR 75 27 48 0 11 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(14407.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 21 77 605 732 14407 % 67,03

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 26 96 722 878 21492

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 4 11 0 0,33 % 2

Cevap Anahtarı A DCBADBCAACDACDB

Cevaplarınız DdBbccaAbacdbaB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 4 6 0 2,00 % 20

Cevap Anahtarı A BCBDDBADDC

Cevaplarınız daBDacbDaC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 2 8 0 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı A BAABCAADCA

Cevaplarınız acdaCbbaCd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 4 6 0 2,00 % 20

Cevap Anahtarı A DDCACBBAAD

Cevaplarınız DbbdCBadAa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 6 9 0 3,00 % 20

Cevap Anahtarı A DCDCDBAABCBDACA

Cevaplarınız DdcdDcbcBdBDbdA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 7 8 0 4,33 % 29

Cevap Anahtarı A AABDBCCDADCABBD

Cevaplarınız AABaBadcADadddD

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 6 1 5 17
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 2 0 2 0
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 3 2 1 67
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 2 1 1 50
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 0 1 0
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 2 1 1 50

Din K.ve A.B. S D Y B%
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 1 0 1 0
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 5 1 4 20
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 2 0 2 0
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 2 1 1 50

İngilizce S D Y B%
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 4 1 3 25
Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 3 2 1 67
Students will be able to talk about repeated actions. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 2 2 0 100
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 3 1 2 33
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 1 1 50
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 3 0 3 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 3 2 1 67
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 2 0 2 0

Fen S D Y B%
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 2 1 1 50
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 5 3 2 60
Güneş tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 2 0 2 0
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 2 2 0 100
Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 0 1 0
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 3 1 2 33



6.SINIF MOZAİK TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI 1

334,111 23,96
%

ÇANAKKALE / BİGA
DUMLUPINAR ORTAOKULU

6E  -  710
AHMET EREN BOZKURT 75 45 17 13 39 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5149.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 20 297 372 5149 % 23,96

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 19 96 722 878 21492

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 8 7 0 5,67 % 38

Cevap Anahtarı A DCBADBCAACDACDB

Cevaplarınız baBADBCbAdacaDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı A BCBDDBADDC

Cevaplarınız dbaDDBAacC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A BAABCAADCA

Cevaplarınız BAABCAADCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A DDCACBBAAD

Cevaplarınız DDCcCBBAAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 0 2 13 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı A DCDCDBAABCBDACA

Cevaplarınız   a          d 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 13 2 0 12,33 % 82

Cevap Anahtarı A AABDBCCDADCABBD

Cevaplarınız AABDBCCDADCcBdD

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 6 4 2 67
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 2 0 2 0
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 3 1 2 33
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 2 2 0 100
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 1 0 100
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 2 1 1 50

Din K.ve A.B. S D Y B%
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 1 1 0 100
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 5 5 0 100
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 2 2 0 100
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 2 2 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 4 3 1 75
Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 3 3 0 100
Students will be able to talk about repeated actions. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 2 0 0 0
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 3 0 0 0
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 0 1 0
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 3 0 1 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 3 0 0 0
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 2 0 0 0

Fen S D Y B%
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 2 2 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 5 4 1 80
Güneş tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 2 2 0 100
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 2 2 0 100
Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 1 0 100
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 3 2 1 67



6.SINIF MOZAİK TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI 1

301,660 36,86
%

ÇANAKKALE / BİGA
DUMLUPINAR ORTAOKULU

6E  -  721
AYŞE AZRA DÖNMEZ 75 40 24 11 32 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(7922.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 37 404 499 7922 % 36,86

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 19 96 722 878 21492

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 10 4 1 8,67 % 58

Cevap Anahtarı A DCBADBCAACDACDB

Cevaplarınız cCBADBC dbDACaB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı A BCBDDBADDC

Cevaplarınız cdBDbBAaDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 1 1 7,67 % 77

Cevap Anahtarı A BAABCAADCA

Cevaplarınız BAAaCAAD A

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 8 0 2 8,00 % 80

Cevap Anahtarı A DDCACBBAAD

Cevaplarınız DDC CBBAA 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 3 5 7 1,33 % 9

Cevap Anahtarı A DCDCDBAABCBDACA

Cevaplarınız     cdAb aaDA  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 5 10 0 1,67 % 11

Cevap Anahtarı A AABDBCCDADCABBD

Cevaplarınız AAcbcbbaAbbA*dD

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 6 5 1 83
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 0 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 2 0 2 0
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 3 2 1 67
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 2 2 0 100
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 0 1 0
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 2 2 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 1 1 0 100
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 5 4 1 80
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 2 2 0 100
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 2 1 0 50

İngilizce S D Y B%
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 4 3 0 75
Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 3 3 0 100
Students will be able to talk about repeated actions. 1 0 0 0

Matematik S D Y B%
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 2 1 0 50
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 3 0 2 0
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 0 0 0
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 3 1 0 33
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 3 0 2 0
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 2 1 1 50

Fen S D Y B%
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 2 1 1 50
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 5 2 3 40
Güneş tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 2 0 2 0
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 2 1 1 50
Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 0 1 0
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 3 1 2 33



6.SINIF MOZAİK TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI 1

285,736 44,40
%

ÇANAKKALE / BİGA
DUMLUPINAR ORTAOKULU

6E  -  383
BELİNAY TURAN 75 38 37 0 25 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(9542.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 52 478 583 9542 % 44,40

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 19 96 722 878 21492

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 9 6 0 7,00 % 47

Cevap Anahtarı B CDACDBDCBADBCAA

Cevaplarınız CacCaBcaBdDBCAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı B ADDCBCBDDB

Cevaplarınız AbDCBdaDDd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 4 6 0 2,00 % 20

Cevap Anahtarı B AADCABAABC

Cevaplarınız AcDdcBbdcC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B AADDDCACBB

Cevaplarınız AAcDDCACBc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 2 13 0 -2,33 % 0

Cevap Anahtarı B CBDACADCDCDBAAB

Cevaplarınız dBbbddababcBbbc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 9 6 0 7,00 % 47

Cevap Anahtarı B DCABBDAABDBCCDA

Cevaplarınız cCAacDbABaBCCcA

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 6 6 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 2 1 1 50
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 3 1 2 33
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 2 1 1 50
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 1 0 100
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 2 2 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 1 1 0 100
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 5 2 3 40
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 2 0 2 0
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 2 1 1 50

İngilizce S D Y B%
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 4 3 1 75
Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 3 3 0 100
Students will be able to talk about repeated actions. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 2 0 2 0
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 3 1 2 33
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 0 2 0
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 3 0 3 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 3 0 3 0
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 2 1 1 50

Fen S D Y B%
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 2 1 1 50
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 5 4 1 80
Güneş tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 2 1 1 50
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 2 1 1 50
Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 1 0 100
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 3 1 2 33



6.SINIF MOZAİK TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI 1

321,135 28,48
%

ÇANAKKALE / BİGA
DUMLUPINAR ORTAOKULU

6E  -  387
BETÜL AKPINAR 75 41 20 14 34 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6120.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 26 338 422 6120 % 28,48

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 19 96 722 878 21492

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 11 2 2 10,33 % 69

Cevap Anahtarı A DCBADBCAACDACDB

Cevaplarınız bCBADBaAAC A DB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı A BCBDDBADDC

Cevaplarınız BdBDbBdcDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A BAABCAADCA

Cevaplarınız BAAcCAADCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 6 3 1 5,00 % 50

Cevap Anahtarı A DDCACBBAAD

Cevaplarınız DbCd BaAAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 1 4 10 -0,33 % 0

Cevap Anahtarı A DCDCDBAABCBDACA

Cevaplarınız D   cc cc      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 8 6 1 6,00 % 40

Cevap Anahtarı A AABDBCCDADCABBD

Cevaplarınız AABaBddDccCbB D

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 6 4 1 67
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 2 1 1 50
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 3 1 2 33
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 2 2 0 100
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 0 1 0
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 2 2 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 1 1 0 100
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 5 4 1 80
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 2 2 0 100
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 2 2 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 4 1 2 25
Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 3 3 0 100
Students will be able to talk about repeated actions. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 2 1 0 50
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 3 0 1 0
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 0 1 0
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 3 0 0 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 3 0 1 0
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 2 0 1 0

Fen S D Y B%
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 2 1 1 50
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 5 3 2 60
Güneş tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 2 1 1 50
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 2 0 2 0
Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 1 0 100
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 3 2 0 67



6.SINIF MOZAİK TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI 1

385,494 9,55
%

ÇANAKKALE / BİGA
DUMLUPINAR ORTAOKULU

6E  -  697
BUĞRA YAZN 75 53 18 4 47 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2053.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 9 148 179 2053 % 9,55

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 19 96 722 878 21492

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 12 2 1 11,33 % 76

Cevap Anahtarı B CDACDBDCBADBCAA

Cevaplarınız C ACcBbCBADBCAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı B ADDCBCBDDB

Cevaplarınız ADDCadBcDd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B AADCABAABC

Cevaplarınız AADCABAABC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı B AADDDCACBB

Cevaplarınız AAbDDdcCBa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 6 6 3 4,00 % 27

Cevap Anahtarı B CBDACADCDCDBAAB

Cevaplarınız baDACda DCDc  c

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 13 2 0 12,33 % 82

Cevap Anahtarı B DCABBDAABDBCCDA

Cevaplarınız DCcBBDAABaBCCDA

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 6 6 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 2 0 2 0
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 3 3 0 100
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 2 0 2 0
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 1 0 100
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 2 2 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 1 1 0 100
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 5 5 0 100
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 2 2 0 100
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 2 2 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 4 1 3 25
Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 3 3 0 100
Students will be able to talk about repeated actions. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 2 1 1 50
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 3 0 1 0
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 1 1 50
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 3 2 0 67
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 3 1 2 33
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 2 1 1 50

Fen S D Y B%
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 2 2 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 5 3 2 60
Güneş tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 2 2 0 100
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 2 2 0 100
Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 1 0 100
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 3 3 0 100



6.SINIF MOZAİK TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI 1

246,811 64,21
%

ÇANAKKALE / BİGA
DUMLUPINAR ORTAOKULU

6E  -  392
CAHİT MENEK* 75 30 43 2 15 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(13799.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 74 593 719 13799 % 64,21

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 19 96 722 878 21492

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 6 8 1 3,33 % 22

Cevap Anahtarı A DCBADBCAACDACDB

Cevaplarınız cCBADcbdcCb aaB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A BCBDDBADDC

Cevaplarınız BCBDbBAaDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 4 6 0 2,00 % 20

Cevap Anahtarı A BAABCAADCA

Cevaplarınız BAAaCccabd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı A DDCACBBAAD

Cevaplarınız acdAdBabAc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 4 10 1 0,67 % 4

Cevap Anahtarı A DCDCDBAABCBDACA

Cevaplarınız aCbbcBddBdBadb 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 5 10 0 1,67 % 11

Cevap Anahtarı A AABDBCCDADCABBD

Cevaplarınız AAdDB*accbaAdab

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 6 3 3 50
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 0 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 2 2 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 3 2 1 67
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 2 2 0 100
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 0 1 0
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 2 2 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 1 1 0 100
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 5 3 2 60
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 2 0 2 0
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 2 0 2 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 2 0 2 0
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 4 1 3 25
Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 3 2 1 67
Students will be able to talk about repeated actions. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 2 0 2 0
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 3 2 1 67
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 1 1 50
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 3 0 3 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 3 0 2 0
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 2 1 1 50

Fen S D Y B%
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 2 1 1 50
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 5 4 1 80
Güneş tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 2 0 2 0
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 2 0 2 0
Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 0 1 0
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 3 0 3 0



6.SINIF MOZAİK TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI 1

293,463 40,55
%

ÇANAKKALE / BİGA
DUMLUPINAR ORTAOKULU

6E  -  395
CEMİLCAN MEDİ 75 41 33 1 30 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(8716.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 44 443 545 8716 % 40,55

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 19 96 722 878 21492

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 11 4 0 9,67 % 64

Cevap Anahtarı A DCBADBCAACDACDB

Cevaplarınız bCBADBbAACaACcB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı A BCBDDBADDC

Cevaplarınız BbacDBAbDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A BAABCAADCA

Cevaplarınız BdAaCAADCc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A DDCACBBAAD

Cevaplarınız DDCACBdAAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 2 12 1 -2,00 % 0

Cevap Anahtarı A DCDCDBAABCBDACA

Cevaplarınız a DaccbcBbccddb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 6 9 0 3,00 % 20

Cevap Anahtarı A AABDBCCDADCABBD

Cevaplarınız AdBDcCbaccCcBca

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 6 5 1 83
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 2 1 1 50
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 3 1 2 33
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 2 1 1 50
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 1 0 100
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 2 2 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 1 1 0 100
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 5 3 2 60
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 2 1 1 50
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 2 2 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 4 3 1 75
Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 3 3 0 100
Students will be able to talk about repeated actions. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 2 0 2 0
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 3 0 2 0
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 2 0 100
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 3 0 3 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 3 0 3 0
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 2 0 2 0

Fen S D Y B%
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 2 2 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 5 2 3 40
Güneş tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 2 0 2 0
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 2 0 2 0
Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 1 0 100
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 3 1 2 33



6.SINIF MOZAİK TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI 1

348,321 19,11
%

ÇANAKKALE / BİGA
DUMLUPINAR ORTAOKULU

6E  -  423
ELİF HAYAT ÖZEREN 75 47 20 8 40 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4108.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 15 253 317 4108 % 19,11

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 19 96 722 878 21492

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 13 1 1 12,67 % 84

Cevap Anahtarı A DCBADBCAACDACDB

Cevaplarınız DCBADBbAAC ACDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı A BCBDDBADDC

Cevaplarınız BCacDaADcC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 1 1 7,67 % 77

Cevap Anahtarı A BAABCAADCA

Cevaplarınız BAA CbADCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A DDCACBBAAD

Cevaplarınız DDCcCBdAAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 3 7 5 0,67 % 4

Cevap Anahtarı A DCDCDBAABCBDACA

Cevaplarınız Db   BcbcddDb  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 9 5 1 7,33 % 49

Cevap Anahtarı A AABDBCCDADCABBD

Cevaplarınız AcBaBCdaAD cBBD

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 6 5 1 83
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 2 2 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 3 2 1 67
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 2 0 2 0
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 1 0 100
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 2 1 1 50

Din K.ve A.B. S D Y B%
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 1 1 0 100
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 5 3 1 60
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 2 2 0 100
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 2 2 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 4 2 2 50
Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 3 3 0 100
Students will be able to talk about repeated actions. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 2 2 0 100
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 3 0 3 0
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 0 1 0
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 3 0 1 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 3 0 1 0
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 2 1 1 50

Fen S D Y B%
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 2 2 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 5 2 3 40
Güneş tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 2 0 2 0
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 2 2 0 100
Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 0 0 0
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 3 3 0 100



6.SINIF MOZAİK TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI 1

298,161 38,46
%

ÇANAKKALE / BİGA
DUMLUPINAR ORTAOKULU

6E  -  705
ELVİN YÖRÜK 75 43 29 3 33 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(8266.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 40 419 517 8266 % 38,46

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 19 96 722 878 21492

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 8 6 1 6,00 % 40

Cevap Anahtarı B CDACDBDCBADBCAA

Cevaplarınız C ACcBbCcdbBCdA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı B ADDCBCBDDB

Cevaplarınız ADDCBdBaaB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B AADCABAABC

Cevaplarınız AADCABbABC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B AADDDCACBB

Cevaplarınız AADDDCACBa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 2 12 1 -2,00 % 0

Cevap Anahtarı B CBDACADCDCDBAAB

Cevaplarınız ddcAbbcdcCa bda

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 8 6 1 6,00 % 40

Cevap Anahtarı B DCABBDAABDBCCDA

Cevaplarınız DdccBa ABaBdCDA

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 6 4 2 67
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 2 1 1 50
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 3 3 0 100
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 2 1 1 50
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 0 1 0
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 2 2 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 1 1 0 100
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 5 4 1 80
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 2 2 0 100
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 2 2 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 4 3 1 75
Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 3 3 0 100
Students will be able to talk about repeated actions. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 2 0 2 0
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 3 0 3 0
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 0 2 0
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 3 1 2 33
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 3 0 3 0
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 2 1 0 50

Fen S D Y B%
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 2 0 1 0
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 5 3 2 60
Güneş tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 2 2 0 100
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 2 2 0 100
Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 0 1 0
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 3 1 2 33



6.SINIF MOZAİK TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI 1

293,141 40,74
%

ÇANAKKALE / BİGA
DUMLUPINAR ORTAOKULU

6E  -  427
ENES AVCI 75 34 12 29 30 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(8756.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 45 445 547 8756 % 40,74

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 19 96 722 878 21492

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 7 4 4 5,67 % 38

Cevap Anahtarı B CDACDBDCBADBCAA

Cevaplarınız d A DBbaBAD a A

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı B ADDCBCBDDB

Cevaplarınız ADDCBdBcaB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B AADCABAABC

Cevaplarınız AADCABAbBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 5 0 5 5,00 % 50

Cevap Anahtarı B AADDDCACBB

Cevaplarınız AA DDC    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 0 0 15 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CBDACADCDCDBAAB

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 6 4 5 4,67 % 31

Cevap Anahtarı B DCABBDAABDBCCDA

Cevaplarınız c ABa  ABaBb  A

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 6 2 2 33
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 0 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 2 1 1 50
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 3 3 0 100
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 2 1 1 50
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 0 1 0
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 2 2 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 1 1 0 100
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 5 4 1 80
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 2 2 0 100
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 2 2 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 4 1 0 25
Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 3 2 0 67
Students will be able to talk about repeated actions. 1 0 0 0

Matematik S D Y B%
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 2 0 0 0
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 3 0 0 0
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 0 0 0
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 3 0 0 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 3 0 0 0
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 2 0 0 0

Fen S D Y B%
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 2 0 1 0
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 5 4 1 80
Güneş tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 2 0 0 0
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 2 1 1 50
Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 0 0 0
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 3 1 1 33



6.SINIF MOZAİK TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI 1

256,210 59,04
%

ÇANAKKALE / BİGA
DUMLUPINAR ORTAOKULU

6E  -  998
EYMEN PULLUK 75 29 38 8 16 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(12689.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 69 557 678 12689 % 59,04

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 19 96 722 878 21492

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 8 6 1 6,00 % 40

Cevap Anahtarı A DCBADBCAACDACDB

Cevaplarınız cCBcDabAdaD CDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 6 3 1 5,00 % 50

Cevap Anahtarı A BCBDDBADDC

Cevaplarınız Bd bDBADbC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 1 9 0 -2,00 % 0

Cevap Anahtarı A BAABCAADCA

Cevaplarınız accdddbaCb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı A DDCACBBAAD

Cevaplarınız bbCAbBaAAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 3 9 3 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DCDCDBAABCBDACA

Cevaplarınız c Dd  dAaddcbCc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 5 7 3 2,67 % 18

Cevap Anahtarı A AABDBCCDADCABBD

Cevaplarınız cABadaC AD c db

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 6 3 3 50
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 0 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 2 1 1 50
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 3 2 0 67
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 2 1 1 50
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 1 0 100
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 2 1 1 50

Din K.ve A.B. S D Y B%
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 1 0 1 0
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 5 0 5 0
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 2 0 2 0
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 2 1 1 50

İngilizce S D Y B%
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 2 0 2 0
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 4 2 2 50
Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 3 3 0 100
Students will be able to talk about repeated actions. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 2 0 2 0
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 3 1 1 33
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 1 1 50
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 3 1 2 33
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 3 0 2 0
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 2 0 1 0

Fen S D Y B%
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 2 0 2 0
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 5 2 3 40
Güneş tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 2 1 0 50
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 2 2 0 100
Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 0 0 0
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 3 0 2 0



6.SINIF MOZAİK TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI 1

226,184 75,77
%

ÇANAKKALE / BİGA
DUMLUPINAR ORTAOKULU

6E  -  446
FURKAN BOZKURT 75 23 50 2 6 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(16285.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 17 84 661 795 16285 % 75,77

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 19 96 722 878 21492

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 7 6 2 5,00 % 33

Cevap Anahtarı B CDACDBDCBADBCAA

Cevaplarınız CDAC Bca cbBacA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı B ADDCBCBDDB

Cevaplarınız AccaBbdDbc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 2 8 0 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı B AADCABAABC

Cevaplarınız AdbaccAbad

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı B AADDDCACBB

Cevaplarınız bAcDbdcdBa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 1 14 0 -3,67 % 0

Cevap Anahtarı B CBDACADCDCDBAAB

Cevaplarınız aabddcabbacBdbd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 7 8 0 4,33 % 29

Cevap Anahtarı B DCABBDAABDBCCDA

Cevaplarınız DddBabAAacBbCDb

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 6 3 2 50
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 0 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 2 1 1 50
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 3 1 2 33
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 2 1 1 50
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 0 1 0
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 2 0 2 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 1 0 1 0
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 5 2 3 40
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 2 0 2 0
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 2 0 2 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 4 0 4 0
Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 3 2 1 67
Students will be able to talk about repeated actions. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 2 0 2 0
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 3 0 3 0
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 0 2 0
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 3 0 3 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 3 0 3 0
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 2 1 1 50

Fen S D Y B%
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 2 1 1 50
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 5 2 3 40
Güneş tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 2 2 0 100
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 2 1 1 50
Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 0 1 0
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 3 1 2 33



6.SINIF MOZAİK TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI 1

221,394 78,41
%

ÇANAKKALE / BİGA
DUMLUPINAR ORTAOKULU

6E  -  461
HASAN BAYRAMİÇ 75 21 54 0 3 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(16851.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 18 86 669 805 16851 % 78,41

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 19 96 722 878 21492

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 5 10 0 1,67 % 11

Cevap Anahtarı A DCBADBCAACDACDB

Cevaplarınız DbBAbcCdbdcAbcd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 0 10 0 -3,33 % 0

Cevap Anahtarı A BCBDDBADDC

Cevaplarınız caabaccacb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 2 8 0 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı A BAABCAADCA

Cevaplarınız cAbaCcdadb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı A DDCACBBAAD

Cevaplarınız bbdbCacAAa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 6 9 0 3,00 % 20

Cevap Anahtarı A DCDCDBAABCBDACA

Cevaplarınız abbaDabABCdcAbA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 5 10 0 1,67 % 11

Cevap Anahtarı A AABDBCCDADCABBD

Cevaplarınız AbcacaCbADacBac

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 6 2 4 33
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 2 0 2 0
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 3 0 3 0
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 2 0 2 0
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 0 1 0
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 2 0 2 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 1 0 1 0
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 5 2 3 40
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 2 0 2 0
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 2 0 2 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 2 0 2 0
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 4 1 3 25
Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 3 2 1 67
Students will be able to talk about repeated actions. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 2 0 2 0
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 3 1 2 33
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 1 1 50
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 3 0 3 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 3 3 0 100
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 2 1 1 50

Fen S D Y B%
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 2 1 1 50
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 5 0 5 0
Güneş tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 2 1 1 50
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 2 2 0 100
Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 0 1 0
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 3 1 2 33



6.SINIF MOZAİK TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI 1

280,577 46,87
%

ÇANAKKALE / BİGA
DUMLUPINAR ORTAOKULU

6E  -  3
MEHMET EMİN MERT 75 40 35 0 28 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(10073.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 55 489 594 10073 % 46,87

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 19 96 722 878 21492

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 10 5 0 8,33 % 56

Cevap Anahtarı A DCBADBCAACDACDB

Cevaplarınız caBADBCbACcACcB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı A BCBDDBADDC

Cevaplarınız BdBDDaAbcC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A BAABCAADCA

Cevaplarınız BbAcCAADCc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A DDCACBBAAD

Cevaplarınız DDCACBBAAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 5 10 0 1,67 % 11

Cevap Anahtarı A DCDCDBAABCBDACA

Cevaplarınız cbDCccdcaCBDcbd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 2 13 0 -2,33 % 0

Cevap Anahtarı A AABDBCCDADCABBD

Cevaplarınız bcaacd*bdaaAaBc

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 6 6 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 2 1 1 50
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 3 2 1 67
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 2 1 1 50
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 1 0 100
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 2 1 1 50

Din K.ve A.B. S D Y B%
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 1 1 0 100
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 5 3 2 60
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 2 1 1 50
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 2 2 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 4 4 0 100
Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 3 3 0 100
Students will be able to talk about repeated actions. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 2 1 1 50
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 3 1 2 33
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 1 1 50
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 3 1 2 33
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 3 1 2 33
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 2 0 2 0

Fen S D Y B%
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 2 0 2 0
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 5 1 4 20
Güneş tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 2 0 2 0
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 2 0 2 0
Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 0 1 0
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 3 1 2 33



6.SINIF MOZAİK TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI 1

292,316 41,13
%

ÇANAKKALE / BİGA
DUMLUPINAR ORTAOKULU

6E  -  499
MUSTAFA AKCAN 75 39 36 0 27 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(8840.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 46 447 549 8840 % 41,13

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 19 96 722 878 21492

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 4 11 0 0,33 % 2

Cevap Anahtarı B CDACDBDCBADBCAA

Cevaplarınız accCDdbbBdDdbbc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı B ADDCBCBDDB

Cevaplarınız ADDCddBbcB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 4 6 0 2,00 % 20

Cevap Anahtarı B AADCABAABC

Cevaplarınız AAbdccAbBd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B AADDDCACBB

Cevaplarınız AADDDCddBB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 9 6 0 7,00 % 47

Cevap Anahtarı B CBDACADCDCDBAAB

Cevaplarınız CBDACdcdDbDdAAa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 8 7 0 5,67 % 38

Cevap Anahtarı B DCABBDAABDBCCDA

Cevaplarınız DdcacaAdBaBCCDA

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 6 3 3 50
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 2 0 2 0
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 3 3 0 100
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 2 1 1 50
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 0 1 0
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 2 2 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 1 0 1 0
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 5 3 2 60
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 2 1 1 50
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 2 0 2 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 4 2 2 50
Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 3 3 0 100
Students will be able to talk about repeated actions. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 2 1 1 50
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 3 2 1 67
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 1 1 50
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 3 2 1 67
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 3 2 1 67
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 2 1 1 50

Fen S D Y B%
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 2 2 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 5 2 3 40
Güneş tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 2 2 0 100
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 2 2 0 100
Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 0 1 0
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 3 0 3 0



6.SINIF MOZAİK TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI 1

291,126 41,62
%

ÇANAKKALE / BİGA
DUMLUPINAR ORTAOKULU

6E  -  578
ÖYKÜ SARGIN 75 38 30 7 28 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(8945.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 49 456 560 8945 % 41,62

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 19 96 722 878 21492

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 8 5 2 6,33 % 42

Cevap Anahtarı B CDACDBDCBADBCAA

Cevaplarınız a  daBaCBADBCbA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı B ADDCBCBDDB

Cevaplarınız AbaCcbcbcB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B AADCABAABC

Cevaplarınız AADCABbAcC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B AADDDCACBB

Cevaplarınız AADDbCACBB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 3 9 3 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CBDACADCDCDBAAB

Cevaplarınız a Dbd abaacB Ac

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 7 6 2 5,00 % 33

Cevap Anahtarı B DCABBDAABDBCCDA

Cevaplarınız Db dcDAdcDB CDb

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 6 4 2 67
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 0 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 2 0 2 0
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 3 1 2 33
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 2 1 1 50
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 0 1 0
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 2 1 1 50

Din K.ve A.B. S D Y B%
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 1 1 0 100
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 5 3 2 60
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 2 2 0 100
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 2 2 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 4 4 0 100
Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 3 3 0 100
Students will be able to talk about repeated actions. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 2 1 1 50
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 3 1 1 33
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 0 2 0
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 3 0 2 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 3 0 2 0
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 2 1 1 50

Fen S D Y B%
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 2 1 0 50
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 5 2 2 40
Güneş tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 2 2 0 100
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 2 1 1 50
Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 0 1 0
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 3 1 2 33



6.SINIF MOZAİK TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI 1

238,393 68,87
%

ÇANAKKALE / BİGA
DUMLUPINAR ORTAOKULU

6E  -  528
ŞABAN EYMEN ALÇIN 75 22 33 20 11 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(14802.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 16 80 621 748 14802 % 68,87

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 19 96 722 878 21492

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 5 2 8 4,33 % 29

Cevap Anahtarı A DCBADBCAACDACDB

Cevaplarınız DCBAD bc       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı A BCBDDBADDC

Cevaplarınız cCdccBAbcd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı A BAABCAADCA

Cevaplarınız aAAadcAcdd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı A DDCACBBAAD

Cevaplarınız aDCcdBcAAc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 2 5 8 0,33 % 2

Cevap Anahtarı A DCDCDBAABCBDACA

Cevaplarınız c b   b c  Db A

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 4 7 4 1,67 % 11

Cevap Anahtarı A AABDBCCDADCABBD

Cevaplarınız cdcaBaC AD b  a

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 6 2 1 33
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 0 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 0 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 0 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0

Tarih S D Y B%
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 2 1 1 50
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 3 1 2 33
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 2 1 1 50
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 0 1 0
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 2 0 2 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 1 0 1 0
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 5 2 3 40
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 2 1 1 50
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 2 0 2 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 4 1 3 25
Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 3 3 0 100
Students will be able to talk about repeated actions. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 2 1 1 50
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 3 0 0 0
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 0 2 0
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 3 0 1 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 3 1 0 33
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 2 0 1 0

Fen S D Y B%
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 2 0 2 0
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 5 1 4 20
Güneş tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 2 1 0 50
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 2 2 0 100
Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 0 0 0
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 3 0 1 0



6.SINIF MOZAİK TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI 1

310,884 32,71
%

ÇANAKKALE / BİGA
DUMLUPINAR ORTAOKULU

6E  -  679
YUSUF ALİ CAN 75 39 19 17 32 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(7030.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 29 375 464 7030 % 32,71

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 19 96 722 878 21492

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 8 5 2 6,33 % 42

Cevap Anahtarı B CDACDBDCBADBCAA

Cevaplarınız aD dDBDCBADdb b

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 4 4 2 2,67 % 27

Cevap Anahtarı B ADDCBCBDDB

Cevaplarınız dbDCBb  aB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 7 2 1 6,33 % 63

Cevap Anahtarı B AADCABAABC

Cevaplarınız cdDCABAA C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 0 1 9,00 % 90

Cevap Anahtarı B AADDDCACBB

Cevaplarınız AADDDCACB 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 1 4 10 -0,33 % 0

Cevap Anahtarı B CBDACADCDCDBAAB

Cevaplarınız   c a D c  d   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 10 4 1 8,67 % 58

Cevap Anahtarı B DCABBDAABDBCCDA

Cevaplarınız DCAaBa ABaBCCDc

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 6 2 4 33
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 0 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 0 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 2 1 1 50
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 3 0 2 0
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 2 1 0 50
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 0 1 0
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 2 2 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 1 1 0 100
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 5 3 1 60
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 2 1 1 50
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 2 2 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 4 3 0 75
Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 3 3 0 100
Students will be able to talk about repeated actions. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 2 1 1 50
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 3 0 0 0
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 0 1 0
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 3 0 1 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 3 0 0 0
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 2 0 1 0

Fen S D Y B%
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 2 1 0 50
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 5 4 1 80
Güneş tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 2 2 0 100
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 2 1 1 50
Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 1 0 100
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 3 1 2 33



6.SINIF MOZAİK TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI 1

220,330 78,95
%

ÇANAKKALE / BİGA
DUMLUPINAR ORTAOKULU

6E  -  677
YUSUF BERAT ALTINDAĞ 75 22 53 0 4 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(16967.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 19 87 673 809 16967 % 78,95

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 19 96 722 878 21492

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 4 11 0 0,33 % 2

Cevap Anahtarı B CDACDBDCBADBCAA

Cevaplarınız dDcCbdabBcaBdcc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 2 8 0 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı B ADDCBCBDDB

Cevaplarınız dbbCBadcba

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı B AADCABAABC

Cevaplarınız cbabAccABd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 2 8 0 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı B AADDDCACBB

Cevaplarınız ddcDcCbdca

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 6 9 0 3,00 % 20

Cevap Anahtarı B CBDACADCDCDBAAB

Cevaplarınız dcDbdbDacdDBAAa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 5 10 0 1,67 % 11

Cevap Anahtarı B DCABBDAABDBCCDA

Cevaplarınız bbAdBacdBacbCDc

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 6 3 3 50
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 2 1 1 50
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 3 0 3 0
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 2 0 2 0
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 0 1 0
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 2 1 1 50

Din K.ve A.B. S D Y B%
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 1 0 1 0
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 5 2 3 40
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 2 1 1 50
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 2 0 2 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 4 1 3 25
Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 3 0 3 0
Students will be able to talk about repeated actions. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 2 2 0 100
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 3 1 2 33
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 0 2 0
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 3 1 2 33
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 3 1 2 33
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 2 1 1 50

Fen S D Y B%
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 2 0 2 0
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 5 2 3 40
Güneş tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 2 2 0 100
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 2 0 2 0
Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 0 1 0
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 3 1 2 33
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