
OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ÇANAKKALE BİGA DUMLUPINAR ORTAOKULU 7.SINIF MOZAİK TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI 165 683 803 16895

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 9 9 5,82 6 3 4,97 6 3 4,64 4 4 2,73 7 7 4,26 9 8 6,19 40 35 28,61 284,940

Okul Ortalaması 9 8 6,86 6 3 5,61 6 3 5,63 3 4 2,09 6 5 4,13 8 7 5,51 39 29 29,83 288,040

KATILIMLAR

1 107 NİSA İNCE 7A 17 1 16,67 9 1 8,67 9 1 8,67 7 1 6,67 13 3 12,00 12 5 10,33 67 12 63,01 401,819 1 1 83 98 1033
% 6,11

2 82 HALİL EFE YÜRÜK 7C 17 1 16,67 9 0 9,00 8 2 7,33 6 2 5,33 7 6 5,00 18 1 17,67 65 12 61,00 398,318 1 2 97 115 1140
% 6,75

3 50 ELA ÇAVUŞ 7D 17 3 16,00 9 1 8,67 10 0 10,00 6 4 4,67 11 3 10,00 12 8 9,33 65 19 58,67 385,804 1 3 125 147 1584
% 9,38

4 287 ZEYNEP DENİZ 7B 15 1 14,67 8 0 8,00 9 0 9,00 6 1 5,67 10 3 9,00 11 4 9,67 59 9 56,01 375,630 1 4 148 176 1966
% 12

5 881 JAN GÖKGÖZ 7A 12 7 9,67 9 1 8,67 7 3 6,00 6 3 5,00 12 4 10,67 14 5 12,33 60 23 52,34 366,389 2 5 179 212 2354
% 14

6 21 ARAS ÇINAR 7C 12 7 9,67 10 0 10,00 9 1 8,67 4 4 2,67 8 5 6,33 15 2 14,33 58 19 51,67 359,974 2 6 192 228 2696
% 16

7 85 MEHMET KASAP 7D 12 4 10,67 7 2 6,33 8 0 8,00 8 1 7,67 10 1 9,67 11 5 9,33 56 13 51,67 358,047 2 7 198 234 2779
% 16

8 57 ŞEVVAL UZ 7D 16 4 14,67 10 0 10,00 7 2 6,33 7 3 6,00 10 2 9,33 7 5 5,33 57 16 51,66 357,929 3 8 199 235 2792
% 17

9 597 ELİF ORMANLI 7D 15 3 14,00 9 0 9,00 8 1 7,67 3 1 2,67 5 3 4,00 13 4 11,67 53 12 49,01 354,324 4 9 206 243 2951
% 17

10 16 BÜŞRA TÜRKMEN 7B 13 6 11,00 10 0 10,00 10 0 10,00 3 6 1,00 7 3 6,00 12 5 10,33 55 20 48,33 347,866 2 10 225 270 3266
% 19

11 895 BERKİN CAN 7D 12 5 10,33 9 1 8,67 9 0 9,00 8 1 7,67 6 4 4,67 11 4 9,67 55 15 50,01 342,485 5 11 233 282 3559
% 21

12 94 NEHİR KAÇMAZ 7C 16 4 14,67 9 1 8,67 8 2 7,33 4 5 2,33 5 3 4,00 11 8 8,33 53 23 45,33 341,778 3 12 235 284 3593
% 21

13 58 ECRİN SU KAVAS 7D 11 5 9,33 10 0 10,00 8 1 7,67 6 1 5,67 7 3 6,00 10 3 9,00 52 13 47,67 337,725 6 13 249 301 3797
% 22

14 581 ÖZLEM DEMİR 7D 11 9 8,00 8 2 7,33 8 2 7,33 9 1 8,67 6 6 4,00 13 6 11,00 55 26 46,33 331,134 7 14 272 328 4196
% 25

15 39 DAMLA ÖZDERİN 7D 14 3 13,00 9 1 8,67 5 4 3,67 4 4 2,67 9 4 7,67 7 10 3,67 48 26 39,35 324,408 8 15 293 355 4632
% 27

16 207 ŞEVVAL YAŞAR 7B 10 3 9,00 6 3 5,00 9 1 8,67 5 3 4,00 6 5 4,33 12 7 9,67 48 22 40,67 323,013 3 16 298 360 4724
% 28

17 79 KAZIM EYMEN YILMAZ 7D 12 8 9,33 6 3 5,00 6 1 5,67 1 1 0,67 9 3 8,00 9 3 8,00 43 19 36,67 322,454 9 17 303 365 4763
% 28

18 692 BERKAN GÜNEŞ 7A 9 6 7,00 6 2 5,33 7 3 6,00 1 1 0,67 8 5 6,33 12 3 11,00 43 20 36,33 318,787 3 18 313 376 5031
% 30

19 55 HÜSEYİN BAYRAKDAR 7C 10 7 7,67 4 6 2,00 6 4 4,67 2 7 -0,33 7 4 5,67 14 6 12,00 43 34 31,68 313,395 4 19 330 398 5420
% 32

20 54 EGE NECATİ OZGAN 7A 11 7 8,67 7 3 6,00 7 3 6,00 2 4 0,67 5 5 3,33 12 6 10,00 44 28 34,67 310,256 4 20 341 411 5628
% 33

21 9 EKREM KURA 7B 9 9 6,00 7 2 6,33 7 3 6,00 4 4 2,67 6 8 3,33 13 5 11,33 46 31 35,66 307,734 4 21 349 419 5794
% 34

22 162 ÖZLEM KARACAN 7B 12 5 10,33 9 0 9,00 5 1 4,67 4 2 3,33 8 3 7,00 38 11 34,33 306,571 5 22 358 428 5878
% 35

23 51 ELA ŞEFLEK 7B 9 3 8,00 6 3 5,00 8 1 7,67 4 1 3,67 4 1 3,67 10 6 8,00 41 15 36,01 306,550 6 23 359 429 5882
% 35

24 282 EFE CAN YEŞİL 7B 9 6 7,00 9 0 9,00 8 0 8,00 2 3 1,00 8 2 7,33 7 8 4,33 43 19 36,66 305,927 7 24 360 430 5927
% 35

25 177 ROJDA BOZKURT 7C 15 4 13,67 9 1 8,67 8 2 7,33 2 7 -0,33 5 9 2,00 7 10 3,67 46 33 35,01 305,646 5 25 362 433 5951
% 35

26 76 HÜSEYİN ALİ ÇAKMAK 7D 10 6 8,00 6 2 5,33 7 1 6,67 2 4 0,67 9 2 8,33 6 5 4,33 40 20 33,33 305,398 10 26 364 435 5979
% 35

27 265 UĞUR ÇUR 7A 11 9 8,00 5 4 3,67 7 2 6,33 3 1 2,67 6 1 5,67 9 6 7,00 41 23 33,34 304,673 5 27 368 439 6041
% 36

28 187 RÜZGAR İSHAK 7C 12 6 10,00 7 3 6,00 7 3 6,00 4 4 2,67 6 4 4,67 8 10 4,67 44 30 34,01 302,732 6 28 374 445 6184
% 37

29 84 MEHMET EMİN GİREN 7D 13 4 11,67 9 1 8,67 5 5 3,33 2 4 0,67 3 6 1,00 8 8 5,33 40 28 30,67 293,485 11 29 408 484 6925
% 41

30 183 RÜZGAR BAYLAN 7A 11 8 8,33 7 3 6,00 9 1 8,67 4 5 2,33 4 8 1,33 9 8 6,33 44 33 32,99 292,749 6 30 412 490 6974
% 41

31 61 ERKAN KABACI 7B 5 4 3,67 5 3 4,00 9 1 8,67 2 1 1,67 9 3 8,00 6 2 5,33 36 14 31,34 292,358 8 31 416 494 7005
% 41

32 294 ZEYNEP KARDAŞ 7A 9 3 8,00 8 2 7,33 6 3 5,00 5 2 4,33 6 4 4,67 5 5 3,33 39 19 32,66 291,366 7 32 422 500 7068
% 42

33 195 SUHRA YILDIZ 7A 11 6 9,00 8 2 7,33 8 2 7,33 7 1 6,67 4 6 2,00 6 9 3,00 44 26 35,33 290,947 8 33 425 503 7107
% 42
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OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ÇANAKKALE BİGA DUMLUPINAR ORTAOKULU 7.SINIF MOZAİK TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI 165 683 803 16895

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 9 9 5,82 6 3 4,97 6 3 4,64 4 4 2,73 7 7 4,26 9 8 6,19 40 35 28,61 284,940

Okul Ortalaması 9 8 6,86 6 3 5,61 6 3 5,63 3 4 2,09 6 5 4,13 8 7 5,51 39 29 29,83 288,040

KATILIMLAR

34 693 PELİN   GÜNEŞ 7A 8 10 4,67 8 1 7,67 7 2 6,33 2 6 0,00 7 5 5,33 8 5 6,33 40 29 30,33 288,639 9 34 431 511 7276
% 43

35 42 DERİN ESER 7D 14 4 12,67 7 2 6,33 9 1 8,67 6 3 5,00 1 0 1,00 37 10 33,67 288,613 12 35 432 512 7278
% 43

36 32 BERRA POTUR 7D 12 6 10,00 6 4 4,67 7 3 6,00 2 8 -0,67 8 2 7,33 3 9 0,00 38 32 27,33 287,574 13 36 435 515 7355
% 44

37 41 DENİZ ÜFLER 7A 5 11 1,33 5 4 3,67 7 3 6,00 3 3 2,00 7 0 7,00 9 8 6,33 36 29 26,33 276,971 10 37 471 558 8267
% 49

38 75 HİLAL AYLİN KAYIM 7B 10 8 7,33 8 2 7,33 7 3 6,00 6 4 4,67 3 8 0,33 8 11 4,33 42 36 29,99 276,566 9 38 473 560 8298
% 49

39 89 MURAT ERCAN 7D 9 11 5,33 3 6 1,00 2 0 2,00 10 5 8,33 8 12 4,00 32 34 20,66 275,357 14 39 479 566 8393
% 50

40 12 EMİRHAN ELMAS 7B 6 7 3,67 7 2 6,33 6 2 5,33 2 3 1,00 6 3 5,00 6 3 5,00 33 20 26,33 274,765 10 40 481 568 8448
% 50

41 49 EGE HURİ 7B 11 5 9,33 7 1 6,67 5 1 4,67 1 0 1,00 4 3 3,00 2 4 0,67 30 14 25,34 272,301 11 41 488 577 8673
% 51

42 6 AHMET KAÇAR 7A 6 8 3,33 7 1 6,67 7 1 6,67 5 4 3,67 4 4 2,67 7 5 5,33 36 23 28,34 271,876 11 42 491 580 8703
% 52

43 258 TURAN    GÜLCAN 7C 7 13 2,67 7 3 6,00 8 2 7,33 6 4 4,67 3 8 0,33 11 9 8,00 42 39 29,00 271,724 7 43 492 581 8713
% 52

44 684 GÖKTUĞ KAYA 7A 6 11 2,33 7 2 6,33 7 2 6,33 7 2 6,33 7 4 5,67 5 10 1,67 39 31 28,66 267,992 12 44 504 593 9054
% 54

45 86 MELİS MUTAF 7A 9 7 6,67 8 2 7,33 4 5 2,33 1 1 0,67 7 7 4,67 29 22 21,67 262,457 13 45 529 622 9597
% 57

46 93 NAZLICAN YILDIZ 7D 6 9 3,00 8 2 7,33 5 5 3,33 3 6 1,00 5 5 3,33 7 7 4,67 34 34 22,66 261,266 15 46 533 627 9723
% 58

47 38 DAMLA AKGİL 7A 9 10 5,67 5 5 3,33 5 5 3,33 3 5 1,33 5 4 3,67 6 11 2,33 33 40 19,66 258,503 14 47 544 638 9964
% 59

48 694 SELİN GÜNEŞ 7A 6 10 2,67 6 3 5,00 6 1 5,67 4 2 3,33 4 3 3,00 3 4 1,67 29 23 21,34 250,093 15 48 565 665 10780
% 64

49 14 İNSU ÖZAYDIN 7C 3 17 -2,67 5 5 3,33 4 6 2,00 3 7 0,67 10 10 6,67 9 11 5,33 34 56 15,33 243,873 8 49 575 677 11348
% 67

50 993 BİLAL SAYKIN 7B 8 12 4,00 2 8 -0,67 5 5 3,33 3 7 0,67 10 10 6,67 4 16 -1,33 32 58 12,67 241,232 12 50 581 684 11611
% 69

51 62 ERVA YÜKSEL 7B 7 13 2,67 2 5 0,33 6 1 5,67 2 3 1,00 6 4 4,67 23 26 14,34 241,181 13 51 583 686 11617
% 69

52 855 CABİR TUNÇEL 7A 4 14 -0,67 8 2 7,33 6 3 5,00 2 4 0,67 2 4 0,67 7 6 5,00 29 33 18,00 238,022 16 52 591 695 11907
% 70

53 53 MEHMET EREN ÖZGEN7D 4 7 1,67 9 1 8,67 6 2 5,33 1 4 -0,33 4 9 1,00 3 6 1,00 27 29 17,34 234,419 16 53 605 711 12270
% 73

54 40 MERVE ECRİN OZGAN 7A 6 10 2,67 5 4 3,67 3 3 2,00 1 5 -0,67 2 3 1,00 5 9 2,00 22 34 10,67 227,748 17 54 619 729 12936
% 77

55 17 ALPER TEKİLİ 7C 10 10 6,67 1 9 -2,00 4 5 2,33 1 9 -2,00 6 11 2,33 4 16 -1,33 26 60 6,00 226,258 9 55 624 734 13087
% 77

56 68 GÖKSEL KUŞGÖZ 7C 8 12 4,00 3 6 1,00 7 3 6,00 2 8 -0,67 6 14 1,33 4 16 -1,33 30 59 10,33 224,373 10 56 628 738 13285
% 79

57 10 KEREM ŞAKA  7 11 3,33 4 6 2,00 4 5 2,33 1 7 -1,33 6 14 1,33 5 15 0,00 27 58 7,66 220,669 1 57 633 744 13663
% 81

58 714 ASYA ECRİN GÜNEY 7C 5 13 0,67 7 3 6,00 6 4 4,67 1 9 -2,00 5 15 0,00 5 11 1,33 29 55 10,67 218,982 11 58 636 748 13834
% 82

59 266 UMUT  KOÇTAŞ  2 13 -2,33 1 0 1,00 2 5 0,33 1 7 -1,33 5 12 1,00 8 6 6,00 19 43 4,67 213,912 2 59 649 762 14382
% 85

60 974 MUHAMMED YASİN ASI7B 5 15 0,00 2 8 -0,67 5 5 3,33 3 7 0,67 3 17 -2,67 9 11 5,33 27 63 5,99 211,655 14 60 652 765 14610
% 86

61 206 OLCAY AYDEMİR 7B 0 1 -0,33 1 0 1,00 3 4 1,67 5 5 3,33 2 3 1,00 3 6 1,00 14 19 7,67 211,546 15 61 653 766 14625
% 87

62 48 EFE KIYI 7B 3 4 1,67 1 2 0,33 2 4 0,67 0 3 -1,00 2 4 0,67 3 5 1,33 11 22 3,67 210,656 16 62 655 768 14705
% 87

63 959 AYSİMA AKSU 7B 5 14 0,33 3 7 0,67 3 7 0,67 5 12 1,00 4 12 0,00 20 52 2,67 202,837 17 63 666 782 15357
% 91

64 580 TALHA EMİR KUTLU 7A 5 12 1,00 5 4 3,67 6 3 5,00 3 7 0,67 2 13 -2,33 3 12 -1,00 24 51 7,01 201,655 18 64 667 783 15444
% 91

65 69 GÖKTUĞ AKAR 7C 5 15 0,00 4 6 2,00 4 6 2,00 0 10 -3,33 5 15 0,00 4 16 -1,33 22 68 -0,66 191,355 12 65 679 796 16256
% 96
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OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ÇANAKKALE BİGA DUMLUPINAR ORTAOKULU 7.SINIF MOZAİK TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI 165 683 803 16895

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 9 9 5,82 6 3 4,97 6 3 4,64 4 4 2,73 7 7 4,26 9 8 6,19 40 35 28,61 284,940

Okul Ortalaması 9 8 6,86 6 3 5,61 6 3 5,63 3 4 2,09 6 5 4,13 8 7 5,51 39 29 29,83 288,040

KATILIMLAR
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  ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

ÇANAKKALE BİGA DUMLUPINAR ORTAOKULU 7.SINIF MOZAİK TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI 1

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS

Net Net Net Net Net Net Net Puan
 

(2)
0,50 1,50 1,33 -1,33 1,16 3,00 6,16 217,290

Okul
(65)

6,86 (5) 5,61 (5) 5,63 (5) 2,09 (5) 4,13 (5) 5,51 (5) 29,83 (5) 288,040
İlçe
(683)

7,90 (39) 6,42 (38) 5,81 (39) 4,31 (38) 5,49 (37) 8,74 (39) 38,67 (40) 316,710
İl

(803)
8,02 (46) 6,44 (45) 5,77 (46) 4,26 (44) 5,43 (43) 8,85 (45) 38,77 (46) 317,310

Genel
(16895)

5,82 (604) 4,97 (486) 4,64 (467) 2,73 (531) 4,26 (497) 6,19 (501) 28,61 (882) 284,940
Yukarıdaki tabloda şube isminin yazdığı satırda yazan değerler şubenize ait ortalamalardır. Bu satırın altındaki oklar, şube ortalamanızın genel ortalamaya göre durumunu gösterir.
Okul, ilçe, il ve genel satırlarında ise; okulunuza, ilçenize, ilinize ve genele ait ortalama gösterilir.
Eğer şube ortalamanız bu değerlere göre daha iyiyse yeşil yazı rengiyle, kötüyse kırmızı yazı rengiyle ilgili değer gösterilir.
Ortalama türlerinin altındaki parantez içindeki değerler katılım sayılarıdır. Ortalama değerlerinin sağında parantez içindeki değerler, o derste şubenin kaçıncı olduğunu gösterir.

KATILIM RAPORU
Sınava Katılan

Öğrenci Şube Okul İlçe İl
  şubesinde 2
Okulunuzda 65 5

BİGA ilçesinde 683 40 15
ÇANAKKALE ilinde 803 48 16 2

Genelde 16895 1204 327 120 52

DERECELER

Genelde sınava 1204 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 1025. oldu

ÇANAKKALE ilinde sınava 48 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 46. oldu

BİGA ilçesinde sınava 40 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 40. oldu

Okulunuzda sınava 5 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 5. oldu

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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  ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

ÇANAKKALE BİGA DUMLUPINAR ORTAOKULU 7.SINIF MOZAİK TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI 1
Bu sayfada şubenizdeki öğrencilere ait kazanım analizi verilmektedir. Her test başlığının yanında ilgili testle ilgili işlem yapmış öğrenci sayısı verilmektedir. Her kazanım için başarı
durumu hesaplanırken bu öğrenci sayıları dikkate alınmıştır.

Sözel (TÜR) Soru D Y %

Türkçe
[-] Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime
gruplarının anlamını tahmin eder.

1 0 0,50 0

[-] Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 0 1,00 0

[+] Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0,50 0,50 50

[-] Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0,50 1,00 25

[+] Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0,50 0,50 50

[+] Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0,50 0,50 50

[+] Medya metinlerini değerlendirir. 1 0,50 0,50 50

[-] Metin türlerini ayırt eder. 1 0 0,50 0

[-] Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 3 0,50 2,00 17

[-] Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 0,50 1,50 25

[-] Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 0,50 1,50 25

[-] Yazdıklarını düzenler. 1 0 0,50 0

[-] Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1,00 0

[+] Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0,50 0,50 50

Sözel (TAR) Soru D Y %

Tarih
[+] İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi
tutum ve davranışlarını sorgular.

2 1,00 0,50 50

[-] Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını
kullanır.

3 1,00 0,50 33

[-] İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve
sorumluluklarını yerine getirir.

2 0,50 0,50 25

[-] Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 3 0 1,50 0

Sözel (DİN) Soru D Y %

Din K.ve A.B.
[-] Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 4 0,50 3,00 13

[-] Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 0,50 0,50 25

[+] Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 1,00 1,00 50

[+] Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 1,00 0,50 50

Sözel (İNG) Soru D Y %

İngilizce
[-] Students will be able to understand a simple text about
appearances, personalities, and comparisons including
explanations and reasons.

2 0 2,00 0

[-] Students will be able to talk about other people's appearances
and personalities.

3 1,00 1,50 33

[-] Students will be able to report on apperances and
personalities of other people.

3 0 2,00 0

[-] Students will be able to understand clear, standard speech on
appearances and personalities.

2 0 1,50 0

Sayısal (MAT) Soru D Y %

Matematik
[-] Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili
problemleri çözer.

6 1,00 5,00 17

[-] Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer
strateji olarak kullanır.

2 0,50 1,50 25

[-] Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 7 2,50 4,00 36

[-] Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak
ifade eder.

5 0,50 2,50 10

Sayısal (FEN) Soru D Y %

Fen
[-] Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik
çıkarımda bulunur.

1 0 0,50 0

[+] Yıldız kavramını açıklar. 2 1,00 1,00 50

[-] Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 3 1,00 1,50 33

[-] Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 0,50 0

[+] Güneş Sistemi Ötesi: Gök Cisimleri 2 1,50 0,50 75

[-] Galaksilerin yapısını açıklar. 2 0 2,00 0

[-] Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol
açabileceği olası sonuçları tahmin eder.

2 0 1,50 0

[+] Uzay Araştırmaları 2 1,00 1,00 50

[+] Uzay teknolojilerini açıklar. 2 1,00 1,00 50

[+] Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0,50 0 50

[-] Evren kavramını açıklar. 1 0 0,50 0

[+] Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0,50 0,50 50
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7A ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

ÇANAKKALE BİGA DUMLUPINAR ORTAOKULU 7.SINIF MOZAİK TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI 1

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS

Net Net Net Net Net Net Net Puan
7A
(18)

5,83 5,98 5,70 2,57 4,08 5,42 29,58 284,500

Okul
(65)

6,86 (3) 5,61 (2) 5,63 (2) 2,09 (2) 4,13 (2) 5,51 (3) 29,83 (2) 288,040
İlçe
(683)

7,90 (27) 6,42 (21) 5,81 (20) 4,31 (24) 5,49 (22) 8,74 (30) 38,67 (24) 316,710
İl

(803)
8,02 (33) 6,44 (26) 5,77 (22) 4,26 (28) 5,43 (27) 8,85 (36) 38,77 (29) 317,310

Genel
(16895)

5,82 (289) 4,97 (169) 4,64 (151) 2,73 (274) 4,26 (264) 6,19 (351) 28,61 (360) 284,940
Yukarıdaki tabloda şube isminin yazdığı satırda yazan değerler şubenize ait ortalamalardır. Bu satırın altındaki oklar, şube ortalamanızın genel ortalamaya göre durumunu gösterir.
Okul, ilçe, il ve genel satırlarında ise; okulunuza, ilçenize, ilinize ve genele ait ortalama gösterilir.
Eğer şube ortalamanız bu değerlere göre daha iyiyse yeşil yazı rengiyle, kötüyse kırmızı yazı rengiyle ilgili değer gösterilir.
Ortalama türlerinin altındaki parantez içindeki değerler katılım sayılarıdır. Ortalama değerlerinin sağında parantez içindeki değerler, o derste şubenin kaçıncı olduğunu gösterir.

KATILIM RAPORU
Sınava Katılan

Öğrenci Şube Okul İlçe İl
7A şubesinde 18

Okulunuzda 65 5
BİGA ilçesinde 683 40 15

ÇANAKKALE ilinde 803 48 16 2
Genelde 16895 1204 327 120 52

DERECELER

Genelde sınava 1204 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 425. oldu

ÇANAKKALE ilinde sınava 48 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 30. oldu

BİGA ilçesinde sınava 40 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 25. oldu

Okulunuzda sınava 5 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 2. oldu
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7A ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

ÇANAKKALE BİGA DUMLUPINAR ORTAOKULU 7.SINIF MOZAİK TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI 1
Bu sayfada şubenizdeki öğrencilere ait kazanım analizi verilmektedir. Her test başlığının yanında ilgili testle ilgili işlem yapmış öğrenci sayısı verilmektedir. Her kazanım için başarı
durumu hesaplanırken bu öğrenci sayıları dikkate alınmıştır.

Sözel (TÜR) Soru D Y %

Türkçe
[-] Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime
gruplarının anlamını tahmin eder.

1 0,25 0,55 25

[-] Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 0,40 1,25 20

[-] Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0,25 0,35 25

[-] Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0,95 0,90 48

[+] Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0,65 0,35 65

[+] Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0,60 0,35 60

[+] Medya metinlerini değerlendirir. 1 0,75 0,20 75

[+] Metin türlerini ayırt eder. 1 0,50 0,45 50

[-] Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 3 1,40 1,05 47

[-] Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 0,55 0,95 28

[+] Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1,15 0,75 58

[-] Yazdıklarını düzenler. 1 0,10 0,50 10

[-] Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0,35 0,50 35

[-] Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0,30 0,55 30

Sözel (TAR) Soru D Y %

Tarih
[+] İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi
tutum ve davranışlarını sorgular.

2 1,20 0,65 60

[+] Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını
kullanır.

3 2,30 0,55 77

[-] İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve
sorumluluklarını yerine getirir.

2 0,80 0,75 40

[+] Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 3 2,10 0,65 70

Sözel (DİN) Soru D Y %

Din K.ve A.B.
[+] Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 4 2,25 1,40 56

[+] Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 1,00 0,55 50

[+] Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 1,60 0,30 80

[+] Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 1,35 0,55 68

Sözel (İNG) Soru D Y %

İngilizce
[+] Students will be able to understand a simple text about
appearances, personalities, and comparisons including
explanations and reasons.

2 1,15 0,55 58

[-] Students will be able to talk about other people's appearances
and personalities.

3 0,85 0,90 28

[-] Students will be able to report on apperances and
personalities of other people.

3 0,90 1,15 30

[-] Students will be able to understand clear, standard speech on
appearances and personalities.

2 0,45 0,90 23

Sayısal (MAT) Soru D Y %

Matematik
[-] Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili
problemleri çözer.

6 1,55 2,10 26

[-] Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer
strateji olarak kullanır.

2 0,40 0,90 20

[-] Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 7 1,90 1,25 27

[-] Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak
ifade eder.

5 0,70 0,90 14

Sayısal (FEN) Soru D Y %

Fen
[-] Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik
çıkarımda bulunur.

1 0,30 0,55 30

[+] Yıldız kavramını açıklar. 2 1,05 0,55 53

[-] Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 3 0,55 1,05 18

[-] Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0,05 0,45 5

[+] Güneş Sistemi Ötesi: Gök Cisimleri 2 1,05 0,65 53

[-] Galaksilerin yapısını açıklar. 2 0,40 1,00 20

[-] Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol
açabileceği olası sonuçları tahmin eder.

2 0,90 0,85 45

[+] Uzay Araştırmaları 2 1,00 0,85 50

[-] Uzay teknolojilerini açıklar. 2 0,95 0,50 48

[-] Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0,45 0,30 45

[-] Evren kavramını açıklar. 1 0,15 0,40 15

[+] Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0,75 0,10 75
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7B ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

ÇANAKKALE BİGA DUMLUPINAR ORTAOKULU 7.SINIF MOZAİK TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI 1

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS

Net Net Net Net Net Net Net Puan
7B
(17)

5,78 4,57 5,53 1,77 3,59 5,10 26,34 276,960

Okul
(65)

6,86 (4) 5,61 (4) 5,63 (3) 2,09 (3) 4,13 (3) 5,51 (4) 29,83 (4) 288,040
İlçe
(683)

7,90 (28) 6,42 (33) 5,81 (22) 4,31 (30) 5,49 (25) 8,74 (31) 38,67 (30) 316,710
İl

(803)
8,02 (34) 6,44 (38) 5,77 (26) 4,26 (35) 5,43 (30) 8,85 (37) 38,77 (35) 317,310

Genel
(16895)

5,82 (293) 4,97 (283) 4,64 (167) 2,73 (332) 4,26 (302) 6,19 (376) 28,61 (445) 284,940
Yukarıdaki tabloda şube isminin yazdığı satırda yazan değerler şubenize ait ortalamalardır. Bu satırın altındaki oklar, şube ortalamanızın genel ortalamaya göre durumunu gösterir.
Okul, ilçe, il ve genel satırlarında ise; okulunuza, ilçenize, ilinize ve genele ait ortalama gösterilir.
Eğer şube ortalamanız bu değerlere göre daha iyiyse yeşil yazı rengiyle, kötüyse kırmızı yazı rengiyle ilgili değer gösterilir.
Ortalama türlerinin altındaki parantez içindeki değerler katılım sayılarıdır. Ortalama değerlerinin sağında parantez içindeki değerler, o derste şubenin kaçıncı olduğunu gösterir.

KATILIM RAPORU
Sınava Katılan

Öğrenci Şube Okul İlçe İl
7B şubesinde 17

Okulunuzda 65 5
BİGA ilçesinde 683 40 15

ÇANAKKALE ilinde 803 48 16 2
Genelde 16895 1204 327 120 52

DERECELER

Genelde sınava 1204 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 488. oldu

ÇANAKKALE ilinde sınava 48 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 33. oldu

BİGA ilçesinde sınava 40 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 28. oldu

Okulunuzda sınava 5 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 4. oldu
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7B ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

ÇANAKKALE BİGA DUMLUPINAR ORTAOKULU 7.SINIF MOZAİK TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI 1
Bu sayfada şubenizdeki öğrencilere ait kazanım analizi verilmektedir. Her test başlığının yanında ilgili testle ilgili işlem yapmış öğrenci sayısı verilmektedir. Her kazanım için başarı
durumu hesaplanırken bu öğrenci sayıları dikkate alınmıştır.

Sözel (TÜR) Soru D Y %

Türkçe
[-] Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime
gruplarının anlamını tahmin eder.

1 0,22 0,51 22

[-] Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 0,70 0,95 35

[-] Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0,19 0,41 19

[-] Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0,95 0,73 47

[+] Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0,59 0,30 59

[+] Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0,54 0,32 54

[+] Medya metinlerini değerlendirir. 1 0,57 0,35 57

[+] Metin türlerini ayırt eder. 1 0,51 0,38 51

[-] Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 3 1,41 0,89 47

[-] Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 0,54 0,92 27

[+] Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1,03 0,76 51

[-] Yazdıklarını düzenler. 1 0,19 0,38 19

[-] Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0,43 0,46 43

[-] Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0,27 0,49 27

Sözel (TAR) Soru D Y %

Tarih
[+] İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi
tutum ve davranışlarını sorgular.

2 1,16 0,59 58

[+] Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını
kullanır.

3 2,03 0,70 68

[-] İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve
sorumluluklarını yerine getirir.

2 0,78 0,70 39

[+] Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 3 2,00 0,65 67

Sözel (DİN) Soru D Y %

Din K.ve A.B.
[+] Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 4 2,30 1,24 57

[+] Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 1,00 0,51 50

[+] Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 1,51 0,38 76

[+] Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 1,43 0,43 72

Sözel (İNG) Soru D Y %

İngilizce
[+] Students will be able to understand a simple text about
appearances, personalities, and comparisons including
explanations and reasons.

2 1,19 0,43 59

[-] Students will be able to talk about other people's appearances
and personalities.

3 0,62 1,05 21

[-] Students will be able to report on apperances and
personalities of other people.

3 0,76 0,97 25

[-] Students will be able to understand clear, standard speech on
appearances and personalities.

2 0,49 0,73 24

Sayısal (MAT) Soru D Y %

Matematik
[-] Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili
problemleri çözer.

6 1,59 2,05 27

[-] Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer
strateji olarak kullanır.

2 0,35 0,92 18

[-] Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 7 1,81 1,43 26

[-] Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak
ifade eder.

5 0,70 0,81 14

Sayısal (FEN) Soru D Y %

Fen
[-] Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik
çıkarımda bulunur.

1 0,38 0,43 38

[-] Yıldız kavramını açıklar. 2 0,81 0,78 41

[-] Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 3 0,68 1,00 23

[-] Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0,05 0,41 5

[+] Güneş Sistemi Ötesi: Gök Cisimleri 2 1,11 0,57 55

[-] Galaksilerin yapısını açıklar. 2 0,43 0,92 22

[-] Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol
açabileceği olası sonuçları tahmin eder.

2 0,86 0,76 43

[-] Uzay Araştırmaları 2 0,95 0,76 47

[-] Uzay teknolojilerini açıklar. 2 0,92 0,51 46

[-] Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0,43 0,32 43

[-] Evren kavramını açıklar. 1 0,16 0,32 16

[+] Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0,68 0,16 68
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7C ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

ÇANAKKALE BİGA DUMLUPINAR ORTAOKULU 7.SINIF MOZAİK TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI 1

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS

Net Net Net Net Net Net Net Puan
7C
(12)

6,97 5,06 5,47 0,81 3,19 5,94 27,44 283,200

Okul
(65)

6,86 (2) 5,61 (3) 5,63 (4) 2,09 (4) 4,13 (4) 5,51 (2) 29,83 (3) 288,040
İlçe
(683)

7,90 (18) 6,42 (28) 5,81 (25) 4,31 (37) 5,49 (26) 8,74 (27) 38,67 (26) 316,710
İl

(803)
8,02 (23) 6,44 (33) 5,77 (29) 4,26 (42) 5,43 (31) 8,85 (33) 38,77 (31) 317,310

Genel
(16895)

5,82 (213) 4,97 (242) 4,64 (173) 2,73 (416) 4,26 (331) 6,19 (315) 28,61 (412) 284,940
Yukarıdaki tabloda şube isminin yazdığı satırda yazan değerler şubenize ait ortalamalardır. Bu satırın altındaki oklar, şube ortalamanızın genel ortalamaya göre durumunu gösterir.
Okul, ilçe, il ve genel satırlarında ise; okulunuza, ilçenize, ilinize ve genele ait ortalama gösterilir.
Eğer şube ortalamanız bu değerlere göre daha iyiyse yeşil yazı rengiyle, kötüyse kırmızı yazı rengiyle ilgili değer gösterilir.
Ortalama türlerinin altındaki parantez içindeki değerler katılım sayılarıdır. Ortalama değerlerinin sağında parantez içindeki değerler, o derste şubenin kaçıncı olduğunu gösterir.

KATILIM RAPORU
Sınava Katılan

Öğrenci Şube Okul İlçe İl
7C şubesinde 12

Okulunuzda 65 5
BİGA ilçesinde 683 40 15

ÇANAKKALE ilinde 803 48 16 2
Genelde 16895 1204 327 120 52

DERECELER

Genelde sınava 1204 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 433. oldu

ÇANAKKALE ilinde sınava 48 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 31. oldu

BİGA ilçesinde sınava 40 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 26. oldu

Okulunuzda sınava 5 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 3. oldu
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7C ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

ÇANAKKALE BİGA DUMLUPINAR ORTAOKULU 7.SINIF MOZAİK TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI 1
Bu sayfada şubenizdeki öğrencilere ait kazanım analizi verilmektedir. Her test başlığının yanında ilgili testle ilgili işlem yapmış öğrenci sayısı verilmektedir. Her kazanım için başarı
durumu hesaplanırken bu öğrenci sayıları dikkate alınmıştır.

Sözel (TÜR) Soru D Y %

Türkçe
[-] Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime
gruplarının anlamını tahmin eder.

1 0,27 0,51 27

[-] Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 0,69 1,00 35

[-] Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0,22 0,47 22

[+] Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1,02 0,73 51

[+] Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0,61 0,31 61

[+] Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0,51 0,39 51

[+] Medya metinlerini değerlendirir. 1 0,59 0,35 59

[+] Metin türlerini ayırt eder. 1 0,51 0,41 51

[-] Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 3 1,45 0,98 48

[-] Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 0,65 0,90 33

[+] Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1,04 0,80 52

[-] Yazdıklarını düzenler. 1 0,24 0,39 24

[-] Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0,43 0,49 43

[-] Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0,35 0,43 35

Sözel (TAR) Soru D Y %

Tarih
[+] İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi
tutum ve davranışlarını sorgular.

2 1,16 0,63 58

[+] Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını
kullanır.

3 2,02 0,78 67

[-] İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve
sorumluluklarını yerine getirir.

2 0,84 0,78 42

[+] Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 3 2,02 0,69 67

Sözel (DİN) Soru D Y %

Din K.ve A.B.
[+] Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 4 2,33 1,31 58

[+] Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 1,02 0,61 51

[+] Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 1,53 0,39 77

[+] Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 1,45 0,45 72

Sözel (İNG) Soru D Y %

İngilizce
[+] Students will be able to understand a simple text about
appearances, personalities, and comparisons including
explanations and reasons.

2 1,22 0,49 61

[-] Students will be able to talk about other people's appearances
and personalities.

3 0,71 1,24 24

[-] Students will be able to report on apperances and
personalities of other people.

3 0,69 1,20 23

[-] Students will be able to understand clear, standard speech on
appearances and personalities.

2 0,39 1,02 19

Sayısal (MAT) Soru D Y %

Matematik
[-] Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili
problemleri çözer.

6 1,73 2,14 29

[-] Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer
strateji olarak kullanır.

2 0,39 0,96 19

[-] Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 7 1,76 1,90 25

[-] Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak
ifade eder.

5 0,76 1,06 15

Sayısal (FEN) Soru D Y %

Fen
[-] Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik
çıkarımda bulunur.

1 0,41 0,45 41

[-] Yıldız kavramını açıklar. 2 0,92 0,76 46

[-] Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 3 0,71 1,14 24

[-] Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0,12 0,47 12

[+] Güneş Sistemi Ötesi: Gök Cisimleri 2 1,14 0,61 57

[-] Galaksilerin yapısını açıklar. 2 0,51 0,96 26

[-] Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol
açabileceği olası sonuçları tahmin eder.

2 0,96 0,76 48

[-] Uzay Araştırmaları 2 0,88 0,90 44

[-] Uzay teknolojilerini açıklar. 2 0,94 0,63 47

[-] Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0,43 0,37 43

[-] Evren kavramını açıklar. 1 0,18 0,39 18

[+] Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0,67 0,18 67
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7D ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

ÇANAKKALE BİGA DUMLUPINAR ORTAOKULU 7.SINIF MOZAİK TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI 1

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS

Net Net Net Net Net Net Net Puan
7D
(16)

9,85 7,23 6,29 3,29 5,85 6,02 38,53 316,280

Okul
(65)

6,86 (1) 5,61 (1) 5,63 (1) 2,09 (1) 4,13 (1) 5,51 (1) 29,83 (1) 288,040
İlçe
(683)

7,90 (10) 6,42 (10) 5,81 (14) 4,31 (20) 5,49 (13) 8,74 (26) 38,67 (16) 316,710
İl

(803)
8,02 (12) 6,44 (13) 5,77 (16) 4,26 (24) 5,43 (15) 8,85 (32) 38,77 (20) 317,310

Genel
(16895)

5,82 (75) 4,97 (79) 4,64 (106) 2,73 (219) 4,26 (150) 6,19 (310) 28,61 (198) 284,940
Yukarıdaki tabloda şube isminin yazdığı satırda yazan değerler şubenize ait ortalamalardır. Bu satırın altındaki oklar, şube ortalamanızın genel ortalamaya göre durumunu gösterir.
Okul, ilçe, il ve genel satırlarında ise; okulunuza, ilçenize, ilinize ve genele ait ortalama gösterilir.
Eğer şube ortalamanız bu değerlere göre daha iyiyse yeşil yazı rengiyle, kötüyse kırmızı yazı rengiyle ilgili değer gösterilir.
Ortalama türlerinin altındaki parantez içindeki değerler katılım sayılarıdır. Ortalama değerlerinin sağında parantez içindeki değerler, o derste şubenin kaçıncı olduğunu gösterir.

KATILIM RAPORU
Sınava Katılan

Öğrenci Şube Okul İlçe İl
7D şubesinde 16

Okulunuzda 65 5
BİGA ilçesinde 683 40 15

ÇANAKKALE ilinde 803 48 16 2
Genelde 16895 1204 327 120 52

DERECELER

Genelde sınava 1204 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 217. oldu

ÇANAKKALE ilinde sınava 48 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 21. oldu

BİGA ilçesinde sınava 40 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 17. oldu

Okulunuzda sınava 5 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 1. oldu
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7D ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

ÇANAKKALE BİGA DUMLUPINAR ORTAOKULU 7.SINIF MOZAİK TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI 1
Bu sayfada şubenizdeki öğrencilere ait kazanım analizi verilmektedir. Her test başlığının yanında ilgili testle ilgili işlem yapmış öğrenci sayısı verilmektedir. Her kazanım için başarı
durumu hesaplanırken bu öğrenci sayıları dikkate alınmıştır.

Sözel (TÜR) Soru D Y %

Türkçe
[-] Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime
gruplarının anlamını tahmin eder.

1 0,31 0,46 31

[-] Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 0,74 0,94 37

[-] Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0,26 0,43 26

[+] Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1,08 0,72 54

[+] Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0,65 0,29 65

[+] Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0,57 0,34 57

[+] Medya metinlerini değerlendirir. 1 0,66 0,29 66

[+] Metin türlerini ayırt eder. 1 0,57 0,35 57

[+] Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 3 1,52 0,98 51

[-] Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 0,72 0,86 36

[+] Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1,15 0,69 58

[-] Yazdıklarını düzenler. 1 0,31 0,37 31

[-] Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0,45 0,43 45

[-] Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0,38 0,37 38

Sözel (TAR) Soru D Y %

Tarih
[+] İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi
tutum ve davranışlarını sorgular.

2 1,25 0,58 62

[+] Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını
kullanır.

3 2,14 0,71 71

[-] İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve
sorumluluklarını yerine getirir.

2 0,97 0,69 48

[+] Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 3 2,12 0,62 71

Sözel (DİN) Soru D Y %

Din K.ve A.B.
[+] Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 4 2,35 1,20 59

[+] Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 1,08 0,57 54

[+] Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 1,49 0,38 75

[+] Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 1,54 0,35 77

Sözel (İNG) Soru D Y %

İngilizce
[+] Students will be able to understand a simple text about
appearances, personalities, and comparisons including
explanations and reasons.

2 1,25 0,48 62

[-] Students will be able to talk about other people's appearances
and personalities.

3 0,77 1,18 26

[-] Students will be able to report on apperances and
personalities of other people.

3 0,78 1,12 26

[-] Students will be able to understand clear, standard speech on
appearances and personalities.

2 0,52 0,91 26

Sayısal (MAT) Soru D Y %

Matematik
[-] Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili
problemleri çözer.

6 2,03 1,94 34

[-] Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer
strateji olarak kullanır.

2 0,38 0,88 19

[-] Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 7 1,77 1,71 25

[-] Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak
ifade eder.

5 0,83 0,94 17

Sayısal (FEN) Soru D Y %

Fen
[-] Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik
çıkarımda bulunur.

1 0,42 0,45 42

[-] Yıldız kavramını açıklar. 2 0,88 0,75 44

[-] Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 3 0,78 1,05 26

[-] Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0,11 0,46 11

[+] Güneş Sistemi Ötesi: Gök Cisimleri 2 1,12 0,57 56

[-] Galaksilerin yapısını açıklar. 2 0,54 0,89 27

[+] Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol
açabileceği olası sonuçları tahmin eder.

2 1,00 0,71 50

[-] Uzay Araştırmaları 2 0,80 0,94 40

[-] Uzay teknolojilerini açıklar. 2 0,95 0,54 48

[-] Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0,45 0,32 45

[-] Evren kavramını açıklar. 1 0,17 0,37 17

[+] Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0,69 0,15 69



  SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ÇANAKKALE BİGA DUMLUPINAR ORTAOKULU 7.SINIF MOZAİK TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI 165 683 803 16895

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 9 9 5,82 6 3 4,97 6 3 4,64 4 4 2,73 7 7 4,26 9 8 6,19 40 35 28,61 284,940

Okul Ortalaması 9 8 6,86 6 3 5,61 6 3 5,63 3 4 2,09 6 5 4,13 8 7 5,51 39 29 29,83 288,040

SINIF:  

KATILIMLAR

1 10 KEREM ŞAKA  7 11 3,33 4 6 2,00 4 5 2,33 1 7 -1,33 6 14 1,33 5 15 0,00 27 58 7,66 220,669 1 57 633 744 13663
% 81

2 266 UMUT  KOÇTAŞ  2 13 -2,33 1 0 1,00 2 5 0,33 1 7 -1,33 5 12 1,00 8 6 6,00 19 43 4,67 213,912 2 59 649 762 14382
% 85
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7A SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ÇANAKKALE BİGA DUMLUPINAR ORTAOKULU 7.SINIF MOZAİK TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI 165 683 803 16895

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 9 9 5,82 6 3 4,97 6 3 4,64 4 4 2,73 7 7 4,26 9 8 6,19 40 35 28,61 284,940

Okul Ortalaması 9 8 6,86 6 3 5,61 6 3 5,63 3 4 2,09 6 5 4,13 8 7 5,51 39 29 29,83 288,040

SINIF: 7A

KATILIMLAR

1 107 NİSA İNCE 7A 17 1 16,67 9 1 8,67 9 1 8,67 7 1 6,67 13 3 12,00 12 5 10,33 67 12 63,01 401,819 1 1 83 98 1033
% 6,11

2 881 JAN GÖKGÖZ 7A 12 7 9,67 9 1 8,67 7 3 6,00 6 3 5,00 12 4 10,67 14 5 12,33 60 23 52,34 366,389 2 5 179 212 2354
% 14

3 692 BERKAN GÜNEŞ 7A 9 6 7,00 6 2 5,33 7 3 6,00 1 1 0,67 8 5 6,33 12 3 11,00 43 20 36,33 318,787 3 18 313 376 5031
% 30

4 54 EGE NECATİ OZGAN 7A 11 7 8,67 7 3 6,00 7 3 6,00 2 4 0,67 5 5 3,33 12 6 10,00 44 28 34,67 310,256 4 20 341 411 5628
% 33

5 265 UĞUR ÇUR 7A 11 9 8,00 5 4 3,67 7 2 6,33 3 1 2,67 6 1 5,67 9 6 7,00 41 23 33,34 304,673 5 27 368 439 6041
% 36

6 183 RÜZGAR BAYLAN 7A 11 8 8,33 7 3 6,00 9 1 8,67 4 5 2,33 4 8 1,33 9 8 6,33 44 33 32,99 292,749 6 30 412 490 6974
% 41

7 294 ZEYNEP KARDAŞ 7A 9 3 8,00 8 2 7,33 6 3 5,00 5 2 4,33 6 4 4,67 5 5 3,33 39 19 32,66 291,366 7 32 422 500 7068
% 42

8 195 SUHRA YILDIZ 7A 11 6 9,00 8 2 7,33 8 2 7,33 7 1 6,67 4 6 2,00 6 9 3,00 44 26 35,33 290,947 8 33 425 503 7107
% 42

9 693 PELİN   GÜNEŞ 7A 8 10 4,67 8 1 7,67 7 2 6,33 2 6 0,00 7 5 5,33 8 5 6,33 40 29 30,33 288,639 9 34 431 511 7276
% 43

10 41 DENİZ ÜFLER 7A 5 11 1,33 5 4 3,67 7 3 6,00 3 3 2,00 7 0 7,00 9 8 6,33 36 29 26,33 276,971 10 37 471 558 8267
% 49

11 6 AHMET KAÇAR 7A 6 8 3,33 7 1 6,67 7 1 6,67 5 4 3,67 4 4 2,67 7 5 5,33 36 23 28,34 271,876 11 42 491 580 8703
% 52

12 684 GÖKTUĞ KAYA 7A 6 11 2,33 7 2 6,33 7 2 6,33 7 2 6,33 7 4 5,67 5 10 1,67 39 31 28,66 267,992 12 44 504 593 9054
% 54

13 86 MELİS MUTAF 7A 9 7 6,67 8 2 7,33 4 5 2,33 1 1 0,67 7 7 4,67 29 22 21,67 262,457 13 45 529 622 9597
% 57

14 38 DAMLA AKGİL 7A 9 10 5,67 5 5 3,33 5 5 3,33 3 5 1,33 5 4 3,67 6 11 2,33 33 40 19,66 258,503 14 47 544 638 9964
% 59

15 694 SELİN GÜNEŞ 7A 6 10 2,67 6 3 5,00 6 1 5,67 4 2 3,33 4 3 3,00 3 4 1,67 29 23 21,34 250,093 15 48 565 665 10780
% 64

16 855 CABİR TUNÇEL 7A 4 14 -0,67 8 2 7,33 6 3 5,00 2 4 0,67 2 4 0,67 7 6 5,00 29 33 18,00 238,022 16 52 591 695 11907
% 70

17 40 MERVE ECRİN OZGAN 7A 6 10 2,67 5 4 3,67 3 3 2,00 1 5 -0,67 2 3 1,00 5 9 2,00 22 34 10,67 227,748 17 54 619 729 12936
% 77

18 580 TALHA EMİR KUTLU 7A 5 12 1,00 5 4 3,67 6 3 5,00 3 7 0,67 2 13 -2,33 3 12 -1,00 24 51 7,01 201,655 18 64 667 783 15444
% 91
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7B SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ÇANAKKALE BİGA DUMLUPINAR ORTAOKULU 7.SINIF MOZAİK TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI 165 683 803 16895

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 9 9 5,82 6 3 4,97 6 3 4,64 4 4 2,73 7 7 4,26 9 8 6,19 40 35 28,61 284,940

Okul Ortalaması 9 8 6,86 6 3 5,61 6 3 5,63 3 4 2,09 6 5 4,13 8 7 5,51 39 29 29,83 288,040

SINIF: 7B

KATILIMLAR

1 287 ZEYNEP DENİZ 7B 15 1 14,67 8 0 8,00 9 0 9,00 6 1 5,67 10 3 9,00 11 4 9,67 59 9 56,01 375,630 1 4 148 176 1966
% 12

2 16 BÜŞRA TÜRKMEN 7B 13 6 11,00 10 0 10,00 10 0 10,00 3 6 1,00 7 3 6,00 12 5 10,33 55 20 48,33 347,866 2 10 225 270 3266
% 19

3 207 ŞEVVAL YAŞAR 7B 10 3 9,00 6 3 5,00 9 1 8,67 5 3 4,00 6 5 4,33 12 7 9,67 48 22 40,67 323,013 3 16 298 360 4724
% 28

4 9 EKREM KURA 7B 9 9 6,00 7 2 6,33 7 3 6,00 4 4 2,67 6 8 3,33 13 5 11,33 46 31 35,66 307,734 4 21 349 419 5794
% 34

5 162 ÖZLEM KARACAN 7B 12 5 10,33 9 0 9,00 5 1 4,67 4 2 3,33 8 3 7,00 38 11 34,33 306,571 5 22 358 428 5878
% 35

6 51 ELA ŞEFLEK 7B 9 3 8,00 6 3 5,00 8 1 7,67 4 1 3,67 4 1 3,67 10 6 8,00 41 15 36,01 306,550 6 23 359 429 5882
% 35

7 282 EFE CAN YEŞİL 7B 9 6 7,00 9 0 9,00 8 0 8,00 2 3 1,00 8 2 7,33 7 8 4,33 43 19 36,66 305,927 7 24 360 430 5927
% 35

8 61 ERKAN KABACI 7B 5 4 3,67 5 3 4,00 9 1 8,67 2 1 1,67 9 3 8,00 6 2 5,33 36 14 31,34 292,358 8 31 416 494 7005
% 41

9 75 HİLAL AYLİN KAYIM 7B 10 8 7,33 8 2 7,33 7 3 6,00 6 4 4,67 3 8 0,33 8 11 4,33 42 36 29,99 276,566 9 38 473 560 8298
% 49

10 12 EMİRHAN ELMAS 7B 6 7 3,67 7 2 6,33 6 2 5,33 2 3 1,00 6 3 5,00 6 3 5,00 33 20 26,33 274,765 10 40 481 568 8448
% 50

11 49 EGE HURİ 7B 11 5 9,33 7 1 6,67 5 1 4,67 1 0 1,00 4 3 3,00 2 4 0,67 30 14 25,34 272,301 11 41 488 577 8673
% 51

12 993 BİLAL SAYKIN 7B 8 12 4,00 2 8 -0,67 5 5 3,33 3 7 0,67 10 10 6,67 4 16 -1,33 32 58 12,67 241,232 12 50 581 684 11611
% 69

13 62 ERVA YÜKSEL 7B 7 13 2,67 2 5 0,33 6 1 5,67 2 3 1,00 6 4 4,67 23 26 14,34 241,181 13 51 583 686 11617
% 69

14 974 MUHAMMED YASİN ASI7B 5 15 0,00 2 8 -0,67 5 5 3,33 3 7 0,67 3 17 -2,67 9 11 5,33 27 63 5,99 211,655 14 60 652 765 14610
% 86

15 206 OLCAY AYDEMİR 7B 0 1 -0,33 1 0 1,00 3 4 1,67 5 5 3,33 2 3 1,00 3 6 1,00 14 19 7,67 211,546 15 61 653 766 14625
% 87

16 48 EFE KIYI 7B 3 4 1,67 1 2 0,33 2 4 0,67 0 3 -1,00 2 4 0,67 3 5 1,33 11 22 3,67 210,656 16 62 655 768 14705
% 87

17 959 AYSİMA AKSU 7B 5 14 0,33 3 7 0,67 3 7 0,67 5 12 1,00 4 12 0,00 20 52 2,67 202,837 17 63 666 782 15357
% 91
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7C SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ÇANAKKALE BİGA DUMLUPINAR ORTAOKULU 7.SINIF MOZAİK TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI 165 683 803 16895

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 9 9 5,82 6 3 4,97 6 3 4,64 4 4 2,73 7 7 4,26 9 8 6,19 40 35 28,61 284,940

Okul Ortalaması 9 8 6,86 6 3 5,61 6 3 5,63 3 4 2,09 6 5 4,13 8 7 5,51 39 29 29,83 288,040

SINIF: 7C

KATILIMLAR

1 82 HALİL EFE YÜRÜK 7C 17 1 16,67 9 0 9,00 8 2 7,33 6 2 5,33 7 6 5,00 18 1 17,67 65 12 61,00 398,318 1 2 97 115 1140
% 6,75

2 21 ARAS ÇINAR 7C 12 7 9,67 10 0 10,00 9 1 8,67 4 4 2,67 8 5 6,33 15 2 14,33 58 19 51,67 359,974 2 6 192 228 2696
% 16

3 94 NEHİR KAÇMAZ 7C 16 4 14,67 9 1 8,67 8 2 7,33 4 5 2,33 5 3 4,00 11 8 8,33 53 23 45,33 341,778 3 12 235 284 3593
% 21

4 55 HÜSEYİN BAYRAKDAR 7C 10 7 7,67 4 6 2,00 6 4 4,67 2 7 -0,33 7 4 5,67 14 6 12,00 43 34 31,68 313,395 4 19 330 398 5420
% 32

5 177 ROJDA BOZKURT 7C 15 4 13,67 9 1 8,67 8 2 7,33 2 7 -0,33 5 9 2,00 7 10 3,67 46 33 35,01 305,646 5 25 362 433 5951
% 35

6 187 RÜZGAR İSHAK 7C 12 6 10,00 7 3 6,00 7 3 6,00 4 4 2,67 6 4 4,67 8 10 4,67 44 30 34,01 302,732 6 28 374 445 6184
% 37

7 258 TURAN    GÜLCAN 7C 7 13 2,67 7 3 6,00 8 2 7,33 6 4 4,67 3 8 0,33 11 9 8,00 42 39 29,00 271,724 7 43 492 581 8713
% 52

8 14 İNSU ÖZAYDIN 7C 3 17 -2,67 5 5 3,33 4 6 2,00 3 7 0,67 10 10 6,67 9 11 5,33 34 56 15,33 243,873 8 49 575 677 11348
% 67

9 17 ALPER TEKİLİ 7C 10 10 6,67 1 9 -2,00 4 5 2,33 1 9 -2,00 6 11 2,33 4 16 -1,33 26 60 6,00 226,258 9 55 624 734 13087
% 77

10 68 GÖKSEL KUŞGÖZ 7C 8 12 4,00 3 6 1,00 7 3 6,00 2 8 -0,67 6 14 1,33 4 16 -1,33 30 59 10,33 224,373 10 56 628 738 13285
% 79

11 714 ASYA ECRİN GÜNEY 7C 5 13 0,67 7 3 6,00 6 4 4,67 1 9 -2,00 5 15 0,00 5 11 1,33 29 55 10,67 218,982 11 58 636 748 13834
% 82

12 69 GÖKTUĞ AKAR 7C 5 15 0,00 4 6 2,00 4 6 2,00 0 10 -3,33 5 15 0,00 4 16 -1,33 22 68 -0,66 191,355 12 65 679 796 16256
% 96
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7D SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ÇANAKKALE BİGA DUMLUPINAR ORTAOKULU 7.SINIF MOZAİK TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI 165 683 803 16895

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 9 9 5,82 6 3 4,97 6 3 4,64 4 4 2,73 7 7 4,26 9 8 6,19 40 35 28,61 284,940

Okul Ortalaması 9 8 6,86 6 3 5,61 6 3 5,63 3 4 2,09 6 5 4,13 8 7 5,51 39 29 29,83 288,040

SINIF: 7D

KATILIMLAR

1 50 ELA ÇAVUŞ 7D 17 3 16,00 9 1 8,67 10 0 10,00 6 4 4,67 11 3 10,00 12 8 9,33 65 19 58,67 385,804 1 3 125 147 1584
% 9,38

2 85 MEHMET KASAP 7D 12 4 10,67 7 2 6,33 8 0 8,00 8 1 7,67 10 1 9,67 11 5 9,33 56 13 51,67 358,047 2 7 198 234 2779
% 16

3 57 ŞEVVAL UZ 7D 16 4 14,67 10 0 10,00 7 2 6,33 7 3 6,00 10 2 9,33 7 5 5,33 57 16 51,66 357,929 3 8 199 235 2792
% 17

4 597 ELİF ORMANLI 7D 15 3 14,00 9 0 9,00 8 1 7,67 3 1 2,67 5 3 4,00 13 4 11,67 53 12 49,01 354,324 4 9 206 243 2951
% 17

5 895 BERKİN CAN 7D 12 5 10,33 9 1 8,67 9 0 9,00 8 1 7,67 6 4 4,67 11 4 9,67 55 15 50,01 342,485 5 11 233 282 3559
% 21

6 58 ECRİN SU KAVAS 7D 11 5 9,33 10 0 10,00 8 1 7,67 6 1 5,67 7 3 6,00 10 3 9,00 52 13 47,67 337,725 6 13 249 301 3797
% 22

7 581 ÖZLEM DEMİR 7D 11 9 8,00 8 2 7,33 8 2 7,33 9 1 8,67 6 6 4,00 13 6 11,00 55 26 46,33 331,134 7 14 272 328 4196
% 25

8 39 DAMLA ÖZDERİN 7D 14 3 13,00 9 1 8,67 5 4 3,67 4 4 2,67 9 4 7,67 7 10 3,67 48 26 39,35 324,408 8 15 293 355 4632
% 27

9 79 KAZIM EYMEN YILMAZ 7D 12 8 9,33 6 3 5,00 6 1 5,67 1 1 0,67 9 3 8,00 9 3 8,00 43 19 36,67 322,454 9 17 303 365 4763
% 28

10 76 HÜSEYİN ALİ ÇAKMAK 7D 10 6 8,00 6 2 5,33 7 1 6,67 2 4 0,67 9 2 8,33 6 5 4,33 40 20 33,33 305,398 10 26 364 435 5979
% 35

11 84 MEHMET EMİN GİREN 7D 13 4 11,67 9 1 8,67 5 5 3,33 2 4 0,67 3 6 1,00 8 8 5,33 40 28 30,67 293,485 11 29 408 484 6925
% 41

12 42 DERİN ESER 7D 14 4 12,67 7 2 6,33 9 1 8,67 6 3 5,00 1 0 1,00 37 10 33,67 288,613 12 35 432 512 7278
% 43

13 32 BERRA POTUR 7D 12 6 10,00 6 4 4,67 7 3 6,00 2 8 -0,67 8 2 7,33 3 9 0,00 38 32 27,33 287,574 13 36 435 515 7355
% 44

14 89 MURAT ERCAN 7D 9 11 5,33 3 6 1,00 2 0 2,00 10 5 8,33 8 12 4,00 32 34 20,66 275,357 14 39 479 566 8393
% 50

15 93 NAZLICAN YILDIZ 7D 6 9 3,00 8 2 7,33 5 5 3,33 3 6 1,00 5 5 3,33 7 7 4,67 34 34 22,66 261,266 15 46 533 627 9723
% 58

16 53 MEHMET EREN ÖZGEN7D 4 7 1,67 9 1 8,67 6 2 5,33 1 4 -0,33 4 9 1,00 3 6 1,00 27 29 17,34 234,419 16 53 605 711 12270
% 73
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7.SINIF MOZAİK TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI 1

220,669 80,87
%

ÇANAKKALE / BİGA
DUMLUPINAR ORTAOKULU

   -  10
KEREM ŞAKA 90 27 58 5 7 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(13663.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 57 633 744 13663 % 80,87

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 2 65 683 803 16895

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 7 11 2 3,33 % 17

Cevap Anahtarı A DBACABACDBDCDCBCDBAB

Cevaplarınız cdAdA bCDa CabdCadbB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 4 6 0 2,00 % 20

Cevap Anahtarı A CBBADBADCD

Cevaplarınız CBadcBAcbc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 4 5 1 2,33 % 23

Cevap Anahtarı A ADCCDCBDCB

Cevaplarınız dDbCa cDCa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 1 7 2 -1,33 % 0

Cevap Anahtarı A DCABADDCBC

Cevaplarınız ab db abdC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 6 14 0 1,33 % 7

Cevap Anahtarı A DCCBBDBDBACACBABCD4C

Cevaplarınız bdaaBbBbBcCcCcdaaa a

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 5 15 0 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BDBDCCBBCDACBBBBAADC

Cevaplarınız dccadbacdDAaBdcBAdcb

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 3 1 1 33
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 0 2 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 2 1 1 50
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 3 2 1 67
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 2 1 1 50
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 3 0 3 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 4 0 4 0
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 1 0 50
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 1 1 50

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.2 0 2 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 3 1 2 33
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 3 0 2 0
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 2 0 1 0

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 6 1 5 17
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 2 1 1 50
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 7 3 4 43
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 5 0 4 0

Fen S D Y B%
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 2 0 2 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 3 2 1 67
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 1 0
Güneş Sistemi Ötesi: Gök Cisimleri 2 1 1 50
Galaksilerin yapısını açıklar. 2 0 2 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 2 0 2 0
Uzay Araştırmaları 2 0 2 0
Uzay teknolojilerini açıklar. 2 1 1 50
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 0 1 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0



7.SINIF MOZAİK TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI 1

213,912 85,13
%

ÇANAKKALE / BİGA
DUMLUPINAR ORTAOKULU

   -  266
UMUT  KOÇTAŞ 90 19 43 28 4 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(14382.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 59 649 762 14382 % 85,13

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 2 65 683 803 16895

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 2 13 5 -2,33 % 0

Cevap Anahtarı A DBACABACDBDCDCBCDBAB

Cevaplarınız  cc c Ada baD cdaacc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 1 0 9 1,00 % 10

Cevap Anahtarı A CBBADBADCD

Cevaplarınız C         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 2 5 3 0,33 % 3

Cevap Anahtarı A ADCCDCBDCB

Cevaplarınız bb dD  Dba

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 1 7 2 -1,33 % 0

Cevap Anahtarı A DCABADDCBC

Cevaplarınız c da cbdaC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 5 12 3 1,00 % 5

Cevap Anahtarı B ABCD4CDCCBBDBDBACACB

Cevaplarınız ccCa  caaacbBa bd CB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 8 6 6 6,00 % 30

Cevap Anahtarı B BBAADCBDBDCCBBCDACBB

Cevaplarınız BaA bC Dd Cb Bb AC c

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 0 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 0 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 3 0 3 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 0 2 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 2 1 0 50
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 3 0 0 0
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 2 0 0 0
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 3 0 0 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 4 1 2 25
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 0 1 0
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 0 2 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 1 0 50

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.2 0 2 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 3 1 1 33
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 3 0 2 0
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 2 0 2 0

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 6 1 5 17
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 2 0 2 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 7 2 4 29
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 5 1 1 20

Fen S D Y B%
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 1 0 0 0
Yıldız kavramını açıklar. 2 2 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 3 0 2 0
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 0 0
Güneş Sistemi Ötesi: Gök Cisimleri 2 2 0 100
Galaksilerin yapısını açıklar. 2 0 2 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 2 0 1 0
Uzay Araştırmaları 2 2 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 2 1 1 50
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 0 0
Evren kavramını açıklar. 1 0 0 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100



7.SINIF MOZAİK TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI 1

271,876 51,51
%

ÇANAKKALE / BİGA
DUMLUPINAR ORTAOKULU

7A  -  6
AHMET KAÇAR 90 36 23 31 28 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(8703.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 42 491 580 8703 % 51,51

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 18 65 683 803 16895

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 6 8 6 3,33 % 17

Cevap Anahtarı B DBABDBACABACDBDCDCBC

Cevaplarınız bBA Da a cACcd  a aC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 7 1 2 6,67 % 67

Cevap Anahtarı B DCBBADBADC

Cevaplarınız D BB DdADC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 7 1 2 6,67 % 67

Cevap Anahtarı B DCBADCCDCB

Cevaplarınız DC A *CDCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 5 4 1 3,67 % 37

Cevap Anahtarı B DCBCDCABAD

Cevaplarınız D BCDdbBdc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 4 4 12 2,67 % 13

Cevap Anahtarı B ABCD4CDCCBBDBDBACACB

Cevaplarınız  aC Da b    a  AC   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 7 5 8 5,33 % 27

Cevap Anahtarı B BBAADCBDBDCCBBCDACBB

Cevaplarınız c A D     CdBd cACBc

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 0 2 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 0 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 3 2 0 67
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 0 0

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 2 1 0 50
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 3 3 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 2 0 1 0
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 3 3 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 4 2 1 50
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 1 0 50
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 2 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.2 2 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 3 1 1 33
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 3 1 2 33
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 2 1 1 50

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 6 0 1 0
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 2 0 1 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 7 3 0 43
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 5 1 2 20

Fen S D Y B%
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 1 0 0 0
Yıldız kavramını açıklar. 2 1 0 50
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 3 1 0 33
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 0 0
Güneş Sistemi Ötesi: Gök Cisimleri 2 2 0 100
Galaksilerin yapısını açıklar. 2 0 2 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 2 2 0 100
Uzay Araştırmaları 2 0 2 0
Uzay teknolojilerini açıklar. 2 1 0 50
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Evren kavramını açıklar. 1 0 0 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0



7.SINIF MOZAİK TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI 1

318,787 29,78
%

ÇANAKKALE / BİGA
DUMLUPINAR ORTAOKULU

7A  -  692
BERKAN GÜNEŞ 90 43 20 27 36 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5031.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 18 313 376 5031 % 29,78

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 18 65 683 803 16895

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 9 6 5 7,00 % 35

Cevap Anahtarı A DBACABACDBDCDCBCDBAB

Cevaplarınız  a dABACDdDa ddCDB  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 6 2 2 5,33 % 53

Cevap Anahtarı A CBBADBADCD

Cevaplarınız CdBAb A CD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A ADCCDCBDCB

Cevaplarınız AabCDCdDCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 1 1 8 0,67 % 7

Cevap Anahtarı A DCABADDCBC

Cevaplarınız    B     a

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 8 5 7 6,33 % 32

Cevap Anahtarı A DCCBBDBDBACACBABCD4C

Cevaplarınız  aa BDB  ACc aA C  a

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 12 3 5 11,00 % 55

Cevap Anahtarı A BDBDCCBBCDACBBBBAADC

Cevaplarınız cDd C BBCDACB B A bC

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 0 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 0 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 3 2 0 67
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 0 50
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 0 0

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 2 1 1 50
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 3 2 1 67
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 2 1 0 50
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 3 2 0 67

Din K.ve A.B. S D Y B%
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 4 3 1 75
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 1 1 50
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 1 1 50

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.2 1 0 50
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 3 0 1 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 3 0 0 0
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 2 0 0 0

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 6 3 1 50
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 2 1 1 50
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 7 3 0 43
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 5 0 3 0

Fen S D Y B%
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 2 2 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 3 1 1 33
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 0 0
Güneş Sistemi Ötesi: Gök Cisimleri 2 2 0 100
Galaksilerin yapısını açıklar. 2 0 0 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 2 1 1 50
Uzay Araştırmaları 2 2 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 2 2 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 0 0 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100



7.SINIF MOZAİK TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI 1

238,022 70,48
%

ÇANAKKALE / BİGA
DUMLUPINAR ORTAOKULU

7A  -  855
CABİR TUNÇEL 90 29 33 28 18 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(11907.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 16 52 591 695 11907 % 70,48

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 18 65 683 803 16895

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 4 14 2 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı B DBABDBACABACDBDCDCBC

Cevaplarınız aBcdccdaA AbDdcdcdc 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B DCBBADBADC

Cevaplarınız DadBADBADC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 6 3 1 5,00 % 50

Cevap Anahtarı B DCBADCCDCB

Cevaplarınız DCddaCCDC 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 2 4 4 0,67 % 7

Cevap Anahtarı B DCBCDCABAD

Cevaplarınız b cCb  B c

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 2 4 14 0,67 % 3

Cevap Anahtarı B ABCD4CDCCBBDBDBACACB

Cevaplarınız b     Db  c c       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 7 6 7 5,00 % 25

Cevap Anahtarı B BBAADCBDBDCCBBCDACBB

Cevaplarınız B AAbCc d C B C c cd

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 3 0 2 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 0 2 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 2 1 1 50
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 3 2 1 67
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 2 2 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 3 3 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 4 2 2 50
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 1 1 50
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 1 0 50

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.2 1 1 50
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 3 1 0 33
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 3 0 1 0
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 2 0 2 0

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 6 1 2 17
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 2 0 2 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 7 0 0 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 5 0 0 0

Fen S D Y B%
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 2 0 0 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 3 0 2 0
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 0 0
Güneş Sistemi Ötesi: Gök Cisimleri 2 1 1 50
Galaksilerin yapısını açıklar. 2 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 2 1 1 50
Uzay Araştırmaları 2 1 0 50
Uzay teknolojilerini açıklar. 2 2 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 0 0
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100



7.SINIF MOZAİK TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI 1

258,503 58,98
%

ÇANAKKALE / BİGA
DUMLUPINAR ORTAOKULU

7A  -  38
DAMLA AKGİL 90 33 40 17 19 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(9964.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 47 544 638 9964 % 58,98

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 18 65 683 803 16895

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 9 10 1 5,67 % 28

Cevap Anahtarı A DBACABACDBDCDCBCDBAB

Cevaplarınız DcAdAdACDd bDbcCcBcc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı A CBBADBADCD

Cevaplarınız CBBAcddaCa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı A ADCCDCBDCB

Cevaplarınız dDCbDdBaCc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 3 5 2 1,33 % 13

Cevap Anahtarı A DCABADDCBC

Cevaplarınız bbbBAcbC  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 5 4 11 3,67 % 18

Cevap Anahtarı A DCCBBDBDBACACBABCD4C

Cevaplarınız  Cb c c  cC   A C   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 6 11 3 2,33 % 12

Cevap Anahtarı A BDBDCCBBCDACBBBBAADC

Cevaplarınız da cadBBCDAddcd  bbC

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 0 2 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 3 1 1 33
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 0 2 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 2 1 1 50
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 3 2 1 67
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 2 1 1 50
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 3 1 2 33

Din K.ve A.B. S D Y B%
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 4 2 2 50
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 1 1 50
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 1 1 50
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 1 1 50

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.2 1 1 50
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 3 1 1 33
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 3 1 2 33
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 2 0 1 0

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 6 1 2 17
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 2 1 1 50
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 7 2 1 29
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 5 0 0 0

Fen S D Y B%
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 2 0 2 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 3 0 1 0
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 1 0
Güneş Sistemi Ötesi: Gök Cisimleri 2 1 1 50
Galaksilerin yapısını açıklar. 2 0 2 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 2 1 1 50
Uzay Araştırmaları 2 1 1 50
Uzay teknolojilerini açıklar. 2 1 0 50
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 0 1 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100



7.SINIF MOZAİK TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI 1

276,971 48,93
%

ÇANAKKALE / BİGA
DUMLUPINAR ORTAOKULU

7A  -  41
DENİZ ÜFLER 90 36 29 25 26 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(8267.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 37 471 558 8267 % 48,93

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 18 65 683 803 16895

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 5 11 4 1,33 % 7

Cevap Anahtarı B DBABDBACABACDBDCDCBC

Cevaplarınız ccbcDB dAdcaDB  aa d

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 5 4 1 3,67 % 37

Cevap Anahtarı B DCBBADBADC

Cevaplarınız DbBaAbdA C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı B DCBADCCDCB

Cevaplarınız aCBADCCDdd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 3 3 4 2,00 % 20

Cevap Anahtarı B DCBCDCABAD

Cevaplarınız DC  ba B c

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 7 0 13 7,00 % 35

Cevap Anahtarı A DCCBBDBDBACACBABCD4C

Cevaplarınız DC   D    C   A C   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 9 8 3 6,33 % 32

Cevap Anahtarı A BDBDCCBBCDACBBBBAADC

Cevaplarınız dDdaCCBB cACccc  bDC

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 0 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 3 0 2 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 0 2 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 0 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 2 0 2 0
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 3 2 1 67
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 2 1 1 50
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 3 2 0 67

Din K.ve A.B. S D Y B%
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 4 4 0 100
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 1 1 50
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 0 2 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.2 1 1 50
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 3 1 1 33
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 3 1 0 33
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 2 0 1 0

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 6 3 0 50
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 2 1 0 50
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 7 2 0 29
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 5 0 0 0

Fen S D Y B%
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 2 2 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 3 0 2 0
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 1 0
Güneş Sistemi Ötesi: Gök Cisimleri 2 2 0 100
Galaksilerin yapısını açıklar. 2 1 1 50
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 2 2 0 100
Uzay Araştırmaları 2 1 1 50
Uzay teknolojilerini açıklar. 2 0 0 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Evren kavramını açıklar. 1 0 1 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100



7.SINIF MOZAİK TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI 1

310,256 33,31
%

ÇANAKKALE / BİGA
DUMLUPINAR ORTAOKULU

7A  -  54
EGE NECATİ OZGAN 90 44 28 18 34 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5628.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 20 341 411 5628 % 33,31

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 18 65 683 803 16895

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 11 7 2 8,67 % 43

Cevap Anahtarı A DBACABACDBDCDCBCDBAB

Cevaplarınız adAaABACDBc D BCccAd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A CBBADBADCD

Cevaplarınız CBBADddaCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A ADCCDCBDCB

Cevaplarınız bDCCDCaDCa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 2 4 4 0,67 % 7

Cevap Anahtarı A DCABADDCBC

Cevaplarınız aC Bdca   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 5 5 10 3,33 % 17

Cevap Anahtarı A DCCBBDBDBACACBABCD4C

Cevaplarınız Db  ccc   C   AdC   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 12 6 2 10,00 % 50

Cevap Anahtarı A BDBDCCBBCDACBBBBAADC

Cevaplarınız BDd CdBBdDACBBd AdcC

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 3 2 1 67
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 2 2 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 3 2 1 67
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 2 1 1 50
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 3 2 1 67

Din K.ve A.B. S D Y B%
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 4 2 2 50
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 2 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 1 1 50

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.2 1 1 50
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 3 1 0 33
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 3 0 2 0
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 2 0 1 0

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 6 2 2 33
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 2 0 2 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 7 2 0 29
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 5 0 1 0

Fen S D Y B%
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 2 2 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 3 1 1 33
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 0 0
Güneş Sistemi Ötesi: Gök Cisimleri 2 2 0 100
Galaksilerin yapısını açıklar. 2 1 1 50
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 2 1 1 50
Uzay Araştırmaları 2 1 1 50
Uzay teknolojilerini açıklar. 2 1 1 50
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 0 1 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100



7.SINIF MOZAİK TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI 1

267,992 53,59
%

ÇANAKKALE / BİGA
DUMLUPINAR ORTAOKULU

7A  -  684
GÖKTUĞ KAYA 90 39 31 20 28 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(9054.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 44 504 593 9054 % 53,59

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 18 65 683 803 16895

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 6 11 3 2,33 % 12

Cevap Anahtarı B DBABDBACABACDBDCDCBC

Cevaplarınız aB Bca acabdDabbD BC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 7 2 1 6,33 % 63

Cevap Anahtarı B DCBBADBADC

Cevaplarınız DCBBAD dDb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 7 2 1 6,33 % 63

Cevap Anahtarı B DCBADCCDCB

Cevaplarınız DCBdDaCD B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 7 2 1 6,33 % 63

Cevap Anahtarı B DCBCDCABAD

Cevaplarınız DCBCD dBAc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 7 4 9 5,67 % 28

Cevap Anahtarı B ABCD4CDCCBBDBDBACACB

Cevaplarınız A C   DbdB DcD   d  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 5 10 5 1,67 % 8

Cevap Anahtarı B BBAADCBDBDCCBBCDACBB

Cevaplarınız  d bcCdDaa   BbDddBd

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 0 2 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 0 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 3 1 1 33
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 0 2 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 2 2 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 3 2 1 67
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 2 1 0 50
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 3 2 1 67

Din K.ve A.B. S D Y B%
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 4 2 2 50
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 1 0 50
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 2 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.2 2 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 3 2 0 67
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 3 2 1 67
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 2 1 1 50

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 6 4 2 67
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 2 0 1 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 7 2 0 29
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 5 0 1 0

Fen S D Y B%
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 2 1 1 50
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 3 1 2 33
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 1 0
Güneş Sistemi Ötesi: Gök Cisimleri 2 0 1 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 2 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 2 0 1 0
Uzay Araştırmaları 2 1 0 50
Uzay teknolojilerini açıklar. 2 0 1 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 0 1 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100



7.SINIF MOZAİK TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI 1

366,389 13,93
%

ÇANAKKALE / BİGA
DUMLUPINAR ORTAOKULU

7A  -  881
JAN GÖKGÖZ 90 60 23 7 52 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2354.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 5 179 212 2354 % 13,93

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 18 65 683 803 16895

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 12 7 1 9,67 % 48

Cevap Anahtarı A DBACABACDBDCDCBCDBAB

Cevaplarınız caACABACDBDaD dCDcca

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A CBBADBADCD

Cevaplarınız CBBADcADCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A ADCCDCBDCB

Cevaplarınız ADbdDCaDCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 6 3 1 5,00 % 50

Cevap Anahtarı A DCABADDCBC

Cevaplarınız DddBADD cC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 12 4 4 10,67 % 53

Cevap Anahtarı A DCCBBDBDBACACBABCD4C

Cevaplarınız DabBBDBa AC  aABC  C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 14 5 1 12,33 % 62

Cevap Anahtarı A BDBDCCBBCDACBBBBAADC

Cevaplarınız BDdbCbBBbDACBBB AAaC

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 3 2 1 67
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 2 2 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 3 3 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 2 1 1 50
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 3 3 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 4 3 1 75
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 2 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 1 1 50
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 1 1 50

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.2 2 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 3 1 1 33
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 3 2 1 67
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 2 1 1 50

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 6 4 2 67
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 2 1 1 50
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 7 4 0 57
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 5 2 1 40

Fen S D Y B%
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 2 2 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 3 1 1 33
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 1 0
Güneş Sistemi Ötesi: Gök Cisimleri 2 2 0 100
Galaksilerin yapısını açıklar. 2 1 1 50
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 2 1 1 50
Uzay Araştırmaları 2 2 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 2 1 1 50
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100



7.SINIF MOZAİK TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI 1

262,457 56,80
%

ÇANAKKALE / BİGA
DUMLUPINAR ORTAOKULU

7A  -  86
MELİS MUTAF 90 29 22 39 21 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(9597.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 45 529 622 9597 % 56,80

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 18 65 683 803 16895

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 9 7 4 6,67 % 33

Cevap Anahtarı B DBABDBACABACDBDCDCBC

Cevaplarınız  B dDdbaABA DBa aCdC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B DCBBADBADC

Cevaplarınız DCBBADdADa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 4 5 1 2,33 % 23

Cevap Anahtarı B DCBADCCDCB

Cevaplarınız DbccaaCD B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 0 0 10 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DCBCDCABAD

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 1 1 18 0,67 % 3

Cevap Anahtarı B ABCD4CDCCBBDBDBACACB

Cevaplarınız       b             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 7 7 6 4,67 % 23

Cevap Anahtarı B BBAADCBDBDCCBBCDACBB

Cevaplarınız d A DCB ab  Bd ccCaB

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 0 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 3 1 1 33
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 0 0 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 2 2 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 3 3 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 2 1 1 50
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 3 2 1 67

Din K.ve A.B. S D Y B%
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 4 1 3 25
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 0 1 0
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 1 1 50
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 2 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.2 0 0 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 3 0 0 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 3 0 0 0
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 2 0 0 0

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 6 0 1 0
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 2 0 0 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 7 0 0 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 5 0 0 0

Fen S D Y B%
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 2 1 0 50
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 3 0 2 0
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 1 0
Güneş Sistemi Ötesi: Gök Cisimleri 2 0 1 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 2 1 0 50
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 2 2 0 100
Uzay Araştırmaları 2 0 2 0
Uzay teknolojilerini açıklar. 2 1 0 50
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Evren kavramını açıklar. 1 0 0 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100



7.SINIF MOZAİK TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI 1

227,748 76,57
%

ÇANAKKALE / BİGA
DUMLUPINAR ORTAOKULU

7A  -  40
MERVE ECRİN OZGAN 90 22 34 34 10 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(12936.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 17 54 619 729 12936 % 76,57

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 18 65 683 803 16895

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 6 10 4 2,67 % 13

Cevap Anahtarı B DBABDBACABACDBDCDCBC

Cevaplarınız DBcBaddaA caDa  ab C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 5 4 1 3,67 % 37

Cevap Anahtarı B DCBBADBADC

Cevaplarınız DbBBdD dbC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 3 3 4 2,00 % 20

Cevap Anahtarı B DCBADCCDCB

Cevaplarınız DC ba  b B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 1 5 4 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı B DCBCDCABAD

Cevaplarınız bbdb  cB  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 2 3 15 1,00 % 5

Cevap Anahtarı B ABCD4CDCCBBDBDBACACB

Cevaplarınız  Bda  c             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 5 9 6 2,00 % 10

Cevap Anahtarı B BBAADCBDBDCCBBCDACBB

Cevaplarınız c dcaCBDcD C c  bb d

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 3 1 1 33
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 1 0 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 0 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 2 1 1 50
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 3 2 1 67
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 2 0 1 0
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 3 2 1 67

Din K.ve A.B. S D Y B%
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 4 0 2 0
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 0 1 0
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 1 0 50
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 2 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.2 1 0 50
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 3 0 2 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 3 0 2 0
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 2 0 1 0

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 6 0 1 0
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 2 0 0 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 7 0 2 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 5 1 0 20

Fen S D Y B%
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 2 1 1 50
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 3 0 1 0
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100
Güneş Sistemi Ötesi: Gök Cisimleri 2 0 1 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 2 1 1 50
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 2 0 1 0
Uzay Araştırmaları 2 0 2 0
Uzay teknolojilerini açıklar. 2 0 1 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 0 0
Evren kavramını açıklar. 1 0 1 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100



7.SINIF MOZAİK TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI 1

401,819 6,11
%

ÇANAKKALE / BİGA
DUMLUPINAR ORTAOKULU

7A  -  107
NİSA İNCE 90 67 12 11 63 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1033.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 1 83 98 1033 % 6,11

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 18 65 683 803 16895

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 17 1 2 16,67 % 83

Cevap Anahtarı A DBACABACDBDCDCBCDBAB

Cevaplarınız D ACABACDdD DCBCDBAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A CBBADBADCD

Cevaplarınız CBBADdADCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A ADCCDCBDCB

Cevaplarınız ADCCDCBDCa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 7 1 2 6,67 % 67

Cevap Anahtarı A DCABADDCBC

Cevaplarınız DC BAaD BC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 13 3 4 12,00 % 60

Cevap Anahtarı A DCCBBDBDBACACBABCD4C

Cevaplarınız D b BDBaBAC CBbBC  C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 12 5 3 10,33 % 52

Cevap Anahtarı A BDBDCCBBCDACBBBBAADC

Cevaplarınız BDd adBBCDAdBBa A DC

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 1 0 50
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 3 3 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 1 0 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 2 2 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 3 3 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 2 1 1 50
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 3 3 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 4 3 1 75
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 2 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 2 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.2 2 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 3 2 0 67
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 3 2 0 67
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 2 1 1 50

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 6 3 3 50
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 2 1 0 50
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 7 5 0 71
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 5 3 0 60

Fen S D Y B%
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 2 1 1 50
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 3 1 1 33
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 0 0
Güneş Sistemi Ötesi: Gök Cisimleri 2 1 1 50
Galaksilerin yapısını açıklar. 2 1 1 50
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 2 2 0 100
Uzay Araştırmaları 2 1 1 50
Uzay teknolojilerini açıklar. 2 2 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 0 0 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100



7.SINIF MOZAİK TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI 1

288,639 43,07
%

ÇANAKKALE / BİGA
DUMLUPINAR ORTAOKULU

7A  -  693
PELİN   GÜNEŞ 90 40 29 21 30 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(7276.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 34 431 511 7276 % 43,07

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 18 65 683 803 16895

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 8 10 2 4,67 % 23

Cevap Anahtarı A DBACABACDBDCDCBCDBAB

Cevaplarınız cabdAdAC dbaa BCDBAd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 1 1 7,67 % 77

Cevap Anahtarı A CBBADBADCD

Cevaplarınız CBBcD ADCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 7 2 1 6,33 % 63

Cevap Anahtarı A ADCCDCBDCB

Cevaplarınız Aa CDdBDCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 2 6 2 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DCABADDCBC

Cevaplarınız b cBb Dbca

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 7 5 8 5,33 % 27

Cevap Anahtarı A DCCBBDBDBACACBABCD4C

Cevaplarınız  db   BaaAC   ABCb  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 8 5 7 6,33 % 32

Cevap Anahtarı A BDBDCCBBCDACBBBBAADC

Cevaplarınız c B d  d DACBdB A Db

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 0 2 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 0 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 3 2 1 67
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 2 2 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 3 3 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 2 0 1 0
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 3 3 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 4 3 0 75
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 0 2 0
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 2 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.2 1 1 50
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 3 0 2 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 3 1 2 33
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 2 0 1 0

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 6 2 2 33
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 2 0 1 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 7 3 2 43
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 5 1 0 20

Fen S D Y B%
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 2 1 0 50
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 3 2 0 67
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 0 0
Güneş Sistemi Ötesi: Gök Cisimleri 2 1 1 50
Galaksilerin yapısını açıklar. 2 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 2 1 0 50
Uzay Araştırmaları 2 1 1 50
Uzay teknolojilerini açıklar. 2 1 0 50
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 0 0 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0



7.SINIF MOZAİK TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI 1

292,749 41,28
%

ÇANAKKALE / BİGA
DUMLUPINAR ORTAOKULU

7A  -  183
RÜZGAR BAYLAN 90 44 33 13 33 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6974.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 30 412 490 6974 % 41,28

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 18 65 683 803 16895

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 11 8 1 8,33 % 42

Cevap Anahtarı A DBACABACDBDCDCBCDBAB

Cevaplarınız cd aAdAdDBDCDaBCaBAd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A CBBADBADCD

Cevaplarınız bBBADdADbD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A ADCCDCBDCB

Cevaplarınız ADCCDCBbCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 4 5 1 2,33 % 23

Cevap Anahtarı A DCABADDCBC

Cevaplarınız DadB aDCcb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 4 8 8 1,33 % 7

Cevap Anahtarı A DCCBBDBDBACACBABCD4C

Cevaplarınız Da  B a  ca da cC  a

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 9 8 3 6,33 % 32

Cevap Anahtarı A BDBDCCBBCDACBBBBAADC

Cevaplarınız dD ab dBaDACBBccA cC

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 0 2 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 0 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 3 3 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 2 1 1 50
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 3 3 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 2 1 1 50
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 3 2 1 67

Din K.ve A.B. S D Y B%
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 4 4 0 100
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 2 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 1 1 50

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.2 2 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 3 1 2 33
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 3 1 1 33
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 2 0 2 0

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 6 1 1 17
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 2 1 1 50
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 7 1 3 14
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 5 0 3 0

Fen S D Y B%
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 2 2 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 3 1 1 33
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 1 0
Güneş Sistemi Ötesi: Gök Cisimleri 2 1 1 50
Galaksilerin yapısını açıklar. 2 1 0 50
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 2 0 2 0
Uzay Araştırmaları 2 1 1 50
Uzay teknolojilerini açıklar. 2 1 1 50
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 0 0 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100



7.SINIF MOZAİK TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI 1

250,093 63,81
%

ÇANAKKALE / BİGA
DUMLUPINAR ORTAOKULU

7A  -  694
SELİN GÜNEŞ 90 29 23 38 21 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(10780.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 48 565 665 10780 % 63,81

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 18 65 683 803 16895

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 6 10 4 2,67 % 13

Cevap Anahtarı A DBACABACDBDCDCBCDBAB

Cevaplarınız ca dAdbCDB aDacd cA 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 6 3 1 5,00 % 50

Cevap Anahtarı A CBBADBADCD

Cevaplarınız bBBA aAaCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 6 1 3 5,67 % 57

Cevap Anahtarı A ADCCDCBDCB

Cevaplarınız  aCCD BDC 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 4 2 4 3,33 % 33

Cevap Anahtarı A DCABADDCBC

Cevaplarınız   dBA bCB 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 4 3 13 3,00 % 15

Cevap Anahtarı A DCCBBDBDBACACBABCD4C

Cevaplarınız  b   Da   b   A C   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 3 4 13 1,67 % 8

Cevap Anahtarı A BDBDCCBBCDACBBBBAADC

Cevaplarınız c   d BB  Ad    c   

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 0 2 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 0 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 3 1 1 33
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 0 0

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 2 0 1 0
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 3 3 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 2 1 1 50
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 3 2 1 67

Din K.ve A.B. S D Y B%
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 4 2 0 50
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 0 1 0
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 2 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.2 1 0 50
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 3 1 0 33
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 3 1 2 33
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 2 1 0 50

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 6 2 1 33
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 2 0 1 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 7 1 1 14
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 5 0 0 0

Fen S D Y B%
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 2 0 1 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 3 0 0 0
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 0 0
Güneş Sistemi Ötesi: Gök Cisimleri 2 1 1 50
Galaksilerin yapısını açıklar. 2 0 0 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 2 1 0 50
Uzay Araştırmaları 2 1 0 50
Uzay teknolojilerini açıklar. 2 0 1 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 0 0
Evren kavramını açıklar. 1 0 0 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0



7.SINIF MOZAİK TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI 1

290,947 42,07
%

ÇANAKKALE / BİGA
DUMLUPINAR ORTAOKULU

7A  -  195
SUHRA YILDIZ 90 44 26 20 35 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(7107.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 33 425 503 7107 % 42,07

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 18 65 683 803 16895

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 11 6 3 9,00 % 45

Cevap Anahtarı B DBABDBACABACDBDCDCBC

Cevaplarınız cBAc abCABcCDBcC  BC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B DCBBADBADC

Cevaplarınız DCBBADdcDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B DCBADCCDCB

Cevaplarınız DCBbDCCDCa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 7 1 2 6,67 % 67

Cevap Anahtarı B DCBCDCABAD

Cevaplarınız D BCbC BAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 4 6 10 2,00 % 10

Cevap Anahtarı B ABCD4CDCCBBDBDBACACB

Cevaplarınız ABC   b ac c  d a   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 6 9 5 3,00 % 15

Cevap Anahtarı B BBAADCBDBDCCBBCDACBB

Cevaplarınız ddAcbCdD    dBbcAa B

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 0 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 3 2 1 67
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 0 50
Yazdıklarını düzenler. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 2 2 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 3 2 1 67
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 2 1 1 50
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 3 3 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 4 3 1 75
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 2 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 1 1 50

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.2 1 1 50
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 3 2 0 67
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 3 2 0 67
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 2 2 0 100

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 6 1 3 17
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 2 0 0 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 7 1 3 14
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 5 1 0 20

Fen S D Y B%
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 2 1 1 50
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 3 0 1 0
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 0 0
Güneş Sistemi Ötesi: Gök Cisimleri 2 1 0 50
Galaksilerin yapısını açıklar. 2 1 0 50
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 2 0 2 0
Uzay Araştırmaları 2 1 1 50
Uzay teknolojilerini açıklar. 2 1 1 50
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Evren kavramını açıklar. 1 0 1 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100



7.SINIF MOZAİK TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI 1

201,655 91,41
%

ÇANAKKALE / BİGA
DUMLUPINAR ORTAOKULU

7A  -  580
TALHA EMİR KUTLU 90 24 51 15 7 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(15444.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 18 64 667 783 15444 % 91,41

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 18 65 683 803 16895

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 5 12 3 1,00 % 5

Cevap Anahtarı A DBACABACDBDCDCBCDBAB

Cevaplarınız cd dA AacBcaDdcb Bda

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 5 4 1 3,67 % 37

Cevap Anahtarı A CBBADBADCD

Cevaplarınız dBBbc ADCc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 6 3 1 5,00 % 50

Cevap Anahtarı A ADCCDCBDCB

Cevaplarınız d CCDCBaCd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı A DCABADDCBC

Cevaplarınız babBbbDdBa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 2 13 5 -2,33 % 0

Cevap Anahtarı A DCCBBDBDBACACBABCD4C

Cevaplarınız bbb cac  bacadb a  C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 3 12 5 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı A BDBDCCBBCDACBBBBAADC

Cevaplarınız db abbaBacda  B Acc 

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 0 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 3 0 3 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 2 0 2 0
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 3 3 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 2 0 1 0
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 3 2 1 67

Din K.ve A.B. S D Y B%
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 4 2 2 50
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 1 0 50
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 1 1 50

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.2 1 1 50
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 3 0 3 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 3 1 2 33
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 2 1 1 50

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 6 0 5 0
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 2 0 2 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 7 0 4 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 5 1 2 20

Fen S D Y B%
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 2 0 2 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 3 0 0 0
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 1 0
Güneş Sistemi Ötesi: Gök Cisimleri 2 0 2 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 2 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 2 0 2 0
Uzay Araştırmaları 2 2 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 2 1 1 50
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Evren kavramını açıklar. 1 0 1 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0



7.SINIF MOZAİK TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI 1

304,673 35,76
%

ÇANAKKALE / BİGA
DUMLUPINAR ORTAOKULU

7A  -  265
UĞUR ÇUR 90 41 23 26 33 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6041.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 27 368 439 6041 % 35,76

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 18 65 683 803 16895

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 11 9 0 8,00 % 40

Cevap Anahtarı B DBABDBACABACDBDCDCBC

Cevaplarınız DBABaacaAcbCDBcCaaBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 5 4 1 3,67 % 37

Cevap Anahtarı B DCBBADBADC

Cevaplarınız bCdBAb dDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 7 2 1 6,33 % 63

Cevap Anahtarı B DCBADCCDCB

Cevaplarınız aCaADC DCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 3 1 6 2,67 % 27

Cevap Anahtarı B DCBCDCABAD

Cevaplarınız c     AB D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 6 1 13 5,67 % 28

Cevap Anahtarı B ABCD4CDCCBBDBDBACACB

Cevaplarınız ABC  C  C  a        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 9 6 5 7,00 % 35

Cevap Anahtarı B BBAADCBDBDCCBBCDACBB

Cevaplarınız d AAaCBDd  bBB aAC c

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 0 2 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 3 2 1 67
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 2 1 1 50
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 3 1 2 33
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 2 1 0 50
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 3 2 1 67

Din K.ve A.B. S D Y B%
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 4 3 1 75
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 2 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 1 0 50
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 1 1 50

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.2 1 0 50
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 3 0 0 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 3 1 1 33
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 2 1 0 50

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 6 2 1 33
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 2 0 0 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 7 1 0 14
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 5 2 0 40

Fen S D Y B%
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 2 2 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 3 0 1 0
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 0 0
Güneş Sistemi Ötesi: Gök Cisimleri 2 1 0 50
Galaksilerin yapısını açıklar. 2 0 2 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 2 1 1 50
Uzay Araştırmaları 2 1 1 50
Uzay teknolojilerini açıklar. 2 1 0 50
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100



7.SINIF MOZAİK TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI 1

291,366 41,83
%

ÇANAKKALE / BİGA
DUMLUPINAR ORTAOKULU

7A  -  294
ZEYNEP KARDAŞ 90 39 19 32 32 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(7068.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 32 422 500 7068 % 41,83

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 18 65 683 803 16895

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 9 3 8 8,00 % 40

Cevap Anahtarı B DBABDBACABACDBDCDCBC

Cevaplarınız DcAB B a  ACcB  D  C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B DCBBADBADC

Cevaplarınız DbBBADdADC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 6 3 1 5,00 % 50

Cevap Anahtarı B DCBADCCDCB

Cevaplarınız DCBd CdDdB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 5 2 3 4,33 % 43

Cevap Anahtarı B DCBCDCABAD

Cevaplarınız D cdDC BA 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 6 4 10 4,67 % 23

Cevap Anahtarı B ABCD4CDCCBBDBDBACACB

Cevaplarınız  BC    Ca c c BAb   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 5 5 10 3,33 % 17

Cevap Anahtarı B BBAADCBDBDCCBBCDACBB

Cevaplarınız B A DC  daddBd      

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 0 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 1 0 50
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 0 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 3 2 0 67
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 1 0 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 0 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 2 1 1 50
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 3 3 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 2 1 1 50
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 3 3 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 4 3 1 75
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 0 1 0
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 1 1 50
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 2 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.2 2 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 3 1 1 33
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 3 2 0 67
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 2 0 1 0

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 6 0 2 0
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 2 1 1 50
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 7 3 1 43
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 5 1 0 20

Fen S D Y B%
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 1 0 0 0
Yıldız kavramını açıklar. 2 0 0 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 3 0 1 0
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 1 0
Güneş Sistemi Ötesi: Gök Cisimleri 2 0 1 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 2 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 2 2 0 100
Uzay Araştırmaları 2 1 1 50
Uzay teknolojilerini açıklar. 2 1 0 50
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 0 0
Evren kavramını açıklar. 1 0 0 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100



7.SINIF MOZAİK TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI 1

202,837 90,90
%

ÇANAKKALE / BİGA
DUMLUPINAR ORTAOKULU

7B  -  959
AYSİMA AKSU 90 20 52 18 2 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(15357.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 17 63 666 782 15357 % 90,90

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 17 65 683 803 16895

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 5 14 1 0,33 % 2

Cevap Anahtarı A DBACABACDBDCDCBCDBAB

Cevaplarınız DBcd BbCcacbcCadbacd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı A CBBADBADCD

Cevaplarınız dccbDdbDCb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı A ADCCDCBDCB

Cevaplarınız dcCdDdBadc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 0 0 10 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DCABADDCBC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 5 12 3 1,00 % 5

Cevap Anahtarı A DCCBBDBDBACACBABCD4C

Cevaplarınız bCa aDa adbdCBc dc b

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 4 12 4 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BDBDCCBBCDACBBBBAADC

Cevaplarınız abd dadBCbA  dddA ab

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 3 0 3 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 0 2 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 0 2 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 2 1 1 50
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 3 0 3 0
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 2 0 2 0
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 3 2 1 67

Din K.ve A.B. S D Y B%
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 4 2 2 50
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 0 2 0
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 0 2 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 1 1 50

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.2 0 0 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 3 0 0 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 3 0 0 0
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 2 0 0 0

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 6 1 4 17
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 2 1 1 50
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 7 1 5 14
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 5 1 2 20

Fen S D Y B%
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 2 0 1 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 3 0 2 0
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 0 0
Güneş Sistemi Ötesi: Gök Cisimleri 2 1 1 50
Galaksilerin yapısını açıklar. 2 0 2 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 2 0 2 0
Uzay Araştırmaları 2 1 1 50
Uzay teknolojilerini açıklar. 2 2 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Evren kavramını açıklar. 1 0 0 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0



7.SINIF MOZAİK TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI 1

241,232 68,72
%

ÇANAKKALE / BİGA
DUMLUPINAR ORTAOKULU

7B  -  993
BİLAL SAYKIN 90 32 58 0 12 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(11611.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 50 581 684 11611 % 68,72

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 17 65 683 803 16895

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 8 12 0 4,00 % 20

Cevap Anahtarı B DBABDBACABACDBDCDCBC

Cevaplarınız DdcBcBAdAccacabdaCBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 2 8 0 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı B DCBBADBADC

Cevaplarınız DbaabbddDb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı B DCBADCCDCB

Cevaplarınız aaBdbCaDCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı B DCBCDCABAD

Cevaplarınız bdcaDbABcc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 10 10 0 6,67 % 33

Cevap Anahtarı B ABCD4CDCCBBDBDBACACB

Cevaplarınız ABCa dbaCBcDcaddCAbB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 4 16 0 -1,33 % 0

Cevap Anahtarı B BBAADCBDBDCCBBCDACBB

Cevaplarınız dBdbaCacdcdaBaCbbdca

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 3 1 2 33
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 0 2 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 2 0 2 0
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 3 0 3 0
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 2 0 2 0
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 3 2 1 67

Din K.ve A.B. S D Y B%
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 4 3 1 75
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 1 1 50
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 0 2 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 1 1 50

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.2 2 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 3 0 3 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 3 1 2 33
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 2 0 2 0

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 6 3 3 50
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 2 0 2 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 7 3 4 43
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 5 3 1 60

Fen S D Y B%
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 2 0 2 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 3 1 2 33
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 1 0
Güneş Sistemi Ötesi: Gök Cisimleri 2 0 2 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 2 0 2 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 2 1 1 50
Uzay Araştırmaları 2 0 2 0
Uzay teknolojilerini açıklar. 2 1 1 50
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Evren kavramını açıklar. 1 0 1 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100



7.SINIF MOZAİK TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI 1

347,866 19,33
%

ÇANAKKALE / BİGA
DUMLUPINAR ORTAOKULU

7B  -  16
BÜŞRA TÜRKMEN 90 55 20 15 48 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3266.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 10 225 270 3266 % 19,33

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 17 65 683 803 16895

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 13 6 1 11,00 % 55

Cevap Anahtarı B DBABDBACABACDBDCDCBC

Cevaplarınız aBbB BbCABACDdDCaaBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B DCBBADBADC

Cevaplarınız DCBBADBADC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B DCBADCCDCB

Cevaplarınız DCBADCCDCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 3 6 1 1,00 % 10

Cevap Anahtarı B DCBCDCABAD

Cevaplarınız adcbDC dAb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 7 3 10 6,00 % 30

Cevap Anahtarı B ABCD4CDCCBBDBDBACACB

Cevaplarınız ABC   Dab   c  AC   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 12 5 3 10,33 % 52

Cevap Anahtarı B BBAADCBDBDCCBBCDACBB

Cevaplarınız B A DddbB CbBBaDACBB

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 0 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 3 2 1 67
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 2 2 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 3 3 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 2 2 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 3 3 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 4 4 0 100
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 2 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 2 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.2 1 1 50
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 3 1 2 33
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 3 1 1 33
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 2 0 2 0

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 6 2 2 33
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 2 0 1 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 7 3 0 43
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 5 1 0 20

Fen S D Y B%
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 2 1 1 50
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 3 2 0 67
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 0 0
Güneş Sistemi Ötesi: Gök Cisimleri 2 2 0 100
Galaksilerin yapısını açıklar. 2 1 1 50
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 2 2 0 100
Uzay Araştırmaları 2 2 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 2 1 1 50
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 0 0 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0



7.SINIF MOZAİK TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI 1

305,927 35,08
%

ÇANAKKALE / BİGA
DUMLUPINAR ORTAOKULU

7B  -  282
EFE CAN YEŞİL 90 43 19 28 36 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5927.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 24 360 430 5927 % 35,08

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 17 65 683 803 16895

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 9 6 5 7,00 % 35

Cevap Anahtarı B DBABDBACABACDBDCDCBC

Cevaplarınız bBABad C cc DB Ca BC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 0 1 9,00 % 90

Cevap Anahtarı B DCBBADBADC

Cevaplarınız D BBADBADC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 0 2 8,00 % 80

Cevap Anahtarı B DCBADCCDCB

Cevaplarınız DCBA CCD B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 2 3 5 1,00 % 10

Cevap Anahtarı B DCBCDCABAD

Cevaplarınız   B bb B a

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 8 2 10 7,33 % 37

Cevap Anahtarı B ABCD4CDCCBBDBDBACACB

Cevaplarınız A C   DabB  B  AC   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 7 8 5 4,33 % 22

Cevap Anahtarı B BBAADCBDBDCCBBCDACBB

Cevaplarınız c A bCBbd   BddDAdBc

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 0 2 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 0 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 0 50
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 0 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 3 2 0 67
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 2 1 0 50
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 3 3 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 2 2 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 3 3 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 4 4 0 100
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 0 0 0
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 2 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.2 1 1 50
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 3 0 1 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 3 0 0 0
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 2 1 1 50

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 6 3 1 50
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 2 0 1 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 7 4 0 57
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 5 0 0 0

Fen S D Y B%
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 2 0 2 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 3 1 1 33
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 0 0
Güneş Sistemi Ötesi: Gök Cisimleri 2 1 0 50
Galaksilerin yapısını açıklar. 2 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 2 1 1 50
Uzay Araştırmaları 2 0 2 0
Uzay teknolojilerini açıklar. 2 1 1 50
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 0 0 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100



7.SINIF MOZAİK TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI 1

210,656 87,04
%

ÇANAKKALE / BİGA
DUMLUPINAR ORTAOKULU

7B  -  48
EFE KIYI 90 11 22 57 3 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(14705.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 16 62 655 768 14705 % 87,04

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 17 65 683 803 16895

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 3 4 13 1,67 % 8

Cevap Anahtarı A DBACABACDBDCDCBCDBAB

Cevaplarınız   A  d abc  D B     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 1 2 7 0,33 % 3

Cevap Anahtarı A CBBADBADCD

Cevaplarınız bB      b 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 2 4 4 0,67 % 7

Cevap Anahtarı A ADCCDCBDCB

Cevaplarınız   CdD aa c

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 0 3 7 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı A DCABADDCBC

Cevaplarınız cbb       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 2 4 14 0,67 % 3

Cevap Anahtarı A DCCBBDBDBACACBABCD4C

Cevaplarınız   aBa a       c     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 3 5 12 1,33 % 7

Cevap Anahtarı A BDBDCCBBCDACBBBBAADC

Cevaplarınız Bc  bCc  cdC        

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 0 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 0 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 0 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 3 0 0 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 0 0 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 0 50
Yazdıklarını düzenler. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 0 0

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 2 0 1 0
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 3 1 0 33
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 2 0 0 0
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 3 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 4 2 1 50
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 0 0 0
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 0 1 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 0 2 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.2 0 1 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 3 0 1 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 3 0 1 0
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 2 0 0 0

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 6 0 3 0
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 2 0 1 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 7 1 0 14
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 5 0 0 0

Fen S D Y B%
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 2 1 1 50
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 3 0 0 0
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 0 0
Güneş Sistemi Ötesi: Gök Cisimleri 2 0 2 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 2 1 0 50
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 2 0 1 0
Uzay Araştırmaları 2 0 0 0
Uzay teknolojilerini açıklar. 2 0 0 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Evren kavramını açıklar. 1 0 0 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0



7.SINIF MOZAİK TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI 1

272,301 51,33
%

ÇANAKKALE / BİGA
DUMLUPINAR ORTAOKULU

7B  -  49
EGE HURİ 90 30 14 46 25 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(8673.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 41 488 577 8673 % 51,33

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 17 65 683 803 16895

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 11 5 4 9,33 % 47

Cevap Anahtarı A DBACABACDBDCDCBCDBAB

Cevaplarınız  BdCABAaDBDba BCaB  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 7 1 2 6,67 % 67

Cevap Anahtarı A CBBADBADCD

Cevaplarınız CBBAD d CD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 5 1 4 4,67 % 47

Cevap Anahtarı A ADCCDCBDCB

Cevaplarınız AD CD a C 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 1 0 9 1,00 % 10

Cevap Anahtarı A DCABADDCBC

Cevaplarınız    B      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 4 3 13 3,00 % 15

Cevap Anahtarı A DCCBBDBDBACACBABCD4C

Cevaplarınız D b   c  cC     C   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 2 4 14 0,67 % 3

Cevap Anahtarı A BDBDCCBBCDACBBBBAADC

Cevaplarınız B dbC  ab           

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 0 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 3 2 0 67
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 0 2 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 0 0

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 2 2 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 3 2 1 67
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 2 1 0 50
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 3 2 0 67

Din K.ve A.B. S D Y B%
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 4 2 0 50
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 1 0 50
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.2 1 0 50
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 3 0 0 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 3 0 0 0
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 2 0 0 0

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 6 1 2 17
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 2 0 0 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 7 2 1 29
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 5 0 0 0

Fen S D Y B%
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 2 0 0 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 3 0 1 0
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 1 0
Güneş Sistemi Ötesi: Gök Cisimleri 2 1 0 50
Galaksilerin yapısını açıklar. 2 0 0 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 2 0 0 0
Uzay Araştırmaları 2 0 1 0
Uzay teknolojilerini açıklar. 2 0 1 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 0 0
Evren kavramını açıklar. 1 0 0 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0



7.SINIF MOZAİK TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI 1

307,734 34,29
%

ÇANAKKALE / BİGA
DUMLUPINAR ORTAOKULU

7B  -  9
EKREM KURA 90 46 31 13 35 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5794.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 21 349 419 5794 % 34,29

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 17 65 683 803 16895

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 9 9 2 6,00 % 30

Cevap Anahtarı B DBABDBACABACDBDCDCBC

Cevaplarınız bBcdaBbCAdA cBc DCaC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 7 2 1 6,33 % 63

Cevap Anahtarı B DCBBADBADC

Cevaplarınız Da BADBdDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı B DCBADCCDCB

Cevaplarınız DCaAcbCDCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 4 4 2 2,67 % 27

Cevap Anahtarı B DCBCDCABAD

Cevaplarınız aCc DaABd 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 6 8 6 3,33 % 17

Cevap Anahtarı B ABCD4CDCCBBDBDBACACB

Cevaplarınız ABCb CcabaB c  c  a 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 13 5 2 11,33 % 57

Cevap Anahtarı B BBAADCBDBDCCBBCDACBB

Cevaplarınız BaA DCB abCCaBCDACBd

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 0 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 3 1 2 33
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 2 1 1 50
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 3 1 1 33
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 2 2 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 3 3 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 4 2 2 50
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 1 1 50
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 2 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.2 2 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 3 1 1 33
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 3 1 2 33
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 2 0 1 0

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 6 1 3 17
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 2 1 1 50
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 7 1 4 14
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 5 2 0 40

Fen S D Y B%
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 2 1 0 50
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 3 1 2 33
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 1 0
Güneş Sistemi Ötesi: Gök Cisimleri 2 2 0 100
Galaksilerin yapısını açıklar. 2 1 1 50
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 2 1 1 50
Uzay Araştırmaları 2 2 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 2 2 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 0 0 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100



7.SINIF MOZAİK TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI 1

306,550 34,82
%

ÇANAKKALE / BİGA
DUMLUPINAR ORTAOKULU

7B  -  51
ELA ŞEFLEK 90 41 15 34 36 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5882.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 23 359 429 5882 % 34,82

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 17 65 683 803 16895

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 9 3 8 8,00 % 40

Cevap Anahtarı A DBACABACDBDCDCBCDBAB

Cevaplarınız  B CbBACcBD  bBC    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 6 3 1 5,00 % 50

Cevap Anahtarı A CBBADBADCD

Cevaplarınız  BBADddcCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 1 1 7,67 % 77

Cevap Anahtarı A ADCCDCBDCB

Cevaplarınız A CCDdBDCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 4 1 5 3,67 % 37

Cevap Anahtarı A DCABADDCBC

Cevaplarınız D  BAD   a

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 4 1 15 3,67 % 18

Cevap Anahtarı A DCCBBDBDBACACBABCD4C

Cevaplarınız   b   B  AC         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 10 6 4 8,00 % 40

Cevap Anahtarı A BDBDCCBBCDACBBBBAADC

Cevaplarınız d caCdBaCDACBc  A DC

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 0 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 0 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 3 2 0 67
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 0 0 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 0 0 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 0 0

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 2 1 0 50
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 3 2 1 67
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 2 1 1 50
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 3 2 1 67

Din K.ve A.B. S D Y B%
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 4 4 0 100
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 0 1 0
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 2 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.2 2 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 3 0 1 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 3 1 0 33
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 2 1 0 50

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 6 1 1 17
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 2 0 0 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 7 2 0 29
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 5 0 0 0

Fen S D Y B%
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 2 1 0 50
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 3 1 1 33
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 1 0
Güneş Sistemi Ötesi: Gök Cisimleri 2 2 0 100
Galaksilerin yapısını açıklar. 2 0 2 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 2 2 0 100
Uzay Araştırmaları 2 0 1 0
Uzay teknolojilerini açıklar. 2 2 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 0 0 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100



7.SINIF MOZAİK TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI 1

274,765 50,00
%

ÇANAKKALE / BİGA
DUMLUPINAR ORTAOKULU

7B  -  12
EMİRHAN ELMAS 90 33 20 37 26 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(8448.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 40 481 568 8448 % 50,00

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 17 65 683 803 16895

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 6 7 7 3,67 % 18

Cevap Anahtarı B DBABDBACABACDBDCDCBC

Cevaplarınız DBca d b BACc   Daa 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 7 2 1 6,33 % 63

Cevap Anahtarı B DCBBADBADC

Cevaplarınız DCBBAD Aad

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 6 2 2 5,33 % 53

Cevap Anahtarı B DCBADCCDCB

Cevaplarınız DC cb CDCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 2 3 5 1,00 % 10

Cevap Anahtarı B DCBCDCABAD

Cevaplarınız  C abb B  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 6 3 11 5,00 % 25

Cevap Anahtarı B ABCD4CDCCBBDBDBACACB

Cevaplarınız A C    d  aD   ACc  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 6 3 11 5,00 % 25

Cevap Anahtarı B BBAADCBDBDCCBBCDACBB

Cevaplarınız B  A CBb  C  Ba  d  

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 0 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 0 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 0 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 3 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 1 0 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 2 2 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 3 3 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 2 1 0 50
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 3 1 2 33

Din K.ve A.B. S D Y B%
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 4 1 1 25
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 1 1 50
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 2 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.2 1 1 50
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 3 1 2 33
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 3 0 0 0
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 2 0 0 0

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 6 2 0 33
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 2 0 2 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 7 3 0 43
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 5 0 1 0

Fen S D Y B%
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 2 0 2 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 3 0 0 0
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 0 0
Güneş Sistemi Ötesi: Gök Cisimleri 2 1 0 50
Galaksilerin yapısını açıklar. 2 0 0 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 2 0 0 0
Uzay Araştırmaları 2 2 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 2 0 1 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 0 0
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100



7.SINIF MOZAİK TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI 1

292,358 41,46
%

ÇANAKKALE / BİGA
DUMLUPINAR ORTAOKULU

7B  -  61
ERKAN KABACI 90 36 14 40 31 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(7005.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 31 416 494 7005 % 41,46

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 17 65 683 803 16895

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 5 4 11 3,67 % 18

Cevap Anahtarı A DBACABACDBDCDCBCDBAB

Cevaplarınız aB     C     aBCbaA 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 5 3 2 4,00 % 40

Cevap Anahtarı A CBBADBADCD

Cevaplarınız CBB  cbDdD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A ADCCDCBDCB

Cevaplarınız ADCCDCBDCa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 2 1 7 1,67 % 17

Cevap Anahtarı A DCABADDCBC

Cevaplarınız Db B      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 9 3 8 8,00 % 40

Cevap Anahtarı A DCCBBDBDBACACBABCD4C

Cevaplarınız D b BDB  A c  AaC  C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 6 2 12 5,33 % 27

Cevap Anahtarı A BDBDCCBBCDACBBBBAADC

Cevaplarınız     C  B D dBa    DC

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 1 0 50
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 0 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 0 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 0 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 0 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 0 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 3 2 0 67
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 0 0

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 2 1 0 50
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 3 2 1 67
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 2 0 1 0
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 3 2 1 67

Din K.ve A.B. S D Y B%
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 4 3 1 75
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 2 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 2 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.2 2 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 3 0 1 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 3 0 0 0
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 2 0 0 0

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 6 4 1 67
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 2 1 0 50
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 7 2 0 29
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 5 1 2 20

Fen S D Y B%
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 1 0 0 0
Yıldız kavramını açıklar. 2 0 1 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 3 1 0 33
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 0 0
Güneş Sistemi Ötesi: Gök Cisimleri 2 1 0 50
Galaksilerin yapısını açıklar. 2 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 2 1 0 50
Uzay Araştırmaları 2 1 0 50
Uzay teknolojilerini açıklar. 2 0 0 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 0 0 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100



7.SINIF MOZAİK TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI 1

241,181 68,76
%

ÇANAKKALE / BİGA
DUMLUPINAR ORTAOKULU

7B  -  62
ERVA YÜKSEL 90 23 26 41 14 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(11617.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 51 583 686 11617 % 68,76

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 17 65 683 803 16895

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 7 13 0 2,67 % 13

Cevap Anahtarı A DBACABACDBDCDCBCDBAB

Cevaplarınız aBddABAaDdcbaCddbBcd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 2 5 3 0,33 % 3

Cevap Anahtarı A CBBADBADCD

Cevaplarınız aaBAccb   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 6 1 3 5,67 % 57

Cevap Anahtarı A ADCCDCBDCB

Cevaplarınız ADaCD BD  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 0 0 10 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DCABADDCBC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 2 3 15 1,00 % 5

Cevap Anahtarı A DCCBBDBDBACACBABCD4C

Cevaplarınız b    Dc  d          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 6 4 10 4,67 % 23

Cevap Anahtarı A BDBDCCBBCDACBBBBAADC

Cevaplarınız  b cdCBc      B A DC

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 3 0 3 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 0 2 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 2 0 2 0
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 3 1 2 33
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 2 1 1 50
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 3 0 0 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 4 2 1 50
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 1 0 50
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 1 0 50
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 2 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.2 0 0 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 3 0 0 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 3 0 0 0
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 2 0 0 0

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 6 1 2 17
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 2 0 0 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 7 0 1 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 5 0 0 0

Fen S D Y B%
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 1 0 0 0
Yıldız kavramını açıklar. 2 0 1 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 3 0 0 0
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 1 0
Güneş Sistemi Ötesi: Gök Cisimleri 2 0 1 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 2 1 0 50
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 2 2 0 100
Uzay Araştırmaları 2 1 1 50
Uzay teknolojilerini açıklar. 2 1 0 50
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 0 0
Evren kavramını açıklar. 1 0 0 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100



7.SINIF MOZAİK TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI 1

276,566 49,12
%

ÇANAKKALE / BİGA
DUMLUPINAR ORTAOKULU

7B  -  75
HİLAL AYLİN KAYIM 90 42 36 12 30 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(8298.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 38 473 560 8298 % 49,12

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 17 65 683 803 16895

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 10 8 2 7,33 % 37

Cevap Anahtarı A DBACABACDBDCDCBCDBAB

Cevaplarınız bdcCAB CDBDCc cCccAc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A CBBADBADCD

Cevaplarınız CBBdDdADCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A ADCCDCBDCB

Cevaplarınız bDaCDCBDCa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı A DCABADDCBC

Cevaplarınız DdbBADDbcC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 3 8 9 0,33 % 2

Cevap Anahtarı A DCCBBDBDBACACBABCD4C

Cevaplarınız  da c B dbbcCa      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 8 11 1 4,33 % 22

Cevap Anahtarı A BDBDCCBBCDACBBBBAADC

Cevaplarınız BDdbCbBBacAdadB Abbb

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 0 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 3 3 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 0 2 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 2 2 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 3 3 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 2 0 2 0
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 3 3 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 4 1 3 25
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 2 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 2 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.2 2 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 3 1 2 33
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 3 2 1 67
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 2 1 1 50

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 6 1 1 17
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 2 0 2 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 7 1 3 14
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 5 0 2 0

Fen S D Y B%
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 2 1 1 50
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 3 0 2 0
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 1 0
Güneş Sistemi Ötesi: Gök Cisimleri 2 2 0 100
Galaksilerin yapısını açıklar. 2 0 2 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 2 1 1 50
Uzay Araştırmaları 2 2 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 2 1 1 50
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Evren kavramını açıklar. 1 0 1 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0



7.SINIF MOZAİK TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI 1

211,655 86,48
%

ÇANAKKALE / BİGA
DUMLUPINAR ORTAOKULU

7B  -  974
MUHAMMED YASİN ASI 90 27 63 0 6 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(14610.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 60 652 765 14610 % 86,48

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 17 65 683 803 16895

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 5 15 0 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DBACABACDBDCDCBCDBAB

Cevaplarınız ccbbccdacBDdbCaCcdAd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 2 8 0 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı A CBBADBADCD

Cevaplarınız adBbDccbda

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı A ADCCDCBDCB

Cevaplarınız ccdCcCBDdB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı A DCABADDCBC

Cevaplarınız DdcdADbacd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 3 17 0 -2,67 % 0

Cevap Anahtarı B ABCD4CDCCBBDBDBACACB

Cevaplarınız dcba dDbbcdaBcdbadbc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 9 11 0 5,33 % 27

Cevap Anahtarı B BBAADCBDBDCCBBCDACBB

Cevaplarınız dcAbcaBaaDCCcBaDbdBB

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 0 2 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 3 3 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 0 2 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 0 2 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 2 1 1 50
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 3 1 2 33
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 2 0 2 0
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 3 0 3 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 4 1 3 25
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 1 1 50
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 1 1 50
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 2 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.2 1 1 50
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 3 0 3 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 3 1 2 33
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 2 1 1 50

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 6 2 4 33
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 2 0 2 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 7 0 7 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 5 0 4 0

Fen S D Y B%
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 2 0 2 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 3 1 2 33
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100
Güneş Sistemi Ötesi: Gök Cisimleri 2 1 1 50
Galaksilerin yapısını açıklar. 2 2 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 2 0 2 0
Uzay Araştırmaları 2 1 1 50
Uzay teknolojilerini açıklar. 2 1 1 50
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 0 1 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0



7.SINIF MOZAİK TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI 1

211,546 86,56
%

ÇANAKKALE / BİGA
DUMLUPINAR ORTAOKULU

7B  -  206
OLCAY AYDEMİR 90 14 19 57 7 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(14625.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 61 653 766 14625 % 86,56

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 17 65 683 803 16895

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 0 1 19 -0,33 % 0

Cevap Anahtarı B DBABDBACABACDBDCDCBC

Cevaplarınız     c               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 1 0 9 1,00 % 10

Cevap Anahtarı B DCBBADBADC

Cevaplarınız D         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 3 4 3 1,67 % 17

Cevap Anahtarı B DCBADCCDCB

Cevaplarınız DCdbc dD  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı B DCBCDCABAD

Cevaplarınız DdBbDbdBcD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 2 3 15 1,00 % 5

Cevap Anahtarı A DCCBBDBDBACACBABCD4C

Cevaplarınız cdbB                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 3 6 11 1,00 % 5

Cevap Anahtarı A BDBDCCBBCDACBBBBAADC

Cevaplarınız Bc        cdB   dcaC

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 0 0 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 0 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 0 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 0 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 0 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 0 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 0 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 3 0 0 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 0 0 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 0 0 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 0 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 0 0

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 2 0 0 0
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 3 0 0 0
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 2 0 0 0
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 3 1 0 33

Din K.ve A.B. S D Y B%
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 4 1 2 25
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 0 1 0
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 1 1 50
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 1 0 50

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.2 2 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 3 0 3 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 3 1 2 33
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 2 2 0 100

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 6 0 2 0
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 2 0 1 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 7 1 0 14
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 5 0 0 0

Fen S D Y B%
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 2 0 2 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 3 1 0 33
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 0 0
Güneş Sistemi Ötesi: Gök Cisimleri 2 0 1 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 2 0 0 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 2 0 1 0
Uzay Araştırmaları 2 0 0 0
Uzay teknolojilerini açıklar. 2 0 1 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 0 0
Evren kavramını açıklar. 1 0 1 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100



7.SINIF MOZAİK TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI 1

306,571 34,79
%

ÇANAKKALE / BİGA
DUMLUPINAR ORTAOKULU

7B  -  162
ÖZLEM KARACAN 90 38 11 41 34 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5878.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 22 358 428 5878 % 34,79

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 17 65 683 803 16895

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 12 5 3 10,33 % 52

Cevap Anahtarı B DBABDBACABACDBDCDCBC

Cevaplarınız  B aDBbaAcACDBDaD BC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 0 1 9,00 % 90

Cevap Anahtarı B DCBBADBADC

Cevaplarınız DCBBAD ADC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 5 1 4 4,67 % 47

Cevap Anahtarı B DCBADCCDCB

Cevaplarınız DC ADbC   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 0 0 10 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DCBCDCABAD

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 4 2 14 3,33 % 17

Cevap Anahtarı A DCCBBDBDBACACBABCD4C

Cevaplarınız  ab   B  AC         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 8 3 9 7,00 % 35

Cevap Anahtarı A BDBDCCBBCDACBBBBAADC

Cevaplarınız  Dd C Ba DACBd  A   

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 3 2 0 67
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 2 2 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 3 3 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 2 1 0 50
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 3 3 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 4 1 1 25
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 1 0 50
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 1 0 50

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.2 0 0 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 3 0 0 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 3 0 0 0
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 2 0 0 0

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 6 1 1 17
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 2 0 1 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 7 2 0 29
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 5 0 0 0

Fen S D Y B%
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 1 0 0 0
Yıldız kavramını açıklar. 2 2 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 3 1 1 33
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 0 0
Güneş Sistemi Ötesi: Gök Cisimleri 2 2 0 100
Galaksilerin yapısını açıklar. 2 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 2 1 0 50
Uzay Araştırmaları 2 0 1 0
Uzay teknolojilerini açıklar. 2 1 0 50
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 0 0 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0



7.SINIF MOZAİK TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI 1

323,013 27,96
%

ÇANAKKALE / BİGA
DUMLUPINAR ORTAOKULU

7B  -  207
ŞEVVAL YAŞAR 90 48 22 20 40 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4724.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 16 298 360 4724 % 27,96

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 17 65 683 803 16895

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 10 3 7 9,00 % 45

Cevap Anahtarı B DBABDBACABACDBDCDCBC

Cevaplarınız DBAB   Cb A cB CD cC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 6 3 1 5,00 % 50

Cevap Anahtarı B DCBBADBADC

Cevaplarınız DCBB aBdaC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B DCBADCCDCB

Cevaplarınız DbBADCCDCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 5 3 2 4,00 % 40

Cevap Anahtarı B DCBCDCABAD

Cevaplarınız bCB D dBAc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 6 5 9 4,33 % 22

Cevap Anahtarı A DCCBBDBDBACACBABCD4C

Cevaplarınız b d a d  cC   ABC  C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 12 7 1 9,67 % 48

Cevap Anahtarı A BDBDCCBBCDACBBBBAADC

Cevaplarınız acd CdBBbaACBBBBAAaC

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 0 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 0 0 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 0 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 0 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 3 2 0 67
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 2 1 1 50
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 3 2 1 67
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 2 1 0 50
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 3 2 1 67

Din K.ve A.B. S D Y B%
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 4 4 0 100
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 2 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 1 1 50
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 2 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.2 2 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 3 1 0 33
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 3 1 2 33
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 2 1 1 50

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 6 1 3 17
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 2 0 1 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 7 2 1 29
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 5 2 0 40

Fen S D Y B%
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 2 1 1 50
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 3 2 1 67
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 0 0
Güneş Sistemi Ötesi: Gök Cisimleri 2 2 0 100
Galaksilerin yapısını açıklar. 2 1 1 50
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 2 1 1 50
Uzay Araştırmaları 2 2 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 2 1 1 50
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100



7.SINIF MOZAİK TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI 1

375,630 11,64
%

ÇANAKKALE / BİGA
DUMLUPINAR ORTAOKULU

7B  -  287
ZEYNEP DENİZ 90 59 9 22 56 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1966.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 4 148 176 1966 % 11,64

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 17 65 683 803 16895

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 15 1 4 14,67 % 73

Cevap Anahtarı A DBACABACDBDCDCBCDBAB

Cevaplarınız DB CABACcB CD BCDBA 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 0 2 8,00 % 80

Cevap Anahtarı A CBBADBADCD

Cevaplarınız CBBAD  DCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 0 1 9,00 % 90

Cevap Anahtarı A ADCCDCBDCB

Cevaplarınız AD CDCBDCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 6 1 3 5,67 % 57

Cevap Anahtarı A DCABADDCBC

Cevaplarınız Da BAD CB 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 10 3 7 9,00 % 45

Cevap Anahtarı B ABCD4CDCCBBDBDBACACB

Cevaplarınız ABC  CDCd BDB  c  b 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 11 4 5 9,67 % 48

Cevap Anahtarı B BBAADCBDBDCCBBCDACBB

Cevaplarınız dBAA C cd C BB cACBB

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 0 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 3 2 0 67
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 0 0

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 2 2 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 3 2 0 67
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 2 1 0 50
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 3 3 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 4 3 0 75
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 2 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 2 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.2 2 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 3 1 1 33
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 3 1 0 33
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 2 2 0 100

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 6 4 1 67
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 2 2 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 7 1 2 14
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 5 2 0 40

Fen S D Y B%
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 1 0 0 0
Yıldız kavramını açıklar. 2 1 1 50
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 3 2 1 67
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 0 0
Güneş Sistemi Ötesi: Gök Cisimleri 2 2 0 100
Galaksilerin yapısını açıklar. 2 1 0 50
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 2 1 0 50
Uzay Araştırmaları 2 1 1 50
Uzay teknolojilerini açıklar. 2 1 0 50
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100



7.SINIF MOZAİK TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI 1

226,258 77,46
%

ÇANAKKALE / BİGA
DUMLUPINAR ORTAOKULU

7C  -  17
ALPER TEKİLİ 90 26 60 4 6 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(13087.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 55 624 734 13087 % 77,46

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 12 65 683 803 16895

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 10 10 0 6,67 % 33

Cevap Anahtarı A DBACABACDBDCDCBCDBAB

Cevaplarınız DacaABAacdDCDCabDcbB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 1 9 0 -2,00 % 0

Cevap Anahtarı A CBBADBADCD

Cevaplarınız dBaccdbcda

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 4 5 1 2,33 % 23

Cevap Anahtarı A ADCCDCBDCB

Cevaplarınız  bCCDbBaad

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 1 9 0 -2,00 % 0

Cevap Anahtarı A DCABADDCBC

Cevaplarınız cadBdbbaca

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 6 11 3 2,33 % 12

Cevap Anahtarı A DCCBBDBDBACACBABCD4C

Cevaplarınız Ddb aaBbccdcda BC  C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 4 16 0 -1,33 % 0

Cevap Anahtarı A BDBDCCBBCDACBBBBAADC

Cevaplarınız dDabadcdbbAadccabbDC

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 3 1 2 33
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 2 0 2 0
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 3 1 2 33
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 2 0 2 0
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 3 0 3 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 4 2 1 50
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 0 2 0
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 1 1 50
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 1 1 50

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.2 1 1 50
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 3 0 3 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 3 0 3 0
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 2 0 2 0

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 6 2 3 33
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 2 0 2 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 7 1 4 14
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 5 2 2 40

Fen S D Y B%
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 2 1 1 50
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 3 0 3 0
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 1 0
Güneş Sistemi Ötesi: Gök Cisimleri 2 1 1 50
Galaksilerin yapısını açıklar. 2 0 2 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 2 1 1 50
Uzay Araştırmaları 2 0 2 0
Uzay teknolojilerini açıklar. 2 0 2 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Evren kavramını açıklar. 1 0 1 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100



7.SINIF MOZAİK TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI 1

359,974 15,96
%

ÇANAKKALE / BİGA
DUMLUPINAR ORTAOKULU

7C  -  21
ARAS ÇINAR 90 58 19 13 51 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2696.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 6 192 228 2696 % 15,96

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 12 65 683 803 16895

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 12 7 1 9,67 % 48

Cevap Anahtarı A DBACABACDBDCDCBCDBAB

Cevaplarınız DBbCABcCcdDCb BCbBbB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A CBBADBADCD

Cevaplarınız CBBADBADCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A ADCCDCBDCB

Cevaplarınız bDCCDCBDCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 4 4 2 2,67 % 27

Cevap Anahtarı A DCABADDCBC

Cevaplarınız Db BAa Cca

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 8 5 7 6,33 % 32

Cevap Anahtarı A DCCBBDBDBACACBABCD4C

Cevaplarınız DabBB B  ba   ABC  a

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 15 2 3 14,33 % 72

Cevap Anahtarı A BDBDCCBBCDACBBBBAADC

Cevaplarınız BD DCCBabDACBBB A DC

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 3 2 1 67
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 2 2 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 3 3 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 2 2 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 3 3 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 4 3 1 75
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 2 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 2 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.2 2 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 3 1 2 33
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 3 1 0 33
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 2 0 2 0

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 6 3 1 50
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 2 1 1 50
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 7 2 2 29
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 5 1 1 20

Fen S D Y B%
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 2 2 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 3 1 0 33
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100
Güneş Sistemi Ötesi: Gök Cisimleri 2 2 0 100
Galaksilerin yapısını açıklar. 2 2 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 2 2 0 100
Uzay Araştırmaları 2 1 1 50
Uzay teknolojilerini açıklar. 2 1 1 50
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 0 0 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100



7.SINIF MOZAİK TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI 1

218,982 81,88
%

ÇANAKKALE / BİGA
DUMLUPINAR ORTAOKULU

7C  -  714
ASYA ECRİN GÜNEY 90 29 55 6 10 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(13834.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 58 636 748 13834 % 81,88

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 12 65 683 803 16895

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 5 13 2 0,67 % 3

Cevap Anahtarı B DBABDBACABACDBDCDCBC

Cevaplarınız  cc baAdAccacBcbDaaC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı B DCBBADBADC

Cevaplarınız DCdBADdAbC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı B DCBADCCDCB

Cevaplarınız DCdbaCdDCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 1 9 0 -2,00 % 0

Cevap Anahtarı B DCBCDCABAD

Cevaplarınız adcaaacBdb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 5 15 0 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ABCD4CDCCBBDBDBACACB

Cevaplarınız dcCb CbbbdaDBccdbbbc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 5 11 4 1,33 % 7

Cevap Anahtarı B BBAADCBDBDCCBBCDACBB

Cevaplarınız a AAbCd dcddaadDdC  

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 0 2 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 3 1 2 33
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 0 0

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 2 2 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 3 2 1 67
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 2 1 1 50
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 3 2 1 67

Din K.ve A.B. S D Y B%
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 4 2 2 50
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 1 1 50
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 1 1 50
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 2 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.2 1 1 50
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 3 0 3 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 3 0 3 0
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 2 0 2 0

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 6 2 4 33
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 2 0 2 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 7 1 6 14
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 5 1 3 20

Fen S D Y B%
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 2 1 0 50
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 3 0 1 0
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 1 0
Güneş Sistemi Ötesi: Gök Cisimleri 2 0 2 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 2 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 2 0 2 0
Uzay Araştırmaları 2 0 2 0
Uzay teknolojilerini açıklar. 2 1 1 50
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100



7.SINIF MOZAİK TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI 1

224,373 78,63
%

ÇANAKKALE / BİGA
DUMLUPINAR ORTAOKULU

7C  -  68
GÖKSEL KUŞGÖZ 90 30 59 1 10 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(13285.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 56 628 738 13285 % 78,63

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 12 65 683 803 16895

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 8 12 0 4,00 % 20

Cevap Anahtarı B DBABDBACABACDBDCDCBC

Cevaplarınız DdcdaBdaAcAdDdDCbbaC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 3 6 1 1,00 % 10

Cevap Anahtarı B DCBBADBADC

Cevaplarınız DdBacacdD 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı B DCBADCCDCB

Cevaplarınız DCBbDCCDdd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 2 8 0 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı B DCBCDCABAD

Cevaplarınız DacaadbBdb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 6 14 0 1,33 % 7

Cevap Anahtarı B ABCD4CDCCBBDBDBACACB

Cevaplarınız ABbD bDabcacaDcdacaa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 4 16 0 -1,33 % 0

Cevap Anahtarı B BBAADCBDBDCCBBCDACBB

Cevaplarınız dadbDbcaaDaadBabdCac

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 3 2 1 67
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 0 2 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 2 0 2 0
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 3 1 2 33
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 2 0 2 0
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 3 2 0 67

Din K.ve A.B. S D Y B%
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 4 3 1 75
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 1 1 50
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 1 1 50

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.2 1 1 50
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 3 0 3 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 3 1 2 33
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 2 0 2 0

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 6 3 3 50
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 2 0 2 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 7 1 6 14
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 5 1 3 20

Fen S D Y B%
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 2 1 1 50
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 3 0 3 0
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100
Güneş Sistemi Ötesi: Gök Cisimleri 2 0 2 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 2 0 2 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 2 1 1 50
Uzay Araştırmaları 2 1 1 50
Uzay teknolojilerini açıklar. 2 0 2 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Evren kavramını açıklar. 1 0 1 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0



7.SINIF MOZAİK TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI 1

191,355 96,22
%

ÇANAKKALE / BİGA
DUMLUPINAR ORTAOKULU

7C  -  69
GÖKTUĞ AKAR 90 22 68 0 -0 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(16256.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 65 679 796 16256 % 96,22

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 12 65 683 803 16895

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 5 15 0 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DBABDBACABACDBDCDCBC

Cevaplarınız DccBDcbdcaddcaDbDddd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 4 6 0 2,00 % 20

Cevap Anahtarı B DCBBADBADC

Cevaplarınız DdBabaddDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 4 6 0 2,00 % 20

Cevap Anahtarı B DCBADCCDCB

Cevaplarınız DCdAcadDda

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 0 10 0 -3,33 % 0

Cevap Anahtarı B DCBCDCABAD

Cevaplarınız bacdbdddbc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 5 15 0 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ABCD4CDCCBBDBDBACACB

Cevaplarınız bBbb CDaddaacaadacCa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 4 16 0 -1,33 % 0

Cevap Anahtarı B BBAADCBDBDCCBBCDACBB

Cevaplarınız adAcDaBcdcadcadccddB

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 0 2 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 3 1 2 33
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 2 0 2 0
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 3 1 2 33
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 2 0 2 0
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 3 3 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 4 2 2 50
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 0 2 0
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 1 1 50
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 1 1 50

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.2 0 2 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 3 0 3 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 3 0 3 0
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 2 0 2 0

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 6 1 5 17
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 2 0 2 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 7 1 6 14
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 5 2 2 40

Fen S D Y B%
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 2 0 2 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 3 0 3 0
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 1 0
Güneş Sistemi Ötesi: Gök Cisimleri 2 0 2 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 2 1 1 50
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 2 1 1 50
Uzay Araştırmaları 2 0 2 0
Uzay teknolojilerini açıklar. 2 1 1 50
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Evren kavramını açıklar. 1 0 1 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0



7.SINIF MOZAİK TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI 1

398,318 6,75
%

ÇANAKKALE / BİGA
DUMLUPINAR ORTAOKULU

7C  -  82
HALİL EFE YÜRÜK 90 65 12 13 61 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1140.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 2 97 115 1140 % 6,75

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 12 65 683 803 16895

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 17 1 2 16,67 % 83

Cevap Anahtarı B DBABDBACABACDBDCDCBC

Cevaplarınız DBABDBACABACDBD a BC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 0 1 9,00 % 90

Cevap Anahtarı B DCBBADBADC

Cevaplarınız DCBBA BADC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B DCBADCCDCB

Cevaplarınız DCdADCCDCd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 6 2 2 5,33 % 53

Cevap Anahtarı B DCBCDCABAD

Cevaplarınız c BCDC BAa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 7 6 7 5,00 % 25

Cevap Anahtarı B ABCD4CDCCBBDBDBACACB

Cevaplarınız dcC BCDabBB B ac    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 18 1 1 17,67 % 88

Cevap Anahtarı B BBAADCBDBDCCBBCDACBB

Cevaplarınız B AADCBDBbCCBBCDACBB

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 3 3 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 1 0 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 2 1 0 50
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 3 3 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 2 2 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 3 3 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 4 3 1 75
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 2 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 1 1 50

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.2 2 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 3 2 0 67
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 3 1 1 33
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 2 1 1 50

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 6 2 2 33
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 2 1 1 50
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 7 2 2 29
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 5 2 1 40

Fen S D Y B%
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 2 2 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 3 2 0 67
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 1 0
Güneş Sistemi Ötesi: Gök Cisimleri 2 2 0 100
Galaksilerin yapısını açıklar. 2 2 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 2 2 0 100
Uzay Araştırmaları 2 2 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 2 2 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100



7.SINIF MOZAİK TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI 1

313,395 32,08
%

ÇANAKKALE / BİGA
DUMLUPINAR ORTAOKULU

7C  -  55
HÜSEYİN BAYRAKDAR 90 43 34 13 31 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5420.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 19 330 398 5420 % 32,08

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 12 65 683 803 16895

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 10 7 3 7,67 % 38

Cevap Anahtarı A DBACABACDBDCDCBCDBAB

Cevaplarınız  abaAdAdDBDaDCa DB B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 4 6 0 2,00 % 20

Cevap Anahtarı A CBBADBADCD

Cevaplarınız bBcAaddaCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı A ADCCDCBDCB

Cevaplarınız bDCCcCBaCd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 2 7 1 -0,33 % 0

Cevap Anahtarı A DCABADDCBC

Cevaplarınız ca BbacbcC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 7 4 9 5,67 % 28

Cevap Anahtarı A DCCBBDBDBACACBABCD4C

Cevaplarınız bC   Dc  cC  aA CD  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 14 6 0 12,00 % 60

Cevap Anahtarı A BDBDCCBBCDACBBBBAADC

Cevaplarınız BDcbCCBBCcACBBccAbDC

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 0 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 0 2 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 3 1 0 33
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 2 0 2 0
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 3 1 2 33
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 2 1 1 50
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 3 2 1 67

Din K.ve A.B. S D Y B%
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 4 1 3 25
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 2 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 1 1 50

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.2 1 1 50
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 3 1 2 33
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 3 0 2 0
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 2 0 2 0

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 6 2 2 33
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 2 1 0 50
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 7 3 1 43
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 5 0 1 0

Fen S D Y B%
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 2 2 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 3 1 2 33
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 1 0
Güneş Sistemi Ötesi: Gök Cisimleri 2 2 0 100
Galaksilerin yapısını açıklar. 2 2 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 2 2 0 100
Uzay Araştırmaları 2 1 1 50
Uzay teknolojilerini açıklar. 2 2 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Evren kavramını açıklar. 1 0 1 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100



7.SINIF MOZAİK TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI 1

243,873 67,17
%

ÇANAKKALE / BİGA
DUMLUPINAR ORTAOKULU

7C  -  14
İNSU ÖZAYDIN 90 34 56 0 15 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(11348.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 49 575 677 11348 % 67,17

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 12 65 683 803 16895

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 3 17 0 -2,67 % 0

Cevap Anahtarı A DBACABACDBDCDCBCDBAB

Cevaplarınız cBddAdbaDdcdadcbccdc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı A CBBADBADCD

Cevaplarınız aBBbDddDCc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 4 6 0 2,00 % 20

Cevap Anahtarı A ADCCDCBDCB

Cevaplarınız bDbbDdaDCc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı A DCABADDCBC

Cevaplarınız aCbBdaDbcb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 10 10 0 6,67 % 33

Cevap Anahtarı A DCCBBDBDBACACBABCD4C

Cevaplarınız baCBBDBbcAdAacAaCb b

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 9 11 0 5,33 % 27

Cevap Anahtarı A BDBDCCBBCDACBBBBAADC

Cevaplarınız cbdDCbBaCbAdccBBbADd

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 3 0 3 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 0 2 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 0 2 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 2 1 1 50
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 3 2 1 67
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 2 0 2 0
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 3 2 1 67

Din K.ve A.B. S D Y B%
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 4 1 3 25
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 1 1 50
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 1 1 50
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 1 1 50

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.2 1 1 50
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 3 1 2 33
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 3 1 2 33
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 2 0 2 0

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 6 4 2 67
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 2 1 1 50
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 7 3 4 43
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 5 1 3 20

Fen S D Y B%
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 2 0 2 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 3 1 2 33
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100
Güneş Sistemi Ötesi: Gök Cisimleri 2 2 0 100
Galaksilerin yapısını açıklar. 2 0 2 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 2 2 0 100
Uzay Araştırmaları 2 1 1 50
Uzay teknolojilerini açıklar. 2 1 1 50
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0



7.SINIF MOZAİK TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI 1

341,778 21,27
%

ÇANAKKALE / BİGA
DUMLUPINAR ORTAOKULU

7C  -  94
NEHİR KAÇMAZ 90 53 23 14 45 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3593.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 12 235 284 3593 % 21,27

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 12 65 683 803 16895

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 16 4 0 14,67 % 73

Cevap Anahtarı A DBACABACDBDCDCBCDBAB

Cevaplarınız DaACAcACDBDaDCBCDBdB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A CBBADBADCD

Cevaplarınız CBBADBADdD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A ADCCDCBDCB

Cevaplarınız ADbCDdBDCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 4 5 1 2,33 % 23

Cevap Anahtarı A DCABADDCBC

Cevaplarınız DadBdc CcC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 5 3 12 4,00 % 20

Cevap Anahtarı A DCCBBDBDBACACBABCD4C

Cevaplarınız DCa   c  Aa     C   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 11 8 1 8,33 % 42

Cevap Anahtarı A BDBDCCBBCDACBBBBAADC

Cevaplarınız BDdaCdaaaDACBBdcA DC

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 0 2 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 3 2 1 67
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 2 2 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 3 3 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 2 2 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 3 2 1 67

Din K.ve A.B. S D Y B%
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 4 3 1 75
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 1 1 50
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 2 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.2 2 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 3 2 1 67
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 3 0 2 0
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 2 0 2 0

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 6 1 2 17
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 2 1 0 50
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 7 2 1 29
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 5 0 0 0

Fen S D Y B%
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 2 2 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 3 1 2 33
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 1 0
Güneş Sistemi Ötesi: Gök Cisimleri 2 2 0 100
Galaksilerin yapısını açıklar. 2 1 1 50
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 2 1 1 50
Uzay Araştırmaları 2 0 2 0
Uzay teknolojilerini açıklar. 2 1 1 50
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 0 0 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100



7.SINIF MOZAİK TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI 1

305,646 35,22
%

ÇANAKKALE / BİGA
DUMLUPINAR ORTAOKULU

7C  -  177
ROJDA BOZKURT 90 46 33 11 35 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5951.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 25 362 433 5951 % 35,22

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 12 65 683 803 16895

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 15 4 1 13,67 % 68

Cevap Anahtarı B DBABDBACABACDBDCDCBC

Cevaplarınız DBdBaaACA ACDBDaDCBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B DCBBADBADC

Cevaplarınız DCBBADBADd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B DCBADCCDCB

Cevaplarınız DCBADbCDdB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 2 7 1 -0,33 % 0

Cevap Anahtarı B DCBCDCABAD

Cevaplarınız  CcbbadBdc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 5 9 6 2,00 % 10

Cevap Anahtarı B ABCD4CDCCBBDBDBACACB

Cevaplarınız Ad a  DCbd  aD cbd c

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 7 10 3 3,67 % 18

Cevap Anahtarı B BBAADCBDBDCCBBCDACBB

Cevaplarınız dBAbD BDdaCdaaacbC  

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 3 2 1 67
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 2 2 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 3 3 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 2 2 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 3 2 1 67

Din K.ve A.B. S D Y B%
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 4 3 1 75
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 1 1 50
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 2 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.2 1 1 50
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 3 1 2 33
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 3 0 2 0
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 2 0 2 0

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 6 3 2 50
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 2 1 0 50
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 7 0 4 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 5 0 3 0

Fen S D Y B%
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 2 2 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 3 1 1 33
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 1 0
Güneş Sistemi Ötesi: Gök Cisimleri 2 1 1 50
Galaksilerin yapısını açıklar. 2 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 2 1 1 50
Uzay Araştırmaları 2 0 2 0
Uzay teknolojilerini açıklar. 2 1 1 50
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Evren kavramını açıklar. 1 0 1 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0



7.SINIF MOZAİK TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI 1

302,732 36,60
%

ÇANAKKALE / BİGA
DUMLUPINAR ORTAOKULU

7C  -  187
RÜZGAR İSHAK 90 44 30 16 34 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6184.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 28 374 445 6184 % 36,60

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 12 65 683 803 16895

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 12 6 2 10,00 % 50

Cevap Anahtarı B DBABDBACABACDBDCDCBC

Cevaplarınız DBA aBcaA ACDBbCDacC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı B DCBBADBADC

Cevaplarınız DCBBADdcDd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı B DCBADCCDCB

Cevaplarınız DacADCCDdB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 4 4 2 2,67 % 27

Cevap Anahtarı B DCBCDCABAD

Cevaplarınız aCcCD  Bba

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 6 4 10 4,67 % 23

Cevap Anahtarı B ABCD4CDCCBBDBDBACACB

Cevaplarınız ABCb  Dda   c  A    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 8 10 2 4,67 % 23

Cevap Anahtarı B BBAADCBDBDCCBBCDACBB

Cevaplarınız d AcDCdDBcCdaaa AbBd

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 1 0 50
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 3 2 1 67
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 0 0

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 2 2 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 3 2 1 67
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 2 1 1 50
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 3 2 1 67

Din K.ve A.B. S D Y B%
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 4 3 1 75
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 1 1 50
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 1 1 50
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 2 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.2 2 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 3 2 0 67
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 3 0 2 0
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 2 0 2 0

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 6 2 2 33
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 2 0 1 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 7 2 1 29
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 5 1 0 20

Fen S D Y B%
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 2 1 1 50
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 3 2 0 67
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 1 0
Güneş Sistemi Ötesi: Gök Cisimleri 2 2 0 100
Galaksilerin yapısını açıklar. 2 0 2 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 2 1 1 50
Uzay Araştırmaları 2 0 2 0
Uzay teknolojilerini açıklar. 2 1 1 50
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 0 0
Evren kavramını açıklar. 1 0 1 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100



7.SINIF MOZAİK TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI 1

271,724 51,57
%

ÇANAKKALE / BİGA
DUMLUPINAR ORTAOKULU

7C  -  258
TURAN    GÜLCAN 90 42 39 9 29 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(8713.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 43 492 581 8713 % 51,57

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 12 65 683 803 16895

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 7 13 0 2,67 % 13

Cevap Anahtarı A DBACABACDBDCDCBCDBAB

Cevaplarınız accdAcAbDdcaaCBCbdAc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A CBBADBADCD

Cevaplarınız CBBADdcDdD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A ADCCDCBDCB

Cevaplarınız ADCCDdBDCa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı A DCABADDCBC

Cevaplarınız DbABbaDCcC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 3 8 9 0,33 % 2

Cevap Anahtarı A DCCBBDBDBACACBABCD4C

Cevaplarınız cd        a bdAcCc d

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 11 9 0 8,00 % 40

Cevap Anahtarı A BDBDCCBBCDACBBBBAADC

Cevaplarınız dDBDbCcBbDAdddBcAcDC

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 0 2 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 3 2 1 67
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 0 2 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 0 2 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 2 2 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 3 2 1 67
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 2 1 1 50
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 3 2 1 67

Din K.ve A.B. S D Y B%
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 4 3 1 75
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 1 1 50
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 2 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.2 2 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 3 2 1 67
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 3 2 1 67
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 2 0 2 0

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 6 1 1 17
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 2 0 1 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 7 1 3 14
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 5 0 3 0

Fen S D Y B%
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 2 1 1 50
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 3 1 2 33
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100
Güneş Sistemi Ötesi: Gök Cisimleri 2 1 1 50
Galaksilerin yapısını açıklar. 2 1 1 50
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 2 1 1 50
Uzay Araştırmaları 2 2 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 2 1 1 50
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 0 1 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100



7.SINIF MOZAİK TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI 1

342,485 21,07
%

ÇANAKKALE / BİGA
DUMLUPINAR ORTAOKULU

7D  -  895
BERKİN CAN 90 55 15 20 50 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3559.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 11 233 282 3559 % 21,07

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 16 65 683 803 16895

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 12 5 3 10,33 % 52

Cevap Anahtarı A DBACABACDBDCDCBCDBAB

Cevaplarınız aa CAcAdDBD D cCDBAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A CBBADBADCD

Cevaplarınız CBBADcADCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 0 1 9,00 % 90

Cevap Anahtarı A ADCCDCBDCB

Cevaplarınız ADCCD BDCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 8 1 1 7,67 % 77

Cevap Anahtarı A DCABADDCBC

Cevaplarınız D cBADDCBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 6 4 10 4,67 % 23

Cevap Anahtarı A DCCBBDBDBACACBABCD4C

Cevaplarınız DbC   BDBdb   c   D 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 11 4 5 9,67 % 48

Cevap Anahtarı A BDBDCCBBCDACBBBBAADC

Cevaplarınız dDB CaBB DACBcd   DC

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 0 2 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 0 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 3 3 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 1 0 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 2 2 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 3 3 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 2 1 1 50
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 3 3 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 4 4 0 100
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 1 0 50
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 2 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.2 2 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 3 2 0 67
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 3 2 1 67
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 2 2 0 100

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 6 4 1 67
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 2 0 1 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 7 1 2 14
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 5 1 0 20

Fen S D Y B%
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 2 2 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 3 2 0 67
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 0 0
Güneş Sistemi Ötesi: Gök Cisimleri 2 2 0 100
Galaksilerin yapısını açıklar. 2 0 2 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 2 2 0 100
Uzay Araştırmaları 2 1 1 50
Uzay teknolojilerini açıklar. 2 0 0 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 0 0 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100



7.SINIF MOZAİK TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI 1

287,574 43,53
%

ÇANAKKALE / BİGA
DUMLUPINAR ORTAOKULU

7D  -  32
BERRA POTUR 90 38 32 20 27 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(7355.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 36 435 515 7355 % 43,53

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 16 65 683 803 16895

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 12 6 2 10,00 % 50

Cevap Anahtarı B DBABDBACABACDBDCDCBC

Cevaplarınız DBABDdddA ACDa aDCcC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı B DCBBADBADC

Cevaplarınız DdBBADcdDd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı B DCBADCCDCB

Cevaplarınız DCBcaCdDCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 2 8 0 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı B DCBCDCABAD

Cevaplarınız cbaaDbAdbc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 8 2 10 7,33 % 37

Cevap Anahtarı B ABCD4CDCCBBDBDBACACB

Cevaplarınız A C  CDd  B c  AC   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 3 9 8 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BBAADCBDBDCCBBCDACBB

Cevaplarınız a d cCd  b  aBCab  d

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 3 2 0 67
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 2 1 1 50
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 3 2 1 67
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 2 1 1 50
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 3 2 1 67

Din K.ve A.B. S D Y B%
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 4 3 1 75
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 1 1 50
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 1 1 50
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 2 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.2 1 1 50
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 3 0 3 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 3 1 2 33
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 2 0 2 0

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 6 2 1 33
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 2 1 1 50
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 7 3 0 43
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 5 1 0 20

Fen S D Y B%
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 2 0 0 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 3 0 0 0
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 1 0
Güneş Sistemi Ötesi: Gök Cisimleri 2 0 1 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 2 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 2 0 2 0
Uzay Araştırmaları 2 1 1 50
Uzay teknolojilerini açıklar. 2 1 1 50
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Evren kavramını açıklar. 1 0 0 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100



7.SINIF MOZAİK TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI 1

324,408 27,42
%

ÇANAKKALE / BİGA
DUMLUPINAR ORTAOKULU

7D  -  39
DAMLA ÖZDERİN 90 48 26 16 39 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4632.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 15 293 355 4632 % 27,42

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 16 65 683 803 16895

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 14 3 3 13,00 % 65

Cevap Anahtarı B DBABDBACABACDBDCDCBC

Cevaplarınız DBc DBACAdACDBDb C C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B DCBBADBADC

Cevaplarınız DCBBADBdDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 5 4 1 3,67 % 37

Cevap Anahtarı B DCBADCCDCB

Cevaplarınız Dda DbCDdB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 4 4 2 2,67 % 27

Cevap Anahtarı B DCBCDCABAD

Cevaplarınız  CcCDbb Aa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 9 4 7 7,67 % 38

Cevap Anahtarı B ABCD4CDCCBBDBDBACACB

Cevaplarınız ABC  CDab BDcc A    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 7 10 3 3,67 % 18

Cevap Anahtarı B BBAADCBDBDCCBBCDACBB

Cevaplarınız   AdDCdcdaC BdbDAddd

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 3 2 1 67
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 0 50
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 0 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 0 0

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 2 2 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 3 2 1 67
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 2 2 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 3 3 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 4 1 2 25
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 1 1 50
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 1 1 50
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 2 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.2 1 0 50
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 3 2 1 67
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 3 1 1 33
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 2 0 2 0

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 6 3 3 50
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 2 1 1 50
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 7 2 0 29
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 5 2 0 40

Fen S D Y B%
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 2 0 2 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 3 0 2 0
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 1 0
Güneş Sistemi Ötesi: Gök Cisimleri 2 2 0 100
Galaksilerin yapısını açıklar. 2 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 2 2 0 100
Uzay Araştırmaları 2 0 1 0
Uzay teknolojilerini açıklar. 2 1 1 50
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 0 1 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100



7.SINIF MOZAİK TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI 1

288,613 43,08
%

ÇANAKKALE / BİGA
DUMLUPINAR ORTAOKULU

7D  -  42
DERİN ESER 90 37 10 43 33 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(7278.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 35 432 512 7278 % 43,08

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 16 65 683 803 16895

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 14 4 2 12,67 % 63

Cevap Anahtarı A DBACABACDBDCDCBCDBAB

Cevaplarınız  B aABACDdDbDdBCDBAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 7 2 1 6,33 % 63

Cevap Anahtarı A CBBADBADCD

Cevaplarınız CBBAD AcdD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A ADCCDCBDCB

Cevaplarınız ADbCDCBDCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 6 3 1 5,00 % 50

Cevap Anahtarı A DCABADDCBC

Cevaplarınız DbbBADb BC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 1 0 19 1,00 % 5

Cevap Anahtarı A DCCBBDBDBACACBABCD4C

Cevaplarınız                     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BDBDCCBBCDACBBBBAADC

Cevaplarınız

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 0 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 0 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 3 3 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 2 2 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 3 3 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 2 1 0 50
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 3 1 2 33

Din K.ve A.B. S D Y B%
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 4 3 1 75
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 2 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 2 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.2 2 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 3 1 1 33
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 3 1 2 33
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 2 2 0 100

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 6 0 0 0
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 2 0 0 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 7 0 0 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 5 0 0 0

Fen S D Y B%
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 1 0 0 0
Yıldız kavramını açıklar. 2 0 0 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 3 0 0 0
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 0 0
Güneş Sistemi Ötesi: Gök Cisimleri 2 0 0 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 2 0 0 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 2 0 0 0
Uzay Araştırmaları 2 0 0 0
Uzay teknolojilerini açıklar. 2 0 0 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 0 0
Evren kavramını açıklar. 1 0 0 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0



7.SINIF MOZAİK TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI 1

337,725 22,47
%

ÇANAKKALE / BİGA
DUMLUPINAR ORTAOKULU

7D  -  58
ECRİN SU KAVAS 90 52 13 25 47 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3797.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 13 249 301 3797 % 22,47

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 16 65 683 803 16895

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 11 5 4 9,33 % 47

Cevap Anahtarı A DBACABACDBDCDCBCDBAB

Cevaplarınız  a dA ACDBcdDCBCDBb 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A CBBADBADCD

Cevaplarınız CBBADBADCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 1 1 7,67 % 77

Cevap Anahtarı A ADCCDCBDCB

Cevaplarınız AaCCDCBDC 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 6 1 3 5,67 % 57

Cevap Anahtarı A DCABADDCBC

Cevaplarınız DC B a CBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 7 3 10 6,00 % 30

Cevap Anahtarı A DCCBBDBDBACACBABCD4C

Cevaplarınız b b BDB   C   A Ca  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 10 3 7 9,00 % 45

Cevap Anahtarı A BDBDCCBBCDACBBBBAADC

Cevaplarınız BDBbC  a   CBBd A DC

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 0 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 0 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 3 1 2 33
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 0 0

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 2 2 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 3 3 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 2 2 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 3 3 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 4 3 0 75
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 1 1 50
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 2 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.2 2 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 3 3 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 3 0 0 0
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 2 1 1 50

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 6 3 2 50
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 2 1 0 50
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 7 2 1 29
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 5 0 0 0

Fen S D Y B%
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 2 2 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 3 2 0 67
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 1 0
Güneş Sistemi Ötesi: Gök Cisimleri 2 1 0 50
Galaksilerin yapısını açıklar. 2 1 0 50
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 2 1 0 50
Uzay Araştırmaları 2 0 2 0
Uzay teknolojilerini açıklar. 2 1 0 50
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 0 0
Evren kavramını açıklar. 1 0 0 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100



7.SINIF MOZAİK TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI 1

385,804 9,38
%

ÇANAKKALE / BİGA
DUMLUPINAR ORTAOKULU

7D  -  50
ELA ÇAVUŞ 90 65 19 6 58 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1584.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 3 125 147 1584 % 9,38

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 16 65 683 803 16895

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 17 3 0 16,00 % 80

Cevap Anahtarı B DBABDBACABACDBDCDCBC

Cevaplarınız DBbcDBACABACDBDbDCBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B DCBBADBADC

Cevaplarınız DCBBADdADC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B DCBADCCDCB

Cevaplarınız DCBADCCDCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı B DCBCDCABAD

Cevaplarınız cCBCDacBAc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 11 3 6 10,00 % 50

Cevap Anahtarı B ABCD4CDCCBBDBDBACACB

Cevaplarınız ABC BCD aB  B  ACcCc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 12 8 0 9,33 % 47

Cevap Anahtarı B BBAADCBDBDCCBBCDACBB

Cevaplarınız cBAbaCBDdcCCaBCcAdBB

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 3 2 1 67
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 2 2 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 3 3 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 2 1 1 50
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 3 3 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 4 4 0 100
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 2 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 2 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.2 2 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 3 2 1 67
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 3 1 2 33
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 2 1 1 50

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 6 3 1 50
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 2 0 0 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 7 5 0 71
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 5 3 2 60

Fen S D Y B%
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 2 1 1 50
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 3 2 1 67
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 1 0
Güneş Sistemi Ötesi: Gök Cisimleri 2 2 0 100
Galaksilerin yapısını açıklar. 2 2 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 2 0 2 0
Uzay Araştırmaları 2 1 1 50
Uzay teknolojilerini açıklar. 2 2 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Evren kavramını açıklar. 1 0 1 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100



7.SINIF MOZAİK TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI 1

354,324 17,47
%

ÇANAKKALE / BİGA
DUMLUPINAR ORTAOKULU

7D  -  597
ELİF ORMANLI 90 53 12 25 49 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2951.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 9 206 243 2951 % 17,47

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 16 65 683 803 16895

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 15 3 2 14,00 % 70

Cevap Anahtarı A DBACABACDBDCDCBCDBAB

Cevaplarınız DdACAcACDBc DC CDBAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 0 1 9,00 % 90

Cevap Anahtarı A CBBADBADCD

Cevaplarınız CBBAD ADCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 1 1 7,67 % 77

Cevap Anahtarı A ADCCDCBDCB

Cevaplarınız ADC DCBDCd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 3 1 6 2,67 % 27

Cevap Anahtarı A DCABADDCBC

Cevaplarınız DbAB      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 5 3 12 4,00 % 20

Cevap Anahtarı A DCCBBDBDBACACBABCD4C

Cevaplarınız Daa a B         C  C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 13 4 3 11,67 % 58

Cevap Anahtarı A BDBDCCBBCDACBBBBAADC

Cevaplarınız BD  CCBBCcAdBB BAbcC

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 0 2 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 3 2 1 67
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 1 0 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 0 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 2 2 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 3 3 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 2 1 0 50
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 3 3 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 4 3 1 75
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 2 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 1 0 50
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 2 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.2 2 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 3 0 1 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 3 1 0 33
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 2 0 0 0

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 6 2 1 33
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 2 0 2 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 7 1 0 14
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 5 1 0 20

Fen S D Y B%
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 2 1 1 50
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 3 2 0 67
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 0 0
Güneş Sistemi Ötesi: Gök Cisimleri 2 2 0 100
Galaksilerin yapısını açıklar. 2 2 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 2 1 1 50
Uzay Araştırmaları 2 1 0 50
Uzay teknolojilerini açıklar. 2 2 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Evren kavramını açıklar. 1 0 1 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100



7.SINIF MOZAİK TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI 1

305,398 35,39
%

ÇANAKKALE / BİGA
DUMLUPINAR ORTAOKULU

7D  -  76
HÜSEYİN ALİ ÇAKMAK 90 40 20 30 33 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5979.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 26 364 435 5979 % 35,39

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 16 65 683 803 16895

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 10 6 4 8,00 % 40

Cevap Anahtarı A DBACABACDBDCDCBCDBAB

Cevaplarınız D dabBcCDB  DaBCDBb 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 6 2 2 5,33 % 53

Cevap Anahtarı A CBBADBADCD

Cevaplarınız  BBADdd CD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 7 1 2 6,67 % 67

Cevap Anahtarı A ADCCDCBDCB

Cevaplarınız ADCdDC DC 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 2 4 4 0,67 % 7

Cevap Anahtarı A DCABADDCBC

Cevaplarınız D bB  c da

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 9 2 9 8,33 % 42

Cevap Anahtarı A DCCBBDBDBACACBABCD4C

Cevaplarınız D C  DB  bC   ABC  d

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 6 5 9 4,33 % 22

Cevap Anahtarı A BDBDCCBBCDACBBBBAADC

Cevaplarınız c     BB DAd dc A Dd

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 1 0 50
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 3 1 1 33
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 1 0 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 0 0

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 2 1 0 50
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 3 2 1 67
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 2 1 1 50
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 3 2 0 67

Din K.ve A.B. S D Y B%
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 4 3 0 75
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 2 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 1 1 50
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 1 0 50

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.2 2 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 3 0 1 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 3 0 2 0
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 2 0 1 0

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 6 5 0 83
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 2 0 0 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 7 2 1 29
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 5 1 1 20

Fen S D Y B%
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 2 0 1 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 3 0 0 0
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 0 0
Güneş Sistemi Ötesi: Gök Cisimleri 2 1 0 50
Galaksilerin yapısını açıklar. 2 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 2 2 0 100
Uzay Araştırmaları 2 1 1 50
Uzay teknolojilerini açıklar. 2 1 0 50
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 0 0 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0



7.SINIF MOZAİK TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI 1

322,454 28,19
%

ÇANAKKALE / BİGA
DUMLUPINAR ORTAOKULU

7D  -  79
KAZIM EYMEN YILMAZ 90 43 19 28 36 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4763.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 17 303 365 4763 % 28,19

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 16 65 683 803 16895

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 12 8 0 9,33 % 47

Cevap Anahtarı B DBABDBACABACDBDCDCBC

Cevaplarınız DaccaaAdABAacBDCDCBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 6 3 1 5,00 % 50

Cevap Anahtarı B DCBBADBADC

Cevaplarınız DdBBAcBd C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 6 1 3 5,67 % 57

Cevap Anahtarı B DCBADCCDCB

Cevaplarınız DCd DC D B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 1 1 8 0,67 % 7

Cevap Anahtarı B DCBCDCABAD

Cevaplarınız   B c     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 9 3 8 8,00 % 40

Cevap Anahtarı B ABCD4CDCCBBDBDBACACB

Cevaplarınız ABC  dDdC  DBa  C   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 9 3 8 8,00 % 40

Cevap Anahtarı B BBAADCBDBDCCBBCDACBB

Cevaplarınız   A DC DB   BB DAddd

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 3 2 1 67
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 2 0 2 0
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 3 2 1 67
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 2 2 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 3 2 0 67

Din K.ve A.B. S D Y B%
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 4 2 1 50
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 1 0 50
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 1 0 50
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 2 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.2 0 1 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 3 0 0 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 3 0 0 0
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 2 1 0 50

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 6 5 1 83
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 2 0 1 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 7 2 0 29
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 5 1 1 20

Fen S D Y B%
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 1 0 0 0
Yıldız kavramını açıklar. 2 1 1 50
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 3 1 1 33
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 0 0
Güneş Sistemi Ötesi: Gök Cisimleri 2 1 0 50
Galaksilerin yapısını açıklar. 2 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 2 2 0 100
Uzay Araştırmaları 2 1 0 50
Uzay teknolojilerini açıklar. 2 1 0 50
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 0 0 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100



7.SINIF MOZAİK TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI 1

293,485 40,99
%

ÇANAKKALE / BİGA
DUMLUPINAR ORTAOKULU

7D  -  84
MEHMET EMİN GİREN 90 40 28 22 30 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6925.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 29 408 484 6925 % 40,99

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 16 65 683 803 16895

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 13 4 3 11,67 % 58

Cevap Anahtarı A DBACABACDBDCDCBCDBAB

Cevaplarınız DBACA ACDBa adBCbBA 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A CBBADBADCD

Cevaplarınız CBBbDBADCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı A ADCCDCBDCB

Cevaplarınız babCDdBDCd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 2 4 4 0,67 % 7

Cevap Anahtarı A DCABADDCBC

Cevaplarınız b dB  c Ba

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 3 6 11 1,00 % 5

Cevap Anahtarı A DCCBBDBDBACACBABCD4C

Cevaplarınız c d   c Bc  bcA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 8 8 4 5,33 % 27

Cevap Anahtarı A BDBDCCBBCDACBBBBAADC

Cevaplarınız dDcad BdC AdBcc A DC

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 1 0 50
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 3 2 1 67
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 0 0

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 2 2 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 3 3 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 2 1 1 50
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 3 3 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 4 1 3 25
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 0 2 0
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 2 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.2 1 1 50
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 3 0 1 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 3 0 2 0
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 2 1 0 50

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 6 1 3 17
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 2 0 0 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 7 1 2 14
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 5 0 1 0

Fen S D Y B%
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 2 1 1 50
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 3 1 1 33
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 1 0
Güneş Sistemi Ötesi: Gök Cisimleri 2 1 1 50
Galaksilerin yapısını açıklar. 2 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 2 2 0 100
Uzay Araştırmaları 2 0 2 0
Uzay teknolojilerini açıklar. 2 2 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 0 0
Evren kavramını açıklar. 1 0 0 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100



7.SINIF MOZAİK TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI 1

234,419 72,63
%

ÇANAKKALE / BİGA
DUMLUPINAR ORTAOKULU

7D  -  53
MEHMET EREN ÖZGEN 90 27 29 34 17 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(12270.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 16 53 605 711 12270 % 72,63

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 16 65 683 803 16895

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 4 7 9 1,67 % 8

Cevap Anahtarı B DBABDBACABACDBDCDCBC

Cevaplarınız bBc Dd aA c D   ad  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B DCBBADBADC

Cevaplarınız DCBBAcBADC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 6 2 2 5,33 % 53

Cevap Anahtarı B DCBADCCDCB

Cevaplarınız DCaA C DdB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 1 4 5 -0,33 % 0

Cevap Anahtarı B DCBCDCABAD

Cevaplarınız a cab  B  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 4 9 7 1,00 % 5

Cevap Anahtarı B ABCD4CDCCBBDBDBACACB

Cevaplarınız A d  Cb a a B  bdbbc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 3 6 11 1,00 % 5

Cevap Anahtarı B BBAADCBDBDCCBBCDACBB

Cevaplarınız     b B d    Bd cadB

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 0 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 0 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 0 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 3 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 0 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 0 0

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 2 1 1 50
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 3 3 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 2 2 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 3 3 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 4 3 1 75
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 0 1 0
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 1 0 50
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 2 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.2 1 1 50
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 3 0 1 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 3 0 1 0
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 2 0 1 0

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 6 2 2 33
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 2 0 1 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 7 0 4 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 5 1 2 20

Fen S D Y B%
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 2 0 1 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 3 0 2 0
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 0 0
Güneş Sistemi Ötesi: Gök Cisimleri 2 0 1 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 2 1 0 50
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 2 0 1 0
Uzay Araştırmaları 2 1 0 50
Uzay teknolojilerini açıklar. 2 0 1 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 0 0
Evren kavramını açıklar. 1 0 0 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0



7.SINIF MOZAİK TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI 1

358,047 16,45
%

ÇANAKKALE / BİGA
DUMLUPINAR ORTAOKULU

7D  -  85
MEHMET KASAP 90 56 13 21 51 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2779.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 7 198 234 2779 % 16,45

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 16 65 683 803 16895

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 12 4 4 10,67 % 53

Cevap Anahtarı A DBACABACDBDCDCBCDBAB

Cevaplarınız    CAcbCDBDCD cCDaAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 7 2 1 6,33 % 63

Cevap Anahtarı A CBBADBADCD

Cevaplarınız CBBAD bbCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 0 2 8,00 % 80

Cevap Anahtarı A ADCCDCBDCB

Cevaplarınız  D CDCBDCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 8 1 1 7,67 % 77

Cevap Anahtarı A DCABADDCBC

Cevaplarınız DbABADD BC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 10 1 9 9,67 % 48

Cevap Anahtarı A DCCBBDBDBACACBABCD4C

Cevaplarınız D  BBDB  bC   A C  C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 11 5 4 9,33 % 47

Cevap Anahtarı A BDBDCCBBCDACBBBBAADC

Cevaplarınız dD  CCBdCDACBBa  bbC

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 0 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 0 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 3 3 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 2 2 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 3 2 1 67
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 2 1 0 50
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 3 2 1 67

Din K.ve A.B. S D Y B%
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 4 2 0 50
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 2 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 2 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.2 2 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 3 1 1 33
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 3 3 0 100
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 2 2 0 100

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 6 4 0 67
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 2 1 0 50
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 7 3 1 43
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 5 1 0 20

Fen S D Y B%
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 2 2 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 3 1 0 33
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 0 0
Güneş Sistemi Ötesi: Gök Cisimleri 2 2 0 100
Galaksilerin yapısını açıklar. 2 2 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 2 1 1 50
Uzay Araştırmaları 2 0 2 0
Uzay teknolojilerini açıklar. 2 1 0 50
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 0 1 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100



7.SINIF MOZAİK TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI 1

275,357 49,68
%

ÇANAKKALE / BİGA
DUMLUPINAR ORTAOKULU

7D  -  89
MURAT ERCAN 90 32 34 24 20 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(8393.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 39 479 566 8393 % 49,68

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 16 65 683 803 16895

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 9 11 0 5,33 % 27

Cevap Anahtarı B DBABDBACABACDBDCDCBC

Cevaplarınız bBcBaBcabBAbDBcdDCaa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 3 6 1 1,00 % 10

Cevap Anahtarı B DCBBADBADC

Cevaplarınız DadBbaddD 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 2 0 8 2,00 % 20

Cevap Anahtarı B DCBADCCDCB

Cevaplarınız DC        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 0 0 10 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DCBCDCABAD

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 10 5 5 8,33 % 42

Cevap Anahtarı B ABCD4CDCCBBDBDBACACB

Cevaplarınız AdCb bDaCBBDBDa     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 8 12 0 4,00 % 20

Cevap Anahtarı B BBAADCBDBDCCBBCDACBB

Cevaplarınız daAADCBadcddBaaDcbBc

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 3 0 3 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 0 2 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 2 0 2 0
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 3 1 2 33
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 2 0 2 0
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 3 2 0 67

Din K.ve A.B. S D Y B%
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 4 0 0 0
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 0 0 0
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 1 0 50
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 1 0 50

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.2 0 0 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 3 0 0 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 3 0 0 0
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 2 0 0 0

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 6 6 0 100
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 2 1 1 50
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 7 2 2 29
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 5 0 2 0

Fen S D Y B%
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 2 0 2 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 3 1 2 33
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 1 0
Güneş Sistemi Ötesi: Gök Cisimleri 2 0 2 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 2 0 2 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 2 2 0 100
Uzay Araştırmaları 2 0 2 0
Uzay teknolojilerini açıklar. 2 1 1 50
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100



7.SINIF MOZAİK TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI 1

261,266 57,55
%

ÇANAKKALE / BİGA
DUMLUPINAR ORTAOKULU

7D  -  93
NAZLICAN YILDIZ 90 34 34 22 22 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(9723.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 46 533 627 9723 % 57,55

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 16 65 683 803 16895

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 6 9 5 3,00 % 15

Cevap Anahtarı A DBACABACDBDCDCBCDBAB

Cevaplarınız  aca BACbdcbD  Cc Ac

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A CBBADBADCD

Cevaplarınız CBBAcBADdD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı A ADCCDCBDCB

Cevaplarınız AcdbDCBDda

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 3 6 1 1,00 % 10

Cevap Anahtarı A DCABADDCBC

Cevaplarınız baAcAa dBd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 5 5 10 3,33 % 17

Cevap Anahtarı A DCCBBDBDBACACBABCD4C

Cevaplarınız  aa  aa   C   A Cc C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 7 7 6 4,67 % 23

Cevap Anahtarı A BDBDCCBBCDACBBBBAADC

Cevaplarınız a B adaBCDAdaBc  A  

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 0 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 3 2 1 67
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 0 2 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 0 50
Yazdıklarını düzenler. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 0 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 2 1 1 50
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 3 3 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 2 2 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 3 2 1 67

Din K.ve A.B. S D Y B%
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 4 2 2 50
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 1 1 50
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 0 2 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 2 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.2 0 2 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 3 0 3 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 3 2 0 67
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 2 1 1 50

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 6 1 3 17
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 2 0 1 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 7 2 1 29
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 5 1 0 20

Fen S D Y B%
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 2 0 1 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 3 1 1 33
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 0 0
Güneş Sistemi Ötesi: Gök Cisimleri 2 1 1 50
Galaksilerin yapısını açıklar. 2 1 1 50
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 2 0 1 0
Uzay Araştırmaları 2 1 1 50
Uzay teknolojilerini açıklar. 2 1 0 50
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0



7.SINIF MOZAİK TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI 1

331,134 24,84
%

ÇANAKKALE / BİGA
DUMLUPINAR ORTAOKULU

7D  -  581
ÖZLEM DEMİR 90 55 26 9 46 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4196.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 14 272 328 4196 % 24,84

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 16 65 683 803 16895

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 11 9 0 8,00 % 40

Cevap Anahtarı B DBABDBACABACDBDCDCBC

Cevaplarınız DabBaBddABcCDBDbadBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B DCBBADBADC

Cevaplarınız DCBBADBdDb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B DCBADCCDCB

Cevaplarınız DCdbDCCDCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B DCBCDCABAD

Cevaplarınız DCBCDdABAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 6 6 8 4,00 % 20

Cevap Anahtarı B ABCD4CDCCBBDBDBACACB

Cevaplarınız ABC  CDdb   a acb   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 13 6 1 11,00 % 55

Cevap Anahtarı B BBAADCBDBDCCBBCDACBB

Cevaplarınız cBAbbCBDcDaCBB DACBd

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 3 2 1 67
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 0 2 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 2 2 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 3 2 1 67
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 2 2 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 3 2 1 67

Din K.ve A.B. S D Y B%
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 4 2 2 50
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 2 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 2 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.2 2 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 3 2 1 67
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 3 3 0 100
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 2 2 0 100

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 6 2 2 33
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 2 0 1 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 7 1 3 14
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 5 2 0 40

Fen S D Y B%
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 2 2 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 3 2 1 67
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100
Güneş Sistemi Ötesi: Gök Cisimleri 2 1 1 50
Galaksilerin yapısını açıklar. 2 1 1 50
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 2 1 1 50
Uzay Araştırmaları 2 1 1 50
Uzay teknolojilerini açıklar. 2 1 0 50
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 0 1 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100



7.SINIF MOZAİK TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI 1

357,929 16,53
%

ÇANAKKALE / BİGA
DUMLUPINAR ORTAOKULU

7D  -  57
ŞEVVAL UZ 90 57 16 17 51 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2792.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 8 199 235 2792 % 16,53

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 16 65 683 803 16895

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 16 4 0 14,67 % 73

Cevap Anahtarı B DBABDBACABACDBDCDCBC

Cevaplarınız DBcBaBACAdACDBbCDCBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B DCBBADBADC

Cevaplarınız DCBBADBADC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 7 2 1 6,33 % 63

Cevap Anahtarı B DCBADCCDCB

Cevaplarınız Db ADCCDCd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı B DCBCDCABAD

Cevaplarınız aCBCDdAdAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 10 2 8 9,33 % 47

Cevap Anahtarı B ABCD4CDCCBBDBDBACACB

Cevaplarınız ABCa CD a BDB   C   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 7 5 8 5,33 % 27

Cevap Anahtarı B BBAADCBDBDCCBBCDACBB

Cevaplarınız daA DCBbBbC Ba      

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 3 1 2 33
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 2 2 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 3 3 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 2 2 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 3 3 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 4 3 0 75
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 2 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 1 1 50
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 1 1 50

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.2 1 1 50
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 3 2 1 67
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 3 2 1 67
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 2 2 0 100

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 6 4 1 67
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 2 1 0 50
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 7 2 1 29
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 5 2 0 40

Fen S D Y B%
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 2 0 1 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 3 1 1 33
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 1 0
Güneş Sistemi Ötesi: Gök Cisimleri 2 1 0 50
Galaksilerin yapısını açıklar. 2 0 0 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 2 2 0 100
Uzay Araştırmaları 2 0 2 0
Uzay teknolojilerini açıklar. 2 1 0 50
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 0 0
Evren kavramını açıklar. 1 0 0 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
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