
OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ÇANAKKALE BİGA DUMLUPINAR ORTAOKULU 8.SINIF MOZAİK TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI 165 892 1003 28208

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 10 8 7,23 5 4 4,26 7 2 6,03 4 3 3,42 5 6 3,46 9 8 6,41 41 30 30,81 291,010

Okul Ortalaması 11 7 8,22 6 3 4,61 7 2 6,38 4 3 3,23 5 5 2,98 8 8 4,96 39 27 30,38 288,280

KATILIMLAR

1 142 YUSUF EREN ÖZGEN 8E 17 3 16,00 9 1 8,67 10 0 10,00 10 0 10,00 16 3 15,00 17 3 16,00 79 10 75,67 442,623 1 1 30 30 509
% 1,80

2 175 NİSANUR KARAOĞLU 8C 16 4 14,67 9 1 8,67 10 0 10,00 10 0 10,00 12 1 11,67 16 4 14,67 73 10 69,68 417,147 1 2 58 61 1235
% 4,38

3 255 KEMAL PÜTRÜ 8E 18 1 17,67 7 3 6,00 10 0 10,00 10 0 10,00 9 1 8,67 15 4 13,67 69 9 66,01 408,871 2 3 69 74 1595
% 5,65

4 130 ECRİN TUĞAN 8A 18 2 17,33 9 1 8,67 10 0 10,00 10 0 10,00 8 6 6,00 15 1 14,67 70 10 66,67 404,639 1 4 79 86 1803
% 6,39

5 100 ALİ MERT DEMİRTAŞ 8C 14 6 12,00 9 1 8,67 9 1 8,67 7 3 6,00 10 2 9,33 18 2 17,33 67 15 62,00 398,068 2 5 95 106 2164
% 7,67

6 223 ÇAĞLAR KAVAS 8E 17 3 16,00 8 2 7,33 10 0 10,00 7 3 6,00 6 4 4,67 17 2 16,33 65 14 60,33 391,800 3 6 114 127 2507
% 8,89

7 186 UYGAR ÇALIŞKAN 8C 15 5 13,33 9 1 8,67 10 0 10,00 8 2 7,33 10 4 8,67 13 2 12,33 65 14 60,33 384,941 3 7 130 144 2922
% 10

8 153 İBRAHİM EFE KOKU 8A 13 5 11,33 8 2 7,33 9 0 9,00 9 1 8,67 10 1 9,67 11 5 9,33 60 14 55,33 366,015 2 8 182 203 4328
% 15

9 155 YİĞİT BORA BORAZAN 8A 11 9 8,00 10 0 10,00 10 0 10,00 8 2 7,33 8 7 5,67 14 6 12,00 61 24 53,00 349,835 3 9 239 271 5778
% 20

10 805 CEREN ECRİN GÜNGÖR8B 16 4 14,67 7 3 6,00 10 0 10,00 10 0 10,00 2 3 1,00 12 6 10,00 57 16 51,67 348,092 1 10 245 279 5960
% 21

11 1 RAGAD ALRAHİL 8C 14 6 12,00 10 0 10,00 9 1 8,67 9 1 8,67 9 3 8,00 7 6 5,00 58 17 52,34 347,743 4 11 248 282 5998
% 21

12 113 BEREN AŞCI 8B 15 5 13,33 9 1 8,67 10 0 10,00 9 1 8,67 2 2 1,33 12 8 9,33 57 17 51,33 343,383 2 12 263 299 6459
% 23

13 114 BETÜL SÜR 8E 14 6 12,00 9 1 8,67 9 1 8,67 2 0 2,00 3 1 2,67 14 5 12,33 51 14 46,34 343,049 4 13 267 303 6495
% 23

14 181 ÖMER KAÇAR 8B 13 7 10,67 10 0 10,00 10 0 10,00 7 3 6,00 6 2 5,33 11 8 8,33 57 20 50,33 342,870 3 14 268 304 6514
% 23

15 129 ECRİN ÖZAY 8C 14 6 12,00 8 2 7,33 7 3 6,00 3 4 1,67 8 2 7,33 11 7 8,67 51 24 43,00 339,982 5 15 284 321 6826
% 24

16 134 NİSA SAYGILI 8B 13 7 10,67 8 2 7,33 9 1 8,67 8 2 7,33 3 5 1,33 13 6 11,00 54 23 46,33 331,907 4 16 313 353 7699
% 27

17 101 ALPER ÖZDEMİR 8C 9 3 8,00 8 2 7,33 9 0 9,00 8 2 7,33 8 4 6,67 9 7 6,67 51 18 45,00 325,749 6 17 340 385 8369
% 30

18 131 ELANUR YEŞİL 8E 16 3 15,00 5 3 4,00 10 0 10,00 5 4 3,67 2 7 -0,33 10 6 8,00 48 23 40,34 322,741 5 18 354 400 8690
% 31

19 119 BERKAY BAL 8E 13 6 11,00 6 4 4,67 9 1 8,67 3 5 1,33 4 6 2,00 13 6 11,00 48 28 38,67 322,710 6 19 355 401 8695
% 31

20 174 NİSA UZUN 8E 10 9 7,00 6 4 4,67 8 2 7,33 4 2 3,33 2 0 2,00 14 4 12,67 44 21 37,00 312,681 7 20 406 460 9950
% 35

21 160 KEREM BOZKURT 8C 12 7 9,67 9 1 8,67 9 1 8,67 6 4 4,67 3 5 1,33 10 7 7,67 49 25 40,68 311,999 7 21 410 464 10048
% 36

22 28 EYMEN TUNÇMAN 8E 14 3 13,00 7 3 6,00 9 0 9,00 2 2 1,33 3 6 1,00 9 9 6,00 44 23 36,33 309,369 8 22 419 474 10382
% 37

23 105 AYNUR BİLGEN 8A 12 8 9,33 9 1 8,67 8 2 7,33 5 2 4,33 5 7 2,67 9 9 6,00 48 29 38,33 306,308 4 23 427 484 10810
% 38

24 726 NİŞTİMAN ÇAKIR 8E 11 7 8,67 5 3 4,00 9 0 9,00 2 4 0,67 3 6 1,00 12 4 10,67 42 24 34,01 305,457 9 24 432 489 10916
% 39

25 148 BELİNAY BERKİ 8A 13 7 10,67 8 2 7,33 8 2 7,33 4 2 3,33 3 3 2,00 6 5 4,33 42 21 34,99 298,668 5 25 462 526 11822
% 42

26 185 RAVZANUR GÜNDOĞDU8B 15 5 13,33 6 0 6,00 9 1 8,67 1 1 0,67 7 9 4,00 38 16 32,67 298,504 5 26 464 528 11845
% 42

27 880 YAĞMUR TEMEL 8B 13 5 11,33 8 0 8,00 9 1 8,67 0 3 -1,00 3 3 2,00 6 11 2,33 39 23 31,33 290,419 6 27 507 575 12946
% 46

28 27 HASAN ÇINAR KAYNAK8C 10 6 8,00 7 2 6,33 5 3 4,00 8 0 8,00 3 2 2,33 7 10 3,67 40 23 32,33 284,785 8 28 527 598 13751
% 49

29 717 VAHİT DORUK KARDAŞ8E 10 10 6,67 4 6 2,00 8 2 7,33 9 1 8,67 3 6 1,00 9 11 5,33 43 36 31,00 280,330 10 29 546 617 14427
% 51

30 139 HAMZA BAHADIR ŞAKAR8B 13 6 11,00 4 3 3,00 7 2 6,33 5 2 4,33 3 8 0,33 5 6 3,00 37 27 27,99 279,933 7 30 549 622 14485
% 51

31 248 ESMA ÇALIŞKAN 8A 12 5 10,33 3 4 1,67 6 3 5,00 4 2 3,33 6 3 5,00 2 5 0,33 33 22 25,66 279,621 6 31 550 623 14542
% 52

32 193 TALHA DOĞAN 8B 8 10 4,67 7 3 6,00 9 1 8,67 6 3 5,00 4 11 0,33 10 10 6,67 44 38 31,34 277,952 8 32 560 634 14806
% 52

33 112 BENSU KUZHAN 8C 10 4 8,67 3 1 2,67 8 1 7,67 5 0 5,00 2 3 1,00 28 9 25,01 276,826 9 33 572 647 15002
% 53
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OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ÇANAKKALE BİGA DUMLUPINAR ORTAOKULU 8.SINIF MOZAİK TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI 165 892 1003 28208

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 10 8 7,23 5 4 4,26 7 2 6,03 4 3 3,42 5 6 3,46 9 8 6,41 41 30 30,81 291,010

Okul Ortalaması 11 7 8,22 6 3 4,61 7 2 6,38 4 3 3,23 5 5 2,98 8 8 4,96 39 27 30,38 288,280

KATILIMLAR

34 672 ÖNDER ALTIN 8E 8 10 4,67 3 5 1,33 9 0 9,00 5 0 5,00 5 4 3,67 8 11 4,33 38 30 28,00 275,378 11 34 581 658 15210
% 54

35 673 RANA MİNA ÜSTÜN 8B 12 7 9,67 3 7 0,67 8 2 7,33 4 5 2,33 5 6 3,00 6 13 1,67 38 40 24,67 274,980 9 35 583 661 15278
% 54

36 141 ZEYNEP UZ 8B 7 6 5,00 7 2 6,33 9 1 8,67 2 1 1,67 2 6 0,00 9 6 7,00 36 22 28,67 274,886 10 36 584 663 15291
% 54

37 190 SILA GİRGİN 8B 13 7 10,67 3 1 2,67 6 1 5,67 1 4 -0,33 3 3 2,00 5 8 2,33 31 24 23,01 273,962 11 37 589 669 15431
% 55

38 221 YİĞİT TOKSÖZ 8E 8 7 5,67 4 2 3,33 8 0 8,00 2 1 1,67 4 2 3,33 4 1 3,67 30 13 25,67 271,954 12 38 600 681 15737
% 56

39 231 ZEHRA TUSEM ÖZKAN 8A 13 6 11,00 5 3 4,00 2 1 1,67 4 4 2,67 1 1 0,67 3 1 2,67 28 16 22,68 270,259 7 39 609 692 16013
% 57

40 143 GÖKALP GELİR 8C 7 10 3,67 9 1 8,67 8 1 7,67 5 4 3,67 3 4 1,67 2 3 1,00 34 23 26,35 256,415 10 40 653 746 18160
% 64

41 227 YUSUFCAN DEMİR 8A 11 4 9,67 8 2 7,33 0 1 -0,33 4 6 2,00 1 4 -0,33 24 17 18,34 255,473 8 41 661 754 18300
% 65

42 56 EFLAL TOPRAKYARAN 8A 7 7 4,67 6 2 5,33 6 2 5,33 2 2 1,33 1 3 0,00 6 5 4,33 28 21 20,99 253,937 9 42 669 762 18537
% 66

43 24 YAREN ERGÖL 8C 10 4 8,67 4 5 2,33 6 1 5,67 0 1 -0,33 5 5 3,33 1 9 -2,00 26 25 17,67 252,503 11 43 680 775 18788
% 67

44 179 ONUR TEKİN 8C 8 12 4,00 7 3 6,00 6 4 4,67 4 6 2,00 1 0 1,00 7 13 2,67 33 38 20,34 249,261 12 44 698 795 19337
% 69

45 126 ECRİN KILIÇ 8C 11 9 8,00 5 5 3,33 5 1 4,67 2 3 1,00 6 4 4,67 1 15 -4,00 30 37 17,67 248,796 13 45 700 798 19431
% 69

46 850 İBRAHİM BARAN 8B 10 9 7,00 7 3 6,00 8 2 7,33 3 1 2,67 1 4 -0,33 4 16 -1,33 33 35 21,34 246,198 12 46 707 809 19853
% 70

47 267 İSA TUTAL 8B 8 12 4,00 2 8 -0,67 5 5 3,33 1 9 -2,00 8 12 4,00 7 13 2,67 31 59 11,33 242,374 13 47 722 824 20494
% 73

48 124 COŞKUN SAÇI 8E 6 6 4,00 3 7 0,67 4 5 2,33 3 7 0,67 3 12 -1,00 10 10 6,67 29 47 13,34 241,953 13 48 723 825 20558
% 73

49 108 MUHAMMET FATİH ERGEÇ8E 8 9 5,00 2 3 1,00 2 3 1,00 2 2 1,33 2 1 1,67 3 1 2,67 19 19 12,67 240,163 14 49 727 829 20820
% 74

50 144 GÖKCAN ÇUR 8E 9 9 6,00 3 7 0,67 2 8 -0,67 3 7 0,67 1 0 1,00 7 13 2,67 25 44 10,34 236,950 15 50 744 846 21346
% 76

51 215 YİĞİT GÜNDÜZ 8B 0 3 -1,00 4 5 2,33 8 2 7,33 4 4 2,67 6 9 3,00 5 10 1,67 27 33 16,00 231,879 14 51 759 861 22090
% 78

52 140 EYLÜL NİSA SEVİM 8C 5 8 2,33 0 6 -2,00 3 5 1,33 4 4 2,67 6 3 5,00 3 8 0,33 21 34 9,66 230,776 14 52 768 870 22277
% 79

53 171 MUSTAFA METİN ÇENGEL8C 5 13 0,67 5 5 3,33 5 5 3,33 3 7 0,67 1 1 0,67 8 12 4,00 27 43 12,67 229,878 15 53 774 876 22391
% 79

54 247 CEREN ÇALIŞKAN 8A 7 5 5,33 1 3 0,00 7 0 7,00 0 4 -1,33 2 4 0,67 1 5 -0,67 18 21 11,00 229,317 10 54 776 878 22482
% 80

55 152 IRMAK ÖZGÜR 8B 7 11 3,33 7 1 6,67 8 2 7,33 0 5 -1,67 3 7 0,67 2 11 -1,67 27 37 14,66 227,707 15 55 780 882 22703
% 80

56 151 HÜSEYİN CAN KURU 8B 8 12 4,00 2 7 -0,33 2 8 -0,67 8 12 4,00 5 15 0,00 25 54 7,00 227,343 16 56 781 883 22746
% 81

57 191 SÜMEYYE BİNZET 8B 9 11 5,33 1 8 -1,67 4 6 2,00 2 7 -0,33 6 7 3,67 2 12 -2,00 24 51 7,00 225,815 17 57 789 891 22983
% 81

58 979 SÜLEYMAN TÜRKKAHRAMA8E 6 14 1,33 2 8 -0,67 7 3 6,00 2 0 2,00 7 13 2,67 5 15 0,00 29 53 11,33 225,204 16 58 794 896 23080
% 82

59 927 BEKİR ÖKSÜZ 8B 11 9 8,00 3 7 0,67 3 7 0,67 1 9 -2,00 6 14 1,33 3 17 -2,67 27 63 6,00 223,566 18 59 801 903 23318
% 83

60 725 MUHAMMET ALİ ESEN 8B 7 13 2,67 4 6 2,00 5 5 3,33 3 7 0,67 6 14 1,33 5 15 0,00 30 60 10,00 222,686 19 60 806 908 23436
% 83

61 145 GÖKTUĞ BADUR 8C 9 10 5,67 4 6 2,00 4 6 2,00 5 4 3,67 2 6 0,00 3 16 -2,33 27 48 11,01 222,422 16 61 807 909 23478
% 83

62 214 FATMA NİSANUR USLU8E 7 4 5,67 2 0 2,00 3 1 2,67 3 17 -2,67 2 5 0,33 17 27 8,00 217,820 17 62 823 928 24148
% 86

63 122 CEYLİN GİDER 8A 3 4 1,67 2 1 1,67 5 1 4,67 1 2 0,33 1 6 -1,00 1 6 -1,00 13 20 6,34 205,764 11 63 849 956 25647
% 91

64 163 LEYLA YAREN KARACA 8A 4 4 2,67 2 5 0,33 4 1 3,67 1 1 0,67 2 5 0,33 0 8 -2,67 13 24 5,00 205,292 12 64 851 958 25718
% 91

65 117 MUSTAFA EMİR ALGIN 8A 1 11 -2,67 3 5 1,33 2 5 0,33 2 7 -0,33 3 3 2,00 4 6 2,00 15 37 2,66 202,273 13 65 860 967 26068
% 92
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OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ÇANAKKALE BİGA DUMLUPINAR ORTAOKULU 8.SINIF MOZAİK TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI 165 892 1003 28208

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 10 8 7,23 5 4 4,26 7 2 6,03 4 3 3,42 5 6 3,46 9 8 6,41 41 30 30,81 291,010

Okul Ortalaması 11 7 8,22 6 3 4,61 7 2 6,38 4 3 3,23 5 5 2,98 8 8 4,96 39 27 30,38 288,280

KATILIMLAR
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8A ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

ÇANAKKALE BİGA DUMLUPINAR ORTAOKULU 8.SINIF MOZAİK TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI 1

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS

Net Net Net Net Net Net Net Puan
8A
(13)

7,64 4,90 5,46 3,10 2,74 3,92 27,76 279,030

Okul
(65)

8,22 (4) 4,61 (2) 6,38 (4) 3,23 (3) 2,98 (2) 4,96 (3) 30,38 (3) 288,280
İlçe
(892)

8,50 (26) 4,67 (19) 6,58 (37) 4,14 (34) 4,44 (30) 7,37 (40) 35,70 (31) 307,550
İl

(1003)
8,51 (31) 4,69 (22) 6,53 (41) 4,09 (37) 4,54 (35) 7,42 (45) 35,78 (36) 308,070

Genel
(28208)

7,23 (380) 4,26 (247) 6,03 (351) 3,42 (386) 3,46 (409) 6,41 (651) 30,81 (730) 291,010
Yukarıdaki tabloda şube isminin yazdığı satırda yazan değerler şubenize ait ortalamalardır. Bu satırın altındaki oklar, şube ortalamanızın genel ortalamaya göre durumunu gösterir.
Okul, ilçe, il ve genel satırlarında ise; okulunuza, ilçenize, ilinize ve genele ait ortalama gösterilir.
Eğer şube ortalamanız bu değerlere göre daha iyiyse yeşil yazı rengiyle, kötüyse kırmızı yazı rengiyle ilgili değer gösterilir.
Ortalama türlerinin altındaki parantez içindeki değerler katılım sayılarıdır. Ortalama değerlerinin sağında parantez içindeki değerler, o derste şubenin kaçıncı olduğunu gösterir.

KATILIM RAPORU
Sınava Katılan

Öğrenci Şube Okul İlçe İl
8A şubesinde 13

Okulunuzda 65 4
BİGA ilçesinde 892 48 20

ÇANAKKALE ilinde 1003 54 21 2
Genelde 28208 1966 538 158 54

DERECELER

Genelde sınava 1966 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 853. oldu

ÇANAKKALE ilinde sınava 54 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 37. oldu

BİGA ilçesinde sınava 48 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 32. oldu

Okulunuzda sınava 4 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 3. oldu
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8A ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

ÇANAKKALE BİGA DUMLUPINAR ORTAOKULU 8.SINIF MOZAİK TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI 1
Bu sayfada şubenizdeki öğrencilere ait kazanım analizi verilmektedir. Her test başlığının yanında ilgili testle ilgili işlem yapmış öğrenci sayısı verilmektedir. Her kazanım için başarı
durumu hesaplanırken bu öğrenci sayıları dikkate alınmıştır.

Sözel (TÜR) Soru D Y %

Türkçe
[-] Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime
gruplarının anlamını tahmin eder.

1 0,23 0,62 23

[+] Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 2,54 0,77 63

[-] Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0,46 0,15 46

[-] Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0,31 0,62 31

[+] Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0,69 0,15 69

[-] Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 0,77 1,15 26

[+] Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0,69 0 69

[+] Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0,77 0,08 77

[-] Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 0,92 0,69 46

[-] Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0,31 0,46 31

[-] Metin türlerini ayırt eder. 1 0,38 0,31 38

[+] Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0,69 0,31 69

[-] Yazdıklarını düzenler. 1 0,08 0,54 8

[+] Medya metinlerini analiz eder. 1 0,77 0,08 77

Sözel (TAR) Soru D Y %

Tarih
[-] Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı
Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal
durumunu kavrar.

4 1,92 0,85 48

[+] Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle
onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.

2 1,46 0,38 73

[-] Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen
önemli kişileri ve olayları kavrar.

1 0,46 0,31 46

[+] Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları
onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir.

3 1,85 0,85 62

Sözel (DİN) Soru D Y %

Din K.ve A.B.
[+] Kader İnancı 4 2,46 0,77 62

[+] Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 4 2,31 0,23 58

[+] İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki
kurar.

2 1,15 0,38 58

Sözel (İNG) Soru D Y %

İngilizce
[+] Students will be able to understand short and simple
invitation letters, cards and e-mails.

2 1,23 0,31 62

[-] Students will be able to interact with reasonable ease in
structured situations and short conversations involving accepting
andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple
inquiries.

3 0,85 0,69 28

[-] Students will be able to understand short and simple texts
about friendship.

4 1,46 0,85 37

[-] Students will be able to write a short and simple letter
apologizing and giving reasons for not attending a party in
response to an invitation.

1 0,31 0,38 31

Sayısal (MAT) Soru D Y %

Matematik
[-] Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur,
pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin
çarpımı şeklinde yazar.

2 0,31 0,38 15

[-] İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük
ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer.

2 0,38 0,31 19

[-] Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 0,31 0,46 15

[-] Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını
belirler.

2 0,77 0,31 38

[-] Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler
oluşturur.

2 0,31 0,23 15

[-] Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini
kullanarak çözümler.

2 0,15 0,38 8

[-] Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak
ifade eder.

2 0,46 0,69 23

[-] Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder
ve karşılaştırır.

2 0,15 0,38 8

[-] Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri
arasındaki ilişkiyi belirler.

2 0,23 0,54 12

[-] Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı
arasında olduğunu belirler.

2 0,23 0,54 12

Sayısal (FEN) Soru D Y %

Fen
[-] Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 11 2,77 2,31 25

[-] DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 0,38 0,69 19

[-] İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 1,08 1,00 36

[-] DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 3 0,92 0,92 31

[-] Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu
kavramlar arasında ilişki kurar.

1 0,46 0,15 46
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8B ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

ÇANAKKALE BİGA DUMLUPINAR ORTAOKULU 8.SINIF MOZAİK TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI 1

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS

Net Net Net Net Net Net Net Puan
8B
(19)

7,81 4,19 6,49 2,32 1,84 3,28 25,93 272,870

Okul
(65)

8,22 (3) 4,61 (3) 6,38 (2) 3,23 (4) 2,98 (4) 4,96 (4) 30,38 (4) 288,280
İlçe
(892)

8,50 (24) 4,67 (30) 6,58 (26) 4,14 (36) 4,44 (39) 7,37 (44) 35,70 (35) 307,550
İl

(1003)
8,51 (29) 4,69 (34) 6,53 (28) 4,09 (40) 4,54 (44) 7,42 (49) 35,78 (40) 308,070

Genel
(28208)

7,23 (365) 4,26 (316) 6,03 (249) 3,42 (457) 3,46 (494) 6,41 (700) 30,81 (807) 291,010
Yukarıdaki tabloda şube isminin yazdığı satırda yazan değerler şubenize ait ortalamalardır. Bu satırın altındaki oklar, şube ortalamanızın genel ortalamaya göre durumunu gösterir.
Okul, ilçe, il ve genel satırlarında ise; okulunuza, ilçenize, ilinize ve genele ait ortalama gösterilir.
Eğer şube ortalamanız bu değerlere göre daha iyiyse yeşil yazı rengiyle, kötüyse kırmızı yazı rengiyle ilgili değer gösterilir.
Ortalama türlerinin altındaki parantez içindeki değerler katılım sayılarıdır. Ortalama değerlerinin sağında parantez içindeki değerler, o derste şubenin kaçıncı olduğunu gösterir.

KATILIM RAPORU
Sınava Katılan

Öğrenci Şube Okul İlçe İl
8B şubesinde 19

Okulunuzda 65 4
BİGA ilçesinde 892 48 20

ÇANAKKALE ilinde 1003 54 21 2
Genelde 28208 1966 538 158 54

DERECELER

Genelde sınava 1966 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 985. oldu

ÇANAKKALE ilinde sınava 54 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 43. oldu

BİGA ilçesinde sınava 48 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 38. oldu

Okulunuzda sınava 4 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 4. oldu
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8B ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

ÇANAKKALE BİGA DUMLUPINAR ORTAOKULU 8.SINIF MOZAİK TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI 1
Bu sayfada şubenizdeki öğrencilere ait kazanım analizi verilmektedir. Her test başlığının yanında ilgili testle ilgili işlem yapmış öğrenci sayısı verilmektedir. Her kazanım için başarı
durumu hesaplanırken bu öğrenci sayıları dikkate alınmıştır.

Sözel (TÜR) Soru D Y %

Türkçe
[-] Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime
gruplarının anlamını tahmin eder.

1 0,44 0,47 44

[+] Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 2,50 1,06 63

[-] Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0,47 0,31 47

[-] Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0,34 0,59 34

[+] Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0,69 0,19 69

[-] Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 0,97 1,28 32

[+] Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0,69 0,16 69

[+] Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0,72 0,22 72

[-] Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 0,84 0,91 42

[-] Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0,25 0,63 25

[-] Metin türlerini ayırt eder. 1 0,44 0,38 44

[+] Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0,72 0,25 72

[-] Yazdıklarını düzenler. 1 0,19 0,56 19

[+] Medya metinlerini analiz eder. 1 0,84 0,06 84

Sözel (TAR) Soru D Y %

Tarih
[-] Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı
Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal
durumunu kavrar.

4 1,91 1,13 48

[+] Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle
onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.

2 1,38 0,50 69

[+] Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen
önemli kişileri ve olayları kavrar.

1 0,56 0,28 56

[+] Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları
onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir.

3 1,66 1,16 55

Sözel (DİN) Soru D Y %

Din K.ve A.B.
[+] Kader İnancı 4 2,59 1,03 65

[+] Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 4 2,72 0,63 68

[+] İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki
kurar.

2 1,44 0,38 72

Sözel (İNG) Soru D Y %

İngilizce
[+] Students will be able to understand short and simple
invitation letters, cards and e-mails.

2 1,03 0,56 52

[-] Students will be able to interact with reasonable ease in
structured situations and short conversations involving accepting
andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple
inquiries.

3 0,81 0,88 27

[-] Students will be able to understand short and simple texts
about friendship.

4 1,44 1,19 36

[-] Students will be able to write a short and simple letter
apologizing and giving reasons for not attending a party in
response to an invitation.

1 0,34 0,34 34

Sayısal (MAT) Soru D Y %

Matematik
[-] Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur,
pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin
çarpımı şeklinde yazar.

2 0,44 0,59 22

[-] İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük
ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer.

2 0,50 0,31 25

[-] Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 0,38 0,66 19

[-] Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını
belirler.

2 0,66 0,59 33

[-] Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler
oluşturur.

2 0,25 0,41 13

[-] Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini
kullanarak çözümler.

2 0,19 0,59 9

[-] Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak
ifade eder.

2 0,28 0,81 14

[-] Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder
ve karşılaştırır.

2 0,16 0,47 8

[-] Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri
arasındaki ilişkiyi belirler.

2 0,28 0,72 14

[-] Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı
arasında olduğunu belirler.

2 0,28 0,59 14

Sayısal (FEN) Soru D Y %

Fen
[-] Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 11 3,31 4,53 30

[-] DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 0,72 0,78 36

[-] İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 1,03 1,34 34

[-] DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 3 0,91 1,28 30

[-] Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu
kavramlar arasında ilişki kurar.

1 0,34 0,38 34
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8C ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

ÇANAKKALE BİGA DUMLUPINAR ORTAOKULU 8.SINIF MOZAİK TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI 1

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS

Net Net Net Net Net Net Net Puan
8C
(16)

8,21 5,75 6,38 4,19 4,79 4,79 34,11 298,580

Okul
(65)

8,22 (2) 4,61 (1) 6,38 (3) 3,23 (1) 2,98 (1) 4,96 (2) 30,38 (1) 288,280
İlçe
(892)

8,50 (22) 4,67 (12) 6,58 (28) 4,14 (25) 4,44 (14) 7,37 (35) 35,70 (22) 307,550
İl

(1003)
8,51 (26) 4,69 (12) 6,53 (30) 4,09 (26) 4,54 (19) 7,42 (40) 35,78 (27) 308,070

Genel
(28208)

7,23 (331) 4,26 (168) 6,03 (260) 3,42 (291) 3,46 (241) 6,41 (582) 30,81 (501) 291,010
Yukarıdaki tabloda şube isminin yazdığı satırda yazan değerler şubenize ait ortalamalardır. Bu satırın altındaki oklar, şube ortalamanızın genel ortalamaya göre durumunu gösterir.
Okul, ilçe, il ve genel satırlarında ise; okulunuza, ilçenize, ilinize ve genele ait ortalama gösterilir.
Eğer şube ortalamanız bu değerlere göre daha iyiyse yeşil yazı rengiyle, kötüyse kırmızı yazı rengiyle ilgili değer gösterilir.
Ortalama türlerinin altındaki parantez içindeki değerler katılım sayılarıdır. Ortalama değerlerinin sağında parantez içindeki değerler, o derste şubenin kaçıncı olduğunu gösterir.

KATILIM RAPORU
Sınava Katılan

Öğrenci Şube Okul İlçe İl
8C şubesinde 16

Okulunuzda 65 4
BİGA ilçesinde 892 48 20

ÇANAKKALE ilinde 1003 54 21 2
Genelde 28208 1966 538 158 54

DERECELER

Genelde sınava 1966 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 590. oldu

ÇANAKKALE ilinde sınava 54 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 30. oldu

BİGA ilçesinde sınava 48 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 25. oldu

Okulunuzda sınava 4 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 2. oldu
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8C ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

ÇANAKKALE BİGA DUMLUPINAR ORTAOKULU 8.SINIF MOZAİK TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI 1
Bu sayfada şubenizdeki öğrencilere ait kazanım analizi verilmektedir. Her test başlığının yanında ilgili testle ilgili işlem yapmış öğrenci sayısı verilmektedir. Her kazanım için başarı
durumu hesaplanırken bu öğrenci sayıları dikkate alınmıştır.

Sözel (TÜR) Soru D Y %

Türkçe
[-] Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime
gruplarının anlamını tahmin eder.

1 0,44 0,44 44

[+] Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 2,48 1,10 62

[-] Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0,46 0,33 46

[-] Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0,33 0,58 33

[+] Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0,69 0,21 69

[-] Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 1,10 1,17 37

[+] Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0,71 0,17 71

[+] Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0,77 0,19 77

[-] Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 0,83 0,88 42

[-] Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0,23 0,69 23

[-] Metin türlerini ayırt eder. 1 0,42 0,42 42

[+] Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0,75 0,21 75

[-] Yazdıklarını düzenler. 1 0,17 0,65 17

[+] Medya metinlerini analiz eder. 1 0,88 0,04 88

Sözel (TAR) Soru D Y %

Tarih
[+] Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı
Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal
durumunu kavrar.

4 2,08 1,10 52

[+] Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle
onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.

2 1,42 0,46 71

[+] Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen
önemli kişileri ve olayları kavrar.

1 0,67 0,23 67

[+] Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları
onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir.

3 1,71 1,13 57

Sözel (DİN) Soru D Y %

Din K.ve A.B.
[+] Kader İnancı 4 2,63 0,96 66

[+] Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 4 2,83 0,63 71

[+] İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki
kurar.

2 1,40 0,46 70

Sözel (İNG) Soru D Y %

İngilizce
[+] Students will be able to understand short and simple
invitation letters, cards and e-mails.

2 1,06 0,56 53

[-] Students will be able to interact with reasonable ease in
structured situations and short conversations involving accepting
andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple
inquiries.

3 1,06 0,83 35

[-] Students will be able to understand short and simple texts
about friendship.

4 1,56 1,25 39

[-] Students will be able to write a short and simple letter
apologizing and giving reasons for not attending a party in
response to an invitation.

1 0,44 0,27 44

Sayısal (MAT) Soru D Y %

Matematik
[-] Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur,
pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin
çarpımı şeklinde yazar.

2 0,65 0,48 32

[-] İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük
ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer.

2 0,63 0,27 31

[-] Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 0,50 0,60 25

[-] Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını
belirler.

2 0,77 0,48 39

[-] Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler
oluşturur.

2 0,31 0,29 16

[-] Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini
kullanarak çözümler.

2 0,19 0,50 9

[-] Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak
ifade eder.

2 0,42 0,60 21

[-] Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder
ve karşılaştırır.

2 0,13 0,40 6

[-] Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri
arasındaki ilişkiyi belirler.

2 0,23 0,63 11

[-] Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı
arasında olduğunu belirler.

2 0,27 0,54 14

Sayısal (FEN) Soru D Y %

Fen
[-] Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 11 3,60 4,46 33

[-] DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 0,63 0,81 31

[-] İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 1,15 1,29 38

[-] DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 3 0,94 1,19 31

[-] Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu
kavramlar arasında ilişki kurar.

1 0,35 0,38 35
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8E ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

ÇANAKKALE BİGA DUMLUPINAR ORTAOKULU 8.SINIF MOZAİK TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI 1

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS

Net Net Net Net Net Net Net Puan
8E
(17)

9,14 3,78 6,96 3,43 2,73 7,78 33,82 302,890

Okul
(65)

8,22 (1) 4,61 (4) 6,38 (1) 3,23 (2) 2,98 (3) 4,96 (1) 30,38 (2) 288,280
İlçe
(892)

8,50 (20) 4,67 (37) 6,58 (20) 4,14 (31) 4,44 (31) 7,37 (20) 35,70 (23) 307,550
İl

(1003)
8,51 (21) 4,69 (42) 6,53 (21) 4,09 (33) 4,54 (36) 7,42 (23) 35,78 (28) 308,070

Genel
(28208)

7,23 (254) 4,26 (356) 6,03 (204) 3,42 (357) 3,46 (410) 6,41 (342) 30,81 (515) 291,010
Yukarıdaki tabloda şube isminin yazdığı satırda yazan değerler şubenize ait ortalamalardır. Bu satırın altındaki oklar, şube ortalamanızın genel ortalamaya göre durumunu gösterir.
Okul, ilçe, il ve genel satırlarında ise; okulunuza, ilçenize, ilinize ve genele ait ortalama gösterilir.
Eğer şube ortalamanız bu değerlere göre daha iyiyse yeşil yazı rengiyle, kötüyse kırmızı yazı rengiyle ilgili değer gösterilir.
Ortalama türlerinin altındaki parantez içindeki değerler katılım sayılarıdır. Ortalama değerlerinin sağında parantez içindeki değerler, o derste şubenin kaçıncı olduğunu gösterir.

KATILIM RAPORU
Sınava Katılan

Öğrenci Şube Okul İlçe İl
8E şubesinde 17

Okulunuzda 65 4
BİGA ilçesinde 892 48 20

ÇANAKKALE ilinde 1003 54 21 2
Genelde 28208 1966 538 158 54

DERECELER

Genelde sınava 1966 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 535. oldu

ÇANAKKALE ilinde sınava 54 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 27. oldu

BİGA ilçesinde sınava 48 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 22. oldu

Okulunuzda sınava 4 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 1. oldu
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8E ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

ÇANAKKALE BİGA DUMLUPINAR ORTAOKULU 8.SINIF MOZAİK TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI 1
Bu sayfada şubenizdeki öğrencilere ait kazanım analizi verilmektedir. Her test başlığının yanında ilgili testle ilgili işlem yapmış öğrenci sayısı verilmektedir. Her kazanım için başarı
durumu hesaplanırken bu öğrenci sayıları dikkate alınmıştır.

Sözel (TÜR) Soru D Y %

Türkçe
[-] Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime
gruplarının anlamını tahmin eder.

1 0,45 0,46 45

[+] Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 2,58 1,02 65

[-] Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0,49 0,31 49

[-] Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0,34 0,60 34

[+] Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0,69 0,20 69

[-] Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 1,18 1,06 39

[+] Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0,72 0,15 72

[+] Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0,77 0,18 77

[-] Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 0,83 0,91 42

[-] Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0,28 0,62 28

[-] Metin türlerini ayırt eder. 1 0,38 0,48 38

[+] Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0,75 0,22 75

[-] Yazdıklarını düzenler. 1 0,15 0,66 15

[+] Medya metinlerini analiz eder. 1 0,89 0,05 89

Sözel (TAR) Soru D Y %

Tarih
[+] Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı
Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal
durumunu kavrar.

4 2,09 1,12 52

[+] Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle
onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.

2 1,38 0,48 69

[+] Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen
önemli kişileri ve olayları kavrar.

1 0,63 0,26 63

[+] Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları
onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir.

3 1,54 1,25 51

Sözel (DİN) Soru D Y %

Din K.ve A.B.
[+] Kader İnancı 4 2,65 0,89 66

[+] Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 4 2,92 0,58 73

[+] İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki
kurar.

2 1,45 0,43 72

Sözel (İNG) Soru D Y %

İngilizce
[+] Students will be able to understand short and simple
invitation letters, cards and e-mails.

2 1,06 0,54 53

[-] Students will be able to interact with reasonable ease in
structured situations and short conversations involving accepting
andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple
inquiries.

3 1,05 0,72 35

[-] Students will be able to understand short and simple texts
about friendship.

4 1,63 1,22 41

[-] Students will be able to write a short and simple letter
apologizing and giving reasons for not attending a party in
response to an invitation.

1 0,40 0,26 40

Sayısal (MAT) Soru D Y %

Matematik
[-] Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur,
pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin
çarpımı şeklinde yazar.

2 0,69 0,55 35

[-] İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük
ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer.

2 0,57 0,28 28

[-] Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 0,45 0,62 22

[-] Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını
belirler.

2 0,83 0,48 42

[-] Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler
oluşturur.

2 0,26 0,31 13

[-] Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini
kullanarak çözümler.

2 0,25 0,49 12

[-] Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak
ifade eder.

2 0,38 0,55 19

[-] Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder
ve karşılaştırır.

2 0,12 0,43 6

[-] Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri
arasındaki ilişkiyi belirler.

2 0,20 0,63 10

[-] Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı
arasında olduğunu belirler.

2 0,25 0,57 12

Sayısal (FEN) Soru D Y %

Fen
[-] Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 11 4,15 4,08 38

[-] DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 0,63 0,89 32

[-] İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 1,22 1,25 41

[-] DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 3 1,12 1,11 37

[-] Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu
kavramlar arasında ilişki kurar.

1 0,40 0,37 40



8A SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ÇANAKKALE BİGA DUMLUPINAR ORTAOKULU 8.SINIF MOZAİK TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI 165 892 1003 28208

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 10 8 7,23 5 4 4,26 7 2 6,03 4 3 3,42 5 6 3,46 9 8 6,41 41 30 30,81 291,010

Okul Ortalaması 11 7 8,22 6 3 4,61 7 2 6,38 4 3 3,23 5 5 2,98 8 8 4,96 39 27 30,38 288,280

SINIF: 8A

KATILIMLAR

1 130 ECRİN TUĞAN 8A 18 2 17,33 9 1 8,67 10 0 10,00 10 0 10,00 8 6 6,00 15 1 14,67 70 10 66,67 404,639 1 4 79 86 1803
% 6,39

2 153 İBRAHİM EFE KOKU 8A 13 5 11,33 8 2 7,33 9 0 9,00 9 1 8,67 10 1 9,67 11 5 9,33 60 14 55,33 366,015 2 8 182 203 4328
% 15

3 155 YİĞİT BORA BORAZAN 8A 11 9 8,00 10 0 10,00 10 0 10,00 8 2 7,33 8 7 5,67 14 6 12,00 61 24 53,00 349,835 3 9 239 271 5778
% 20

4 105 AYNUR BİLGEN 8A 12 8 9,33 9 1 8,67 8 2 7,33 5 2 4,33 5 7 2,67 9 9 6,00 48 29 38,33 306,308 4 23 427 484 10810
% 38

5 148 BELİNAY BERKİ 8A 13 7 10,67 8 2 7,33 8 2 7,33 4 2 3,33 3 3 2,00 6 5 4,33 42 21 34,99 298,668 5 25 462 526 11822
% 42

6 248 ESMA ÇALIŞKAN 8A 12 5 10,33 3 4 1,67 6 3 5,00 4 2 3,33 6 3 5,00 2 5 0,33 33 22 25,66 279,621 6 31 550 623 14542
% 52

7 231 ZEHRA TUSEM ÖZKAN 8A 13 6 11,00 5 3 4,00 2 1 1,67 4 4 2,67 1 1 0,67 3 1 2,67 28 16 22,68 270,259 7 39 609 692 16013
% 57

8 227 YUSUFCAN DEMİR 8A 11 4 9,67 8 2 7,33 0 1 -0,33 4 6 2,00 1 4 -0,33 24 17 18,34 255,473 8 41 661 754 18300
% 65

9 56 EFLAL TOPRAKYARAN 8A 7 7 4,67 6 2 5,33 6 2 5,33 2 2 1,33 1 3 0,00 6 5 4,33 28 21 20,99 253,937 9 42 669 762 18537
% 66

10 247 CEREN ÇALIŞKAN 8A 7 5 5,33 1 3 0,00 7 0 7,00 0 4 -1,33 2 4 0,67 1 5 -0,67 18 21 11,00 229,317 10 54 776 878 22482
% 80

11 122 CEYLİN GİDER 8A 3 4 1,67 2 1 1,67 5 1 4,67 1 2 0,33 1 6 -1,00 1 6 -1,00 13 20 6,34 205,764 11 63 849 956 25647
% 91

12 163 LEYLA YAREN KARACA 8A 4 4 2,67 2 5 0,33 4 1 3,67 1 1 0,67 2 5 0,33 0 8 -2,67 13 24 5,00 205,292 12 64 851 958 25718
% 91

13 117 MUSTAFA EMİR ALGIN 8A 1 11 -2,67 3 5 1,33 2 5 0,33 2 7 -0,33 3 3 2,00 4 6 2,00 15 37 2,66 202,273 13 65 860 967 26068
% 92
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8B SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ÇANAKKALE BİGA DUMLUPINAR ORTAOKULU 8.SINIF MOZAİK TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI 165 892 1003 28208

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 10 8 7,23 5 4 4,26 7 2 6,03 4 3 3,42 5 6 3,46 9 8 6,41 41 30 30,81 291,010

Okul Ortalaması 11 7 8,22 6 3 4,61 7 2 6,38 4 3 3,23 5 5 2,98 8 8 4,96 39 27 30,38 288,280

SINIF: 8B

KATILIMLAR

1 805 CEREN ECRİN GÜNGÖR8B 16 4 14,67 7 3 6,00 10 0 10,00 10 0 10,00 2 3 1,00 12 6 10,00 57 16 51,67 348,092 1 10 245 279 5960
% 21

2 113 BEREN AŞCI 8B 15 5 13,33 9 1 8,67 10 0 10,00 9 1 8,67 2 2 1,33 12 8 9,33 57 17 51,33 343,383 2 12 263 299 6459
% 23

3 181 ÖMER KAÇAR 8B 13 7 10,67 10 0 10,00 10 0 10,00 7 3 6,00 6 2 5,33 11 8 8,33 57 20 50,33 342,870 3 14 268 304 6514
% 23

4 134 NİSA SAYGILI 8B 13 7 10,67 8 2 7,33 9 1 8,67 8 2 7,33 3 5 1,33 13 6 11,00 54 23 46,33 331,907 4 16 313 353 7699
% 27

5 185 RAVZANUR GÜNDOĞDU8B 15 5 13,33 6 0 6,00 9 1 8,67 1 1 0,67 7 9 4,00 38 16 32,67 298,504 5 26 464 528 11845
% 42

6 880 YAĞMUR TEMEL 8B 13 5 11,33 8 0 8,00 9 1 8,67 0 3 -1,00 3 3 2,00 6 11 2,33 39 23 31,33 290,419 6 27 507 575 12946
% 46

7 139 HAMZA BAHADIR ŞAKAR8B 13 6 11,00 4 3 3,00 7 2 6,33 5 2 4,33 3 8 0,33 5 6 3,00 37 27 27,99 279,933 7 30 549 622 14485
% 51

8 193 TALHA DOĞAN 8B 8 10 4,67 7 3 6,00 9 1 8,67 6 3 5,00 4 11 0,33 10 10 6,67 44 38 31,34 277,952 8 32 560 634 14806
% 52

9 673 RANA MİNA ÜSTÜN 8B 12 7 9,67 3 7 0,67 8 2 7,33 4 5 2,33 5 6 3,00 6 13 1,67 38 40 24,67 274,980 9 35 583 661 15278
% 54

10 141 ZEYNEP UZ 8B 7 6 5,00 7 2 6,33 9 1 8,67 2 1 1,67 2 6 0,00 9 6 7,00 36 22 28,67 274,886 10 36 584 663 15291
% 54

11 190 SILA GİRGİN 8B 13 7 10,67 3 1 2,67 6 1 5,67 1 4 -0,33 3 3 2,00 5 8 2,33 31 24 23,01 273,962 11 37 589 669 15431
% 55

12 850 İBRAHİM BARAN 8B 10 9 7,00 7 3 6,00 8 2 7,33 3 1 2,67 1 4 -0,33 4 16 -1,33 33 35 21,34 246,198 12 46 707 809 19853
% 70

13 267 İSA TUTAL 8B 8 12 4,00 2 8 -0,67 5 5 3,33 1 9 -2,00 8 12 4,00 7 13 2,67 31 59 11,33 242,374 13 47 722 824 20494
% 73

14 215 YİĞİT GÜNDÜZ 8B 0 3 -1,00 4 5 2,33 8 2 7,33 4 4 2,67 6 9 3,00 5 10 1,67 27 33 16,00 231,879 14 51 759 861 22090
% 78

15 152 IRMAK ÖZGÜR 8B 7 11 3,33 7 1 6,67 8 2 7,33 0 5 -1,67 3 7 0,67 2 11 -1,67 27 37 14,66 227,707 15 55 780 882 22703
% 80

16 151 HÜSEYİN CAN KURU 8B 8 12 4,00 2 7 -0,33 2 8 -0,67 8 12 4,00 5 15 0,00 25 54 7,00 227,343 16 56 781 883 22746
% 81

17 191 SÜMEYYE BİNZET 8B 9 11 5,33 1 8 -1,67 4 6 2,00 2 7 -0,33 6 7 3,67 2 12 -2,00 24 51 7,00 225,815 17 57 789 891 22983
% 81

18 927 BEKİR ÖKSÜZ 8B 11 9 8,00 3 7 0,67 3 7 0,67 1 9 -2,00 6 14 1,33 3 17 -2,67 27 63 6,00 223,566 18 59 801 903 23318
% 83

19 725 MUHAMMET ALİ ESEN 8B 7 13 2,67 4 6 2,00 5 5 3,33 3 7 0,67 6 14 1,33 5 15 0,00 30 60 10,00 222,686 19 60 806 908 23436
% 83
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8C SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ÇANAKKALE BİGA DUMLUPINAR ORTAOKULU 8.SINIF MOZAİK TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI 165 892 1003 28208

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 10 8 7,23 5 4 4,26 7 2 6,03 4 3 3,42 5 6 3,46 9 8 6,41 41 30 30,81 291,010

Okul Ortalaması 11 7 8,22 6 3 4,61 7 2 6,38 4 3 3,23 5 5 2,98 8 8 4,96 39 27 30,38 288,280

SINIF: 8C

KATILIMLAR

1 175 NİSANUR KARAOĞLU 8C 16 4 14,67 9 1 8,67 10 0 10,00 10 0 10,00 12 1 11,67 16 4 14,67 73 10 69,68 417,147 1 2 58 61 1235
% 4,38

2 100 ALİ MERT DEMİRTAŞ 8C 14 6 12,00 9 1 8,67 9 1 8,67 7 3 6,00 10 2 9,33 18 2 17,33 67 15 62,00 398,068 2 5 95 106 2164
% 7,67

3 186 UYGAR ÇALIŞKAN 8C 15 5 13,33 9 1 8,67 10 0 10,00 8 2 7,33 10 4 8,67 13 2 12,33 65 14 60,33 384,941 3 7 130 144 2922
% 10

4 1 RAGAD ALRAHİL 8C 14 6 12,00 10 0 10,00 9 1 8,67 9 1 8,67 9 3 8,00 7 6 5,00 58 17 52,34 347,743 4 11 248 282 5998
% 21

5 129 ECRİN ÖZAY 8C 14 6 12,00 8 2 7,33 7 3 6,00 3 4 1,67 8 2 7,33 11 7 8,67 51 24 43,00 339,982 5 15 284 321 6826
% 24

6 101 ALPER ÖZDEMİR 8C 9 3 8,00 8 2 7,33 9 0 9,00 8 2 7,33 8 4 6,67 9 7 6,67 51 18 45,00 325,749 6 17 340 385 8369
% 30

7 160 KEREM BOZKURT 8C 12 7 9,67 9 1 8,67 9 1 8,67 6 4 4,67 3 5 1,33 10 7 7,67 49 25 40,68 311,999 7 21 410 464 10048
% 36

8 27 HASAN ÇINAR KAYNAK8C 10 6 8,00 7 2 6,33 5 3 4,00 8 0 8,00 3 2 2,33 7 10 3,67 40 23 32,33 284,785 8 28 527 598 13751
% 49

9 112 BENSU KUZHAN 8C 10 4 8,67 3 1 2,67 8 1 7,67 5 0 5,00 2 3 1,00 28 9 25,01 276,826 9 33 572 647 15002
% 53

10 143 GÖKALP GELİR 8C 7 10 3,67 9 1 8,67 8 1 7,67 5 4 3,67 3 4 1,67 2 3 1,00 34 23 26,35 256,415 10 40 653 746 18160
% 64

11 24 YAREN ERGÖL 8C 10 4 8,67 4 5 2,33 6 1 5,67 0 1 -0,33 5 5 3,33 1 9 -2,00 26 25 17,67 252,503 11 43 680 775 18788
% 67

12 179 ONUR TEKİN 8C 8 12 4,00 7 3 6,00 6 4 4,67 4 6 2,00 1 0 1,00 7 13 2,67 33 38 20,34 249,261 12 44 698 795 19337
% 69

13 126 ECRİN KILIÇ 8C 11 9 8,00 5 5 3,33 5 1 4,67 2 3 1,00 6 4 4,67 1 15 -4,00 30 37 17,67 248,796 13 45 700 798 19431
% 69

14 140 EYLÜL NİSA SEVİM 8C 5 8 2,33 0 6 -2,00 3 5 1,33 4 4 2,67 6 3 5,00 3 8 0,33 21 34 9,66 230,776 14 52 768 870 22277
% 79

15 171 MUSTAFA METİN ÇENGEL8C 5 13 0,67 5 5 3,33 5 5 3,33 3 7 0,67 1 1 0,67 8 12 4,00 27 43 12,67 229,878 15 53 774 876 22391
% 79

16 145 GÖKTUĞ BADUR 8C 9 10 5,67 4 6 2,00 4 6 2,00 5 4 3,67 2 6 0,00 3 16 -2,33 27 48 11,01 222,422 16 61 807 909 23478
% 83
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8E SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ÇANAKKALE BİGA DUMLUPINAR ORTAOKULU 8.SINIF MOZAİK TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI 165 892 1003 28208

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 10 8 7,23 5 4 4,26 7 2 6,03 4 3 3,42 5 6 3,46 9 8 6,41 41 30 30,81 291,010

Okul Ortalaması 11 7 8,22 6 3 4,61 7 2 6,38 4 3 3,23 5 5 2,98 8 8 4,96 39 27 30,38 288,280

SINIF: 8E

KATILIMLAR

1 142 YUSUF EREN ÖZGEN 8E 17 3 16,00 9 1 8,67 10 0 10,00 10 0 10,00 16 3 15,00 17 3 16,00 79 10 75,67 442,623 1 1 30 30 509
% 1,80

2 255 KEMAL PÜTRÜ 8E 18 1 17,67 7 3 6,00 10 0 10,00 10 0 10,00 9 1 8,67 15 4 13,67 69 9 66,01 408,871 2 3 69 74 1595
% 5,65

3 223 ÇAĞLAR KAVAS 8E 17 3 16,00 8 2 7,33 10 0 10,00 7 3 6,00 6 4 4,67 17 2 16,33 65 14 60,33 391,800 3 6 114 127 2507
% 8,89

4 114 BETÜL SÜR 8E 14 6 12,00 9 1 8,67 9 1 8,67 2 0 2,00 3 1 2,67 14 5 12,33 51 14 46,34 343,049 4 13 267 303 6495
% 23

5 131 ELANUR YEŞİL 8E 16 3 15,00 5 3 4,00 10 0 10,00 5 4 3,67 2 7 -0,33 10 6 8,00 48 23 40,34 322,741 5 18 354 400 8690
% 31

6 119 BERKAY BAL 8E 13 6 11,00 6 4 4,67 9 1 8,67 3 5 1,33 4 6 2,00 13 6 11,00 48 28 38,67 322,710 6 19 355 401 8695
% 31

7 174 NİSA UZUN 8E 10 9 7,00 6 4 4,67 8 2 7,33 4 2 3,33 2 0 2,00 14 4 12,67 44 21 37,00 312,681 7 20 406 460 9950
% 35

8 28 EYMEN TUNÇMAN 8E 14 3 13,00 7 3 6,00 9 0 9,00 2 2 1,33 3 6 1,00 9 9 6,00 44 23 36,33 309,369 8 22 419 474 10382
% 37

9 726 NİŞTİMAN ÇAKIR 8E 11 7 8,67 5 3 4,00 9 0 9,00 2 4 0,67 3 6 1,00 12 4 10,67 42 24 34,01 305,457 9 24 432 489 10916
% 39

10 717 VAHİT DORUK KARDAŞ8E 10 10 6,67 4 6 2,00 8 2 7,33 9 1 8,67 3 6 1,00 9 11 5,33 43 36 31,00 280,330 10 29 546 617 14427
% 51

11 672 ÖNDER ALTIN 8E 8 10 4,67 3 5 1,33 9 0 9,00 5 0 5,00 5 4 3,67 8 11 4,33 38 30 28,00 275,378 11 34 581 658 15210
% 54

12 221 YİĞİT TOKSÖZ 8E 8 7 5,67 4 2 3,33 8 0 8,00 2 1 1,67 4 2 3,33 4 1 3,67 30 13 25,67 271,954 12 38 600 681 15737
% 56

13 124 COŞKUN SAÇI 8E 6 6 4,00 3 7 0,67 4 5 2,33 3 7 0,67 3 12 -1,00 10 10 6,67 29 47 13,34 241,953 13 48 723 825 20558
% 73

14 108 MUHAMMET FATİH ERGEÇ8E 8 9 5,00 2 3 1,00 2 3 1,00 2 2 1,33 2 1 1,67 3 1 2,67 19 19 12,67 240,163 14 49 727 829 20820
% 74

15 144 GÖKCAN ÇUR 8E 9 9 6,00 3 7 0,67 2 8 -0,67 3 7 0,67 1 0 1,00 7 13 2,67 25 44 10,34 236,950 15 50 744 846 21346
% 76

16 979 SÜLEYMAN TÜRKKAHRAMA8E 6 14 1,33 2 8 -0,67 7 3 6,00 2 0 2,00 7 13 2,67 5 15 0,00 29 53 11,33 225,204 16 58 794 896 23080
% 82

17 214 FATMA NİSANUR USLU8E 7 4 5,67 2 0 2,00 3 1 2,67 3 17 -2,67 2 5 0,33 17 27 8,00 217,820 17 62 823 928 24148
% 86
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8.SINIF MOZAİK TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI 1

306,308 38,32
%

ÇANAKKALE / BİGA
DUMLUPINAR ORTAOKULU

8A  -  105
AYNUR BİLGEN 90 48 29 13 38 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(10810.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 23 427 484 10810 % 38,32

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 13 65 892 1003 28208

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 12 8 0 9,33 % 47

Cevap Anahtarı A ABBABDCBCBBADDDCDACC

Cevaplarınız bBBcBDCBCacdbDbCDdCC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A AACDDBBCDD

Cevaplarınız AACDDBcCDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A ACDADABABC

Cevaplarınız ACbADABABa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 5 2 3 4,33 % 43

Cevap Anahtarı A CDABACCADB

Cevaplarınız C bBA C cB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 5 7 8 2,67 % 13

Cevap Anahtarı A DC4BDCABBCBADACABDCC

Cevaplarınız DC aDCca d  b    aa 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 9 9 2 6,00 % 30

Cevap Anahtarı A ADDDCACBBBDAAABDCCDA

Cevaplarınız bcbDC Cc dDcAAacCCcA

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 4 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 2 1 67
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 0 2 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.4 3 1 75
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 3 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader İnancı 4 3 1 75
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 4 4 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 1 1 50

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 1 0 33
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 1 2 25
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 2 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 1 0 50
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 0 2 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 1 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 1 0

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 11 5 4 45
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 1 1 50
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 1 2 33
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 3 1 2 33
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100



8.SINIF MOZAİK TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI 1

298,668 41,91
%

ÇANAKKALE / BİGA
DUMLUPINAR ORTAOKULU

8A  -  148
BELİNAY BERKİ 90 42 21 27 35 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(11822.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 25 462 526 11822 % 41,91

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 13 65 892 1003 28208

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 13 7 0 10,67 % 53

Cevap Anahtarı B DDCDACCABBABDCBCBBAD

Cevaplarınız DDCDcCCbBBcBaaBCBcdD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B DDAACDDBBC

Cevaplarınız DbAACDDBaC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B BCACDADABA

Cevaplarınız BCACcADAdA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 4 2 4 3,33 % 33

Cevap Anahtarı B DBCDABACCA

Cevaplarınız DcC  BA d 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 3 3 14 2,00 % 10

Cevap Anahtarı B CABDCCDC4BDCABBCBADA

Cevaplarınız   d      a C B    b 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 6 5 9 4,33 % 22

Cevap Anahtarı B BDCCDAADDDCACBBBDAAA

Cevaplarınız BcCCDAb b d     D  c

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 3 1 75
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 1 2 33
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.4 2 2 50
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 3 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader İnancı 4 3 1 75
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 4 3 1 75
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 1 1 50
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 2 0 50
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 0 0

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 11 1 2 9
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 1 1 50
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 1 1 33
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 3 2 1 67
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100



8.SINIF MOZAİK TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI 1

229,317 79,70
%

ÇANAKKALE / BİGA
DUMLUPINAR ORTAOKULU

8A  -  247
CEREN ÇALIŞKAN 90 18 21 51 11 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(22482.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 54 776 878 22482 % 79,70

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 13 65 892 1003 28208

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 7 5 8 5,33 % 27

Cevap Anahtarı A ABBABDCBCBBADDDCDACC

Cevaplarınız cB AcD  CBcdD  C  a 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 1 3 6 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A AACDDBBCDD

Cevaplarınız  cd D   b 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 7 0 3 7,00 % 70

Cevap Anahtarı A ACDADABABC

Cevaplarınız ACDA  B BC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 0 4 6 -1,33 % 0

Cevap Anahtarı A CDABACCADB

Cevaplarınız  b acd    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 2 4 14 0,67 % 3

Cevap Anahtarı A DC4BDCABBCBADACABDCC

Cevaplarınız ca  c             Cb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 1 5 14 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı A ADDDCACBBBDAAABDCCDA

Cevaplarınız bD   d       bdb    

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 2 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 0 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 0 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 0 0
Medya metinlerini analiz eder. 1 0 0 0

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.4 0 0 0
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 1 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader İnancı 4 4 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 4 2 0 50
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 1 0 50

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 0 0 0
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 0 2 0
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 2 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 1 50

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 11 1 2 9
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 0 0 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 0 1 0
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 3 0 2 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 0 0



8.SINIF MOZAİK TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI 1

205,764 90,92
%

ÇANAKKALE / BİGA
DUMLUPINAR ORTAOKULU

8A  -  122
CEYLİN GİDER 90 13 20 57 6 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(25647.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 63 849 956 25647 % 90,92

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 13 65 892 1003 28208

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 3 4 13 1,67 % 8

Cevap Anahtarı B DDCDACCABBABDCBCBBAD

Cevaplarınız   a d   B      CBc a

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 2 1 7 1,67 % 17

Cevap Anahtarı B DDAACDDBBC

Cevaplarınız b  A   B  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 5 1 4 4,67 % 47

Cevap Anahtarı B BCACDADABA

Cevaplarınız BCACb D   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 1 2 7 0,33 % 3

Cevap Anahtarı B DBCDABACCA

Cevaplarınız  dC  c    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 1 6 13 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı B CABDCCDC4BDCABBCBADA

Cevaplarınız      a  A    d ba cc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 1 6 13 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı B BDCCDAADDDCACBBBDAAA

Cevaplarınız ac   A      dda    d

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 0 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 1 0 25
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 0 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 0 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 0 0 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 0 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 0 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Medya metinlerini analiz eder. 1 0 0 0

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.4 0 0 0
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 0 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 0 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 1 1 33

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader İnancı 4 3 1 75
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 4 0 0 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 1 1 50
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 0 1 0
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 0 0 0

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 1 0 50
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 0 2 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 1 0

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 11 0 3 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 0 0 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 0 1 0
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 3 1 2 33
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 0 0



8.SINIF MOZAİK TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI 1

404,639 6,39
%

ÇANAKKALE / BİGA
DUMLUPINAR ORTAOKULU

8A  -  130
ECRİN TUĞAN 90 70 10 10 66 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1803.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 4 79 86 1803 % 6,39

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 13 65 892 1003 28208

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 18 2 0 17,33 % 87

Cevap Anahtarı A ABBABDCBCBBADDDCDACC

Cevaplarınız ABBABDCBCBBAcDDCDbCC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A AACDDBBCDD

Cevaplarınız AACDcBBCDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A ACDADABABC

Cevaplarınız ACDADABABC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A CDABACCADB

Cevaplarınız CDABACCADB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 8 6 6 6,00 % 30

Cevap Anahtarı A DC4BDCABBCBADACABDCC

Cevaplarınız ba BaCbB CB Dd  aD  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 15 1 4 14,67 % 73

Cevap Anahtarı A ADDDCACBBBDAAABDCCDA

Cevaplarınız AD cC CBBB  AABDCCDA

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 4 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 3 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.4 4 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 3 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader İnancı 4 4 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 4 4 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 3 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 4 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 2 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 1 1 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 0 50
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 0 50
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 1 1 50
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 1 1 50
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 0 0

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 11 7 1 64
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 1 0 50
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 3 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 3 3 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100



8.SINIF MOZAİK TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI 1

253,937 65,72
%

ÇANAKKALE / BİGA
DUMLUPINAR ORTAOKULU

8A  -  56
EFLAL TOPRAKYARAN 90 28 21 41 21 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(18537.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 42 669 762 18537 % 65,72

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 13 65 892 1003 28208

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 7 7 6 4,67 % 23

Cevap Anahtarı B DDCDACCABBABDCBCBBAD

Cevaplarınız Dab bbCbB AB  BCa c 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 6 2 2 5,33 % 53

Cevap Anahtarı B DDAACDDBBC

Cevaplarınız DbAAC DB d

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 6 2 2 5,33 % 53

Cevap Anahtarı B BCACDADABA

Cevaplarınız BCA  AcABc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 2 2 6 1,33 % 13

Cevap Anahtarı B DBCDABACCA

Cevaplarınız DB   c  d 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 1 3 16 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CABDCCDC4BDCABBCBADA

Cevaplarınız  ba d               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 6 5 9 4,33 % 22

Cevap Anahtarı B BDCCDAADDDCACBBBDAAA

Cevaplarınız   C aAcD D  Cd d A c

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 2 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 0 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.4 1 1 25
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 2 1 67

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader İnancı 4 2 0 50
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 4 3 1 75
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 1 1 50

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 1 0 50
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 1 1 25
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 0 0 0

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 1 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 1 0

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 11 4 2 36
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 1 0 50
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 0 3 0
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 3 1 0 33
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 0 0



8.SINIF MOZAİK TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI 1

279,621 51,55
%

ÇANAKKALE / BİGA
DUMLUPINAR ORTAOKULU

8A  -  248
ESMA ÇALIŞKAN 90 33 22 35 25 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(14542.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 31 550 623 14542 % 51,55

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 13 65 892 1003 28208

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 12 5 3 10,33 % 52

Cevap Anahtarı A ABBABDCBCBBADDDCDACC

Cevaplarınız bB bBDaBCB dDDDCc CC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 3 4 3 1,67 % 17

Cevap Anahtarı A AACDDBBCDD

Cevaplarınız  A bcBa Db

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 6 3 1 5,00 % 50

Cevap Anahtarı A ACDADABABC

Cevaplarınız ACbA AdABa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 4 2 4 3,33 % 33

Cevap Anahtarı A CDABACCADB

Cevaplarınız Cb Bb C  B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 6 3 11 5,00 % 25

Cevap Anahtarı A DC4BDCABBCBADACABDCC

Cevaplarınız  b  DC B dB b   B   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 2 5 13 0,33 % 2

Cevap Anahtarı A ADDDCACBBBDAAABDCCDA

Cevaplarınız   c    c      a aCDc

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 4 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 0 3 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 0 50
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 0 0
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.4 0 3 0
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 0 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 2 0 67

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader İnancı 4 3 1 75
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 4 3 1 75
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 1 1 33
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 1 0 25
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 1 0 50
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 0 50
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 1 0 50
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 0 0

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 11 0 1 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 0 2 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 1 0 33
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 3 0 2 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100



8.SINIF MOZAİK TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI 1

366,015 15,34
%

ÇANAKKALE / BİGA
DUMLUPINAR ORTAOKULU

8A  -  153
İBRAHİM EFE KOKU 90 60 14 16 55 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4328.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 8 182 203 4328 % 15,34

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 13 65 892 1003 28208

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 13 5 2 11,33 % 57

Cevap Anahtarı B DDCDACCABBABDCBCBBAD

Cevaplarınız DbCD bCbBBcBDdBCBBA 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B DDAACDDBBC

Cevaplarınız DDAAaDDBBd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 0 1 9,00 % 90

Cevap Anahtarı B BCACDADABA

Cevaplarınız BCAC ADABA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B DBCDABACCA

Cevaplarınız DBCDABbCCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 10 1 9 9,67 % 48

Cevap Anahtarı B CABDCCDC4BDCABBCBADA

Cevaplarınız   d CC C B C B  B DA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 11 5 4 9,33 % 47

Cevap Anahtarı B BDCCDAADDDCACBBBDAAA

Cevaplarınız B  bDcdDbDCACBB D Ac

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 3 1 75
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 2 1 67
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 0 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 0 0
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.4 4 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 1 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 2 1 67

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader İnancı 4 3 0 75
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 4 4 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 3 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 4 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 0 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 1 0 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 0 50
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 2 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 2 0 100

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 11 9 1 82
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 0 1 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 1 1 33
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 3 1 1 33
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0



8.SINIF MOZAİK TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI 1

205,292 91,17
%

ÇANAKKALE / BİGA
DUMLUPINAR ORTAOKULU

8A  -  163
LEYLA YAREN KARACA 90 13 24 53 5 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(25718.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 64 851 958 25718 % 91,17

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 13 65 892 1003 28208

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 4 4 12 2,67 % 13

Cevap Anahtarı B DDCDACCABBABDCBCBBAD

Cevaplarınız   C  CC B dd    a  b

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 2 5 3 0,33 % 3

Cevap Anahtarı B DDAACDDBBC

Cevaplarınız ba ba DB d

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 4 1 5 3,67 % 37

Cevap Anahtarı B BCACDADABA

Cevaplarınız B c   D BA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 1 1 8 0,67 % 7

Cevap Anahtarı B DBCDABACCA

Cevaplarınız  B   a    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 2 5 13 0,33 % 2

Cevap Anahtarı B CABDCCDC4BDCABBCBADA

Cevaplarınız ab c     a        bA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 0 8 12 -2,67 % 0

Cevap Anahtarı B BDCCDAADDDCACBBBDAAA

Cevaplarınız   d b   b a  d db  c

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 0 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 2 0 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 0 0 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 0 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 0 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 0 0
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.4 0 1 0
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 1 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 1 2 33

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader İnancı 4 1 1 25
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 4 2 0 50
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 1 0 50

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 1 0 50
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 0 1 0
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 0 0 0

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 1 1 50
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 2 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 0 0

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 11 0 3 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 0 2 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 0 3 0
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 3 0 0 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 0 0



8.SINIF MOZAİK TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI 1

202,273 92,41
%

ÇANAKKALE / BİGA
DUMLUPINAR ORTAOKULU

8A  -  117
MUSTAFA EMİR ALGIN 90 15 37 38 2 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(26068.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 65 860 967 26068 % 92,41

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 13 65 892 1003 28208

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 1 11 8 -2,67 % 0

Cevap Anahtarı B DDCDACCABBABDCBCBBAD

Cevaplarınız cadcbaaAcad b       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 3 5 2 1,33 % 13

Cevap Anahtarı B DDAACDDBBC

Cevaplarınız bDAc D aca

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 2 5 3 0,33 % 3

Cevap Anahtarı B BCACDADABA

Cevaplarınız BaddbAc   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 2 7 1 -0,33 % 0

Cevap Anahtarı B DBCDABACCA

Cevaplarınız Ddbb ccdCc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 3 3 14 2,00 % 10

Cevap Anahtarı B CABDCCDC4BDCABBCBADA

Cevaplarınız    Db   C a  a  B   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 4 6 10 2,00 % 10

Cevap Anahtarı B BDCCDAADDDCACBBBDAAA

Cevaplarınız c  bD d a  ACa  c  A

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 0 4 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 0 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 0 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 0 0 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 0 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Medya metinlerini analiz eder. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.4 3 1 75
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 0 1 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 0 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 0 3 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader İnancı 4 1 3 25
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 4 1 0 25
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 0 2 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 0 2 0
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 1 2 33
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 1 2 25
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 0 50
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 1 0 50
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 1 0

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 11 2 3 18
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 0 1 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 2 0 67
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 3 0 1 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0



8.SINIF MOZAİK TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI 1

349,835 20,48
%

ÇANAKKALE / BİGA
DUMLUPINAR ORTAOKULU

8A  -  155
YİĞİT BORA BORAZAN 90 61 24 5 53 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5778.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 9 239 271 5778 % 20,48

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 13 65 892 1003 28208

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 11 9 0 8,00 % 40

Cevap Anahtarı A ABBABDCBCBBADDDCDACC

Cevaplarınız cBacBDdBCBBdbDDdadCC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A AACDDBBCDD

Cevaplarınız AACDDBBCDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A ACDADABABC

Cevaplarınız ACDADABABC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A CDABACCADB

Cevaplarınız CbABbCCADB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 8 7 5 5,67 % 28

Cevap Anahtarı A DC4BDCABBCBADACABDCC

Cevaplarınız  C aDaABdC  DA cd bd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 14 6 0 12,00 % 60

Cevap Anahtarı A ADDDCACBBBDAAABDCCDA

Cevaplarınız dDDcCbCBBBDbcABDbCDA

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 4 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 0 3 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.4 4 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 3 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader İnancı 4 4 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 4 4 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 2 1 67
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 4 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 0 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 1 0 50
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 1 1 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 1 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 0 50
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 2 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 1 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 2 0

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 11 6 5 55
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 1 1 50
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 3 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 3 3 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100



8.SINIF MOZAİK TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI 1

255,473 64,88
%

ÇANAKKALE / BİGA
DUMLUPINAR ORTAOKULU

8A  -  227
YUSUFCAN DEMİR 90 24 17 49 18 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(18300.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 41 661 754 18300 % 64,88

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 13 65 892 1003 28208

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 11 4 5 9,67 % 48

Cevap Anahtarı A ABBABDCBCBBADDDCDACC

Cevaplarınız ABBbBcCBdBBAb  C   C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A AACDDBBCDD

Cevaplarınız AAaDDBaCDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 0 1 9 -0,33 % 0

Cevap Anahtarı A ACDADABABC

Cevaplarınız  d        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 0 0 10 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CDABACCADB

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 4 6 10 2,00 % 10

Cevap Anahtarı A DC4BDCABBCBADACABDCC

Cevaplarınız    Bc    babbbCA    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 1 4 15 -0,33 % 0

Cevap Anahtarı A ADDDCACBBBDAAABDCCDA

Cevaplarınız  c a d B a          

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 1 1 25
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 2 0 67
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 0 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 0 0
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.4 3 1 75
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 1 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 3 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader İnancı 4 0 1 0
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 4 0 0 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 0 0 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 0 0 0
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 0 0 0
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 0 0 0

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 1 0 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 0 2 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 0 2 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 2 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 0 0

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 11 1 3 9
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 0 0 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 0 1 0
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 3 0 0 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 0 0



8.SINIF MOZAİK TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI 1

270,259 56,77
%

ÇANAKKALE / BİGA
DUMLUPINAR ORTAOKULU

8A  -  231
ZEHRA TUSEM ÖZKAN 90 28 16 46 22 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(16013.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 39 609 692 16013 % 56,77

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 13 65 892 1003 28208

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 13 6 1 11,00 % 55

Cevap Anahtarı B DDCDACCABBABDCBCBBAD

Cevaplarınız DDC ACCcBBABcbBCaddD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 5 3 2 4,00 % 40

Cevap Anahtarı B DDAACDDBBC

Cevaplarınız bD AC DBcd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 2 1 7 1,67 % 17

Cevap Anahtarı B BCACDADABA

Cevaplarınız BCb       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 4 4 2 2,67 % 27

Cevap Anahtarı B DBCDABACCA

Cevaplarınız DBC caA bb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 1 1 18 0,67 % 3

Cevap Anahtarı B CABDCCDC4BDCABBCBADA

Cevaplarınız  c                  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 3 1 16 2,67 % 13

Cevap Anahtarı B BDCCDAADDDCACBBBDAAA

Cevaplarınız    CDc             A

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 3 1 75
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 0 2 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 0 2 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.4 1 1 25
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 1 2 33

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader İnancı 4 1 1 25
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 4 0 0 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 1 0 50

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 0 2 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 1 2 25
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 1 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 0 0

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 11 0 0 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 0 0 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 2 0 67
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 3 0 1 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100



8.SINIF MOZAİK TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI 1

223,566 82,66
%

ÇANAKKALE / BİGA
DUMLUPINAR ORTAOKULU

8B  -  927
BEKİR ÖKSÜZ 90 27 63 0 6 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(23318.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 18 59 801 903 23318 % 82,66

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 19 65 892 1003 28208

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 11 9 0 8,00 % 40

Cevap Anahtarı A ABBABDCBCBBADDDCDACC

Cevaplarınız AdBAdDCaCdBADbcdcAdC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı A AACDDBBCDD

Cevaplarınız AcbDbBadbc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı A ACDADABABC

Cevaplarınız dacbcAdABd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 1 9 0 -2,00 % 0

Cevap Anahtarı A CDABACCADB

Cevaplarınız acdBcadbca

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 6 14 0 1,33 % 7

Cevap Anahtarı B CABDCCDC4BDCABBCBADA

Cevaplarınız addbaCDaCBDbAcdbacab

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 3 17 0 -2,67 % 0

Cevap Anahtarı B BDCCDAADDDCACBBBDAAA

Cevaplarınız acdbccAbDcbdacdabdbA

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 1 3 25
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 2 1 67
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.4 2 2 50
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 0 2 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 1 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 1 2 33

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader İnancı 4 1 3 25
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 4 2 2 50
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 0 2 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 0 2 0
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 0 3 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 1 3 25
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 2 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 2 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 0 2 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 0 2 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 2 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 0 2 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 1 50

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 11 1 10 9
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 1 1 50
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 1 2 33
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 3 0 3 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0



8.SINIF MOZAİK TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI 1

343,383 22,90
%

ÇANAKKALE / BİGA
DUMLUPINAR ORTAOKULU

8B  -  113
BEREN AŞCI 90 57 17 16 51 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6459.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 12 263 299 6459 % 22,90

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 19 65 892 1003 28208

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 15 5 0 13,33 % 67

Cevap Anahtarı B DDCDACCABBABDCBCBBAD

Cevaplarınız DDCDdCCABBABcaBCBddD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B DDAACDDBBC

Cevaplarınız DDAACDDBBd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B BCACDADABA

Cevaplarınız BCACDADABA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B DBCDABACCA

Cevaplarınız DBCDcBACCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 2 2 16 1,33 % 7

Cevap Anahtarı B CABDCCDC4BDCABBCBADA

Cevaplarınız          a C   d    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 12 8 0 9,33 % 47

Cevap Anahtarı B BDCCDAADDDCACBBBDAAA

Cevaplarınız BcCdDAAcDbCAacaBDdAA

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 3 1 75
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 1 2 33
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.4 4 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 2 1 67

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader İnancı 4 4 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 4 4 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 3 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 3 1 75
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 0 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 0 0

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 11 5 6 45
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 2 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 3 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 3 2 1 67
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0



8.SINIF MOZAİK TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI 1

348,092 21,13
%

ÇANAKKALE / BİGA
DUMLUPINAR ORTAOKULU

8B  -  805
CEREN ECRİN GÜNGÖR 90 57 16 17 51 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5960.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 10 245 279 5960 % 21,13

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 19 65 892 1003 28208

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 16 4 0 14,67 % 73

Cevap Anahtarı A ABBABDCBCBBADDDCDACC

Cevaplarınız ABBABcaBCBdAcDDCDACC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A AACDDBBCDD

Cevaplarınız AACaDBaCbD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A ACDADABABC

Cevaplarınız ACDADABABC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A CDABACCADB

Cevaplarınız CDABACCADB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 2 3 15 1,00 % 5

Cevap Anahtarı A DC4BDCABBCBADACABDCC

Cevaplarınız  b a C   d          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 12 6 2 10,00 % 50

Cevap Anahtarı A ADDDCACBBBDAAABDCCDA

Cevaplarınız AD  CbdaBdcAAABDCCDc

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 3 1 75
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 2 1 67
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.4 2 2 50
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 2 1 67

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader İnancı 4 4 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 4 4 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 3 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 4 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 0 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 0 0

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 11 6 4 55
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 1 0 50
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 2 1 67
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 3 2 1 67
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100



8.SINIF MOZAİK TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI 1

279,933 51,35
%

ÇANAKKALE / BİGA
DUMLUPINAR ORTAOKULU

8B  -  139
HAMZA BAHADIR ŞAKAR 90 37 27 26 28 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(14485.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 30 549 622 14485 % 51,35

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 19 65 892 1003 28208

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 13 6 1 11,00 % 55

Cevap Anahtarı B DDCDACCABBABDCBCBBAD

Cevaplarınız DDC cCCAccbBcdBCBBAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 4 3 3 3,00 % 30

Cevap Anahtarı B DDAACDDBBC

Cevaplarınız D  Ab cdBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 7 2 1 6,33 % 63

Cevap Anahtarı B BCACDADABA

Cevaplarınız BCAd ADABd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 5 2 3 4,33 % 43

Cevap Anahtarı B DBCDABACCA

Cevaplarınız aBd ABA C 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 3 8 9 0,33 % 2

Cevap Anahtarı B CABDCCDC4BDCABBCBADA

Cevaplarınız b cbaC a dc       Dc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 5 6 9 3,00 % 15

Cevap Anahtarı B BDCCDAADDDCACBBBDAAA

Cevaplarınız BadaDbAcDb   B      

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 2 2 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 1 1 33
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.4 1 0 25
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 1 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 2 1 67

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader İnancı 4 2 1 50
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 4 3 1 75
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 1 1 50
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 1 0 33
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 2 1 50
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 1 1 50
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 1 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 0 2 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 1 50

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 11 2 2 18
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 1 1 50
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 1 0 33
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 3 1 2 33
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0



8.SINIF MOZAİK TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI 1

227,343 80,64
%

ÇANAKKALE / BİGA
DUMLUPINAR ORTAOKULU

8B  -  151
HÜSEYİN CAN KURU 90 25 54 11 7 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(22746.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 16 56 781 883 22746 % 80,64

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 19 65 892 1003 28208

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 8 12 0 4,00 % 20

Cevap Anahtarı B DDCDACCABBABDCBCBBAD

Cevaplarınız abCDbaCbBdcBaCBddcAb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 2 7 1 -0,33 % 0

Cevap Anahtarı B DDAACDDBBC

Cevaplarınız cbcb cbcBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 2 8 0 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı B BCACDADABA

Cevaplarınız BbbbbbbbBc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 0 0 10 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DBCDABACCA

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 8 12 0 4,00 % 20

Cevap Anahtarı B CABDCCDC4BDCABBCBADA

Cevaplarınız bcBcbCbCBcbCbcBCBcbc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 5 15 0 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BDCCDAADDDCACBBBDAAA

Cevaplarınız cbCbcbcbcbCbCBcBcbcb

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 1 3 25
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 3 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 0 2 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.4 1 3 25
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 0 2 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 0 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 1 2 33

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader İnancı 4 1 3 25
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 4 1 3 25
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 0 2 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 0 0 0
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 0 0 0
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 0 0 0

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 0 2 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 1 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 1 50
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 0 2 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 2 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 1 1 50
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 1 50

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 11 3 8 27
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 1 1 50
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 1 2 33
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 3 0 3 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0



8.SINIF MOZAİK TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI 1

246,198 70,38
%

ÇANAKKALE / BİGA
DUMLUPINAR ORTAOKULU

8B  -  850
İBRAHİM BARAN 90 33 35 22 21 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(19853.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 46 707 809 19853 % 70,38

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 19 65 892 1003 28208

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 10 9 1 7,00 % 35

Cevap Anahtarı B DDCDACCABBABDCBCBBAD

Cevaplarınız aDCD CCdBBbBDadaBcda

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı B DDAACDDBBC

Cevaplarınız DDAACDbBad

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B BCACDADABA

Cevaplarınız BCACaAaABA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 3 1 6 2,67 % 27

Cevap Anahtarı B DBCDABACCA

Cevaplarınız  Bb  B  C 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 1 4 15 -0,33 % 0

Cevap Anahtarı B CABDCCDC4BDCABBCBADA

Cevaplarınız     a  a c d        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 4 16 0 -1,33 % 0

Cevap Anahtarı B BDCCDAADDDCACBBBDAAA

Cevaplarınız aaCbaAccbcbcbcBcaAcc

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 3 1 75
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 1 2 33
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 0 0
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.4 3 1 75
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 2 1 67

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader İnancı 4 3 1 75
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 4 4 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 1 1 50

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 1 1 50
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 1 0 33
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 1 0 25
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 0 0 0

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 1 0

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 11 2 9 18
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 1 1 50
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 0 3 0
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 3 1 2 33
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0



8.SINIF MOZAİK TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI 1

227,707 80,48
%

ÇANAKKALE / BİGA
DUMLUPINAR ORTAOKULU

8B  -  152
IRMAK ÖZGÜR 90 27 37 26 14 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(22703.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 55 780 882 22703 % 80,48

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 19 65 892 1003 28208

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 7 11 2 3,33 % 17

Cevap Anahtarı A ABBABDCBCBBADDDCDACC

Cevaplarınız cBdAdabdCBabc aCbA C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 7 1 2 6,67 % 67

Cevap Anahtarı A AACDDBBCDD

Cevaplarınız AAC DBaCD 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A ACDADABABC

Cevaplarınız ACDADbdABC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 0 5 5 -1,67 % 0

Cevap Anahtarı A CDABACCADB

Cevaplarınız b  db   ad

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 3 7 10 0,67 % 3

Cevap Anahtarı A DC4BDCABBCBADACABDCC

Cevaplarınız a CaDacB    ad  d   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 2 11 7 -1,67 % 0

Cevap Anahtarı A ADDDCACBBBDAAABDCCDA

Cevaplarınız bDa ddad db cAa d   

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 1 1 25
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 0 3 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.4 1 1 25
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 3 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader İnancı 4 4 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 4 2 2 50
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 0 2 0
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 0 2 0
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 0 2 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 1 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 0 2 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 0 0

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 11 1 7 9
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 0 2 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 1 1 33
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 3 0 1 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 0 0



8.SINIF MOZAİK TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI 1

242,374 72,65
%

ÇANAKKALE / BİGA
DUMLUPINAR ORTAOKULU

8B  -  267
İSA TUTAL 90 31 59 0 11 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(20494.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 47 722 824 20494 % 72,65

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 19 65 892 1003 28208

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 8 12 0 4,00 % 20

Cevap Anahtarı A ABBABDCBCBBADDDCDACC

Cevaplarınız bBdcBDaBddcdbabCDbCC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 2 8 0 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı A AACDDBBCDD

Cevaplarınız dbCaDdcaab

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı A ACDADABABC

Cevaplarınız AacbDABcdC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 1 9 0 -2,00 % 0

Cevap Anahtarı A CDABACCADB

Cevaplarınız dcdBcadccd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 8 12 0 4,00 % 20

Cevap Anahtarı A DC4BDCABBCBADACABDCC

Cevaplarınız bCDccCAdBdBcbdaABcbb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 7 13 0 2,67 % 13

Cevap Anahtarı A ADDDCACBBBDAAABDCCDA

Cevaplarınız AbcDbcddaBDbccdaCbDA

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 3 1 75
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 1 2 33
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 0 2 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.4 0 4 0
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 0 3 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader İnancı 4 1 3 25
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 4 2 2 50
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 0 2 0
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 0 3 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 1 3 25
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 1 1 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 1 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 0 2 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 0 2 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 1 1 50
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 1 1 50
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 2 0

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 11 3 8 27
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 1 1 50
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 2 1 67
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 3 1 2 33
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0



8.SINIF MOZAİK TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI 1

222,686 83,08
%

ÇANAKKALE / BİGA
DUMLUPINAR ORTAOKULU

8B  -  725
MUHAMMET ALİ ESEN 90 30 60 0 10 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(23436.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 19 60 806 908 23436 % 83,08

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 19 65 892 1003 28208

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 7 13 0 2,67 % 13

Cevap Anahtarı A ABBABDCBCBBADDDCDACC

Cevaplarınız AacdBDCadaBcabDbcdCa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 4 6 0 2,00 % 20

Cevap Anahtarı A AACDDBBCDD

Cevaplarınız bcbDadBCcD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı A ACDADABABC

Cevaplarınız AaDbadBAaC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı A CDABACCADB

Cevaplarınız acbdACddcB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 6 14 0 1,33 % 7

Cevap Anahtarı A DC4BDCABBCBADACABDCC

Cevaplarınız cdCBDacddacADdbdBada

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 5 15 0 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A ADDDCACBBBDAAABDCCDA

Cevaplarınız AbDabddBadDcbcBbdacd

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 2 2 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 1 2 33
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Medya metinlerini analiz eder. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.4 3 1 75
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 0 2 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 1 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 1 2 33

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader İnancı 4 2 2 50
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 4 2 2 50
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 1 1 50

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 1 1 50
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 0 3 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 1 3 25
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 2 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 1 1 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 2 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 2 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 1 50
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 1 1 50
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 2 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 1 1 50
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 2 0

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 11 3 8 27
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 1 1 50
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 0 3 0
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 3 1 2 33
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0



8.SINIF MOZAİK TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI 1

331,907 27,29
%

ÇANAKKALE / BİGA
DUMLUPINAR ORTAOKULU

8B  -  134
NİSA SAYGILI 90 54 23 13 46 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(7699.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 16 313 353 7699 % 27,29

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 19 65 892 1003 28208

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 13 7 0 10,67 % 53

Cevap Anahtarı A ABBABDCBCBBADDDCDACC

Cevaplarınız bBBABcbBCBcbDDDCadCC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A AACDDBBCDD

Cevaplarınız AACDDBBdbD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A ACDADABABC

Cevaplarınız ACcADABABC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A CDABACCADB

Cevaplarınız CDcdACCADB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 3 5 12 1,33 % 7

Cevap Anahtarı A DC4BDCABBCBADACABDCC

Cevaplarınız c  a C B d b      b 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 13 6 1 11,00 % 55

Cevap Anahtarı A ADDDCACBBBDAAABDCCDA

Cevaplarınız ADDaC CBccDAAcBcCbDA

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 3 1 75
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 0 3 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.4 4 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 1 2 33

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader İnancı 4 3 1 75
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 4 4 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 3 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 2 2 50
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 0 2 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 1 0

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 11 8 2 73
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 2 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 1 2 33
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 3 2 1 67
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0



8.SINIF MOZAİK TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI 1

342,870 23,09
%

ÇANAKKALE / BİGA
DUMLUPINAR ORTAOKULU

8B  -  181
ÖMER KAÇAR 90 57 20 13 50 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6514.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 14 268 304 6514 % 23,09

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 19 65 892 1003 28208

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 13 7 0 10,67 % 53

Cevap Anahtarı A ABBABDCBCBBADDDCDACC

Cevaplarınız cBBcBDbBCaBAcDDCccCC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A AACDDBBCDD

Cevaplarınız AACDDBBCDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A ACDADABABC

Cevaplarınız ACDADABABC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A CDABACCADB

Cevaplarınız CcABAaCbDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 6 2 12 5,33 % 27

Cevap Anahtarı A DC4BDCABBCBADACABDCC

Cevaplarınız DC B C B   b    a   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 11 8 1 8,33 % 42

Cevap Anahtarı A ADDDCACBBBDAAABDCCDA

Cevaplarınız AcDbabCBBBDAAcccd DA

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 4 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 1 2 33
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.4 4 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 3 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader İnancı 4 4 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 4 4 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 1 2 33
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 3 1 75
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 2 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 1 0 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 0 0

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 11 7 4 64
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 1 1 50
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 2 1 67
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 3 1 2 33
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 0 0



8.SINIF MOZAİK TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI 1

274,980 54,16
%

ÇANAKKALE / BİGA
DUMLUPINAR ORTAOKULU

8B  -  673
RANA MİNA ÜSTÜN 90 38 40 12 24 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(15278.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 35 583 661 15278 % 54,16

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 19 65 892 1003 28208

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 12 7 1 9,67 % 48

Cevap Anahtarı A ABBABDCBCBBADDDCDACC

Cevaplarınız ABacBDCdCaBAbDbC bCC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı A AACDDBBCDD

Cevaplarınız dACbDdcdbc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A ACDADABABC

Cevaplarınız ACaADABAaC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 4 5 1 2,33 % 23

Cevap Anahtarı A CDABACCADB

Cevaplarınız CaddbCd DB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 5 6 9 3,00 % 15

Cevap Anahtarı A DC4BDCABBCBADACABDCC

Cevaplarınız cC a C  a c b    DaC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 6 13 1 1,67 % 8

Cevap Anahtarı A ADDDCACBBBDAAABDCCDA

Cevaplarınız AaccbdCBBdbccc DdbDc

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 4 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 2 0 67
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.4 0 4 0
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 0 3 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader İnancı 4 2 2 50
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 4 4 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 0 2 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 2 2 50
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 0 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 2 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 1 0 50
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 1 50

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 11 4 7 36
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 0 2 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 1 2 33
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 3 1 1 33
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0



8.SINIF MOZAİK TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI 1

298,504 41,99
%

ÇANAKKALE / BİGA
DUMLUPINAR ORTAOKULU

8B  -  185
RAVZANUR GÜNDOĞDU 90 38 16 36 32 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(11845.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 26 464 528 11845 % 41,99

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 19 65 892 1003 28208

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 15 5 0 13,33 % 67

Cevap Anahtarı B DDCDACCABBABDCBCBBAD

Cevaplarınız DDCDdCCABcABcCBCBdAb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 6 0 4 6,00 % 60

Cevap Anahtarı B DDAACDDBBC

Cevaplarınız   AACD BB 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B BCACDADABA

Cevaplarınız BCACcADABA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 0 0 10 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DBCDABACCA

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 1 1 18 0,67 % 3

Cevap Anahtarı B CABDCCDC4BDCABBCBADA

Cevaplarınız            a        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 7 9 4 4,00 % 20

Cevap Anahtarı B BDCCDAADDDCACBBBDAAA

Cevaplarınız  cCCcAA cbC bad DdAc

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 3 1 75
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 3 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.4 3 0 75
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 0 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 1 0 33

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader İnancı 4 3 1 75
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 4 4 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 0 0 0
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 0 0 0
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 0 0 0

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 0 0

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 11 4 5 36
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 1 1 50
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 0 2 0
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 3 1 1 33
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100



8.SINIF MOZAİK TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI 1

273,962 54,70
%

ÇANAKKALE / BİGA
DUMLUPINAR ORTAOKULU

8B  -  190
SILA GİRGİN 90 31 24 35 23 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(15431.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 37 589 669 15431 % 54,70

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 19 65 892 1003 28208

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 13 7 0 10,67 % 53

Cevap Anahtarı A ABBABDCBCBBADDDCDACC

Cevaplarınız ABBABcbBaBdAcDaCcACC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 3 1 6 2,67 % 27

Cevap Anahtarı A AACDDBBCDD

Cevaplarınız  A   c CD 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 6 1 3 5,67 % 57

Cevap Anahtarı A ACDADABABC

Cevaplarınız AC AD d BC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 1 4 5 -0,33 % 0

Cevap Anahtarı A CDABACCADB

Cevaplarınız b ca    Dc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 3 3 14 2,00 % 10

Cevap Anahtarı A DC4BDCABBCBADACABDCC

Cevaplarınız Da          b   B a 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 5 8 7 2,33 % 12

Cevap Anahtarı A ADDDCACBBBDAAABDCCDA

Cevaplarınız Aa  CdbcadDA c    cA

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 3 1 75
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 1 2 33
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.4 0 0 0
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 0 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 0 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 2 1 67

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader İnancı 4 3 0 75
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 4 1 1 25
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 0 2 0
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 1 2 25
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 0 0 0

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 1 0 50
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 1 0

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 11 4 5 36
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 0 0 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 0 3 0
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 3 1 0 33
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 0 0



8.SINIF MOZAİK TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI 1

225,815 81,48
%

ÇANAKKALE / BİGA
DUMLUPINAR ORTAOKULU

8B  -  191
SÜMEYYE BİNZET 90 24 51 15 7 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(22983.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 17 57 789 891 22983 % 81,48

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 19 65 892 1003 28208

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 9 11 0 5,33 % 27

Cevap Anahtarı B DDCDACCABBABDCBCBBAD

Cevaplarınız aaCbcCCbBBcBcaBCaBdc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 1 8 1 -1,67 % 0

Cevap Anahtarı B DDAACDDBBC

Cevaplarınız bc baaDdcd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 4 6 0 2,00 % 20

Cevap Anahtarı B BCACDADABA

Cevaplarınız cCAdcAcbBd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 2 7 1 -0,33 % 0

Cevap Anahtarı B DBCDABACCA

Cevaplarınız DabaA bbbd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 6 7 7 3,67 % 18

Cevap Anahtarı B CABDCCDC4BDCABBCBADA

Cevaplarınız CAdba c CBD c  b A c

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 2 12 6 -2,00 % 0

Cevap Anahtarı B BDCCDAADDDCACBBBDAAA

Cevaplarınız acaC cdaDbd  d c cb 

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 2 2 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 0 3 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.4 0 3 0
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 1 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 0 3 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader İnancı 4 1 3 25
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 4 2 2 50
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 1 1 50

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 0 2 0
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 0 3 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 2 1 50
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 1 1 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 1 50
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 2 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 0 2 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 1 0

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 11 0 7 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 1 1 50
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 0 1 0
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 3 0 3 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100



8.SINIF MOZAİK TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI 1

277,952 52,49
%

ÇANAKKALE / BİGA
DUMLUPINAR ORTAOKULU

8B  -  193
TALHA DOĞAN 90 44 38 8 31 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(14806.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 32 560 634 14806 % 52,49

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 19 65 892 1003 28208

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 8 10 2 4,67 % 23

Cevap Anahtarı A ABBABDCBCBBADDDCDACC

Cevaplarınız AcabaD BCaddbDDa dCC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A AACDDBBCDD

Cevaplarınız AAdDDBaCbD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A ACDADABABC

Cevaplarınız AdDADABABC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 6 3 1 5,00 % 50

Cevap Anahtarı A CDABACCADB

Cevaplarınız C dBAaCAbB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 4 11 5 0,33 % 2

Cevap Anahtarı A DC4BDCABBCBADACABDCC

Cevaplarınız cC abd d bc Dc ccbC 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 10 10 0 6,67 % 33

Cevap Anahtarı A ADDDCACBBBDAAABDCCDA

Cevaplarınız bcDDCdCBdcDbccccCCDA

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 3 1 75
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 0 2 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.4 3 1 75
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 1 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 2 1 67

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader İnancı 4 3 1 75
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 4 4 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 2 0 67
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 1 3 25
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 2 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 1 1 50
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 1 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 0 2 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 0 50

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 11 5 6 45
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 2 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 1 2 33
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 3 1 2 33
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100



8.SINIF MOZAİK TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI 1

290,419 45,89
%

ÇANAKKALE / BİGA
DUMLUPINAR ORTAOKULU

8B  -  880
YAĞMUR TEMEL 90 39 23 28 31 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(12946.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 27 507 575 12946 % 45,89

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 19 65 892 1003 28208

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 13 5 2 11,33 % 57

Cevap Anahtarı B DDCDACCABBABDCBCBBAD

Cevaplarınız DbCDACCABBc abBCB Ac

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 0 2 8,00 % 80

Cevap Anahtarı B DDAACDDBBC

Cevaplarınız DDAAC DB C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B BCACDADABA

Cevaplarınız BCACDADAdA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 0 3 7 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı B DBCDABACCA

Cevaplarınız  d   d   b

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 3 3 14 2,00 % 10

Cevap Anahtarı B CABDCCDC4BDCABBCBADA

Cevaplarınız   B     Ac b B    b 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 6 11 3 2,33 % 12

Cevap Anahtarı B BDCCDAADDDCACBBBDAAA

Cevaplarınız BcCdaAbc  bcadBdDbA 

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 3 1 75
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 0 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 2 1 67
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 0 50
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.4 2 0 50
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 3 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader İnancı 4 4 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 4 3 1 75
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 0 1 0
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 0 1 0
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 0 0 0

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 1 0 50
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 1 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 1 0 50
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 0 0

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 11 3 7 27
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 1 0 50
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 0 2 0
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 3 2 1 67
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0



8.SINIF MOZAİK TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI 1

231,879 78,31
%

ÇANAKKALE / BİGA
DUMLUPINAR ORTAOKULU

8B  -  215
YİĞİT GÜNDÜZ 90 27 33 30 16 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(22090.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 51 759 861 22090 % 78,31

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 19 65 892 1003 28208

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 0 3 17 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı A ABBABDCBCBBADDDCDACC

Cevaplarınız  a      dc          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 4 5 1 2,33 % 23

Cevap Anahtarı A AACDDBBCDD

Cevaplarınız  ACaaBBdab

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A ACDADABABC

Cevaplarınız ACcADABbBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 4 4 2 2,67 % 27

Cevap Anahtarı A CDABACCADB

Cevaplarınız   dBbCCbcB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 6 9 5 3,00 % 15

Cevap Anahtarı A DC4BDCABBCBADACABDCC

Cevaplarınız DC  bbA cCdbb b db C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 5 10 5 1,67 % 8

Cevap Anahtarı A ADDDCACBBBDAAABDCCDA

Cevaplarınız bcbbdA B BDAcd  b cb

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 0 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 0 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 0 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 0 0 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 0 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 0 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 0 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 0 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 0 0
Medya metinlerini analiz eder. 1 0 0 0

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.4 1 2 25
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 1 2 33

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader İnancı 4 3 1 75
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 4 3 1 75
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 1 0 50
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 1 1 33
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 2 2 50
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 2 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 1 0 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 2 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 1 50
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 1 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 0 2 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 0 50

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 11 4 5 36
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 0 2 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 1 2 33
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 3 0 1 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 0 0



8.SINIF MOZAİK TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI 1

274,886 54,21
%

ÇANAKKALE / BİGA
DUMLUPINAR ORTAOKULU

8B  -  141
ZEYNEP UZ 90 36 22 32 28 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(15291.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 36 584 663 15291 % 54,21

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 19 65 892 1003 28208

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 7 6 7 5,00 % 25

Cevap Anahtarı B DDCDACCABBABDCBCBBAD

Cevaplarınız D a  CCAB cab BCd  b

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 7 2 1 6,33 % 63

Cevap Anahtarı B DDAACDDBBC

Cevaplarınız D AACDDBdd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B BCACDADABA

Cevaplarınız aCACDADABA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 2 1 7 1,67 % 17

Cevap Anahtarı B DBCDABACCA

Cevaplarınız DB b      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 2 6 12 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CABDCCDC4BDCABBCBADA

Cevaplarınız   d      Bca cc   b 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 9 6 5 7,00 % 35

Cevap Anahtarı B BDCCDAADDDCACBBBDAAA

Cevaplarınız   CCD AaabC CBc bAbA

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 3 1 75
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 0 0 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 0 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 0 0
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.4 2 1 50
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 2 1 67

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader İnancı 4 3 1 75
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 4 4 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 1 0 50
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 1 0 25
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 0 0 0

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 1 0 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 2 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 0 0

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 11 5 5 45
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 1 1 50
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 2 0 67
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 3 0 0 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100



8.SINIF MOZAİK TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI 1

398,068 7,67
%

ÇANAKKALE / BİGA
DUMLUPINAR ORTAOKULU

8C  -  100
ALİ MERT DEMİRTAŞ 90 67 15 8 62 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2164.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 5 95 106 2164 % 7,67

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 16 65 892 1003 28208

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 14 6 0 12,00 % 60

Cevap Anahtarı B DDCDACCABBABDCBCBBAD

Cevaplarınız DbCDdCCbBBABcCBCBcdD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B DDAACDDBBC

Cevaplarınız DDAACDDBBd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B BCACDADABA

Cevaplarınız BCACaADABA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı B DBCDABACCA

Cevaplarınız DcCcABAaCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 10 2 8 9,33 % 47

Cevap Anahtarı B CABDCCDC4BDCABBCBADA

Cevaplarınız   d bCDCBB CAB CB   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 18 2 0 17,33 % 87

Cevap Anahtarı B BDCCDAADDDCACBBBDAAA

Cevaplarınız BDCCDAADccCACBBBDAAA

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 3 1 75
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 2 1 67
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.4 4 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 2 1 67

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader İnancı 4 3 1 75
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 4 4 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 1 1 50
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 2 1 67
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 3 1 75
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 2 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 1 0 50
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 0 50
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 0 50
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 1 50

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 11 10 1 91
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 1 1 50
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 3 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 3 3 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100



8.SINIF MOZAİK TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI 1

325,749 29,67
%

ÇANAKKALE / BİGA
DUMLUPINAR ORTAOKULU

8C  -  101
ALPER ÖZDEMİR 90 51 18 21 45 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(8369.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 17 340 385 8369 % 29,67

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 16 65 892 1003 28208

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 9 3 8 8,00 % 40

Cevap Anahtarı B DDCDACCABBABDCBCBBAD

Cevaplarınız DbCDdCC B      C BAb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B DDAACDDBBC

Cevaplarınız bDAACDDBcC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 0 1 9,00 % 90

Cevap Anahtarı B BCACDADABA

Cevaplarınız BCAC ADABA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B DBCDABACCA

Cevaplarınız DBCaABAbCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 8 4 8 6,67 % 33

Cevap Anahtarı B CABDCCDC4BDCABBCBADA

Cevaplarınız  bc C DC a C B  B Db

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 9 7 4 6,67 % 33

Cevap Anahtarı B BDCCDAADDDCACBBBDAAA

Cevaplarınız BbCbD ADbDC dac D Ac

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 0 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 3 0 75
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 0 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 0 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 2 0 67
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 0 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 0 50
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.4 3 1 75
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 2 1 67

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader İnancı 4 3 0 75
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 4 4 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 2 1 67
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 3 1 75
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 2 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 0 50
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 1 1 50
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 1 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 0 50

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 11 6 3 55
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 1 1 50
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 1 1 33
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 3 1 1 33
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0



8.SINIF MOZAİK TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI 1

276,826 53,18
%

ÇANAKKALE / BİGA
DUMLUPINAR ORTAOKULU

8C  -  112
BENSU KUZHAN 90 28 9 53 25 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(15002.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 33 572 647 15002 % 53,18

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 16 65 892 1003 28208

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 10 4 6 8,67 % 43

Cevap Anahtarı B DDCDACCABBABDCBCBBAD

Cevaplarınız D C  CCAB cBD BC cda

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 3 1 6 2,67 % 27

Cevap Anahtarı B DDAACDDBBC

Cevaplarınız D  AC  d  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 1 1 7,67 % 77

Cevap Anahtarı B BCACDADABA

Cevaplarınız dCAC ADABA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 0 0 10 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DBCDABACCA

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 5 0 15 5,00 % 25

Cevap Anahtarı B CABDCCDC4BDCABBCBADA

Cevaplarınız       D B   A   B D 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 2 3 15 1,00 % 5

Cevap Anahtarı B BDCCDAADDDCACBBBDAAA

Cevaplarınız       AD  a   cd    

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 4 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 0 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 0 0
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.4 0 0 0
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 0 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 1 1 33

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader İnancı 4 2 1 50
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 4 4 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 0 0 0
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 0 0 0
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 0 0 0

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 0 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 1 0 50
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 1 0 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 0 50
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 1 0 50
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 0 0

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 11 2 2 18
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 0 0 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 0 1 0
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 3 0 0 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 0 0



8.SINIF MOZAİK TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI 1

248,796 68,88
%

ÇANAKKALE / BİGA
DUMLUPINAR ORTAOKULU

8C  -  126
ECRİN KILIÇ 90 30 37 23 17 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(19431.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 45 700 798 19431 % 68,88

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 16 65 892 1003 28208

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 11 9 0 8,00 % 40

Cevap Anahtarı B DDCDACCABBABDCBCBBAD

Cevaplarınız DDCDcCCcBadacaBCBdAc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı B DDAACDDBBC

Cevaplarınız bDAACbcBcd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 5 1 4 4,67 % 47

Cevap Anahtarı B BCACDADABA

Cevaplarınız B    ADAdA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 2 3 5 1,00 % 10

Cevap Anahtarı B DBCDABACCA

Cevaplarınız adCD    a 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 6 4 10 4,67 % 23

Cevap Anahtarı B CABDCCDC4BDCABBCBADA

Cevaplarınız  bBDb D A a  B C b  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 1 15 4 -4,00 % 0

Cevap Anahtarı B BDCCDAADDDCACBBBDAAA

Cevaplarınız   a bdAbb abbdaabbdc

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 3 1 75
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 2 1 67
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.4 2 2 50
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 1 2 33

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader İnancı 4 1 0 25
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 4 3 1 75
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 1 0 50

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 1 1 50
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 1 1 33
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 0 1 0
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 0 0 0

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 0 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 0 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 1 50
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 1 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 2 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 1 0

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 11 1 9 9
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 0 2 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 0 3 0
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 3 0 1 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 0 0



8.SINIF MOZAİK TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI 1

339,982 24,20
%

ÇANAKKALE / BİGA
DUMLUPINAR ORTAOKULU

8C  -  129
ECRİN ÖZAY 90 51 24 15 43 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6826.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 15 284 321 6826 % 24,20

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 16 65 892 1003 28208

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 14 6 0 12,00 % 60

Cevap Anahtarı B DDCDACCABBABDCBCBBAD

Cevaplarınız caCbACCbBBdaDCBCBBAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B DDAACDDBBC

Cevaplarınız bcAACDDBBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı B BCACDADABA

Cevaplarınız BCddDAcABA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 3 4 3 1,67 % 17

Cevap Anahtarı B DBCDABACCA

Cevaplarınız bcC bcA C 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 8 2 10 7,33 % 37

Cevap Anahtarı B CABDCCDC4BDCABBCBADA

Cevaplarınız     a D BB CA  dB DA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 11 7 2 8,67 % 43

Cevap Anahtarı B BDCCDAADDDCACBBBDAAA

Cevaplarınız a bCDcADc CbCBaBDAcA

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 3 1 75
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 2 1 67
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.4 3 1 75
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 2 1 67

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader İnancı 4 2 2 50
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 4 4 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 1 1 50

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 1 1 50
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 1 0 33
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 0 3 0
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 0 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 1 0 50
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 0 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 0 50
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 2 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 1 0

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 11 7 3 64
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 0 2 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 3 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 3 0 2 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100



8.SINIF MOZAİK TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI 1

230,776 78,97
%

ÇANAKKALE / BİGA
DUMLUPINAR ORTAOKULU

8C  -  140
EYLÜL NİSA SEVİM 90 21 34 35 9 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(22277.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 52 768 870 22277 % 78,97

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 16 65 892 1003 28208

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 5 8 7 2,33 % 12

Cevap Anahtarı B DDCDACCABBABDCBCBBAD

Cevaplarınız a CcbCC BccB  dd   b

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 0 6 4 -2,00 % 0

Cevap Anahtarı B DDAACDDBBC

Cevaplarınız b cdab d  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 3 5 2 1,33 % 13

Cevap Anahtarı B BCACDADABA

Cevaplarınız cbACbAab  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 4 4 2 2,67 % 27

Cevap Anahtarı B DBCDABACCA

Cevaplarınız bB a BAaCb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 6 3 11 5,00 % 25

Cevap Anahtarı B CABDCCDC4BDCABBCBADA

Cevaplarınız C      C cDbAc    D 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 3 8 9 0,33 % 2

Cevap Anahtarı B BDCCDAADDDCACBBBDAAA

Cevaplarınız cDbCabca  d     Db  

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 0 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 2 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 0 0 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 0 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.4 0 2 0
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 0 1 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 1 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 0 2 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader İnancı 4 2 2 50
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 4 1 1 25
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 0 2 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 1 0 50
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 1 2 33
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 1 2 25
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 0 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 1 0 50
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 1 1 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 2 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 1 0 50
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 1 0 50
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 0 0

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 11 1 4 9
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 0 1 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 0 1 0
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 3 1 2 33
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100



8.SINIF MOZAİK TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI 1

256,415 64,38
%

ÇANAKKALE / BİGA
DUMLUPINAR ORTAOKULU

8C  -  143
GÖKALP GELİR 90 34 23 33 26 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(18160.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 40 653 746 18160 % 64,38

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 16 65 892 1003 28208

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 7 10 3 3,67 % 18

Cevap Anahtarı B DDCDACCABBABDCBCBBAD

Cevaplarınız DaC dCCc aABc Bdddcb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B DDAACDDBBC

Cevaplarınız DDAACDDBcC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 1 1 7,67 % 77

Cevap Anahtarı B BCACDADABA

Cevaplarınız BCAC ADABd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 5 4 1 3,67 % 37

Cevap Anahtarı B DBCDABACCA

Cevaplarınız DdCDAc bdA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 3 4 13 1,67 % 8

Cevap Anahtarı B CABDCCDC4BDCABBCBADA

Cevaplarınız     adbCAc     C    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 2 3 15 1,00 % 5

Cevap Anahtarı B BDCCDAADDDCACBBBDAAA

Cevaplarınız da  D cD            

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 2 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 0 2 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.4 3 1 75
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 3 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader İnancı 4 3 0 75
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 4 3 1 75
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 1 1 50
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 2 1 67
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 2 2 50
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 0 0 0

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 1 0 50
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 0 50
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 2 0

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 11 1 1 9
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 0 0 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 1 0 33
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 3 0 2 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 0 0



8.SINIF MOZAİK TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI 1

222,422 83,23
%

ÇANAKKALE / BİGA
DUMLUPINAR ORTAOKULU

8C  -  145
GÖKTUĞ BADUR 90 27 48 15 11 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(23478.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 16 61 807 909 23478 % 83,23

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 16 65 892 1003 28208

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 9 10 1 5,67 % 28

Cevap Anahtarı A ABBABDCBCBBADDDCDACC

Cevaplarınız AcabaDbBCBddaDbC AdC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 4 6 0 2,00 % 20

Cevap Anahtarı A AACDDBBCDD

Cevaplarınız bcCaDcadDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 4 6 0 2,00 % 20

Cevap Anahtarı A ACDADABABC

Cevaplarınız ACDAbdcbdb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 5 4 1 3,67 % 37

Cevap Anahtarı A CDABACCADB

Cevaplarınız CbdaAC bDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 2 6 12 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DC4BDCABBCBADACABDCC

Cevaplarınız cdBdb  B a c        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 3 16 1 -2,33 % 0

Cevap Anahtarı A ADDDCACBBBDAAABDCCDA

Cevaplarınız cDbadbdBcac cbcDdaac

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 2 2 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 0 2 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.4 1 3 25
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 1 2 33

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader İnancı 4 3 1 75
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 4 1 3 25
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 0 2 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 0 2 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 2 2 50
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 2 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 0 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 0 2 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 0 0

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 11 2 8 18
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 0 2 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 0 3 0
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 3 1 2 33
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0



8.SINIF MOZAİK TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI 1

284,785 48,75
%

ÇANAKKALE / BİGA
DUMLUPINAR ORTAOKULU

8C  -  27
HASAN ÇINAR KAYNAK 90 40 23 27 32 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(13751.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 28 527 598 13751 % 48,75

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 16 65 892 1003 28208

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 10 6 4 8,00 % 40

Cevap Anahtarı A ABBABDCBCBBADDDCDACC

Cevaplarınız ABB Bc dCBddc DCDd C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 7 2 1 6,33 % 63

Cevap Anahtarı A AACDDBBCDD

Cevaplarınız AAC DBBdDc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 5 3 2 4,00 % 40

Cevap Anahtarı A ACDADABABC

Cevaplarınız ACc cAc BC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 8 0 2 8,00 % 80

Cevap Anahtarı A CDABACCADB

Cevaplarınız CDABA C DB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 3 2 15 2,33 % 12

Cevap Anahtarı A DC4BDCABBCBADACABDCC

Cevaplarınız  CDa a B            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 7 10 3 3,67 % 18

Cevap Anahtarı A ADDDCACBBBDAAABDCCDA

Cevaplarınız dDcaC C dBDbdcac aDA

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 1 1 25
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 0 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 1 1 33
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.4 2 1 50
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 2 1 67

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader İnancı 4 3 1 75
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 4 1 1 25
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 1 1 50

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 2 0 67
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 3 0 75
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 0 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 1 0 50
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 1 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 0 0

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 11 4 5 36
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 0 1 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 2 1 67
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 3 1 2 33
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0



8.SINIF MOZAİK TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI 1

311,999 35,62
%

ÇANAKKALE / BİGA
DUMLUPINAR ORTAOKULU

8C  -  160
KEREM BOZKURT 90 49 25 16 40 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(10048.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 21 410 464 10048 % 35,62

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 16 65 892 1003 28208

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 12 7 1 9,67 % 48

Cevap Anahtarı B DDCDACCABBABDCBCBBAD

Cevaplarınız DaCadCCABBcBc BCddAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B DDAACDDBBC

Cevaplarınız DDAACDDBBd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B BCACDADABA

Cevaplarınız BCACDAcABA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı B DBCDABACCA

Cevaplarınız DabbABAaCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 3 5 12 1,33 % 7

Cevap Anahtarı B CABDCCDC4BDCABBCBADA

Cevaplarınız   d    CDd a   dB b 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 10 7 3 7,67 % 38

Cevap Anahtarı B BDCCDAADDDCACBBBDAAA

Cevaplarınız  DCbD dD aCdCaBdDAdA

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 3 1 75
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 1 1 33
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 0 2 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.4 4 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 2 1 67

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader İnancı 4 4 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 4 4 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 1 1 50

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 0 2 0
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 2 1 67
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 3 1 75
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 0 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 1 0 50
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 0 50
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 0 0

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 11 6 5 55
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 1 0 50
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 2 1 67
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 3 1 0 33
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0



8.SINIF MOZAİK TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI 1

229,878 79,38
%

ÇANAKKALE / BİGA
DUMLUPINAR ORTAOKULU

8C  -  171
MUSTAFA METİN ÇENGEL 90 27 43 20 12 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(22391.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 53 774 876 22391 % 79,38

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 16 65 892 1003 28208

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 5 13 2 0,67 % 3

Cevap Anahtarı A ABBABDCBCBBADDDCDACC

Cevaplarınız bBBdBbCdCcdbccbdbc  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı A AACDDBBCDD

Cevaplarınız AAbcbccCDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı A ACDADABABC

Cevaplarınız ACcbDbBAda

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı A CDABACCADB

Cevaplarınız aacBbaCAcd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 1 1 18 0,67 % 3

Cevap Anahtarı A DC4BDCABBCBADACABDCC

Cevaplarınız         a           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 8 12 0 4,00 % 20

Cevap Anahtarı A ADDDCACBBBDAAABDCCDA

Cevaplarınız dDcaCbCcdcDcdcBcaCDA

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 1 2 25
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 1 2 33
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 0 2 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Medya metinlerini analiz eder. 1 0 0 0

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.4 2 2 50
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 1 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 2 1 67

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader İnancı 4 2 2 50
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 4 2 2 50
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 1 1 50

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 0 2 0
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 2 1 67
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 1 3 25
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 0 0

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 11 4 7 36
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 0 2 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 1 2 33
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 3 2 1 67
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100



8.SINIF MOZAİK TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI 1

417,147 4,38
%

ÇANAKKALE / BİGA
DUMLUPINAR ORTAOKULU

8C  -  175
NİSANUR KARAOĞLU 90 73 10 7 69 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1235.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 2 58 61 1235 % 4,38

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 16 65 892 1003 28208

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 16 4 0 14,67 % 73

Cevap Anahtarı A ABBABDCBCBBADDDCDACC

Cevaplarınız ABBABcCBCBcAbDDCDdCC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A AACDDBBCDD

Cevaplarınız AACDbBBCDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A ACDADABABC

Cevaplarınız ACDADABABC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A CDABACCADB

Cevaplarınız CDABACCADB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 12 1 7 11,67 % 58

Cevap Anahtarı A DC4BDCABBCBADACABDCC

Cevaplarınız DCBBDCAB  B DA  d  C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 16 4 0 14,67 % 73

Cevap Anahtarı A ADDDCACBBBDAAABDCCDA

Cevaplarınız ADDaCbCBBBDcAABDbCDA

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 3 1 75
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 3 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.4 4 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 3 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader İnancı 4 4 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 4 4 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 3 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 4 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 2 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 0 50
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 2 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 0 50

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 11 8 3 73
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 1 1 50
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 3 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 3 3 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100



8.SINIF MOZAİK TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI 1

249,261 68,55
%

ÇANAKKALE / BİGA
DUMLUPINAR ORTAOKULU

8C  -  179
ONUR TEKİN 90 33 38 19 20 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(19337.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 44 698 795 19337 % 68,55

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 16 65 892 1003 28208

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 8 12 0 4,00 % 20

Cevap Anahtarı A ABBABDCBCBBADDDCDACC

Cevaplarınız bBacBcdBCBBcbcadDcaC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A AACDDBBCDD

Cevaplarınız cACDDBaaDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı A ACDADABABC

Cevaplarınız AdcADAB*Bb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 4 6 0 2,00 % 20

Cevap Anahtarı A CDABACCADB

Cevaplarınız dDAccdbAcB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 1 0 19 1,00 % 5

Cevap Anahtarı A DC4BDCABBCBADACABDCC

Cevaplarınız                     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 7 13 0 2,67 % 13

Cevap Anahtarı A ADDDCACBBBDAAABDCCDA

Cevaplarınız cDDabdbBdcDAcbdaCbDc

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 1 3 25
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 1 2 33
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.4 2 2 50
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 2 1 67

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader İnancı 4 2 2 50
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 4 3 1 75
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 1 1 50

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 1 1 50
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 2 1 67
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 1 3 25
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 0 0

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 11 4 7 36
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 2 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 1 2 33
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 3 0 3 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0



8.SINIF MOZAİK TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI 1

347,743 21,26
%

ÇANAKKALE / BİGA
DUMLUPINAR ORTAOKULU

8C  -  1
RAGAD ALRAHİL 90 58 17 15 52 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5998.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 11 248 282 5998 % 21,26

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 16 65 892 1003 28208

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 14 6 0 12,00 % 60

Cevap Anahtarı A ABBABDCBCBBADDDCDACC

Cevaplarınız ABcABbCBCBcAcDDCadCC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A AACDDBBCDD

Cevaplarınız AACDDBBCDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A ACDADABABC

Cevaplarınız ACaADABABC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A CDABACCADB

Cevaplarınız CDABAdCADB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 9 3 8 8,00 % 40

Cevap Anahtarı A DC4BDCABBCBADACABDCC

Cevaplarınız D BBDCAB    DA bd b 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 7 6 7 5,00 % 25

Cevap Anahtarı A ADDDCACBBBDAAABDCCDA

Cevaplarınız AcDbC  a BDbcA   bD 

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 3 1 75
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 2 1 67
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.4 4 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 3 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader İnancı 4 3 1 75
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 4 4 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 3 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 3 1 75
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 0 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 2 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 1 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 1 0

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 11 3 5 27
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 1 0 50
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 3 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 3 0 0 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0



8.SINIF MOZAİK TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI 1

384,941 10,36
%

ÇANAKKALE / BİGA
DUMLUPINAR ORTAOKULU

8C  -  186
UYGAR ÇALIŞKAN 90 65 14 11 60 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2922.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 7 130 144 2922 % 10,36

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 16 65 892 1003 28208

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 15 5 0 13,33 % 67

Cevap Anahtarı A ABBABDCBCBBADDDCDACC

Cevaplarınız ABBbBcCBCBBAbaDCDdCC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A AACDDBBCDD

Cevaplarınız AACDDBBCbD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A ACDADABABC

Cevaplarınız ACDADABABC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A CDABACCADB

Cevaplarınız CaABAbCADB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 10 4 6 8,67 % 43

Cevap Anahtarı A DC4BDCABBCBADACABDCC

Cevaplarınız DC abCAB  B DA bd C 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 13 2 5 12,33 % 62

Cevap Anahtarı A ADDDCACBBBDAAABDCCDA

Cevaplarınız AD DC CBcBD AcBD  DA

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 2 2 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 3 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.4 4 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 2 1 67

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader İnancı 4 4 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 4 4 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 2 1 67
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 3 1 75
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 2 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 1 1 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 0 50
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 2 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 1 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 0 50

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 11 8 1 73
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 0 0 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 2 1 67
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 3 3 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 0 0



8.SINIF MOZAİK TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI 1

252,503 66,61
%

ÇANAKKALE / BİGA
DUMLUPINAR ORTAOKULU

8C  -  24
YAREN ERGÖL 90 26 25 39 17 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(18788.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 43 680 775 18788 % 66,61

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 16 65 892 1003 28208

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 10 4 6 8,67 % 43

Cevap Anahtarı A ABBABDCBCBBADDDCDACC

Cevaplarınız  B Aaa BC  AcDD DdCC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 4 5 1 2,33 % 23

Cevap Anahtarı A AACDDBBCDD

Cevaplarınız AACbcBcdb 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 6 1 3 5,67 % 57

Cevap Anahtarı A ACDADABABC

Cevaplarınız  C ADAB Ba

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 0 1 9 -0,33 % 0

Cevap Anahtarı A CDABACCADB

Cevaplarınız    a      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 5 5 10 3,33 % 17

Cevap Anahtarı A DC4BDCABBCBADACABDCC

Cevaplarınız DbBa CAB     d  d  a

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 1 9 10 -2,00 % 0

Cevap Anahtarı A ADDDCACBBBDAAABDCCDA

Cevaplarınız  c  a a ca  cc  bCb 

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 0 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 3 1 75
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 2 0 67
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 0 0 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 0 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.4 1 2 25
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 1 2 33

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader İnancı 4 2 0 50
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 4 3 0 75
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 1 1 50

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 0 0 0
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 0 1 0
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 0 0 0

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 1 0 50
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 1 1 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 1 0

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 11 0 5 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 0 1 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 0 3 0
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 3 0 0 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100



8.SINIF MOZAİK TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI 1

322,710 30,82
%

ÇANAKKALE / BİGA
DUMLUPINAR ORTAOKULU

8E  -  119
BERKAY BAL 90 48 28 14 38 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(8695.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 19 355 401 8695 % 30,82

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 17 65 892 1003 28208

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 13 6 1 11,00 % 55

Cevap Anahtarı B DDCDACCABBABDCBCBBAD

Cevaplarınız DaCDdCCbaBAB CBCaBAa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı B DDAACDDBBC

Cevaplarınız bDdACDDcBd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B BCACDADABA

Cevaplarınız BCACDAcABA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 3 5 2 1,33 % 13

Cevap Anahtarı B DBCDABACCA

Cevaplarınız Dca cBddC 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 4 6 10 2,00 % 10

Cevap Anahtarı B CABDCCDC4BDCABBCBADA

Cevaplarınız     bbbC BcCb     b 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 13 6 1 11,00 % 55

Cevap Anahtarı B BDCCDAADDDCACBBBDAAA

Cevaplarınız BDdC AADbDCdCBBcDbAc

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 2 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 3 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.4 3 1 75
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 0 3 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader İnancı 4 4 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 4 4 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 1 1 50

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 0 2 0
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 1 0 33
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 2 2 50
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 1 1 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 0 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 2 0

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 11 9 2 82
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 0 2 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 0 2 0
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 3 3 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100



8.SINIF MOZAİK TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI 1

343,049 23,03
%

ÇANAKKALE / BİGA
DUMLUPINAR ORTAOKULU

8E  -  114
BETÜL SÜR 90 51 14 25 46 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6495.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 13 267 303 6495 % 23,03

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 17 65 892 1003 28208

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 14 6 0 12,00 % 60

Cevap Anahtarı A ABBABDCBCBBADDDCDACC

Cevaplarınız ABBcBDCBCBcAcDDCadbC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A AACDDBBCDD

Cevaplarınız AACDDBBdDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A ACDADABABC

Cevaplarınız ACaADABABC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 2 0 8 2,00 % 20

Cevap Anahtarı A CDABACCADB

Cevaplarınız    B    D 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 3 1 16 2,67 % 13

Cevap Anahtarı A DC4BDCABBCBADACABDCC

Cevaplarınız bC     B            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 14 5 1 12,33 % 62

Cevap Anahtarı A ADDDCACBBBDAAABDCCDA

Cevaplarınız ADcDC CBBcabAABDdCDA

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 3 1 75
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 2 1 67
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.4 4 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 2 1 67

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader İnancı 4 3 1 75
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 4 4 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 0 0 0
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 2 0 50
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 0 0 0

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 0 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 0 0

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 11 8 2 73
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 0 2 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 2 1 67
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 3 3 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100



8.SINIF MOZAİK TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI 1

391,800 8,89
%

ÇANAKKALE / BİGA
DUMLUPINAR ORTAOKULU

8E  -  223
ÇAĞLAR KAVAS 90 65 14 11 60 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2507.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 6 114 127 2507 % 8,89

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 17 65 892 1003 28208

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 17 3 0 16,00 % 80

Cevap Anahtarı A ABBABDCBCBBADDDCDACC

Cevaplarınız ABaABDbBCBdADDDCDACC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A AACDDBBCDD

Cevaplarınız AACDDdBdDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A ACDADABABC

Cevaplarınız ACDADABABC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A CDABACCADB

Cevaplarınız CcABcCCcDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 6 4 10 4,67 % 23

Cevap Anahtarı A DC4BDCABBCBADACABDCC

Cevaplarınız bC a CbB C      a C 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 17 2 1 16,33 % 82

Cevap Anahtarı A ADDDCACBBBDAAABDCCDA

Cevaplarınız ADDDC CBBBDAAcBDdCDA

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 4 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 2 1 67
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.4 4 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 1 2 33

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader İnancı 4 4 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 4 4 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 1 2 33
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 4 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 0 2 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 0 50
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 0 50

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 11 10 0 91
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 1 1 50
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 2 1 67
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 3 3 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100



8.SINIF MOZAİK TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI 1

241,953 72,88
%

ÇANAKKALE / BİGA
DUMLUPINAR ORTAOKULU

8E  -  124
COŞKUN SAÇI 90 29 47 14 13 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(20558.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 48 723 825 20558 % 72,88

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 17 65 892 1003 28208

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 6 6 8 4,00 % 20

Cevap Anahtarı B DDCDACCABBABDCBCBBAD

Cevaplarınız  aCacCCbBBcBa       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı B DDAACDDBBC

Cevaplarınız DDbcbcaBcb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 4 5 1 2,33 % 23

Cevap Anahtarı B BCACDADABA

Cevaplarınız cbAdDAbcB 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı B DBCDABACCA

Cevaplarınız bcCbAcdbCb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 3 12 5 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı B CABDCCDC4BDCABBCBADA

Cevaplarınız bbcDbacbCacbcBd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 10 10 0 6,67 % 33

Cevap Anahtarı B BDCCDAADDDCACBBBDAAA

Cevaplarınız cbCCDAccDbCcdBBcDbAc

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 2 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 0 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 0 0 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 0 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.4 1 3 25
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 0 2 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 1 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 2 1 67

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader İnancı 4 2 2 50
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 4 2 1 50
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 0 2 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 1 1 50
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 1 2 33
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 1 3 25
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 2 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 0 2 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 1 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 2 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 1 1 50
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 2 0

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 11 5 6 45
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 2 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 1 2 33
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 3 1 2 33
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100



8.SINIF MOZAİK TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI 1

322,741 30,81
%

ÇANAKKALE / BİGA
DUMLUPINAR ORTAOKULU

8E  -  131
ELANUR YEŞİL 90 48 23 19 40 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(8690.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 18 354 400 8690 % 30,81

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 17 65 892 1003 28208

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 16 3 1 15,00 % 75

Cevap Anahtarı A ABBABDCBCBBADDDCDACC

Cevaplarınız ABBABDCcCBBdDDaCD CC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 5 3 2 4,00 % 40

Cevap Anahtarı A AACDDBBCDD

Cevaplarınız b a DBBCbD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A ACDADABABC

Cevaplarınız ACDADABABC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 5 4 1 3,67 % 37

Cevap Anahtarı A CDABACCADB

Cevaplarınız Cb BAdCAbc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 2 7 11 -0,33 % 0

Cevap Anahtarı A DC4BDCABBCBADACABDCC

Cevaplarınız bb   C   d  b   dbb 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 10 6 4 8,00 % 40

Cevap Anahtarı A ADDDCACBBBDAAABDCCDA

Cevaplarınız Ac  C CBBBDcAc cbbDA

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 4 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 2 1 67
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 0 0
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.4 2 1 50
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 0 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 1 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 2 1 67

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader İnancı 4 4 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 4 4 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 1 1 50
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 2 1 67
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 1 2 25
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 2 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 0 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 0 2 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 1 0

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 11 7 2 64
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 0 1 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 2 1 67
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 3 1 1 33
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0



8.SINIF MOZAİK TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI 1

309,369 36,81
%

ÇANAKKALE / BİGA
DUMLUPINAR ORTAOKULU

8E  -  28
EYMEN TUNÇMAN 90 44 23 23 36 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(10382.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 22 419 474 10382 % 36,81

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 17 65 892 1003 28208

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 14 3 3 13,00 % 65

Cevap Anahtarı B DDCDACCABBABDCBCBBAD

Cevaplarınız DaC  CCbBBABDCBCBcA 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı B DDAACDDBBC

Cevaplarınız bDAAbDDBaC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 0 1 9,00 % 90

Cevap Anahtarı B BCACDADABA

Cevaplarınız BCAC ADABA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 2 2 6 1,33 % 13

Cevap Anahtarı B DBCDABACCA

Cevaplarınız DB  dc    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 3 6 11 1,00 % 5

Cevap Anahtarı B CABDCCDC4BDCABBCBADA

Cevaplarınız     b cC aDa a d    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 9 9 2 6,00 % 30

Cevap Anahtarı B BDCCDAADDDCACBBBDAAA

Cevaplarınız  DCCDAAcbbCbCdaaDc* 

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 4 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 2 0 67
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 0 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 0 0
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.4 3 1 75
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 1 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 2 1 67

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader İnancı 4 3 0 75
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 4 4 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 1 0 50
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 1 2 25
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 0 0 0

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 1 0 50
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 2 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 1 0

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 11 4 7 36
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 1 1 50
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 1 1 33
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 3 2 0 67
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100



8.SINIF MOZAİK TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI 1

217,820 85,61
%

ÇANAKKALE / BİGA
DUMLUPINAR ORTAOKULU

8E  -  214
FATMA NİSANUR USLU 90 17 27 46 8 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(24148.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 17 62 823 928 24148 % 85,61

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 17 65 892 1003 28208

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 7 4 9 5,67 % 28

Cevap Anahtarı B DDCDACCABBABDCBCBBAD

Cevaplarınız   C bCCbB AB   Ca d 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 2 0 8 2,00 % 20

Cevap Anahtarı B DDAACDDBBC

Cevaplarınız   A   D   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 3 1 6 2,67 % 27

Cevap Anahtarı B BCACDADABA

Cevaplarınız  C  bA  B 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 0 0 10 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DBCDABACCA

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 3 17 0 -2,67 % 0

Cevap Anahtarı B CABDCCDC4BDCABBCBADA

Cevaplarınız dccbaaDCDabbcdaadcbc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 2 5 13 0,33 % 2

Cevap Anahtarı B BDCCDAADDDCACBBBDAAA

Cevaplarınız dcCdaA         a    

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 2 0 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 0 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 0 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 0 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.4 1 0 25
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 0 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 0 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 0 0 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader İnancı 4 0 1 0
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 4 2 0 50
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 1 0 50

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 0 0 0
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 0 0 0
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 0 0 0

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 2 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 0 2 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 2 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 2 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 0 2 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 0 2 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 2 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 0 2 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 2 0

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 11 0 0 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 1 0 50
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 0 2 0
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 3 1 2 33
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0



8.SINIF MOZAİK TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI 1

236,950 75,67
%

ÇANAKKALE / BİGA
DUMLUPINAR ORTAOKULU

8E  -  144
GÖKCAN ÇUR 90 25 44 21 10 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(21346.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 50 744 846 21346 % 75,67

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 17 65 892 1003 28208

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 9 9 2 6,00 % 30

Cevap Anahtarı A ABBABDCBCBBADDDCDACC

Cevaplarınız bB bcD BbBdAaaDCDdbC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı A AACDDBBCDD

Cevaplarınız AddcbaaCDa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 2 8 0 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı A ACDADABABC

Cevaplarınız dacdbAaccC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı A CDABACCADB

Cevaplarınız dbAadCCbbd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 1 0 19 1,00 % 5

Cevap Anahtarı A DC4BDCABBCBADACABDCC

Cevaplarınız                     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 7 13 0 2,67 % 13

Cevap Anahtarı A ADDDCACBBBDAAABDCCDA

Cevaplarınız dbbDdACBaaDbdAcbabDc

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 2 2 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 2 0 67
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.4 1 3 25
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 0 2 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 1 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 2 1 67

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader İnancı 4 0 4 0
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 4 1 3 25
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 1 1 50

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 0 2 0
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 1 2 33
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 2 2 50
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 0 0

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 11 5 6 45
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 0 2 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 2 1 67
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 3 0 3 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0



8.SINIF MOZAİK TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI 1

408,871 5,65
%

ÇANAKKALE / BİGA
DUMLUPINAR ORTAOKULU

8E  -  255
KEMAL PÜTRÜ 90 69 9 12 66 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1595.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 3 69 74 1595 % 5,65

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 17 65 892 1003 28208

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 18 1 1 17,67 % 88

Cevap Anahtarı A ABBABDCBCBBADDDCDACC

Cevaplarınız ABBABDCBCaBADDDCD CC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A AACDDBBCDD

Cevaplarınız AACDDBadbD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A ACDADABABC

Cevaplarınız ACDADABABC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A CDABACCADB

Cevaplarınız CDABACCADB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 9 1 10 8,67 % 43

Cevap Anahtarı A DC4BDCABBCBADACABDCC

Cevaplarınız DC BcC B C AD       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 15 4 1 13,67 % 68

Cevap Anahtarı A ADDDCACBBBDAAABDCCDA

Cevaplarınız ADDbCcCcBBDAAcB CCDA

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 4 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 3 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 0 0
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.4 3 1 75
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 1 2 33

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader İnancı 4 4 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 4 4 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 3 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 4 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 2 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 1 0 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 1 0 50
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 0 0

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 11 8 3 73
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 2 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 2 1 67
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 3 2 0 67
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100



8.SINIF MOZAİK TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI 1

240,163 73,81
%

ÇANAKKALE / BİGA
DUMLUPINAR ORTAOKULU

8E  -  108
MUHAMMET FATİH ERGEÇ 90 19 19 52 12 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(20820.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 49 727 829 20820 % 73,81

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 17 65 892 1003 28208

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 8 9 3 5,00 % 25

Cevap Anahtarı B DDCDACCABBABDCBCBBAD

Cevaplarınız DbCbdCCAB cdb BdBc a

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 2 3 5 1,00 % 10

Cevap Anahtarı B DDAACDDBBC

Cevaplarınız bcA   Dc  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 2 3 5 1,00 % 10

Cevap Anahtarı B BCACDADABA

Cevaplarınız aCd  Ac   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 2 2 6 1,33 % 13

Cevap Anahtarı B DBCDABACCA

Cevaplarınız cBC  d    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 2 1 17 1,67 % 8

Cevap Anahtarı B CABDCCDC4BDCABBCBADA

Cevaplarınız  c   C              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 3 1 16 2,67 % 13

Cevap Anahtarı B BDCCDAADDDCACBBBDAAA

Cevaplarınız c C   A       B     

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 3 1 75
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.4 1 1 25
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 0 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 0 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 0 2 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader İnancı 4 0 2 0
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 4 1 0 25
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 1 1 50

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 0 2 0
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 0 0 0

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 1 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 0 50

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 11 2 0 18
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 1 0 50
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 0 0 0
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 3 0 1 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 0 0



8.SINIF MOZAİK TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI 1

312,681 35,27
%

ÇANAKKALE / BİGA
DUMLUPINAR ORTAOKULU

8E  -  174
NİSA UZUN 90 44 21 25 37 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(9950.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 20 406 460 9950 % 35,27

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 17 65 892 1003 28208

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 10 9 1 7,00 % 35

Cevap Anahtarı B DDCDACCABBABDCBCBBAD

Cevaplarınız aaC dCCbBBcBDaBCaddD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı B DDAACDDBBC

Cevaplarınız bDAAdDbBaC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B BCACDADABA

Cevaplarınız BCACcADAaA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 4 2 4 3,33 % 33

Cevap Anahtarı B DBCDABACCA

Cevaplarınız bBC cBA   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 2 0 18 2,00 % 10

Cevap Anahtarı B CABDCCDC4BDCABBCBADA

Cevaplarınız              B      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 14 4 2 12,67 % 63

Cevap Anahtarı B BDCCDAADDDCACBBBDAAA

Cevaplarınız BDCCDAAcbcCA BB cAAA

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 3 1 75
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 0 2 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 0 2 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.4 3 1 75
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 1 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 2 1 67

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader İnancı 4 3 1 75
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 4 3 1 75
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 1 2 25
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 0 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 0 0

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 11 7 3 64
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 1 1 50
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 2 0 67
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 3 3 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100



8.SINIF MOZAİK TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI 1

305,457 38,70
%

ÇANAKKALE / BİGA
DUMLUPINAR ORTAOKULU

8E  -  726
NİŞTİMAN ÇAKIR 90 42 24 24 34 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(10916.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 24 432 489 10916 % 38,70

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 17 65 892 1003 28208

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 11 7 2 8,67 % 43

Cevap Anahtarı B DDCDACCABBABDCBCBBAD

Cevaplarınız Dbb bCCABBdB CaCBdAc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 5 3 2 4,00 % 40

Cevap Anahtarı B DDAACDDBBC

Cevaplarınız caAAC DB d

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 0 1 9,00 % 90

Cevap Anahtarı B BCACDADABA

Cevaplarınız BCAC ADABA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 2 4 4 0,67 % 7

Cevap Anahtarı B DBCDABACCA

Cevaplarınız Dcb  a bC 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 3 6 11 1,00 % 5

Cevap Anahtarı B CABDCCDC4BDCABBCBADA

Cevaplarınız  ba a  C c C a    a 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 12 4 4 10,67 % 53

Cevap Anahtarı B BDCCDAADDDCACBBBDAAA

Cevaplarınız BDdCDAA DbC CcBaD  A

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 3 0 75
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 2 0 67
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.4 1 1 25
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 1 2 33

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader İnancı 4 3 0 75
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 4 4 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 0 2 0
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 1 0 33
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 1 2 25
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 0 0 0

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 0 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 1 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 1 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 1 0

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 11 5 2 45
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 1 1 50
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 2 1 67
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 3 3 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100



8.SINIF MOZAİK TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI 1

275,378 53,92
%

ÇANAKKALE / BİGA
DUMLUPINAR ORTAOKULU

8E  -  672
ÖNDER ALTIN 90 38 30 22 28 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(15210.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 34 581 658 15210 % 53,92

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 17 65 892 1003 28208

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 8 10 2 4,67 % 23

Cevap Anahtarı A ABBABDCBCBBADDDCDACC

Cevaplarınız bBab adBCdcADcbd ACC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 3 5 2 1,33 % 13

Cevap Anahtarı A AACDDBBCDD

Cevaplarınız AAb bdcd D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 0 1 9,00 % 90

Cevap Anahtarı A ACDADABABC

Cevaplarınız AC ADABABC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 5 0 5 5,00 % 50

Cevap Anahtarı A CDABACCADB

Cevaplarınız C  B C AD 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 5 4 11 3,67 % 18

Cevap Anahtarı A DC4BDCABBCBADACABDCC

Cevaplarınız Db c C B d  D  b    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 8 11 1 4,33 % 22

Cevap Anahtarı A ADDDCACBBBDAAABDCCDA

Cevaplarınız AcbcC CBBacbdAabadDA

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 2 2 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 0 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 1 1 33
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 0 2 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.4 2 1 50
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 1 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 0 2 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader İnancı 4 3 0 75
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 4 4 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 1 0 50
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 1 0 33
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 3 0 75
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 0 0 0

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 1 0 50
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 1 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 0 0

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 11 5 5 45
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 0 2 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 2 1 67
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 3 1 2 33
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0



8.SINIF MOZAİK TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI 1

225,204 81,82
%

ÇANAKKALE / BİGA
DUMLUPINAR ORTAOKULU

8E  -  979
SÜLEYMAN TÜRKKAHRAMA 90 29 53 8 11 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(23080.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 16 58 794 896 23080 % 81,82

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 17 65 892 1003 28208

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 6 14 0 1,33 % 7

Cevap Anahtarı B DDCDACCABBABDCBCBBAD

Cevaplarınız abdadCCbBacdcaBCacAb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 2 8 0 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı B DDAACDDBBC

Cevaplarınız badbCbDcad

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı B BCACDADABA

Cevaplarınız BCACbAcABd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 2 0 8 2,00 % 20

Cevap Anahtarı B DBCDABACCA

Cevaplarınız   C  B    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 7 13 0 2,67 % 13

Cevap Anahtarı B CABDCCDC4BDCABBCBADA

Cevaplarınız dbdbabDbCBbCAdcadcDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 5 15 0 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BDCCDAADDDCACBBBDAAA

Cevaplarınız cbadDAcDacbdCdacaAdc

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 2 2 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 1 2 33
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 0 2 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.4 0 4 0
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 0 3 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader İnancı 4 3 1 75
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 4 3 1 75
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 1 1 50

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 1 0 50
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 1 0 25
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 0 0 0

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 1 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 2 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 0 2 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 2 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 2 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 0 2 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 2 0

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 11 3 8 27
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 0 2 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 1 2 33
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 3 1 2 33
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0



8.SINIF MOZAİK TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI 1

280,330 51,15
%

ÇANAKKALE / BİGA
DUMLUPINAR ORTAOKULU

8E  -  717
VAHİT DORUK KARDAŞ 90 43 36 11 31 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(14427.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 29 546 617 14427 % 51,15

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 17 65 892 1003 28208

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 10 10 0 6,67 % 33

Cevap Anahtarı A ABBABDCBCBBADDDCDACC

Cevaplarınız ABBbBcCBddBdDDbdccCa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 4 6 0 2,00 % 20

Cevap Anahtarı A AACDDBBCDD

Cevaplarınız AACDcadbba

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A ACDADABABC

Cevaplarınız ACDADcBdBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A CDABACCADB

Cevaplarınız CDABAdCADB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 3 6 11 1,00 % 5

Cevap Anahtarı A DC4BDCABBCBADACABDCC

Cevaplarınız bdB  a B Cdb b      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 9 11 0 5,33 % 27

Cevap Anahtarı A ADDDCACBBBDAAABDCCDA

Cevaplarınız AabbCACdBaDbAAabddbA

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 3 1 75
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 1 2 33
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Medya metinlerini analiz eder. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.4 2 2 50
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 0 3 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader İnancı 4 4 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 4 2 2 50
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 3 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 3 1 75
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 2 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 1 0 50
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 1 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 1 50
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 0 0

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 11 7 4 64
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 0 2 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 1 2 33
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 3 1 2 33
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0



8.SINIF MOZAİK TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI 1

271,954 55,79
%

ÇANAKKALE / BİGA
DUMLUPINAR ORTAOKULU

8E  -  221
YİĞİT TOKSÖZ 90 30 13 47 25 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(15737.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 38 600 681 15737 % 55,79

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 17 65 892 1003 28208

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 8 7 5 5,67 % 28

Cevap Anahtarı B DDCDACCABBABDCBCBBAD

Cevaplarınız abC cCCbBBd   BCaB b

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 4 2 4 3,33 % 33

Cevap Anahtarı B DDAACDDBBC

Cevaplarınız   AAC bB d

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 0 2 8,00 % 80

Cevap Anahtarı B BCACDADABA

Cevaplarınız  CA DADABA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 2 1 7 1,67 % 17

Cevap Anahtarı B DBCDABACCA

Cevaplarınız  B   B b  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 4 2 14 3,33 % 17

Cevap Anahtarı B CABDCCDC4BDCABBCBADA

Cevaplarınız   a   bC     B C    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 4 1 15 3,67 % 18

Cevap Anahtarı B BDCCDAADDDCACBBBDAAA

Cevaplarınız   d D A       B    A

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 2 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 0 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 0 0 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.4 1 0 25
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 1 1 33

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader İnancı 4 2 0 50
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 4 4 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 1 0 50
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 1 1 25
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 0 0 0

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 0 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 0 50
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 0 0

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 11 2 0 18
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 0 1 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 2 0 67
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 3 0 0 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 0 0



8.SINIF MOZAİK TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI 1

442,623 1,80
%

ÇANAKKALE / BİGA
DUMLUPINAR ORTAOKULU

8E  -  142
YUSUF EREN ÖZGEN 90 79 10 1 75 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(509.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 1 30 30 509 % 1,80

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 17 65 892 1003 28208

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 17 3 0 16,00 % 80

Cevap Anahtarı A ABBABDCBCBBADDDCDACC

Cevaplarınız ABcdBDCBCBBADDDCDdCC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A AACDDBBCDD

Cevaplarınız AACDDBBCbD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A ACDADABABC

Cevaplarınız ACDADABABC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A CDABACCADB

Cevaplarınız CDABACCADB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 16 3 1 15,00 % 75

Cevap Anahtarı A DC4BDCABBCBADACABDCC

Cevaplarınız DCBaDCABBCBAbACAdDC 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 17 3 0 16,00 % 80

Cevap Anahtarı A ADDDCACBBBDAAABDCCDA

Cevaplarınız ADDDCdCBBBDAAcBDdCDA

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 4 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 3 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.4 4 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 2 1 67

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader İnancı 4 4 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 4 4 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 3 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 4 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 2 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 1 1 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 1 1 50
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 2 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 1 1 50
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 0 50

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 11 10 1 91
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 1 1 50
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 2 1 67
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 3 3 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
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