
ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - LGS SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI
KATILIMLAR

GENEL İL İLÇE KURUM

Çanakkale BİGA Dumlupınar Ortaokulu 8.SINIF KURUMSAL 6 - - - -

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE İNKILAP TARİHİ DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam LGS Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra / % Sıra / % Sıra / % Sıra / %

Genel Ortalama 12.16 5.62 10.28 5.87 2.89 4.91 6.79 2.42 5.99 5.39 2.00 4.72 8.70 3.45 7.55 9.18 7.07 6.83 48.09 23.46 40.27 328.440

Okul Ortalaması 12.36 6.04 10.35 5.70 3.04 4.69 6.60 3.00 5.60 5.32 2.11 4.62 6.26 2.91 5.28 7.94 6.83 5.66 44.17 23.94 36.19 312.061

1 142 - YUSUF EREN ÖZGEN 8 / E 19 1 18.67 9 1 8.67 8 1 7.67 10 0 10.00 19 1 18.67 20 0 20.00 85.00 4.00 83.68 481.941 - 11 11 1
%0 %1.8 %1.8 %0

2 175 - NİSANUR KARAOĞLU 8 / C 17 3 16.00 10 0 10.00 9 1 8.67 10 0 10.00 19 0 19.00 17 3 16.00 82.00 7.00 79.67 462.439 - 31 31 2
%0 %5.2 %5.2 %4

3 255 - KEMAL PÜTRÜ 8 / E 18 0 18.00 9 1 8.67 7 2 6.33 9 1 8.67 16 2 15.33 15 4 13.67 74.00 10.00 70.67 435.268 - 70 70 3
%0 %11.7 %11.7 %6

4 186 - UYGAR ÇALIŞKAN 8 / C 16 4 14.67 9 1 8.67 9 1 8.67 10 0 10.00 17 3 16.00 16 4 14.67 77.00 13.00 72.68 435.237 - 71 71 4
%0 %11.9 %11.9 %9

5 130 - ECRİN TUĞAN 8 / A 19 1 18.67 9 1 8.67 9 1 8.67 10 0 10.00 12 3 11.00 9 8 6.33 68.00 14.00 63.34 395.479 - 144 144 5
%0 %24.2 %24.2 %11

6 155 - YİĞİT BORA BORAZAN 8 / A 12 7 9.67 9 1 8.67 7 3 6.00 10 0 10.00 14 4 12.67 13 6 11.00 65.00 21.00 58.01 381.302 - 175 175 6
%0 %29.4 %29.4 %13

7 1 - RAGAD ALRAHİL 8 / C 14 6 12.00 8 2 7.33 8 2 7.33 8 2 7.33 12 1 11.67 11 3 10.00 61.00 16.00 55.66 377.633 - 184 184 7
%0 %30.9 %30.9 %15

8 223 - ÇAĞLAR KAVAS 8 / E 18 2 17.33 5 5 3.33 10 0 10.00 10 0 10.00 6 0 6.00 12 8 9.33 61.00 15.00 55.99 369.502 - 207 207 8
%0 %34.7 %34.7 %17

9 134 - NİSA SAYGILI 8 / B 17 3 16.00 7 3 6.00 9 1 8.67 10 0 10.00 7 1 6.67 11 7 8.67 61.00 15.00 56.01 367.701 - 212 212 9
%0 %35.6 %35.6 %19

10 100 - ALİ MERT DEMİRTAŞ 8 / C 15 5 13.33 9 1 8.67 7 3 6.00 10 0 10.00 15 2 14.33 5 15 0.00 61.00 26.00 52.33 363.010 - 218 218 10
%0 %36.6 %36.6 %21

11 185 - RAVZANUR GÜNDOĞDU 8 / B 18 2 17.33 6 4 4.67 8 2 7.33 0 0 0.00 11 1 10.67 8 6 6.00 51.00 15.00 46.00 362.937 - 219 219 11
%0 %36.7 %36.7 %23

12 119 - BERKAY BAL 8 / E 15 5 13.33 5 3 4.00 7 3 6.00 6 3 5.00 8 2 7.33 13 7 10.67 54.00 23.00 46.33 352.283 - 234 234 12
%0 %39.3 %39.3 %26

13 181 - ÖMER KAÇAR 8 / B 17 2 16.33 8 2 7.33 6 4 4.67 9 1 8.67 7 1 6.67 8 7 5.67 55.00 17.00 49.34 351.487 - 236 236 13
%0 %39.6 %39.6 %28

14 113 - BEREN AŞCI 8 / B 16 4 14.67 7 3 6.00 7 3 6.00 8 2 7.33 8 3 7.00 10 9 7.00 56.00 24.00 48.00 349.408 - 240 240 14
%0 %40.3 %40.3 %30

15 805 - CEREN ECRİN GÜNGÖR 8 / B 14 6 12.00 3 3 2.00 8 2 7.33 10 0 10.00 4 2 3.33 11 6 9.00 50.00 19.00 43.66 327.478 - 305 305 15
%0 %51.2 %51.2 %32

16 153 - İBRAHİM EFE KOKU 8 / A 12 5 10.33 7 2 6.33 9 1 8.67 9 1 8.67 8 4 6.67 6 9 3.00 51.00 22.00 43.67 323.208 - 320 320 16
%0 %53.7 %53.7 %34

17 129 - ECRİN ÖZAY 8 / C 14 6 12.00 8 2 7.33 9 1 8.67 7 3 6.00 5 3 4.00 6 7 3.67 49.00 22.00 41.67 316.912 - 334 334 17
%0 %56.0 %56.0 %36
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Genel Ortalama 12.16 5.62 10.28 5.87 2.89 4.91 6.79 2.42 5.99 5.39 2.00 4.72 8.70 3.45 7.55 9.18 7.07 6.83 48.09 23.46 40.27 328.440
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18 101 - ALPER ÖZDEMİR 8 / C 15 4 13.67 7 3 6.00 9 1 8.67 5 5 3.33 5 3 4.00 6 8 3.33 47.00 24.00 39.00 315.768 - 336 336 18
%0 %56.4 %56.4 %38

19 105 - AYNUR BİLGEN 8 / A 12 8 9.33 7 3 6.00 5 5 3.33 6 2 5.33 7 5 5.33 10 7 7.67 47.00 30.00 36.99 315.339 - 337 337 19
%0 %56.5 %56.5 %40

20 143 - GÖKALP GELİR 8 / C 12 5 10.33 6 3 5.00 6 2 5.33 8 2 7.33 5 1 4.67 7 3 6.00 44.00 16.00 38.66 314.426 - 341 341 20
%0 %57.2 %57.2 %43

21 114 - BETÜL SÜR 8 / E 15 5 13.33 7 3 6.00 7 3 6.00 0 2 -0.67 6 2 5.33 8 11 4.33 43.00 26.00 34.32 314.120 - 343 343 21
%0 %57.6 %57.6 %45

22 726 - NİŞTİMAN ÇAKIR 8 / E 16 3 15.00 5 3 4.00 7 3 6.00 5 0 5.00 5 2 4.33 6 11 2.33 44.00 22.00 36.66 313.238 - 347 347 22
%0 %58.2 %58.2 %47

23 145 - GÖKTUĞ BADUR 8 / C 9 9 6.00 4 5 2.33 4 4 2.67 4 2 3.33 10 1 9.67 9 4 7.67 40.00 25.00 31.67 312.890 - 349 349 23
%0 %58.6 %58.6 %49

24 27 - HASAN ÇINAR KAYNAK 8 / C 10 8 7.33 4 4 2.67 6 3 5.00 10 0 10.00 6 2 5.33 10 8 7.33 46.00 25.00 37.66 310.131 - 360 360 24
%0 %60.4 %60.4 %51

25 141 - ZEYNEP UZ 8 / B 13 2 12.33 3 4 1.67 7 1 6.67 5 2 4.33 7 2 6.33 3 2 2.33 38.00 13.00 33.66 308.565 - 363 363 25
%0 %60.9 %60.9 %53

26 248 - ESMA ÇALIŞKAN 8 / A 10 9 7.00 5 3 4.00 5 4 3.67 2 4 0.67 9 3 8.00 6 7 3.67 37.00 30.00 27.01 294.523 - 396 396 26
%0 %66.4 %66.4 %55

27 235 - ZEYNEP YAPICI 8 / E 12 7 9.67 5 4 3.67 7 3 6.00 8 2 7.33 0 0 0.00 10 9 7.00 42.00 25.00 33.67 291.414 - 408 408 27
%0 %68.5 %68.5 %57

28 193 - TALHA DOĞAN 8 / B 11 7 8.67 6 4 4.67 5 5 3.33 4 5 2.33 6 8 3.33 9 8 6.33 41.00 37.00 28.66 291.113 - 410 410 28
%0 %68.8 %68.8 %60

29 131 - ELANUR YEŞİL 8 / E 14 5 12.33 5 3 4.00 6 4 4.67 4 3 3.00 3 2 2.33 5 7 2.67 37.00 24.00 29.00 289.022 - 418 418 29
%0 %70.1 %70.1 %62

30 160 - KEREM BOZKURT 8 / C 13 5 11.33 6 4 4.67 7 3 6.00 7 3 6.00 2 3 1.00 6 8 3.33 41.00 26.00 32.33 289.014 - 419 419 30
%0 %70.3 %70.3 %64

31 24 - YAREN ERGÖL 8 / C 10 4 8.67 8 2 7.33 5 5 3.33 3 2 2.33 5 2 4.33 5 6 3.00 36.00 21.00 28.99 288.480 - 422 422 31
%0 %70.8 %70.8 %66

32 106 - BERKE GÜNDOĞAN 8 / A 12 6 10.00 6 4 4.67 8 2 7.33 0 0 0.00 0 0 0.00 8 3 7.00 34.00 15.00 29.00 285.767 - 429 429 32
%0 %72.0 %72.0 %68

33 231 - ZEHRA TUSEM ÖZKAN 8 / A 17 3 16.00 4 2 3.33 10 0 10.00 4 2 3.33 0 6 -2.00 2 3 1.00 37.00 16.00 31.66 284.289 - 431 431 33
%0 %72.3 %72.3 %70

34 148 - BELİNAY BERKİ 8 / A 13 6 11.00 6 4 4.67 7 3 6.00 2 2 1.33 3 1 2.67 2 3 1.00 33.00 19.00 26.67 280.284 - 439 439 34
%0 %73.7 %73.7 %72
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35 717 - VAHİT DORUK KARDAŞ 8 / E 9 11 5.33 6 4 4.67 6 4 4.67 8 2 7.33 1 0 1.00 10 9 7.00 40.00 30.00 30.00 278.927 - 442 442 35
%0 %74.2 %74.2 %74

36 28 - EYMEN TUNÇMAN 8 / E 11 8 8.33 6 4 4.67 8 2 7.33 4 4 2.67 2 5 0.33 7 12 3.00 38.00 35.00 26.33 270.076 - 464 464 36
%0 %77.9 %77.9 %77

37 135 - BURAK KART 8 / E 11 7 8.67 4 1 3.67 7 2 6.33 2 6 0.00 3 6 1.00 5 6 3.00 32.00 28.00 22.67 267.180 - 470 470 37
%0 %78.9 %78.9 %79

38 139 - HAMZA BAHADIR ŞAKAR 8 / B 10 4 8.67 2 0 2.00 6 3 5.00 1 3 0.00 0 0 0.00 4 4 2.67 23.00 14.00 18.34 255.792 - 506 506 38
%0 %84.9 %84.9 %81

39 850 - İBRAHİM BARAN 8 / B 8 12 4.00 7 3 6.00 5 5 3.33 2 7 -0.33 3 5 1.33 6 13 1.67 31.00 45.00 16.00 244.262 - 534 534 39
%0 %89.6 %89.6 %83

40 673 - RANA MİNA ÜSTÜN 8 / B 10 7 7.67 5 3 4.00 4 5 2.33 0 2 -0.67 3 7 0.67 0 0 0.00 22.00 24.00 14.00 243.352 - 538 538 40
%0 %90.3 %90.3 %85

41 672 - ÖNDER ALTIN 8 / E 6 11 2.33 1 8 -1.67 5 5 3.33 2 2 1.33 3 2 2.33 6 8 3.33 23.00 36.00 10.98 237.475 - 548 548 41
%0 %91.9 %91.9 %87

42 126 - ECRİN KILIÇ 8 / C 8 8 5.33 6 4 4.67 4 6 2.00 0 3 -1.00 1 4 -0.33 3 7 0.67 22.00 32.00 11.34 231.955 - 557 557 42
%0 %93.5 %93.5 %89

43 247 - CEREN ÇALIŞKAN 8 / A 6 7 3.67 0 5 -1.67 5 2 4.33 0 0 0.00 0 1 -0.33 4 0 4.00 15.00 15.00 10.00 231.851 - 558 558 43
%0 %93.6 %93.6 %91

44 979 - SÜLEYMAN TÜRKKAHRAMAN8 / E 5 11 1.33 0 0 0.00 3 7 0.67 0 0 0.00 1 1 0.67 9 11 5.33 18.00 30.00 8.00 229.330 - 564 564 44
%0 %94.6 %94.6 %94

45 197 - UMUT BALABAN 8 / B 5 15 0.00 6 4 4.67 2 8 -0.67 4 6 2.00 3 6 1.00 7 13 2.67 27.00 52.00 9.67 225.046 - 568 568 45
%0 %95.3 %95.3 %96

46 117 - MUSTAFA EMİR ALGIN 8 / A 3 9 0.00 2 5 0.33 2 5 0.33 2 5 0.33 4 7 1.67 3 7 0.67 16.00 38.00 3.33 212.312 - 582 582 46
%0 %97.7 %97.7 %98

47 927 - BEKİR ÖKSÜZ 8 / B 4 16 -1.33 1 9 -2.00 5 5 3.33 2 8 -0.67 3 17 -2.67 6 14 1.33 21.00 69.00 -2.01 187.707 - 593 593 47
%0 %99.5 %99.5 %100


