
ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - LGS SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI
KATILIMLAR

GENEL İL İLÇE KURUM

Çanakkale BİGA Dumlupınar Ortaokulu 8.SINIF KURUMSAL 5 - - - -

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE İNKILAP TARİHİ DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam LGS Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra

Genel Ortalama 12.08 5.81 10.15 6.21 2.48 5.38 7.05 2.26 6.29 4.94 2.55 4.09 7.61 3.99 6.28 8.53 7.85 5.91 46.41 24.94 38.10 318.731

Okul Ortalaması 13.43 5.00 11.77 5.86 2.02 5.19 7.73 2.07 7.04 5.36 2.18 4.64 5.43 2.18 4.71 7.64 6.75 5.39 45.45 20.20 38.72 317.129

1 142 - YUSUF EREN ÖZGEN 8 / E 18 2 17.33 9 1 8.67 9 1 8.67 10 0 10.00 19 1 18.67 18 2 17.33 83.00 7.00 80.67 468.536 - 36 23 1

2 175 - NİSANUR KARAOĞLU 8 / C 17 2 16.33 9 1 8.67 8 2 7.33 10 0 10.00 18 0 18.00 16 3 15.00 78.00 8.00 75.33 450.454 - 81 45 2

3 255 - KEMAL PÜTRÜ 8 / E 18 1 17.67 10 0 10.00 10 0 10.00 10 0 10.00 13 2 12.33 16 1 15.67 77.00 4.00 75.67 437.309 - 110 63 3

4 186 - UYGAR ÇALIŞKAN 8 / C 15 4 13.67 9 1 8.67 8 2 7.33 9 1 8.67 16 1 15.67 17 3 16.00 74.00 12.00 70.01 430.368 - 123 74 4

5 223 - ÇAĞLAR KAVAS 8 / E 17 3 16.00 9 1 8.67 9 1 8.67 10 0 10.00 15 1 14.67 15 5 13.33 75.00 11.00 71.34 428.949 - 129 79 5

6 130 - ECRİN TUĞAN 8 / A 18 2 17.33 9 1 8.67 8 2 7.33 10 0 10.00 10 1 9.67 14 4 12.67 69.00 10.00 65.67 404.916 - 218 130 6

7 119 - BERKAY BAL 8 / E 19 0 19.00 7 2 6.33 9 1 8.67 3 6 1.00 7 2 6.33 15 4 13.67 60.00 15.00 55.00 383.329 - 261 161 7

8 100 - ALİ MERT DEMİRTAŞ 8 / C 19 1 18.67 8 2 7.33 8 2 7.33 8 2 7.33 13 4 11.67 7 13 2.67 63.00 24.00 55.00 376.525 - 288 182 8

9 153 - İBRAHİM EFE KOKU 8 / A 17 1 16.67 7 3 6.00 8 2 7.33 10 0 10.00 9 3 8.00 8 8 5.33 59.00 17.00 53.33 362.195 - 351 226 9

10 181 - ÖMER KAÇAR 8 / B 13 6 11.00 7 3 6.00 9 1 8.67 8 2 7.33 8 4 6.67 13 5 11.33 58.00 21.00 51.00 354.038 - 387 246 10

11 134 - NİSA SAYGILI 8 / B 17 2 16.33 9 1 8.67 8 2 7.33 9 1 8.67 4 1 3.67 10 7 7.67 57.00 14.00 52.34 351.121 - 398 251 11

12 105 - AYNUR BİLGEN 8 / A 15 5 13.33 5 4 3.67 8 2 7.33 6 4 4.67 9 1 8.67 10 8 7.33 53.00 24.00 45.00 347.663 - 422 260 12

13 114 - BETÜL SÜR 8 / E 19 0 19.00 6 3 5.00 7 3 6.00 1 0 1.00 4 2 3.33 6 4 4.67 43.00 12.00 39.00 328.396 - 507 312 13

14 185 - RAVZANUR GÜNDOĞDU 8 / B 14 5 12.33 0 0 0.00 9 1 8.67 0 0 0.00 5 1 4.67 12 5 10.33 40.00 12.00 36.00 323.930 - 518 318 14

15 113 - BEREN AŞCI 8 / B 17 3 16.00 10 0 10.00 9 1 8.67 9 1 8.67 2 1 1.67 6 13 1.67 53.00 19.00 46.68 322.506 - 527 325 15

16 28 - EYMEN TUNÇMAN 8 / E 13 5 11.33 6 3 5.00 7 3 6.00 6 2 5.33 8 2 7.33 5 9 2.00 45.00 24.00 36.99 314.699 - 564 346 16

17 131 - ELANUR YEŞİL 8 / E 18 1 17.67 6 2 5.33 8 2 7.33 5 2 4.33 3 1 2.67 3 7 0.67 43.00 15.00 38.00 313.025 - 582 359 17

18 143 - GÖKALP GELİR 8 / C 15 3 14.00 8 1 7.67 7 3 6.00 9 1 8.67 3 3 2.00 5 6 3.00 47.00 17.00 41.34 312.511 - 584 361 18

19 231 - ZEHRA TUSEM ÖZKAN 8 / A 16 4 14.67 7 0 7.00 8 2 7.33 3 3 2.00 3 2 2.33 4 3 3.00 41.00 14.00 36.33 307.791 - 610 375 19

20 221 - YİĞİT TOKSÖZ 8 / E 10 6 8.00 4 2 3.33 7 1 6.67 4 4 2.67 8 1 7.67 5 1 4.67 38.00 15.00 33.01 307.400 - 614 379 20

21 248 - ESMA ÇALIŞKAN 8 / A 13 6 11.00 7 2 6.33 8 2 7.33 3 3 2.00 4 2 3.33 7 5 5.33 42.00 20.00 35.32 305.793 - 619 382 21

22 726 - NİŞTİMAN ÇAKIR 8 / E 15 5 13.33 2 2 1.33 8 2 7.33 4 4 2.67 4 2 3.33 7 10 3.67 40.00 25.00 31.66 300.743 - 646 399 22
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Genel Ortalama 12.08 5.81 10.15 6.21 2.48 5.38 7.05 2.26 6.29 4.94 2.55 4.09 7.61 3.99 6.28 8.53 7.85 5.91 46.41 24.94 38.10 318.731

Okul Ortalaması 13.43 5.00 11.77 5.86 2.02 5.19 7.73 2.07 7.04 5.36 2.18 4.64 5.43 2.18 4.71 7.64 6.75 5.39 45.45 20.20 38.72 317.129

23 27 - HASAN ÇINAR KAYNAK 8 / C 11 8 8.33 6 3 5.00 9 1 8.67 7 3 6.00 5 1 4.67 7 11 3.33 45.00 27.00 36.00 300.430 - 650 403 23

24 106 - BERKE GÜNDOĞAN 8 / A 15 4 13.67 9 1 8.67 5 5 3.33 0 0 0.00 2 0 2.00 5 2 4.33 36.00 12.00 32.00 300.401 - 651 404 24

25 193 - TALHA DOĞAN 8 / B 15 4 13.67 7 2 6.33 9 1 8.67 6 4 4.67 3 10 -0.33 7 10 3.67 47.00 31.00 36.68 298.413 - 657 407 25

26 235 - ZEYNEP YAPICI 8 / E 11 9 8.00 8 1 7.67 9 1 8.67 8 2 7.33 2 2 1.33 8 7 5.67 46.00 22.00 38.67 298.236 - 658 408 26

27 805 - CEREN ECRİN GÜNGÖR 8 / B 15 5 13.33 4 1 3.67 7 3 6.00 8 2 7.33 4 0 4.00 3 11 -0.67 41.00 22.00 33.66 296.909 - 671 418 27

28 135 - BURAK KART 8 / E 11 7 8.67 6 2 5.33 7 3 6.00 2 5 0.33 5 1 4.67 6 4 4.67 37.00 22.00 29.67 294.264 - 686 428 28

29 160 - KEREM BOZKURT 8 / C 12 5 10.33 8 2 7.33 7 3 6.00 7 3 6.00 3 5 1.33 6 8 3.33 43.00 26.00 34.32 291.519 - 696 432 29

30 141 - ZEYNEP UZ 8 / B 9 6 7.00 2 2 1.33 9 1 8.67 5 4 3.67 6 1 5.67 4 5 2.33 35.00 19.00 28.67 286.342 - 723 447 30

31 717 - VAHİT DORUK KARDAŞ 8 / E 11 4 9.67 3 4 1.67 8 2 7.33 9 1 8.67 0 0 0.00 9 11 5.33 40.00 22.00 32.67 285.906 - 726 450 31

32 672 - ÖNDER ALTIN 8 / E 8 9 5.00 4 2 3.33 5 4 3.67 3 1 2.67 4 0 4.00 9 5 7.33 33.00 21.00 26.00 282.459 - 748 466 32

33 129 - ECRİN ÖZAY 8 / C 11 9 8.00 7 3 6.00 10 0 10.00 4 6 2.00 2 1 1.67 6 9 3.00 40.00 28.00 30.67 281.283 - 751 469 33

34 214 - FATMA NİSANUR USLU 8 / E 13 3 12.00 1 0 1.00 6 2 5.33 3 3 2.00 2 0 2.00 4 5 2.33 29.00 13.00 24.66 279.082 - 767 477 34

35 197 - UMUT BALABAN 8 / B 14 6 12.00 4 6 2.00 8 2 7.33 6 4 4.67 1 6 -1.00 6 7 3.67 39.00 31.00 28.67 278.545 - 771 481 35

36 24 - YAREN ERGÖL 8 / C 11 4 9.67 6 2 5.33 10 0 10.00 3 1 2.67 3 4 1.67 0 5 -1.67 33.00 16.00 27.67 270.316 - 805 501 36

37 850 - İBRAHİM BARAN 8 / B 12 7 9.67 6 4 4.67 7 3 6.00 2 6 0.00 2 6 0.00 7 13 2.67 36.00 39.00 23.01 266.198 - 828 517 37

38 673 - RANA MİNA ÜSTÜN 8 / B 12 6 10.00 6 2 5.33 7 3 6.00 0 3 -1.00 3 9 0.00 5 8 2.33 33.00 31.00 22.66 265.915 - 831 519 38

39 148 - BELİNAY BERKİ 8 / A 11 8 8.33 4 6 2.00 7 3 6.00 0 3 -1.00 3 2 2.33 3 6 1.00 28.00 28.00 18.66 259.904 - 858 534 39

40 979 - SÜLEYMAN TÜRKKAHRAMAN8 / E 10 10 6.67 0 0 0.00 8 2 7.33 7 1 6.67 0 0 0.00 5 15 0.00 30.00 28.00 20.67 248.479 - 902 562 40

41 56 - EFLAL TOPRAKYARAN 8 / A 10 6 8.00 2 2 1.33 7 2 6.33 1 1 0.67 1 2 0.33 2 8 -0.67 23.00 21.00 15.99 244.498 - 921 570 41

42 247 - CEREN ÇALIŞKAN 8 / A 7 10 3.67 7 2 6.33 6 4 4.67 2 5 0.33 1 4 -0.33 6 10 2.67 29.00 35.00 17.34 242.403 - 937 580 42

43 126 - ECRİN KILIÇ 8 / C 5 11 1.33 3 6 1.00 4 4 2.67 4 0 4.00 2 4 0.67 4 5 2.33 22.00 30.00 12.00 229.430 - 975 605 43

44 163 - LEYLA YAREN KARACA 8 / A 4 12 0.00 1 1 0.67 5 4 3.67 2 2 1.33 0 0 0.00 5 6 3.00 17.00 25.00 8.67 220.540 - 1001 618 44


