
OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ÇANAKKALE BİGA DUMLUPINAR ORTAOKULU 7. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI56 682 1019 35194

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (SOS) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 10 7 7,56 6 3 4,52 6 3 4,92 4 4 2,91 6 7 3,51 8 9 4,97 40 34 28,39 282,960

Okul Ortalaması 11 6 9,05 7 3 5,62 7 3 6,22 5 3 3,54 5 6 3,18 8 7 5,96 43 27 33,57 298,710

KATILIMLAR

1 881 JAN BERK GÖKGÖZ 7A 17 3 16,00 7 3 6,00 8 2 7,33 4 5 2,33 14 2 13,33 18 1 17,67 68 16 62,66 421,351 1 1 77 101 1764
% 5,01

2 85 MEHMET KASAP 7D 14 2 13,33 7 0 7,00 10 0 10,00 9 1 8,67 10 3 9,00 16 3 15,00 66 9 63,00 396,603 1 2 117 163 3046
% 8,65

3 39 DAMLA ÖZDERİN 7D 13 4 11,67 6 2 5,33 8 2 7,33 7 1 6,67 13 3 12,00 14 4 12,67 61 16 55,67 381,636 2 3 138 201 4061
% 12

4 82 HALİL EFE YÜRÜK 7C 13 4 11,67 9 0 9,00 10 0 10,00 8 2 7,33 7 4 5,67 15 2 14,33 62 12 58,00 373,742 1 4 157 234 4647
% 13

5 61 ERKAN KABACI 7B 18 2 17,33 8 2 7,33 9 1 8,67 5 2 4,33 8 4 6,67 10 1 9,67 58 12 54,00 373,548 1 5 159 237 4676
% 13

6 107 NİSA İNCE 7A 16 4 14,67 9 1 8,67 9 1 8,67 6 4 4,67 11 5 9,33 11 6 9,00 62 21 55,01 373,264 2 6 161 240 4715
% 13

7 50 ELA ÇAVUŞ 7D 14 4 12,67 9 1 8,67 8 2 7,33 9 1 8,67 8 6 6,00 15 5 13,33 63 19 56,67 371,773 3 7 166 250 4836
% 14

8 55 HÜSEYİN BARAKDAR 7C 15 3 14,00 8 2 7,33 6 4 4,67 5 3 4,00 5 1 4,67 14 5 12,33 53 18 47,00 353,453 2 8 204 309 6473
% 18

9 57 SEVVAL UZ 7D 16 4 14,67 8 1 7,67 6 4 4,67 8 2 7,33 8 8 5,33 9 5 7,33 55 24 47,00 344,136 4 9 235 353 7429
% 21

10 581 ÖZLEM DEMİR 7D 15 4 13,67 7 3 6,00 8 2 7,33 8 1 7,67 8 7 5,67 9 7 6,67 55 24 47,01 341,253 5 10 245 371 7728
% 22

11 32 BERRA POTUR 7D 13 7 10,67 8 2 7,33 8 2 7,33 7 3 6,00 6 4 4,67 12 6 10,00 54 24 46,00 337,414 6 11 255 386 8155
% 23

12 16 BÜŞRA HANIM TÜRKMEN7B 15 4 13,67 8 2 7,33 8 2 7,33 6 4 4,67 3 1 2,67 11 8 8,33 51 21 44,00 333,062 2 12 270 406 8610
% 24

13 287 ZEYNEP DENİZ 7B 14 5 12,33 7 3 6,00 10 0 10,00 5 4 3,67 4 6 2,00 10 4 8,67 50 22 42,67 327,147 3 13 293 439 9308
% 26

14 42 DERİN E* R 7D 12 6 10,00 6 3 5,00 7 3 6,00 3 7 0,67 9 4 7,67 10 6 8,00 47 29 37,34 324,568 7 14 301 451 9650
% 27

15 22 ARAS ÇINAR 7C 15 4 13,67 7 3 6,00 10 0 10,00 5 5 3,33 4 8 1,33 10 8 7,33 51 28 41,66 324,103 3 15 304 455 9725
% 28

16 895 BERKİN CAN 7D 15 4 13,67 8 2 7,33 8 2 7,33 7 2 6,33 6 7 3,67 6 8 3,33 50 25 41,66 319,197 8 16 310 471 10307
% 29

17 94 NEHİR KAÇMAZ 7C 12 5 10,33 8 2 7,33 9 1 8,67 7 0 7,00 1 5 -0,67 12 6 10,00 49 19 42,66 317,323 4 17 320 483 10572
% 30

18 77 IRMAK TEMUÇİN 7C 15 4 13,67 8 2 7,33 7 3 6,00 6 2 5,33 2 5 0,33 10 10 6,67 48 26 39,33 314,734 5 18 332 503 10950
% 31

19 207 ŞEVVAL YAŞAR 7B 14 3 13,00 7 1 6,67 7 3 6,00 4 5 2,33 9 2 8,33 4 11 0,33 45 25 36,66 314,094 4 19 335 507 11047
% 31

20 51 ELA ŞEFLEK 7B 15 3 14,00 5 3 4,00 8 2 7,33 3 1 2,67 1 3 0,00 9 5 7,33 41 17 35,33 310,487 5 20 349 527 11580
% 33

21 162 ÖZLEM KARACAN 7B 14 3 13,00 7 3 6,00 7 3 6,00 2 1 1,67 8 2 7,33 38 12 34,00 309,997 6 21 354 533 11666
% 33

22 282 EFECAN YEŞİL 7B 8 4 6,67 7 2 6,33 9 1 8,67 3 3 2,00 6 0 6,00 8 4 6,67 41 14 36,34 306,778 7 22 363 546 12136
% 34

23 12 EMİRHAN ELMAZ 7B 11 8 8,33 5 4 3,67 7 2 6,33 5 4 3,67 9 3 8,00 5 2 4,33 42 23 34,33 306,551 8 23 365 548 12171
% 35

24 49 EGE HURİ 7B 11 6 9,00 9 1 8,67 6 3 5,00 6 1 5,67 4 1 3,67 7 4 5,67 43 16 37,68 305,315 9 24 371 557 12337
% 35

25 79 KAZIM EYMEN YILMAZ 7D 14 5 12,33 9 1 8,67 5 5 3,33 8 2 7,33 5 9 2,00 7 10 3,67 48 32 37,33 303,814 9 25 375 563 12550
% 36

26 75 HİLAL AYLİN KAYIM 7B 10 5 8,33 10 0 10,00 8 2 7,33 7 3 6,00 2 4 0,67 9 5 7,33 46 19 39,66 303,686 10 26 377 566 12575
% 36

27 187 RÜZGAR İSHAK 7C 13 6 11,00 5 5 3,33 7 3 6,00 3 7 0,67 10 6 8,00 5 10 1,67 43 37 30,67 301,429 6 27 383 574 12915
% 37

28 265 UĞUR ÇUR 7A 12 7 9,67 6 2 5,33 7 3 6,00 2 4 0,67 5 6 3,00 8 2 7,33 40 24 32,00 301,074 3 28 384 575 12985
% 37

29 76 HÜSEYİN ALİ ÇAKMAK 7D 10 7 7,67 6 1 5,67 7 1 6,67 5 4 3,67 8 5 6,33 5 5 3,33 41 23 33,34 296,395 10 29 402 601 13687
% 39

30 66 EYMEN KARTAL 7C 9 5 7,33 8 2 7,33 7 3 6,00 9 1 8,67 3 8 0,33 9 6 7,00 45 25 36,66 293,602 7 30 415 619 14103
% 40

31 84 MEHMET EMİN GİREN 7D 12 7 9,67 6 4 4,67 7 3 6,00 3 5 1,33 3 9 0,00 10 8 7,33 41 36 29,00 288,212 11 31 436 649 14994
% 43

32 53 MEHMET EREN ÖZGEN7D 12 5 10,33 5 5 3,33 7 3 6,00 4 6 2,00 6 6 4,00 5 8 2,33 39 33 27,99 286,280 12 32 443 656 15309
% 43

33 9 EKREM KURAK 7B 5 11 1,33 8 1 7,67 7 3 6,00 6 4 4,67 7 4 5,67 10 8 7,33 43 31 32,67 286,097 11 33 445 658 15338
% 44
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OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ÇANAKKALE BİGA DUMLUPINAR ORTAOKULU 7. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI56 682 1019 35194

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (SOS) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 10 7 7,56 6 3 4,52 6 3 4,92 4 4 2,91 6 7 3,51 8 9 4,97 40 34 28,39 282,960

Okul Ortalaması 11 6 9,05 7 3 5,62 7 3 6,22 5 3 3,54 5 6 3,18 8 7 5,96 43 27 33,57 298,710

KATILIMLAR

34 54 EGE NECATİ OZGAN 7A 9 8 6,33 8 2 7,33 8 2 7,33 1 8 -1,67 3 4 1,67 10 8 7,33 39 32 28,32 283,249 4 34 451 664 15795
% 45

35 62 ERVA CEYSU YÜKSEL 7B 13 2 12,33 6 3 5,00 9 1 8,67 1 5 -0,67 0 2 -0,67 4 3 3,00 33 16 27,66 281,692 12 35 458 673 16059
% 46

36 17 ALPER TEKİLİ 7C 10 9 7,00 5 5 3,33 7 3 6,00 2 8 -0,67 11 9 8,00 6 14 1,33 41 48 24,99 280,652 8 36 462 678 16252
% 46

37 693 PELİN GÜNEŞ 7A 7 10 3,67 8 1 7,67 8 2 7,33 3 5 1,33 6 8 3,33 7 4 5,67 39 30 29,00 276,945 5 37 472 696 16972
% 48

38 6 AHMET KAÇAR 7A 7 5 5,33 8 2 7,33 8 2 7,33 6 3 5,00 4 3 3,00 4 3 3,00 37 18 30,99 276,746 6 38 474 698 17001
% 48

39 93 NAZLICAN YILDIZ 7D 9 11 5,33 6 4 4,67 9 1 8,67 3 5 1,33 0 1 -0,33 10 6 8,00 37 28 27,67 275,771 13 39 475 699 17167
% 49

40 692 BERKAN GÜNEŞ 7C 8 8 5,33 7 3 6,00 7 3 6,00 0 3 -1,00 7 6 5,00 6 7 3,67 35 30 25,00 274,205 9 40 484 712 17435
% 50

41 258 HUZEYFE TURAN GÜLCAN7C 8 6 6,00 9 1 8,67 7 3 6,00 7 3 6,00 1 2 0,33 6 7 3,67 38 22 30,67 272,245 10 41 490 720 17748
% 50

42 177 ROJDA BOZKURT 7C 11 8 8,33 7 3 6,00 7 3 6,00 7 2 6,33 0 9 -3,00 8 9 5,00 40 34 28,66 269,785 11 42 501 732 18166
% 52

43 953 KAYRA ESEN 7A 11 9 8,00 8 2 7,33 7 3 6,00 2 8 -0,67 3 17 -2,67 10 10 6,67 41 49 24,66 268,289 7 43 510 745 18425
% 52

44 89 MURAT ERCAN 7D 9 11 5,33 4 6 2,00 3 3 2,00 8 7 5,67 8 12 4,00 32 39 19,00 265,677 14 44 520 759 18870
% 54

45 58 ECRİN KAVAS 7D 11 7 8,67 2 3 1,00 8 2 7,33 5 2 4,33 1 4 -0,33 3 4 1,67 30 22 22,67 260,026 15 45 538 784 19906
% 57

46 959 AYSİMA AKSU 7B 9 11 5,33 5 5 3,33 3 7 0,67 3 7 0,67 7 13 2,67 9 11 5,33 36 54 18,00 259,109 13 46 543 789 20037
% 57

47 986 ASYA ARSLAN 7A 7 10 3,67 7 3 6,00 4 6 2,00 3 6 1,00 4 10 0,67 9 8 6,33 34 43 19,67 254,951 8 47 557 809 20769
% 59

48 169 RAMAZAN AYDIN 7C 11 9 8,00 3 7 0,67 6 4 4,67 3 7 0,67 6 14 1,33 29 41 15,34 246,021 12 48 584 849 22499
% 64

49 974 MUHAMMED YASİN ASI7B 8 12 4,00 4 6 2,00 7 3 6,00 7 3 6,00 6 14 1,33 5 15 0,00 37 53 19,33 241,592 14 49 592 866 23363
% 66

50 10 KEREM CİHAN ŞAKAR 7C 7 6 5,00 4 5 2,33 6 4 4,67 3 2 2,33 2 9 -1,00 6 9 3,00 28 35 16,33 240,886 13 50 595 870 23516
% 67

51 69 GÖKTUĞ AKAR 7C 10 8 7,33 6 4 4,67 5 4 3,67 4 6 2,00 2 9 -1,00 3 11 -0,67 30 42 16,00 237,376 14 51 602 880 24245
% 69

52 694 SELİN GÜNEŞ 7A 7 9 4,00 4 4 2,67 7 3 6,00 5 1 4,67 1 6 -1,00 3 8 0,33 27 31 16,67 232,141 9 52 612 897 25317
% 72

53 993 BİLAL SAYKIN 7B 4 12 0,00 8 2 7,33 5 5 3,33 2 8 -0,67 4 11 0,33 7 9 4,00 30 47 14,32 230,199 15 53 616 904 25710
% 73

54 40 MERVE ECRİN OZGAN 7A 6 6 4,00 4 3 3,00 4 5 2,33 2 1 1,67 1 2 0,33 1 4 -0,33 18 21 11,00 224,125 10 54 627 923 26944
% 77

55 266 UMUT KOÇTAŞ 7B 2 3 1,00 0 2 -0,67 4 1 3,67 3 8 0,33 4 4 2,67 13 18 7,00 217,386 16 55 647 952 28302
% 80

56 206 OLCAY AYDEMİR 7B 4 2 3,33 0 3 -1,00 2 2 1,33 10 0 10,00 0 5 -1,67 2 7 -0,33 18 19 11,66 216,741 17 56 649 956 28426
% 81
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OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ÇANAKKALE BİGA DUMLUPINAR ORTAOKULU 7. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI56 682 1019 35194

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (SOS) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 10 7 7,56 6 3 4,52 6 3 4,92 4 4 2,91 6 7 3,51 8 9 4,97 40 34 28,39 282,960

Okul Ortalaması 11 6 9,05 7 3 5,62 7 3 6,22 5 3 3,54 5 6 3,18 8 7 5,96 43 27 33,57 298,710

KATILIMLAR
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KURUM ŞUBE ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ÇANAKKALE BİGA DUMLUPINAR ORTAOKULU 7. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI 56 682 1019 35194

Sıra Okul Sınıf Kat.

Sözel (TÜR) Sözel (SOS) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe SOSYAL BİLGİLER Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 10,05 7,48 7,56 5,64 3,34 4,52 5,97 3,17 4,92 4,16 3,73 2,91 6,01 7,49 3,51 7,81 8,51 4,97 39,64 33,72 28,39 282,960

İl Ortalaması 11,78 5,85 9,83 6,60 2,46 5,78 6,95 2,30 6,18 5,42 3,00 4,42 7,07 5,73 5,16 9,71 6,76 7,45 47,53 26,10 38,82 317,810

İlçe Ortalaması 11,92 5,56 10,07 6,66 2,32 5,89 7,19 2,13 6,48 5,58 2,83 4,64 7,04 5,52 5,19 9,61 6,57 7,42 48,00 24,93 39,69 319,730

Okul Ortalaması 11,07 6,07 9,05 6,50 2,64 5,62 7,07 2,55 6,22 4,68 3,43 3,54 5,02 5,52 3,18 8,18 6,64 5,96 42,52 26,85 33,57 298,710

KATILIMLAR

1
ÇANAKKALE / BİGA
DUMLUPINAR
ORTAOKULU

7D 15 12,60 5,87 10,65 6,47 2,53 5,62 7,27 2,33 6,49 5,73 2,80 4,80 6,60 5,53 4,76 9,27 6,47 7,11 47,94 25,53 39,43 319,520

2
ÇANAKKALE / BİGA
DUMLUPINAR
ORTAOKULU

7C 14 11,21 6,07 9,19 6,71 3,14 5,67 7,21 2,71 6,31 4,93 3,64 3,71 3,93 5,79 2,00 8,29 8,43 5,48 42,28 29,78 32,36 292,830

3
ÇANAKKALE / BİGA
DUMLUPINAR
ORTAOKULU

7A 10 9,90 7,10 7,53 6,90 2,30 6,13 7,00 2,90 6,03 3,40 4,50 1,90 5,20 6,30 3,10 8,10 5,40 6,30 40,50 28,50 30,99 291,210

4
ÇANAKKALE / BİGA
DUMLUPINAR
ORTAOKULU

7B 17 10,29 5,65 8,41 6,12 2,53 5,27 6,82 2,41 6,02 4,29 3,18 3,24 4,41 4,82 2,80 7,18 6,06 5,16 39,11 24,65 30,90 289,620
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KURUM ŞUBE ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ÇANAKKALE BİGA DUMLUPINAR ORTAOKULU 7. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI 56 682 1019 35194

Sıra Okul Sınıf Kat.

Sözel (TÜR) Sözel (SOS) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe SOSYAL BİLGİLER Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 10,05 7,48 7,56 5,64 3,34 4,52 5,97 3,17 4,92 4,16 3,73 2,91 6,01 7,49 3,51 7,81 8,51 4,97 39,64 33,72 28,39 282,960

İl Ortalaması 11,78 5,85 9,83 6,60 2,46 5,78 6,95 2,30 6,18 5,42 3,00 4,42 7,07 5,73 5,16 9,71 6,76 7,45 47,53 26,10 38,82 317,810

İlçe Ortalaması 11,92 5,56 10,07 6,66 2,32 5,89 7,19 2,13 6,48 5,58 2,83 4,64 7,04 5,52 5,19 9,61 6,57 7,42 48,00 24,93 39,69 319,730

Okul Ortalaması 11,07 6,07 9,05 6,50 2,64 5,62 7,07 2,55 6,22 4,68 3,43 3,54 5,02 5,52 3,18 8,18 6,64 5,96 42,52 26,85 33,57 298,710

KATILIMLAR
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Not: Grafiklerin şube etiketlerinde ilk sütunda yer alan sıra numaraları kullanılmıştır.



7A SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ÇANAKKALE BİGA DUMLUPINAR ORTAOKULU 7. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI56 682 1019 35194

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (SOS) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 10 7 7,56 6 3 4,52 6 3 4,92 4 4 2,91 6 7 3,51 8 9 4,97 40 34 28,39 282,960

Okul Ortalaması 11 6 9,05 7 3 5,62 7 3 6,22 5 3 3,54 5 6 3,18 8 7 5,96 43 27 33,57 298,710

SINIF: 7A

KATILIMLAR

1 881 JAN BERK GÖKGÖZ 7A 17 3 16,00 7 3 6,00 8 2 7,33 4 5 2,33 14 2 13,33 18 1 17,67 68 16 62,66 421,351 1 1 77 101 1764
% 5,01

2 107 NİSA İNCE 7A 16 4 14,67 9 1 8,67 9 1 8,67 6 4 4,67 11 5 9,33 11 6 9,00 62 21 55,01 373,264 2 6 161 240 4715
% 13

3 265 UĞUR ÇUR 7A 12 7 9,67 6 2 5,33 7 3 6,00 2 4 0,67 5 6 3,00 8 2 7,33 40 24 32,00 301,074 3 28 384 575 12985
% 37

4 54 EGE NECATİ OZGAN 7A 9 8 6,33 8 2 7,33 8 2 7,33 1 8 -1,67 3 4 1,67 10 8 7,33 39 32 28,32 283,249 4 34 451 664 15795
% 45

5 693 PELİN GÜNEŞ 7A 7 10 3,67 8 1 7,67 8 2 7,33 3 5 1,33 6 8 3,33 7 4 5,67 39 30 29,00 276,945 5 37 472 696 16972
% 48

6 6 AHMET KAÇAR 7A 7 5 5,33 8 2 7,33 8 2 7,33 6 3 5,00 4 3 3,00 4 3 3,00 37 18 30,99 276,746 6 38 474 698 17001
% 48

7 953 KAYRA ESEN 7A 11 9 8,00 8 2 7,33 7 3 6,00 2 8 -0,67 3 17 -2,67 10 10 6,67 41 49 24,66 268,289 7 43 510 745 18425
% 52

8 986 ASYA ARSLAN 7A 7 10 3,67 7 3 6,00 4 6 2,00 3 6 1,00 4 10 0,67 9 8 6,33 34 43 19,67 254,951 8 47 557 809 20769
% 59

9 694 SELİN GÜNEŞ 7A 7 9 4,00 4 4 2,67 7 3 6,00 5 1 4,67 1 6 -1,00 3 8 0,33 27 31 16,67 232,141 9 52 612 897 25317
% 72

10 40 MERVE ECRİN OZGAN 7A 6 6 4,00 4 3 3,00 4 5 2,33 2 1 1,67 1 2 0,33 1 4 -0,33 18 21 11,00 224,125 10 54 627 923 26944
% 77
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7B SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ÇANAKKALE BİGA DUMLUPINAR ORTAOKULU 7. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI56 682 1019 35194

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (SOS) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 10 7 7,56 6 3 4,52 6 3 4,92 4 4 2,91 6 7 3,51 8 9 4,97 40 34 28,39 282,960

Okul Ortalaması 11 6 9,05 7 3 5,62 7 3 6,22 5 3 3,54 5 6 3,18 8 7 5,96 43 27 33,57 298,710

SINIF: 7B

KATILIMLAR

1 61 ERKAN KABACI 7B 18 2 17,33 8 2 7,33 9 1 8,67 5 2 4,33 8 4 6,67 10 1 9,67 58 12 54,00 373,548 1 5 159 237 4676
% 13

2 16 BÜŞRA HANIM TÜRKMEN7B 15 4 13,67 8 2 7,33 8 2 7,33 6 4 4,67 3 1 2,67 11 8 8,33 51 21 44,00 333,062 2 12 270 406 8610
% 24

3 287 ZEYNEP DENİZ 7B 14 5 12,33 7 3 6,00 10 0 10,00 5 4 3,67 4 6 2,00 10 4 8,67 50 22 42,67 327,147 3 13 293 439 9308
% 26

4 207 ŞEVVAL YAŞAR 7B 14 3 13,00 7 1 6,67 7 3 6,00 4 5 2,33 9 2 8,33 4 11 0,33 45 25 36,66 314,094 4 19 335 507 11047
% 31

5 51 ELA ŞEFLEK 7B 15 3 14,00 5 3 4,00 8 2 7,33 3 1 2,67 1 3 0,00 9 5 7,33 41 17 35,33 310,487 5 20 349 527 11580
% 33

6 162 ÖZLEM KARACAN 7B 14 3 13,00 7 3 6,00 7 3 6,00 2 1 1,67 8 2 7,33 38 12 34,00 309,997 6 21 354 533 11666
% 33

7 282 EFECAN YEŞİL 7B 8 4 6,67 7 2 6,33 9 1 8,67 3 3 2,00 6 0 6,00 8 4 6,67 41 14 36,34 306,778 7 22 363 546 12136
% 34

8 12 EMİRHAN ELMAZ 7B 11 8 8,33 5 4 3,67 7 2 6,33 5 4 3,67 9 3 8,00 5 2 4,33 42 23 34,33 306,551 8 23 365 548 12171
% 35

9 49 EGE HURİ 7B 11 6 9,00 9 1 8,67 6 3 5,00 6 1 5,67 4 1 3,67 7 4 5,67 43 16 37,68 305,315 9 24 371 557 12337
% 35

10 75 HİLAL AYLİN KAYIM 7B 10 5 8,33 10 0 10,00 8 2 7,33 7 3 6,00 2 4 0,67 9 5 7,33 46 19 39,66 303,686 10 26 377 566 12575
% 36

11 9 EKREM KURAK 7B 5 11 1,33 8 1 7,67 7 3 6,00 6 4 4,67 7 4 5,67 10 8 7,33 43 31 32,67 286,097 11 33 445 658 15338
% 44

12 62 ERVA CEYSU YÜKSEL 7B 13 2 12,33 6 3 5,00 9 1 8,67 1 5 -0,67 0 2 -0,67 4 3 3,00 33 16 27,66 281,692 12 35 458 673 16059
% 46

13 959 AYSİMA AKSU 7B 9 11 5,33 5 5 3,33 3 7 0,67 3 7 0,67 7 13 2,67 9 11 5,33 36 54 18,00 259,109 13 46 543 789 20037
% 57

14 974 MUHAMMED YASİN ASI7B 8 12 4,00 4 6 2,00 7 3 6,00 7 3 6,00 6 14 1,33 5 15 0,00 37 53 19,33 241,592 14 49 592 866 23363
% 66

15 993 BİLAL SAYKIN 7B 4 12 0,00 8 2 7,33 5 5 3,33 2 8 -0,67 4 11 0,33 7 9 4,00 30 47 14,32 230,199 15 53 616 904 25710
% 73

16 266 UMUT KOÇTAŞ 7B 2 3 1,00 0 2 -0,67 4 1 3,67 3 8 0,33 4 4 2,67 13 18 7,00 217,386 16 55 647 952 28302
% 80

17 206 OLCAY AYDEMİR 7B 4 2 3,33 0 3 -1,00 2 2 1,33 10 0 10,00 0 5 -1,67 2 7 -0,33 18 19 11,66 216,741 17 56 649 956 28426
% 81
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7C SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ÇANAKKALE BİGA DUMLUPINAR ORTAOKULU 7. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI56 682 1019 35194

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (SOS) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 10 7 7,56 6 3 4,52 6 3 4,92 4 4 2,91 6 7 3,51 8 9 4,97 40 34 28,39 282,960

Okul Ortalaması 11 6 9,05 7 3 5,62 7 3 6,22 5 3 3,54 5 6 3,18 8 7 5,96 43 27 33,57 298,710

SINIF: 7C

KATILIMLAR

1 82 HALİL EFE YÜRÜK 7C 13 4 11,67 9 0 9,00 10 0 10,00 8 2 7,33 7 4 5,67 15 2 14,33 62 12 58,00 373,742 1 4 157 234 4647
% 13

2 55 HÜSEYİN BARAKDAR 7C 15 3 14,00 8 2 7,33 6 4 4,67 5 3 4,00 5 1 4,67 14 5 12,33 53 18 47,00 353,453 2 8 204 309 6473
% 18

3 22 ARAS ÇINAR 7C 15 4 13,67 7 3 6,00 10 0 10,00 5 5 3,33 4 8 1,33 10 8 7,33 51 28 41,66 324,103 3 15 304 455 9725
% 28

4 94 NEHİR KAÇMAZ 7C 12 5 10,33 8 2 7,33 9 1 8,67 7 0 7,00 1 5 -0,67 12 6 10,00 49 19 42,66 317,323 4 17 320 483 10572
% 30

5 77 IRMAK TEMUÇİN 7C 15 4 13,67 8 2 7,33 7 3 6,00 6 2 5,33 2 5 0,33 10 10 6,67 48 26 39,33 314,734 5 18 332 503 10950
% 31

6 187 RÜZGAR İSHAK 7C 13 6 11,00 5 5 3,33 7 3 6,00 3 7 0,67 10 6 8,00 5 10 1,67 43 37 30,67 301,429 6 27 383 574 12915
% 37

7 66 EYMEN KARTAL 7C 9 5 7,33 8 2 7,33 7 3 6,00 9 1 8,67 3 8 0,33 9 6 7,00 45 25 36,66 293,602 7 30 415 619 14103
% 40

8 17 ALPER TEKİLİ 7C 10 9 7,00 5 5 3,33 7 3 6,00 2 8 -0,67 11 9 8,00 6 14 1,33 41 48 24,99 280,652 8 36 462 678 16252
% 46

9 692 BERKAN GÜNEŞ 7C 8 8 5,33 7 3 6,00 7 3 6,00 0 3 -1,00 7 6 5,00 6 7 3,67 35 30 25,00 274,205 9 40 484 712 17435
% 50

10 258 HUZEYFE TURAN GÜLCAN7C 8 6 6,00 9 1 8,67 7 3 6,00 7 3 6,00 1 2 0,33 6 7 3,67 38 22 30,67 272,245 10 41 490 720 17748
% 50

11 177 ROJDA BOZKURT 7C 11 8 8,33 7 3 6,00 7 3 6,00 7 2 6,33 0 9 -3,00 8 9 5,00 40 34 28,66 269,785 11 42 501 732 18166
% 52

12 169 RAMAZAN AYDIN 7C 11 9 8,00 3 7 0,67 6 4 4,67 3 7 0,67 6 14 1,33 29 41 15,34 246,021 12 48 584 849 22499
% 64

13 10 KEREM CİHAN ŞAKAR 7C 7 6 5,00 4 5 2,33 6 4 4,67 3 2 2,33 2 9 -1,00 6 9 3,00 28 35 16,33 240,886 13 50 595 870 23516
% 67

14 69 GÖKTUĞ AKAR 7C 10 8 7,33 6 4 4,67 5 4 3,67 4 6 2,00 2 9 -1,00 3 11 -0,67 30 42 16,00 237,376 14 51 602 880 24245
% 69

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

LGS
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort.



7D SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ÇANAKKALE BİGA DUMLUPINAR ORTAOKULU 7. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI56 682 1019 35194

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (SOS) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 10 7 7,56 6 3 4,52 6 3 4,92 4 4 2,91 6 7 3,51 8 9 4,97 40 34 28,39 282,960

Okul Ortalaması 11 6 9,05 7 3 5,62 7 3 6,22 5 3 3,54 5 6 3,18 8 7 5,96 43 27 33,57 298,710

SINIF: 7D

KATILIMLAR

1 85 MEHMET KASAP 7D 14 2 13,33 7 0 7,00 10 0 10,00 9 1 8,67 10 3 9,00 16 3 15,00 66 9 63,00 396,603 1 2 117 163 3046
% 8,65

2 39 DAMLA ÖZDERİN 7D 13 4 11,67 6 2 5,33 8 2 7,33 7 1 6,67 13 3 12,00 14 4 12,67 61 16 55,67 381,636 2 3 138 201 4061
% 12

3 50 ELA ÇAVUŞ 7D 14 4 12,67 9 1 8,67 8 2 7,33 9 1 8,67 8 6 6,00 15 5 13,33 63 19 56,67 371,773 3 7 166 250 4836
% 14

4 57 SEVVAL UZ 7D 16 4 14,67 8 1 7,67 6 4 4,67 8 2 7,33 8 8 5,33 9 5 7,33 55 24 47,00 344,136 4 9 235 353 7429
% 21

5 581 ÖZLEM DEMİR 7D 15 4 13,67 7 3 6,00 8 2 7,33 8 1 7,67 8 7 5,67 9 7 6,67 55 24 47,01 341,253 5 10 245 371 7728
% 22

6 32 BERRA POTUR 7D 13 7 10,67 8 2 7,33 8 2 7,33 7 3 6,00 6 4 4,67 12 6 10,00 54 24 46,00 337,414 6 11 255 386 8155
% 23

7 42 DERİN E* R 7D 12 6 10,00 6 3 5,00 7 3 6,00 3 7 0,67 9 4 7,67 10 6 8,00 47 29 37,34 324,568 7 14 301 451 9650
% 27

8 895 BERKİN CAN 7D 15 4 13,67 8 2 7,33 8 2 7,33 7 2 6,33 6 7 3,67 6 8 3,33 50 25 41,66 319,197 8 16 310 471 10307
% 29

9 79 KAZIM EYMEN YILMAZ 7D 14 5 12,33 9 1 8,67 5 5 3,33 8 2 7,33 5 9 2,00 7 10 3,67 48 32 37,33 303,814 9 25 375 563 12550
% 36

10 76 HÜSEYİN ALİ ÇAKMAK 7D 10 7 7,67 6 1 5,67 7 1 6,67 5 4 3,67 8 5 6,33 5 5 3,33 41 23 33,34 296,395 10 29 402 601 13687
% 39

11 84 MEHMET EMİN GİREN 7D 12 7 9,67 6 4 4,67 7 3 6,00 3 5 1,33 3 9 0,00 10 8 7,33 41 36 29,00 288,212 11 31 436 649 14994
% 43

12 53 MEHMET EREN ÖZGEN7D 12 5 10,33 5 5 3,33 7 3 6,00 4 6 2,00 6 6 4,00 5 8 2,33 39 33 27,99 286,280 12 32 443 656 15309
% 43

13 93 NAZLICAN YILDIZ 7D 9 11 5,33 6 4 4,67 9 1 8,67 3 5 1,33 0 1 -0,33 10 6 8,00 37 28 27,67 275,771 13 39 475 699 17167
% 49

14 89 MURAT ERCAN 7D 9 11 5,33 4 6 2,00 3 3 2,00 8 7 5,67 8 12 4,00 32 39 19,00 265,677 14 44 520 759 18870
% 54

15 58 ECRİN KAVAS 7D 11 7 8,67 2 3 1,00 8 2 7,33 5 2 4,33 1 4 -0,33 3 4 1,67 30 22 22,67 260,026 15 45 538 784 19906
% 57
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7. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

276,746 48,31
%

ÇANAKKALE / BİGA
DUMLUPINAR ORTAOKULU

7A  -  6
AHMET KAÇAR 90 37 18 35 31 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(17001.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 38 474 698 17001 % 48,31

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 10 56 682 1019 35194

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 7 5 8 5,33 % 27

Cevap Anahtarı A AADCCBDDABCBCDDBBCAC

Cevaplarınız AAb  d D  CBC bB d d

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (SOS) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A DDABDCBACA

Cevaplarınız DDABDCaAaA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A BDBCACBCDC

Cevaplarınız dDBCAbBCDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 6 3 1 5,00 % 50

Cevap Anahtarı A AABADDACCB

Cevaplarınız AAcADDd Ca

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 4 3 13 3,00 % 15

Cevap Anahtarı A BADBACBBDBACDBACDBDC

Cevaplarınız    cA d  Bc D  C    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 4 3 13 3,00 % 15

Cevap Anahtarı A CADDCDCCDBABBABBDABB

Cevaplarınız C  D D  D c   d a   

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 2 1 67
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 0 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 1 1 25
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 0 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 0 50
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 0 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 0 0

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 2 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 3 3 0 100
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 2 1 67
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 2 0 1 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 2 1 1 50
Students will be able to understand past and present events in simple texts including explanations and reasons. 1 0 0 0
Students will be able to state their preferences. 1 1 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 1 0 25
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 0 0 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 1 1 25
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 3 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 0 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 0 0

Fen S D Y B%
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 0 0 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 0 0 0
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 2 0 0 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 0 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 0 1 0
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 0 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 0 1 0
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 0 0 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 0 0
Günlük yaşamda karşılaştığı çözücü ve çözünenleri kullanarak çözelti hazırlar. 1 0 0 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 0 0



7. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

254,951 59,01
%

ÇANAKKALE / BİGA
DUMLUPINAR ORTAOKULU

7A  -  986
ASYA ARSLAN 90 34 43 13 19 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(20769.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 47 557 809 20769 % 59,01

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 10 56 682 1019 35194

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 7 10 3 3,67 % 18

Cevap Anahtarı A AADCCBDDABCBCDDBBCAC

Cevaplarınız AbcCddcD BCBa add Aa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (SOS) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A DDABDCBACA

Cevaplarınız DcABDaBcCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 4 6 0 2,00 % 20

Cevap Anahtarı A BDBCACBCDC

Cevaplarınız dDdCAadCaa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 3 6 1 1,00 % 10

Cevap Anahtarı A AABADDACCB

Cevaplarınız AA daacbCa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 4 10 6 0,67 % 3

Cevap Anahtarı A BADBACBBDBACDBACDBDC

Cevaplarınız B  aAaca ab c dCDac 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 9 8 3 6,33 % 32

Cevap Anahtarı A CADDCDCCDBABBABBDABB

Cevaplarınız b DbaDCdDcAB ABdDc a

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 1 2 33
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 1 3 25
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 0 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 2 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 0 1 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 3 0 3 0
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 0 2 0
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 2 0 1 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 2 0 2 0
Students will be able to understand past and present events in simple texts including explanations and reasons. 1 0 1 0
Students will be able to state their preferences. 1 1 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 2 0 50
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 1 0 50
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 0 3 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 3 0 2 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 1 0

Fen S D Y B%
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 1 0 50
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 1 1 50
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 2 0 2 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 1 1 50
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 1 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 1 0 100
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 0 0 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Günlük yaşamda karşılaştığı çözücü ve çözünenleri kullanarak çözelti hazırlar. 1 0 1 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 0 0



7. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

283,249 44,88
%

ÇANAKKALE / BİGA
DUMLUPINAR ORTAOKULU

7A  -  54
EGE NECATİ OZGAN 90 39 32 19 28 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(15795.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 34 451 664 15795 % 44,88

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 10 56 682 1019 35194

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 9 8 3 6,33 % 32

Cevap Anahtarı B CDAADCBBCBDABDDCCBCA

Cevaplarınız bcAADCBBCBD cbba  ac

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (SOS) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B AACDBBCDAD

Cevaplarınız AAaDBBCDAb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B CBDBCACBCD

Cevaplarınız CBcBCACBaD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 1 8 1 -1,67 % 0

Cevap Anahtarı B AAABDCBDCA

Cevaplarınız bAdcbbca b

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 3 4 13 1,67 % 8

Cevap Anahtarı B ABBABBCDBDCDBABDCACD

Cevaplarınız    AaB  a     abC   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 10 8 2 7,33 % 37

Cevap Anahtarı B ADCCDCCDDBBBAABBBDAB

Cevaplarınız cDCCbCdDaBcdAABa Dc 

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 2 1 67
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 1 3 25
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 0 0

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 2 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 1 0 1 0
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 3 2 1 67
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 2 0 2 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 0 3 0
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 2 0 1 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 2 0 2 0
Students will be able to understand past and present events in simple texts including explanations and reasons. 1 0 0 0
Students will be able to state their preferences. 1 0 1 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 1 0 25
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 0 0 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 0 2 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 3 0 0 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 0 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 0 0

Fen S D Y B%
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 0 2 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 0 2 0
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 2 1 1 50
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 1 1 50
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 1 0 100
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 1 0 100
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Günlük yaşamda karşılaştığı çözücü ve çözünenleri kullanarak çözelti hazırlar. 1 0 0 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 0 0



7. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

421,351 5,01
%

ÇANAKKALE / BİGA
DUMLUPINAR ORTAOKULU

7A  -  881
JAN BERK GÖKGÖZ 90 68 16 6 62 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1764.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 1 77 101 1764 % 5,01

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 10 56 682 1019 35194

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 17 3 0 16,00 % 80

Cevap Anahtarı A AADCCBDDABCBCDDBBCAC

Cevaplarınız AcDCCBDbdBCBCDDBBCAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (SOS) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A DDABDCBACA

Cevaplarınız DbABDdBAbA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A BDBCACBCDC

Cevaplarınız dDBCACBCaC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 4 5 1 2,33 % 23

Cevap Anahtarı A AABADDACCB

Cevaplarınız AAcdD baCd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 14 2 4 13,33 % 67

Cevap Anahtarı A BADBACBBDBACDBACDBDC

Cevaplarınız BADdA BB aACDB CDBD 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 18 1 1 17,67 % 88

Cevap Anahtarı A CADDCDCCDBABBABBDABB

Cevaplarınız CADDCDCCDdA BABBDABB

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 2 1 67
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 4 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 2 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 3 2 1 67
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 1 2 33
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 2 0 2 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 2 0 1 0
Students will be able to understand past and present events in simple texts including explanations and reasons. 1 0 1 0
Students will be able to state their preferences. 1 1 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 3 0 75
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 1 2 25
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 3 2 0 67
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 0 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 1 0 100

Fen S D Y B%
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 1 0 50
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 2 0 100
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 2 2 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 2 0 100
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 1 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 1 0 100
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Günlük yaşamda karşılaştığı çözücü ve çözünenleri kullanarak çözelti hazırlar. 1 1 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100



7. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

268,289 52,35
%

ÇANAKKALE / BİGA
DUMLUPINAR ORTAOKULU

7A  -  953
KAYRA ESEN 90 41 49 0 24 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(18425.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 43 510 745 18425 % 52,35

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 10 56 682 1019 35194

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 11 9 0 8,00 % 40

Cevap Anahtarı B CDAADCBBCBDABDDCCBCA

Cevaplarınız CDAbcCBaCBbdacDaCBdA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (SOS) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B AACDBBCDAD

Cevaplarınız AAbDBBCDAb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı B CBDBCACBCD

Cevaplarınız CBDBCACdaa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 2 8 0 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı B AAABDCBDCA

Cevaplarınız bcAdDaacbb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 3 17 0 -2,67 % 0

Cevap Anahtarı B ABBABBCDBDCDBABDCACD

Cevaplarınız cBcAdcbDacacdbacdbac

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 10 10 0 6,67 % 33

Cevap Anahtarı B ADCCDCCDDBBBAABBBDAB

Cevaplarınız ADdbbCdDDaBdcABBdcbB

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 2 1 67
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 2 2 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 0 2 0
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 2 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 3 1 2 33
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 1 0
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 1 2 33
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 2 0 2 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 2 1 1 50
Students will be able to understand past and present events in simple texts including explanations and reasons. 1 0 1 0
Students will be able to state their preferences. 1 0 1 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 2 2 50
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 0 4 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 3 0 3 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 1 0

Fen S D Y B%
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 2 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 1 1 50
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 2 0 2 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 0 2 0
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 1 0 100
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 1 0 100
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Günlük yaşamda karşılaştığı çözücü ve çözünenleri kullanarak çözelti hazırlar. 1 0 1 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100



7. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

224,125 76,56
%

ÇANAKKALE / BİGA
DUMLUPINAR ORTAOKULU

7A  -  40
MERVE ECRİN OZGAN 90 18 21 51 11 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(26944.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 54 627 923 26944 % 76,56

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 10 56 682 1019 35194

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 6 6 8 4,00 % 20

Cevap Anahtarı A AADCCBDDABCBCDDBBCAC

Cevaplarınız AAcCad  b C CDc    a

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (SOS) 10 4 3 3 3,00 % 30

Cevap Anahtarı A DDABDCBACA

Cevaplarınız Dab bCB  A

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 4 5 1 2,33 % 23

Cevap Anahtarı A BDBCACBCDC

Cevaplarınız a ddACdCaC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 2 1 7 1,67 % 17

Cevap Anahtarı A AABADDACCB

Cevaplarınız Ad       B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 1 2 17 0,33 % 2

Cevap Anahtarı A BADBACBBDBACDBACDBDC

Cevaplarınız Bb    a             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 1 4 15 -0,33 % 0

Cevap Anahtarı A CADDCDCCDBABBABBDABB

Cevaplarınız d  Daab             

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 2 1 67
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 0 2 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 0 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 0 0 0
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 0 0

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 2 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 0 0
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 0 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 1 0 0 0
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 0 1 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 3 1 2 33
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 2 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 0 0 0
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 2 0 0 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 2 0 0 0
Students will be able to understand past and present events in simple texts including explanations and reasons. 1 0 0 0
Students will be able to state their preferences. 1 0 0 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 1 0 25
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 1 0 50
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 3 0 0 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 0 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 0 0

Fen S D Y B%
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 0 0 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 0 0 0
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 2 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 0 0 0
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 0 0 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 0 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 0 0 0
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 0 0 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 0 0
Günlük yaşamda karşılaştığı çözücü ve çözünenleri kullanarak çözelti hazırlar. 1 0 0 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 1 0 0 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 0 0



7. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

373,264 13,40
%

ÇANAKKALE / BİGA
DUMLUPINAR ORTAOKULU

7A  -  107
NİSA İNCE 90 62 21 7 55 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4715.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 6 161 240 4715 % 13,40

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 10 56 682 1019 35194

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 16 4 0 14,67 % 73

Cevap Anahtarı A AADCCBDDABCBCDDBBCAC

Cevaplarınız AADCCBccdBCBCDDBdCAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (SOS) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A DDABDCBACA

Cevaplarınız DDABDCBAaA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A BDBCACBCDC

Cevaplarınız dDBCACBCDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı A AABADDACCB

Cevaplarınız AABAaacbCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 11 5 4 9,33 % 47

Cevap Anahtarı A BADBACBBDBACDBACDBDC

Cevaplarınız ac BAbdBcB CD ACDBD 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 11 6 3 9,00 % 45

Cevap Anahtarı A CADDCDCCDBABBABBDABB

Cevaplarınız C bDbaCdDBb BABdDA B

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 3 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 4 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 2 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 3 3 0 100
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 2 1 67
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 2 1 1 50
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 2 0 2 0
Students will be able to understand past and present events in simple texts including explanations and reasons. 1 0 1 0
Students will be able to state their preferences. 1 1 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 2 2 50
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 2 1 50
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 3 1 0 33
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 1 0 100

Fen S D Y B%
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 0 0 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 1 1 50
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 2 1 1 50
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 1 1 50
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 1 0 100
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 0 1 0
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Günlük yaşamda karşılaştığı çözücü ve çözünenleri kullanarak çözelti hazırlar. 1 0 1 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 0 0



7. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

276,945 48,22
%

ÇANAKKALE / BİGA
DUMLUPINAR ORTAOKULU

7A  -  693
PELİN GÜNEŞ 90 39 30 21 29 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(16972.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 37 472 696 16972 % 48,22

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 10 56 682 1019 35194

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 7 10 3 3,67 % 18

Cevap Anahtarı A AADCCBDDABCBCDDBBCAC

Cevaplarınız AbcCbB D BCaabb cdAa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (SOS) 10 8 1 1 7,67 % 77

Cevap Anahtarı A DDABDCBACA

Cevaplarınız Da BDCBACA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A BDBCACBCDC

Cevaplarınız BDBbACBCaC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 3 5 2 1,33 % 13

Cevap Anahtarı A AABADDACCB

Cevaplarınız Ad da bCCd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 6 8 6 3,33 % 17

Cevap Anahtarı A BADBACBBDBACDBACDBDC

Cevaplarınız BAbaAdd  ab D cCD b 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 7 4 9 5,67 % 28

Cevap Anahtarı A CADDCDCCDBABBABBDABB

Cevaplarınız a b aa CD     B DABB

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 1 2 33
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 1 2 25
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 0 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 2 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 3 2 1 67
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 2 0 2 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 0 2 0
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 2 1 0 50
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 2 0 1 0
Students will be able to understand past and present events in simple texts including explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to state their preferences. 1 1 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 2 0 50
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 1 0 50
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 0 3 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 3 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 1 0

Fen S D Y B%
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 0 0 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 1 1 50
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 0 0 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 2 1 1 50
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 0 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 2 0 100
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 0 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 0 0 0
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 0 0 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 0 0
Günlük yaşamda karşılaştığı çözücü ve çözünenleri kullanarak çözelti hazırlar. 1 0 0 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100



7. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

232,141 71,94
%

ÇANAKKALE / BİGA
DUMLUPINAR ORTAOKULU

7A  -  694
SELİN GÜNEŞ 90 27 31 32 16 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(25317.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 52 612 897 25317 % 71,94

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 10 56 682 1019 35194

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 7 9 4 4,00 % 20

Cevap Anahtarı B CDAADCBBCBDABDDCCBCA

Cevaplarınız dDdADbd Cd dBDba aC 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (SOS) 10 4 4 2 2,67 % 27

Cevap Anahtarı B AACDBBCDAD

Cevaplarınız AbdbBB D b

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı B CBDBCACBCD

Cevaplarınız CaDBCACdCb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 5 1 4 4,67 % 47

Cevap Anahtarı B AAABDCBDCA

Cevaplarınız A A  CdD A

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 1 6 13 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı B ABBABBCDBDCDBABDCACD

Cevaplarınız  cac      Cc c  d   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 3 8 9 0,33 % 2

Cevap Anahtarı B ADCCDCCDDBBBAABBBDAB

Cevaplarınız  bd c bD a  AA  dbb 

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 2 1 67
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 2 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 0 0 0
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 0 50
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 1 1 50
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 0 0 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 0 1 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 3 2 1 67
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 0 0
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 0 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 2 0 67
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 2 0 0 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 2 1 0 50
Students will be able to understand past and present events in simple texts including explanations and reasons. 1 0 0 0
Students will be able to state their preferences. 1 1 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 1 2 25
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 3 0 2 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 0 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 0 0

Fen S D Y B%
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 0 0 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 0 1 0
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 2 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 0 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 0 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 0 2 0
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 0 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 1 0 100
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 0 0 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Günlük yaşamda karşılaştığı çözücü ve çözünenleri kullanarak çözelti hazırlar. 1 0 1 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 0 0



7. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

301,074 36,90
%

ÇANAKKALE / BİGA
DUMLUPINAR ORTAOKULU

7A  -  265
UĞUR ÇUR 90 40 24 26 32 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(12985.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 28 384 575 12985 % 36,90

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 10 56 682 1019 35194

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 12 7 1 9,67 % 48

Cevap Anahtarı B CDAADCBBCBDABDDCCBCA

Cevaplarınız d AcDCBBCcDdBaDCdaCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (SOS) 10 6 2 2 5,33 % 53

Cevap Anahtarı B AACDBBCDAD

Cevaplarınız AAaDaBC  D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı B CBDBCACBCD

Cevaplarınız CBcBCACaCa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 2 4 4 0,67 % 7

Cevap Anahtarı B AAABDCBDCA

Cevaplarınız cAA  bd  b

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 5 6 9 3,00 % 15

Cevap Anahtarı B ABBABBCDBDCDBABDCACD

Cevaplarınız   cA B  acCc cd CA  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 8 2 10 7,33 % 37

Cevap Anahtarı B ADCCDCCDDBBBAABBBDAB

Cevaplarınız  DC Dbb DB  A  B  A 

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 1 1 33
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 4 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 1 0 50
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 1 0 1 0
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 3 2 1 67
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 1 0 33
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 2 0 0 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 2 0 1 0
Students will be able to understand past and present events in simple texts including explanations and reasons. 1 0 0 0
Students will be able to state their preferences. 1 0 1 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 2 1 50
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 1 0 50
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 3 0 2 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 0 0

Fen S D Y B%
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 0 0 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 2 0 100
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 2 1 0 50
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 1 1 50
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 0 0 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 0 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 0 0 0
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 0 0 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Günlük yaşamda karşılaştığı çözücü ve çözünenleri kullanarak çözelti hazırlar. 1 0 0 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 1 0 0 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 0 0



7. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

259,109 56,93
%

ÇANAKKALE / BİGA
DUMLUPINAR ORTAOKULU

7B  -  959
AYSİMA AKSU 90 36 54 0 18 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(20037.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 46 543 789 20037 % 56,93

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 17 56 682 1019 35194

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 9 11 0 5,33 % 27

Cevap Anahtarı B CDAADCBBCBDABDDCCBCA

Cevaplarınız aaAcDCdBdcDdBbDbCcCd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (SOS) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı B AACDBBCDAD

Cevaplarınız AdaDdaCcAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı B CBDBCACBCD

Cevaplarınız ddbdCcadCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı B AAABDCBDCA

Cevaplarınız AbbcDacbdA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 7 13 0 2,67 % 13

Cevap Anahtarı B ABBABBCDBDCDBABDCACD

Cevaplarınız ABaABcdDcabcdAabCdab

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 9 11 0 5,33 % 27

Cevap Anahtarı B ADCCDCCDDBBBAABBBDAB

Cevaplarınız dDaabbdDcBaBbABBBccB

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 1 2 33
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 3 1 75
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 0 2 0
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 1 0 1 0
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 0 1 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 3 2 1 67
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 1 0
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 0 3 0
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 2 0 2 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 2 2 0 100
Students will be able to understand past and present events in simple texts including explanations and reasons. 1 0 1 0
Students will be able to state their preferences. 1 0 1 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 2 2 50
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 1 3 25
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 3 1 2 33
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 1 0

Fen S D Y B%
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 0 2 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 1 1 50
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 2 0 2 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 1 1 50
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 1 0 100
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 1 0 100
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Günlük yaşamda karşılaştığı çözücü ve çözünenleri kullanarak çözelti hazırlar. 1 1 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100



7. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

230,199 73,05
%

ÇANAKKALE / BİGA
DUMLUPINAR ORTAOKULU

7B  -  993
BİLAL SAYKIN 90 30 47 13 14 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(25710.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 53 616 904 25710 % 73,05

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 17 56 682 1019 35194

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 4 12 4 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A AADCCBDDABCBCDDBBCAC

Cevaplarınız AdDadca cBCab cc a a

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (SOS) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A DDABDCBACA

Cevaplarınız DaABDCBAaA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı A BDBCACBCDC

Cevaplarınız dDddAbBCaC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 2 8 0 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı A AABADDACCB

Cevaplarınız dAcdcbdaaB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 4 11 5 0,33 % 2

Cevap Anahtarı A BADBACBBDBACDBACDBDC

Cevaplarınız BcDa aB cd b acCac b

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 7 9 4 4,00 % 20

Cevap Anahtarı A CADDCDCCDBABBABBDABB

Cevaplarınız C a ab CcdA BAdBDbaa

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 2 1 67
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 0 3 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 0 50
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 0 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 0 0

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 2 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 0 1 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 3 2 1 67
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 1 0
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 0 3 0
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 2 0 2 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 2 0 2 0
Students will be able to understand past and present events in simple texts including explanations and reasons. 1 0 1 0
Students will be able to state their preferences. 1 0 1 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 1 2 25
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 0 4 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 3 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 0 0

Fen S D Y B%
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 0 0 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 0 2 0
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 0 0 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 2 0 2 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 0 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 1 1 50
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 1 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 1 0 100
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Günlük yaşamda karşılaştığı çözücü ve çözünenleri kullanarak çözelti hazırlar. 1 1 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 1 0



7. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

333,062 24,46
%

ÇANAKKALE / BİGA
DUMLUPINAR ORTAOKULU

7B  -  16
BÜŞRA HANIM TÜRKMEN 90 51 21 18 44 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(8610.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 12 270 406 8610 % 24,46

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 17 56 682 1019 35194

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 15 4 1 13,67 % 68

Cevap Anahtarı B CDAADCBBCBDABDDCCBCA

Cevaplarınız CcAADCBBCBDABbDaaBC 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (SOS) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B AACDBBCDAD

Cevaplarınız AAdDBBCDdD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B CBDBCACBCD

Cevaplarınız CBDBCACaCc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı B AAABDCBDCA

Cevaplarınız AAcBDCdDbd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 3 1 16 2,67 % 13

Cevap Anahtarı B ABBABBCDBDCDBABDCACD

Cevaplarınız AB d B              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 11 8 1 8,33 % 42

Cevap Anahtarı B ADCCDCCDDBBBAABBBDAB

Cevaplarınız dbdCDCdDaBBBAABBdbc 

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 2 1 67
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 3 0 75
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 2 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 3 2 1 67
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 2 1 67
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 2 1 1 50
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 2 1 1 50
Students will be able to understand past and present events in simple texts including explanations and reasons. 1 0 1 0
Students will be able to state their preferences. 1 1 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 1 1 25
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 1 0 50
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 3 0 0 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 0 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 0 0

Fen S D Y B%
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 1 1 50
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 2 0 100
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 2 1 1 50
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 1 1 50
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 1 0 100
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 1 0 100
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Günlük yaşamda karşılaştığı çözücü ve çözünenleri kullanarak çözelti hazırlar. 1 0 1 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 0 0



7. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

306,778 34,48
%

ÇANAKKALE / BİGA
DUMLUPINAR ORTAOKULU

7B  -  282
EFECAN YEŞİL 90 41 14 35 36 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(12136.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 22 363 546 12136 % 34,48

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 17 56 682 1019 35194

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 8 4 8 6,67 % 33

Cevap Anahtarı A AADCCBDDABCBCDDBBCAC

Cevaplarınız AAa CBaD BCc      Ab

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (SOS) 10 7 2 1 6,33 % 63

Cevap Anahtarı A DDABDCBACA

Cevaplarınız D ABDCBAad

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A BDBCACBCDC

Cevaplarınız BDdCACBCDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 3 3 4 2,00 % 20

Cevap Anahtarı A AABADDACCB

Cevaplarınız AA baD  a 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 6 0 14 6,00 % 30

Cevap Anahtarı A BADBACBBDBACDBACDBDC

Cevaplarınız  A  A      C  AC B  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 8 4 8 6,67 % 33

Cevap Anahtarı A CADDCDCCDBABBABBDABB

Cevaplarınız b aa DC DcA  AB D  B

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 2 1 67
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 0 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 2 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 0 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 0 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 0 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 0 0

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 1 1 50
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 0 1 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 3 3 0 100
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 0 2 0
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 2 0 0 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 2 1 0 50
Students will be able to understand past and present events in simple texts including explanations and reasons. 1 0 0 0
Students will be able to state their preferences. 1 0 1 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 0 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 0 0 0

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 2 0 50
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 1 0 50
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 3 0 0 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 0 0

Fen S D Y B%
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 0 0 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 1 1 50
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 2 0 0 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 1 0 50
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 1 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 1 0 100
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 0 0 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Günlük yaşamda karşılaştığı çözücü ve çözünenleri kullanarak çözelti hazırlar. 1 0 0 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 0 0



7. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

305,315 35,05
%

ÇANAKKALE / BİGA
DUMLUPINAR ORTAOKULU

7B  -  49
EGE HURİ 90 43 16 31 37 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(12337.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 24 371 557 12337 % 35,05

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 17 56 682 1019 35194

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 11 6 3 9,00 % 45

Cevap Anahtarı B CDAADCBBCBDABDDCCBCA

Cevaplarınız CcAAaCcBCBDAcaDCb   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (SOS) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B AACDBBCDAD

Cevaplarınız AbCDBBCDAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 6 3 1 5,00 % 50

Cevap Anahtarı B CBDBCACBCD

Cevaplarınız CBDdCAadC 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 6 1 3 5,67 % 57

Cevap Anahtarı B AAABDCBDCA

Cevaplarınız AAABDC   b

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 4 1 15 3,67 % 18

Cevap Anahtarı B ABBABBCDBDCDBABDCACD

Cevaplarınız c  A          B CA  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 7 4 9 5,67 % 28

Cevap Anahtarı B ADCCDCCDDBBBAABBBDAB

Cevaplarınız  aC ad DDB  AAc  D  

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 2 1 67
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 1 1 25
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 0 0

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 1 1 50
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 3 1 1 33
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 2 0 67
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 2 1 0 50
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 2 1 1 50
Students will be able to understand past and present events in simple texts including explanations and reasons. 1 0 0 0
Students will be able to state their preferences. 1 1 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 0 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 0 0 0

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 1 0 25
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 0 0 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 3 0 0 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 0 0

Fen S D Y B%
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 0 0 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 0 1 0
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 2 0 0 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 1 0 50
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 1 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 1 0 100
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 0 0 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Günlük yaşamda karşılaştığı çözücü ve çözünenleri kullanarak çözelti hazırlar. 1 0 0 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 0 0



7. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

286,097 43,58
%

ÇANAKKALE / BİGA
DUMLUPINAR ORTAOKULU

7B  -  9
EKREM KURAK 90 43 31 16 32 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(15338.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 33 445 658 15338 % 43,58

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 17 56 682 1019 35194

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 5 11 4 1,33 % 7

Cevap Anahtarı A AADCCBDDABCBCDDBBCAC

Cevaplarınız AADaddab aC aDb  dba

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (SOS) 10 8 1 1 7,67 % 77

Cevap Anahtarı A DDABDCBACA

Cevaplarınız Dc BDCBACA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A BDBCACBCDC

Cevaplarınız aDBCAaBCaC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı A AABADDACCB

Cevaplarınız AABcDadaCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 7 4 9 5,67 % 28

Cevap Anahtarı A BADBACBBDBACDBACDBDC

Cevaplarınız  b  A BaaB dD AC B  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 10 8 2 7,33 % 37

Cevap Anahtarı A CADDCDCCDBABBABBDABB

Cevaplarınız CADcaDCdcdABab BDA c

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 3 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 0 3 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 0 2 0
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 0 0

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 2 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 3 2 1 67
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 2 1 67
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 2 1 1 50
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 2 0 2 0
Students will be able to understand past and present events in simple texts including explanations and reasons. 1 0 1 0
Students will be able to state their preferences. 1 1 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 1 2 25
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 0 1 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 1 0 25
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 3 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 0 0

Fen S D Y B%
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 2 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 1 1 50
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 2 1 1 50
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 0 1 0
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 1 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 1 0 100
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Günlük yaşamda karşılaştığı çözücü ve çözünenleri kullanarak çözelti hazırlar. 1 1 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 0 0



7. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

310,487 32,90
%

ÇANAKKALE / BİGA
DUMLUPINAR ORTAOKULU

7B  -  51
ELA ŞEFLEK 90 41 17 32 35 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(11580.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 20 349 527 11580 % 32,90

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 17 56 682 1019 35194

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 15 3 2 14,00 % 70

Cevap Anahtarı A AADCCBDDABCBCDDBBCAC

Cevaplarınız AADCCBDD BCBCDbca AC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (SOS) 10 5 3 2 4,00 % 40

Cevap Anahtarı A DDABDCBACA

Cevaplarınız Db BD cAdA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A BDBCACBCDC

Cevaplarınız cDBCACBCaC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 3 1 6 2,67 % 27

Cevap Anahtarı A AABADDACCB

Cevaplarınız  A  a   CB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 1 3 16 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BADBACBBDBACDBACDBDC

Cevaplarınız     d a     c  C    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 9 5 6 7,33 % 37

Cevap Anahtarı A CADDCDCCDBABBABBDABB

Cevaplarınız b Dcd Cbc A BAB DA B

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 3 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 3 1 75
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 2 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 0 0 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 3 2 1 67
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 0 0
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 0 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 2 1 0 50
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 0 1 0
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 2 0 0 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 2 0 0 0
Students will be able to understand past and present events in simple texts including explanations and reasons. 1 0 0 0
Students will be able to state their preferences. 1 1 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 0 1 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 0 0 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 3 0 0 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 0 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 0 0

Fen S D Y B%
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 0 0 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 2 0 100
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 2 1 1 50
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 0 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 1 1 50
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 0 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 1 0 100
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Günlük yaşamda karşılaştığı çözücü ve çözünenleri kullanarak çözelti hazırlar. 1 0 0 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 0 0



7. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

306,551 34,58
%

ÇANAKKALE / BİGA
DUMLUPINAR ORTAOKULU

7B  -  12
EMİRHAN ELMAZ 90 42 23 25 34 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(12171.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 23 365 548 12171 % 34,58

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 17 56 682 1019 35194

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 11 8 1 8,33 % 42

Cevap Anahtarı A AADCCBDDABCBCDDBBCAC

Cevaplarınız AAcdbBaD BCcCDDBcaAa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (SOS) 10 5 4 1 3,67 % 37

Cevap Anahtarı A DDABDCBACA

Cevaplarınız DDdBDbcAd 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 7 2 1 6,33 % 63

Cevap Anahtarı A BDBCACBCDC

Cevaplarınız dDBCACdC C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 5 4 1 3,67 % 37

Cevap Anahtarı A AABADDACCB

Cevaplarınız AAaAbD aCd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 9 3 8 8,00 % 40

Cevap Anahtarı A BADBACBBDBACDBACDBDC

Cevaplarınız     AbBB BACDaAC  b 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 5 2 13 4,33 % 22

Cevap Anahtarı A CADDCDCCDBABBABBDABB

Cevaplarınız Cd D D  aB   A      

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 2 1 67
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 2 2 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 1 0 50
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 3 1 1 33
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 1 2 33
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 2 0 2 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 2 1 0 50
Students will be able to understand past and present events in simple texts including explanations and reasons. 1 0 1 0
Students will be able to state their preferences. 1 1 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 2 0 50
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 1 0 50
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 1 2 25
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 3 2 0 67
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 1 0

Fen S D Y B%
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 0 1 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 0 0 0
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 2 0 0 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 0 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 0 0 0
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 1 0 100
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 0 0 0
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 0 0 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Günlük yaşamda karşılaştığı çözücü ve çözünenleri kullanarak çözelti hazırlar. 1 0 0 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 1 0 0 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 0 0



7. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

373,548 13,29
%

ÇANAKKALE / BİGA
DUMLUPINAR ORTAOKULU

7B  -  61
ERKAN KABACI 90 58 12 20 54 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4676.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 5 159 237 4676 % 13,29

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 17 56 682 1019 35194

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 18 2 0 17,33 % 87

Cevap Anahtarı B CDAADCBBCBDABDDCCBCA

Cevaplarınız CDAADCBBCBDdBDDCdBCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (SOS) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B AACDBBCDAD

Cevaplarınız AAdDBBCDdD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B CBDBCACBCD

Cevaplarınız CBDBCACdCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 5 2 3 4,33 % 43

Cevap Anahtarı B AAABDCBDCA

Cevaplarınız AAA DC aa 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 8 4 8 6,67 % 33

Cevap Anahtarı B ABBABBCDBDCDBABDCACD

Cevaplarınız baBAaB  B  D  dDCA  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 10 1 9 9,67 % 48

Cevap Anahtarı B ADCCDCCDDBBBAABBBDAB

Cevaplarınız  DC D  cDB BAAB  D  

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 3 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 4 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 2 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 3 3 0 100
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 1 1 33
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 2 0 1 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 2 1 0 50
Students will be able to understand past and present events in simple texts including explanations and reasons. 1 0 1 0
Students will be able to state their preferences. 1 1 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 0 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 0 0 0

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 1 1 25
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 0 1 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 1 1 25
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 3 1 0 33
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 0 0

Fen S D Y B%
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 0 0 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 1 0 50
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 2 0 0 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 0 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 1 0 50
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 1 0 100
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 1 0 100
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Günlük yaşamda karşılaştığı çözücü ve çözünenleri kullanarak çözelti hazırlar. 1 0 0 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 0 0



7. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

281,692 45,63
%

ÇANAKKALE / BİGA
DUMLUPINAR ORTAOKULU

7B  -  62
ERVA CEYSU YÜKSEL 90 33 16 41 27 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(16059.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 35 458 673 16059 % 45,63

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 17 56 682 1019 35194

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 13 2 5 12,33 % 62

Cevap Anahtarı B CDAADCBBCBDABDDCCBCA

Cevaplarınız CDAADCBBCBD B Da  a 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (SOS) 10 6 3 1 5,00 % 50

Cevap Anahtarı B AACDBBCDAD

Cevaplarınız AAabBB DAb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B CBDBCACBCD

Cevaplarınız CBDBCACBCa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 1 5 4 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı B AAABDCBDCA

Cevaplarınız d dc Cdc  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 0 2 18 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı B ABBABBCDBDCDBABDCACD

Cevaplarınız   c  d              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 4 3 13 3,00 % 15

Cevap Anahtarı B ADCCDCCDDBBBAABBBDAB

Cevaplarınız dbC c       AA   D  

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 3 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 2 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 0 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 0 0

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 2 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 0 0 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 3 2 1 67
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 0 0
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 0 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 2 0 2 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 0 3 0
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 2 0 1 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 2 0 0 0
Students will be able to understand past and present events in simple texts including explanations and reasons. 1 0 0 0
Students will be able to state their preferences. 1 1 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 0 0 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 0 0 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 3 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 0 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 0 0

Fen S D Y B%
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 0 1 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 0 1 0
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 2 0 0 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 0 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 0 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 0 0 0
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 0 0 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 0 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 1 0 100
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 0 0 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Günlük yaşamda karşılaştığı çözücü ve çözünenleri kullanarak çözelti hazırlar. 1 0 0 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 0 0



7. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

303,686 35,73
%

ÇANAKKALE / BİGA
DUMLUPINAR ORTAOKULU

7B  -  75
HİLAL AYLİN KAYIM 90 46 19 25 39 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(12575.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 26 377 566 12575 % 35,73

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 17 56 682 1019 35194

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 10 5 5 8,33 % 42

Cevap Anahtarı A AADCCBDDABCBCDDBBCAC

Cevaplarınız Ab  CdaDdBCBCD BB  d

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (SOS) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A DDABDCBACA

Cevaplarınız DDABDCBACA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A BDBCACBCDC

Cevaplarınız aDBCACBCaC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A AABADDACCB

Cevaplarınız AAcADDAabB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 2 4 14 0,67 % 3

Cevap Anahtarı A BADBACBBDBACDBACDBDC

Cevaplarınız  A  c B  a  c c     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 9 5 6 7,33 % 37

Cevap Anahtarı A CADDCDCCDBABBABBDABB

Cevaplarınız   Dab  dDBA BABdDA c

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 1 1 33
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 0 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 2 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 0 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 2 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 3 2 1 67
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 2 1 67
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 2 0 2 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 2 2 0 100
Students will be able to understand past and present events in simple texts including explanations and reasons. 1 0 1 0
Students will be able to state their preferences. 1 0 1 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 0 1 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 0 0 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 3 0 0 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 0 0

Fen S D Y B%
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 0 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 0 0 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 1 1 50
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 2 1 1 50
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 0 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 0 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 1 1 50
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 1 0 100
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 1 0 100
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Günlük yaşamda karşılaştığı çözücü ve çözünenleri kullanarak çözelti hazırlar. 1 0 1 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 0 0



7. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

241,592 66,38
%

ÇANAKKALE / BİGA
DUMLUPINAR ORTAOKULU

7B  -  974
MUHAMMED YASİN ASI 90 37 53 0 19 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(23363.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 49 592 866 23363 % 66,38

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 17 56 682 1019 35194

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 8 12 0 4,00 % 20

Cevap Anahtarı B CDAADCBBCBDABDDCCBCA

Cevaplarınız acAbaCBBacbdaDcCddCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (SOS) 10 4 6 0 2,00 % 20

Cevap Anahtarı B AACDBBCDAD

Cevaplarınız cbaDBcdDbD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı B CBDBCACBCD

Cevaplarınız CBDdCbCaCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı B AAABDCBDCA

Cevaplarınız AAbdcCBDCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 6 14 0 1,33 % 7

Cevap Anahtarı B ABBABBCDBDCDBABDCACD

Cevaplarınız dddABBdcBcCbccaabdbD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 5 15 0 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ADCCDCCDDBBBAABBBDAB

Cevaplarınız dDCacbbbaBddAbaddDca

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 1 2 33
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 3 1 75
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 1 1 50
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 3 2 1 67
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 1 2 33
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 2 1 1 50
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 2 1 1 50
Students will be able to understand past and present events in simple texts including explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to state their preferences. 1 1 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 2 2 50
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 2 2 50
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 3 0 3 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 1 0 100

Fen S D Y B%
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 0 2 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 0 2 0
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 2 0 2 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 1 1 50
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 1 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 0 1 0
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Günlük yaşamda karşılaştığı çözücü ve çözünenleri kullanarak çözelti hazırlar. 1 0 1 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 1 0



7. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

216,741 80,77
%

ÇANAKKALE / BİGA
DUMLUPINAR ORTAOKULU

7B  -  206
OLCAY AYDEMİR 90 18 19 53 11 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(28426.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 17 56 649 956 28426 % 80,77

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 17 56 682 1019 35194

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 4 2 14 3,33 % 17

Cevap Anahtarı B CDAADCBBCBDABDDCCBCA

Cevaplarınız CD          dbDC    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (SOS) 10 0 3 7 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı B AACDBBCDAD

Cevaplarınız cca       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 2 2 6 1,33 % 13

Cevap Anahtarı B CBDBCACBCD

Cevaplarınız dB cC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B AAABDCBDCA

Cevaplarınız AAABDCBDCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 0 5 15 -1,67 % 0

Cevap Anahtarı B ABBABBCDBDCDBABDCACD

Cevaplarınız  cabca              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 2 7 11 -0,33 % 0

Cevap Anahtarı B ADCCDCCDDBBBAABBBDAB

Cevaplarınız  adaa    BBc     bd 

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 1 0 33
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 0 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 0 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 0 0 0
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 0 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 0 0

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 0 1 0
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 0 0
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 0 0 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Haccın yapılışını özetler. 1 0 0 0
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 0 0
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 3 0 1 0
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 3 0 100
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 2 2 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 2 2 0 100
Students will be able to understand past and present events in simple texts including explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to state their preferences. 1 1 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 0 2 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 0 1 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 3 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 0 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 0 0

Fen S D Y B%
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 1 0 50
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 0 1 0
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 2 0 2 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 0 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 0 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 1 0 50
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 0 0 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 0 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 0 0 0
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 0 0
Günlük yaşamda karşılaştığı çözücü ve çözünenleri kullanarak çözelti hazırlar. 1 0 0 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 0 0



7. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

309,997 33,15
%

ÇANAKKALE / BİGA
DUMLUPINAR ORTAOKULU

7B  -  162
ÖZLEM KARACAN 90 38 12 40 34 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(11666.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 21 354 533 11666 % 33,15

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 17 56 682 1019 35194

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 14 3 3 13,00 % 65

Cevap Anahtarı B CDAADCBBCBDABDDCCBCA

Cevaplarınız CbAADCdBCBD B DCCaC 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (SOS) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı B AACDBBCDAD

Cevaplarınız AbaDBBCDdD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı B CBDBCACBCD

Cevaplarınız CBDaCACdCc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 0 0 10 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B AAABDCBDCA

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 2 1 17 1,67 % 8

Cevap Anahtarı B ABBABBCDBDCDBABDCACD

Cevaplarınız    A d     D        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 8 2 10 7,33 % 37

Cevap Anahtarı B ADCCDCCDDBBBAABBBDAB

Cevaplarınız  D  DCC  B Bb  cBD  

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 2 1 67
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 3 0 75
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 0 50
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 1 1 50
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 3 1 2 33
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 0 0
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 0 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 2 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 0 0 0
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 2 0 0 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 2 0 0 0
Students will be able to understand past and present events in simple texts including explanations and reasons. 1 0 0 0
Students will be able to state their preferences. 1 0 0 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 0 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 0 0 0

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 1 0 25
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 0 0 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 3 0 0 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 0 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 0 0

Fen S D Y B%
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 0 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 0 0 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 1 1 50
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 2 0 0 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 0 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 2 0 100
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 0 0 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 0 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 0 0 0
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Günlük yaşamda karşılaştığı çözücü ve çözünenleri kullanarak çözelti hazırlar. 1 1 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 0 0



7. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

314,094 31,39
%

ÇANAKKALE / BİGA
DUMLUPINAR ORTAOKULU

7B  -  207
ŞEVVAL YAŞAR 90 45 25 20 36 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(11047.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 19 335 507 11047 % 31,39

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 17 56 682 1019 35194

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 14 3 3 13,00 % 65

Cevap Anahtarı A AADCCBDDABCBCDDBBCAC

Cevaplarınız AADC BDD BCddD BcCAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (SOS) 10 7 1 2 6,67 % 67

Cevap Anahtarı A DDABDCBACA

Cevaplarınız DDABDCB a 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A BDBCACBCDC

Cevaplarınız aDBCACdCaC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 4 5 1 2,33 % 23

Cevap Anahtarı A AABADDACCB

Cevaplarınız AcBcDac Cd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 9 2 9 8,33 % 42

Cevap Anahtarı A BADBACBBDBACDBACDBDC

Cevaplarınız BA aA Ba B C   CDB  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 4 11 5 0,33 % 2

Cevap Anahtarı A CADDCDCCDBABBABBDABB

Cevaplarınız ddba D dD b  AcdDccc

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 3 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 3 0 75
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 0 50
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 1 0 50
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 3 1 2 33
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 2 0 2 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 2 1 67
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 2 1 0 50
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 2 0 2 0
Students will be able to understand past and present events in simple texts including explanations and reasons. 1 0 0 0
Students will be able to state their preferences. 1 1 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 3 0 75
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 1 1 25
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 3 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 0 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 0 0

Fen S D Y B%
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 0 1 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 0 2 0
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 2 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 0 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 0 2 0
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 0 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 0 1 0
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 0 0 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Günlük yaşamda karşılaştığı çözücü ve çözünenleri kullanarak çözelti hazırlar. 1 0 1 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 1 0



7. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

217,386 80,42
%

ÇANAKKALE / BİGA
DUMLUPINAR ORTAOKULU

7B  -  266
UMUT KOÇTAŞ 90 13 18 59 7 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(28302.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 16 55 647 952 28302 % 80,42

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 17 56 682 1019 35194

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 2 3 15 1,00 % 5

Cevap Anahtarı A AADCCBDDABCBCDDBBCAC

Cevaplarınız cA     b a  C       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (SOS) 10 0 2 8 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı A DDABDCBACA

Cevaplarınız     ca    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 4 1 5 3,67 % 37

Cevap Anahtarı A BDBCACBCDC

Cevaplarınız c  CAC   C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 0 0 10 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A AABADDACCB

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 3 8 9 0,33 % 2

Cevap Anahtarı A BADBACBBDBACDBACDBDC

Cevaplarınız cA  ddcB d   Bdb   d

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 4 4 12 2,67 % 13

Cevap Anahtarı A CADDCDCCDBABBABBDABB

Cevaplarınız C         AB  a adcB

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 1 1 33
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 0 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 0 0 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 0 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 0 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 0 2 0
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 0 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 0 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 0 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 0 0

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 0 0 0
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 0 0
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 0 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 1 0 0 0
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 0 0 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 3 1 0 33
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 0 0 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 0 0
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 0 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 2 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 0 0 0
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 2 0 0 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 2 0 0 0
Students will be able to understand past and present events in simple texts including explanations and reasons. 1 0 0 0
Students will be able to state their preferences. 1 0 0 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 0 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 0 0 0

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 0 2 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 0 1 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 1 2 25
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 3 1 1 33
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 0 0

Fen S D Y B%
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 1 0 50
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 1 0 50
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 0 0 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 2 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 0 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 0 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 0 1 0
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 0 0 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 0 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 1 0 100
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 0 0 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 0 0
Günlük yaşamda karşılaştığı çözücü ve çözünenleri kullanarak çözelti hazırlar. 1 0 0 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 1 0



7. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

327,147 26,45
%

ÇANAKKALE / BİGA
DUMLUPINAR ORTAOKULU

7B  -  287
ZEYNEP DENİZ 90 50 22 18 42 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(9308.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 13 293 439 9308 % 26,45

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 17 56 682 1019 35194

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 14 5 1 12,33 % 62

Cevap Anahtarı B CDAADCBBCBDABDDCCBCA

Cevaplarınız CbAAaCBBCBDdBDDCdaC 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (SOS) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı B AACDBBCDAD

Cevaplarınız AcaDBBCDdD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B CBDBCACBCD

Cevaplarınız CBDBCACBCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 5 4 1 3,67 % 37

Cevap Anahtarı B AAABDCBDCA

Cevaplarınız AAABaCaaa 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 4 6 10 2,00 % 10

Cevap Anahtarı B ABBABBCDBDCDBABDCACD

Cevaplarınız Addd B  a    b DC  c

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 10 4 6 8,67 % 43

Cevap Anahtarı B ADCCDCCDDBBBAABBBDAB

Cevaplarınız  cCb CdD B BAAc BDA 

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 2 1 67
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 3 0 75
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 1 1 50
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 3 3 0 100
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 2 1 67
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 2 1 1 50
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 2 0 1 0
Students will be able to understand past and present events in simple texts including explanations and reasons. 1 0 1 0
Students will be able to state their preferences. 1 1 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 0 2 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 0 1 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 3 0 2 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 0 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 1 0

Fen S D Y B%
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 0 0 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 0 0 0
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 2 1 1 50
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 0 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 1 1 50
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 1 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 1 0 100
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Günlük yaşamda karşılaştığı çözücü ve çözünenleri kullanarak çözelti hazırlar. 1 1 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 0 0



7. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

280,652 46,18
%

ÇANAKKALE / BİGA
DUMLUPINAR ORTAOKULU

7C  -  17
ALPER TEKİLİ 90 41 48 1 25 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(16252.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 36 462 678 16252 % 46,18

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 14 56 682 1019 35194

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 10 9 1 7,00 % 35

Cevap Anahtarı A AADCCBDDABCBCDDBBCAC

Cevaplarınız AADCbBDb aCabDbBaCba

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (SOS) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı A DDABDCBACA

Cevaplarınız DbAcDbdACd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A BDBCACBCDC

Cevaplarınız aDBCACcCaC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 2 8 0 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı A AABADDACCB

Cevaplarınız bAcdaDbbbd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 11 9 0 8,00 % 40

Cevap Anahtarı A BADBACBBDBACDBACDBDC

Cevaplarınız BdcdACBBcBACDdACacba

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 6 14 0 1,33 % 7

Cevap Anahtarı A CADDCDCCDBABBABBDABB

Cevaplarınız ddbaCaCdbcABabacbdBB

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 3 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 1 3 25
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 0 2 0
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 1 1 50
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 3 1 2 33
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 1 0
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 0 3 0
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 2 0 2 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 2 1 1 50
Students will be able to understand past and present events in simple texts including explanations and reasons. 1 0 1 0
Students will be able to state their preferences. 1 0 1 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 3 1 75
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 2 2 50
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 3 2 1 67
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 1 0

Fen S D Y B%
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 1 1 50
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 1 1 50
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 2 1 1 50
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 0 2 0
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 1 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 1 0 100
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Günlük yaşamda karşılaştığı çözücü ve çözünenleri kullanarak çözelti hazırlar. 1 0 1 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100



7. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

324,103 27,63
%

ÇANAKKALE / BİGA
DUMLUPINAR ORTAOKULU

7C  -  22
ARAS ÇINAR 90 51 28 11 41 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(9725.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 15 304 455 9725 % 27,63

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 14 56 682 1019 35194

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 15 4 1 13,67 % 68

Cevap Anahtarı B CDAADCBBCBDABDDCCBCA

Cevaplarınız CDAADCBaCBDcBbDCbBC 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (SOS) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı B AACDBBCDAD

Cevaplarınız AAdDBBdDbD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B CBDBCACBCD

Cevaplarınız CBDBCACBCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı B AAABDCBDCA

Cevaplarınız dAAccCBaaA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 4 8 8 1,33 % 7

Cevap Anahtarı B ABBABBCDBDCDBABDCACD

Cevaplarınız b aAdc  aa D  d CA a

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 10 8 2 7,33 % 37

Cevap Anahtarı B ADCCDCCDDBBBAABBBDAB

Cevaplarınız Aad D CaDBadAAdBdaAB

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 3 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 3 0 75
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 2 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 3 3 0 100
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 1 2 33
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 2 0 2 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 2 1 1 50
Students will be able to understand past and present events in simple texts including explanations and reasons. 1 0 1 0
Students will be able to state their preferences. 1 1 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 1 1 25
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 0 0 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 0 2 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 3 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 1 0

Fen S D Y B%
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 1 1 50
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 2 0 100
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 2 1 0 50
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 0 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 2 0 100
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 1 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 1 0 100
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Günlük yaşamda karşılaştığı çözücü ve çözünenleri kullanarak çözelti hazırlar. 1 0 1 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100



7. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

274,205 49,54
%

ÇANAKKALE / BİGA
DUMLUPINAR ORTAOKULU

7C  -  692
BERKAN GÜNEŞ 90 35 30 25 25 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(17435.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 40 484 712 17435 % 49,54

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 14 56 682 1019 35194

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 8 8 4 5,33 % 27

Cevap Anahtarı A AADCCBDDABCBCDDBBCAC

Cevaplarınız AADadBDD aCaCc  d ba

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (SOS) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A DDABDCBACA

Cevaplarınız DDAdDCBAac

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A BDBCACBCDC

Cevaplarınız dcBCACBCaC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 0 3 7 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı A AABADDACCB

Cevaplarınız bb  b     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 7 6 7 5,00 % 25

Cevap Anahtarı A BADBACBBDBACDBACDBDC

Cevaplarınız  cDdACca a dD  CDB  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 6 7 7 3,67 % 18

Cevap Anahtarı A CADDCDCCDBABBABBDABB

Cevaplarınız b Da bC Dac Bc dD  B

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 3 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 0 3 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 0 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 1 1 50
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 1 0 1 0
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 3 2 1 67
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 1 0
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 2 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 0 1 0
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 2 0 0 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 2 0 0 0
Students will be able to understand past and present events in simple texts including explanations and reasons. 1 0 0 0
Students will be able to state their preferences. 1 0 0 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 0 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 0 0 0

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 1 1 25
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 0 1 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 1 2 25
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 3 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 0 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 0 0

Fen S D Y B%
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 0 0 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 2 0 100
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 2 0 0 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 0 0 0
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 1 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 0 1 0
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Günlük yaşamda karşılaştığı çözücü ve çözünenleri kullanarak çözelti hazırlar. 1 0 1 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 0 0



7. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

293,602 40,07
%

ÇANAKKALE / BİGA
DUMLUPINAR ORTAOKULU

7C  -  66
EYMEN KARTAL 90 45 25 20 36 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(14103.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 30 415 619 14103 % 40,07

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 14 56 682 1019 35194

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 9 5 6 7,33 % 37

Cevap Anahtarı B CDAADCBBCBDABDDCCBCA

Cevaplarınız dDAADCaBC D  b C  ab

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (SOS) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B AACDBBCDAD

Cevaplarınız AAaDBBCcAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı B CBDBCACBCD

Cevaplarınız CBcBCAdaCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B AAABDCBDCA

Cevaplarınız AAABDCaDCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 3 8 9 0,33 % 2

Cevap Anahtarı B ABBABBCDBDCDBABDCACD

Cevaplarınız   BAaaC a  badc a   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 9 6 5 7,00 % 35

Cevap Anahtarı B ADCCDCCDDBBBAABBBDAB

Cevaplarınız daC DCaDcBc  ABBaD  

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 3 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 1 2 25
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 0 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 0 0

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 1 1 50
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 1 0 1 0
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 3 3 0 100
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 3 0 100
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 2 2 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 2 2 0 100
Students will be able to understand past and present events in simple texts including explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to state their preferences. 1 1 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 1 0 25
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 0 0 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 1 3 25
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 3 1 1 33
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 0 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 0 0

Fen S D Y B%
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 0 2 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 2 0 100
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 2 0 0 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 1 1 50
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 1 0 100
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 1 0 100
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 0 0 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 0 0
Günlük yaşamda karşılaştığı çözücü ve çözünenleri kullanarak çözelti hazırlar. 1 0 1 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 0 0



7. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

237,376 68,89
%

ÇANAKKALE / BİGA
DUMLUPINAR ORTAOKULU

7C  -  69
GÖKTUĞ AKAR 90 30 42 18 16 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(24245.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 51 602 880 24245 % 68,89

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 14 56 682 1019 35194

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 10 8 2 7,33 % 37

Cevap Anahtarı A AADCCBDDABCBCDDBBCAC

Cevaplarınız AAcdCd D aCBCDDBddba

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (SOS) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı A DDABDCBACA

Cevaplarınız DbABDbdACc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 5 4 1 3,67 % 37

Cevap Anahtarı A BDBCACBCDC

Cevaplarınız dcdCACcC C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 4 6 0 2,00 % 20

Cevap Anahtarı A AABADDACCB

Cevaplarınız AAcbbDAbbd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 2 9 9 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı A BADBACBBDBACDBACDBDC

Cevaplarınız aAbdd aBc  a ac     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 3 11 6 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı A CADDCDCCDBABBABBDABB

Cevaplarınız acbDCaCda bccca     

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 2 1 67
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 2 2 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 0 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 1 1 50
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 1 0 1 0
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 0 1 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 3 1 1 33
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 0 3 0
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 2 0 2 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 2 2 0 100
Students will be able to understand past and present events in simple texts including explanations and reasons. 1 0 1 0
Students will be able to state their preferences. 1 0 1 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 0 4 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 0 2 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 0 2 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 3 1 0 33
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 0 0

Fen S D Y B%
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 0 2 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 0 1 0
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 2 1 0 50
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 0 2 0
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 0 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 0 1 0
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Günlük yaşamda karşılaştığı çözücü ve çözünenleri kullanarak çözelti hazırlar. 1 0 0 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 1 0 0 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 0 0



7. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

373,742 13,20
%

ÇANAKKALE / BİGA
DUMLUPINAR ORTAOKULU

7C  -  82
HALİL EFE YÜRÜK 90 62 12 16 58 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4647.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 4 157 234 4647 % 13,20

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 14 56 682 1019 35194

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 13 4 3 11,67 % 58

Cevap Anahtarı A AADCCBDDABCBCDDBBCAC

Cevaplarınız AA  CBDDdcCBCDbdB AC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (SOS) 10 9 0 1 9,00 % 90

Cevap Anahtarı A DDABDCBACA

Cevaplarınız DDAB CBACA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A BDBCACBCDC

Cevaplarınız BDBCACBCDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A AABADDACCB

Cevaplarınız AABADDddCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 7 4 9 5,67 % 28

Cevap Anahtarı A BADBACBBDBACDBACDBDC

Cevaplarınız  c  A BdcB  D  CDaD 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 15 2 3 14,33 % 72

Cevap Anahtarı A CADDCDCCDBABBABBDABB

Cevaplarınız dADD D CDBABBABBcA B

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 2 0 67
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 0 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 3 1 75
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 2 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 3 3 0 100
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 3 0 100
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 2 1 1 50
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 2 1 1 50
Students will be able to understand past and present events in simple texts including explanations and reasons. 1 0 1 0
Students will be able to state their preferences. 1 1 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 1 1 25
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 0 0 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 1 0 25
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 3 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 0 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 1 0 100

Fen S D Y B%
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 2 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 2 0 100
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 2 1 0 50
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 0 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 2 0 100
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 1 0 100
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 1 0 100
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Günlük yaşamda karşılaştığı çözücü ve çözünenleri kullanarak çözelti hazırlar. 1 1 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 0 0



7. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

353,453 18,39
%

ÇANAKKALE / BİGA
DUMLUPINAR ORTAOKULU

7C  -  55
HÜSEYİN BARAKDAR 90 53 18 19 47 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6473.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 8 204 309 6473 % 18,39

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 14 56 682 1019 35194

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 15 3 2 14,00 % 70

Cevap Anahtarı B CDAADCBBCBDABDDCCBCA

Cevaplarınız CDAADCdBCBD BbDCC Cb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (SOS) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B AACDBBCDAD

Cevaplarınız AAaDBBCDcD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı B CBDBCACBCD

Cevaplarınız CBcBdACcCa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 5 3 2 4,00 % 40

Cevap Anahtarı B AAABDCBDCA

Cevaplarınız AAA Dbd aA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 5 1 14 4,67 % 23

Cevap Anahtarı B ABBABBCDBDCDBABDCACD

Cevaplarınız  B      d  D  B C  D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 14 5 1 12,33 % 62

Cevap Anahtarı B ADCCDCCDDBBBAABBBDAB

Cevaplarınız  DCCDCCDbBBBAAdadDbB

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 3 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 3 1 75
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 0 0

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 2 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 1 0 1 0
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 3 2 1 67
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 1 0 33
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 2 0 1 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 2 2 0 100
Students will be able to understand past and present events in simple texts including explanations and reasons. 1 0 1 0
Students will be able to state their preferences. 1 0 1 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 1 0 25
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 1 0 50
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 3 0 0 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 0 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 1 0 100

Fen S D Y B%
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 1 0 50
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 1 1 50
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 2 1 1 50
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 2 0 100
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 1 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 1 0 100
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Günlük yaşamda karşılaştığı çözücü ve çözünenleri kullanarak çözelti hazırlar. 1 0 1 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100



7. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

272,245 50,43
%

ÇANAKKALE / BİGA
DUMLUPINAR ORTAOKULU

7C  -  258
HUZEYFE TURAN GÜLCAN 90 38 22 30 30 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(17748.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 41 490 720 17748 % 50,43

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 14 56 682 1019 35194

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 8 6 6 6,00 % 30

Cevap Anahtarı A AADCCBDDABCBCDDBBCAC

Cevaplarınız d   CdDD  acCDbB CAa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (SOS) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A DDABDCBACA

Cevaplarınız DDABcCBACA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A BDBCACBCDC

Cevaplarınız dDdCAbBCDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A AABADDACCB

Cevaplarınız AABAaDcCCd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 1 2 17 0,33 % 2

Cevap Anahtarı A BADBACBBDBACDBACDBDC

Cevaplarınız          d        aC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 6 7 7 3,67 % 18

Cevap Anahtarı A CADDCDCCDBABBABBDABB

Cevaplarınız Cc ba  b cA  ABdDAd 

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 0 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 3 1 75
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 0 50
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 0 0

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 2 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 0 1 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 3 3 0 100
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 2 1 67
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 2 2 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 2 1 1 50
Students will be able to understand past and present events in simple texts including explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to state their preferences. 1 1 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 0 0 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 0 0 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 3 1 0 33
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 0 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 1 0

Fen S D Y B%
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 0 1 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 0 0 0
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 2 1 1 50
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 0 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 0 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 1 1 50
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 0 0 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 1 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 1 0 100
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 0 0 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Günlük yaşamda karşılaştığı çözücü ve çözünenleri kullanarak çözelti hazırlar. 1 0 1 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 1 0



7. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

314,734 31,11
%

ÇANAKKALE / BİGA
DUMLUPINAR ORTAOKULU

7C  -  77
IRMAK TEMUÇİN 90 48 26 16 39 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(10950.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 18 332 503 10950 % 31,11

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 14 56 682 1019 35194

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 15 4 1 13,67 % 68

Cevap Anahtarı B CDAADCBBCBDABDDCCBCA

Cevaplarınız CDAADddBCBD BDDCCcCc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (SOS) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B AACDBBCDAD

Cevaplarınız AAdDBaCDAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı B CBDBCACBCD

Cevaplarınız CdDBCACdCa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 6 2 2 5,33 % 53

Cevap Anahtarı B AAABDCBDCA

Cevaplarınız AAABDCd b 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 2 5 13 0,33 % 2

Cevap Anahtarı B ABBABBCDBDCDBABDCACD

Cevaplarınız   a aBC a    d  a   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 10 10 0 6,67 % 33

Cevap Anahtarı B ADCCDCCDDBBBAABBBDAB

Cevaplarınız dDCCDadabBcBAAddBccB

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 3 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 2 2 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 2 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 0 1 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 3 2 1 67
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 2 0 67
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 2 1 1 50
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 2 1 0 50
Students will be able to understand past and present events in simple texts including explanations and reasons. 1 0 1 0
Students will be able to state their preferences. 1 1 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 0 0 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 0 0 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 1 2 25
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 3 0 2 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 0 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 0 0

Fen S D Y B%
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 0 2 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 1 1 50
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 2 1 1 50
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 1 1 50
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 1 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 1 0 100
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Günlük yaşamda karşılaştığı çözücü ve çözünenleri kullanarak çözelti hazırlar. 1 1 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100



7. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

240,886 66,82
%

ÇANAKKALE / BİGA
DUMLUPINAR ORTAOKULU

7C  -  10
KEREM CİHAN ŞAKAR 90 28 35 27 16 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(23516.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 50 595 870 23516 % 66,82

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 14 56 682 1019 35194

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 7 6 7 5,00 % 25

Cevap Anahtarı B CDAADCBBCBDABDDCCBCA

Cevaplarınız CcAAD c CB    aCd ab

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (SOS) 10 4 5 1 2,33 % 23

Cevap Anahtarı B AACDBBCDAD

Cevaplarınız AAacdB Ddb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı B CBDBCACBCD

Cevaplarınız CBacaACdCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 3 2 5 2,33 % 23

Cevap Anahtarı B AAABDCBDCA

Cevaplarınız c A  C D c

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 2 9 9 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı B ABBABBCDBDCDBABDCACD

Cevaplarınız bcabd   c b a  aCA  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 6 9 5 3,00 % 15

Cevap Anahtarı B ADCCDCCDDBBBAABBBDAB

Cevaplarınız ADdbaaCa da A  a bAB

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 2 1 67
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 0 2 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 0 0 0
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 0 0

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 2 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 0 0 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 1 0 1 0
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 3 2 1 67
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 0 0
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 0 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 2 0 67
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 2 0 0 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 2 0 1 0
Students will be able to understand past and present events in simple texts including explanations and reasons. 1 0 0 0
Students will be able to state their preferences. 1 1 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 0 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 0 0 0

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 0 3 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 0 2 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 0 3 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 3 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 0 0

Fen S D Y B%
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 1 1 50
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 0 2 0
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 2 1 1 50
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 0 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 1 1 50
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 0 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 0 0 0
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 0 0 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Günlük yaşamda karşılaştığı çözücü ve çözünenleri kullanarak çözelti hazırlar. 1 0 0 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100



7. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

317,323 30,04
%

ÇANAKKALE / BİGA
DUMLUPINAR ORTAOKULU

7C  -  94
NEHİR KAÇMAZ 90 49 19 22 42 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(10572.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 17 320 483 10572 % 30,04

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 14 56 682 1019 35194

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 12 5 3 10,33 % 52

Cevap Anahtarı B CDAADCBBCBDABDDCCBCA

Cevaplarınız CcAADbBBbBDbB DCd C 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (SOS) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B AACDBBCDAD

Cevaplarınız AAaDBBCDdD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B CBDBCACBCD

Cevaplarınız CBDBCACdCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 7 0 3 7,00 % 70

Cevap Anahtarı B AAABDCBDCA

Cevaplarınız AAABDCB   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 1 5 14 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı B ABBABBCDBDCDBABDCACD

Cevaplarınız   aAd      c c  a   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 12 6 2 10,00 % 50

Cevap Anahtarı B ADCCDCCDDBBBAABBBDAB

Cevaplarınız cDCCDbCDbdBBAABa  dB

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 2 1 67
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 2 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 0 0

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 2 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 3 3 0 100
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 2 0 67
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 2 1 0 50
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 2 1 0 50
Students will be able to understand past and present events in simple texts including explanations and reasons. 1 0 0 0
Students will be able to state their preferences. 1 1 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 1 0 25
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 0 0 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 3 0 2 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 0 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 0 0

Fen S D Y B%
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 1 1 50
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 1 1 50
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 2 1 1 50
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 1 1 50
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 1 0 100
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 1 0 100
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Günlük yaşamda karşılaştığı çözücü ve çözünenleri kullanarak çözelti hazırlar. 1 0 0 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 1 0 0 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100



7. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

246,021 63,93
%

ÇANAKKALE / BİGA
DUMLUPINAR ORTAOKULU

7C  -  169
RAMAZAN AYDIN 90 29 41 20 15 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(22499.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 48 584 849 22499 % 63,93

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 14 56 682 1019 35194

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 11 9 0 8,00 % 40

Cevap Anahtarı A AADCCBDDABCBCDDBBCAC

Cevaplarınız AADCdBaDcBdaCDbBaCda

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (SOS) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı A DDABDCBACA

Cevaplarınız cadBDacbdA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı A BDBCACBCDC

Cevaplarınız dDdCAbaCDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı A AABADDACCB

Cevaplarınız bdaAcDbCba

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BADBACBBDBACDBACDBDC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 6 14 0 1,33 % 7

Cevap Anahtarı A CADDCDCCDBABBABBDABB

Cevaplarınız CADbdcCbadbccAddccBa

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 3 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 1 3 25
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 1 1 50
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 0 1 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 3 2 1 67
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 1 0
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 1 2 33
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 2 1 1 50
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 2 1 1 50
Students will be able to understand past and present events in simple texts including explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to state their preferences. 1 0 1 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 0 0 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 0 0 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 3 0 0 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 0 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 0 0

Fen S D Y B%
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 1 1 50
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 1 1 50
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 2 0 2 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 0 2 0
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 1 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 0 1 0
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Günlük yaşamda karşılaştığı çözücü ve çözünenleri kullanarak çözelti hazırlar. 1 0 1 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100



7. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

269,785 51,62
%

ÇANAKKALE / BİGA
DUMLUPINAR ORTAOKULU

7C  -  177
ROJDA BOZKURT 90 40 34 16 28 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(18166.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 42 501 732 18166 % 51,62

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 14 56 682 1019 35194

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 11 8 1 8,33 % 42

Cevap Anahtarı A AADCCBDDABCBCDDBBCAC

Cevaplarınız AAcCbBcDbBbBCDaBad C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (SOS) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A DDABDCBACA

Cevaplarınız DDABcCdAdA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A BDBCACBCDC

Cevaplarınız dDcCACBCaC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 7 2 1 6,33 % 63

Cevap Anahtarı A AABADDACCB

Cevaplarınız AABA DdCbB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 0 9 11 -3,00 % 0

Cevap Anahtarı A BADBACBBDBACDBACDBDC

Cevaplarınız    cb aa dcd      ba

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 8 9 3 5,00 % 25

Cevap Anahtarı A CADDCDCCDBABBABBDABB

Cevaplarınız Ccbab aCDBbBBAd  dBa

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 2 1 67
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 2 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 2 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 0 1 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 3 2 1 67
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 2 0 67
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 2 2 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 2 1 1 50
Students will be able to understand past and present events in simple texts including explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to state their preferences. 1 0 1 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 0 2 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 0 1 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 0 2 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 3 0 3 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 0 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 1 0

Fen S D Y B%
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 1 1 50
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 0 2 0
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 2 0 2 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 0 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 1 1 50
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 1 0 100
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 0 1 0
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Günlük yaşamda karşılaştığı çözücü ve çözünenleri kullanarak çözelti hazırlar. 1 0 0 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 1 0 0 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100



7. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

301,429 36,70
%

ÇANAKKALE / BİGA
DUMLUPINAR ORTAOKULU

7C  -  187
RÜZGAR İSHAK 90 43 37 10 30 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(12915.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 27 383 574 12915 % 36,70

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 14 56 682 1019 35194

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 13 6 1 11,00 % 55

Cevap Anahtarı B CDAADCBBCBDABDDCCBCA

Cevaplarınız CcbADCBaCBD BDDbCBab

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (SOS) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı B AACDBBCDAD

Cevaplarınız AdCDdBbDba

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı B CBDBCACBCD

Cevaplarınız CBDcCACaCa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı B AAABDCBDCA

Cevaplarınız AAdcDbdabb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 10 6 4 8,00 % 40

Cevap Anahtarı B ABBABBCDBDCDBABDCACD

Cevaplarınız  BBAdBCaBcCD bcaCA  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 5 10 5 1,67 % 8

Cevap Anahtarı B ADCCDCCDDBBBAABBBDAB

Cevaplarınız dadCbC b a  bAcB bcB

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 1 2 33
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 2 2 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 1 1 50
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 3 1 2 33
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 0 3 0
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 2 0 2 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 2 1 1 50
Students will be able to understand past and present events in simple texts including explanations and reasons. 1 0 1 0
Students will be able to state their preferences. 1 0 1 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 3 1 75
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 2 1 50
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 3 1 1 33
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 0 0

Fen S D Y B%
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 0 1 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 1 1 50
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 2 1 1 50
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 0 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 0 1 0
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 1 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 1 0 100
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 0 0 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Günlük yaşamda karşılaştığı çözücü ve çözünenleri kullanarak çözelti hazırlar. 1 0 0 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100



7. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

319,197 29,29
%

ÇANAKKALE / BİGA
DUMLUPINAR ORTAOKULU

7D  -  895
BERKİN CAN 90 50 25 15 41 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(10307.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 16 310 471 10307 % 29,29

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 15 56 682 1019 35194

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 15 4 1 13,67 % 68

Cevap Anahtarı A AADCCBDDABCBCDDBBCAC

Cevaplarınız AbcCCBDDABCBCbbBB AC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (SOS) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A DDABDCBACA

Cevaplarınız DcABDCBAdA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A BDBCACBCDC

Cevaplarınız BDdCAaBCDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 7 2 1 6,33 % 63

Cevap Anahtarı A AABADDACCB

Cevaplarınız AABAbD dCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 6 7 7 3,67 % 18

Cevap Anahtarı A BADBACBBDBACDBACDBDC

Cevaplarınız cA  A  aba CD ACbcc 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 6 8 6 3,33 % 17

Cevap Anahtarı A CADDCDCCDBABBABBDABB

Cevaplarınız CAbbbc aDcAB  c D  a

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 1 2 33
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 4 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 2 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 0 1 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 3 3 0 100
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 2 1 67
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 2 1 1 50
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 2 1 0 50
Students will be able to understand past and present events in simple texts including explanations and reasons. 1 0 1 0
Students will be able to state their preferences. 1 1 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 2 2 50
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 3 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 1 0

Fen S D Y B%
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 2 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 0 2 0
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 2 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 0 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 0 2 0
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 1 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 1 0 100
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 0 0 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 0 0
Günlük yaşamda karşılaştığı çözücü ve çözünenleri kullanarak çözelti hazırlar. 1 0 0 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 0 0



7. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

337,414 23,17
%

ÇANAKKALE / BİGA
DUMLUPINAR ORTAOKULU

7D  -  32
BERRA POTUR 90 54 24 12 46 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(8155.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 11 255 386 8155 % 23,17

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 15 56 682 1019 35194

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 13 7 0 10,67 % 53

Cevap Anahtarı B CDAADCBBCBDABDDCCBCA

Cevaplarınız CcAAaCdaCBDdBDaCbBCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (SOS) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B AACDBBCDAD

Cevaplarınız AAaDBBCDAc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B CBDBCACBCD

Cevaplarınız CdDBCACdCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı B AAABDCBDCA

Cevaplarınız AAABaCBDbb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 6 4 10 4,67 % 23

Cevap Anahtarı B ABBABBCDBDCDBABDCACD

Cevaplarınız Ac   B  c CD   bCA c

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 12 6 2 10,00 % 50

Cevap Anahtarı B ADCCDCCDDBBBAABBBDAB

Cevaplarınız AbCbbCaDDcBB AcBBDA 

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 2 1 67
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 4 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 2 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 0 1 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 3 3 0 100
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 3 0 100
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 2 1 1 50
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 2 0 2 0
Students will be able to understand past and present events in simple texts including explanations and reasons. 1 0 1 0
Students will be able to state their preferences. 1 1 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 1 1 25
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 3 0 0 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 1 0

Fen S D Y B%
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 2 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 1 1 50
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 2 1 1 50
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 0 2 0
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 1 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 1 0 100
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 0 0
Günlük yaşamda karşılaştığı çözücü ve çözünenleri kullanarak çözelti hazırlar. 1 1 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 0 0



7. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

381,636 11,54
%

ÇANAKKALE / BİGA
DUMLUPINAR ORTAOKULU

7D  -  39
DAMLA ÖZDERİN 90 61 16 13 55 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4061.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 3 138 201 4061 % 11,54

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 15 56 682 1019 35194

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 13 4 3 11,67 % 58

Cevap Anahtarı A AADCCBDDABCBCDDBBCAC

Cevaplarınız b  CCBDDdaCBCD BBaAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (SOS) 10 6 2 2 5,33 % 53

Cevap Anahtarı A DDABDCBACA

Cevaplarınız Dc BDCBA c

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A BDBCACBCDC

Cevaplarınız BDBaACBCaC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 7 1 2 6,67 % 67

Cevap Anahtarı A AABADDACCB

Cevaplarınız AABADaA  B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 13 3 4 12,00 % 60

Cevap Anahtarı A BADBACBBDBACDBACDBDC

Cevaplarınız BAbaA BBDB dD ACDBD 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 14 4 2 12,67 % 63

Cevap Anahtarı A CADDCDCCDBABBABBDABB

Cevaplarınız CADbC aCDdABBABBDA a

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 4 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 1 1 50
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 0 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 3 2 1 67
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 3 0 100
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 2 1 0 50
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 2 1 1 50
Students will be able to understand past and present events in simple texts including explanations and reasons. 1 0 0 0
Students will be able to state their preferences. 1 0 0 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 3 1 75
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 1 1 25
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 3 1 0 33
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 1 0 100

Fen S D Y B%
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 2 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 1 1 50
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 2 2 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 0 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 2 0 100
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 1 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 1 0 100
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Günlük yaşamda karşılaştığı çözücü ve çözünenleri kullanarak çözelti hazırlar. 1 1 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 0 0



7. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

324,568 27,42
%

ÇANAKKALE / BİGA
DUMLUPINAR ORTAOKULU

7D  -  42
DERİN E* R 90 47 29 14 37 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(9650.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 14 301 451 9650 % 27,42

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 15 56 682 1019 35194

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 12 6 2 10,00 % 50

Cevap Anahtarı A AADCCBDDABCBCDDBBCAC

Cevaplarınız AAcC BcD BCBCDbBBbda

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (SOS) 10 6 3 1 5,00 % 50

Cevap Anahtarı A DDABDCBACA

Cevaplarınız DaAB CdAdA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A BDBCACBCDC

Cevaplarınız BacCACcCDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı A AABADDACCB

Cevaplarınız AAcAbcbbda

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 9 4 7 7,67 % 38

Cevap Anahtarı B ABBABBCDBDCDBABDCACD

Cevaplarınız   aAdB D cCD ABaCA  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 10 6 4 8,00 % 40

Cevap Anahtarı B ADCCDCCDDBBBAABBBDAB

Cevaplarınız AbCdDdC DcBB Aca D B

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 2 1 67
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 1 2 25
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 2 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 1 0 1 0
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 0 1 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 3 2 1 67
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 1 2 33
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 2 0 2 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 2 0 2 0
Students will be able to understand past and present events in simple texts including explanations and reasons. 1 0 1 0
Students will be able to state their preferences. 1 0 1 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 2 1 50
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 1 0 50
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 3 1 1 33
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 0 0

Fen S D Y B%
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 2 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 1 1 50
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 2 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 1 1 50
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 0 0 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 1 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 1 0 100
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 0 0
Günlük yaşamda karşılaştığı çözücü ve çözünenleri kullanarak çözelti hazırlar. 1 0 0 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100



7. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

260,026 56,56
%

ÇANAKKALE / BİGA
DUMLUPINAR ORTAOKULU

7D  -  58
ECRİN KAVAS 90 30 22 38 22 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(19906.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 45 538 784 19906 % 56,56

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 15 56 682 1019 35194

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 11 7 2 8,67 % 43

Cevap Anahtarı B CDAADCBBCBDABDDCCBCA

Cevaplarınız Ca AaCBBaBDcB DCdaCb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (SOS) 10 2 3 5 1,00 % 10

Cevap Anahtarı B AACDBBCDAD

Cevaplarınız  caaBB    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B CBDBCACBCD

Cevaplarınız CaDBCACBCa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 5 2 3 4,33 % 43

Cevap Anahtarı B AAABDCBDCA

Cevaplarınız AAd DC cC 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 1 4 15 -0,33 % 0

Cevap Anahtarı B ABBABBCDBDCDBABDCACD

Cevaplarınız              Acad d 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 3 4 13 1,67 % 8

Cevap Anahtarı B ADCCDCCDDBBBAABBBDAB

Cevaplarınız  cbd C   B  cA      

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 1 1 33
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 3 1 75
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 0 1 0
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 0 0 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 0 1 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 3 2 1 67
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 0 2 0
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 2 1 0 50
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 2 1 0 50
Students will be able to understand past and present events in simple texts including explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to state their preferences. 1 1 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 0 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 0 0 0

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 0 0 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 0 0 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 3 1 1 33
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 0 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 0 0

Fen S D Y B%
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 0 0 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 0 0 0
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 2 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 0 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 1 0 50
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 0 0 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 0 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 1 0 100
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 0 0 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Günlük yaşamda karşılaştığı çözücü ve çözünenleri kullanarak çözelti hazırlar. 1 0 0 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 1 0 0 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 0 0



7. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

371,773 13,74
%

ÇANAKKALE / BİGA
DUMLUPINAR ORTAOKULU

7D  -  50
ELA ÇAVUŞ 90 63 19 8 56 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4836.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 7 166 250 4836 % 13,74

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 15 56 682 1019 35194

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 14 4 2 12,67 % 63

Cevap Anahtarı B CDAADCBBCBDABDDCCBCA

Cevaplarınız d bAcCBBCBDdB DCCBCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (SOS) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B AACDBBCDAD

Cevaplarınız AAdDBBCDAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B CBDBCACBCD

Cevaplarınız CBDBCACdCa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B AAABDCBDCA

Cevaplarınız AAABDCBaCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 8 6 6 6,00 % 30

Cevap Anahtarı B ABBABBCDBDCDBABDCACD

Cevaplarınız AdaAd   acCD  BDCc D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 15 5 0 13,33 % 67

Cevap Anahtarı B ADCCDCCDDBBBAABBBDAB

Cevaplarınız ADCCDCaDaBBdAddBBDAB

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 1 1 33
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 4 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 0 50
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 2 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 3 2 1 67
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 2 1 67
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 2 2 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 2 2 0 100
Students will be able to understand past and present events in simple texts including explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to state their preferences. 1 1 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 2 2 50
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 0 2 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 3 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 1 0 100

Fen S D Y B%
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 2 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 2 0 100
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 2 2 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 1 1 50
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 1 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 0 1 0
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Günlük yaşamda karşılaştığı çözücü ve çözünenleri kullanarak çözelti hazırlar. 1 1 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100



7. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

296,395 38,89
%

ÇANAKKALE / BİGA
DUMLUPINAR ORTAOKULU

7D  -  76
HÜSEYİN ALİ ÇAKMAK 90 41 23 26 33 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(13687.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 29 402 601 13687 % 38,89

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 15 56 682 1019 35194

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 10 7 3 7,67 % 38

Cevap Anahtarı B CDAADCBBCBDABDDCCBCA

Cevaplarınız CcAAaCBaC Dc bDbCBd 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (SOS) 10 6 1 3 5,67 % 57

Cevap Anahtarı B AACDBBCDAD

Cevaplarınız AA bBBCD  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 7 1 2 6,67 % 67

Cevap Anahtarı B CBDBCACBCD

Cevaplarınız CBDB ACdC 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 5 4 1 3,67 % 37

Cevap Anahtarı B AAABDCBDCA

Cevaplarınız AAdBcCdbC 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 8 5 7 6,33 % 32

Cevap Anahtarı B ABBABBCDBDCDBABDCACD

Cevaplarınız AdaAdB b c D AB CA  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 5 5 10 3,33 % 17

Cevap Anahtarı B ADCCDCCDDBBBAABBBDAB

Cevaplarınız AbC   C    B Ada ab 

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 2 1 67
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 1 1 25
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 0 50
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 2 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 0 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 0 0
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 3 2 0 67
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 1 2 33
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 2 2 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 2 0 1 0
Students will be able to understand past and present events in simple texts including explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to state their preferences. 1 1 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 1 2 25
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 0 1 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 3 1 1 33
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 0 0

Fen S D Y B%
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 1 0 50
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 0 1 0
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 2 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 0 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 0 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 1 0 50
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 0 0 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 1 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 1 0 100
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 0 0
Günlük yaşamda karşılaştığı çözücü ve çözünenleri kullanarak çözelti hazırlar. 1 0 0 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 0 0



7. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

303,814 35,66
%

ÇANAKKALE / BİGA
DUMLUPINAR ORTAOKULU

7D  -  79
KAZIM EYMEN YILMAZ 90 48 32 10 37 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(12550.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 25 375 563 12550 % 35,66

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 15 56 682 1019 35194

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 14 5 1 12,33 % 62

Cevap Anahtarı B CDAADCBBCBDABDDCCBCA

Cevaplarınız CDdADCcBC DdBbDCCBaA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (SOS) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B AACDBBCDAD

Cevaplarınız AAdDBBCDAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı B CBDBCACBCD

Cevaplarınız CdDBaAaaCa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B AAABDCBDCA

Cevaplarınız AAABDCdDaA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 5 9 6 2,00 % 10

Cevap Anahtarı B ABBABBCDBDCDBABDCACD

Cevaplarınız b dA c  a CcaAabCA c

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 7 10 3 3,67 % 18

Cevap Anahtarı B ADCCDCCDDBBBAABBBDAB

Cevaplarınız d ddc CDbBacA BcdDAa

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 2 1 67
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 3 1 75
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 2 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 0 1 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 3 2 1 67
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 3 0 100
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 2 1 1 50
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 2 2 0 100
Students will be able to understand past and present events in simple texts including explanations and reasons. 1 0 1 0
Students will be able to state their preferences. 1 1 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 2 0 50
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 1 0 50
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 0 2 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 3 1 1 33
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 1 0

Fen S D Y B%
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 0 2 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 0 2 0
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 0 0 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 2 1 1 50
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 0 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 2 0 100
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 1 0 100
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 0 0 0
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Günlük yaşamda karşılaştığı çözücü ve çözünenleri kullanarak çözelti hazırlar. 1 0 1 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 1 0



7. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

288,212 42,60
%

ÇANAKKALE / BİGA
DUMLUPINAR ORTAOKULU

7D  -  84
MEHMET EMİN GİREN 90 41 36 13 29 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(14994.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 31 436 649 14994 % 42,60

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 15 56 682 1019 35194

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 12 7 1 9,67 % 48

Cevap Anahtarı A AADCCBDDABCBCDDBBCAC

Cevaplarınız AAcCCBDbcBaBbDbcBC C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (SOS) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı A DDABDCBACA

Cevaplarınız DDdBDdBAdb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A BDBCACBCDC

Cevaplarınız dDdCACBCDa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 3 5 2 1,33 % 13

Cevap Anahtarı A AABADDACCB

Cevaplarınız dA c bddCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 3 9 8 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BADBACBBDBACDBACDBDC

Cevaplarınız  c aA dc aAbccA c   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 10 8 2 7,33 % 37

Cevap Anahtarı A CADDCDCCDBABBABBDABB

Cevaplarınız bdDaaaCbDBAdBAB D cB

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 2 1 67
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 2 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 1 1 50
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 0 1 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 3 2 1 67
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 1 0
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 0 1 0
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 2 0 1 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 2 0 2 0
Students will be able to understand past and present events in simple texts including explanations and reasons. 1 0 1 0
Students will be able to state their preferences. 1 1 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 1 1 25
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 0 1 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 0 3 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 3 1 1 33
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 0 0

Fen S D Y B%
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 0 2 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 2 0 100
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 2 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 1 1 50
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 1 0 100
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 1 0 100
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Günlük yaşamda karşılaştığı çözücü ve çözünenleri kullanarak çözelti hazırlar. 1 0 0 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 1 0



7. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

286,280 43,50
%

ÇANAKKALE / BİGA
DUMLUPINAR ORTAOKULU

7D  -  53
MEHMET EREN ÖZGEN 90 39 33 18 28 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(15309.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 32 443 656 15309 % 43,50

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 15 56 682 1019 35194

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 12 5 3 10,33 % 52

Cevap Anahtarı A AADCCBDDABCBCDDBBCAC

Cevaplarınız AAcaCBDDABCBCbadB   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (SOS) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı A DDABDCBACA

Cevaplarınız DcAcDCBcdb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A BDBCACBCDC

Cevaplarınız cDdCAaBCDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 4 6 0 2,00 % 20

Cevap Anahtarı A AABADDACCB

Cevaplarınız AABAbcbabc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 6 6 8 4,00 % 20

Cevap Anahtarı A BADBACBBDBACDBACDBDC

Cevaplarınız cA  A  aba CD ACb c 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 5 8 7 2,33 % 12

Cevap Anahtarı A CADDCDCCDBABBABBDABB

Cevaplarınız CAbbbc aDcAB  c    a

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 2 1 67
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 1 1 25
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 1 1 50
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 0 1 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 3 3 0 100
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 2 1 67
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 2 1 1 50
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 2 0 2 0
Students will be able to understand past and present events in simple texts including explanations and reasons. 1 0 1 0
Students will be able to state their preferences. 1 0 1 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 2 2 50
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 3 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 1 0

Fen S D Y B%
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 2 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 0 2 0
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 2 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 0 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 0 2 0
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 1 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 1 0 100
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 0 0 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 0 0
Günlük yaşamda karşılaştığı çözücü ve çözünenleri kullanarak çözelti hazırlar. 1 0 0 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 1 0 0 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 0 0



7. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

396,603 8,65
%

ÇANAKKALE / BİGA
DUMLUPINAR ORTAOKULU

7D  -  85
MEHMET KASAP 90 66 9 15 63 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3046.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 2 117 163 3046 % 8,65

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 15 56 682 1019 35194

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 14 2 4 13,33 % 67

Cevap Anahtarı A AADCCBDDABCBCDDBBCAC

Cevaplarınız AA CCaDD BCB D BBCAa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (SOS) 10 7 0 3 7,00 % 70

Cevap Anahtarı A DDABDCBACA

Cevaplarınız D ABD BA A

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A BDBCACBCDC

Cevaplarınız BDBCACBCDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A AABADDACCB

Cevaplarınız AABADDdCCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 10 3 7 9,00 % 45

Cevap Anahtarı A BADBACBBDBACDBACDBDC

Cevaplarınız  ADBA Ba   bD cCDBD 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 16 3 1 15,00 % 75

Cevap Anahtarı A CADDCDCCDBABBABBDABB

Cevaplarınız CADDCaaCDBABB BBcABB

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 2 0 67
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 3 1 75
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 0 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 0 50
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 2 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 0 0 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 0 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 3 3 0 100
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 3 0 100
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 2 2 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 2 1 1 50
Students will be able to understand past and present events in simple texts including explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to state their preferences. 1 1 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 1 1 25
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 0 1 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 1 0 25
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 3 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 1 0 100

Fen S D Y B%
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 2 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 2 0 100
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 2 2 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 2 0 100
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 1 0 100
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 1 0 100
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 0 0
Günlük yaşamda karşılaştığı çözücü ve çözünenleri kullanarak çözelti hazırlar. 1 1 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100



7. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

265,677 53,62
%

ÇANAKKALE / BİGA
DUMLUPINAR ORTAOKULU

7D  -  89
MURAT ERCAN 90 32 39 19 19 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(18870.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 44 520 759 18870 % 53,62

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 15 56 682 1019 35194

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 9 11 0 5,33 % 27

Cevap Anahtarı A AADCCBDDABCBCDDBBCAC

Cevaplarınız AADabcDccBaBCcadadAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (SOS) 10 4 6 0 2,00 % 20

Cevap Anahtarı A DDABDCBACA

Cevaplarınız DDdBaCdbac

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 3 3 4 2,00 % 20

Cevap Anahtarı A BDBCACBCDC

Cevaplarınız BDcbAa    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 0 0 10 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A AABADDACCB

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 8 7 5 5,67 % 28

Cevap Anahtarı A BADBACBBDBACDBACDBDC

Cevaplarınız cAaadCBcbcACDBA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 8 12 0 4,00 % 20

Cevap Anahtarı A CADDCDCCDBABBABBDABB

Cevaplarınız dcDDbDadDBAccAaccAcd

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 3 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 2 2 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 1 1 50
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 0 1 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 3 0 0 0
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 0 0 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 0 0
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 0 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 2 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 0 0 0
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 2 0 0 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 2 0 0 0
Students will be able to understand past and present events in simple texts including explanations and reasons. 1 0 0 0
Students will be able to state their preferences. 1 0 0 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 0 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 0 0 0

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 1 3 25
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 2 2 50
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 3 1 1 33
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 0 0

Fen S D Y B%
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 0 2 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 1 1 50
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 2 1 1 50
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 0 2 0
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 1 0 100
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 1 0 100
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Günlük yaşamda karşılaştığı çözücü ve çözünenleri kullanarak çözelti hazırlar. 1 0 1 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 1 0



7. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

275,771 48,78
%

ÇANAKKALE / BİGA
DUMLUPINAR ORTAOKULU

7D  -  93
NAZLICAN YILDIZ 90 37 28 25 27 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(17167.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 39 475 699 17167 % 48,78

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 15 56 682 1019 35194

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 9 11 0 5,33 % 27

Cevap Anahtarı B CDAADCBBCBDABDDCCBCA

Cevaplarınız CabADbBaCBcccbDCbBac

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (SOS) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı B AACDBBCDAD

Cevaplarınız dbaDBBCDAa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B CBDBCACBCD

Cevaplarınız CBDBCACBCa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 3 5 2 1,33 % 13

Cevap Anahtarı B AAABDCBDCA

Cevaplarınız AAAccdab  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 0 1 19 -0,33 % 0

Cevap Anahtarı B ABBABBCDBDCDBABDCACD

Cevaplarınız      c              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 10 6 4 8,00 % 40

Cevap Anahtarı B ADCCDCCDDBBBAABBBDAB

Cevaplarınız cDCdD  a B BAbdBBcAB

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 1 2 33
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 0 4 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 0 2 0
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 1 1 50
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 3 2 1 67
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 1 2 33
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 2 0 1 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 2 0 1 0
Students will be able to understand past and present events in simple texts including explanations and reasons. 1 0 0 0
Students will be able to state their preferences. 1 0 1 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 0 0 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 0 0 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 3 0 0 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 0 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 0 0

Fen S D Y B%
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 0 1 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 2 0 100
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 2 1 1 50
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 0 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 0 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 1 0 50
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 1 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 0 1 0
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Günlük yaşamda karşılaştığı çözücü ve çözünenleri kullanarak çözelti hazırlar. 1 1 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100



7. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

341,253 21,96
%

ÇANAKKALE / BİGA
DUMLUPINAR ORTAOKULU

7D  -  581
ÖZLEM DEMİR 90 55 24 11 47 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(7728.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 10 245 371 7728 % 21,96

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 15 56 682 1019 35194

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 15 4 1 13,67 % 68

Cevap Anahtarı A AADCCBDDABCBCDDBBCAC

Cevaplarınız AA dCBDDdBCBCDaBcCAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (SOS) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A DDABDCBACA

Cevaplarınız DcABDCBAad

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A BDBCACBCDC

Cevaplarınız BDdCACBCaC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 8 1 1 7,67 % 77

Cevap Anahtarı A AABADDACCB

Cevaplarınız AA AcDACCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 8 7 5 5,67 % 28

Cevap Anahtarı A BADBACBBDBACDBACDBDC

Cevaplarınız dcD A BacaACD ACa c 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 9 7 4 6,67 % 33

Cevap Anahtarı A CADDCDCCDBABBABBDABB

Cevaplarınız CAbbdDCC cABB c Db a

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 2 0 67
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 4 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 1 1 50
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 0 1 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 3 2 1 67
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 1 1 33
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 2 1 0 50
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 2 2 0 100
Students will be able to understand past and present events in simple texts including explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to state their preferences. 1 1 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 2 2 50
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 3 1 1 33
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 1 0

Fen S D Y B%
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 2 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 0 2 0
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 2 0 2 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 1 1 50
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 0 0 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 1 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 1 0 100
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 0 0
Günlük yaşamda karşılaştığı çözücü ve çözünenleri kullanarak çözelti hazırlar. 1 0 0 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 0 0



7. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

344,136 21,11
%

ÇANAKKALE / BİGA
DUMLUPINAR ORTAOKULU

7D  -  57
SEVVAL UZ 90 55 24 11 47 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(7429.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 9 235 353 7429 % 21,11

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 15 56 682 1019 35194

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 16 4 0 14,67 % 73

Cevap Anahtarı B CDAADCBBCBDABDDCCBCA

Cevaplarınız CbAADCBcCBDbBDDCbBCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (SOS) 10 8 1 1 7,67 % 77

Cevap Anahtarı B AACDBBCDAD

Cevaplarınız AAdDB CDAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı B CBDBCACBCD

Cevaplarınız CBDaCAbdCa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B AAABDCBDCA

Cevaplarınız AAABDbBDCd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 8 8 4 5,33 % 27

Cevap Anahtarı B ABBABBCDBDCDBABDCACD

Cevaplarınız A BAdc b cCDaABcbc D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 9 5 6 7,33 % 37

Cevap Anahtarı B ADCCDCCDDBBBAABBBDAB

Cevaplarınız bDCdD dD B a AdBBD  

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 2 1 67
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 4 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 2 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 0 0
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 3 1 2 33
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 3 0 100
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 2 2 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 2 1 1 50
Students will be able to understand past and present events in simple texts including explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to state their preferences. 1 0 1 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 2 1 50
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 1 0 50
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 0 2 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 3 2 0 67
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 1 0 100

Fen S D Y B%
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 0 1 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 2 0 100
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 2 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 0 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 0 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 1 1 50
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 1 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 1 0 100
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 0 0
Günlük yaşamda karşılaştığı çözücü ve çözünenleri kullanarak çözelti hazırlar. 1 1 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 0 0
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