
ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - LGS SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI
KATILIMLAR

GENEL İL İLÇE KURUM

Çanakkale BİGA Dumlupınar Ortaokulu 8.SINIF KURUMSAL-2 - - - -

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE İNKILAP TARİHİ DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam LGS Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra

Genel Ortalama 10.59 7.15 8.21 5.99 2.97 5.00 6.79 2.39 5.99 4.95 2.54 4.10 6.19 5.08 4.50 10.28 6.72 8.04 44.78 26.85 35.83 309.120

Okul Ortalaması 11.34 6.78 9.08 6.18 2.26 5.43 7.14 2.12 6.43 5.16 2.12 4.45 3.82 2.94 2.84 9.94 6.20 7.87 43.58 22.42 36.11 305.846

1 142 - YUSUF EREN ÖZGEN 8 / E 17 3 16.00 10 0 10.00 10 0 10.00 10 0 10.00 18 2 17.33 19 1 18.67 84.00 6.00 82.00 466.396 - 3 3 1

2 175 - NİSANUR KARAOĞLU 8 / C 17 2 16.33 9 1 8.67 10 0 10.00 10 0 10.00 15 1 14.67 17 2 16.33 78.00 6.00 76.00 443.597 - 13 13 2

3 186 - UYGAR ÇALIŞKAN 8 / C 16 3 15.00 9 1 8.67 9 1 8.67 10 0 10.00 14 2 13.33 16 2 15.33 74.00 9.00 71.00 425.883 - 23 23 3

4 130 - ECRİN TUĞAN 8 / A 15 4 13.67 9 1 8.67 9 1 8.67 10 0 10.00 10 1 9.67 17 3 16.00 70.00 10.00 66.68 405.241 - 38 38 4

5 100 - ALİ MERT DEMİRTAŞ 8 / C 15 5 13.33 10 0 10.00 10 0 10.00 8 2 7.33 10 3 9.00 17 3 16.00 70.00 13.00 65.66 401.282 - 40 40 5

6 255 - KEMAL PÜTRÜ 8 / E 16 3 15.00 7 2 6.33 9 0 9.00 9 1 8.67 13 1 12.67 7 3 6.00 61.00 10.00 57.67 382.482 - 59 59 6

7 1 - RAGAD ALRAHİL 8 / C 13 5 11.33 9 1 8.67 8 2 7.33 9 1 8.67 9 0 9.00 14 4 12.67 62.00 13.00 57.67 376.238 - 68 68 7

8 113 - BEREN AŞCI 8 / B 15 4 13.67 10 0 10.00 9 1 8.67 10 0 10.00 3 3 2.00 18 2 17.33 65.00 10.00 61.67 374.973 - 69 69 8

9 223 - ÇAĞLAR KAVAS 8 / E 15 4 13.67 9 1 8.67 8 2 7.33 10 0 10.00 6 1 5.67 15 5 13.33 63.00 13.00 58.67 373.484 - 74 74 9

10 155 - YİĞİT BORA BORAZAN 8 / A 14 5 12.33 10 0 10.00 8 2 7.33 8 2 7.33 10 5 8.33 13 7 10.67 63.00 21.00 55.99 369.839 - 85 85 10

11 27 - HASAN ÇINAR KAYNAK 8 / C 13 2 12.33 8 1 7.67 7 3 6.00 9 1 8.67 4 2 3.33 15 5 13.33 56.00 14.00 51.33 350.736 - 121 120 11

12 119 - BERKAY BAL 8 / E 13 6 11.00 6 3 5.00 7 2 6.33 5 4 3.67 5 4 3.67 16 4 14.67 52.00 23.00 44.34 340.428 - 148 147 12

13 805 - CEREN ECRİN GÜNGÖR 8 / B 13 4 11.67 8 1 7.67 9 1 8.67 9 0 9.00 2 2 1.33 13 6 11.00 54.00 14.00 49.34 334.775 - 164 163 13

14 134 - NİSA SAYGILI 8 / B 14 5 12.33 9 1 8.67 10 0 10.00 8 1 7.67 2 3 1.00 12 6 10.00 55.00 16.00 49.67 334.098 - 169 167 14

15 181 - ÖMER KAÇAR 8 / B 12 7 9.67 9 1 8.67 9 1 8.67 7 3 6.00 6 2 5.33 11 8 8.33 54.00 22.00 46.67 333.996 - 170 168 15

16 114 - BETÜL SÜR 8 / E 11 9 8.00 5 2 4.33 10 0 10.00 3 3 2.00 4 2 3.33 16 3 15.00 49.00 19.00 42.66 330.811 - 179 177 16

17 105 - AYNUR BİLGEN 8 / A 13 7 10.67 7 3 6.00 8 2 7.33 6 2 5.33 5 7 2.67 12 7 9.67 51.00 28.00 41.67 321.731 - 206 204 17

18 143 - GÖKALP GELİR 8 / C 13 4 11.67 7 2 6.33 7 3 6.00 4 3 3.00 3 1 2.67 10 4 8.67 44.00 17.00 38.34 316.769 - 218 215 18

19 131 - ELANUR YEŞİL 8 / E 13 6 11.00 8 1 7.67 9 1 8.67 7 3 6.00 5 2 4.33 7 9 4.00 49.00 22.00 41.67 316.462 - 220 217 19

20 235 - ZEYNEP YAPICI 8 / E 13 5 11.33 8 1 7.67 8 2 7.33 9 1 8.67 0 2 -0.67 11 7 8.67 49.00 18.00 43.00 312.255 - 231 227 20

21 28 - EYMEN TUNÇMAN 8 / E 10 10 6.67 7 3 6.00 9 1 8.67 7 2 6.33 4 4 2.67 12 6 10.00 49.00 26.00 40.34 311.130 - 233 229 21

22 129 - ECRİN ÖZAY 8 / C 11 9 8.00 5 5 3.33 9 1 8.67 6 4 4.67 6 2 5.33 9 6 7.00 46.00 27.00 37.00 310.955 - 235 231 22
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Genel Ortalama 10.59 7.15 8.21 5.99 2.97 5.00 6.79 2.39 5.99 4.95 2.54 4.10 6.19 5.08 4.50 10.28 6.72 8.04 44.78 26.85 35.83 309.120
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23 141 - ZEYNEP UZ 8 / B 11 6 9.00 4 1 3.67 9 0 9.00 6 0 6.00 4 2 3.33 9 4 7.67 43.00 13.00 38.67 310.702 - 236 232 23

24 231 - ZEHRA TUSEM ÖZKAN 8 / A 13 6 11.00 8 2 7.33 8 2 7.33 5 3 4.00 0 1 -0.33 9 5 7.33 43.00 19.00 36.66 300.059 - 264 260 24

25 185 - RAVZANUR GÜNDOĞDU 8 / B 15 4 13.67 0 0 0.00 8 0 8.00 0 0 0.00 0 0 0.00 10 4 8.67 33.00 8.00 30.34 298.992 - 267 263 25

26 174 - NİSA UZUN 8 / E 12 5 10.33 5 5 3.33 7 1 6.67 4 4 2.67 0 0 0.00 11 7 8.67 39.00 22.00 31.67 293.704 - 277 273 26

27 101 - ALPER ÖZDEMİR 8 / C 14 5 12.33 8 2 7.33 9 0 9.00 6 4 4.67 1 6 -1.00 6 10 2.67 44.00 27.00 35.00 288.565 - 288 284 27

28 227 - YUSUFCAN DEMİR 8 / A 12 5 10.33 8 2 7.33 6 4 4.67 0 0 0.00 0 0 0.00 8 4 6.67 34.00 15.00 29.00 286.099 - 294 290 28

29 193 - TALHA DOĞAN 8 / B 11 8 8.33 7 3 6.00 7 3 6.00 4 5 2.33 5 7 2.67 8 11 4.33 42.00 37.00 29.66 286.086 - 295 291 29

30 717 - VAHİT DORUK KARDAŞ 8 / E 11 7 8.67 4 6 2.00 5 5 3.33 10 0 10.00 0 12 -4.00 14 6 12.00 44.00 36.00 32.00 282.874 - 305 301 30

31 124 - COŞKUN SAÇI 8 / E 9 3 8.00 7 3 6.00 4 2 3.33 0 0 0.00 4 7 1.67 10 9 7.00 34.00 24.00 26.00 281.744 - 308 304 31

32 190 - SILA GİRGİN 8 / B 11 8 8.33 3 2 2.33 7 3 6.00 0 6 -2.00 3 2 2.33 9 7 6.67 33.00 28.00 23.66 279.977 - 315 311 32

33 160 - KEREM BOZKURT 8 / C 7 12 3.00 8 2 7.33 8 2 7.33 9 1 8.67 2 2 1.33 9 10 5.67 43.00 29.00 33.33 277.856 - 324 320 33

34 148 - BELİNAY BERKİ 8 / A 10 9 7.00 5 2 4.33 8 1 7.67 2 3 1.00 1 1 0.67 8 5 6.33 34.00 21.00 27.00 276.337 - 327 323 34

35 140 - EYLÜL NİSA SEVİM 8 / C 11 7 8.67 4 2 3.33 2 2 1.33 7 2 6.33 1 4 -0.33 7 3 6.00 32.00 20.00 25.33 272.146 - 339 335 35

36 726 - NİŞTİMAN ÇAKIR 8 / E 9 10 5.67 4 0 4.00 8 1 7.67 5 4 3.67 1 3 0.00 8 8 5.33 35.00 26.00 26.34 267.578 - 354 348 36

37 979 - SÜLEYMAN TÜRKKAHRAMAN8 / E 11 8 8.33 4 6 2.00 7 3 6.00 2 3 1.00 1 7 -1.33 8 11 4.33 33.00 38.00 20.33 257.291 - 390 384 37

38 139 - HAMZA BAHADIR ŞAKAR 8 / B 9 11 5.33 2 7 -0.33 7 3 6.00 3 0 3.00 3 0 3.00 4 6 2.00 28.00 27.00 19.00 256.993 - 391 385 38

39 672 - ÖNDER ALTIN 8 / E 6 10 2.67 5 2 4.33 8 2 7.33 1 4 -0.33 1 2 0.33 9 7 6.67 30.00 27.00 21.00 256.469 - 392 386 39

40 248 - ESMA ÇALIŞKAN 8 / A 7 7 4.67 2 4 0.67 7 1 6.67 3 2 2.33 3 4 1.67 5 6 3.00 27.00 24.00 19.01 253.536 - 409 403 40

41 24 - YAREN ERGÖL 8 / C 7 9 4.00 9 1 8.67 6 4 4.67 2 1 1.67 1 2 0.33 6 10 2.67 31.00 27.00 22.01 253.146 - 410 404 41

42 247 - CEREN ÇALIŞKAN 8 / A 12 2 11.33 1 3 0.00 6 3 5.00 0 0 0.00 1 8 -1.67 3 4 1.67 23.00 20.00 16.33 250.683 - 417 411 42

43 179 - ONUR TEKİN 8 / C 9 11 5.33 5 5 3.33 6 4 4.67 4 6 2.00 1 4 -0.33 7 11 3.33 32.00 41.00 18.33 248.424 - 425 417 43

44 214 - FATMA NİSANUR USLU 8 / E 9 6 7.00 1 2 0.33 5 0 5.00 1 0 1.00 0 1 -0.33 3 4 1.67 19.00 13.00 14.67 242.456 - 438 430 44

45 126 - ECRİN KILIÇ 8 / C 7 12 3.00 6 4 4.67 3 7 0.67 1 2 0.33 2 4 0.67 5 4 3.67 24.00 33.00 13.01 238.602 - 446 438 45
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46 850 - İBRAHİM BARAN 8 / B 7 11 3.33 8 2 7.33 3 6 1.00 3 3 2.00 0 3 -1.00 5 14 0.33 26.00 39.00 12.99 227.202 - 465 455 46

47 145 - GÖKTUĞ BADUR 8 / C 9 10 5.67 8 2 7.33 1 8 -1.67 2 8 -0.67 0 7 -2.33 6 14 1.33 26.00 49.00 9.66 224.967 - 473 463 47

48 144 - GÖKCAN ÇUR 8 / E 6 11 2.33 2 7 -0.33 5 4 3.67 0 5 -1.67 0 0 0.00 6 14 1.33 19.00 41.00 5.33 217.148 - 490 480 48

49 108 - MUHAMMET FATİH ERGEÇ 8 / E 7 8 4.33 1 0 1.00 3 3 2.00 3 2 2.33 0 4 -1.33 1 5 -0.67 15.00 22.00 7.66 216.586 - 493 483 49

50 112 - BENSU KUZHAN 8 / C 3 16 -2.33 1 5 -0.67 2 6 0.00 1 5 -0.67 2 2 1.33 6 4 4.67 15.00 38.00 2.33 212.498 - 503 491 50


