
ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - LGS SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI
KATILIMLAR

GENEL İL İLÇE KURUM

Çanakkale BİGA Dumlupınar Ortaokulu 6.SINIF KURUMSAL-2 - - - -

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam LGS Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra

Genel Ortalama 9.24 4.69 7.68 5.69 3.72 4.45 5.72 3.53 4.54 4.91 3.77 3.65 6.89 5.55 5.03 6.73 6.68 4.50 39.17 27.95 29.85 317.538

Okul Ortalaması 9.75 4.68 8.19 5.70 3.92 4.39 6.03 3.58 4.84 5.51 3.93 4.20 5.79 5.90 3.83 6.87 6.98 4.54 39.65 29.00 29.99 314.835

1 592 - FATİH SAVAŞ 6 / D 14 1 13.67 10 0 10.00 7 3 6.00 8 2 7.33 14 1 13.67 15 0 15.00 68.00 7.00 65.67 470.295 - 2 2 1

2 146 - ALARA GERGİN 6 / D 14 1 13.67 9 1 8.67 9 1 8.67 5 4 3.67 14 1 13.67 12 3 11.00 63.00 11.00 59.35 448.060 - 22 22 2

3 400 - DAMLA İDİL ADAY 6 / B 14 1 13.67 10 0 10.00 8 1 7.67 9 1 8.67 10 2 9.33 14 0 14.00 65.00 5.00 63.34 447.645 - 24 24 3

4 598 - SILA DAL 6 / D 14 1 13.67 7 1 6.67 9 1 8.67 8 1 7.67 9 1 8.67 12 3 11.00 59.00 8.00 56.35 421.260 - 54 54 4

5 521 - SELİN GİDER 6 / D 14 1 13.67 6 2 5.33 9 1 8.67 7 1 6.67 9 3 8.00 12 1 11.67 57.00 9.00 54.01 414.503 - 70 70 5

6 701 - SEVGİ ŞEKER 6 / B 13 2 12.33 5 4 3.67 7 2 6.33 6 2 5.33 12 1 11.67 12 2 11.33 55.00 13.00 50.66 414.383 - 72 72 6

7 540 - ZEYNEP DOĞRUOĞLU 6 / A 14 1 13.67 7 3 6.00 6 4 4.67 7 2 6.33 11 3 10.00 12 3 11.00 57.00 16.00 51.67 413.951 - 74 74 7

8 421 - EKREM YÜCEL 6 / A 14 1 13.67 8 2 7.33 7 3 6.00 8 2 7.33 10 1 9.67 10 3 9.00 57.00 12.00 53.00 412.352 - 75 75 8

9 373 - AZRA ÇEVİK 6 / D 12 3 11.00 7 3 6.00 6 4 4.67 7 3 6.00 12 3 11.00 12 3 11.00 56.00 19.00 49.67 406.542 - 85 85 9

10 413 - ECEM ATEŞ 6 / B 14 1 13.67 8 2 7.33 9 1 8.67 8 1 7.67 8 1 7.67 9 5 7.33 56.00 11.00 52.34 400.859 - 92 92 10

11 483 - İSMAİL YİĞİT CESUR 6 / D 12 3 11.00 8 1 7.67 9 1 8.67 8 2 7.33 10 3 9.00 10 5 8.33 57.00 15.00 52.00 400.830 - 93 93 11

12 299 - CEMRE NUR TUTUŞ 6 / D 12 3 11.00 9 1 8.67 8 2 7.33 7 3 6.00 10 3 9.00 10 5 8.33 56.00 17.00 50.33 397.586 - 103 103 12

13 442 - FATİH SEYİT SARI 6 / A 13 2 12.33 7 3 6.00 8 2 7.33 8 2 7.33 10 4 8.67 9 6 7.00 55.00 19.00 48.66 390.855 - 115 115 13

14 417 - ECEM SU BAĞCI 6 / D 12 3 11.00 7 3 6.00 7 3 6.00 7 3 6.00 10 4 8.67 11 4 9.67 54.00 20.00 47.34 390.501 - 116 116 14

15 579 - KEREM KAAN GÜR 6 / D 12 3 11.00 7 3 6.00 6 4 4.67 7 2 6.33 10 2 9.33 10 4 8.67 52.00 18.00 46.00 387.031 - 126 126 15

16 697 - BUĞRA YAZAN 6 / E 12 3 11.00 8 2 7.33 9 1 8.67 9 1 8.67 6 2 5.33 10 3 9.00 54.00 12.00 50.00 384.253 - 129 129 16

17 710 - AHMET EREN BOZKURT 6 / E 15 0 15.00 7 3 6.00 9 1 8.67 6 4 4.67 7 1 6.67 8 7 5.67 52.00 16.00 46.68 383.983 - 130 130 17

18 532 - TUNA ERDİ 6 / C 12 3 11.00 7 3 6.00 6 4 4.67 8 2 7.33 10 4 8.67 8 7 5.67 51.00 23.00 43.34 371.703 - 152 152 18

19 728 - SEMİH ŞAKAR 6 / A 11 4 9.67 7 3 6.00 8 2 7.33 9 1 8.67 6 6 4.00 11 4 9.67 52.00 20.00 45.34 365.962 - 170 170 19

20 437 - ESLEM ZEHRA YETKİN 6 / A 12 3 11.00 9 1 8.67 9 1 8.67 8 2 7.33 3 5 1.33 10 5 8.33 51.00 17.00 45.33 359.244 - 189 188 20

21 687 - BERTUĞ ÇAKAN 6 / D 13 1 12.67 7 2 6.33 7 2 6.33 7 2 6.33 5 5 3.33 8 3 7.00 47.00 15.00 41.99 357.838 - 190 189 21

22 514 - ÖMER KIVANÇ ATİLA 6 / A 9 6 7.00 8 2 7.33 7 2 6.33 5 4 3.67 8 2 7.33 9 5 7.33 46.00 21.00 38.99 353.454 - 198 197 22
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Genel Ortalama 9.24 4.69 7.68 5.69 3.72 4.45 5.72 3.53 4.54 4.91 3.77 3.65 6.89 5.55 5.03 6.73 6.68 4.50 39.17 27.95 29.85 317.538

Okul Ortalaması 9.75 4.68 8.19 5.70 3.92 4.39 6.03 3.58 4.84 5.51 3.93 4.20 5.79 5.90 3.83 6.87 6.98 4.54 39.65 29.00 29.99 314.835

23 700 - MUSTAFA EREN COŞKUN 6 / D 9 4 7.67 9 1 8.67 7 3 6.00 10 0 10.00 7 5 5.33 8 7 5.67 50.00 20.00 43.34 353.221 - 199 198 23

24 439 - ESMANUR YÜKSEL 6 / C 11 4 9.67 8 2 7.33 5 5 3.33 9 1 8.67 8 2 7.33 6 7 3.67 47.00 21.00 40.00 351.733 - 203 202 24

25 679 - YUSUF ALİ CAN 6 / E 10 1 9.67 5 2 4.33 6 2 5.33 9 1 8.67 5 4 3.67 10 4 8.67 45.00 14.00 40.34 349.505 - 210 208 25

26 602 - DURU MARANGOZ 6 / A 13 2 12.33 6 4 4.67 7 3 6.00 7 3 6.00 6 6 4.00 8 6 6.00 47.00 24.00 39.00 349.294 - 211 209 26

27 699 - KEREM KUTLU 6 / D 10 4 8.67 8 2 7.33 10 0 10.00 4 6 2.00 7 7 4.67 8 4 6.67 47.00 23.00 39.34 349.107 - 213 211 27

28 393 - CAN BERK GÖKMEN 6 / B 10 5 8.33 6 4 4.67 7 3 6.00 5 5 3.33 3 4 1.67 13 2 12.33 44.00 23.00 36.33 340.125 - 231 229 28

29 696 - BUĞLEM YAZAN 6 / C 10 5 8.33 7 3 6.00 6 4 4.67 7 3 6.00 9 5 7.33 6 8 3.33 45.00 28.00 35.66 338.192 - 235 233 29

30 740 - ARAS ARSLAN 6 / B 9 4 7.67 5 3 4.00 6 2 5.33 6 3 5.00 8 3 7.00 6 3 5.00 40.00 18.00 34.00 334.607 - 241 239 30

31 475 - ILGIN KABAK 6 / E 12 3 11.00 8 2 7.33 6 4 4.67 8 2 7.33 8 7 5.67 4 11 0.33 46.00 29.00 36.33 334.130 - 244 242 31

32 447 - FURKAN KENAR 6 / D 11 4 9.67 6 4 4.67 7 3 6.00 7 2 6.33 6 5 4.33 7 7 4.67 44.00 25.00 35.67 333.381 - 246 244 32

33 998 - EYMEN PULLUK 6 / E 11 4 9.67 6 4 4.67 8 2 7.33 7 3 6.00 5 2 4.33 6 6 4.00 43.00 21.00 36.00 333.164 - 247 245 33

34 929 - MERAL GÖKHAN 6 / A 10 5 8.33 6 4 4.67 6 4 4.67 5 4 3.67 8 6 6.00 8 7 5.67 43.00 30.00 33.01 332.491 - 250 248 34

35 379 - BATI DÖN*EZ 6 / D 13 2 12.33 5 5 3.33 6 4 4.67 7 2 6.33 6 8 3.33 7 8 4.33 44.00 29.00 34.32 331.209 - 253 251 35

36 539 - ZAKHAR KURUM 6 / C 11 4 9.67 7 3 6.00 6 4 4.67 8 2 7.33 7 4 5.67 5 10 1.67 44.00 27.00 35.01 330.052 - 255 253 36

37 412 - ECE KARABACAK 6 / C 12 2 11.33 5 3 4.00 8 1 7.67 7 3 6.00 4 2 3.33 4 3 3.00 40.00 14.00 35.33 329.607 - 256 254 37

38 722 - SELEN YILMAZ 6 / B 12 3 11.00 5 3 4.00 9 1 8.67 3 6 1.00 5 2 4.33 5 5 3.33 39.00 20.00 32.33 327.941 - 261 259 38

39 428 - ERAY ALİ AKSOY 6 / A 13 2 12.33 8 2 7.33 7 3 6.00 7 3 6.00 1 0 1.00 6 9 3.00 42.00 19.00 35.66 326.108 - 267 265 39

40 440 - EYLÜL KAYA 6 / C 11 4 9.67 6 4 4.67 9 1 8.67 8 2 7.33 4 4 2.67 6 9 3.00 44.00 24.00 36.01 325.180 - 268 266 40

41 544 - YAĞIZ EMİR 6 / B 9 5 7.33 6 4 4.67 4 0 4.00 9 1 8.67 6 4 4.67 6 6 4.00 40.00 20.00 33.34 320.820 - 278 276 41

42 709 - ZEYNEP ÖZDEMİR 6 / C 8 5 6.33 4 5 2.33 7 3 6.00 6 4 4.67 5 6 3.00 9 3 8.00 39.00 26.00 30.33 314.848 - 290 288 42

43 518 - SAFA DURMAZ 6 / D 11 1 10.67 3 5 1.33 2 5 0.33 8 0 8.00 7 3 6.00 4 6 2.00 35.00 20.00 28.33 314.664 - 291 289 43

44 387 - BETÜL AKPINAR 6 / E 11 4 9.67 5 5 3.33 8 2 7.33 3 6 1.00 7 6 5.00 5 9 2.00 39.00 32.00 28.33 314.164 - 292 290 44

45 680 - HASAN TUNA AGAS 6 / C 10 5 8.33 5 5 3.33 4 6 2.00 6 4 4.67 7 1 6.67 5 7 2.67 37.00 28.00 27.67 314.049 - 293 291 45
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Genel Ortalama 9.24 4.69 7.68 5.69 3.72 4.45 5.72 3.53 4.54 4.91 3.77 3.65 6.89 5.55 5.03 6.73 6.68 4.50 39.17 27.95 29.85 317.538

Okul Ortalaması 9.75 4.68 8.19 5.70 3.92 4.39 6.03 3.58 4.84 5.51 3.93 4.20 5.79 5.90 3.83 6.87 6.98 4.54 39.65 29.00 29.99 314.835

46 3 - MEHMET EMİN MERT 6 / E 13 2 12.33 6 4 4.67 5 5 3.33 5 5 3.33 5 9 2.00 6 8 3.33 40.00 33.00 28.99 313.397 - 297 295 46

47 535 - UMUT YILMAZ 6 / A 10 3 9.00 4 4 2.67 8 1 7.67 6 1 5.67 1 0 1.00 7 4 5.67 36.00 13.00 31.68 312.640 - 299 297 47

48 856 - YAREN NETİCE ASLAN 6 / A 9 4 7.67 7 3 6.00 6 3 5.00 5 5 3.33 5 5 3.33 6 5 4.33 38.00 25.00 29.66 311.908 - 301 299 48

49 499 - MUSTAFA AKCAN 6 / E 9 6 7.00 3 7 0.67 4 6 2.00 4 6 2.00 9 6 7.00 8 7 5.67 37.00 38.00 24.34 310.158 - 309 307 49

50 847 - YİĞİT ERDEM IŞIK 6 / B 11 4 9.67 6 4 4.67 4 6 2.00 3 7 0.67 7 8 4.33 7 8 4.33 38.00 37.00 25.67 310.131 - 310 308 50

51 73 - ABDULKADİR ALÇIN 6 / A 12 3 11.00 6 4 4.67 4 6 2.00 3 7 0.67 6 6 4.00 6 9 3.00 37.00 35.00 25.34 308.483 - 316 314 51

52 596 - AYLİN AKPINAR 6 / B 10 4 8.67 5 5 3.33 5 4 3.67 4 4 2.67 5 6 3.00 7 6 5.00 36.00 29.00 26.34 305.188 - 323 321 52

53 533 - TUNA YAŞAR 6 / C 9 5 7.33 7 3 6.00 5 4 3.67 4 5 2.33 7 7 4.67 5 8 2.33 37.00 32.00 26.33 303.624 - 327 325 53

54 524 - SEVGİNAZ TUTAL 6 / D 10 5 8.33 9 1 8.67 5 5 3.33 8 2 7.33 4 11 0.33 6 9 3.00 42.00 33.00 30.99 303.026 - 329 327 54

55 727 - AZRA KOÇER 6 / C 9 5 7.33 6 3 5.00 8 2 7.33 5 5 3.33 3 7 0.67 7 7 4.67 38.00 29.00 28.33 299.570 - 335 333 55

56 529 - TANEM KALENDER 6 / B 7 8 4.33 5 5 3.33 9 1 8.67 5 5 3.33 6 8 3.33 7 8 4.33 39.00 35.00 27.32 298.009 - 339 337 56

57 381 - BELİNAY AYTAÇ 6 / C 10 3 9.00 4 5 2.33 7 2 6.33 3 3 2.00 3 6 1.00 7 7 4.67 34.00 26.00 25.33 296.330 - 346 344 57

58 450 - GÜNCE SÜZER 6 / D 9 3 8.00 5 5 3.33 6 3 5.00 9 1 8.67 5 3 4.00 3 12 -1.00 37.00 27.00 28.00 296.297 - 347 345 58

59 493 - MEVANUR ÖZKAN 6 / D 11 4 9.67 3 7 0.67 4 6 2.00 3 6 1.00 7 8 4.33 6 9 3.00 34.00 40.00 20.67 293.206 - 354 352 59

60 676 - GÖKSU AMUCA 6 / A 11 4 9.67 7 3 6.00 5 5 3.33 3 6 1.00 4 9 1.00 6 9 3.00 36.00 36.00 24.00 292.807 - 355 353 60

61 419 - ECRİN ÖZDEMİR 6 / B 8 7 5.67 5 3 4.00 5 5 3.33 4 6 2.00 3 1 2.67 8 7 5.67 33.00 29.00 23.34 291.908 - 358 356 61

62 928 - GÜLBİN KURT 6 / A 11 1 10.67 6 3 5.00 7 1 6.67 6 3 5.00 2 8 -0.67 4 10 0.67 36.00 26.00 27.34 291.120 - 361 358 62

63 578 - ÖYKÜ SARGIN 6 / E 8 5 6.33 4 5 2.33 5 3 4.00 6 3 5.00 7 3 6.00 3 12 -1.00 33.00 31.00 22.66 287.208 - 374 370 63

64 427 - ENES AVCI 6 / E 11 4 9.67 7 3 6.00 7 3 6.00 1 4 -0.33 0 2 -0.67 4 4 2.67 30.00 20.00 23.34 285.918 - 380 376 64

65 987 - BURÇE BUĞLEM AVCI 6 / B 9 6 7.00 2 8 -0.67 8 2 7.33 2 8 -0.67 6 9 3.00 7 8 4.33 34.00 41.00 20.32 285.560 - 381 377 65

66 479 - İKBAL ACAR 6 / D 6 9 3.00 6 4 4.67 4 6 2.00 8 2 7.33 6 9 3.00 7 8 4.33 37.00 38.00 24.33 284.388 - 387 383 66

67 423 - ELİF HAYAT ÖZEREN 6 / E 9 6 7.00 6 4 4.67 4 6 2.00 6 4 4.67 3 7 0.67 6 8 3.33 34.00 35.00 22.34 279.854 - 399 395 67

68 392 - CAHİT EREN MENEKŞE 6 / E 9 5 7.33 8 2 7.33 7 3 6.00 2 8 -0.67 3 12 -1.00 6 9 3.00 35.00 39.00 21.99 277.668 - 405 401 68
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Genel Ortalama 9.24 4.69 7.68 5.69 3.72 4.45 5.72 3.53 4.54 4.91 3.77 3.65 6.89 5.55 5.03 6.73 6.68 4.50 39.17 27.95 29.85 317.538

Okul Ortalaması 9.75 4.68 8.19 5.70 3.92 4.39 6.03 3.58 4.84 5.51 3.93 4.20 5.79 5.90 3.83 6.87 6.98 4.54 39.65 29.00 29.99 314.835

69 441 - FAHREDDİN BALABAN 6 / C 8 7 5.67 4 6 2.00 5 5 3.33 3 7 0.67 5 10 1.67 7 7 4.67 32.00 42.00 18.01 273.148 - 414 410 69

70 721 - AYŞE AZRA DÖNMEZ 6 / E 9 5 7.33 4 6 2.00 5 4 3.67 4 5 2.33 3 8 0.33 6 8 3.33 31.00 36.00 18.99 271.352 - 417 413 70

71 705 - ELVİN YÖRÜK 6 / E 7 6 5.00 6 4 4.67 8 2 7.33 7 2 6.33 3 10 -0.33 4 10 0.67 35.00 34.00 23.67 269.862 - 419 415 71

72 502 - MUSTAFA ASAF EMİR 6 / A 8 7 5.67 3 7 0.67 4 6 2.00 6 4 4.67 3 8 0.33 7 7 4.67 31.00 39.00 18.01 266.061 - 425 421 72

73 613 - AYŞEGÜL ERDİ 6 / E 8 7 5.67 5 4 3.67 6 4 4.67 6 4 4.67 2 10 -1.33 6 8 3.33 33.00 37.00 20.68 266.045 - 426 422 73

74 991 - BEYTULLAH SAYKIN 6 / A 6 9 3.00 5 4 3.67 3 6 1.00 4 6 2.00 6 8 3.33 5 10 1.67 29.00 43.00 14.67 258.172 - 443 439 74

75 718 - AZRA AYKIN 6 / D 8 7 5.67 4 5 2.33 2 8 -0.67 5 5 3.33 5 10 1.67 5 10 1.67 29.00 45.00 14.00 255.525 - 448 444 75

76 704 - FATMA YUSRA TENEKE 6 / C 10 5 8.33 3 5 1.33 5 4 3.67 3 6 1.00 3 9 0.00 3 10 -0.33 27.00 39.00 14.00 253.065 - 451 447 76

77 509 - NİSANUR BAKLA 6 / C 6 2 5.33 6 4 4.67 8 2 7.33 2 2 1.33 0 7 -2.33 3 8 0.33 25.00 25.00 16.66 248.283 - 461 457 77

78 534 - UMUT TEKİN 6 / C 7 8 4.33 4 6 2.00 4 6 2.00 5 5 3.33 4 10 0.67 4 8 1.33 28.00 43.00 13.66 247.882 - 462 458 78

79 738 - ARDA ÖZDEMİR 6 / B 7 8 4.33 3 7 0.67 3 7 0.67 2 8 -0.67 4 10 0.67 6 9 3.00 25.00 49.00 8.67 240.082 - 479 475 79

80 446 - FURKAN BOZKURT 6 / E 5 10 1.67 4 6 2.00 5 5 3.33 5 5 3.33 4 11 0.33 5 10 1.67 28.00 47.00 12.33 238.396 - 484 480 80

81 528 - ŞABAN EYMEN ALÇIN 6 / E 6 4 4.67 5 3 4.00 2 6 0.00 5 4 3.67 0 10 -3.33 5 5 3.33 23.00 32.00 12.34 236.560 - 485 481 81

82 385 - BERİL GÜLSEVEN 6 / A 5 10 1.67 4 6 2.00 6 4 4.67 7 3 6.00 4 11 0.33 3 12 -1.00 29.00 46.00 13.67 235.205 - 487 483 82

83 677 - YUSUF BERAT ALTINDAĞ 6 / E 5 10 1.67 2 8 -0.67 6 4 4.67 1 9 -2.00 6 9 3.00 3 12 -1.00 23.00 52.00 5.67 226.948 - 496 492 83

84 485 - KUZEY KIYAK 6 / A 7 8 4.33 3 7 0.67 0 7 -2.33 2 8 -0.67 4 11 0.33 5 10 1.67 21.00 51.00 4.00 224.325 - 499 495 84

85 127 - AKİF KAAN EMİR 6 / D 4 11 0.33 5 5 3.33 1 9 -2.00 2 7 -0.33 6 9 3.00 4 11 0.33 22.00 52.00 4.66 224.233 - 500 496 85

86 420 - EGEMEN KAAN ŞAHİN 6 / D 7 8 4.33 4 5 2.33 6 4 4.67 2 8 -0.67 2 12 -2.00 3 11 -0.67 24.00 48.00 7.99 223.295 - 501 497 86

87 538 - YUSUF SAİD YAZAR 6 / D 3 12 -1.00 2 8 -0.67 3 7 0.67 4 6 2.00 5 10 1.67 6 9 3.00 23.00 52.00 5.67 222.285 - 508 503 87

88 593 - MEHMET METE İBİŞ 6 / A 5 10 1.67 4 6 2.00 6 4 4.67 1 9 -2.00 4 11 0.33 3 12 -1.00 23.00 52.00 5.67 219.205 - 511 506 88

89 390 - BURAK KÖRPE 6 / C 4 10 0.67 3 7 0.67 6 4 4.67 1 9 -2.00 2 13 -2.33 4 10 0.67 20.00 53.00 2.35 202.735 - 538 530 89

90 90 - ABDULLAH KARAKILIÇ 6 / C 3 12 -1.00 4 6 2.00 5 5 3.33 0 10 -3.33 3 12 -1.00 4 11 0.33 19.00 56.00 0.33 198.783 - 541 533 90

91 703 - ESİLA ÖNSÜZ 6 / A 4 10 0.67 1 9 -2.00 2 8 -0.67 3 5 1.33 2 8 -0.67 4 11 0.33 16.00 51.00 -1.01 195.866 - 543 535 91
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Genel Ortalama 9.24 4.69 7.68 5.69 3.72 4.45 5.72 3.53 4.54 4.91 3.77 3.65 6.89 5.55 5.03 6.73 6.68 4.50 39.17 27.95 29.85 317.538

Okul Ortalaması 9.75 4.68 8.19 5.70 3.92 4.39 6.03 3.58 4.84 5.51 3.93 4.20 5.79 5.90 3.83 6.87 6.98 4.54 39.65 29.00 29.99 314.835

92 678 - YİĞİT MANTAROĞLU 6 / A 5 10 1.67 2 8 -0.67 1 9 -2.00 4 6 2.00 3 12 -1.00 2 13 -2.33 17.00 58.00 -2.33 188.421 - 544 536 92


