
ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - LGS SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI
KATILIMLAR

GENEL İL İLÇE KURUM

Çanakkale BİGA Dumlupınar Ortaokulu 5.SINIF KURUMSAL-2 - - - -

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam LGS Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra

Genel Ortalama 8.07 6.19 6.01 5.91 3.70 4.68 5.89 3.56 4.70 4.46 4.51 2.96 8.08 5.16 6.36 6.59 7.44 4.11 39.00 30.55 28.81 315.300

Okul Ortalaması 8.79 5.61 6.91 6.17 3.70 4.94 6.16 3.51 4.99 4.86 4.59 3.33 7.91 5.17 6.19 7.33 6.86 5.04 41.21 29.44 31.40 325.036

1 866 - BERKE BAYRAM 5 / B 13 1 12.67 10 0 10.00 8 2 7.33 7 2 6.33 15 0 15.00 13 2 12.33 66.00 7.00 63.66 462.752 - 3 3 1

2 655 - DURU ÜNLÜSOY 5 / B 14 0 14.00 10 0 10.00 8 2 7.33 7 1 6.67 14 0 14.00 12 2 11.33 65.00 5.00 63.33 459.383 - 5 5 2

3 851 - UMUT TAŞKIN 5 / D 13 2 12.33 10 0 10.00 9 1 8.67 10 0 10.00 13 1 12.67 12 3 11.00 67.00 7.00 64.67 452.479 - 8 8 3

4 648 - DEMİRHAN TARBA 5 / B 13 2 12.33 9 1 8.67 10 0 10.00 9 1 8.67 14 1 13.67 11 4 9.67 66.00 9.00 63.01 449.235 - 11 11 4

5 685 - EYMEN KUZU 5 / D 11 4 9.67 9 1 8.67 10 0 10.00 9 1 8.67 14 1 13.67 13 2 12.33 66.00 9.00 63.01 448.703 - 12 12 5

6 838 - ZEYNEP METİN 5 / B 12 1 11.67 8 1 7.67 9 1 8.67 8 0 8.00 14 0 14.00 10 2 9.33 61.00 5.00 59.34 438.819 - 23 23 6

7 778 - ONUR EYMEN ŞAHİN 5 / B 12 2 11.33 7 3 6.00 9 1 8.67 9 1 8.67 14 1 13.67 11 3 10.00 62.00 11.00 58.34 434.819 - 27 27 7

8 610 - AHMET HAMZA AKYÜZ 5 / D 13 2 12.33 8 2 7.33 10 0 10.00 5 5 3.33 15 0 15.00 9 6 7.00 60.00 15.00 54.99 430.368 - 34 34 8

9 833 - ZEYNEP RANA SAVAŞ 5 / B 13 2 12.33 8 2 7.33 8 2 7.33 8 2 7.33 13 1 12.67 10 5 8.33 60.00 14.00 55.32 423.897 - 44 44 9

10 853 - AHMET ÇAĞRI MADEN 5 / B 11 4 9.67 9 1 8.67 9 1 8.67 10 0 10.00 12 2 11.33 11 3 10.00 62.00 11.00 58.34 423.848 - 45 45 10

11 995 - RABİA TAŞTAN 5 / C 12 3 11.00 7 3 6.00 9 1 8.67 6 3 5.00 13 0 13.00 9 2 8.33 56.00 12.00 52.00 414.527 - 55 55 11

12 667 - ELİF SEKER 5 / D 11 4 9.67 7 3 6.00 8 2 7.33 10 0 10.00 11 4 9.67 11 4 9.67 58.00 17.00 52.34 401.508 - 75 75 12

13 745 - HASAN MURAT GÖKTAŞ 5 / B 11 3 10.00 9 1 8.67 8 0 8.00 9 1 8.67 12 1 11.67 6 6 4.00 55.00 12.00 51.01 395.969 - 83 83 13

14 661 - EGE ADALI 5 / D 8 7 5.67 7 3 6.00 9 1 8.67 7 3 6.00 13 1 12.67 11 4 9.67 55.00 19.00 48.68 395.592 - 85 85 14

15 786 - SALİH YEŞİL 5 / D 11 4 9.67 10 0 10.00 6 4 4.67 8 2 7.33 9 6 7.00 10 5 8.33 54.00 21.00 47.00 379.336 - 125 125 15

16 837 - ZEYNEP KURT 5 / B 9 6 7.00 7 3 6.00 7 3 6.00 5 5 3.33 12 1 11.67 10 4 8.67 50.00 22.00 42.67 379.261 - 126 126 16

17 803 - YAREN TAŞKIRAN 5 / A 9 6 7.00 9 1 8.67 7 3 6.00 7 3 6.00 11 3 10.00 9 6 7.00 52.00 22.00 44.67 375.143 - 134 134 17

18 733 - GÜLCE GÜL 5 / E 9 6 7.00 9 1 8.67 8 2 7.33 5 5 3.33 10 5 8.33 10 5 8.33 51.00 24.00 42.99 369.560 - 151 150 18

19 844 - FURKAN SAYGILI 5 / B 11 2 10.33 7 3 6.00 7 2 6.33 6 4 4.67 11 3 10.00 5 5 3.33 47.00 19.00 40.66 364.734 - 164 163 19

20 793 - TALHA FATİH TURAN 5 / C 12 3 11.00 6 4 4.67 6 4 4.67 6 4 4.67 8 3 7.00 9 6 7.00 47.00 24.00 39.01 358.825 - 181 179 20

21 624 - AYAZ EJDEROĞLU 5 / B 9 4 7.67 8 2 7.33 8 2 7.33 7 3 6.00 8 4 6.67 9 6 7.00 49.00 21.00 42.00 358.550 - 183 181 21

22 788 - SEDEF KUTSAL 5 / D 9 3 8.00 9 1 8.67 9 1 8.67 9 1 8.67 6 6 4.00 9 6 7.00 51.00 18.00 45.01 357.325 - 189 187 22



ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - LGS SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Çanakkale BİGA Dumlupınar Ortaokulu 5.SINIF KURUMSAL-2 - - - -

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam LGS Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra

Genel Ortalama 8.07 6.19 6.01 5.91 3.70 4.68 5.89 3.56 4.70 4.46 4.51 2.96 8.08 5.16 6.36 6.59 7.44 4.11 39.00 30.55 28.81 315.300
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23 766 - MUHAMMET ALİ HAKKI SA 5 / E 9 5 7.33 7 3 6.00 8 2 7.33 10 0 10.00 8 3 7.00 8 7 5.67 50.00 20.00 43.33 357.024 - 190 188 23

24 751 - İKBAL UÇRAK 5 / C 10 5 8.33 10 0 10.00 6 4 4.67 5 5 3.33 8 5 6.33 9 6 7.00 48.00 25.00 39.66 355.167 - 193 191 24

25 822 - EYMEN ÖZCAN 5 / B 8 7 5.67 8 2 7.33 8 2 7.33 3 6 1.00 8 3 7.00 11 4 9.67 46.00 24.00 38.00 353.079 - 203 201 25

26 607 - ABDULLAH İDRİS KABACI 5 / D 10 5 8.33 5 5 3.33 6 4 4.67 7 3 6.00 10 5 8.33 8 6 6.00 46.00 28.00 36.66 348.264 - 219 217 26

27 650 - DEVRİM OSMAN MUTLU 5 / A 9 6 7.00 6 4 4.67 6 4 4.67 6 4 4.67 10 2 9.33 8 7 5.67 45.00 27.00 36.01 347.554 - 221 219 27

28 926 - ÖZGE SEVGİLİ 5 / C 9 6 7.00 8 2 7.33 7 3 6.00 5 5 3.33 9 6 7.00 8 7 5.67 46.00 29.00 36.33 342.532 - 233 231 28

29 920 - AHMET EMİN SALMAN 5 / D 13 0 13.00 8 2 7.33 9 1 8.67 5 5 3.33 7 6 5.00 4 11 0.33 46.00 25.00 37.66 342.044 - 234 232 29

30 841 - CEYLİN KARA 5 / D 8 7 5.67 7 3 6.00 7 3 6.00 2 8 -0.67 10 0 10.00 8 7 5.67 42.00 28.00 32.67 341.824 - 236 234 30

31 843 - EYLÜL KUTLU 5 / B 7 8 4.33 8 2 7.33 8 1 7.67 6 2 5.33 7 2 6.33 8 3 7.00 44.00 18.00 37.99 340.424 - 240 238 31

32 617 - ALMİNA TURAN 5 / E 12 3 11.00 7 3 6.00 8 2 7.33 6 4 4.67 6 7 3.67 7 8 4.33 46.00 27.00 37.00 338.269 - 250 248 32

33 888 - GÜLCE ALTUN 5 / B 10 2 9.33 5 4 3.67 7 3 6.00 3 6 1.00 7 1 6.67 6 5 4.33 38.00 21.00 31.00 330.265 - 267 264 33

34 657 - ECE IRMAK GÜNEY 5 / C 8 4 6.67 5 5 3.33 6 2 5.33 6 2 5.33 6 1 5.67 7 2 6.33 38.00 16.00 32.66 326.895 - 281 278 34

35 772 - NEHİR ULAŞ 5 / B 10 5 8.33 6 4 4.67 7 3 6.00 3 7 0.67 9 4 7.67 5 10 1.67 40.00 33.00 29.01 321.635 - 299 295 35

36 663 - ELA DOĞA TEKİN 5 / C 9 5 7.33 7 3 6.00 6 4 4.67 3 7 0.67 7 6 5.00 8 7 5.67 40.00 32.00 29.34 319.848 - 306 301 36

37 839 - EYMEN AKDENİZ 5 / A 9 6 7.00 6 4 4.67 5 5 3.33 7 3 6.00 6 9 3.00 9 6 7.00 42.00 33.00 31.00 316.001 - 320 315 37

38 639 - CEYLİN GÜL 5 / A 9 6 7.00 4 6 2.00 5 2 4.33 1 9 -2.00 8 2 7.33 8 7 5.67 35.00 32.00 24.33 313.987 - 331 326 38

39 820 - UTKU AYDOĞAN 5 / C 11 4 9.67 10 0 10.00 6 2 5.33 2 5 0.33 3 7 0.67 6 4 4.67 38.00 22.00 30.67 313.868 - 333 328 39

40 771 - NEHİR TUNA 5 / B 5 10 1.67 4 6 2.00 5 5 3.33 4 6 2.00 10 2 9.33 7 8 4.33 35.00 37.00 22.66 299.906 - 364 358 40

41 631 - BURAK KASAP 5 / B 9 5 7.33 6 4 4.67 6 4 4.67 7 3 6.00 7 5 5.33 3 12 -1.00 38.00 33.00 27.00 298.550 - 368 361 41

42 854 - EYMEN ÖDEYEN 5 / A 7 8 4.33 7 3 6.00 3 5 1.33 7 3 6.00 5 6 3.00 8 7 5.67 37.00 32.00 26.33 296.124 - 376 369 42

43 773 - NEHİR YALÇIN 5 / C 10 4 8.67 5 5 3.33 5 4 3.67 2 6 0.00 5 6 3.00 6 7 3.67 33.00 32.00 22.34 293.863 - 380 373 43

44 628 - AZRA CANBAZ 5 / E 9 5 7.33 5 4 3.67 6 3 5.00 4 3 3.00 6 9 3.00 5 8 2.33 35.00 32.00 24.33 291.979 - 383 376 44

45 816 - ZEYNEP MERYEM SAKA 5 / C 9 5 7.33 3 7 0.67 7 3 6.00 2 7 -0.33 8 5 6.33 4 11 0.33 33.00 38.00 20.33 289.533 - 387 380 45
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46 642 - ÇAĞLANUR GELMEZ 5 / D 8 7 5.67 5 5 3.33 6 4 4.67 2 8 -0.67 7 7 4.67 6 9 3.00 34.00 40.00 20.67 287.694 - 391 384 46

47 775 - NİDA YAĞMUR DELİKANLI 5 / B 11 3 10.00 5 5 3.33 5 5 3.33 3 7 0.67 6 8 3.33 3 12 -1.00 33.00 40.00 19.66 281.469 - 412 405 47

48 842 - EMİR BALABAN 5 / C 8 6 6.00 4 5 2.33 5 4 3.67 2 8 -0.67 8 5 6.33 4 11 0.33 31.00 39.00 17.99 281.358 - 414 407 48

49 840 - ALİ AKSU 5 / E 8 7 5.67 3 7 0.67 4 6 2.00 7 3 6.00 5 10 1.67 8 7 5.67 35.00 40.00 21.68 280.993 - 416 409 49

50 795 - TUANA ARSLAN 5 / D 9 6 7.00 7 3 6.00 5 5 3.33 3 7 0.67 4 9 1.00 6 9 3.00 34.00 39.00 21.00 279.598 - 421 414 50

51 846 - MAKBULE ESLEM GÜNDOĞD5 / A 5 10 1.67 1 9 -2.00 6 4 4.67 3 7 0.67 6 9 3.00 11 4 9.67 32.00 43.00 17.68 276.446 - 427 419 51

52 845 - NEVRA DEMİRTAŞ 5 / C 7 6 5.00 4 6 2.00 5 2 4.33 3 3 2.00 3 3 2.00 7 8 4.33 29.00 28.00 19.66 275.643 - 428 420 52

53 748 - IRMAK ARSLAN 5 / E 8 7 5.67 8 2 7.33 3 7 0.67 0 5 -1.67 4 9 1.00 7 7 4.67 30.00 37.00 17.67 273.123 - 435 427 53

54 867 - HİKMET EVREN DÖNMEZ 5 / D 4 11 0.33 7 3 6.00 3 7 0.67 6 4 4.67 5 10 1.67 8 7 5.67 33.00 42.00 19.01 265.234 - 460 451 54

55 811 - ZEYNEP ÇENGEL 5 / B 7 8 4.33 4 6 2.00 4 6 2.00 2 8 -0.67 6 9 3.00 6 9 3.00 29.00 46.00 13.66 260.911 - 470 460 55

56 611 - AHMET TOLGA TEKİN 5 / D 6 9 3.00 5 5 3.33 5 5 3.33 2 8 -0.67 4 8 1.33 7 7 4.67 29.00 42.00 14.99 259.804 - 476 466 56

57 749 - IŞIL ER 5 / D 8 7 5.67 1 9 -2.00 6 4 4.67 0 10 -3.33 7 8 4.33 5 10 1.67 27.00 48.00 11.01 258.960 - 478 468 57

58 824 - GÜLCE SAYİ 5 / C 4 9 1.00 3 6 1.00 3 7 0.67 2 8 -0.67 9 4 7.67 4 11 0.33 25.00 45.00 10.00 253.973 - 489 478 58

59 616 - ALMİNA CANBAZ 5 / E 5 10 1.67 5 5 3.33 5 5 3.33 5 5 3.33 7 8 4.33 3 12 -1.00 30.00 45.00 14.99 253.438 - 490 479 59

60 782 - POYRAZ ÖZTÜRK 5 / C 9 6 7.00 5 5 3.33 5 5 3.33 3 4 1.67 1 9 -2.00 4 6 2.00 27.00 35.00 15.33 251.955 - 494 483 60

61 656 - EBRAR CESUR 5 / B 5 6 3.00 3 4 1.67 5 3 4.00 3 5 1.33 2 7 -0.33 6 4 4.67 24.00 29.00 14.34 251.104 - 498 487 61

62 834 - BERAT NAKIŞLI 5 / A 10 5 8.33 5 5 3.33 3 7 0.67 2 8 -0.67 3 12 -1.00 4 11 0.33 27.00 48.00 10.99 244.895 - 515 503 62

63 641 - CİHANGİR BEKTAŞ 5 / E 5 10 1.67 3 7 0.67 3 7 0.67 2 8 -0.67 6 9 3.00 6 9 3.00 25.00 50.00 8.34 241.094 - 524 512 63

64 630 - BİLAL KARACA 5 / B 4 11 0.33 2 8 -0.67 4 6 2.00 5 5 3.33 7 7 4.67 4 11 0.33 26.00 48.00 9.99 240.039 - 527 514 64

65 768 - MUHARREM KUŞGÖZ 5 / C 4 8 1.33 1 9 -2.00 3 6 1.00 6 4 4.67 7 8 4.33 4 11 0.33 25.00 46.00 9.66 238.990 - 531 518 65

66 629 - BERİL TAŞ 5 / B 7 7 4.67 5 4 3.67 4 5 2.33 2 5 0.33 1 11 -2.67 5 8 2.33 24.00 40.00 10.66 234.309 - 541 527 66

67 813 - ZEYNEP FEYZA ÖKSÜZ 5 / A 5 10 1.67 4 6 2.00 4 6 2.00 1 9 -2.00 5 10 1.67 4 11 0.33 23.00 52.00 5.67 226.020 - 558 544 67

68 764 - MERT MERİÇ MENEKŞE 5 / A 6 9 3.00 3 7 0.67 2 8 -0.67 0 10 -3.33 4 11 0.33 6 9 3.00 21.00 54.00 3.00 223.055 - 564 549 68
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69 774 - NEHİR YEŞİL 5 / D 4 11 0.33 4 6 2.00 2 8 -0.67 1 9 -2.00 4 11 0.33 2 13 -2.33 17.00 58.00 -2.34 193.038 - 600 582 69

70 635 - BURHAN KAMBALI 5 / A 2 12 -2.00 5 5 3.33 2 8 -0.67 2 7 -0.33 1 14 -3.67 2 13 -2.33 14.00 59.00 -5.67 166.084 - 609 591 70


