
OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ÇANAKKALE BİGA DUMLUPINAR ORTAOKULU 8. SINIF STS 80 80 80 4055

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (SOS) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 9 5 7,68 6 3 4,67 5 4 3,86 6 3 4,63 3 6 1,59 6 6 4,22 35 26 26,65 223,400

Okul Ortalaması 8 5 6,16 5 4 3,61 5 3 3,82 5 3 4,11 2 4 1,11 5 6 3,56 31 25 22,37 197,820

KATILIMLAR

1 142 YUSUF EREN ÖZGEN 8E 15 0 15,00 10 0 10,00 9 0 9,00 10 0 10,00 11 3 10,00 13 2 12,33 68 5 66,33 436,840 1 1 1 1 50
% 1,23

2 175 NİSANUR KARAOĞLU 8C 11 4 9,67 7 3 6,00 10 0 10,00 10 0 10,00 11 2 10,33 13 2 12,33 62 11 58,33 398,747 1 2 2 2 136
% 3,35

3 130 ECRİN TUĞAN 8A 13 1 12,67 8 1 7,67 8 1 7,67 10 0 10,00 10 0 10,00 10 2 9,33 59 5 57,34 392,348 1 3 3 3 157
% 3,87

4 223 ÇAĞLAR KAVAS  14 1 13,67 7 3 6,00 6 3 5,00 10 0 10,00 5 0 5,00 12 3 11,00 54 10 50,67 359,063 1 4 4 4 320
% 7,89

5 134 NİSA SAYGILI 8B 13 2 12,33 9 1 8,67 9 1 8,67 7 3 6,00 2 1 1,67 11 3 10,00 51 11 47,34 318,694 1 5 5 5 595
% 15

6 101 ALPER ÖZDEMİR 8C 13 2 12,33 8 2 7,33 9 1 8,67 10 0 10,00 4 3 3,00 7 3 6,00 51 11 47,33 309,100 2 6 6 6 676
% 17

7 100 ALİ MERT DEMİRTAŞ 8C 9 4 7,67 9 1 8,67 9 1 8,67 10 0 10,00 8 4 6,67 7 6 5,00 52 16 46,68 306,120 3 7 7 7 705
% 17

8 155 YİĞİTBORA A 8A 10 5 8,33 9 1 8,67 8 2 7,33 8 2 7,33 4 7 1,67 12 3 11,00 51 20 44,33 301,148 2 8 8 8 769
% 19

9 235 ZEYNEP YAPICI 8E 12 2 11,33 9 1 8,67 7 2 6,33 9 1 8,67 3 3 2,00 9 4 7,67 49 13 44,67 300,645 2 9 9 9 778
% 19

10 255 KEMAL PÜTRÜ 8E 10 2 9,33 8 2 7,33 8 1 7,67 10 0 10,00 4 1 3,67 9 6 7,00 49 12 45,00 300,606 3 10 10 10 780
% 19

11 129 ECRİN ÖZAY 8C 9 4 7,67 7 3 6,00 7 3 6,00 10 0 10,00 5 4 3,67 10 3 9,00 48 17 42,34 297,635 4 11 11 11 806
% 20

12 186 UYGAR ÇALIŞKAN 8C 12 3 11,00 8 2 7,33 8 2 7,33 10 0 10,00 5 9 2,00 9 6 7,00 52 22 44,66 296,492 5 12 12 12 822
% 20

13 1 RAGAD ALRAHİL 8C 9 4 7,67 8 2 7,33 9 0 9,00 10 0 10,00 5 4 3,67 8 3 7,00 49 13 44,67 292,906 6 13 13 13 866
% 21

14 119 BERKAY BAL 8E 10 4 8,67 8 2 7,33 7 1 6,67 7 3 6,00 3 3 2,00 10 4 8,67 45 17 39,34 281,279 4 14 14 14 988
% 24

15 185 RAVZANUR GÜNDOĞDU8B 13 1 12,67 5 1 4,67 9 0 9,00 3 3 2,00 1 0 1,00 8 2 7,33 39 7 36,67 276,878 2 15 15 15 1035
% 26

16 28 EYMEN TUNÇMAN 8E 12 3 11,00 8 2 7,33 8 2 7,33 9 1 8,67 1 3 0,00 9 6 7,00 47 17 41,33 276,098 5 16 16 16 1049
% 26

17 131 ELANUR YEŞİL 8E 13 1 12,67 6 3 5,00 9 0 9,00 8 2 7,33 1 4 -0,33 8 5 6,33 45 15 40,00 273,778 6 17 17 17 1079
% 27

18 160 KEREM BOZKURT 8Ç 12 2 11,33 9 1 8,67 5 4 3,67 8 2 7,33 0 3 -1,00 9 4 7,67 43 16 37,67 266,084 1 18 18 18 1178
% 29

19 153 İBRAHİM EF E KOKU 8A 11 0 11,00 6 3 5,00 7 2 6,33 7 3 6,00 3 4 1,67 7 5 5,33 41 17 35,33 263,428 3 19 19 19 1224
% 30

20 805 C ECRİN GÜNGÖR 8B 11 4 9,67 7 3 6,00 9 1 8,67 9 1 8,67 0 3 -1,00 9 6 7,00 45 18 39,01 259,071 3 20 20 20 1287
% 32

21 181 ÖMER KAÇAR 8B 11 3 10,00 7 3 6,00 9 1 8,67 8 2 7,33 2 3 1,00 7 7 4,67 44 19 37,67 257,684 4 21 21 21 1311
% 32

22 105 AYNUR BİLGEN 8A 9 4 7,67 8 2 7,33 5 5 3,33 7 2 6,33 3 7 0,67 10 4 8,67 42 24 34,00 257,420 4 22 22 22 1318
% 33

23 112 BENSU KUZHAN 8C 10 2 9,33 7 2 6,33 7 2 6,33 10 0 10,00 7 4 5,67 41 10 37,66 255,141 7 23 23 23 1355
% 33

24 113 BEREN AŞCI 8B 12 2 11,33 8 2 7,33 7 2 6,33 8 2 7,33 1 1 0,67 6 7 3,67 42 16 36,66 254,216 5 24 24 24 1377
% 34

25 221 YİĞİT TOKSÖZ 8E 11 4 9,67 5 4 3,67 4 3 3,00 7 3 6,00 1 0 1,00 9 5 7,33 37 19 30,67 253,370 7 25 25 25 1385
% 34

26 114 BETÜL SÜR 8E 14 1 13,67 7 3 6,00 7 2 6,33 1 0 1,00 1 7 -1,33 7 4 5,67 37 17 31,34 246,318 8 26 26 26 1515
% 37

27 135 BURAK KAR T 8E 9 5 7,33 6 3 5,00 8 2 7,33 8 2 7,33 2 4 0,67 8 5 6,33 41 21 33,99 244,667 9 27 27 27 1542
% 38

28 193 TALHA DOĞAN 8B 8 6 6,00 9 1 8,67 6 4 4,67 9 1 8,67 4 6 2,00 7 8 4,33 43 26 34,34 239,336 6 28 28 28 1621
% 40

29 106 BERKE GÜNDOĞAN 8A 10 4 8,67 10 0 10,00 4 4 2,67 1 4 -0,33 2 2 1,33 8 5 6,33 35 19 28,67 239,287 5 29 29 29 1623
% 40

30 717 DORUK KARDAŞ 8E 10 5 8,33 2 8 -0,67 4 6 2,00 9 1 8,67 1 7 -1,33 11 4 9,67 37 31 26,67 237,124 10 30 30 30 1660
% 41

31 231 ZEHRA ÖZKAN 8A 12 3 11,00 8 2 7,33 7 3 6,00 8 2 7,33 1 1 0,67 2 1 1,67 38 12 34,00 237,090 6 31 31 31 1662
% 41

32 143 GÖKALP GELİR 8C 14 1 13,67 7 1 6,67 6 4 4,67 10 0 10,00 1 4 -0,33 1 3 0,00 39 13 34,68 236,554 8 32 32 32 1675
% 41

33 141 ZEYNEP UZ 8B 9 3 8,00 5 4 3,67 8 1 7,67 8 1 7,67 1 0 1,00 7 8 4,33 38 17 32,34 235,984 7 33 33 33 1686
% 42
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OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ÇANAKKALE BİGA DUMLUPINAR ORTAOKULU 8. SINIF STS 80 80 80 4055

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (SOS) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 9 5 7,68 6 3 4,67 5 4 3,86 6 3 4,63 3 6 1,59 6 6 4,22 35 26 26,65 223,400

Okul Ortalaması 8 5 6,16 5 4 3,61 5 3 3,82 5 3 4,11 2 4 1,11 5 6 3,56 31 25 22,37 197,820

KATILIMLAR

34 27 HASAN KAYNAK 8C 9 2 8,33 5 1 4,67 5 4 3,67 8 2 7,33 0 3 -1,00 8 4 6,67 35 16 29,67 230,711 9 34 34 34 1770
% 44

35 24 YAREN ERGÖL 8C 10 2 9,33 1 3 0,00 4 1 3,67 5 3 4,00 3 2 2,33 5 2 4,33 28 13 23,66 228,625 10 35 35 35 1810
% 45

36 248 ESMA ÇALIŞKAN 8A 12 1 11,67 3 4 1,67 1 6 -1,00 3 2 2,33 2 4 0,67 6 3 5,00 27 20 20,34 223,419 7 36 36 36 1901
% 47

37 174 NİSA UZUN 8E 11 4 9,67 7 3 6,00 6 4 4,67 7 3 6,00 1 1 0,67 4 7 1,67 36 22 28,68 219,056 11 37 37 37 1978
% 49

38 148 BELİNAY BERKİ 8A 11 3 10,00 8 2 7,33 6 4 4,67 3 4 1,67 1 5 -0,67 5 3 4,00 34 21 27,00 217,960 8 38 38 38 1995
% 49

39 672 ÖNDER ALTIN 8E 9 4 7,67 4 5 2,33 8 1 7,67 4 4 2,67 3 3 2,00 4 8 1,33 32 25 23,67 204,210 12 39 39 39 2245
% 55

40 139 HAMZA ŞAKAR 8B 9 6 7,00 8 1 7,67 8 2 7,33 5 4 3,67 4 4 2,67 1 8 -1,67 35 25 26,67 198,351 8 40 40 40 2369
% 58

41 706 ÇİŞTİMAN ÇAKIR 8E 12 3 11,00 2 6 0,00 5 4 3,67 7 2 6,33 0 4 -1,33 4 7 1,67 30 26 21,34 195,735 13 41 41 41 2411
% 59

42 979 SÜLEYMAN KAHRAMAN8E 8 7 5,67 2 8 -0,67 3 7 0,67 3 6 1,00 4 11 0,33 9 5 7,33 29 44 14,33 193,813 14 42 42 42 2438
% 60

43 140 EYLÜL NİSA SEVİM 8C 4 5 2,33 2 2 1,33 3 2 2,33 6 2 5,33 3 4 1,67 6 1 5,67 24 16 18,66 191,861 11 43 43 43 2464
% 61

44 673 RANA MİNA ÜSTÜN 8B 8 3 7,00 3 7 0,67 6 4 4,67 4 4 2,67 6 7 3,67 27 25 18,68 189,542 9 44 44 44 2500
% 62

45 163 LEYLA KARACA 8A 6 2 5,33 2 2 1,33 3 3 2,00 2 3 1,00 3 2 2,33 3 2 2,33 19 14 14,32 180,231 9 45 45 45 2704
% 67

46 158 KENAN CEYLAN 8Ç 5 10 1,67 2 8 -0,67 4 6 2,00 2 8 -0,67 6 9 3,00 8 7 5,67 27 48 11,00 177,232 2 46 46 46 2768
% 68

47 122 CEYLİN GİDER 8A 7 8 4,33 2 7 -0,33 1 4 -0,33 4 2 3,33 5 1 4,67 2 5 0,33 21 27 12,00 176,617 10 47 47 47 2777
% 68

48 191 SÜMEYYE BİNZET 8B 9 4 7,67 6 3 5,00 6 4 4,67 1 7 -1,33 2 6 0,00 4 9 1,00 28 33 17,01 173,814 10 48 48 48 2823
% 70

49 124 COŞKUN SAÇI 8E 2 9 -1,00 7 2 6,33 6 3 5,00 5 5 3,33 6 7 3,67 4 6 2,00 30 32 19,33 173,083 15 49 49 49 2834
% 70

50 133 ELİF ARSLAN 8C 8 4 6,67 4 4 2,67 3 5 1,33 1 5 -0,67 2 3 1,00 3 5 1,33 21 26 12,33 167,466 12 50 50 50 2919
% 72

51 126 ECRİN KILIÇ 8C 6 7 3,67 1 8 -1,67 4 4 2,67 4 2 3,33 3 4 1,67 5 7 2,67 23 32 12,34 167,326 13 51 51 51 2923
% 72

52 56 EFLAL TOPRAKYARA 8A 7 5 5,33 1 7 -1,33 2 5 0,33 2 5 0,33 2 5 0,33 4 5 2,33 18 32 7,32 151,922 11 52 52 52 3157
% 78

53 227 YUSUFCAN DEMİR 8A 7 3 6,00 3 2 2,33 1 1 0,67 2 3 1,00 1 4 -0,33 3 7 0,67 17 20 10,34 149,594 12 53 53 53 3187
% 79

54 0 İBRAHİM BA RAN 8B 7 6 5,00 5 5 3,33 5 5 3,33 4 1 3,67 0 1 -0,33 3 11 -0,67 24 29 14,33 149,019 11 54 54 54 3197
% 79

55 190 SILA GİRGİN 8B 7 5 5,33 6 0 6,00 2 4 0,67 4 3 3,00 1 3 0,00 1 9 -2,00 21 24 13,00 142,935 12 55 55 55 3282
% 81

56 171 MUSTAFA ÇENGEL 8C 2 13 -2,33 4 6 2,00 4 6 2,00 4 6 2,00 1 2 0,33 6 4 4,67 21 37 8,67 135,646 14 56 56 56 3380
% 83

57 214 NİSA USLU 8E 3 11 -0,67 1 1 0,67 3 3 2,00 1 2 0,33 5 3 4,00 13 20 6,33 134,001 16 57 57 57 3404
% 84

58 145 GÖKTUĞ BADUR 8C 4 9 1,00 3 5 1,33 4 5 2,33 5 4 3,67 4 9 1,00 20 32 9,33 131,553 15 58 58 58 3442
% 85

59 117 MUSTAFA ALGIN 8A 3 12 -1,00 2 8 -0,67 3 7 0,67 0 10 -3,33 6 9 3,00 6 9 3,00 20 55 1,67 131,119 13 59 59 59 3448
% 85

60 159 KEREM BOZDEMİR 8C 5 10 1,67 4 6 2,00 5 5 3,33 1 0 1,00 1 1 0,67 16 22 8,67 129,871 16 60 60 60 3466
% 85

61 197 UMUT BALABAN 8B 8 5 6,33 3 7 0,67 5 5 3,33 3 7 0,67 0 8 -2,67 3 12 -1,00 22 44 7,33 121,288 13 61 61 61 3575
% 88

62 151 HÜSEYİNCAN KURU 8B 3 12 -1,00 5 5 3,33 4 6 2,00 1 4 -0,33 5 10 1,67 4 11 0,33 22 48 6,00 121,079 14 62 62 62 3579
% 88

63 108 M FATİH ERGEÇ 8E 6 6 4,00 3 2 2,33 1 5 -0,67 6 3 5,00 1 6 -1,00 0 6 -2,00 17 28 7,66 120,204 17 63 63 63 3593
% 89

64 0 * * DE *  8 7 5,67 2 8 -0,67 3 7 0,67 3 7 0,67 1 9 -2,00 2 8 -0,67 19 46 3,67 116,191 2 64 64 64 3640
% 90

65 0 ** * A  MÇ 8A 2 13 -2,33 3 7 0,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 7 8 4,33 3 12 -1,00 20 55 1,67 115,548 14 65 65 65 3650
% 90

66 215 YİĞİT GÜNDÜZ 8B 3 9 0,00 3 7 0,67 4 6 2,00 4 3 3,00 4 11 0,33 3 10 -0,33 21 46 5,67 114,413 15 66 66 66 3668
% 90
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OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ÇANAKKALE BİGA DUMLUPINAR ORTAOKULU 8. SINIF STS 80 80 80 4055

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (SOS) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 9 5 7,68 6 3 4,67 5 4 3,86 6 3 4,63 3 6 1,59 6 6 4,22 35 26 26,65 223,400

Okul Ortalaması 8 5 6,16 5 4 3,61 5 3 3,82 5 3 4,11 2 4 1,11 5 6 3,56 31 25 22,37 197,820

KATILIMLAR

67 880 YAĞMUR TEMEL 8B 3 12 -1,00 6 3 5,00 4 4 2,67 3 6 1,00 3 7 0,67 2 9 -1,00 21 41 7,34 112,046 16 67 67 67 3697
% 91

68 144 GÖKCAN ÇUR 8E 5 5 3,33 2 8 -0,67 1 9 -2,00 5 5 3,33 2 12 -2,00 15 39 1,99 110,072 18 68 68 68 3717
% 92

69 103 ANI DAĞD EVREN 8A 3 7 0,67 1 6 -1,00 5 5 3,33 2 7 -0,33 3 12 -1,00 14 37 1,67 101,120 15 69 69 69 3803
% 94

70 247 CEREN ÇALIŞKAN 8A 4 7 1,67 1 5 -0,67 3 3 2,00 0 6 -2,00 1 7 -1,33 9 28 -0,33 98,448 16 70 70 70 3816
% 94

71 136 EMAN KENAR 8A 1 0 1,00 0 1 -0,33 2 3 1,00 0 2 -0,67 0 2 -0,67 3 8 0,33 93,927 17 71 71 71 3856
% 95

72 117 BEKİR ÖKSÜZ 8B 1 14 -3,67 0 10 -3,33 4 6 2,00 2 8 -0,67 4 11 0,33 5 10 1,67 16 59 -3,67 86,289 17 72 72 72 3911
% 96

73 725 MUHAMMET ESEN 8B 2 13 -2,33 4 6 2,00 1 9 -2,00 1 9 -2,00 4 11 0,33 4 11 0,33 16 59 -3,67 85,177 18 73 73 73 3923
% 97

74 152 IRMAK ÖZGÜR 8B 5 10 1,67 3 3 2,00 0 6 -2,00 1 5 -0,67 0 7 -2,33 1 5 -0,67 10 36 -2,00 84,696 19 74 74 74 3926
% 97

75 735 CANER 8A 6 9 3,00 3 7 0,67 1 9 -2,00 2 8 -0,67 2 13 -2,33 1 14 -3,67 15 60 -5,00 68,683 18 75 75 75 3999
% 99

76 178 ONUR ÖZDEMİR 8E 3 12 -1,00 3 7 0,67 2 8 -0,67 3 7 0,67 1 14 -3,67 3 12 -1,00 15 60 -5,00 57,635 19 76 76 76 4023
% 99

77 154 İDİL ÇEV*M 8B 3 12 -1,00 0 10 -3,33 4 6 2,00 3 7 0,67 0 8 -2,67 2 13 -2,33 12 56 -6,66 53,110 20 77 77 77 4028
% 99

78 0  0 0 0,00

79 0  0 0 0,00

80 0  0 0 0,00

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0
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80
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NET ORTALAMASINA GÖRE ŞUBE KARŞILAŞTIRMA
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  SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ÇANAKKALE BİGA DUMLUPINAR ORTAOKULU 8. SINIF STS 80 80 80 4055

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (SOS) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 9 5 7,68 6 3 4,67 5 4 3,86 6 3 4,63 3 6 1,59 6 6 4,22 35 26 26,65 223,400

Okul Ortalaması 8 5 6,16 5 4 3,61 5 3 3,82 5 3 4,11 2 4 1,11 5 6 3,56 31 25 22,37 197,820

SINIF:  

KATILIMLAR

1 223 ÇAĞLAR KAVAS  14 1 13,67 7 3 6,00 6 3 5,00 10 0 10,00 5 0 5,00 12 3 11,00 54 10 50,67 359,063 1 4 4 4 320
% 7,89

2 0 * * DE *  8 7 5,67 2 8 -0,67 3 7 0,67 3 7 0,67 1 9 -2,00 2 8 -0,67 19 46 3,67 116,191 2 64 64 64 3640
% 90

3 0  0 0 0,00

4 0  0 0 0,00

5 0  0 0 0,00

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0
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8A SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ÇANAKKALE BİGA DUMLUPINAR ORTAOKULU 8. SINIF STS 80 80 80 4055

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (SOS) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 9 5 7,68 6 3 4,67 5 4 3,86 6 3 4,63 3 6 1,59 6 6 4,22 35 26 26,65 223,400

Okul Ortalaması 8 5 6,16 5 4 3,61 5 3 3,82 5 3 4,11 2 4 1,11 5 6 3,56 31 25 22,37 197,820

SINIF: 8A

KATILIMLAR

1 130 ECRİN TUĞAN 8A 13 1 12,67 8 1 7,67 8 1 7,67 10 0 10,00 10 0 10,00 10 2 9,33 59 5 57,34 392,348 1 3 3 3 157
% 3,87

2 155 YİĞİTBORA A 8A 10 5 8,33 9 1 8,67 8 2 7,33 8 2 7,33 4 7 1,67 12 3 11,00 51 20 44,33 301,148 2 8 8 8 769
% 19

3 153 İBRAHİM EF E KOKU 8A 11 0 11,00 6 3 5,00 7 2 6,33 7 3 6,00 3 4 1,67 7 5 5,33 41 17 35,33 263,428 3 19 19 19 1224
% 30

4 105 AYNUR BİLGEN 8A 9 4 7,67 8 2 7,33 5 5 3,33 7 2 6,33 3 7 0,67 10 4 8,67 42 24 34,00 257,420 4 22 22 22 1318
% 33

5 106 BERKE GÜNDOĞAN 8A 10 4 8,67 10 0 10,00 4 4 2,67 1 4 -0,33 2 2 1,33 8 5 6,33 35 19 28,67 239,287 5 29 29 29 1623
% 40

6 231 ZEHRA ÖZKAN 8A 12 3 11,00 8 2 7,33 7 3 6,00 8 2 7,33 1 1 0,67 2 1 1,67 38 12 34,00 237,090 6 31 31 31 1662
% 41

7 248 ESMA ÇALIŞKAN 8A 12 1 11,67 3 4 1,67 1 6 -1,00 3 2 2,33 2 4 0,67 6 3 5,00 27 20 20,34 223,419 7 36 36 36 1901
% 47

8 148 BELİNAY BERKİ 8A 11 3 10,00 8 2 7,33 6 4 4,67 3 4 1,67 1 5 -0,67 5 3 4,00 34 21 27,00 217,960 8 38 38 38 1995
% 49

9 163 LEYLA KARACA 8A 6 2 5,33 2 2 1,33 3 3 2,00 2 3 1,00 3 2 2,33 3 2 2,33 19 14 14,32 180,231 9 45 45 45 2704
% 67

10 122 CEYLİN GİDER 8A 7 8 4,33 2 7 -0,33 1 4 -0,33 4 2 3,33 5 1 4,67 2 5 0,33 21 27 12,00 176,617 10 47 47 47 2777
% 68

11 56 EFLAL TOPRAKYARA 8A 7 5 5,33 1 7 -1,33 2 5 0,33 2 5 0,33 2 5 0,33 4 5 2,33 18 32 7,32 151,922 11 52 52 52 3157
% 78

12 227 YUSUFCAN DEMİR 8A 7 3 6,00 3 2 2,33 1 1 0,67 2 3 1,00 1 4 -0,33 3 7 0,67 17 20 10,34 149,594 12 53 53 53 3187
% 79

13 117 MUSTAFA ALGIN 8A 3 12 -1,00 2 8 -0,67 3 7 0,67 0 10 -3,33 6 9 3,00 6 9 3,00 20 55 1,67 131,119 13 59 59 59 3448
% 85

14 0 ** * A  MÇ 8A 2 13 -2,33 3 7 0,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 7 8 4,33 3 12 -1,00 20 55 1,67 115,548 14 65 65 65 3650
% 90

15 103 ANI DAĞD EVREN 8A 3 7 0,67 1 6 -1,00 5 5 3,33 2 7 -0,33 3 12 -1,00 14 37 1,67 101,120 15 69 69 69 3803
% 94

16 247 CEREN ÇALIŞKAN 8A 4 7 1,67 1 5 -0,67 3 3 2,00 0 6 -2,00 1 7 -1,33 9 28 -0,33 98,448 16 70 70 70 3816
% 94

17 136 EMAN KENAR 8A 1 0 1,00 0 1 -0,33 2 3 1,00 0 2 -0,67 0 2 -0,67 3 8 0,33 93,927 17 71 71 71 3856
% 95

18 735 CANER 8A 6 9 3,00 3 7 0,67 1 9 -2,00 2 8 -0,67 2 13 -2,33 1 14 -3,67 15 60 -5,00 68,683 18 75 75 75 3999
% 99
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8B SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ÇANAKKALE BİGA DUMLUPINAR ORTAOKULU 8. SINIF STS 80 80 80 4055

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (SOS) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 9 5 7,68 6 3 4,67 5 4 3,86 6 3 4,63 3 6 1,59 6 6 4,22 35 26 26,65 223,400

Okul Ortalaması 8 5 6,16 5 4 3,61 5 3 3,82 5 3 4,11 2 4 1,11 5 6 3,56 31 25 22,37 197,820

SINIF: 8B

KATILIMLAR

1 134 NİSA SAYGILI 8B 13 2 12,33 9 1 8,67 9 1 8,67 7 3 6,00 2 1 1,67 11 3 10,00 51 11 47,34 318,694 1 5 5 5 595
% 15

2 185 RAVZANUR GÜNDOĞDU8B 13 1 12,67 5 1 4,67 9 0 9,00 3 3 2,00 1 0 1,00 8 2 7,33 39 7 36,67 276,878 2 15 15 15 1035
% 26

3 805 C ECRİN GÜNGÖR 8B 11 4 9,67 7 3 6,00 9 1 8,67 9 1 8,67 0 3 -1,00 9 6 7,00 45 18 39,01 259,071 3 20 20 20 1287
% 32

4 181 ÖMER KAÇAR 8B 11 3 10,00 7 3 6,00 9 1 8,67 8 2 7,33 2 3 1,00 7 7 4,67 44 19 37,67 257,684 4 21 21 21 1311
% 32

5 113 BEREN AŞCI 8B 12 2 11,33 8 2 7,33 7 2 6,33 8 2 7,33 1 1 0,67 6 7 3,67 42 16 36,66 254,216 5 24 24 24 1377
% 34

6 193 TALHA DOĞAN 8B 8 6 6,00 9 1 8,67 6 4 4,67 9 1 8,67 4 6 2,00 7 8 4,33 43 26 34,34 239,336 6 28 28 28 1621
% 40

7 141 ZEYNEP UZ 8B 9 3 8,00 5 4 3,67 8 1 7,67 8 1 7,67 1 0 1,00 7 8 4,33 38 17 32,34 235,984 7 33 33 33 1686
% 42

8 139 HAMZA ŞAKAR 8B 9 6 7,00 8 1 7,67 8 2 7,33 5 4 3,67 4 4 2,67 1 8 -1,67 35 25 26,67 198,351 8 40 40 40 2369
% 58

9 673 RANA MİNA ÜSTÜN 8B 8 3 7,00 3 7 0,67 6 4 4,67 4 4 2,67 6 7 3,67 27 25 18,68 189,542 9 44 44 44 2500
% 62

10 191 SÜMEYYE BİNZET 8B 9 4 7,67 6 3 5,00 6 4 4,67 1 7 -1,33 2 6 0,00 4 9 1,00 28 33 17,01 173,814 10 48 48 48 2823
% 70

11 0 İBRAHİM BA RAN 8B 7 6 5,00 5 5 3,33 5 5 3,33 4 1 3,67 0 1 -0,33 3 11 -0,67 24 29 14,33 149,019 11 54 54 54 3197
% 79

12 190 SILA GİRGİN 8B 7 5 5,33 6 0 6,00 2 4 0,67 4 3 3,00 1 3 0,00 1 9 -2,00 21 24 13,00 142,935 12 55 55 55 3282
% 81

13 197 UMUT BALABAN 8B 8 5 6,33 3 7 0,67 5 5 3,33 3 7 0,67 0 8 -2,67 3 12 -1,00 22 44 7,33 121,288 13 61 61 61 3575
% 88

14 151 HÜSEYİNCAN KURU 8B 3 12 -1,00 5 5 3,33 4 6 2,00 1 4 -0,33 5 10 1,67 4 11 0,33 22 48 6,00 121,079 14 62 62 62 3579
% 88

15 215 YİĞİT GÜNDÜZ 8B 3 9 0,00 3 7 0,67 4 6 2,00 4 3 3,00 4 11 0,33 3 10 -0,33 21 46 5,67 114,413 15 66 66 66 3668
% 90

16 880 YAĞMUR TEMEL 8B 3 12 -1,00 6 3 5,00 4 4 2,67 3 6 1,00 3 7 0,67 2 9 -1,00 21 41 7,34 112,046 16 67 67 67 3697
% 91

17 117 BEKİR ÖKSÜZ 8B 1 14 -3,67 0 10 -3,33 4 6 2,00 2 8 -0,67 4 11 0,33 5 10 1,67 16 59 -3,67 86,289 17 72 72 72 3911
% 96

18 725 MUHAMMET ESEN 8B 2 13 -2,33 4 6 2,00 1 9 -2,00 1 9 -2,00 4 11 0,33 4 11 0,33 16 59 -3,67 85,177 18 73 73 73 3923
% 97

19 152 IRMAK ÖZGÜR 8B 5 10 1,67 3 3 2,00 0 6 -2,00 1 5 -0,67 0 7 -2,33 1 5 -0,67 10 36 -2,00 84,696 19 74 74 74 3926
% 97

20 154 İDİL ÇEV*M 8B 3 12 -1,00 0 10 -3,33 4 6 2,00 3 7 0,67 0 8 -2,67 2 13 -2,33 12 56 -6,66 53,110 20 77 77 77 4028
% 99
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8C SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ÇANAKKALE BİGA DUMLUPINAR ORTAOKULU 8. SINIF STS 80 80 80 4055

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (SOS) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 9 5 7,68 6 3 4,67 5 4 3,86 6 3 4,63 3 6 1,59 6 6 4,22 35 26 26,65 223,400

Okul Ortalaması 8 5 6,16 5 4 3,61 5 3 3,82 5 3 4,11 2 4 1,11 5 6 3,56 31 25 22,37 197,820

SINIF: 8C

KATILIMLAR

1 175 NİSANUR KARAOĞLU 8C 11 4 9,67 7 3 6,00 10 0 10,00 10 0 10,00 11 2 10,33 13 2 12,33 62 11 58,33 398,747 1 2 2 2 136
% 3,35

2 101 ALPER ÖZDEMİR 8C 13 2 12,33 8 2 7,33 9 1 8,67 10 0 10,00 4 3 3,00 7 3 6,00 51 11 47,33 309,100 2 6 6 6 676
% 17

3 100 ALİ MERT DEMİRTAŞ 8C 9 4 7,67 9 1 8,67 9 1 8,67 10 0 10,00 8 4 6,67 7 6 5,00 52 16 46,68 306,120 3 7 7 7 705
% 17

4 129 ECRİN ÖZAY 8C 9 4 7,67 7 3 6,00 7 3 6,00 10 0 10,00 5 4 3,67 10 3 9,00 48 17 42,34 297,635 4 11 11 11 806
% 20

5 186 UYGAR ÇALIŞKAN 8C 12 3 11,00 8 2 7,33 8 2 7,33 10 0 10,00 5 9 2,00 9 6 7,00 52 22 44,66 296,492 5 12 12 12 822
% 20

6 1 RAGAD ALRAHİL 8C 9 4 7,67 8 2 7,33 9 0 9,00 10 0 10,00 5 4 3,67 8 3 7,00 49 13 44,67 292,906 6 13 13 13 866
% 21

7 112 BENSU KUZHAN 8C 10 2 9,33 7 2 6,33 7 2 6,33 10 0 10,00 7 4 5,67 41 10 37,66 255,141 7 23 23 23 1355
% 33

8 143 GÖKALP GELİR 8C 14 1 13,67 7 1 6,67 6 4 4,67 10 0 10,00 1 4 -0,33 1 3 0,00 39 13 34,68 236,554 8 32 32 32 1675
% 41

9 27 HASAN KAYNAK 8C 9 2 8,33 5 1 4,67 5 4 3,67 8 2 7,33 0 3 -1,00 8 4 6,67 35 16 29,67 230,711 9 34 34 34 1770
% 44

10 24 YAREN ERGÖL 8C 10 2 9,33 1 3 0,00 4 1 3,67 5 3 4,00 3 2 2,33 5 2 4,33 28 13 23,66 228,625 10 35 35 35 1810
% 45

11 140 EYLÜL NİSA SEVİM 8C 4 5 2,33 2 2 1,33 3 2 2,33 6 2 5,33 3 4 1,67 6 1 5,67 24 16 18,66 191,861 11 43 43 43 2464
% 61

12 133 ELİF ARSLAN 8C 8 4 6,67 4 4 2,67 3 5 1,33 1 5 -0,67 2 3 1,00 3 5 1,33 21 26 12,33 167,466 12 50 50 50 2919
% 72

13 126 ECRİN KILIÇ 8C 6 7 3,67 1 8 -1,67 4 4 2,67 4 2 3,33 3 4 1,67 5 7 2,67 23 32 12,34 167,326 13 51 51 51 2923
% 72

14 171 MUSTAFA ÇENGEL 8C 2 13 -2,33 4 6 2,00 4 6 2,00 4 6 2,00 1 2 0,33 6 4 4,67 21 37 8,67 135,646 14 56 56 56 3380
% 83

15 145 GÖKTUĞ BADUR 8C 4 9 1,00 3 5 1,33 4 5 2,33 5 4 3,67 4 9 1,00 20 32 9,33 131,553 15 58 58 58 3442
% 85

16 159 KEREM BOZDEMİR 8C 5 10 1,67 4 6 2,00 5 5 3,33 1 0 1,00 1 1 0,67 16 22 8,67 129,871 16 60 60 60 3466
% 85
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8Ç SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ÇANAKKALE BİGA DUMLUPINAR ORTAOKULU 8. SINIF STS 80 80 80 4055

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (SOS) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 9 5 7,68 6 3 4,67 5 4 3,86 6 3 4,63 3 6 1,59 6 6 4,22 35 26 26,65 223,400

Okul Ortalaması 8 5 6,16 5 4 3,61 5 3 3,82 5 3 4,11 2 4 1,11 5 6 3,56 31 25 22,37 197,820

SINIF: 8Ç

KATILIMLAR

1 160 KEREM BOZKURT 8Ç 12 2 11,33 9 1 8,67 5 4 3,67 8 2 7,33 0 3 -1,00 9 4 7,67 43 16 37,67 266,084 1 18 18 18 1178
% 29

2 158 KENAN CEYLAN 8Ç 5 10 1,67 2 8 -0,67 4 6 2,00 2 8 -0,67 6 9 3,00 8 7 5,67 27 48 11,00 177,232 2 46 46 46 2768
% 68
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8E SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ÇANAKKALE BİGA DUMLUPINAR ORTAOKULU 8. SINIF STS 80 80 80 4055

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (SOS) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 9 5 7,68 6 3 4,67 5 4 3,86 6 3 4,63 3 6 1,59 6 6 4,22 35 26 26,65 223,400

Okul Ortalaması 8 5 6,16 5 4 3,61 5 3 3,82 5 3 4,11 2 4 1,11 5 6 3,56 31 25 22,37 197,820

SINIF: 8E

KATILIMLAR

1 142 YUSUF EREN ÖZGEN 8E 15 0 15,00 10 0 10,00 9 0 9,00 10 0 10,00 11 3 10,00 13 2 12,33 68 5 66,33 436,840 1 1 1 1 50
% 1,23

2 235 ZEYNEP YAPICI 8E 12 2 11,33 9 1 8,67 7 2 6,33 9 1 8,67 3 3 2,00 9 4 7,67 49 13 44,67 300,645 2 9 9 9 778
% 19

3 255 KEMAL PÜTRÜ 8E 10 2 9,33 8 2 7,33 8 1 7,67 10 0 10,00 4 1 3,67 9 6 7,00 49 12 45,00 300,606 3 10 10 10 780
% 19

4 119 BERKAY BAL 8E 10 4 8,67 8 2 7,33 7 1 6,67 7 3 6,00 3 3 2,00 10 4 8,67 45 17 39,34 281,279 4 14 14 14 988
% 24

5 28 EYMEN TUNÇMAN 8E 12 3 11,00 8 2 7,33 8 2 7,33 9 1 8,67 1 3 0,00 9 6 7,00 47 17 41,33 276,098 5 16 16 16 1049
% 26

6 131 ELANUR YEŞİL 8E 13 1 12,67 6 3 5,00 9 0 9,00 8 2 7,33 1 4 -0,33 8 5 6,33 45 15 40,00 273,778 6 17 17 17 1079
% 27

7 221 YİĞİT TOKSÖZ 8E 11 4 9,67 5 4 3,67 4 3 3,00 7 3 6,00 1 0 1,00 9 5 7,33 37 19 30,67 253,370 7 25 25 25 1385
% 34

8 114 BETÜL SÜR 8E 14 1 13,67 7 3 6,00 7 2 6,33 1 0 1,00 1 7 -1,33 7 4 5,67 37 17 31,34 246,318 8 26 26 26 1515
% 37

9 135 BURAK KAR T 8E 9 5 7,33 6 3 5,00 8 2 7,33 8 2 7,33 2 4 0,67 8 5 6,33 41 21 33,99 244,667 9 27 27 27 1542
% 38

10 717 DORUK KARDAŞ 8E 10 5 8,33 2 8 -0,67 4 6 2,00 9 1 8,67 1 7 -1,33 11 4 9,67 37 31 26,67 237,124 10 30 30 30 1660
% 41

11 174 NİSA UZUN 8E 11 4 9,67 7 3 6,00 6 4 4,67 7 3 6,00 1 1 0,67 4 7 1,67 36 22 28,68 219,056 11 37 37 37 1978
% 49

12 672 ÖNDER ALTIN 8E 9 4 7,67 4 5 2,33 8 1 7,67 4 4 2,67 3 3 2,00 4 8 1,33 32 25 23,67 204,210 12 39 39 39 2245
% 55

13 706 ÇİŞTİMAN ÇAKIR 8E 12 3 11,00 2 6 0,00 5 4 3,67 7 2 6,33 0 4 -1,33 4 7 1,67 30 26 21,34 195,735 13 41 41 41 2411
% 59

14 979 SÜLEYMAN KAHRAMAN8E 8 7 5,67 2 8 -0,67 3 7 0,67 3 6 1,00 4 11 0,33 9 5 7,33 29 44 14,33 193,813 14 42 42 42 2438
% 60

15 124 COŞKUN SAÇI 8E 2 9 -1,00 7 2 6,33 6 3 5,00 5 5 3,33 6 7 3,67 4 6 2,00 30 32 19,33 173,083 15 49 49 49 2834
% 70

16 214 NİSA USLU 8E 3 11 -0,67 1 1 0,67 3 3 2,00 1 2 0,33 5 3 4,00 13 20 6,33 134,001 16 57 57 57 3404
% 84

17 108 M FATİH ERGEÇ 8E 6 6 4,00 3 2 2,33 1 5 -0,67 6 3 5,00 1 6 -1,00 0 6 -2,00 17 28 7,66 120,204 17 63 63 63 3593
% 89

18 144 GÖKCAN ÇUR 8E 5 5 3,33 2 8 -0,67 1 9 -2,00 5 5 3,33 2 12 -2,00 15 39 1,99 110,072 18 68 68 68 3717
% 92

19 178 ONUR ÖZDEMİR 8E 3 12 -1,00 3 7 0,67 2 8 -0,67 3 7 0,67 1 14 -3,67 3 12 -1,00 15 60 -5,00 57,635 19 76 76 76 4023
% 99
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SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF STS

ÇANAKKALE / BİGA / DUMLUPINAR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 5 80 80 80 4055

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Toplam: 75 0 0 0,00 0 10,87 22,37 26,64

Soru No

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 0 0 0
Konuşma 1 0 0 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 0 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 0 0 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 0 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 0 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 0 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 0 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0
Anlatım bozukluklarını tespit eder. 2 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 0 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Üretimde ve yönetimde toprağın önemini geçmişten ve günümüzden örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'nin üyesi olduğu uluslararası kuruluşlara örnekler verir. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına ve sosyal yaşamdaki rollerine örnekler verir. 1 0 0 0
Demokrasinin ortaya çıkışını, gelişim evrelerini ve günümüzde ifade ettiği anlamları açıklar. 1 0 0 0
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 0 0 0
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 0 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 0 0 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 1 0 0 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 0 0
Dinin farklı yorum biçimleri olabileceğinin farkına varır. 2 0 0 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) peygamberlik yönüyle ilgili özelliklerini ayırt eder. 1 0 0 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 0 0
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Ahlaki Davranışlar 1 0 0 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 0 0 0
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 0 0 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 0 0 0
Students will be able to write short, simple messages about environment. 1 0 0 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 0 0 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 0 0
Students will be able to recognize the names of the public buildings. 1 0 0 0
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 0 0
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Dairenin ve daire diliminin alanını hesaplar. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 0 0
Bir veri grubuna ilişkin daire grafiğini oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 0 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 0 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 0 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. 1 0 0 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Dikdörtgen, paralelkenar, yamuk ve eşkenar dörtgeni tanır; açı özelliklerini belirler. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 1 0 0 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 0 0
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 0 0 0
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 0 0 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 0 0
İnce ve kalın kenarlı merceklerin odak noktalarını deneyerek belirler. 1 0 0 0
Seri ve paralel bağlı ampullerden oluşan bir devre şeması çizer. 1 0 0 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 0 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 0 0
Düz, çukur ve tümsek aynalarda oluşan görüntüleri karşılaştırır. 1 0 0 0
Bitki ve hayvanlardaki üreme çeşitlerini karşılaştırır. 1 0 0 0
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 0 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 0 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF STS

ÇANAKKALE / BİGA / DUMLUPINAR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 5 80 80 80 4055

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Toplam: 75 0 0 0,00 0 10,87 22,37 26,64

Soru No

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 0 0 0
Konuşma 1 0 0 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 0 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 0 0 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 0 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 0 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 0 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 0 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0
Anlatım bozukluklarını tespit eder. 2 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 0 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Üretimde ve yönetimde toprağın önemini geçmişten ve günümüzden örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'nin üyesi olduğu uluslararası kuruluşlara örnekler verir. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına ve sosyal yaşamdaki rollerine örnekler verir. 1 0 0 0
Demokrasinin ortaya çıkışını, gelişim evrelerini ve günümüzde ifade ettiği anlamları açıklar. 1 0 0 0
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 0 0 0
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 0 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 0 0 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 1 0 0 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 0 0
Dinin farklı yorum biçimleri olabileceğinin farkına varır. 2 0 0 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) peygamberlik yönüyle ilgili özelliklerini ayırt eder. 1 0 0 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 0 0
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Ahlaki Davranışlar 1 0 0 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 0 0 0
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 0 0 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 0 0 0
Students will be able to write short, simple messages about environment. 1 0 0 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 0 0 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 0 0
Students will be able to recognize the names of the public buildings. 1 0 0 0
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 0 0
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Dairenin ve daire diliminin alanını hesaplar. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 0 0
Bir veri grubuna ilişkin daire grafiğini oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 0 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 0 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 0 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. 1 0 0 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Dikdörtgen, paralelkenar, yamuk ve eşkenar dörtgeni tanır; açı özelliklerini belirler. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 1 0 0 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 0 0
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 0 0 0
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 0 0 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 0 0
İnce ve kalın kenarlı merceklerin odak noktalarını deneyerek belirler. 1 0 0 0
Seri ve paralel bağlı ampullerden oluşan bir devre şeması çizer. 1 0 0 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 0 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 0 0
Düz, çukur ve tümsek aynalarda oluşan görüntüleri karşılaştırır. 1 0 0 0
Bitki ve hayvanlardaki üreme çeşitlerini karşılaştırır. 1 0 0 0
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 0 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 0 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF STS

ÇANAKKALE / BİGA / DUMLUPINAR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 5 80 80 80 4055

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Toplam: 75 0 0 0,00 0 10,87 22,37 26,64

Soru No

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 0 0 0
Konuşma 1 0 0 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 0 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 0 0 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 0 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 0 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 0 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 0 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0
Anlatım bozukluklarını tespit eder. 2 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 0 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Üretimde ve yönetimde toprağın önemini geçmişten ve günümüzden örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'nin üyesi olduğu uluslararası kuruluşlara örnekler verir. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına ve sosyal yaşamdaki rollerine örnekler verir. 1 0 0 0
Demokrasinin ortaya çıkışını, gelişim evrelerini ve günümüzde ifade ettiği anlamları açıklar. 1 0 0 0
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 0 0 0
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 0 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 0 0 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 1 0 0 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 0 0
Dinin farklı yorum biçimleri olabileceğinin farkına varır. 2 0 0 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) peygamberlik yönüyle ilgili özelliklerini ayırt eder. 1 0 0 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 0 0
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Ahlaki Davranışlar 1 0 0 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 0 0 0
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 0 0 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 0 0 0
Students will be able to write short, simple messages about environment. 1 0 0 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 0 0 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 0 0
Students will be able to recognize the names of the public buildings. 1 0 0 0
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 0 0
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Dairenin ve daire diliminin alanını hesaplar. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 0 0
Bir veri grubuna ilişkin daire grafiğini oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 0 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 0 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 0 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. 1 0 0 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Dikdörtgen, paralelkenar, yamuk ve eşkenar dörtgeni tanır; açı özelliklerini belirler. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 1 0 0 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 0 0
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 0 0 0
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 0 0 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 0 0
İnce ve kalın kenarlı merceklerin odak noktalarını deneyerek belirler. 1 0 0 0
Seri ve paralel bağlı ampullerden oluşan bir devre şeması çizer. 1 0 0 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 0 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 0 0
Düz, çukur ve tümsek aynalarda oluşan görüntüleri karşılaştırır. 1 0 0 0
Bitki ve hayvanlardaki üreme çeşitlerini karşılaştırır. 1 0 0 0
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 0 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 0 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF STS

ÇANAKKALE / BİGA / DUMLUPINAR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
* * DE * 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
116,191 223,400 2 64 64 64 3640

Puanı Hesaplanan: 77 77 77 4036

Katılımlar: 5 80 80 80 4055

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 8 7 5,67 38 3,87 6,16 7,68

SOSYAL BİLGİLER 10 2 8 -0,67 -7 1,07 3,61 4,67

Din K.ve A.B. 10 3 7 0,67 7 1,13 3,82 3,86

İngilizce 10 3 7 0,67 7 2,13 4,11 4,63

Matematik 15 1 9 -2,00 -13 0,60 1,11 1,59

Fen 15 2 8 -0,67 -4 2,07 3,56 4,22

Toplam: 75 19 46 3,67 5 10,87 22,37 26,64

Sözel (TÜR) cAaBabbddCBACBD

Cevap Anh. A BADBDADCACBACBD

Sözel (SOS) acadDCcbaa

Cevap Anh. A DBBBDCADCB

Sözel (DİN) aBCAdabbca

Cevap Anh. A CBCACBDCAD

Sözel (İNG) aBaDda*bcA

Cevap Anh. A DBCDBCDABA

Sayısal (MAT) abbdabcadA     

Cevap Anh. A DCACBDACBAADCBB

Sayısal (FEN) aCCbdabcdb     

Cevap Anh. A DCCDCBABCAADBDA

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 0 2 0
Konuşma 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Anlatım bozukluklarını tespit eder. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Üretimde ve yönetimde toprağın önemini geçmişten ve günümüzden örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'nin üyesi olduğu uluslararası kuruluşlara örnekler verir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına ve sosyal yaşamdaki rollerine örnekler verir. 1 0 1 0
Demokrasinin ortaya çıkışını, gelişim evrelerini ve günümüzde ifade ettiği anlamları açıklar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Dinin farklı yorum biçimleri olabileceğinin farkına varır. 2 0 2 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) peygamberlik yönüyle ilgili özelliklerini ayırt eder. 1 0 1 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Ahlaki Davranışlar 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 0 1 0
Students will be able to write short, simple messages about environment. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 1 0
Students will be able to recognize the names of the public buildings. 1 0 1 0
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 1 0
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Dairenin ve daire diliminin alanını hesaplar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Bir veri grubuna ilişkin daire grafiğini oluşturur ve yorumlar. 1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. 1 0 0 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Dikdörtgen, paralelkenar, yamuk ve eşkenar dörtgeni tanır; açı özelliklerini belirler. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 0 1 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
İnce ve kalın kenarlı merceklerin odak noktalarını deneyerek belirler. 1 0 1 0
Seri ve paralel bağlı ampullerden oluşan bir devre şeması çizer. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Düz, çukur ve tümsek aynalarda oluşan görüntüleri karşılaştırır. 1 0 1 0
Bitki ve hayvanlardaki üreme çeşitlerini karşılaştırır. 1 0 0 0
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 0 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 0 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF STS

ÇANAKKALE / BİGA / DUMLUPINAR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ÇAĞLAR KAVAS 223  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
359,063 223,400 1 4 4 4 320

Puanı Hesaplanan: 77 77 77 4036

Katılımlar: 5 80 80 80 4055

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 14 1 13,67 91 3,87 6,16 7,68

SOSYAL BİLGİLER 10 7 3 6,00 60 1,07 3,61 4,67

Din K.ve A.B. 10 6 3 5,00 50 1,13 3,82 3,86

İngilizce 10 10 0 10,00 100 2,13 4,11 4,63

Matematik 15 5 0 5,00 33 0,60 1,11 1,59

Fen 15 12 3 11,00 73 2,07 3,56 4,22

Toplam: 75 54 10 50,67 68 10,87 22,37 26,64

Sözel (TÜR) BADBDdDCACBACBD

Cevap Anh. A BADBDADCACBACBD

Sözel (SOS) bBaBaCADCB

Cevap Anh. A DBBBDCADCB

Sözel (DİN) CBCddcD AD

Cevap Anh. A CBCACBDCAD

Sözel (İNG) DBCDBCDABA

Cevap Anh. A DBCDBCDABA

Sayısal (MAT) DCA B      D   

Cevap Anh. A DCACBDACBAADCBB

Sayısal (FEN) DCCDCddBCAdDBDA

Cevap Anh. A DCCDCBABCAADBDA

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 2 0 100
Konuşma 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Anlatım bozukluklarını tespit eder. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Üretimde ve yönetimde toprağın önemini geçmişten ve günümüzden örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'nin üyesi olduğu uluslararası kuruluşlara örnekler verir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına ve sosyal yaşamdaki rollerine örnekler verir. 1 1 0 100
Demokrasinin ortaya çıkışını, gelişim evrelerini ve günümüzde ifade ettiği anlamları açıklar. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
Dinin farklı yorum biçimleri olabileceğinin farkına varır. 2 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) peygamberlik yönüyle ilgili özelliklerini ayırt eder. 1 0 1 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Ahlaki Davranışlar 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 1 0 100
Students will be able to write short, simple messages about environment. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to recognize the names of the public buildings. 1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Dairenin ve daire diliminin alanını hesaplar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 0 0
Bir veri grubuna ilişkin daire grafiğini oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 0 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 0 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 0 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. 1 0 0 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Dikdörtgen, paralelkenar, yamuk ve eşkenar dörtgeni tanır; açı özelliklerini belirler. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 1 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
İnce ve kalın kenarlı merceklerin odak noktalarını deneyerek belirler. 1 0 1 0
Seri ve paralel bağlı ampullerden oluşan bir devre şeması çizer. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Düz, çukur ve tümsek aynalarda oluşan görüntüleri karşılaştırır. 1 1 0 100
Bitki ve hayvanlardaki üreme çeşitlerini karşılaştırır. 1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF STS

ÇANAKKALE / BİGA / DUMLUPINAR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
** * A  MÇ 0 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
115,548 223,400 14 65 65 65 3650

Puanı Hesaplanan: 77 77 77 4036

Katılımlar: 18 80 80 80 4055

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 2 13 -2,33 -16 5,78 6,16 7,68

SOSYAL BİLGİLER 10 3 7 0,67 7 3,17 3,61 4,67

Din K.ve A.B. 10 3 7 0,67 7 2,45 3,82 3,86

İngilizce 10 2 8 -0,67 -7 2,24 4,11 4,63

Matematik 15 7 8 4,33 29 1,52 1,11 1,59

Fen 15 3 12 -1,00 -7 2,91 3,56 4,22

Toplam: 75 20 55 1,67 2 18,06 22,37 26,64

Sözel (TÜR) dbacacDacbcAadc

Cevap Anh. A BADBDADCACBACBD

Sözel (SOS) bcdabCdbCB

Cevap Anh. A DBBBDCADCB

Sözel (DİN) bBdACdcbda

Cevap Anh. A CBCACBDCAD

Sözel (İNG) bcdaaCbdaA

Cevap Anh. A DBCDBCDABA

Sayısal (MAT) bCdaaDbCBdAcCdB

Cevap Anh. A DCACBDACBAADCBB

Sayısal (FEN) aCdbdabcCbcaaDc

Cevap Anh. A DCCDCBABCAADBDA

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 0 2 0
Konuşma 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 1 2 33
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Anlatım bozukluklarını tespit eder. 2 0 2 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Üretimde ve yönetimde toprağın önemini geçmişten ve günümüzden örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'nin üyesi olduğu uluslararası kuruluşlara örnekler verir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına ve sosyal yaşamdaki rollerine örnekler verir. 1 0 1 0
Demokrasinin ortaya çıkışını, gelişim evrelerini ve günümüzde ifade ettiği anlamları açıklar. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 1 0 1 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Dinin farklı yorum biçimleri olabileceğinin farkına varır. 2 1 1 50
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) peygamberlik yönüyle ilgili özelliklerini ayırt eder. 1 0 1 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Ahlaki Davranışlar 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 0 1 0
Students will be able to write short, simple messages about environment. 1 0 1 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 1 0
Students will be able to recognize the names of the public buildings. 1 0 1 0
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 1 0
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Dairenin ve daire diliminin alanını hesaplar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 2 0
Bir veri grubuna ilişkin daire grafiğini oluşturur ve yorumlar. 1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 1 0 100
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. 1 1 0 100
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Dikdörtgen, paralelkenar, yamuk ve eşkenar dörtgeni tanır; açı özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 0 1 0
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 0 1 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
İnce ve kalın kenarlı merceklerin odak noktalarını deneyerek belirler. 1 0 1 0
Seri ve paralel bağlı ampullerden oluşan bir devre şeması çizer. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Düz, çukur ve tümsek aynalarda oluşan görüntüleri karşılaştırır. 1 0 1 0
Bitki ve hayvanlardaki üreme çeşitlerini karşılaştırır. 1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF STS

ÇANAKKALE / BİGA / DUMLUPINAR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ANI DAĞD EVREN 103 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
101,120 223,400 15 69 69 69 3803

Puanı Hesaplanan: 77 77 77 4036

Katılımlar: 18 80 80 80 4055

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 3 7 0,67 4 5,78 6,16 7,68

SOSYAL BİLGİLER 10 1 6 -1,00 -10 3,17 3,61 4,67

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 2,45 3,82 3,86

İngilizce 10 2 7 -0,33 -3 2,24 4,11 4,63

Fen 15 3 12 -1,00 -7 2,91 3,56 4,22

Toplam: 75 14 37 1,67 2 18,06 22,37 26,64

Sözel (TÜR) abbc dDb CB a  

Cevap Anh. A BADBDADCACBACBD

Sözel (SOS) b c bdAc a

Cevap Anh. A DBBBDCADCB

Sözel (DİN) aBCdCBabcD

Cevap Anh. A CBCACBDCAD

Sözel (İNG) a bbcCDbcd

Cevap Anh. A DBCDBCDABA

Sayısal (FEN) aCbaaacBdcbaccA

Cevap Anh. A DCCDCBABCAADBDA

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 0 1 0
Konuşma 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 0 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0
Anlatım bozukluklarını tespit eder. 2 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 0 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Üretimde ve yönetimde toprağın önemini geçmişten ve günümüzden örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'nin üyesi olduğu uluslararası kuruluşlara örnekler verir. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına ve sosyal yaşamdaki rollerine örnekler verir. 1 0 0 0
Demokrasinin ortaya çıkışını, gelişim evrelerini ve günümüzde ifade ettiği anlamları açıklar. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 0 1 0
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
Dinin farklı yorum biçimleri olabileceğinin farkına varır. 2 1 1 50
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) peygamberlik yönüyle ilgili özelliklerini ayırt eder. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Ahlaki Davranışlar 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 0 0 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 0 1 0
Students will be able to write short, simple messages about environment. 1 0 1 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to recognize the names of the public buildings. 1 0 1 0
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 0 0
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Dairenin ve daire diliminin alanını hesaplar. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 0 0
Bir veri grubuna ilişkin daire grafiğini oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 0 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 0 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 0 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. 1 0 0 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Dikdörtgen, paralelkenar, yamuk ve eşkenar dörtgeni tanır; açı özelliklerini belirler. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 0 1 0
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 0 1 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
İnce ve kalın kenarlı merceklerin odak noktalarını deneyerek belirler. 1 0 1 0
Seri ve paralel bağlı ampullerden oluşan bir devre şeması çizer. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Düz, çukur ve tümsek aynalarda oluşan görüntüleri karşılaştırır. 1 0 1 0
Bitki ve hayvanlardaki üreme çeşitlerini karşılaştırır. 1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF STS

ÇANAKKALE / BİGA / DUMLUPINAR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
AYNUR BİLGEN 105 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
257,420 223,400 4 22 22 22 1318

Puanı Hesaplanan: 77 77 77 4036

Katılımlar: 18 80 80 80 4055

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 9 4 7,67 51 5,78 6,16 7,68

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 3,17 3,61 4,67

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 2,45 3,82 3,86

İngilizce 10 7 2 6,33 63 2,24 4,11 4,63

Matematik 15 3 7 0,67 4 1,52 1,11 1,59

Fen 15 10 4 8,67 58 2,91 3,56 4,22

Toplam: 75 42 24 34,00 45 18,06 22,37 26,64

Sözel (TÜR) BAaB Ab bdBACBD

Cevap Anh. A BADBDADCACBACBD

Sözel (SOS) DBBBDCAcaB

Cevap Anh. A DBBBDCADCB

Sözel (DİN) bBCcCBaddD

Cevap Anh. A CBCACBDCAD

Sözel (İNG) aBCDBCDd A

Cevap Anh. A DBCDBCDABA

Sayısal (MAT) Db b cc dAda B 

Cevap Anh. A DCACBDACBAADCBB

Sayısal (FEN) DaCDCaABCcADB c

Cevap Anh. A DCCDCBABCAADBDA

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 1 0 50
Konuşma 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 1 2 33
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 0 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Anlatım bozukluklarını tespit eder. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Üretimde ve yönetimde toprağın önemini geçmişten ve günümüzden örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'nin üyesi olduğu uluslararası kuruluşlara örnekler verir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına ve sosyal yaşamdaki rollerine örnekler verir. 1 1 0 100
Demokrasinin ortaya çıkışını, gelişim evrelerini ve günümüzde ifade ettiği anlamları açıklar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
Dinin farklı yorum biçimleri olabileceğinin farkına varır. 2 1 1 50
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) peygamberlik yönüyle ilgili özelliklerini ayırt eder. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Ahlaki Davranışlar 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 1 0 100
Students will be able to write short, simple messages about environment. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to recognize the names of the public buildings. 1 0 1 0
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Dairenin ve daire diliminin alanını hesaplar. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Bir veri grubuna ilişkin daire grafiğini oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 0 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. 1 0 1 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Dikdörtgen, paralelkenar, yamuk ve eşkenar dörtgeni tanır; açı özelliklerini belirler. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 1 0
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 1 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
İnce ve kalın kenarlı merceklerin odak noktalarını deneyerek belirler. 1 0 1 0
Seri ve paralel bağlı ampullerden oluşan bir devre şeması çizer. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Düz, çukur ve tümsek aynalarda oluşan görüntüleri karşılaştırır. 1 0 1 0
Bitki ve hayvanlardaki üreme çeşitlerini karşılaştırır. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 0 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF STS

ÇANAKKALE / BİGA / DUMLUPINAR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
BELİNAY BERKİ 148 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
217,960 223,400 8 38 38 38 1995

Puanı Hesaplanan: 77 77 77 4036

Katılımlar: 18 80 80 80 4055

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 11 3 10,00 67 5,78 6,16 7,68

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 3,17 3,61 4,67

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 2,45 3,82 3,86

İngilizce 10 3 4 1,67 17 2,24 4,11 4,63

Matematik 15 1 5 -0,67 -4 1,52 1,11 1,59

Fen 15 5 3 4,00 27 2,91 3,56 4,22

Toplam: 75 34 21 27,00 36 18,06 22,37 26,64

Sözel (TÜR) BAaB AaCACBAbBD

Cevap Anh. A BADBDADCACBACBD

Sözel (SOS) bBBBaCADCB

Cevap Anh. A DBBBDCADCB

Sözel (DİN) CBCAbBbbdD

Cevap Anh. A CBCACBDCAD

Sözel (İNG)  cbcBaD  A

Cevap Anh. A DBCDBCDABA

Sayısal (MAT)  a   ac   cDd  

Cevap Anh. A DCACBDACBAADCBB

Sayısal (FEN) D C CacBCc     

Cevap Anh. A DCCDCBABCAADBDA

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 1 0 50
Konuşma 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Anlatım bozukluklarını tespit eder. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Üretimde ve yönetimde toprağın önemini geçmişten ve günümüzden örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'nin üyesi olduğu uluslararası kuruluşlara örnekler verir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına ve sosyal yaşamdaki rollerine örnekler verir. 1 1 0 100
Demokrasinin ortaya çıkışını, gelişim evrelerini ve günümüzde ifade ettiği anlamları açıklar. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Dinin farklı yorum biçimleri olabileceğinin farkına varır. 2 0 2 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) peygamberlik yönüyle ilgili özelliklerini ayırt eder. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Ahlaki Davranışlar 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 0 0 0
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 0 1 0
Students will be able to write short, simple messages about environment. 1 0 1 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to recognize the names of the public buildings. 1 0 0 0
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 0 0
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Dairenin ve daire diliminin alanını hesaplar. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 0 0
Bir veri grubuna ilişkin daire grafiğini oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 0 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. 1 0 1 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Dikdörtgen, paralelkenar, yamuk ve eşkenar dörtgeni tanır; açı özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 0 0
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 0 0 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
İnce ve kalın kenarlı merceklerin odak noktalarını deneyerek belirler. 1 0 1 0
Seri ve paralel bağlı ampullerden oluşan bir devre şeması çizer. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Düz, çukur ve tümsek aynalarda oluşan görüntüleri karşılaştırır. 1 0 1 0
Bitki ve hayvanlardaki üreme çeşitlerini karşılaştırır. 1 0 0 0
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 0 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 0 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF STS

ÇANAKKALE / BİGA / DUMLUPINAR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
BERKE GÜNDOĞAN 106 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
239,287 223,400 5 29 29 29 1623

Puanı Hesaplanan: 77 77 77 4036

Katılımlar: 18 80 80 80 4055

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 10 4 8,67 58 5,78 6,16 7,68

SOSYAL BİLGİLER 10 10 0 10,00 100 3,17 3,61 4,67

Din K.ve A.B. 10 4 4 2,67 27 2,45 3,82 3,86

İngilizce 10 1 4 -0,33 -3 2,24 4,11 4,63

Matematik 15 2 2 1,33 9 1,52 1,11 1,59

Fen 15 8 5 6,33 42 2,91 3,56 4,22

Toplam: 75 35 19 28,67 38 18,06 22,37 26,64

Sözel (TÜR) BADBaAcCAdBc BD

Cevap Anh. A BADBDADCACBACBD

Sözel (SOS) DBBBDCADCB

Cevap Anh. A DBBBDCADCB

Sözel (DİN) Ccdc BD cD

Cevap Anh. A CBCACBDCAD

Sözel (İNG) Dab   a  c

Cevap Anh. A DBCDBCDABA

Sayısal (MAT)  aA d       C  

Cevap Anh. A DCACBDACBAADCBB

Sayısal (FEN) DCC dc BCcAcBDb

Cevap Anh. A DCCDCBABCAADBDA

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 1 1 50
Konuşma 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 1 2 33
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Anlatım bozukluklarını tespit eder. 2 1 0 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Üretimde ve yönetimde toprağın önemini geçmişten ve günümüzden örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'nin üyesi olduğu uluslararası kuruluşlara örnekler verir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına ve sosyal yaşamdaki rollerine örnekler verir. 1 1 0 100
Demokrasinin ortaya çıkışını, gelişim evrelerini ve günümüzde ifade ettiği anlamları açıklar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 1 0 1 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
Dinin farklı yorum biçimleri olabileceğinin farkına varır. 2 0 0 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) peygamberlik yönüyle ilgili özelliklerini ayırt eder. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Ahlaki Davranışlar 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 0 1 0
Students will be able to write short, simple messages about environment. 1 0 0 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 0 0 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 1 0
Students will be able to recognize the names of the public buildings. 1 0 0 0
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 0 0
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Dairenin ve daire diliminin alanını hesaplar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 0 0
Bir veri grubuna ilişkin daire grafiğini oluşturur ve yorumlar. 1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 0 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 0 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 0 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. 1 0 0 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Dikdörtgen, paralelkenar, yamuk ve eşkenar dörtgeni tanır; açı özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 0 0 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
İnce ve kalın kenarlı merceklerin odak noktalarını deneyerek belirler. 1 0 1 0
Seri ve paralel bağlı ampullerden oluşan bir devre şeması çizer. 1 0 0 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Düz, çukur ve tümsek aynalarda oluşan görüntüleri karşılaştırır. 1 0 1 0
Bitki ve hayvanlardaki üreme çeşitlerini karşılaştırır. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF STS

ÇANAKKALE / BİGA / DUMLUPINAR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
CANER 735 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
68,683 223,400 18 75 75 75 3999

Puanı Hesaplanan: 77 77 77 4036

Katılımlar: 18 80 80 80 4055

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 6 9 3,00 20 5,78 6,16 7,68

SOSYAL BİLGİLER 10 3 7 0,67 7 3,17 3,61 4,67

Din K.ve A.B. 10 1 9 -2,00 -20 2,45 3,82 3,86

İngilizce 10 2 8 -0,67 -7 2,24 4,11 4,63

Matematik 15 2 13 -2,33 -16 1,52 1,11 1,59

Fen 15 1 14 -3,67 -24 2,91 3,56 4,22

Toplam: 75 15 60 -5,00 -7 18,06 22,37 26,64

Sözel (TÜR) acaBccDbcacACBD

Cevap Anh. A BADBDADCACBACBD

Sözel (SOS) aBBaDbcbad

Cevap Anh. A DBBBDCADCB

Sözel (DİN) Ccbbdacbca

Cevap Anh. A CBCACBDCAD

Sözel (İNG) bdbDaCbdcb

Cevap Anh. A DBCDBCDABA

Sayısal (MAT) bCdbabcdBccabdc

Cevap Anh. A DCACBDACBAADCBB

Sayısal (FEN) cadcdabcdAbbcad

Cevap Anh. A DCCDCBABCAADBDA

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 0 2 0
Konuşma 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Anlatım bozukluklarını tespit eder. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Üretimde ve yönetimde toprağın önemini geçmişten ve günümüzden örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'nin üyesi olduğu uluslararası kuruluşlara örnekler verir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına ve sosyal yaşamdaki rollerine örnekler verir. 1 0 1 0
Demokrasinin ortaya çıkışını, gelişim evrelerini ve günümüzde ifade ettiği anlamları açıklar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 0 1 0
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 1 0 1 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
Dinin farklı yorum biçimleri olabileceğinin farkına varır. 2 0 2 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) peygamberlik yönüyle ilgili özelliklerini ayırt eder. 1 0 1 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Ahlaki Davranışlar 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 0 1 0
Students will be able to write short, simple messages about environment. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 1 0
Students will be able to recognize the names of the public buildings. 1 0 1 0
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 1 0
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Dairenin ve daire diliminin alanını hesaplar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 2 0
Bir veri grubuna ilişkin daire grafiğini oluşturur ve yorumlar. 1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. 1 0 1 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Dikdörtgen, paralelkenar, yamuk ve eşkenar dörtgeni tanır; açı özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 1 0
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 0 1 0
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 0 1 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
İnce ve kalın kenarlı merceklerin odak noktalarını deneyerek belirler. 1 0 1 0
Seri ve paralel bağlı ampullerden oluşan bir devre şeması çizer. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Düz, çukur ve tümsek aynalarda oluşan görüntüleri karşılaştırır. 1 1 0 100
Bitki ve hayvanlardaki üreme çeşitlerini karşılaştırır. 1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF STS

ÇANAKKALE / BİGA / DUMLUPINAR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
CEREN ÇALIŞKAN 247 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
98,448 223,400 16 70 70 70 3816

Puanı Hesaplanan: 77 77 77 4036

Katılımlar: 18 80 80 80 4055

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 4 7 1,67 11 5,78 6,16 7,68

SOSYAL BİLGİLER 10 1 5 -0,67 -7 3,17 3,61 4,67

Din K.ve A.B. 10 3 3 2,00 20 2,45 3,82 3,86

İngilizce 10 0 6 -2,00 -20 2,24 4,11 4,63

Fen 15 1 7 -1,33 -9 2,91 3,56 4,22

Toplam: 75 9 28 -0,33 0 18,06 22,37 26,64

Sözel (TÜR) dAaBDdab bdA   

Cevap Anh. A BADBDADCACBACBD

Sözel (SOS) caBdaa    

Cevap Anh. A DBBBDCADCB

Sözel (DİN) CBacbB    

Cevap Anh. A CBCACBDCAD

Sözel (İNG)  ab  dbcc 

Cevap Anh. A DBCDBCDABA

Sayısal (FEN)   bbC badc    b

Cevap Anh. A DCCDCBABCAADBDA

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 1 1 50
Konuşma 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 1 2 33
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 0 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Anlatım bozukluklarını tespit eder. 2 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 0 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Üretimde ve yönetimde toprağın önemini geçmişten ve günümüzden örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'nin üyesi olduğu uluslararası kuruluşlara örnekler verir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına ve sosyal yaşamdaki rollerine örnekler verir. 1 0 1 0
Demokrasinin ortaya çıkışını, gelişim evrelerini ve günümüzde ifade ettiği anlamları açıklar. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 0 1 0
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 0 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 0 0 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 1 0 1 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
Dinin farklı yorum biçimleri olabileceğinin farkına varır. 2 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) peygamberlik yönüyle ilgili özelliklerini ayırt eder. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 0 0
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Ahlaki Davranışlar 1 0 0 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 0 0 0
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 0 1 0
Students will be able to write short, simple messages about environment. 1 0 0 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 0 0 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 1 0
Students will be able to recognize the names of the public buildings. 1 0 1 0
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 0 0
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Dairenin ve daire diliminin alanını hesaplar. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 0 0
Bir veri grubuna ilişkin daire grafiğini oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 0 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 0 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 0 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. 1 0 0 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Dikdörtgen, paralelkenar, yamuk ve eşkenar dörtgeni tanır; açı özelliklerini belirler. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 1 0 0 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 0 0
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 0 1 0
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 0 1 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
İnce ve kalın kenarlı merceklerin odak noktalarını deneyerek belirler. 1 0 0 0
Seri ve paralel bağlı ampullerden oluşan bir devre şeması çizer. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Düz, çukur ve tümsek aynalarda oluşan görüntüleri karşılaştırır. 1 0 1 0
Bitki ve hayvanlardaki üreme çeşitlerini karşılaştırır. 1 0 0 0
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 0 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 0 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF STS

ÇANAKKALE / BİGA / DUMLUPINAR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
CEYLİN GİDER 122 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
176,617 223,400 10 47 47 47 2777

Puanı Hesaplanan: 77 77 77 4036

Katılımlar: 18 80 80 80 4055

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 7 8 4,33 29 5,78 6,16 7,68

SOSYAL BİLGİLER 10 2 7 -0,33 -3 3,17 3,61 4,67

Din K.ve A.B. 10 1 4 -0,33 -3 2,45 3,82 3,86

İngilizce 10 4 2 3,33 33 2,24 4,11 4,63

Matematik 15 5 1 4,67 31 1,52 1,11 1,59

Fen 15 2 5 0,33 2 2,91 3,56 4,22

Toplam: 75 21 27 12,00 16 18,06 22,37 26,64

Sözel (TÜR) aAbBcbDCAaBAbda

Cevap Anh. A BADBDADCACBACBD

Sözel (SOS) Dddab Abda

Cevap Anh. A DBBBDCADCB

Sözel (DİN) aB cbd    

Cevap Anh. A CBCACBDCAD

Sözel (İNG) cdC  CD  A

Cevap Anh. A DBCDBCDABA

Sayısal (MAT)  CAC a C    C  

Cevap Anh. A DCACBDACBAADCBB

Sayısal (FEN)   b CBc  c   cb

Cevap Anh. A DCCDCBABCAADBDA

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 0 2 0
Konuşma 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Anlatım bozukluklarını tespit eder. 2 0 2 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Üretimde ve yönetimde toprağın önemini geçmişten ve günümüzden örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'nin üyesi olduğu uluslararası kuruluşlara örnekler verir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına ve sosyal yaşamdaki rollerine örnekler verir. 1 0 1 0
Demokrasinin ortaya çıkışını, gelişim evrelerini ve günümüzde ifade ettiği anlamları açıklar. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 0 0 0
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 1 0 0 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
Dinin farklı yorum biçimleri olabileceğinin farkına varır. 2 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) peygamberlik yönüyle ilgili özelliklerini ayırt eder. 1 0 1 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 0 0
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Ahlaki Davranışlar 1 0 0 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 1 0 100
Students will be able to write short, simple messages about environment. 1 0 0 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 0 0 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to recognize the names of the public buildings. 1 0 0 0
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 0 0
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Dairenin ve daire diliminin alanını hesaplar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 0 50
Bir veri grubuna ilişkin daire grafiğini oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 0 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. 1 0 0 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Dikdörtgen, paralelkenar, yamuk ve eşkenar dörtgeni tanır; açı özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 1 0 0 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 0 0
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 0 1 0
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 0 0 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
İnce ve kalın kenarlı merceklerin odak noktalarını deneyerek belirler. 1 1 0 100
Seri ve paralel bağlı ampullerden oluşan bir devre şeması çizer. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 0 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 0 0
Düz, çukur ve tümsek aynalarda oluşan görüntüleri karşılaştırır. 1 0 1 0
Bitki ve hayvanlardaki üreme çeşitlerini karşılaştırır. 1 0 0 0
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 0 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF STS

ÇANAKKALE / BİGA / DUMLUPINAR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ECRİN TUĞAN 130 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
392,348 223,400 1 3 3 3 157

Puanı Hesaplanan: 77 77 77 4036

Katılımlar: 18 80 80 80 4055

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 13 1 12,67 84 5,78 6,16 7,68

SOSYAL BİLGİLER 10 8 1 7,67 77 3,17 3,61 4,67

Din K.ve A.B. 10 8 1 7,67 77 2,45 3,82 3,86

İngilizce 10 10 0 10,00 100 2,24 4,11 4,63

Matematik 15 10 0 10,00 67 1,52 1,11 1,59

Fen 15 10 2 9,33 62 2,91 3,56 4,22

Toplam: 75 59 5 57,33 76 18,06 22,37 26,64

Sözel (TÜR) BADBDdDCACBAC D

Cevap Anh. A BADBDADCACBACBD

Sözel (SOS) DBBB CAaCB

Cevap Anh. A DBBBDCADCB

Sözel (DİN) CBCACBD dD

Cevap Anh. A CBCACBDCAD

Sözel (İNG) DBCDBCDABA

Cevap Anh. A DBCDBCDABA

Sayısal (MAT) DCA BDA BA D  B

Cevap Anh. A DCACBDACBAADCBB

Sayısal (FEN) DbC C ABCA bBDA

Cevap Anh. A DCCDCBABCAADBDA

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 2 0 100
Konuşma 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Anlatım bozukluklarını tespit eder. 2 1 0 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Üretimde ve yönetimde toprağın önemini geçmişten ve günümüzden örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'nin üyesi olduğu uluslararası kuruluşlara örnekler verir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına ve sosyal yaşamdaki rollerine örnekler verir. 1 1 0 100
Demokrasinin ortaya çıkışını, gelişim evrelerini ve günümüzde ifade ettiği anlamları açıklar. 1 0 0 0
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Dinin farklı yorum biçimleri olabileceğinin farkına varır. 2 1 0 50
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) peygamberlik yönüyle ilgili özelliklerini ayırt eder. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Ahlaki Davranışlar 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 1 0 100
Students will be able to write short, simple messages about environment. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to recognize the names of the public buildings. 1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Dairenin ve daire diliminin alanını hesaplar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 0 50
Bir veri grubuna ilişkin daire grafiğini oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 1 0 100
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 0 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. 1 0 0 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Dikdörtgen, paralelkenar, yamuk ve eşkenar dörtgeni tanır; açı özelliklerini belirler. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 1 0
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 0 0 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
İnce ve kalın kenarlı merceklerin odak noktalarını deneyerek belirler. 1 0 0 0
Seri ve paralel bağlı ampullerden oluşan bir devre şeması çizer. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Düz, çukur ve tümsek aynalarda oluşan görüntüleri karşılaştırır. 1 1 0 100
Bitki ve hayvanlardaki üreme çeşitlerini karşılaştırır. 1 0 0 0
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF STS

ÇANAKKALE / BİGA / DUMLUPINAR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
EFLAL TOPRAKYARA 56 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
151,922 223,400 11 52 52 52 3157

Puanı Hesaplanan: 77 77 77 4036

Katılımlar: 18 80 80 80 4055

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 7 5 5,33 36 5,78 6,16 7,68

SOSYAL BİLGİLER 10 1 7 -1,33 -13 3,17 3,61 4,67

Din K.ve A.B. 10 2 5 0,33 3 2,45 3,82 3,86

İngilizce 10 2 5 0,33 3 2,24 4,11 4,63

Matematik 15 2 5 0,33 2 1,52 1,11 1,59

Fen 15 4 5 2,33 16 2,91 3,56 4,22

Toplam: 75 18 32 7,33 10 18,06 22,37 26,64

Sözel (TÜR) aADB dcC acA BD

Cevap Anh. A BADBDADCACBACBD

Sözel (SOS) bcd Dac dd

Cevap Anh. A DBBBDCADCB

Sözel (DİN) aBCd dc d 

Cevap Anh. A CBCACBDCAD

Sözel (İNG) caa ddD  A

Cevap Anh. A DBCDBCDABA

Sayısal (MAT)  b  dad c   CB 

Cevap Anh. A DCACBDACBAADCBB

Sayısal (FEN) b  aCdA  A  Bcb

Cevap Anh. A DCCDCBABCAADBDA

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 0 1 0
Konuşma 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 1 2 33
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 0 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Anlatım bozukluklarını tespit eder. 2 1 0 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Üretimde ve yönetimde toprağın önemini geçmişten ve günümüzden örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'nin üyesi olduğu uluslararası kuruluşlara örnekler verir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına ve sosyal yaşamdaki rollerine örnekler verir. 1 0 0 0
Demokrasinin ortaya çıkışını, gelişim evrelerini ve günümüzde ifade ettiği anlamları açıklar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 0 1 0
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 0 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
Dinin farklı yorum biçimleri olabileceğinin farkına varır. 2 0 0 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) peygamberlik yönüyle ilgili özelliklerini ayırt eder. 1 0 1 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Ahlaki Davranışlar 1 0 0 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 0 1 0
Students will be able to write short, simple messages about environment. 1 0 0 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to recognize the names of the public buildings. 1 0 0 0
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 0 0
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Dairenin ve daire diliminin alanını hesaplar. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 0 0
Bir veri grubuna ilişkin daire grafiğini oluşturur ve yorumlar. 1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 0 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. 1 0 0 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Dikdörtgen, paralelkenar, yamuk ve eşkenar dörtgeni tanır; açı özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 0 0
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 0 0 0
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 0 1 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
İnce ve kalın kenarlı merceklerin odak noktalarını deneyerek belirler. 1 0 1 0
Seri ve paralel bağlı ampullerden oluşan bir devre şeması çizer. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 0 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 0 0
Düz, çukur ve tümsek aynalarda oluşan görüntüleri karşılaştırır. 1 1 0 100
Bitki ve hayvanlardaki üreme çeşitlerini karşılaştırır. 1 0 0 0
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF STS

ÇANAKKALE / BİGA / DUMLUPINAR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
EMAN KENAR 136 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
93,927 223,400 17 71 71 71 3856

Puanı Hesaplanan: 77 77 77 4036

Katılımlar: 18 80 80 80 4055

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

SOSYAL BİLGİLER 10 1 0 1,00 10 3,17 3,61 4,67

Din K.ve A.B. 10 0 1 -0,33 -3 2,45 3,82 3,86

İngilizce 10 2 3 1,00 10 2,24 4,11 4,63

Matematik 15 0 2 -0,67 -4 1,52 1,11 1,59

Fen 15 0 2 -0,67 -4 2,91 3,56 4,22

Toplam: 75 3 8 0,33 0 18,06 22,37 26,64

Sözel (SOS)       A   

Cevap Anh. A DBBBDCADCB

Sözel (DİN)       a   

Cevap Anh. A CBCACBDCAD

Sözel (İNG)  Bb   Dc c

Cevap Anh. A DBCDBCDABA

Sayısal (MAT)   c   c        

Cevap Anh. A DCACBDACBAADCBB

Sayısal (FEN)     a        b 

Cevap Anh. A DCCDCBABCAADBDA

Soru No 123456789012345
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SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 0 0 0
Konuşma 1 0 0 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 0 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 0 0 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 0 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 0 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 0 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 0 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0
Anlatım bozukluklarını tespit eder. 2 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 0 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Üretimde ve yönetimde toprağın önemini geçmişten ve günümüzden örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'nin üyesi olduğu uluslararası kuruluşlara örnekler verir. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına ve sosyal yaşamdaki rollerine örnekler verir. 1 0 0 0
Demokrasinin ortaya çıkışını, gelişim evrelerini ve günümüzde ifade ettiği anlamları açıklar. 1 0 0 0
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 0 0 0
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 0 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 0 0 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 1 0 0 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 0 0
Dinin farklı yorum biçimleri olabileceğinin farkına varır. 2 0 0 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) peygamberlik yönüyle ilgili özelliklerini ayırt eder. 1 0 0 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Ahlaki Davranışlar 1 0 0 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 0 0 0
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 0 1 0
Students will be able to write short, simple messages about environment. 1 0 0 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 0 0 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to recognize the names of the public buildings. 1 0 1 0
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 0 0
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Dairenin ve daire diliminin alanını hesaplar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 0 0
Bir veri grubuna ilişkin daire grafiğini oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 0 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 0 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. 1 0 0 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Dikdörtgen, paralelkenar, yamuk ve eşkenar dörtgeni tanır; açı özelliklerini belirler. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 1 0 0 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 0 0
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 0 0 0
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 0 0 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
İnce ve kalın kenarlı merceklerin odak noktalarını deneyerek belirler. 1 0 0 0
Seri ve paralel bağlı ampullerden oluşan bir devre şeması çizer. 1 0 0 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 0 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 0 0
Düz, çukur ve tümsek aynalarda oluşan görüntüleri karşılaştırır. 1 0 0 0
Bitki ve hayvanlardaki üreme çeşitlerini karşılaştırır. 1 0 0 0
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 0 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF STS

ÇANAKKALE / BİGA / DUMLUPINAR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ESMA ÇALIŞKAN 248 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
223,419 223,400 7 36 36 36 1901

Puanı Hesaplanan: 77 77 77 4036

Katılımlar: 18 80 80 80 4055

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 12 1 11,67 78 5,78 6,16 7,68

SOSYAL BİLGİLER 10 3 4 1,67 17 3,17 3,61 4,67

Din K.ve A.B. 10 1 6 -1,00 -10 2,45 3,82 3,86

İngilizce 10 3 2 2,33 23 2,24 4,11 4,63

Matematik 15 2 4 0,67 4 1,52 1,11 1,59

Fen 15 6 3 5,00 33 2,91 3,56 4,22

Toplam: 75 27 20 20,33 27 18,06 22,37 26,64

Sözel (TÜR) BADBDA CAa ACBD

Cevap Anh. A BADBDADCACBACBD

Sözel (SOS) D Ba dAcd 

Cevap Anh. A DBBBDCADCB

Sözel (DİN) bc c ac Ab

Cevap Anh. A CBCACBDCAD

Sözel (İNG)  ab  CD  A

Cevap Anh. A DBCDBCDABA

Sayısal (MAT) Da   a    bDd  

Cevap Anh. A DCACBDACBAADCBB

Sayısal (FEN) D CD BA bc  d A

Cevap Anh. A DCCDCBABCAADBDA

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 2 0 100
Konuşma 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 1 1 33
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 0 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Anlatım bozukluklarını tespit eder. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Üretimde ve yönetimde toprağın önemini geçmişten ve günümüzden örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'nin üyesi olduğu uluslararası kuruluşlara örnekler verir. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına ve sosyal yaşamdaki rollerine örnekler verir. 1 0 1 0
Demokrasinin ortaya çıkışını, gelişim evrelerini ve günümüzde ifade ettiği anlamları açıklar. 1 0 0 0
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 0 1 0
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 0 0 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 1 0 0 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
Dinin farklı yorum biçimleri olabileceğinin farkına varır. 2 0 0 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) peygamberlik yönüyle ilgili özelliklerini ayırt eder. 1 0 1 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Ahlaki Davranışlar 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 0 0 0
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 0 1 0
Students will be able to write short, simple messages about environment. 1 0 0 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 0 0 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to recognize the names of the public buildings. 1 0 0 0
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Dairenin ve daire diliminin alanını hesaplar. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 0 0
Bir veri grubuna ilişkin daire grafiğini oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 0 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 0 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. 1 0 1 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Dikdörtgen, paralelkenar, yamuk ve eşkenar dörtgeni tanır; açı özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 0 0
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 1 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 0 0
İnce ve kalın kenarlı merceklerin odak noktalarını deneyerek belirler. 1 1 0 100
Seri ve paralel bağlı ampullerden oluşan bir devre şeması çizer. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 0 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Düz, çukur ve tümsek aynalarda oluşan görüntüleri karşılaştırır. 1 0 1 0
Bitki ve hayvanlardaki üreme çeşitlerini karşılaştırır. 1 0 0 0
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 0 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF STS

ÇANAKKALE / BİGA / DUMLUPINAR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
İBRAHİM EF E KOKU 153 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
263,428 223,400 3 19 19 19 1224

Puanı Hesaplanan: 77 77 77 4036

Katılımlar: 18 80 80 80 4055

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 11 0 11,00 73 5,78 6,16 7,68

SOSYAL BİLGİLER 10 6 3 5,00 50 3,17 3,61 4,67

Din K.ve A.B. 10 7 2 6,33 63 2,45 3,82 3,86

İngilizce 10 7 3 6,00 60 2,24 4,11 4,63

Matematik 15 3 4 1,67 11 1,52 1,11 1,59

Fen 15 7 5 5,33 36 2,91 3,56 4,22

Toplam: 75 41 17 35,33 47 18,06 22,37 26,64

Sözel (TÜR)  ADBDA  ACBAC D

Cevap Anh. A BADBDADCACBACBD

Sözel (SOS) cBBc CADbB

Cevap Anh. A DBBBDCADCB

Sözel (DİN) CBCcCBD dD

Cevap Anh. A CBCACBDCAD

Sözel (İNG) aabDBCDABA

Cevap Anh. A DBCDBCDABA

Sayısal (MAT)  C C aA  bb  c 

Cevap Anh. A DCACBDACBAADCBB

Sayısal (FEN) cbCcCc BCAADd  

Cevap Anh. A DCCDCBABCAADBDA

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 1 0 50
Konuşma 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 0 67
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 0 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Anlatım bozukluklarını tespit eder. 2 1 0 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Üretimde ve yönetimde toprağın önemini geçmişten ve günümüzden örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'nin üyesi olduğu uluslararası kuruluşlara örnekler verir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına ve sosyal yaşamdaki rollerine örnekler verir. 1 0 1 0
Demokrasinin ortaya çıkışını, gelişim evrelerini ve günümüzde ifade ettiği anlamları açıklar. 1 0 0 0
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
Dinin farklı yorum biçimleri olabileceğinin farkına varır. 2 1 0 50
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) peygamberlik yönüyle ilgili özelliklerini ayırt eder. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Ahlaki Davranışlar 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 0 1 0
Students will be able to write short, simple messages about environment. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to recognize the names of the public buildings. 1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 0 0
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Dairenin ve daire diliminin alanını hesaplar. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Bir veri grubuna ilişkin daire grafiğini oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 0 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. 1 0 1 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Dikdörtgen, paralelkenar, yamuk ve eşkenar dörtgeni tanır; açı özelliklerini belirler. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 1 0
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 0 1 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
İnce ve kalın kenarlı merceklerin odak noktalarını deneyerek belirler. 1 0 1 0
Seri ve paralel bağlı ampullerden oluşan bir devre şeması çizer. 1 0 0 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Düz, çukur ve tümsek aynalarda oluşan görüntüleri karşılaştırır. 1 1 0 100
Bitki ve hayvanlardaki üreme çeşitlerini karşılaştırır. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 0 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF STS

ÇANAKKALE / BİGA / DUMLUPINAR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
LEYLA KARACA 163 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
180,231 223,400 9 45 45 45 2704

Puanı Hesaplanan: 77 77 77 4036

Katılımlar: 18 80 80 80 4055

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 6 2 5,33 36 5,78 6,16 7,68

SOSYAL BİLGİLER 10 2 2 1,33 13 3,17 3,61 4,67

Din K.ve A.B. 10 3 3 2,00 20 2,45 3,82 3,86

İngilizce 10 2 3 1,00 10 2,24 4,11 4,63

Matematik 15 3 2 2,33 16 1,52 1,11 1,59

Fen 15 3 2 2,33 16 2,91 3,56 4,22

Toplam: 75 19 14 14,33 19 18,06 22,37 26,64

Sözel (TÜR)  A  D  C aBAb D

Cevap Anh. A BADBDADCACBACBD

Sözel (SOS) c  B  A b 

Cevap Anh. A DBBBDCADCB

Sözel (DİN)  dCA  b bD

Cevap Anh. A CBCACBDCAD

Sözel (İNG)  ad B  c A

Cevap Anh. A DBCDBCDABA

Sayısal (MAT)   c a   BA D   

Cevap Anh. A DCACBDACBAADCBB

Sayısal (FEN)   C  B  ac    A

Cevap Anh. A DCCDCBABCAADBDA

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 1 0 50
Konuşma 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 0 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 0 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 0 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Anlatım bozukluklarını tespit eder. 2 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Üretimde ve yönetimde toprağın önemini geçmişten ve günümüzden örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'nin üyesi olduğu uluslararası kuruluşlara örnekler verir. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına ve sosyal yaşamdaki rollerine örnekler verir. 1 1 0 100
Demokrasinin ortaya çıkışını, gelişim evrelerini ve günümüzde ifade ettiği anlamları açıklar. 1 0 0 0
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 0 0 0
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 0 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 0 0 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Dinin farklı yorum biçimleri olabileceğinin farkına varır. 2 0 0 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) peygamberlik yönüyle ilgili özelliklerini ayırt eder. 1 0 0 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Ahlaki Davranışlar 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 0 0 0
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 0 1 0
Students will be able to write short, simple messages about environment. 1 0 0 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 0 0
Students will be able to recognize the names of the public buildings. 1 0 1 0
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 0 0
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Dairenin ve daire diliminin alanını hesaplar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 0 50
Bir veri grubuna ilişkin daire grafiğini oluşturur ve yorumlar. 1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 0 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 0 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 0 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. 1 0 0 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Dikdörtgen, paralelkenar, yamuk ve eşkenar dörtgeni tanır; açı özelliklerini belirler. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 1 0 0 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 0 0
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 0 0 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 0 0
İnce ve kalın kenarlı merceklerin odak noktalarını deneyerek belirler. 1 1 0 100
Seri ve paralel bağlı ampullerden oluşan bir devre şeması çizer. 1 0 0 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 0 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Düz, çukur ve tümsek aynalarda oluşan görüntüleri karşılaştırır. 1 0 1 0
Bitki ve hayvanlardaki üreme çeşitlerini karşılaştırır. 1 0 0 0
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 0 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 0 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF STS

ÇANAKKALE / BİGA / DUMLUPINAR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MUSTAFA ALGIN 117 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
131,119 223,400 13 59 59 59 3448

Puanı Hesaplanan: 77 77 77 4036

Katılımlar: 18 80 80 80 4055

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 3 12 -1,00 -7 5,78 6,16 7,68

SOSYAL BİLGİLER 10 2 8 -0,67 -7 3,17 3,61 4,67

Din K.ve A.B. 10 3 7 0,67 7 2,45 3,82 3,86

İngilizce 10 0 10 -3,33 -33 2,24 4,11 4,63

Matematik 15 6 9 3,00 20 1,52 1,11 1,59

Fen 15 6 9 3,00 20 2,91 3,56 4,22

Toplam: 75 20 55 1,67 2 18,06 22,37 26,64

Sözel (TÜR) abcBaccdAdBdddb

Cevap Anh. A BADBDADCACBACBD

Sözel (SOS) DaccbadbCa

Cevap Anh. A DBBBDCADCB

Sözel (DİN) CdbcacDdAc

Cevap Anh. A CBCACBDCAD

Sözel (İNG) cadcddadab

Cevap Anh. A DBCDBCDABA

Sayısal (MAT) DCAbBDAaacbbbdd

Cevap Anh. A DCACBDACBAADCBB

Sayısal (FEN) bCCbadbBCdAbBad

Cevap Anh. A DCCDCBABCAADBDA

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 0 2 0
Konuşma 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 1 2 33
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Anlatım bozukluklarını tespit eder. 2 0 2 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Üretimde ve yönetimde toprağın önemini geçmişten ve günümüzden örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'nin üyesi olduğu uluslararası kuruluşlara örnekler verir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına ve sosyal yaşamdaki rollerine örnekler verir. 1 0 1 0
Demokrasinin ortaya çıkışını, gelişim evrelerini ve günümüzde ifade ettiği anlamları açıklar. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 0 1 0
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 1 0 1 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
Dinin farklı yorum biçimleri olabileceğinin farkına varır. 2 0 2 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) peygamberlik yönüyle ilgili özelliklerini ayırt eder. 1 0 1 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Ahlaki Davranışlar 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 0 1 0
Students will be able to write short, simple messages about environment. 1 0 1 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 1 0
Students will be able to recognize the names of the public buildings. 1 0 1 0
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Dairenin ve daire diliminin alanını hesaplar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 2 0
Bir veri grubuna ilişkin daire grafiğini oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 1 0 100
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. 1 0 1 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Dikdörtgen, paralelkenar, yamuk ve eşkenar dörtgeni tanır; açı özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 0 1 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
İnce ve kalın kenarlı merceklerin odak noktalarını deneyerek belirler. 1 0 1 0
Seri ve paralel bağlı ampullerden oluşan bir devre şeması çizer. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Düz, çukur ve tümsek aynalarda oluşan görüntüleri karşılaştırır. 1 0 1 0
Bitki ve hayvanlardaki üreme çeşitlerini karşılaştırır. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF STS

ÇANAKKALE / BİGA / DUMLUPINAR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
YİĞİTBORA A 155 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
301,148 223,400 2 8 8 8 769

Puanı Hesaplanan: 77 77 77 4036

Katılımlar: 18 80 80 80 4055

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 10 5 8,33 56 5,78 6,16 7,68

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 3,17 3,61 4,67

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 2,45 3,82 3,86

İngilizce 10 8 2 7,33 73 2,24 4,11 4,63

Matematik 15 4 7 1,67 11 1,52 1,11 1,59

Fen 15 12 3 11,00 73 2,91 3,56 4,22

Toplam: 75 51 20 44,33 59 18,06 22,37 26,64

Sözel (TÜR) cADBcAbaAdBACBD

Cevap Anh. A BADBDADCACBACBD

Sözel (SOS) DBBBbCADCB

Cevap Anh. A DBBBDCADCB

Sözel (DİN) CBCcCBDbAD

Cevap Anh. A CBCACBDCAD

Sözel (İNG) DBbDBCDAcA

Cevap Anh. A DBCDBCDABA

Sayısal (MAT) DbAda d BbA ba 

Cevap Anh. A DCACBDACBAADCBB

Sayısal (FEN) DCCDCBcBCcADdDA

Cevap Anh. A DCCDCBABCAADBDA

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 0 2 0
Konuşma 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 1 2 33
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Anlatım bozukluklarını tespit eder. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Üretimde ve yönetimde toprağın önemini geçmişten ve günümüzden örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'nin üyesi olduğu uluslararası kuruluşlara örnekler verir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına ve sosyal yaşamdaki rollerine örnekler verir. 1 1 0 100
Demokrasinin ortaya çıkışını, gelişim evrelerini ve günümüzde ifade ettiği anlamları açıklar. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
Dinin farklı yorum biçimleri olabileceğinin farkına varır. 2 1 1 50
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) peygamberlik yönüyle ilgili özelliklerini ayırt eder. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Ahlaki Davranışlar 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 0 1 0
Students will be able to write short, simple messages about environment. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to recognize the names of the public buildings. 1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Dairenin ve daire diliminin alanını hesaplar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 2 0
Bir veri grubuna ilişkin daire grafiğini oluşturur ve yorumlar. 1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 0 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 0 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. 1 1 0 100
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Dikdörtgen, paralelkenar, yamuk ve eşkenar dörtgeni tanır; açı özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 1 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
İnce ve kalın kenarlı merceklerin odak noktalarını deneyerek belirler. 1 1 0 100
Seri ve paralel bağlı ampullerden oluşan bir devre şeması çizer. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Düz, çukur ve tümsek aynalarda oluşan görüntüleri karşılaştırır. 1 0 1 0
Bitki ve hayvanlardaki üreme çeşitlerini karşılaştırır. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF STS

ÇANAKKALE / BİGA / DUMLUPINAR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUFCAN DEMİR 227 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
149,594 223,400 12 53 53 53 3187

Puanı Hesaplanan: 77 77 77 4036

Katılımlar: 18 80 80 80 4055

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 7 3 6,00 40 5,78 6,16 7,68

SOSYAL BİLGİLER 10 3 2 2,33 23 3,17 3,61 4,67

Din K.ve A.B. 10 1 1 0,67 7 2,45 3,82 3,86

İngilizce 10 2 3 1,00 10 2,24 4,11 4,63

Matematik 15 1 4 -0,33 -2 1,52 1,11 1,59

Fen 15 3 7 0,67 4 2,91 3,56 4,22

Toplam: 75 17 20 10,33 14 18,06 22,37 26,64

Sözel (TÜR) BADB Ac AdB b  

Cevap Anh. A BADBDADCACBACBD

Sözel (SOS) D BBaa    

Cevap Anh. A DBBBDCADCB

Sözel (DİN)    c     D

Cevap Anh. A CBCACBDCAD

Sözel (İNG) Dab B a   

Cevap Anh. A DBCDBCDABA

Sayısal (MAT) ba       bA b  

Cevap Anh. A DCACBDACBAADCBB

Sayısal (FEN) cabbdBbBa   B  

Cevap Anh. A DCCDCBABCAADBDA

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 1 0 50
Konuşma 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 1 2 33
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 0 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0
Anlatım bozukluklarını tespit eder. 2 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 0 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Üretimde ve yönetimde toprağın önemini geçmişten ve günümüzden örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'nin üyesi olduğu uluslararası kuruluşlara örnekler verir. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına ve sosyal yaşamdaki rollerine örnekler verir. 1 1 0 100
Demokrasinin ortaya çıkışını, gelişim evrelerini ve günümüzde ifade ettiği anlamları açıklar. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 0 1 0
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 0 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 0 0 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 1 0 0 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
Dinin farklı yorum biçimleri olabileceğinin farkına varır. 2 0 0 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) peygamberlik yönüyle ilgili özelliklerini ayırt eder. 1 0 0 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 0 0
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Ahlaki Davranışlar 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 0 1 0
Students will be able to write short, simple messages about environment. 1 0 0 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 1 0
Students will be able to recognize the names of the public buildings. 1 0 0 0
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 1 0
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Dairenin ve daire diliminin alanını hesaplar. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 1 0
Bir veri grubuna ilişkin daire grafiğini oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 0 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 0 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 0 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. 1 1 0 100
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Dikdörtgen, paralelkenar, yamuk ve eşkenar dörtgeni tanır; açı özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 1 0
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 0 1 0
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 0 1 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
İnce ve kalın kenarlı merceklerin odak noktalarını deneyerek belirler. 1 1 0 100
Seri ve paralel bağlı ampullerden oluşan bir devre şeması çizer. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Düz, çukur ve tümsek aynalarda oluşan görüntüleri karşılaştırır. 1 0 0 0
Bitki ve hayvanlardaki üreme çeşitlerini karşılaştırır. 1 0 0 0
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 0 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF STS

ÇANAKKALE / BİGA / DUMLUPINAR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ZEHRA ÖZKAN 231 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
237,090 223,400 6 31 31 31 1662

Puanı Hesaplanan: 77 77 77 4036

Katılımlar: 18 80 80 80 4055

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 12 3 11,00 73 5,78 6,16 7,68

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 3,17 3,61 4,67

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 2,45 3,82 3,86

İngilizce 10 8 2 7,33 73 2,24 4,11 4,63

Matematik 15 1 1 0,67 4 1,52 1,11 1,59

Fen 15 2 1 1,67 11 2,91 3,56 4,22

Toplam: 75 38 12 34,00 45 18,06 22,37 26,64

Sözel (TÜR) BADBDAcaACBcCBD

Cevap Anh. A BADBDADCACBACBD

Sözel (SOS) DBBBcCAbCB

Cevap Anh. A DBBBDCADCB

Sözel (DİN) CBCAaBbCdD

Cevap Anh. A CBCACBDCAD

Sözel (İNG) DBbDBdDABA

Cevap Anh. A DBCDBCDABA

Sayısal (MAT)     d  C       

Cevap Anh. A DCACBDACBAADCBB

Sayısal (FEN)   C    Bd      

Cevap Anh. A DCCDCBABCAADBDA

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 2 0 100
Konuşma 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Anlatım bozukluklarını tespit eder. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Üretimde ve yönetimde toprağın önemini geçmişten ve günümüzden örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'nin üyesi olduğu uluslararası kuruluşlara örnekler verir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına ve sosyal yaşamdaki rollerine örnekler verir. 1 1 0 100
Demokrasinin ortaya çıkışını, gelişim evrelerini ve günümüzde ifade ettiği anlamları açıklar. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Dinin farklı yorum biçimleri olabileceğinin farkına varır. 2 1 1 50
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) peygamberlik yönüyle ilgili özelliklerini ayırt eder. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Ahlaki Davranışlar 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 0 1 0
Students will be able to write short, simple messages about environment. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to recognize the names of the public buildings. 1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 0 0
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Dairenin ve daire diliminin alanını hesaplar. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 0 0
Bir veri grubuna ilişkin daire grafiğini oluşturur ve yorumlar. 1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 0 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 0 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. 1 0 0 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Dikdörtgen, paralelkenar, yamuk ve eşkenar dörtgeni tanır; açı özelliklerini belirler. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 1 0 0 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 0 0
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 0 0 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 0 0
İnce ve kalın kenarlı merceklerin odak noktalarını deneyerek belirler. 1 0 0 0
Seri ve paralel bağlı ampullerden oluşan bir devre şeması çizer. 1 0 0 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Düz, çukur ve tümsek aynalarda oluşan görüntüleri karşılaştırır. 1 0 0 0
Bitki ve hayvanlardaki üreme çeşitlerini karşılaştırır. 1 0 0 0
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 0 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 0 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF STS

ÇANAKKALE / BİGA / DUMLUPINAR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
BEKİR ÖKSÜZ 117 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
86,289 223,400 17 72 72 72 3911

Puanı Hesaplanan: 77 77 77 4036

Katılımlar: 20 80 80 80 4055

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 1 14 -3,67 -24 5,05 6,16 7,68

SOSYAL BİLGİLER 10 0 10 -3,33 -33 3,73 3,61 4,67

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 4,22 3,82 3,86

İngilizce 10 2 8 -0,67 -7 3,05 4,11 4,63

Matematik 15 4 11 0,33 2 0,22 1,11 1,59

Fen 15 5 10 1,67 11 1,93 3,56 4,22

Toplam: 75 16 59 -3,67 -5 18,20 22,37 26,64

Sözel (TÜR) dbaBadcadbabdac

Cevap Anh. A BADBDADCACBACBD

Sözel (SOS) acadbdcada

Cevap Anh. A DBBBDCADCB

Sözel (DİN) CdadadbCAD

Cevap Anh. A CBCACBDCAD

Sözel (İNG) adbDaCbddb

Cevap Anh. A DBCDBCDABA

Sayısal (MAT) badacDAbBdAcacd

Cevap Anh. A DCACBDACBAADCBB

Sayısal (FEN) cdaDdBAcdAbbdcA

Cevap Anh. A DCCDCBABCAADBDA

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 0 2 0
Konuşma 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 1 2 33
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Anlatım bozukluklarını tespit eder. 2 0 2 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Üretimde ve yönetimde toprağın önemini geçmişten ve günümüzden örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'nin üyesi olduğu uluslararası kuruluşlara örnekler verir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına ve sosyal yaşamdaki rollerine örnekler verir. 1 0 1 0
Demokrasinin ortaya çıkışını, gelişim evrelerini ve günümüzde ifade ettiği anlamları açıklar. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 0 1 0
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 1 0 1 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
Dinin farklı yorum biçimleri olabileceğinin farkına varır. 2 1 1 50
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) peygamberlik yönüyle ilgili özelliklerini ayırt eder. 1 0 1 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Ahlaki Davranışlar 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 0 1 0
Students will be able to write short, simple messages about environment. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 1 0
Students will be able to recognize the names of the public buildings. 1 0 1 0
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 1 0
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Dairenin ve daire diliminin alanını hesaplar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 2 0
Bir veri grubuna ilişkin daire grafiğini oluşturur ve yorumlar. 1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 1 0 100
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. 1 1 0 100
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Dikdörtgen, paralelkenar, yamuk ve eşkenar dörtgeni tanır; açı özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 1 0
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 0 1 0
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 1 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
İnce ve kalın kenarlı merceklerin odak noktalarını deneyerek belirler. 1 1 0 100
Seri ve paralel bağlı ampullerden oluşan bir devre şeması çizer. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Düz, çukur ve tümsek aynalarda oluşan görüntüleri karşılaştırır. 1 1 0 100
Bitki ve hayvanlardaki üreme çeşitlerini karşılaştırır. 1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF STS

ÇANAKKALE / BİGA / DUMLUPINAR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
BEREN AŞCI 113 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
254,216 223,400 5 24 24 24 1377

Puanı Hesaplanan: 77 77 77 4036

Katılımlar: 20 80 80 80 4055

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 12 2 11,33 76 5,05 6,16 7,68

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 3,73 3,61 4,67

Din K.ve A.B. 10 7 2 6,33 63 4,22 3,82 3,86

İngilizce 10 8 2 7,33 73 3,05 4,11 4,63

Matematik 15 1 1 0,67 4 0,22 1,11 1,59

Fen 15 6 7 3,67 24 1,93 3,56 4,22

Toplam: 75 42 16 36,67 49 18,20 22,37 26,64

Sözel (TÜR)  ADBDAbCACBACcD

Cevap Anh. A BADBDADCACBACBD

Sözel (SOS) bBBBDCADaB

Cevap Anh. A DBBBDCADCB

Sözel (DİN) aBCAdBD AD

Cevap Anh. A CBCACBDCAD

Sözel (İNG) DBbDBdDABA

Cevap Anh. A DBCDBCDABA

Sayısal (MAT) D   d          

Cevap Anh. A DCACBDACBAADCBB

Sayısal (FEN) caCDd cBCcbbB A

Cevap Anh. A DCCDCBABCAADBDA

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 1 0 50
Konuşma 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Anlatım bozukluklarını tespit eder. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Üretimde ve yönetimde toprağın önemini geçmişten ve günümüzden örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'nin üyesi olduğu uluslararası kuruluşlara örnekler verir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına ve sosyal yaşamdaki rollerine örnekler verir. 1 1 0 100
Demokrasinin ortaya çıkışını, gelişim evrelerini ve günümüzde ifade ettiği anlamları açıklar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Dinin farklı yorum biçimleri olabileceğinin farkına varır. 2 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) peygamberlik yönüyle ilgili özelliklerini ayırt eder. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Ahlaki Davranışlar 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 0 1 0
Students will be able to write short, simple messages about environment. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to recognize the names of the public buildings. 1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Dairenin ve daire diliminin alanını hesaplar. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 0 0
Bir veri grubuna ilişkin daire grafiğini oluşturur ve yorumlar. 1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 0 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 0 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 0 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. 1 0 0 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Dikdörtgen, paralelkenar, yamuk ve eşkenar dörtgeni tanır; açı özelliklerini belirler. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 1 0
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 1 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
İnce ve kalın kenarlı merceklerin odak noktalarını deneyerek belirler. 1 0 0 0
Seri ve paralel bağlı ampullerden oluşan bir devre şeması çizer. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Düz, çukur ve tümsek aynalarda oluşan görüntüleri karşılaştırır. 1 0 1 0
Bitki ve hayvanlardaki üreme çeşitlerini karşılaştırır. 1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 0 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF STS

ÇANAKKALE / BİGA / DUMLUPINAR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
C ECRİN GÜNGÖR 805 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
259,071 223,400 3 20 20 20 1287

Puanı Hesaplanan: 77 77 77 4036

Katılımlar: 20 80 80 80 4055

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 11 4 9,67 64 5,05 6,16 7,68

SOSYAL BİLGİLER 10 7 3 6,00 60 3,73 3,61 4,67

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 4,22 3,82 3,86

İngilizce 10 9 1 8,67 87 3,05 4,11 4,63

Matematik 15 0 3 -1,00 -7 0,22 1,11 1,59

Fen 15 9 6 7,00 47 1,93 3,56 4,22

Toplam: 75 45 18 39,00 52 18,20 22,37 26,64

Sözel (TÜR) BAaBcAbCAaBACBD

Cevap Anh. A BADBDADCACBACBD

Sözel (SOS) DBBBDCAada

Cevap Anh. A DBBBDCADCB

Sözel (DİN) CBdACBDCAD

Cevap Anh. A CBCACBDCAD

Sözel (İNG) DBbDBCDABA

Cevap Anh. A DBCDBCDABA

Sayısal (MAT)     d    b  d  

Cevap Anh. A DCACBDACBAADCBB

Sayısal (FEN) DaCaCBcBCAcbBbA

Cevap Anh. A DCCDCBABCAADBDA

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 1 1 50
Konuşma 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 1 2 33
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Anlatım bozukluklarını tespit eder. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Üretimde ve yönetimde toprağın önemini geçmişten ve günümüzden örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'nin üyesi olduğu uluslararası kuruluşlara örnekler verir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına ve sosyal yaşamdaki rollerine örnekler verir. 1 1 0 100
Demokrasinin ortaya çıkışını, gelişim evrelerini ve günümüzde ifade ettiği anlamları açıklar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 1 0 1 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Dinin farklı yorum biçimleri olabileceğinin farkına varır. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) peygamberlik yönüyle ilgili özelliklerini ayırt eder. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Ahlaki Davranışlar 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 0 1 0
Students will be able to write short, simple messages about environment. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to recognize the names of the public buildings. 1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 0 0
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Dairenin ve daire diliminin alanını hesaplar. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 1 0
Bir veri grubuna ilişkin daire grafiğini oluşturur ve yorumlar. 1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 0 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 0 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 0 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. 1 0 0 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Dikdörtgen, paralelkenar, yamuk ve eşkenar dörtgeni tanır; açı özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 1 0
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 0 1 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
İnce ve kalın kenarlı merceklerin odak noktalarını deneyerek belirler. 1 1 0 100
Seri ve paralel bağlı ampullerden oluşan bir devre şeması çizer. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Düz, çukur ve tümsek aynalarda oluşan görüntüleri karşılaştırır. 1 1 0 100
Bitki ve hayvanlardaki üreme çeşitlerini karşılaştırır. 1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF STS

ÇANAKKALE / BİGA / DUMLUPINAR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
HAMZA ŞAKAR 139 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
198,351 223,400 8 40 40 40 2369

Puanı Hesaplanan: 77 77 77 4036

Katılımlar: 20 80 80 80 4055

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 9 6 7,00 47 5,05 6,16 7,68

SOSYAL BİLGİLER 10 8 1 7,67 77 3,73 3,61 4,67

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 4,22 3,82 3,86

İngilizce 10 5 4 3,67 37 3,05 4,11 4,63

Matematik 15 4 4 2,67 18 0,22 1,11 1,59

Fen 15 1 8 -1,67 -11 1,93 3,56 4,22

Toplam: 75 35 25 26,67 36 18,20 22,37 26,64

Sözel (TÜR) BAaBcADCAbdcCcD

Cevap Anh. A BADBDADCACBACBD

Sözel (SOS) cBBBD ADCB

Cevap Anh. A DBBBDCADCB

Sözel (DİN) CBCAdBaCAD

Cevap Anh. A CBCACBDCAD

Sözel (İNG)  BbaBdDdBA

Cevap Anh. A DBCDBCDABA

Sayısal (MAT) aC dBDAbc      

Cevap Anh. A DCACBDACBAADCBB

Sayısal (FEN) bCabdac bc     

Cevap Anh. A DCCDCBABCAADBDA

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 1 1 50
Konuşma 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Anlatım bozukluklarını tespit eder. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Üretimde ve yönetimde toprağın önemini geçmişten ve günümüzden örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'nin üyesi olduğu uluslararası kuruluşlara örnekler verir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına ve sosyal yaşamdaki rollerine örnekler verir. 1 1 0 100
Demokrasinin ortaya çıkışını, gelişim evrelerini ve günümüzde ifade ettiği anlamları açıklar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 0 0 0
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Dinin farklı yorum biçimleri olabileceğinin farkına varır. 2 1 1 50
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) peygamberlik yönüyle ilgili özelliklerini ayırt eder. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Ahlaki Davranışlar 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 0 0 0
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 0 1 0
Students will be able to write short, simple messages about environment. 1 0 1 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to recognize the names of the public buildings. 1 0 1 0
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 1 0
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Dairenin ve daire diliminin alanını hesaplar. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 1 0
Bir veri grubuna ilişkin daire grafiğini oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 1 0 100
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. 1 0 0 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Dikdörtgen, paralelkenar, yamuk ve eşkenar dörtgeni tanır; açı özelliklerini belirler. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 0 1 0
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 0 1 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
İnce ve kalın kenarlı merceklerin odak noktalarını deneyerek belirler. 1 0 1 0
Seri ve paralel bağlı ampullerden oluşan bir devre şeması çizer. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 0 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Düz, çukur ve tümsek aynalarda oluşan görüntüleri karşılaştırır. 1 0 1 0
Bitki ve hayvanlardaki üreme çeşitlerini karşılaştırır. 1 0 0 0
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 0 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 0 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF STS

ÇANAKKALE / BİGA / DUMLUPINAR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
HÜSEYİNCAN KURU 151 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
121,079 223,400 14 62 62 62 3579

Puanı Hesaplanan: 77 77 77 4036

Katılımlar: 20 80 80 80 4055

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 3 12 -1,00 -7 5,05 6,16 7,68

SOSYAL BİLGİLER 10 5 5 3,33 33 3,73 3,61 4,67

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 4,22 3,82 3,86

İngilizce 10 1 4 -0,33 -3 3,05 4,11 4,63

Matematik 15 5 10 1,67 11 0,22 1,11 1,59

Fen 15 4 11 0,33 2 1,93 3,56 4,22

Toplam: 75 22 48 6,00 8 18,20 22,37 26,64

Sözel (TÜR) dcDdcbcbcbcbCBb

Cevap Anh. A BADBDADCACBACBD

Sözel (SOS) cdBBadADaB

Cevap Anh. A DBBBDCADCB

Sözel (DİN) CBCdadbdAa

Cevap Anh. A CBCACBDCAD

Sözel (İNG) bcbcB     

Cevap Anh. A DBCDBCDABA

Sayısal (MAT) bbcCBcbCcbdbCBc

Cevap Anh. A DCACBDACBAADCBB

Sayısal (FEN) cbbcdBcBCbcDcbb

Cevap Anh. A DCCDCBABCAADBDA

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 0 2 0
Konuşma 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 0 3 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Anlatım bozukluklarını tespit eder. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Üretimde ve yönetimde toprağın önemini geçmişten ve günümüzden örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'nin üyesi olduğu uluslararası kuruluşlara örnekler verir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına ve sosyal yaşamdaki rollerine örnekler verir. 1 1 0 100
Demokrasinin ortaya çıkışını, gelişim evrelerini ve günümüzde ifade ettiği anlamları açıklar. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 0 1 0
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
Dinin farklı yorum biçimleri olabileceğinin farkına varır. 2 0 2 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) peygamberlik yönüyle ilgili özelliklerini ayırt eder. 1 0 1 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Ahlaki Davranışlar 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 0 1 0
Students will be able to write short, simple messages about environment. 1 0 1 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 0 0
Students will be able to recognize the names of the public buildings. 1 0 0 0
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 1 0
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Dairenin ve daire diliminin alanını hesaplar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Bir veri grubuna ilişkin daire grafiğini oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. 1 0 1 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Dikdörtgen, paralelkenar, yamuk ve eşkenar dörtgeni tanır; açı özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 1 0
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 0 1 0
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 0 1 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
İnce ve kalın kenarlı merceklerin odak noktalarını deneyerek belirler. 1 1 0 100
Seri ve paralel bağlı ampullerden oluşan bir devre şeması çizer. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Düz, çukur ve tümsek aynalarda oluşan görüntüleri karşılaştırır. 1 0 1 0
Bitki ve hayvanlardaki üreme çeşitlerini karşılaştırır. 1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF STS

ÇANAKKALE / BİGA / DUMLUPINAR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
İBRAHİM BA RAN 0 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
149,019 223,400 11 54 54 54 3197

Puanı Hesaplanan: 77 77 77 4036

Katılımlar: 20 80 80 80 4055

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 7 6 5,00 33 5,05 6,16 7,68

SOSYAL BİLGİLER 10 5 5 3,33 33 3,73 3,61 4,67

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 4,22 3,82 3,86

İngilizce 10 4 1 3,67 37 3,05 4,11 4,63

Matematik 15 0 1 -0,33 -2 0,22 1,11 1,59

Fen 15 3 11 -0,67 -4 1,93 3,56 4,22

Toplam: 75 24 29 14,33 19 18,20 22,37 26,64

Sözel (TÜR)  AcB AcCAbdcdBD

Cevap Anh. A BADBDADCACBACBD

Sözel (SOS) DaBBaaAcbB

Cevap Anh. A DBBBDCADCB

Sözel (DİN) CBdcbBbdAD

Cevap Anh. A CBCACBDCAD

Sözel (İNG)  Bb  CD  A

Cevap Anh. A DBCDBCDABA

Sayısal (MAT)     c          

Cevap Anh. A DCACBDACBAADCBB

Sayısal (FEN) cab dcdBCAdbdad

Cevap Anh. A DCCDCBABCAADBDA

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 0 0 0
Konuşma 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 1 2 33
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Anlatım bozukluklarını tespit eder. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Üretimde ve yönetimde toprağın önemini geçmişten ve günümüzden örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'nin üyesi olduğu uluslararası kuruluşlara örnekler verir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına ve sosyal yaşamdaki rollerine örnekler verir. 1 1 0 100
Demokrasinin ortaya çıkışını, gelişim evrelerini ve günümüzde ifade ettiği anlamları açıklar. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 0 1 0
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 1 0 1 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
Dinin farklı yorum biçimleri olabileceğinin farkına varır. 2 0 2 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) peygamberlik yönüyle ilgili özelliklerini ayırt eder. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Ahlaki Davranışlar 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 0 0 0
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 0 1 0
Students will be able to write short, simple messages about environment. 1 0 0 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 0 0 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to recognize the names of the public buildings. 1 0 0 0
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 0 0
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Dairenin ve daire diliminin alanını hesaplar. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 0 0
Bir veri grubuna ilişkin daire grafiğini oluşturur ve yorumlar. 1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 0 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 0 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 0 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. 1 0 0 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Dikdörtgen, paralelkenar, yamuk ve eşkenar dörtgeni tanır; açı özelliklerini belirler. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 1 0
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 0 1 0
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 0 0 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
İnce ve kalın kenarlı merceklerin odak noktalarını deneyerek belirler. 1 0 1 0
Seri ve paralel bağlı ampullerden oluşan bir devre şeması çizer. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Düz, çukur ve tümsek aynalarda oluşan görüntüleri karşılaştırır. 1 1 0 100
Bitki ve hayvanlardaki üreme çeşitlerini karşılaştırır. 1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF STS

ÇANAKKALE / BİGA / DUMLUPINAR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
İDİL ÇEV*M 154 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
53,110 223,400 20 77 77 77 4028

Puanı Hesaplanan: 77 77 77 4036

Katılımlar: 20 80 80 80 4055

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 3 12 -1,00 -7 5,05 6,16 7,68

SOSYAL BİLGİLER 10 0 10 -3,33 -33 3,73 3,61 4,67

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 4,22 3,82 3,86

İngilizce 10 3 7 0,67 7 3,05 4,11 4,63

Matematik 15 0 8 -2,67 -18 0,22 1,11 1,59

Fen 15 2 13 -2,33 -16 1,93 3,56 4,22

Toplam: 75 12 56 -6,67 -9 18,20 22,37 26,64

Sözel (TÜR) cbccDAbdAacbdab

Cevap Anh. A BADBDADCACBACBD

Sözel (SOS) bcadadcabd

Cevap Anh. A DBBBDCADCB

Sözel (DİN) aBdbaBDbAc

Cevap Anh. A CBCACBDCAD

Sözel (İNG) cBCaBaacdb

Cevap Anh. A DBCDBCDABA

Sayısal (MAT) bbdacacb       

Cevap Anh. A DCACBDACBAADCBB

Sayısal (FEN) baCababdaAcacbd

Cevap Anh. A DCCDCBABCAADBDA

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 1 1 50
Konuşma 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 0 3 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Anlatım bozukluklarını tespit eder. 2 0 2 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Üretimde ve yönetimde toprağın önemini geçmişten ve günümüzden örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'nin üyesi olduğu uluslararası kuruluşlara örnekler verir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına ve sosyal yaşamdaki rollerine örnekler verir. 1 0 1 0
Demokrasinin ortaya çıkışını, gelişim evrelerini ve günümüzde ifade ettiği anlamları açıklar. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 0 1 0
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 1 0 1 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
Dinin farklı yorum biçimleri olabileceğinin farkına varır. 2 0 2 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) peygamberlik yönüyle ilgili özelliklerini ayırt eder. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Ahlaki Davranışlar 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 1 0 100
Students will be able to write short, simple messages about environment. 1 0 1 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 1 0
Students will be able to recognize the names of the public buildings. 1 0 1 0
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 1 0
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Dairenin ve daire diliminin alanını hesaplar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 1 0
Bir veri grubuna ilişkin daire grafiğini oluşturur ve yorumlar. 1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. 1 0 0 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Dikdörtgen, paralelkenar, yamuk ve eşkenar dörtgeni tanır; açı özelliklerini belirler. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 1 0
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 0 1 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
İnce ve kalın kenarlı merceklerin odak noktalarını deneyerek belirler. 1 0 1 0
Seri ve paralel bağlı ampullerden oluşan bir devre şeması çizer. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Düz, çukur ve tümsek aynalarda oluşan görüntüleri karşılaştırır. 1 1 0 100
Bitki ve hayvanlardaki üreme çeşitlerini karşılaştırır. 1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF STS

ÇANAKKALE / BİGA / DUMLUPINAR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
IRMAK ÖZGÜR 152 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
84,696 223,400 19 74 74 74 3926

Puanı Hesaplanan: 77 77 77 4036

Katılımlar: 20 80 80 80 4055

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 5 10 1,67 11 5,05 6,16 7,68

SOSYAL BİLGİLER 10 3 3 2,00 20 3,73 3,61 4,67

Din K.ve A.B. 10 0 6 -2,00 -20 4,22 3,82 3,86

İngilizce 10 1 5 -0,67 -7 3,05 4,11 4,63

Matematik 15 0 7 -2,33 -16 0,22 1,11 1,59

Fen 15 1 5 -0,67 -4 1,93 3,56 4,22

Toplam: 75 10 36 -2,00 -3 18,20 22,37 26,64

Sözel (TÜR) aADBcbDacdaAbda

Cevap Anh. A BADBDADCACBACBD

Sözel (SOS) bdB   ADa 

Cevap Anh. A DBBBDCADCB

Sözel (DİN) bdbb  a d 

Cevap Anh. A CBCACBDCAD

Sözel (İNG)  d Da  bcd

Cevap Anh. A DBCDBCDABA

Sayısal (MAT) abbd a  c b    

Cevap Anh. A DCACBDACBAADCBB

Sayısal (FEN) a b   cc c  B  

Cevap Anh. A DCCDCBABCAADBDA

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 0 2 0
Konuşma 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Anlatım bozukluklarını tespit eder. 2 0 2 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Üretimde ve yönetimde toprağın önemini geçmişten ve günümüzden örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'nin üyesi olduğu uluslararası kuruluşlara örnekler verir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına ve sosyal yaşamdaki rollerine örnekler verir. 1 0 0 0
Demokrasinin ortaya çıkışını, gelişim evrelerini ve günümüzde ifade ettiği anlamları açıklar. 1 0 0 0
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 0 0 0
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 0 0 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 1 0 1 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
Dinin farklı yorum biçimleri olabileceğinin farkına varır. 2 0 0 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) peygamberlik yönüyle ilgili özelliklerini ayırt eder. 1 0 0 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Ahlaki Davranışlar 1 0 0 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 0 0 0
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 0 0 0
Students will be able to write short, simple messages about environment. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 0 0
Students will be able to recognize the names of the public buildings. 1 0 1 0
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 1 0
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Dairenin ve daire diliminin alanını hesaplar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 1 0
Bir veri grubuna ilişkin daire grafiğini oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 0 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 0 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. 1 0 1 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Dikdörtgen, paralelkenar, yamuk ve eşkenar dörtgeni tanır; açı özelliklerini belirler. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 0 0
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 0 1 0
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 0 0 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 0 0
İnce ve kalın kenarlı merceklerin odak noktalarını deneyerek belirler. 1 0 0 0
Seri ve paralel bağlı ampullerden oluşan bir devre şeması çizer. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 0 0
Düz, çukur ve tümsek aynalarda oluşan görüntüleri karşılaştırır. 1 0 1 0
Bitki ve hayvanlardaki üreme çeşitlerini karşılaştırır. 1 0 0 0
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 0 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF STS

ÇANAKKALE / BİGA / DUMLUPINAR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMET ESEN 725 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
85,177 223,400 18 73 73 73 3923

Puanı Hesaplanan: 77 77 77 4036

Katılımlar: 20 80 80 80 4055

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 2 13 -2,33 -16 5,05 6,16 7,68

SOSYAL BİLGİLER 10 4 6 2,00 20 3,73 3,61 4,67

Din K.ve A.B. 10 1 9 -2,00 -20 4,22 3,82 3,86

İngilizce 10 1 9 -2,00 -20 3,05 4,11 4,63

Matematik 15 4 11 0,33 2 0,22 1,11 1,59

Fen 15 4 11 0,33 2 1,93 3,56 4,22

Toplam: 75 16 59 -3,67 -5 18,20 22,37 26,64

Sözel (TÜR) abacacadACacdab

Cevap Anh. A BADBDADCACBACBD

Sözel (SOS) aBdBcacDaB

Cevap Anh. A DBBBDCADCB

Sözel (DİN) bdbdbcadbD

Cevap Anh. A CBCACBDCAD

Sözel (İNG) Dabcdacbac

Cevap Anh. A DBCDBCDABA

Sayısal (MAT) abAdabcaBdAbdcB

Cevap Anh. A DCACBDACBAADCBB

Sayısal (FEN) abCDadcBadbadbA

Cevap Anh. A DCCDCBABCAADBDA

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 0 2 0
Konuşma 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 1 2 33
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Anlatım bozukluklarını tespit eder. 2 0 2 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Üretimde ve yönetimde toprağın önemini geçmişten ve günümüzden örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'nin üyesi olduğu uluslararası kuruluşlara örnekler verir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına ve sosyal yaşamdaki rollerine örnekler verir. 1 1 0 100
Demokrasinin ortaya çıkışını, gelişim evrelerini ve günümüzde ifade ettiği anlamları açıklar. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 0 1 0
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 1 0 1 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
Dinin farklı yorum biçimleri olabileceğinin farkına varır. 2 0 2 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) peygamberlik yönüyle ilgili özelliklerini ayırt eder. 1 0 1 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Ahlaki Davranışlar 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 0 1 0
Students will be able to write short, simple messages about environment. 1 0 1 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 1 0
Students will be able to recognize the names of the public buildings. 1 0 1 0
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 1 0
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Dairenin ve daire diliminin alanını hesaplar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 2 0
Bir veri grubuna ilişkin daire grafiğini oluşturur ve yorumlar. 1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. 1 1 0 100
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Dikdörtgen, paralelkenar, yamuk ve eşkenar dörtgeni tanır; açı özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 1 0
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 1 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
İnce ve kalın kenarlı merceklerin odak noktalarını deneyerek belirler. 1 0 1 0
Seri ve paralel bağlı ampullerden oluşan bir devre şeması çizer. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Düz, çukur ve tümsek aynalarda oluşan görüntüleri karşılaştırır. 1 0 1 0
Bitki ve hayvanlardaki üreme çeşitlerini karşılaştırır. 1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF STS

ÇANAKKALE / BİGA / DUMLUPINAR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
NİSA SAYGILI 134 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
318,694 223,400 1 5 5 5 595

Puanı Hesaplanan: 77 77 77 4036

Katılımlar: 20 80 80 80 4055

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 13 2 12,33 82 5,05 6,16 7,68

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 3,73 3,61 4,67

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 4,22 3,82 3,86

İngilizce 10 7 3 6,00 60 3,05 4,11 4,63

Matematik 15 2 1 1,67 11 0,22 1,11 1,59

Fen 15 11 3 10,00 67 1,93 3,56 4,22

Toplam: 75 51 11 47,33 63 18,20 22,37 26,64

Sözel (TÜR) BADBDAbCACBAaBD

Cevap Anh. A BADBDADCACBACBD

Sözel (SOS) bBBBDCADCB

Cevap Anh. A DBBBDCADCB

Sözel (DİN) CBCACBDdAD

Cevap Anh. A CBCACBDCAD

Sözel (İNG) DBbcBaDABA

Cevap Anh. A DBCDBCDABA

Sayısal (MAT) D   d        B 

Cevap Anh. A DCACBDACBAADCBB

Sayısal (FEN) cCCDC ABCAbDdDA

Cevap Anh. A DCCDCBABCAADBDA

Soru No 123456789012345

100

0

20

40

60

80

TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 2 0 100
Konuşma 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Anlatım bozukluklarını tespit eder. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Üretimde ve yönetimde toprağın önemini geçmişten ve günümüzden örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'nin üyesi olduğu uluslararası kuruluşlara örnekler verir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına ve sosyal yaşamdaki rollerine örnekler verir. 1 1 0 100
Demokrasinin ortaya çıkışını, gelişim evrelerini ve günümüzde ifade ettiği anlamları açıklar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Dinin farklı yorum biçimleri olabileceğinin farkına varır. 2 1 1 50
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) peygamberlik yönüyle ilgili özelliklerini ayırt eder. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Ahlaki Davranışlar 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 0 1 0
Students will be able to write short, simple messages about environment. 1 0 1 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to recognize the names of the public buildings. 1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Dairenin ve daire diliminin alanını hesaplar. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 0 0
Bir veri grubuna ilişkin daire grafiğini oluşturur ve yorumlar. 1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 0 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 0 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 0 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. 1 0 0 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Dikdörtgen, paralelkenar, yamuk ve eşkenar dörtgeni tanır; açı özelliklerini belirler. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 1 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
İnce ve kalın kenarlı merceklerin odak noktalarını deneyerek belirler. 1 0 0 0
Seri ve paralel bağlı ampullerden oluşan bir devre şeması çizer. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Düz, çukur ve tümsek aynalarda oluşan görüntüleri karşılaştırır. 1 1 0 100
Bitki ve hayvanlardaki üreme çeşitlerini karşılaştırır. 1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF STS

ÇANAKKALE / BİGA / DUMLUPINAR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER KAÇAR 181 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
257,684 223,400 4 21 21 21 1311

Puanı Hesaplanan: 77 77 77 4036

Katılımlar: 20 80 80 80 4055

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 11 3 10,00 67 5,05 6,16 7,68

SOSYAL BİLGİLER 10 7 3 6,00 60 3,73 3,61 4,67

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 4,22 3,82 3,86

İngilizce 10 8 2 7,33 73 3,05 4,11 4,63

Matematik 15 2 3 1,00 7 0,22 1,11 1,59

Fen 15 7 7 4,67 31 1,93 3,56 4,22

Toplam: 75 44 19 37,67 50 18,20 22,37 26,64

Sözel (TÜR) BADB AbCbdBACBD

Cevap Anh. A BADBDADCACBACBD

Sözel (SOS) bBBBDCAbaB

Cevap Anh. A DBBBDCADCB

Sözel (DİN) CBCAdBDCAD

Cevap Anh. A CBCACBDCAD

Sözel (İNG) DBdDaCDABA

Cevap Anh. A DBCDBCDABA

Sayısal (MAT) D  d ad  A     

Cevap Anh. A DCACBDACBAADCBB

Sayısal (FEN) D abCBdBCcdbdDA

Cevap Anh. A DCCDCBABCAADBDA

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 1 0 50
Konuşma 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 1 2 33
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Anlatım bozukluklarını tespit eder. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Üretimde ve yönetimde toprağın önemini geçmişten ve günümüzden örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'nin üyesi olduğu uluslararası kuruluşlara örnekler verir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına ve sosyal yaşamdaki rollerine örnekler verir. 1 1 0 100
Demokrasinin ortaya çıkışını, gelişim evrelerini ve günümüzde ifade ettiği anlamları açıklar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Dinin farklı yorum biçimleri olabileceğinin farkına varır. 2 1 1 50
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) peygamberlik yönüyle ilgili özelliklerini ayırt eder. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Ahlaki Davranışlar 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 0 1 0
Students will be able to write short, simple messages about environment. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to recognize the names of the public buildings. 1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Dairenin ve daire diliminin alanını hesaplar. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Bir veri grubuna ilişkin daire grafiğini oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 0 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. 1 0 0 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Dikdörtgen, paralelkenar, yamuk ve eşkenar dörtgeni tanır; açı özelliklerini belirler. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 0 0
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 0 1 0
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 0 1 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
İnce ve kalın kenarlı merceklerin odak noktalarını deneyerek belirler. 1 1 0 100
Seri ve paralel bağlı ampullerden oluşan bir devre şeması çizer. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Düz, çukur ve tümsek aynalarda oluşan görüntüleri karşılaştırır. 1 0 1 0
Bitki ve hayvanlardaki üreme çeşitlerini karşılaştırır. 1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF STS

ÇANAKKALE / BİGA / DUMLUPINAR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
RANA MİNA ÜSTÜN 673 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
189,542 223,400 9 44 44 44 2500

Puanı Hesaplanan: 77 77 77 4036

Katılımlar: 20 80 80 80 4055

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 8 3 7,00 47 5,05 6,16 7,68

SOSYAL BİLGİLER 10 3 7 0,67 7 3,73 3,61 4,67

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 4,22 3,82 3,86

İngilizce 10 4 4 2,67 27 3,05 4,11 4,63

Fen 15 6 7 3,67 24 1,93 3,56 4,22

Toplam: 75 27 25 18,67 25 18,20 22,37 26,64

Sözel (TÜR)  AaB cD AC ACBa

Cevap Anh. A BADBDADCACBACBD

Sözel (SOS) bBdBDbcadc

Cevap Anh. A DBBBDCADCB

Sözel (DİN) CBCcCBaCda

Cevap Anh. A CBCACBDCAD

Sözel (İNG) acb BCDc A

Cevap Anh. A DBCDBCDABA

Sayısal (FEN) DbC dBA bAAbdcc

Cevap Anh. A DCCDCBABCAADBDA

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 0 0 0
Konuşma 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 0 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 0 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Anlatım bozukluklarını tespit eder. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Üretimde ve yönetimde toprağın önemini geçmişten ve günümüzden örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'nin üyesi olduğu uluslararası kuruluşlara örnekler verir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına ve sosyal yaşamdaki rollerine örnekler verir. 1 1 0 100
Demokrasinin ortaya çıkışını, gelişim evrelerini ve günümüzde ifade ettiği anlamları açıklar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 0 1 0
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
Dinin farklı yorum biçimleri olabileceğinin farkına varır. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) peygamberlik yönüyle ilgili özelliklerini ayırt eder. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Ahlaki Davranışlar 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 0 1 0
Students will be able to write short, simple messages about environment. 1 0 0 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to recognize the names of the public buildings. 1 0 1 0
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 0 0
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Dairenin ve daire diliminin alanını hesaplar. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 0 0
Bir veri grubuna ilişkin daire grafiğini oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 0 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 0 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 0 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. 1 0 0 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Dikdörtgen, paralelkenar, yamuk ve eşkenar dörtgeni tanır; açı özelliklerini belirler. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 1 0
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 0 0 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
İnce ve kalın kenarlı merceklerin odak noktalarını deneyerek belirler. 1 1 0 100
Seri ve paralel bağlı ampullerden oluşan bir devre şeması çizer. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 0 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Düz, çukur ve tümsek aynalarda oluşan görüntüleri karşılaştırır. 1 1 0 100
Bitki ve hayvanlardaki üreme çeşitlerini karşılaştırır. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF STS

ÇANAKKALE / BİGA / DUMLUPINAR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
RAVZANUR GÜNDOĞDU 185 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
276,878 223,400 2 15 15 15 1035

Puanı Hesaplanan: 77 77 77 4036

Katılımlar: 20 80 80 80 4055

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 13 1 12,67 84 5,05 6,16 7,68

SOSYAL BİLGİLER 10 5 1 4,67 47 3,73 3,61 4,67

Din K.ve A.B. 10 9 0 9,00 90 4,22 3,82 3,86

İngilizce 10 3 3 2,00 20 3,05 4,11 4,63

Matematik 15 1 0 1,00 7 0,22 1,11 1,59

Fen 15 8 2 7,33 49 1,93 3,56 4,22

Toplam: 75 39 7 36,67 49 18,20 22,37 26,64

Sözel (TÜR) BADB ADCAaBACBD

Cevap Anh. A BADBDADCACBACBD

Sözel (SOS) D   D AaCB

Cevap Anh. A DBBBDCADCB

Sözel (DİN) CBCACBD AD

Cevap Anh. A CBCACBDCAD

Sözel (İNG)  Bb  d AaA

Cevap Anh. A DBCDBCDABA

Sayısal (MAT)            D   

Cevap Anh. A DCACBDACBAADCBB

Sayısal (FEN)   CDC dBCA  BcA

Cevap Anh. A DCCDCBABCAADBDA

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 1 0 50
Konuşma 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Anlatım bozukluklarını tespit eder. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Üretimde ve yönetimde toprağın önemini geçmişten ve günümüzden örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'nin üyesi olduğu uluslararası kuruluşlara örnekler verir. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına ve sosyal yaşamdaki rollerine örnekler verir. 1 0 0 0
Demokrasinin ortaya çıkışını, gelişim evrelerini ve günümüzde ifade ettiği anlamları açıklar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 0 0 0
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Dinin farklı yorum biçimleri olabileceğinin farkına varır. 2 1 0 50
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) peygamberlik yönüyle ilgili özelliklerini ayırt eder. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Ahlaki Davranışlar 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 0 0 0
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 0 1 0
Students will be able to write short, simple messages about environment. 1 0 0 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 0 0 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 0 0
Students will be able to recognize the names of the public buildings. 1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 0 0
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Dairenin ve daire diliminin alanını hesaplar. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 0 0
Bir veri grubuna ilişkin daire grafiğini oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 0 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 0 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 0 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. 1 0 0 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Dikdörtgen, paralelkenar, yamuk ve eşkenar dörtgeni tanır; açı özelliklerini belirler. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 1 0 0 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 0 0
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 1 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
İnce ve kalın kenarlı merceklerin odak noktalarını deneyerek belirler. 1 0 0 0
Seri ve paralel bağlı ampullerden oluşan bir devre şeması çizer. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Düz, çukur ve tümsek aynalarda oluşan görüntüleri karşılaştırır. 1 1 0 100
Bitki ve hayvanlardaki üreme çeşitlerini karşılaştırır. 1 0 0 0
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF STS

ÇANAKKALE / BİGA / DUMLUPINAR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
SILA GİRGİN 190 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
142,935 223,400 12 55 55 55 3282

Puanı Hesaplanan: 77 77 77 4036

Katılımlar: 20 80 80 80 4055

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 7 5 5,33 36 5,05 6,16 7,68

SOSYAL BİLGİLER 10 6 0 6,00 60 3,73 3,61 4,67

Din K.ve A.B. 10 2 4 0,67 7 4,22 3,82 3,86

İngilizce 10 4 3 3,00 30 3,05 4,11 4,63

Matematik 15 1 3 0,00 0 0,22 1,11 1,59

Fen 15 1 9 -2,00 -13 1,93 3,56 4,22

Toplam: 75 21 24 13,00 17 18,20 22,37 26,64

Sözel (TÜR) BADB dcb baA BD

Cevap Anh. A BADBDADCACBACBD

Sözel (SOS) D  BD A CB

Cevap Anh. A DBBBDCADCB

Sözel (DİN)  BCc  bad 

Cevap Anh. A CBCACBDCAD

Sözel (İNG)  ab  CDdBA

Cevap Anh. A DBCDBCDABA

Sayısal (MAT)   dC a     b   

Cevap Anh. A DCACBDACBAADCBB

Sayısal (FEN) b ab cbcdb   bA

Cevap Anh. A DCCDCBABCAADBDA

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 1 0 50
Konuşma 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 1 2 33
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 0 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Anlatım bozukluklarını tespit eder. 2 1 0 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Üretimde ve yönetimde toprağın önemini geçmişten ve günümüzden örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'nin üyesi olduğu uluslararası kuruluşlara örnekler verir. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına ve sosyal yaşamdaki rollerine örnekler verir. 1 1 0 100
Demokrasinin ortaya çıkışını, gelişim evrelerini ve günümüzde ifade ettiği anlamları açıklar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 0 0 0
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 0 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
Dinin farklı yorum biçimleri olabileceğinin farkına varır. 2 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) peygamberlik yönüyle ilgili özelliklerini ayırt eder. 1 0 0 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Ahlaki Davranışlar 1 0 0 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 0 0 0
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 0 1 0
Students will be able to write short, simple messages about environment. 1 0 0 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 0 0 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to recognize the names of the public buildings. 1 0 1 0
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 0 0
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Dairenin ve daire diliminin alanını hesaplar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 0 50
Bir veri grubuna ilişkin daire grafiğini oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 0 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 0 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. 1 0 0 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Dikdörtgen, paralelkenar, yamuk ve eşkenar dörtgeni tanır; açı özelliklerini belirler. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 0 0
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 0 1 0
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 0 1 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 0 0
İnce ve kalın kenarlı merceklerin odak noktalarını deneyerek belirler. 1 0 1 0
Seri ve paralel bağlı ampullerden oluşan bir devre şeması çizer. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Düz, çukur ve tümsek aynalarda oluşan görüntüleri karşılaştırır. 1 0 1 0
Bitki ve hayvanlardaki üreme çeşitlerini karşılaştırır. 1 0 0 0
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 0 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF STS

ÇANAKKALE / BİGA / DUMLUPINAR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
SÜMEYYE BİNZET 191 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
173,814 223,400 10 48 48 48 2823

Puanı Hesaplanan: 77 77 77 4036

Katılımlar: 20 80 80 80 4055

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 9 4 7,67 51 5,05 6,16 7,68

SOSYAL BİLGİLER 10 6 3 5,00 50 3,73 3,61 4,67

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 4,22 3,82 3,86

İngilizce 10 1 7 -1,33 -13 3,05 4,11 4,63

Matematik 15 2 6 0,00 0 0,22 1,11 1,59

Fen 15 4 9 1,00 7 1,93 3,56 4,22

Toplam: 75 28 33 17,00 23 18,20 22,37 26,64

Sözel (TÜR) BAbB AbCdaBACB 

Cevap Anh. A BADBDADCACBACBD

Sözel (SOS) DBBBD Abda

Cevap Anh. A DBBBDCADCB

Sözel (DİN) CBCdaBaCdD

Cevap Anh. A CBCACBDCAD

Sözel (İNG) cdb  baAcb

Cevap Anh. A DBCDBCDABA

Sayısal (MAT) Da dBa d b  b  

Cevap Anh. A DCACBDACBAADCBB

Sayısal (FEN) bCbDdB abcd Bac

Cevap Anh. A DCCDCBABCAADBDA

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 1 0 50
Konuşma 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 1 2 33
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Anlatım bozukluklarını tespit eder. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 0 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Üretimde ve yönetimde toprağın önemini geçmişten ve günümüzden örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'nin üyesi olduğu uluslararası kuruluşlara örnekler verir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına ve sosyal yaşamdaki rollerine örnekler verir. 1 1 0 100
Demokrasinin ortaya çıkışını, gelişim evrelerini ve günümüzde ifade ettiği anlamları açıklar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 0 0 0
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
Dinin farklı yorum biçimleri olabileceğinin farkına varır. 2 1 1 50
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) peygamberlik yönüyle ilgili özelliklerini ayırt eder. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Ahlaki Davranışlar 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 0 1 0
Students will be able to write short, simple messages about environment. 1 0 0 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 0 0 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 1 0
Students will be able to recognize the names of the public buildings. 1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Dairenin ve daire diliminin alanını hesaplar. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 2 0
Bir veri grubuna ilişkin daire grafiğini oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 0 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. 1 0 0 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Dikdörtgen, paralelkenar, yamuk ve eşkenar dörtgeni tanır; açı özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 0 1 0
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 1 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
İnce ve kalın kenarlı merceklerin odak noktalarını deneyerek belirler. 1 1 0 100
Seri ve paralel bağlı ampullerden oluşan bir devre şeması çizer. 1 0 0 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Düz, çukur ve tümsek aynalarda oluşan görüntüleri karşılaştırır. 1 0 1 0
Bitki ve hayvanlardaki üreme çeşitlerini karşılaştırır. 1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF STS

ÇANAKKALE / BİGA / DUMLUPINAR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
TALHA DOĞAN 193 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
239,336 223,400 6 28 28 28 1621

Puanı Hesaplanan: 77 77 77 4036

Katılımlar: 20 80 80 80 4055

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 8 6 6,00 40 5,05 6,16 7,68

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 3,73 3,61 4,67

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 4,22 3,82 3,86

İngilizce 10 9 1 8,67 87 3,05 4,11 4,63

Matematik 15 4 6 2,00 13 0,22 1,11 1,59

Fen 15 7 8 4,33 29 1,93 3,56 4,22

Toplam: 75 43 26 34,33 46 18,20 22,37 26,64

Sözel (TÜR) BADB ADabdBcbdD

Cevap Anh. A BADBDADCACBACBD

Sözel (SOS) DaBBDCADCB

Cevap Anh. A DBBBDCADCB

Sözel (DİN) CBdcdBDCdD

Cevap Anh. A CBCACBDCAD

Sözel (İNG) DBbDBCDABA

Cevap Anh. A DBCDBCDABA

Sayısal (MAT) b d Bb CBdc C c

Cevap Anh. A DCACBDACBAADCBB

Sayısal (FEN) DbbDCdcBdAbbcDA

Cevap Anh. A DCCDCBABCAADBDA

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 1 0 50
Konuşma 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Anlatım bozukluklarını tespit eder. 2 0 2 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Üretimde ve yönetimde toprağın önemini geçmişten ve günümüzden örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'nin üyesi olduğu uluslararası kuruluşlara örnekler verir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına ve sosyal yaşamdaki rollerine örnekler verir. 1 1 0 100
Demokrasinin ortaya çıkışını, gelişim evrelerini ve günümüzde ifade ettiği anlamları açıklar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 1 0 1 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
Dinin farklı yorum biçimleri olabileceğinin farkına varır. 2 1 1 50
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) peygamberlik yönüyle ilgili özelliklerini ayırt eder. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Ahlaki Davranışlar 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 0 1 0
Students will be able to write short, simple messages about environment. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to recognize the names of the public buildings. 1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 1 0
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Dairenin ve daire diliminin alanını hesaplar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 1 0
Bir veri grubuna ilişkin daire grafiğini oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 0 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. 1 0 1 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Dikdörtgen, paralelkenar, yamuk ve eşkenar dörtgeni tanır; açı özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 1 0
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 0 1 0
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 1 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
İnce ve kalın kenarlı merceklerin odak noktalarını deneyerek belirler. 1 0 1 0
Seri ve paralel bağlı ampullerden oluşan bir devre şeması çizer. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Düz, çukur ve tümsek aynalarda oluşan görüntüleri karşılaştırır. 1 1 0 100
Bitki ve hayvanlardaki üreme çeşitlerini karşılaştırır. 1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF STS

ÇANAKKALE / BİGA / DUMLUPINAR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
UMUT BALABAN 197 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
121,288 223,400 13 61 61 61 3575

Puanı Hesaplanan: 77 77 77 4036

Katılımlar: 20 80 80 80 4055

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 8 5 6,33 42 5,05 6,16 7,68

SOSYAL BİLGİLER 10 3 7 0,67 7 3,73 3,61 4,67

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 4,22 3,82 3,86

İngilizce 10 3 7 0,67 7 3,05 4,11 4,63

Matematik 15 0 8 -2,67 -18 0,22 1,11 1,59

Fen 15 3 12 -1,00 -7 1,93 3,56 4,22

Toplam: 75 22 44 7,33 10 18,20 22,37 26,64

Sözel (TÜR) dAaB A CAaBACda

Cevap Anh. A BADBDADCACBACBD

Sözel (SOS) bBddaaADba

Cevap Anh. A DBBBDCADCB

Sözel (DİN) dBCAbBcbAb

Cevap Anh. A CBCACBDCAD

Sözel (İNG) bcbcBacAdA

Cevap Anh. A DBCDBCDABA

Sayısal (MAT) a  b  c d b acd

Cevap Anh. A DCACBDACBAADCBB

Sayısal (FEN) DbabbcAdabAbdbc

Cevap Anh. A DCCDCBABCAADBDA

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 0 1 0
Konuşma 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 1 1 33
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Anlatım bozukluklarını tespit eder. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Üretimde ve yönetimde toprağın önemini geçmişten ve günümüzden örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'nin üyesi olduğu uluslararası kuruluşlara örnekler verir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına ve sosyal yaşamdaki rollerine örnekler verir. 1 0 1 0
Demokrasinin ortaya çıkışını, gelişim evrelerini ve günümüzde ifade ettiği anlamları açıklar. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 0 1 0
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Dinin farklı yorum biçimleri olabileceğinin farkına varır. 2 0 2 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) peygamberlik yönüyle ilgili özelliklerini ayırt eder. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Ahlaki Davranışlar 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 0 1 0
Students will be able to write short, simple messages about environment. 1 0 1 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 1 0
Students will be able to recognize the names of the public buildings. 1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 1 0
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Dairenin ve daire diliminin alanını hesaplar. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 1 0
Bir veri grubuna ilişkin daire grafiğini oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 0 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 0 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. 1 0 1 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Dikdörtgen, paralelkenar, yamuk ve eşkenar dörtgeni tanır; açı özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 1 0
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 0 1 0
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 0 1 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
İnce ve kalın kenarlı merceklerin odak noktalarını deneyerek belirler. 1 0 1 0
Seri ve paralel bağlı ampullerden oluşan bir devre şeması çizer. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Düz, çukur ve tümsek aynalarda oluşan görüntüleri karşılaştırır. 1 0 1 0
Bitki ve hayvanlardaki üreme çeşitlerini karşılaştırır. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF STS

ÇANAKKALE / BİGA / DUMLUPINAR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞMUR TEMEL 880 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
112,046 223,400 16 67 67 67 3697

Puanı Hesaplanan: 77 77 77 4036

Katılımlar: 20 80 80 80 4055

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 3 12 -1,00 -7 5,05 6,16 7,68

SOSYAL BİLGİLER 10 6 3 5,00 50 3,73 3,61 4,67

Din K.ve A.B. 10 4 4 2,67 27 4,22 3,82 3,86

İngilizce 10 3 6 1,00 10 3,05 4,11 4,63

Matematik 15 3 7 0,67 4 0,22 1,11 1,59

Fen 15 2 9 -1,00 -7 1,93 3,56 4,22

Toplam: 75 21 41 7,33 10 18,20 22,37 26,64

Sözel (TÜR) aAacaccdbaadCBc

Cevap Anh. A BADBDADCACBACBD

Sözel (SOS) DBdBDaADb 

Cevap Anh. A DBBBDCADCB

Sözel (DİN) aBbACccC  

Cevap Anh. A CBCACBDCAD

Sözel (İNG) cabbBa AaA

Cevap Anh. A DBCDBCDABA

Sayısal (MAT) abbbdDAb A    d

Cevap Anh. A DCACBDACBAADCBB

Sayısal (FEN)   dadadcbcAcB  

Cevap Anh. A DCCDCBABCAADBDA

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 0 2 0
Konuşma 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 0 3 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Anlatım bozukluklarını tespit eder. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Üretimde ve yönetimde toprağın önemini geçmişten ve günümüzden örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'nin üyesi olduğu uluslararası kuruluşlara örnekler verir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına ve sosyal yaşamdaki rollerine örnekler verir. 1 1 0 100
Demokrasinin ortaya çıkışını, gelişim evrelerini ve günümüzde ifade ettiği anlamları açıklar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 0 1 0
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 0 0 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 1 0 1 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Dinin farklı yorum biçimleri olabileceğinin farkına varır. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) peygamberlik yönüyle ilgili özelliklerini ayırt eder. 1 0 1 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Ahlaki Davranışlar 1 0 0 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 0 1 0
Students will be able to write short, simple messages about environment. 1 0 1 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 0 0
Students will be able to recognize the names of the public buildings. 1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 1 0
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Dairenin ve daire diliminin alanını hesaplar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Bir veri grubuna ilişkin daire grafiğini oluşturur ve yorumlar. 1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 1 0 100
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. 1 0 0 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Dikdörtgen, paralelkenar, yamuk ve eşkenar dörtgeni tanır; açı özelliklerini belirler. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 1 0 0 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 0 0
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 0 1 0
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 0 1 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
İnce ve kalın kenarlı merceklerin odak noktalarını deneyerek belirler. 1 0 1 0
Seri ve paralel bağlı ampullerden oluşan bir devre şeması çizer. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Düz, çukur ve tümsek aynalarda oluşan görüntüleri karşılaştırır. 1 0 1 0
Bitki ve hayvanlardaki üreme çeşitlerini karşılaştırır. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 0 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF STS

ÇANAKKALE / BİGA / DUMLUPINAR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
YİĞİT GÜNDÜZ 215 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
114,413 223,400 15 66 66 66 3668

Puanı Hesaplanan: 77 77 77 4036

Katılımlar: 20 80 80 80 4055

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 3 9 0,00 0 5,05 6,16 7,68

SOSYAL BİLGİLER 10 3 7 0,67 7 3,73 3,61 4,67

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 4,22 3,82 3,86

İngilizce 10 4 3 3,00 30 3,05 4,11 4,63

Matematik 15 4 11 0,33 2 0,22 1,11 1,59

Fen 15 3 10 -0,33 -2 1,93 3,56 4,22

Toplam: 75 21 46 5,67 8 18,20 22,37 26,64

Sözel (TÜR) dcDdcb C acc Ba

Cevap Anh. A BADBDADCACBACBD

Sözel (SOS) cddBadADad

Cevap Anh. A DBBBDCADCB

Sözel (DİN) CBCcadDdba

Cevap Anh. A CBCACBDCAD

Sözel (İNG) bab B  ABA

Cevap Anh. A DBCDBCDABA

Sayısal (MAT) bdAaBcbCcbbcdBa

Cevap Anh. A DCACBDACBAADCBB

Sayısal (FEN) cbbcdBb C cDcbb

Cevap Anh. A DCCDCBABCAADBDA

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 0 2 0
Konuşma 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 0 2 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 0 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Anlatım bozukluklarını tespit eder. 2 1 0 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Üretimde ve yönetimde toprağın önemini geçmişten ve günümüzden örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'nin üyesi olduğu uluslararası kuruluşlara örnekler verir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına ve sosyal yaşamdaki rollerine örnekler verir. 1 1 0 100
Demokrasinin ortaya çıkışını, gelişim evrelerini ve günümüzde ifade ettiği anlamları açıklar. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 0 1 0
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
Dinin farklı yorum biçimleri olabileceğinin farkına varır. 2 0 2 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) peygamberlik yönüyle ilgili özelliklerini ayırt eder. 1 0 1 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Ahlaki Davranışlar 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 0 1 0
Students will be able to write short, simple messages about environment. 1 0 0 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 0 0
Students will be able to recognize the names of the public buildings. 1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 1 0
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Dairenin ve daire diliminin alanını hesaplar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 2 0
Bir veri grubuna ilişkin daire grafiğini oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. 1 0 1 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Dikdörtgen, paralelkenar, yamuk ve eşkenar dörtgeni tanır; açı özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 1 0
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 0 1 0
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 0 1 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
İnce ve kalın kenarlı merceklerin odak noktalarını deneyerek belirler. 1 1 0 100
Seri ve paralel bağlı ampullerden oluşan bir devre şeması çizer. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 0 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Düz, çukur ve tümsek aynalarda oluşan görüntüleri karşılaştırır. 1 0 0 0
Bitki ve hayvanlardaki üreme çeşitlerini karşılaştırır. 1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF STS

ÇANAKKALE / BİGA / DUMLUPINAR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP UZ 141 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
235,984 223,400 7 33 33 33 1686

Puanı Hesaplanan: 77 77 77 4036

Katılımlar: 20 80 80 80 4055

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 9 3 8,00 53 5,05 6,16 7,68

SOSYAL BİLGİLER 10 5 4 3,67 37 3,73 3,61 4,67

Din K.ve A.B. 10 8 1 7,67 77 4,22 3,82 3,86

İngilizce 10 8 1 7,67 77 3,05 4,11 4,63

Matematik 15 1 0 1,00 7 0,22 1,11 1,59

Fen 15 7 8 4,33 29 1,93 3,56 4,22

Toplam: 75 38 17 32,33 43 18,20 22,37 26,64

Sözel (TÜR)  AaB A abCBACBD

Cevap Anh. A BADBDADCACBACBD

Sözel (SOS) bBaB CADaa

Cevap Anh. A DBBBDCADCB

Sözel (DİN) CBCA cDCAD

Cevap Anh. A CBCACBDCAD

Sözel (İNG) DBCDBdDA A

Cevap Anh. A DBCDBCDABA

Sayısal (MAT)          A     

Cevap Anh. A DCACBDACBAADCBB

Sayısal (FEN) DaCbCBABbAdbdcb

Cevap Anh. A DCCDCBABCAADBDA

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 0 0 0
Konuşma 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 0 67
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Anlatım bozukluklarını tespit eder. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Üretimde ve yönetimde toprağın önemini geçmişten ve günümüzden örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'nin üyesi olduğu uluslararası kuruluşlara örnekler verir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına ve sosyal yaşamdaki rollerine örnekler verir. 1 1 0 100
Demokrasinin ortaya çıkışını, gelişim evrelerini ve günümüzde ifade ettiği anlamları açıklar. 1 0 0 0
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Dinin farklı yorum biçimleri olabileceğinin farkına varır. 2 1 0 50
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) peygamberlik yönüyle ilgili özelliklerini ayırt eder. 1 0 1 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Ahlaki Davranışlar 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 1 0 100
Students will be able to write short, simple messages about environment. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to recognize the names of the public buildings. 1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 0 0
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Dairenin ve daire diliminin alanını hesaplar. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 0 50
Bir veri grubuna ilişkin daire grafiğini oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 0 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 0 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 0 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. 1 0 0 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Dikdörtgen, paralelkenar, yamuk ve eşkenar dörtgeni tanır; açı özelliklerini belirler. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 1 0
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 0 1 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
İnce ve kalın kenarlı merceklerin odak noktalarını deneyerek belirler. 1 1 0 100
Seri ve paralel bağlı ampullerden oluşan bir devre şeması çizer. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Düz, çukur ve tümsek aynalarda oluşan görüntüleri karşılaştırır. 1 1 0 100
Bitki ve hayvanlardaki üreme çeşitlerini karşılaştırır. 1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF STS

ÇANAKKALE / BİGA / DUMLUPINAR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ MERT DEMİRTAŞ 100 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
306,120 223,400 3 7 7 7 705

Puanı Hesaplanan: 77 77 77 4036

Katılımlar: 16 80 80 80 4055

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 9 4 7,67 51 6,86 6,16 7,68

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 4,25 3,61 4,67

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 5,12 3,82 3,86

İngilizce 10 10 0 10,00 100 6,62 4,11 4,63

Matematik 15 8 4 6,67 44 2,19 1,11 1,59

Fen 15 7 6 5,00 33 4,94 3,56 4,22

Toplam: 75 52 16 46,67 62 29,98 22,37 26,64

Sözel (TÜR)  AaB AbaACBcCBD

Cevap Anh. A BADBDADCACBACBD

Sözel (SOS) DBBBaCADCB

Cevap Anh. A DBBBDCADCB

Sözel (DİN) CBCAbBDCAD

Cevap Anh. A CBCACBDCAD

Sözel (İNG) DBCDBCDABA

Cevap Anh. A DBCDBCDABA

Sayısal (MAT) cbA B A aAADCaB

Cevap Anh. A DCACBDACBAADCBB

Sayısal (FEN) DaCDC cB cdbcDA

Cevap Anh. A DCCDCBABCAADBDA

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 0 0 0
Konuşma 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Anlatım bozukluklarını tespit eder. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Üretimde ve yönetimde toprağın önemini geçmişten ve günümüzden örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'nin üyesi olduğu uluslararası kuruluşlara örnekler verir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına ve sosyal yaşamdaki rollerine örnekler verir. 1 1 0 100
Demokrasinin ortaya çıkışını, gelişim evrelerini ve günümüzde ifade ettiği anlamları açıklar. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Dinin farklı yorum biçimleri olabileceğinin farkına varır. 2 1 1 50
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) peygamberlik yönüyle ilgili özelliklerini ayırt eder. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Ahlaki Davranışlar 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 1 0 100
Students will be able to write short, simple messages about environment. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to recognize the names of the public buildings. 1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 1 0
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Dairenin ve daire diliminin alanını hesaplar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 0 50
Bir veri grubuna ilişkin daire grafiğini oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 0 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 0 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. 1 1 0 100
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Dikdörtgen, paralelkenar, yamuk ve eşkenar dörtgeni tanır; açı özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 1 0
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 1 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
İnce ve kalın kenarlı merceklerin odak noktalarını deneyerek belirler. 1 0 0 0
Seri ve paralel bağlı ampullerden oluşan bir devre şeması çizer. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 0 0
Düz, çukur ve tümsek aynalarda oluşan görüntüleri karşılaştırır. 1 0 1 0
Bitki ve hayvanlardaki üreme çeşitlerini karşılaştırır. 1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF STS

ÇANAKKALE / BİGA / DUMLUPINAR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ALPER ÖZDEMİR 101 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
309,100 223,400 2 6 6 6 676

Puanı Hesaplanan: 77 77 77 4036

Katılımlar: 16 80 80 80 4055

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 13 2 12,33 82 6,86 6,16 7,68

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 4,25 3,61 4,67

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 5,12 3,82 3,86

İngilizce 10 10 0 10,00 100 6,62 4,11 4,63

Matematik 15 4 3 3,00 20 2,19 1,11 1,59

Fen 15 7 3 6,00 40 4,94 3,56 4,22

Toplam: 75 51 11 47,33 63 29,98 22,37 26,64

Sözel (TÜR) BADBaAbCACBACBD

Cevap Anh. A BADBDADCACBACBD

Sözel (SOS) cBBBaCADCB

Cevap Anh. A DBBBDCADCB

Sözel (DİN) CBCAdBDCAD

Cevap Anh. A CBCACBDCAD

Sözel (İNG) DBCDBCDABA

Cevap Anh. A DBCDBCDABA

Sayısal (MAT) cbd B      D BB

Cevap Anh. A DCACBDACBAADCBB

Sayısal (FEN) DaCDC bB cA  D 

Cevap Anh. A DCCDCBABCAADBDA

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 1 1 50
Konuşma 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Anlatım bozukluklarını tespit eder. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Üretimde ve yönetimde toprağın önemini geçmişten ve günümüzden örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'nin üyesi olduğu uluslararası kuruluşlara örnekler verir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına ve sosyal yaşamdaki rollerine örnekler verir. 1 1 0 100
Demokrasinin ortaya çıkışını, gelişim evrelerini ve günümüzde ifade ettiği anlamları açıklar. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Dinin farklı yorum biçimleri olabileceğinin farkına varır. 2 1 1 50
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) peygamberlik yönüyle ilgili özelliklerini ayırt eder. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Ahlaki Davranışlar 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 1 0 100
Students will be able to write short, simple messages about environment. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to recognize the names of the public buildings. 1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 1 0
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Dairenin ve daire diliminin alanını hesaplar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 0 0
Bir veri grubuna ilişkin daire grafiğini oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 0 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 0 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 0 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. 1 0 0 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Dikdörtgen, paralelkenar, yamuk ve eşkenar dörtgeni tanır; açı özelliklerini belirler. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 1 0
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 1 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
İnce ve kalın kenarlı merceklerin odak noktalarını deneyerek belirler. 1 0 0 0
Seri ve paralel bağlı ampullerden oluşan bir devre şeması çizer. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 0 0
Düz, çukur ve tümsek aynalarda oluşan görüntüleri karşılaştırır. 1 0 1 0
Bitki ve hayvanlardaki üreme çeşitlerini karşılaştırır. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 0 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF STS

ÇANAKKALE / BİGA / DUMLUPINAR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
BENSU KUZHAN 112 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
255,141 223,400 7 23 23 23 1355

Puanı Hesaplanan: 77 77 77 4036

Katılımlar: 16 80 80 80 4055

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 10 2 9,33 62 6,86 6,16 7,68

SOSYAL BİLGİLER 10 7 2 6,33 63 4,25 3,61 4,67

Din K.ve A.B. 10 7 2 6,33 63 5,12 3,82 3,86

İngilizce 10 10 0 10,00 100 6,62 4,11 4,63

Fen 15 7 4 5,67 38 4,94 3,56 4,22

Toplam: 75 41 10 37,67 50 29,98 22,37 26,64

Sözel (TÜR)  AcB ADCbCBACB 

Cevap Anh. A BADBDADCACBACBD

Sözel (SOS) cBBB CAcCB

Cevap Anh. A DBBBDCADCB

Sözel (DİN) CaCA BDCdD

Cevap Anh. A CBCACBDCAD

Sözel (İNG) DBCDBCDABA

Cevap Anh. A DBCDBCDABA

Sayısal (FEN) DCCcdcbB AAD   

Cevap Anh. A DCCDCBABCAADBDA

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 0 0 0
Konuşma 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Anlatım bozukluklarını tespit eder. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 0 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Üretimde ve yönetimde toprağın önemini geçmişten ve günümüzden örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'nin üyesi olduğu uluslararası kuruluşlara örnekler verir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına ve sosyal yaşamdaki rollerine örnekler verir. 1 1 0 100
Demokrasinin ortaya çıkışını, gelişim evrelerini ve günümüzde ifade ettiği anlamları açıklar. 1 0 0 0
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Dinin farklı yorum biçimleri olabileceğinin farkına varır. 2 1 0 50
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) peygamberlik yönüyle ilgili özelliklerini ayırt eder. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Ahlaki Davranışlar 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 1 0 100
Students will be able to write short, simple messages about environment. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to recognize the names of the public buildings. 1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 0 0
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Dairenin ve daire diliminin alanını hesaplar. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 0 0
Bir veri grubuna ilişkin daire grafiğini oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 0 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 0 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 0 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. 1 0 0 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Dikdörtgen, paralelkenar, yamuk ve eşkenar dörtgeni tanır; açı özelliklerini belirler. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 0 1 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
İnce ve kalın kenarlı merceklerin odak noktalarını deneyerek belirler. 1 0 1 0
Seri ve paralel bağlı ampullerden oluşan bir devre şeması çizer. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 0 0
Düz, çukur ve tümsek aynalarda oluşan görüntüleri karşılaştırır. 1 1 0 100
Bitki ve hayvanlardaki üreme çeşitlerini karşılaştırır. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 0 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 0 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF STS

ÇANAKKALE / BİGA / DUMLUPINAR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ECRİN KILIÇ 126 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
167,326 223,400 13 51 51 51 2923

Puanı Hesaplanan: 77 77 77 4036

Katılımlar: 16 80 80 80 4055

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 6 7 3,67 24 6,86 6,16 7,68

SOSYAL BİLGİLER 10 1 8 -1,67 -17 4,25 3,61 4,67

Din K.ve A.B. 10 4 4 2,67 27 5,12 3,82 3,86

İngilizce 10 4 2 3,33 33 6,62 4,11 4,63

Matematik 15 3 4 1,67 11 2,19 1,11 1,59

Fen 15 5 7 2,67 18 4,94 3,56 4,22

Toplam: 75 23 32 12,33 16 29,98 22,37 26,64

Sözel (TÜR) cAcBcAbdAC A aa

Cevap Anh. A BADBDADCACBACBD

Sözel (SOS) D cdbbcbbd

Cevap Anh. A DBBBDCADCB

Sözel (DİN)  BbA aDCbc

Cevap Anh. A CBCACBDCAD

Sözel (İNG) DB  cCD  b

Cevap Anh. A DBCDBCDABA

Sayısal (MAT) c  ad ACc A    

Cevap Anh. A DCACBDACBAADCBB

Sayısal (FEN) DaCDCa ddA  dbb

Cevap Anh. A DCCDCBABCAADBDA

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 0 2 0
Konuşma 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 0 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Anlatım bozukluklarını tespit eder. 2 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Üretimde ve yönetimde toprağın önemini geçmişten ve günümüzden örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'nin üyesi olduğu uluslararası kuruluşlara örnekler verir. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına ve sosyal yaşamdaki rollerine örnekler verir. 1 0 1 0
Demokrasinin ortaya çıkışını, gelişim evrelerini ve günümüzde ifade ettiği anlamları açıklar. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 0 1 0
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 1 0 1 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Dinin farklı yorum biçimleri olabileceğinin farkına varır. 2 1 0 50
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) peygamberlik yönüyle ilgili özelliklerini ayırt eder. 1 0 1 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Ahlaki Davranışlar 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 0 0 0
Students will be able to write short, simple messages about environment. 1 0 0 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to recognize the names of the public buildings. 1 0 0 0
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 1 0
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Dairenin ve daire diliminin alanını hesaplar. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 1 0
Bir veri grubuna ilişkin daire grafiğini oluşturur ve yorumlar. 1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 0 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. 1 1 0 100
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Dikdörtgen, paralelkenar, yamuk ve eşkenar dörtgeni tanır; açı özelliklerini belirler. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 1 0
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 1 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
İnce ve kalın kenarlı merceklerin odak noktalarını deneyerek belirler. 1 0 1 0
Seri ve paralel bağlı ampullerden oluşan bir devre şeması çizer. 1 0 0 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Düz, çukur ve tümsek aynalarda oluşan görüntüleri karşılaştırır. 1 1 0 100
Bitki ve hayvanlardaki üreme çeşitlerini karşılaştırır. 1 0 0 0
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF STS

ÇANAKKALE / BİGA / DUMLUPINAR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ECRİN ÖZAY 129 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
297,635 223,400 4 11 11 11 806

Puanı Hesaplanan: 77 77 77 4036

Katılımlar: 16 80 80 80 4055

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 9 4 7,67 51 6,86 6,16 7,68

SOSYAL BİLGİLER 10 7 3 6,00 60 4,25 3,61 4,67

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 5,12 3,82 3,86

İngilizce 10 10 0 10,00 100 6,62 4,11 4,63

Matematik 15 5 4 3,67 24 2,19 1,11 1,59

Fen 15 10 3 9,00 60 4,94 3,56 4,22

Toplam: 75 48 17 42,33 56 29,98 22,37 26,64

Sözel (TÜR)  AaB ADabCBACdD

Cevap Anh. A BADBDADCACBACBD

Sözel (SOS) cBBBbCADaB

Cevap Anh. A DBBBDCADCB

Sözel (DİN) CBCcCBDbdD

Cevap Anh. A CBCACBDCAD

Sözel (İNG) DBCDBCDABA

Cevap Anh. A DBCDBCDABA

Sayısal (MAT) Db d    cAADb B

Cevap Anh. A DCACBDACBAADCBB

Sayısal (FEN) D CbdBABdAA BDA

Cevap Anh. A DCCDCBABCAADBDA

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 0 0 0
Konuşma 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Anlatım bozukluklarını tespit eder. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Üretimde ve yönetimde toprağın önemini geçmişten ve günümüzden örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'nin üyesi olduğu uluslararası kuruluşlara örnekler verir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına ve sosyal yaşamdaki rollerine örnekler verir. 1 1 0 100
Demokrasinin ortaya çıkışını, gelişim evrelerini ve günümüzde ifade ettiği anlamları açıklar. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
Dinin farklı yorum biçimleri olabileceğinin farkına varır. 2 1 1 50
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) peygamberlik yönüyle ilgili özelliklerini ayırt eder. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Ahlaki Davranışlar 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 1 0 100
Students will be able to write short, simple messages about environment. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to recognize the names of the public buildings. 1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Dairenin ve daire diliminin alanını hesaplar. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Bir veri grubuna ilişkin daire grafiğini oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 0 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 0 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 0 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. 1 1 0 100
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Dikdörtgen, paralelkenar, yamuk ve eşkenar dörtgeni tanır; açı özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 0 0
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 0 1 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
İnce ve kalın kenarlı merceklerin odak noktalarını deneyerek belirler. 1 1 0 100
Seri ve paralel bağlı ampullerden oluşan bir devre şeması çizer. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Düz, çukur ve tümsek aynalarda oluşan görüntüleri karşılaştırır. 1 1 0 100
Bitki ve hayvanlardaki üreme çeşitlerini karşılaştırır. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF STS

ÇANAKKALE / BİGA / DUMLUPINAR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF ARSLAN 133 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
167,466 223,400 12 50 50 50 2919

Puanı Hesaplanan: 77 77 77 4036

Katılımlar: 16 80 80 80 4055

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 8 4 6,67 44 6,86 6,16 7,68

SOSYAL BİLGİLER 10 4 4 2,67 27 4,25 3,61 4,67

Din K.ve A.B. 10 3 5 1,33 13 5,12 3,82 3,86

İngilizce 10 1 5 -0,67 -7 6,62 4,11 4,63

Matematik 15 2 3 1,00 7 2,19 1,11 1,59

Fen 15 3 5 1,33 9 4,94 3,56 4,22

Toplam: 75 21 26 12,33 16 29,98 22,37 26,64

Sözel (TÜR) BADc cbaA BACB 

Cevap Anh. A BADBDADCACBACBD

Sözel (SOS) DBa DaA bd

Cevap Anh. A DBBBDCADCB

Sözel (DİN) CBdcb cdA 

Cevap Anh. A CBCACBDCAD

Sözel (İNG) b bDcd  c 

Cevap Anh. A DBCDBCDABA

Sayısal (MAT) bb CdD         

Cevap Anh. A DCACBDACBAADCBB

Sayısal (FEN) DbC  B  bc c  d

Cevap Anh. A DCCDCBABCAADBDA

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 1 0 50
Konuşma 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 0 2 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Anlatım bozukluklarını tespit eder. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 0 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Üretimde ve yönetimde toprağın önemini geçmişten ve günümüzden örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'nin üyesi olduğu uluslararası kuruluşlara örnekler verir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına ve sosyal yaşamdaki rollerine örnekler verir. 1 0 0 0
Demokrasinin ortaya çıkışını, gelişim evrelerini ve günümüzde ifade ettiği anlamları açıklar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 0 1 0
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 0 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 1 0 1 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
Dinin farklı yorum biçimleri olabileceğinin farkına varır. 2 0 2 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) peygamberlik yönüyle ilgili özelliklerini ayırt eder. 1 0 0 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Ahlaki Davranışlar 1 0 0 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 0 0 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 0 1 0
Students will be able to write short, simple messages about environment. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 0 0
Students will be able to recognize the names of the public buildings. 1 0 0 0
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 1 0
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Dairenin ve daire diliminin alanını hesaplar. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 0 50
Bir veri grubuna ilişkin daire grafiğini oluşturur ve yorumlar. 1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 1 0 100
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 0 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 0 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. 1 0 0 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Dikdörtgen, paralelkenar, yamuk ve eşkenar dörtgeni tanır; açı özelliklerini belirler. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 1 0
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 0 0 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 0 0
İnce ve kalın kenarlı merceklerin odak noktalarını deneyerek belirler. 1 1 0 100
Seri ve paralel bağlı ampullerden oluşan bir devre şeması çizer. 1 0 0 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 0 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Düz, çukur ve tümsek aynalarda oluşan görüntüleri karşılaştırır. 1 0 1 0
Bitki ve hayvanlardaki üreme çeşitlerini karşılaştırır. 1 0 0 0
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 0 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 0 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF STS

ÇANAKKALE / BİGA / DUMLUPINAR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
EYLÜL NİSA SEVİM 140 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
191,861 223,400 11 43 43 43 2464

Puanı Hesaplanan: 77 77 77 4036

Katılımlar: 16 80 80 80 4055

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 4 5 2,33 16 6,86 6,16 7,68

SOSYAL BİLGİLER 10 2 2 1,33 13 4,25 3,61 4,67

Din K.ve A.B. 10 3 2 2,33 23 5,12 3,82 3,86

İngilizce 10 6 2 5,33 53 6,62 4,11 4,63

Matematik 15 3 4 1,67 11 2,19 1,11 1,59

Fen 15 6 1 5,67 38 4,94 3,56 4,22

Toplam: 75 24 16 18,67 25 29,98 22,37 26,64

Sözel (TÜR) BdaBa    dcAC  

Cevap Anh. A BADBDADCACBACBD

Sözel (SOS) D   aaA   

Cevap Anh. A DBBBDCADCB

Sözel (DİN) C CdC   d 

Cevap Anh. A CBCACBDCAD

Sözel (İNG)  Bb BCDdBA

Cevap Anh. A DBCDBCDABA

Sayısal (MAT) cbd d    A   BB

Cevap Anh. A DCACBDACBAADCBB

Sayısal (FEN) DdC  BA  A   D 

Cevap Anh. A DCCDCBABCAADBDA

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 1 1 50
Konuşma 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 1 1 33
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 0 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 0 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 0 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Anlatım bozukluklarını tespit eder. 2 1 0 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 0 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Üretimde ve yönetimde toprağın önemini geçmişten ve günümüzden örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'nin üyesi olduğu uluslararası kuruluşlara örnekler verir. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına ve sosyal yaşamdaki rollerine örnekler verir. 1 0 0 0
Demokrasinin ortaya çıkışını, gelişim evrelerini ve günümüzde ifade ettiği anlamları açıklar. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 0 1 0
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 0 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 0 0 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
Dinin farklı yorum biçimleri olabileceğinin farkına varır. 2 1 0 50
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) peygamberlik yönüyle ilgili özelliklerini ayırt eder. 1 0 0 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 0 0
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Ahlaki Davranışlar 1 0 0 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 0 0 0
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 0 1 0
Students will be able to write short, simple messages about environment. 1 0 0 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to recognize the names of the public buildings. 1 0 1 0
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 1 0
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Dairenin ve daire diliminin alanını hesaplar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 0 50
Bir veri grubuna ilişkin daire grafiğini oluşturur ve yorumlar. 1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 0 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 0 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 0 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. 1 0 0 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Dikdörtgen, paralelkenar, yamuk ve eşkenar dörtgeni tanır; açı özelliklerini belirler. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 1 0
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 0 0 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 0 0
İnce ve kalın kenarlı merceklerin odak noktalarını deneyerek belirler. 1 1 0 100
Seri ve paralel bağlı ampullerden oluşan bir devre şeması çizer. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 0 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 0 0
Düz, çukur ve tümsek aynalarda oluşan görüntüleri karşılaştırır. 1 1 0 100
Bitki ve hayvanlardaki üreme çeşitlerini karşılaştırır. 1 0 0 0
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 0 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF STS

ÇANAKKALE / BİGA / DUMLUPINAR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
GÖKALP GELİR 143 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
236,554 223,400 8 32 32 32 1675

Puanı Hesaplanan: 77 77 77 4036

Katılımlar: 16 80 80 80 4055

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 14 1 13,67 91 6,86 6,16 7,68

SOSYAL BİLGİLER 10 7 1 6,67 67 4,25 3,61 4,67

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 5,12 3,82 3,86

İngilizce 10 10 0 10,00 100 6,62 4,11 4,63

Matematik 15 1 4 -0,33 -2 2,19 1,11 1,59

Fen 15 1 3 0,00 0 4,94 3,56 4,22

Toplam: 75 39 13 34,67 46 29,98 22,37 26,64

Sözel (TÜR) BADBDADdACBACBD

Cevap Anh. A BADBDADCACBACBD

Sözel (SOS) b BB CADCB

Cevap Anh. A DBBBDCADCB

Sözel (DİN) CBCAdcabAD

Cevap Anh. A CBCACBDCAD

Sözel (İNG) DBCDBCDABA

Cevap Anh. A DBCDBCDABA

Sayısal (MAT) D b d       bd 

Cevap Anh. A DCACBDACBAADCBB

Sayısal (FEN) D   b b d      

Cevap Anh. A DCCDCBABCAADBDA

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 2 0 100
Konuşma 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Anlatım bozukluklarını tespit eder. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Üretimde ve yönetimde toprağın önemini geçmişten ve günümüzden örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'nin üyesi olduğu uluslararası kuruluşlara örnekler verir. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına ve sosyal yaşamdaki rollerine örnekler verir. 1 1 0 100
Demokrasinin ortaya çıkışını, gelişim evrelerini ve günümüzde ifade ettiği anlamları açıklar. 1 0 0 0
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Dinin farklı yorum biçimleri olabileceğinin farkına varır. 2 0 2 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) peygamberlik yönüyle ilgili özelliklerini ayırt eder. 1 0 1 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Ahlaki Davranışlar 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 1 0 100
Students will be able to write short, simple messages about environment. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to recognize the names of the public buildings. 1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Dairenin ve daire diliminin alanını hesaplar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 0 0
Bir veri grubuna ilişkin daire grafiğini oluşturur ve yorumlar. 1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 0 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 0 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 0 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. 1 0 0 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Dikdörtgen, paralelkenar, yamuk ve eşkenar dörtgeni tanır; açı özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 0 0
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 0 0 0
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 0 0 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
İnce ve kalın kenarlı merceklerin odak noktalarını deneyerek belirler. 1 0 0 0
Seri ve paralel bağlı ampullerden oluşan bir devre şeması çizer. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 0 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Düz, çukur ve tümsek aynalarda oluşan görüntüleri karşılaştırır. 1 0 0 0
Bitki ve hayvanlardaki üreme çeşitlerini karşılaştırır. 1 0 0 0
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 0 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 0 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF STS

ÇANAKKALE / BİGA / DUMLUPINAR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
GÖKTUĞ BADUR 145 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
131,553 223,400 15 58 58 58 3442

Puanı Hesaplanan: 77 77 77 4036

Katılımlar: 16 80 80 80 4055

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 4 9 1,00 7 6,86 6,16 7,68

SOSYAL BİLGİLER 10 3 5 1,33 13 4,25 3,61 4,67

Din K.ve A.B. 10 4 5 2,33 23 5,12 3,82 3,86

İngilizce 10 5 4 3,67 37 6,62 4,11 4,63

Fen 15 4 9 1,00 7 4,94 3,56 4,22

Toplam: 75 20 32 9,33 12 29,98 22,37 26,64

Sözel (TÜR) cAbc dcdACBc db

Cevap Anh. A BADBDADCACBACBD

Sözel (SOS) DBdBadc d 

Cevap Anh. A DBBBDCADCB

Sözel (DİN) CBdbC bacD

Cevap Anh. A CBCACBDCAD

Sözel (İNG) cBCbaCbA A

Cevap Anh. A DBCDBCDABA

Sayısal (FEN) Dab bccBCAdbdc 

Cevap Anh. A DCCDCBABCAADBDA

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 0 1 0
Konuşma 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 1 2 33
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Anlatım bozukluklarını tespit eder. 2 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Üretimde ve yönetimde toprağın önemini geçmişten ve günümüzden örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'nin üyesi olduğu uluslararası kuruluşlara örnekler verir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına ve sosyal yaşamdaki rollerine örnekler verir. 1 1 0 100
Demokrasinin ortaya çıkışını, gelişim evrelerini ve günümüzde ifade ettiği anlamları açıklar. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 0 1 0
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 0 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 0 0 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 1 0 1 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
Dinin farklı yorum biçimleri olabileceğinin farkına varır. 2 1 1 50
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) peygamberlik yönüyle ilgili özelliklerini ayırt eder. 1 0 0 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Ahlaki Davranışlar 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 1 0 100
Students will be able to write short, simple messages about environment. 1 0 1 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 1 0
Students will be able to recognize the names of the public buildings. 1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 0 0
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Dairenin ve daire diliminin alanını hesaplar. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 0 0
Bir veri grubuna ilişkin daire grafiğini oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 0 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 0 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 0 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. 1 0 0 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Dikdörtgen, paralelkenar, yamuk ve eşkenar dörtgeni tanır; açı özelliklerini belirler. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 1 0
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 0 1 0
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 0 0 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
İnce ve kalın kenarlı merceklerin odak noktalarını deneyerek belirler. 1 0 1 0
Seri ve paralel bağlı ampullerden oluşan bir devre şeması çizer. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Düz, çukur ve tümsek aynalarda oluşan görüntüleri karşılaştırır. 1 1 0 100
Bitki ve hayvanlardaki üreme çeşitlerini karşılaştırır. 1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF STS

ÇANAKKALE / BİGA / DUMLUPINAR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
HASAN KAYNAK 27 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
230,711 223,400 9 34 34 34 1770

Puanı Hesaplanan: 77 77 77 4036

Katılımlar: 16 80 80 80 4055

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 9 2 8,33 56 6,86 6,16 7,68

SOSYAL BİLGİLER 10 5 1 4,67 47 4,25 3,61 4,67

Din K.ve A.B. 10 5 4 3,67 37 5,12 3,82 3,86

İngilizce 10 8 2 7,33 73 6,62 4,11 4,63

Matematik 15 0 3 -1,00 -7 2,19 1,11 1,59

Fen 15 8 4 6,67 44 4,94 3,56 4,22

Toplam: 75 35 16 29,67 40 29,98 22,37 26,64

Sözel (TÜR) BcDaD  CACBA  D

Cevap Anh. A BADBDADCACBACBD

Sözel (SOS) DBaB C  C 

Cevap Anh. A DBBBDCADCB

Sözel (DİN) CBdcbBD dD

Cevap Anh. A CBCACBDCAD

Sözel (İNG) DBbDBdDABA

Cevap Anh. A DBCDBCDABA

Sayısal (MAT) ba b           

Cevap Anh. A DCACBDACBAADCBB

Sayısal (FEN) DCCbCcA CAA  cb

Cevap Anh. A DCCDCBABCAADBDA

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 2 0 100
Konuşma 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 1 1 33
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 0 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Anlatım bozukluklarını tespit eder. 2 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Üretimde ve yönetimde toprağın önemini geçmişten ve günümüzden örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'nin üyesi olduğu uluslararası kuruluşlara örnekler verir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına ve sosyal yaşamdaki rollerine örnekler verir. 1 1 0 100
Demokrasinin ortaya çıkışını, gelişim evrelerini ve günümüzde ifade ettiği anlamları açıklar. 1 0 0 0
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 0 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 0 0 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 1 0 1 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
Dinin farklı yorum biçimleri olabileceğinin farkına varır. 2 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) peygamberlik yönüyle ilgili özelliklerini ayırt eder. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Ahlaki Davranışlar 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 0 1 0
Students will be able to write short, simple messages about environment. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to recognize the names of the public buildings. 1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 1 0
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Dairenin ve daire diliminin alanını hesaplar. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 1 0
Bir veri grubuna ilişkin daire grafiğini oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 0 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 0 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 0 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. 1 0 0 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Dikdörtgen, paralelkenar, yamuk ve eşkenar dörtgeni tanır; açı özelliklerini belirler. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 0 1 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
İnce ve kalın kenarlı merceklerin odak noktalarını deneyerek belirler. 1 0 1 0
Seri ve paralel bağlı ampullerden oluşan bir devre şeması çizer. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 0 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Düz, çukur ve tümsek aynalarda oluşan görüntüleri karşılaştırır. 1 1 0 100
Bitki ve hayvanlardaki üreme çeşitlerini karşılaştırır. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 0 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF STS

ÇANAKKALE / BİGA / DUMLUPINAR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
KEREM BOZDEMİR 159 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
129,871 223,400 16 60 60 60 3466

Puanı Hesaplanan: 77 77 77 4036

Katılımlar: 16 80 80 80 4055

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 5 10 1,67 11 6,86 6,16 7,68

SOSYAL BİLGİLER 10 4 6 2,00 20 4,25 3,61 4,67

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 5,12 3,82 3,86

İngilizce 10 1 0 1,00 10 6,62 4,11 4,63

Fen 15 1 1 0,67 4 4,94 3,56 4,22

Toplam: 75 16 22 8,67 12 29,98 22,37 26,64

Sözel (TÜR) aADabbaCbCdAbca

Cevap Anh. A BADBDADCACBACBD

Sözel (SOS) DBacDCcaac

Cevap Anh. A DBBBDCADCB

Sözel (DİN) bBCdacbCAD

Cevap Anh. A CBCACBDCAD

Sözel (İNG)          A

Cevap Anh. A DBCDBCDABA

Sayısal (FEN)  C       b     

Cevap Anh. A DCCDCBABCAADBDA

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 0 2 0
Konuşma 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 1 2 33
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Anlatım bozukluklarını tespit eder. 2 0 2 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Üretimde ve yönetimde toprağın önemini geçmişten ve günümüzden örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'nin üyesi olduğu uluslararası kuruluşlara örnekler verir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına ve sosyal yaşamdaki rollerine örnekler verir. 1 0 1 0
Demokrasinin ortaya çıkışını, gelişim evrelerini ve günümüzde ifade ettiği anlamları açıklar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
Dinin farklı yorum biçimleri olabileceğinin farkına varır. 2 1 1 50
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) peygamberlik yönüyle ilgili özelliklerini ayırt eder. 1 0 1 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Ahlaki Davranışlar 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 0 0 0
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 0 0 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 0 0 0
Students will be able to write short, simple messages about environment. 1 0 0 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 0 0 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 0 0
Students will be able to recognize the names of the public buildings. 1 0 0 0
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 0 0
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Dairenin ve daire diliminin alanını hesaplar. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 0 0
Bir veri grubuna ilişkin daire grafiğini oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 0 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 0 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 0 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. 1 0 0 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Dikdörtgen, paralelkenar, yamuk ve eşkenar dörtgeni tanır; açı özelliklerini belirler. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 1 0 0 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 0 0 0
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 0 0 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 0 0
İnce ve kalın kenarlı merceklerin odak noktalarını deneyerek belirler. 1 0 0 0
Seri ve paralel bağlı ampullerden oluşan bir devre şeması çizer. 1 0 0 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 0 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 0 0
Düz, çukur ve tümsek aynalarda oluşan görüntüleri karşılaştırır. 1 0 1 0
Bitki ve hayvanlardaki üreme çeşitlerini karşılaştırır. 1 0 0 0
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 0 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 0 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF STS

ÇANAKKALE / BİGA / DUMLUPINAR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MUSTAFA ÇENGEL 171 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
135,646 223,400 14 56 56 56 3380

Puanı Hesaplanan: 77 77 77 4036

Katılımlar: 16 80 80 80 4055

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 2 13 -2,33 -16 6,86 6,16 7,68

SOSYAL BİLGİLER 10 4 6 2,00 20 4,25 3,61 4,67

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 5,12 3,82 3,86

İngilizce 10 4 6 2,00 20 6,62 4,11 4,63

Matematik 15 1 2 0,33 2 2,19 1,11 1,59

Fen 15 6 4 4,67 31 4,94 3,56 4,22

Toplam: 75 21 37 8,67 12 29,98 22,37 26,64

Sözel (TÜR) abccbbbCbdcAbdb

Cevap Anh. A BADBDADCACBACBD

Sözel (SOS) DBaBcbbabB

Cevap Anh. A DBBBDCADCB

Sözel (DİN) CddcaBDCdc

Cevap Anh. A CBCACBDCAD

Sözel (İNG) ccbbBdDdBA

Cevap Anh. A DBCDBCDABA

Sayısal (MAT) Da b           

Cevap Anh. A DCACBDACBAADCBB

Sayısal (FEN) DCCcdcA  AA  c 

Cevap Anh. A DCCDCBABCAADBDA

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 0 2 0
Konuşma 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 0 3 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Anlatım bozukluklarını tespit eder. 2 0 2 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Üretimde ve yönetimde toprağın önemini geçmişten ve günümüzden örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'nin üyesi olduğu uluslararası kuruluşlara örnekler verir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına ve sosyal yaşamdaki rollerine örnekler verir. 1 1 0 100
Demokrasinin ortaya çıkışını, gelişim evrelerini ve günümüzde ifade ettiği anlamları açıklar. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 0 1 0
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 1 0 1 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
Dinin farklı yorum biçimleri olabileceğinin farkına varır. 2 1 1 50
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) peygamberlik yönüyle ilgili özelliklerini ayırt eder. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Ahlaki Davranışlar 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 0 1 0
Students will be able to write short, simple messages about environment. 1 0 1 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to recognize the names of the public buildings. 1 0 1 0
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Dairenin ve daire diliminin alanını hesaplar. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 1 0
Bir veri grubuna ilişkin daire grafiğini oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 0 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 0 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 0 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. 1 0 0 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Dikdörtgen, paralelkenar, yamuk ve eşkenar dörtgeni tanır; açı özelliklerini belirler. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 0 1 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
İnce ve kalın kenarlı merceklerin odak noktalarını deneyerek belirler. 1 0 1 0
Seri ve paralel bağlı ampullerden oluşan bir devre şeması çizer. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 0 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 0 0
Düz, çukur ve tümsek aynalarda oluşan görüntüleri karşılaştırır. 1 1 0 100
Bitki ve hayvanlardaki üreme çeşitlerini karşılaştırır. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 0 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF STS

ÇANAKKALE / BİGA / DUMLUPINAR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
NİSANUR KARAOĞLU 175 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
398,747 223,400 1 2 2 2 136

Puanı Hesaplanan: 77 77 77 4036

Katılımlar: 16 80 80 80 4055

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 11 4 9,67 64 6,86 6,16 7,68

SOSYAL BİLGİLER 10 7 3 6,00 60 4,25 3,61 4,67

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 5,12 3,82 3,86

İngilizce 10 10 0 10,00 100 6,62 4,11 4,63

Matematik 15 11 2 10,33 69 2,19 1,11 1,59

Fen 15 13 2 12,33 82 4,94 3,56 4,22

Toplam: 75 62 11 58,33 78 29,98 22,37 26,64

Sözel (TÜR) BdDBaAbCbCBACBD

Cevap Anh. A BADBDADCACBACBD

Sözel (SOS) bBBaaCADCB

Cevap Anh. A DBBBDCADCB

Sözel (DİN) CBCACBDCAD

Cevap Anh. A CBCACBDCAD

Sözel (İNG) DBCDBCDABA

Cevap Anh. A DBCDBCDABA

Sayısal (MAT) DCAC DAaBAADb B

Cevap Anh. A DCACBDACBAADCBB

Sayısal (FEN) DaCDCBABCAdDBDA

Cevap Anh. A DCCDCBABCAADBDA

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 1 1 50
Konuşma 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Anlatım bozukluklarını tespit eder. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Üretimde ve yönetimde toprağın önemini geçmişten ve günümüzden örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'nin üyesi olduğu uluslararası kuruluşlara örnekler verir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına ve sosyal yaşamdaki rollerine örnekler verir. 1 0 1 0
Demokrasinin ortaya çıkışını, gelişim evrelerini ve günümüzde ifade ettiği anlamları açıklar. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Dinin farklı yorum biçimleri olabileceğinin farkına varır. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) peygamberlik yönüyle ilgili özelliklerini ayırt eder. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Ahlaki Davranışlar 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 1 0 100
Students will be able to write short, simple messages about environment. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to recognize the names of the public buildings. 1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Dairenin ve daire diliminin alanını hesaplar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Bir veri grubuna ilişkin daire grafiğini oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 1 0 100
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. 1 1 0 100
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Dikdörtgen, paralelkenar, yamuk ve eşkenar dörtgeni tanır; açı özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 1 0
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 1 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
İnce ve kalın kenarlı merceklerin odak noktalarını deneyerek belirler. 1 1 0 100
Seri ve paralel bağlı ampullerden oluşan bir devre şeması çizer. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Düz, çukur ve tümsek aynalarda oluşan görüntüleri karşılaştırır. 1 1 0 100
Bitki ve hayvanlardaki üreme çeşitlerini karşılaştırır. 1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF STS

ÇANAKKALE / BİGA / DUMLUPINAR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
RAGAD ALRAHİL 1 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
292,906 223,400 6 13 13 13 866

Puanı Hesaplanan: 77 77 77 4036

Katılımlar: 16 80 80 80 4055

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 9 4 7,67 51 6,86 6,16 7,68

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 4,25 3,61 4,67

Din K.ve A.B. 10 9 0 9,00 90 5,12 3,82 3,86

İngilizce 10 10 0 10,00 100 6,62 4,11 4,63

Matematik 15 5 4 3,67 24 2,19 1,11 1,59

Fen 15 8 3 7,00 47 4,94 3,56 4,22

Toplam: 75 49 13 44,67 60 29,98 22,37 26,64

Sözel (TÜR)  AaB ADabCBACcD

Cevap Anh. A BADBDADCACBACBD

Sözel (SOS) bBBBDCADaB

Cevap Anh. A DBBBDCADCB

Sözel (DİN) CBCACBD AD

Cevap Anh. A CBCACBDCAD

Sözel (İNG) DBCDBCDABA

Cevap Anh. A DBCDBCDABA

Sayısal (MAT) Db d    cAADb B

Cevap Anh. A DCACBDACBAADCBB

Sayısal (FEN) D CbC ABdA  dDA

Cevap Anh. A DCCDCBABCAADBDA

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 0 0 0
Konuşma 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Anlatım bozukluklarını tespit eder. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Üretimde ve yönetimde toprağın önemini geçmişten ve günümüzden örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'nin üyesi olduğu uluslararası kuruluşlara örnekler verir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına ve sosyal yaşamdaki rollerine örnekler verir. 1 1 0 100
Demokrasinin ortaya çıkışını, gelişim evrelerini ve günümüzde ifade ettiği anlamları açıklar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Dinin farklı yorum biçimleri olabileceğinin farkına varır. 2 1 0 50
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) peygamberlik yönüyle ilgili özelliklerini ayırt eder. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Ahlaki Davranışlar 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 1 0 100
Students will be able to write short, simple messages about environment. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to recognize the names of the public buildings. 1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Dairenin ve daire diliminin alanını hesaplar. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Bir veri grubuna ilişkin daire grafiğini oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 0 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 0 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 0 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. 1 1 0 100
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Dikdörtgen, paralelkenar, yamuk ve eşkenar dörtgeni tanır; açı özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 0 0
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 0 1 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
İnce ve kalın kenarlı merceklerin odak noktalarını deneyerek belirler. 1 0 0 0
Seri ve paralel bağlı ampullerden oluşan bir devre şeması çizer. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Düz, çukur ve tümsek aynalarda oluşan görüntüleri karşılaştırır. 1 1 0 100
Bitki ve hayvanlardaki üreme çeşitlerini karşılaştırır. 1 0 0 0
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF STS

ÇANAKKALE / BİGA / DUMLUPINAR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
UYGAR ÇALIŞKAN 186 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
296,492 223,400 5 12 12 12 822

Puanı Hesaplanan: 77 77 77 4036

Katılımlar: 16 80 80 80 4055

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 12 3 11,00 73 6,86 6,16 7,68

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 4,25 3,61 4,67

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 5,12 3,82 3,86

İngilizce 10 10 0 10,00 100 6,62 4,11 4,63

Matematik 15 5 9 2,00 13 2,19 1,11 1,59

Fen 15 9 6 7,00 47 4,94 3,56 4,22

Toplam: 75 52 22 44,67 60 29,98 22,37 26,64

Sözel (TÜR) BADBaAbCbCBACBD

Cevap Anh. A BADBDADCACBACBD

Sözel (SOS) cBBBaCADCB

Cevap Anh. A DBBBDCADCB

Sözel (DİN) CaCAdBDCAD

Cevap Anh. A CBCACBDCAD

Sözel (İNG) DBCDBCDABA

Cevap Anh. A DBCDBCDABA

Sayısal (MAT) cbACBac BcdcbcB

Cevap Anh. A DCACBDACBAADCBB

Sayısal (FEN) DaCDCBbBdcAacDA

Cevap Anh. A DCCDCBABCAADBDA

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 1 1 50
Konuşma 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Anlatım bozukluklarını tespit eder. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Üretimde ve yönetimde toprağın önemini geçmişten ve günümüzden örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'nin üyesi olduğu uluslararası kuruluşlara örnekler verir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına ve sosyal yaşamdaki rollerine örnekler verir. 1 1 0 100
Demokrasinin ortaya çıkışını, gelişim evrelerini ve günümüzde ifade ettiği anlamları açıklar. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Dinin farklı yorum biçimleri olabileceğinin farkına varır. 2 1 1 50
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) peygamberlik yönüyle ilgili özelliklerini ayırt eder. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Ahlaki Davranışlar 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 1 0 100
Students will be able to write short, simple messages about environment. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to recognize the names of the public buildings. 1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 1 0
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Dairenin ve daire diliminin alanını hesaplar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Bir veri grubuna ilişkin daire grafiğini oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 0 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. 1 0 1 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Dikdörtgen, paralelkenar, yamuk ve eşkenar dörtgeni tanır; açı özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 1 0
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 1 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
İnce ve kalın kenarlı merceklerin odak noktalarını deneyerek belirler. 1 1 0 100
Seri ve paralel bağlı ampullerden oluşan bir devre şeması çizer. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Düz, çukur ve tümsek aynalarda oluşan görüntüleri karşılaştırır. 1 0 1 0
Bitki ve hayvanlardaki üreme çeşitlerini karşılaştırır. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF STS

ÇANAKKALE / BİGA / DUMLUPINAR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
YAREN ERGÖL 24 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
228,625 223,400 10 35 35 35 1810

Puanı Hesaplanan: 77 77 77 4036

Katılımlar: 16 80 80 80 4055

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 10 2 9,33 62 6,86 6,16 7,68

SOSYAL BİLGİLER 10 1 3 0,00 0 4,25 3,61 4,67

Din K.ve A.B. 10 4 1 3,67 37 5,12 3,82 3,86

İngilizce 10 5 3 4,00 40 6,62 4,11 4,63

Matematik 15 3 2 2,33 16 2,19 1,11 1,59

Fen 15 5 2 4,33 29 4,94 3,56 4,22

Toplam: 75 28 13 23,67 32 29,98 22,37 26,64

Sözel (TÜR) BdDBaADC CBA  D

Cevap Anh. A BADBDADCACBACBD

Sözel (SOS) bd  b A   

Cevap Anh. A DBBBDCADCB

Sözel (DİN)   CAb D A 

Cevap Anh. A CBCACBDCAD

Sözel (İNG) Dab B DdBA

Cevap Anh. A DBCDBCDABA

Sayısal (MAT) c        AAc  B

Cevap Anh. A DCACBDACBAADCBB

Sayısal (FEN) DdC CB   c   D 

Cevap Anh. A DCCDCBABCAADBDA

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 1 1 50
Konuşma 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 0 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Anlatım bozukluklarını tespit eder. 2 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Üretimde ve yönetimde toprağın önemini geçmişten ve günümüzden örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'nin üyesi olduğu uluslararası kuruluşlara örnekler verir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına ve sosyal yaşamdaki rollerine örnekler verir. 1 0 0 0
Demokrasinin ortaya çıkışını, gelişim evrelerini ve günümüzde ifade ettiği anlamları açıklar. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 0 0 0
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 0 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 0 0 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Dinin farklı yorum biçimleri olabileceğinin farkına varır. 2 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) peygamberlik yönüyle ilgili özelliklerini ayırt eder. 1 0 0 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Ahlaki Davranışlar 1 0 0 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 0 1 0
Students will be able to write short, simple messages about environment. 1 0 0 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to recognize the names of the public buildings. 1 0 1 0
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 1 0
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Dairenin ve daire diliminin alanını hesaplar. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 0 50
Bir veri grubuna ilişkin daire grafiğini oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 0 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 0 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 0 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. 1 1 0 100
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Dikdörtgen, paralelkenar, yamuk ve eşkenar dörtgeni tanır; açı özelliklerini belirler. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 1 0
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 0 0 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
İnce ve kalın kenarlı merceklerin odak noktalarını deneyerek belirler. 1 1 0 100
Seri ve paralel bağlı ampullerden oluşan bir devre şeması çizer. 1 0 0 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 0 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 0 0
Düz, çukur ve tümsek aynalarda oluşan görüntüleri karşılaştırır. 1 0 1 0
Bitki ve hayvanlardaki üreme çeşitlerini karşılaştırır. 1 0 0 0
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 0 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF STS

ÇANAKKALE / BİGA / DUMLUPINAR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
KENAN CEYLAN 158 8Ç

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
177,232 223,400 2 46 46 46 2768

Puanı Hesaplanan: 77 77 77 4036

Katılımlar: 2 80 80 80 4055

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 5 10 1,67 11 6,50 6,16 7,68

SOSYAL BİLGİLER 10 2 8 -0,67 -7 4,00 3,61 4,67

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 2,84 3,82 3,86

İngilizce 10 2 8 -0,67 -7 3,33 4,11 4,63

Matematik 15 6 9 3,00 20 1,00 1,11 1,59

Fen 15 8 7 5,67 38 6,67 3,56 4,22

Toplam: 75 27 48 11,00 15 24,34 22,37 26,64

Sözel (TÜR) dcaBbdcaddBAdBD

Cevap Anh. A BADBDADCACBACBD

Sözel (SOS) DcaBcdbadd

Cevap Anh. A DBBBDCADCB

Sözel (DİN) CBdACdcbcc

Cevap Anh. A CBCACBDCAD

Sözel (İNG) DcdaadDcdc

Cevap Anh. A DBCDBCDABA

Sayısal (MAT) DCbCaDbCdccbdBa

Cevap Anh. A DCACBDACBAADCBB

Sayısal (FEN) abCDdBcBCAbaBDd

Cevap Anh. A DCCDCBABCAADBDA

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 0 2 0
Konuşma 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 1 2 33
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Anlatım bozukluklarını tespit eder. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Üretimde ve yönetimde toprağın önemini geçmişten ve günümüzden örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'nin üyesi olduğu uluslararası kuruluşlara örnekler verir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına ve sosyal yaşamdaki rollerine örnekler verir. 1 1 0 100
Demokrasinin ortaya çıkışını, gelişim evrelerini ve günümüzde ifade ettiği anlamları açıklar. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 0 1 0
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 1 0 1 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Dinin farklı yorum biçimleri olabileceğinin farkına varır. 2 1 1 50
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) peygamberlik yönüyle ilgili özelliklerini ayırt eder. 1 0 1 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Ahlaki Davranışlar 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 0 1 0
Students will be able to write short, simple messages about environment. 1 0 1 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to recognize the names of the public buildings. 1 0 1 0
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Dairenin ve daire diliminin alanını hesaplar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Bir veri grubuna ilişkin daire grafiğini oluşturur ve yorumlar. 1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 1 0 100
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. 1 0 1 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Dikdörtgen, paralelkenar, yamuk ve eşkenar dörtgeni tanır; açı özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 1 0
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 1 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
İnce ve kalın kenarlı merceklerin odak noktalarını deneyerek belirler. 1 1 0 100
Seri ve paralel bağlı ampullerden oluşan bir devre şeması çizer. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Düz, çukur ve tümsek aynalarda oluşan görüntüleri karşılaştırır. 1 1 0 100
Bitki ve hayvanlardaki üreme çeşitlerini karşılaştırır. 1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF STS

ÇANAKKALE / BİGA / DUMLUPINAR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
KEREM BOZKURT 160 8Ç

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
266,084 223,400 1 18 18 18 1178

Puanı Hesaplanan: 77 77 77 4036

Katılımlar: 2 80 80 80 4055

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 12 2 11,33 76 6,50 6,16 7,68

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 4,00 3,61 4,67

Din K.ve A.B. 10 5 4 3,67 37 2,84 3,82 3,86

İngilizce 10 8 2 7,33 73 3,33 4,11 4,63

Matematik 15 0 3 -1,00 -7 1,00 1,11 1,59

Fen 15 9 4 7,67 51 6,67 3,56 4,22

Toplam: 75 43 16 37,67 50 24,34 22,37 26,64

Sözel (TÜR) BADBaADaACBA BD

Cevap Anh. A BADBDADCACBACBD

Sözel (SOS) DBBBbCADCB

Cevap Anh. A DBBBDCADCB

Sözel (DİN) CBdcbBD dD

Cevap Anh. A CBCACBDCAD

Sözel (İNG) DBbDBdDABA

Cevap Anh. A DBCDBCDABA

Sayısal (MAT) ba b           

Cevap Anh. A DCACBDACBAADCBB

Sayısal (FEN) DCCbCBAdCAAc  b

Cevap Anh. A DCCDCBABCAADBDA

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 1 1 50
Konuşma 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Anlatım bozukluklarını tespit eder. 2 1 0 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Üretimde ve yönetimde toprağın önemini geçmişten ve günümüzden örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'nin üyesi olduğu uluslararası kuruluşlara örnekler verir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına ve sosyal yaşamdaki rollerine örnekler verir. 1 1 0 100
Demokrasinin ortaya çıkışını, gelişim evrelerini ve günümüzde ifade ettiği anlamları açıklar. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 1 0 1 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
Dinin farklı yorum biçimleri olabileceğinin farkına varır. 2 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) peygamberlik yönüyle ilgili özelliklerini ayırt eder. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Ahlaki Davranışlar 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 0 1 0
Students will be able to write short, simple messages about environment. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to recognize the names of the public buildings. 1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 1 0
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Dairenin ve daire diliminin alanını hesaplar. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 1 0
Bir veri grubuna ilişkin daire grafiğini oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 0 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 0 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 0 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. 1 0 0 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Dikdörtgen, paralelkenar, yamuk ve eşkenar dörtgeni tanır; açı özelliklerini belirler. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 0 1 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
İnce ve kalın kenarlı merceklerin odak noktalarını deneyerek belirler. 1 1 0 100
Seri ve paralel bağlı ampullerden oluşan bir devre şeması çizer. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Düz, çukur ve tümsek aynalarda oluşan görüntüleri karşılaştırır. 1 1 0 100
Bitki ve hayvanlardaki üreme çeşitlerini karşılaştırır. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 0 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 0 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF STS

ÇANAKKALE / BİGA / DUMLUPINAR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
BERKAY BAL 119 8E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
281,279 223,400 4 14 14 14 988

Puanı Hesaplanan: 77 77 77 4036

Katılımlar: 19 80 80 80 4055

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 10 4 8,67 58 7,67 6,16 7,68

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 4,00 3,61 4,67

Din K.ve A.B. 10 7 1 6,67 67 4,40 3,82 3,86

İngilizce 10 7 3 6,00 60 5,47 4,11 4,63

Matematik 15 3 3 2,00 13 0,91 1,11 1,59

Fen 15 10 4 8,67 58 4,79 3,56 4,22

Toplam: 75 45 17 39,33 52 27,25 22,37 26,64

Sözel (TÜR) BADB cbaAdBACBD

Cevap Anh. A BADBDADCACBACBD

Sözel (SOS) adBBDCADCB

Cevap Anh. A DBBBDCADCB

Sözel (DİN) CB cCBD AD

Cevap Anh. A CBCACBDCAD

Sözel (İNG) aBbDBCDAdA

Cevap Anh. A DBCDBCDABA

Sayısal (MAT) cC  Ba     D c 

Cevap Anh. A DCACBDACBAADCBB

Sayısal (FEN) DbCDC bBCAADcDb

Cevap Anh. A DCCDCBABCAADBDA

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 1 0 50
Konuşma 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 1 2 33
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Anlatım bozukluklarını tespit eder. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Üretimde ve yönetimde toprağın önemini geçmişten ve günümüzden örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'nin üyesi olduğu uluslararası kuruluşlara örnekler verir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına ve sosyal yaşamdaki rollerine örnekler verir. 1 1 0 100
Demokrasinin ortaya çıkışını, gelişim evrelerini ve günümüzde ifade ettiği anlamları açıklar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 1 0 0 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
Dinin farklı yorum biçimleri olabileceğinin farkına varır. 2 1 0 50
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) peygamberlik yönüyle ilgili özelliklerini ayırt eder. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Ahlaki Davranışlar 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 0 1 0
Students will be able to write short, simple messages about environment. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to recognize the names of the public buildings. 1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 1 0
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Dairenin ve daire diliminin alanını hesaplar. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 0 0
Bir veri grubuna ilişkin daire grafiğini oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 0 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 0 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. 1 0 0 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Dikdörtgen, paralelkenar, yamuk ve eşkenar dörtgeni tanır; açı özelliklerini belirler. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 1 0
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 1 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
İnce ve kalın kenarlı merceklerin odak noktalarını deneyerek belirler. 1 0 0 0
Seri ve paralel bağlı ampullerden oluşan bir devre şeması çizer. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Düz, çukur ve tümsek aynalarda oluşan görüntüleri karşılaştırır. 1 1 0 100
Bitki ve hayvanlardaki üreme çeşitlerini karşılaştırır. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF STS

ÇANAKKALE / BİGA / DUMLUPINAR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
BETÜL SÜR 114 8E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
246,318 223,400 8 26 26 26 1515

Puanı Hesaplanan: 77 77 77 4036

Katılımlar: 19 80 80 80 4055

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 14 1 13,67 91 7,67 6,16 7,68

SOSYAL BİLGİLER 10 7 3 6,00 60 4,00 3,61 4,67

Din K.ve A.B. 10 7 2 6,33 63 4,40 3,82 3,86

İngilizce 10 1 0 1,00 10 5,47 4,11 4,63

Matematik 15 1 7 -1,33 -9 0,91 1,11 1,59

Fen 15 7 4 5,67 38 4,79 3,56 4,22

Toplam: 75 37 17 31,33 42 27,25 22,37 26,64

Sözel (TÜR) BADBDADCbCBACBD

Cevap Anh. A BADBDADCACBACBD

Sözel (SOS) bBBBbCAaCB

Cevap Anh. A DBBBDCADCB

Sözel (DİN) CBCAbBD Ac

Cevap Anh. A CBCACBDCAD

Sözel (İNG)       D   

Cevap Anh. A DBCDBCDABA

Sayısal (MAT)  dd da   Ad dd 

Cevap Anh. A DCACBDACBAADCBB

Sayısal (FEN) c C C cB AADdDb

Cevap Anh. A DCCDCBABCAADBDA

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 2 0 100
Konuşma 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Anlatım bozukluklarını tespit eder. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Üretimde ve yönetimde toprağın önemini geçmişten ve günümüzden örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'nin üyesi olduğu uluslararası kuruluşlara örnekler verir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına ve sosyal yaşamdaki rollerine örnekler verir. 1 1 0 100
Demokrasinin ortaya çıkışını, gelişim evrelerini ve günümüzde ifade ettiği anlamları açıklar. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Dinin farklı yorum biçimleri olabileceğinin farkına varır. 2 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) peygamberlik yönüyle ilgili özelliklerini ayırt eder. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Ahlaki Davranışlar 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 0 0 0
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 0 0 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 0 0 0
Students will be able to write short, simple messages about environment. 1 0 0 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 0 0 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to recognize the names of the public buildings. 1 0 0 0
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 0 0
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Dairenin ve daire diliminin alanını hesaplar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 0 50
Bir veri grubuna ilişkin daire grafiğini oluşturur ve yorumlar. 1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 0 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 0 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. 1 0 1 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Dikdörtgen, paralelkenar, yamuk ve eşkenar dörtgeni tanır; açı özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 0 0
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 0 0 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
İnce ve kalın kenarlı merceklerin odak noktalarını deneyerek belirler. 1 0 0 0
Seri ve paralel bağlı ampullerden oluşan bir devre şeması çizer. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 0 0
Düz, çukur ve tümsek aynalarda oluşan görüntüleri karşılaştırır. 1 1 0 100
Bitki ve hayvanlardaki üreme çeşitlerini karşılaştırır. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF STS

ÇANAKKALE / BİGA / DUMLUPINAR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
BURAK KAR T 135 8E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
244,667 223,400 9 27 27 27 1542

Puanı Hesaplanan: 77 77 77 4036

Katılımlar: 19 80 80 80 4055

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 9 5 7,33 49 7,67 6,16 7,68

SOSYAL BİLGİLER 10 6 3 5,00 50 4,00 3,61 4,67

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 4,40 3,82 3,86

İngilizce 10 8 2 7,33 73 5,47 4,11 4,63

Matematik 15 2 4 0,67 4 0,91 1,11 1,59

Fen 15 8 5 6,33 42 4,79 3,56 4,22

Toplam: 75 41 21 34,00 45 27,25 22,37 26,64

Sözel (TÜR) cADB dDCAbcACdD

Cevap Anh. A BADBDADCACBACBD

Sözel (SOS) cB BcCADdB

Cevap Anh. A DBBBDCADCB

Sözel (DİN) CBCcCcDCAD

Cevap Anh. A CBCACBDCAD

Sözel (İNG) DBbaBCDABA

Cevap Anh. A DBCDBCDABA

Sayısal (MAT) Dd   b d  c  B 

Cevap Anh. A DCACBDACBAADCBB

Sayısal (FEN) D Cb dbBCAAaBcA

Cevap Anh. A DCCDCBABCAADBDA

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 0 1 0
Konuşma 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Anlatım bozukluklarını tespit eder. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Üretimde ve yönetimde toprağın önemini geçmişten ve günümüzden örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'nin üyesi olduğu uluslararası kuruluşlara örnekler verir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına ve sosyal yaşamdaki rollerine örnekler verir. 1 1 0 100
Demokrasinin ortaya çıkışını, gelişim evrelerini ve günümüzde ifade ettiği anlamları açıklar. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
Dinin farklı yorum biçimleri olabileceğinin farkına varır. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) peygamberlik yönüyle ilgili özelliklerini ayırt eder. 1 0 1 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Ahlaki Davranışlar 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 0 1 0
Students will be able to write short, simple messages about environment. 1 0 1 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to recognize the names of the public buildings. 1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Dairenin ve daire diliminin alanını hesaplar. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 0 0
Bir veri grubuna ilişkin daire grafiğini oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 0 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. 1 0 1 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Dikdörtgen, paralelkenar, yamuk ve eşkenar dörtgeni tanır; açı özelliklerini belirler. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 0 0
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 0 1 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 0 0
İnce ve kalın kenarlı merceklerin odak noktalarını deneyerek belirler. 1 0 1 0
Seri ve paralel bağlı ampullerden oluşan bir devre şeması çizer. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Düz, çukur ve tümsek aynalarda oluşan görüntüleri karşılaştırır. 1 1 0 100
Bitki ve hayvanlardaki üreme çeşitlerini karşılaştırır. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF STS

ÇANAKKALE / BİGA / DUMLUPINAR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ÇİŞTİMAN ÇAKIR 706 8E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
195,735 223,400 13 41 41 41 2411

Puanı Hesaplanan: 77 77 77 4036

Katılımlar: 19 80 80 80 4055

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 12 3 11,00 73 7,67 6,16 7,68

SOSYAL BİLGİLER 10 2 6 0,00 0 4,00 3,61 4,67

Din K.ve A.B. 10 5 4 3,67 37 4,40 3,82 3,86

İngilizce 10 7 2 6,33 63 5,47 4,11 4,63

Matematik 15 0 4 -1,33 -9 0,91 1,11 1,59

Fen 15 4 7 1,67 11 4,79 3,56 4,22

Toplam: 75 30 26 21,33 28 27,25 22,37 26,64

Sözel (TÜR) BADBDAcaAdBACBD

Cevap Anh. A BADBDADCACBACBD

Sözel (SOS) DacBadc d 

Cevap Anh. A DBBBDCADCB

Sözel (DİN) bBaA BbbAD

Cevap Anh. A CBCACBDCAD

Sözel (İNG) DBC BaDAdA

Cevap Anh. A DBCDBCDABA

Sayısal (MAT)   d      b c d 

Cevap Anh. A DCACBDACBAADCBB

Sayısal (FEN) bCC bBcBdc b  b

Cevap Anh. A DCCDCBABCAADBDA

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 2 0 100
Konuşma 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 1 2 33
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Anlatım bozukluklarını tespit eder. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Üretimde ve yönetimde toprağın önemini geçmişten ve günümüzden örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'nin üyesi olduğu uluslararası kuruluşlara örnekler verir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına ve sosyal yaşamdaki rollerine örnekler verir. 1 1 0 100
Demokrasinin ortaya çıkışını, gelişim evrelerini ve günümüzde ifade ettiği anlamları açıklar. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 0 1 0
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 0 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 0 0 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 1 0 1 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Dinin farklı yorum biçimleri olabileceğinin farkına varır. 2 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) peygamberlik yönüyle ilgili özelliklerini ayırt eder. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Ahlaki Davranışlar 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 1 0 100
Students will be able to write short, simple messages about environment. 1 0 0 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to recognize the names of the public buildings. 1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 0 0
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Dairenin ve daire diliminin alanını hesaplar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 1 0
Bir veri grubuna ilişkin daire grafiğini oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 0 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 0 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 0 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. 1 0 0 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Dikdörtgen, paralelkenar, yamuk ve eşkenar dörtgeni tanır; açı özelliklerini belirler. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 0 0 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
İnce ve kalın kenarlı merceklerin odak noktalarını deneyerek belirler. 1 1 0 100
Seri ve paralel bağlı ampullerden oluşan bir devre şeması çizer. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Düz, çukur ve tümsek aynalarda oluşan görüntüleri karşılaştırır. 1 0 1 0
Bitki ve hayvanlardaki üreme çeşitlerini karşılaştırır. 1 0 0 0
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 0 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 0 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF STS

ÇANAKKALE / BİGA / DUMLUPINAR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
COŞKUN SAÇI 124 8E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
173,083 223,400 15 49 49 49 2834

Puanı Hesaplanan: 77 77 77 4036

Katılımlar: 19 80 80 80 4055

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 2 9 -1,00 -7 7,67 6,16 7,68

SOSYAL BİLGİLER 10 7 2 6,33 63 4,00 3,61 4,67

Din K.ve A.B. 10 6 3 5,00 50 4,40 3,82 3,86

İngilizce 10 5 5 3,33 33 5,47 4,11 4,63

Matematik 15 6 7 3,67 24 0,91 1,11 1,59

Fen 15 4 6 2,00 13 4,79 3,56 4,22

Toplam: 75 30 32 19,33 26 27,25 22,37 26,64

Sözel (TÜR) cbbcDbcCbac    

Cevap Anh. A BADBDADCACBACBD

Sözel (SOS) DdBcDCA CB

Cevap Anh. A DBBBDCADCB

Sözel (DİN)  BCcbBDCbD

Cevap Anh. A CBCACBDCAD

Sözel (İNG) aabbBCDABd

Cevap Anh. A DBCDBCDABA

Sayısal (MAT) bacbccACB  DCBa

Cevap Anh. A DCACBDACBAADCBB

Sayısal (FEN) bCaDacbB A    c

Cevap Anh. A DCCDCBABCAADBDA

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 1 1 50
Konuşma 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 0 3 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0
Anlatım bozukluklarını tespit eder. 2 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 0 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Üretimde ve yönetimde toprağın önemini geçmişten ve günümüzden örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'nin üyesi olduğu uluslararası kuruluşlara örnekler verir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına ve sosyal yaşamdaki rollerine örnekler verir. 1 0 1 0
Demokrasinin ortaya çıkışını, gelişim evrelerini ve günümüzde ifade ettiği anlamları açıklar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 0 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
Dinin farklı yorum biçimleri olabileceğinin farkına varır. 2 1 1 50
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) peygamberlik yönüyle ilgili özelliklerini ayırt eder. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Ahlaki Davranışlar 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 0 1 0
Students will be able to write short, simple messages about environment. 1 0 1 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to recognize the names of the public buildings. 1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 1 0
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Dairenin ve daire diliminin alanını hesaplar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 1 0
Bir veri grubuna ilişkin daire grafiğini oluşturur ve yorumlar. 1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. 1 0 0 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Dikdörtgen, paralelkenar, yamuk ve eşkenar dörtgeni tanır; açı özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 0 1 0
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 1 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
İnce ve kalın kenarlı merceklerin odak noktalarını deneyerek belirler. 1 0 1 0
Seri ve paralel bağlı ampullerden oluşan bir devre şeması çizer. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 0 0
Düz, çukur ve tümsek aynalarda oluşan görüntüleri karşılaştırır. 1 1 0 100
Bitki ve hayvanlardaki üreme çeşitlerini karşılaştırır. 1 0 0 0
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 0 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 0 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF STS

ÇANAKKALE / BİGA / DUMLUPINAR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
DORUK KARDAŞ 717 8E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
237,124 223,400 10 30 30 30 1660

Puanı Hesaplanan: 77 77 77 4036

Katılımlar: 19 80 80 80 4055

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 10 5 8,33 56 7,67 6,16 7,68

SOSYAL BİLGİLER 10 2 8 -0,67 -7 4,00 3,61 4,67

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 4,40 3,82 3,86

İngilizce 10 9 1 8,67 87 5,47 4,11 4,63

Matematik 15 1 7 -1,33 -9 0,91 1,11 1,59

Fen 15 11 4 9,67 64 4,79 3,56 4,22

Toplam: 75 37 31 26,67 36 27,25 22,37 26,64

Sözel (TÜR) BdaBcAcCdCBACBD

Cevap Anh. A BADBDADCACBACBD

Sözel (SOS) bcaaadAbdB

Cevap Anh. A DBBBDCADCB

Sözel (DİN) CBdcdcaCAc

Cevap Anh. A CBCACBDCAD

Sözel (İNG) DBbDBCDABA

Cevap Anh. A DBCDBCDABA

Sayısal (MAT) c d d d   A bca

Cevap Anh. A DCACBDACBAADCBB

Sayısal (FEN) DCCDCcABdcADdDA

Cevap Anh. A DCCDCBABCAADBDA

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 1 1 50
Konuşma 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Anlatım bozukluklarını tespit eder. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Üretimde ve yönetimde toprağın önemini geçmişten ve günümüzden örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'nin üyesi olduğu uluslararası kuruluşlara örnekler verir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına ve sosyal yaşamdaki rollerine örnekler verir. 1 0 1 0
Demokrasinin ortaya çıkışını, gelişim evrelerini ve günümüzde ifade ettiği anlamları açıklar. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 0 1 0
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 1 0 1 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
Dinin farklı yorum biçimleri olabileceğinin farkına varır. 2 1 1 50
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) peygamberlik yönüyle ilgili özelliklerini ayırt eder. 1 0 1 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Ahlaki Davranışlar 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 0 1 0
Students will be able to write short, simple messages about environment. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to recognize the names of the public buildings. 1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 1 0
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Dairenin ve daire diliminin alanını hesaplar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 0 0
Bir veri grubuna ilişkin daire grafiğini oluşturur ve yorumlar. 1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 0 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 0 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. 1 1 0 100
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Dikdörtgen, paralelkenar, yamuk ve eşkenar dörtgeni tanır; açı özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 1 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
İnce ve kalın kenarlı merceklerin odak noktalarını deneyerek belirler. 1 0 1 0
Seri ve paralel bağlı ampullerden oluşan bir devre şeması çizer. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Düz, çukur ve tümsek aynalarda oluşan görüntüleri karşılaştırır. 1 0 1 0
Bitki ve hayvanlardaki üreme çeşitlerini karşılaştırır. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF STS

ÇANAKKALE / BİGA / DUMLUPINAR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ELANUR YEŞİL 131 8E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
273,778 223,400 6 17 17 17 1079

Puanı Hesaplanan: 77 77 77 4036

Katılımlar: 19 80 80 80 4055

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 13 1 12,67 84 7,67 6,16 7,68

SOSYAL BİLGİLER 10 6 3 5,00 50 4,00 3,61 4,67

Din K.ve A.B. 10 9 0 9,00 90 4,40 3,82 3,86

İngilizce 10 8 2 7,33 73 5,47 4,11 4,63

Matematik 15 1 4 -0,33 -2 0,91 1,11 1,59

Fen 15 8 5 6,33 42 4,79 3,56 4,22

Toplam: 75 45 15 40,00 53 27,25 22,37 26,64

Sözel (TÜR) BADB AbCACBACBD

Cevap Anh. A BADBDADCACBACBD

Sözel (SOS)  BBBcCAadB

Cevap Anh. A DBBBDCADCB

Sözel (DİN) CBCACBD AD

Cevap Anh. A CBCACBDCAD

Sözel (İNG) DBbbBCDABA

Cevap Anh. A DBCDBCDABA

Sayısal (MAT)    dd   Bc  a  

Cevap Anh. A DCACBDACBAADCBB

Sayısal (FEN) DCCbCaA CcA dcA

Cevap Anh. A DCCDCBABCAADBDA

Soru No 123456789012345

100

0

20

40

60

80

TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 1 0 50
Konuşma 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Anlatım bozukluklarını tespit eder. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Üretimde ve yönetimde toprağın önemini geçmişten ve günümüzden örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'nin üyesi olduğu uluslararası kuruluşlara örnekler verir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına ve sosyal yaşamdaki rollerine örnekler verir. 1 1 0 100
Demokrasinin ortaya çıkışını, gelişim evrelerini ve günümüzde ifade ettiği anlamları açıklar. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Dinin farklı yorum biçimleri olabileceğinin farkına varır. 2 1 0 50
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) peygamberlik yönüyle ilgili özelliklerini ayırt eder. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Ahlaki Davranışlar 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 0 1 0
Students will be able to write short, simple messages about environment. 1 0 1 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to recognize the names of the public buildings. 1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 0 0
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Dairenin ve daire diliminin alanını hesaplar. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 2 0
Bir veri grubuna ilişkin daire grafiğini oluşturur ve yorumlar. 1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 0 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 0 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 0 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. 1 0 0 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Dikdörtgen, paralelkenar, yamuk ve eşkenar dörtgeni tanır; açı özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 0 1 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
İnce ve kalın kenarlı merceklerin odak noktalarını deneyerek belirler. 1 0 1 0
Seri ve paralel bağlı ampullerden oluşan bir devre şeması çizer. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 0 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Düz, çukur ve tümsek aynalarda oluşan görüntüleri karşılaştırır. 1 0 1 0
Bitki ve hayvanlardaki üreme çeşitlerini karşılaştırır. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF STS

ÇANAKKALE / BİGA / DUMLUPINAR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
EYMEN TUNÇMAN 28 8E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
276,098 223,400 5 16 16 16 1049

Puanı Hesaplanan: 77 77 77 4036

Katılımlar: 19 80 80 80 4055

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 12 3 11,00 73 7,67 6,16 7,68

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 4,00 3,61 4,67

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 4,40 3,82 3,86

İngilizce 10 9 1 8,67 87 5,47 4,11 4,63

Matematik 15 1 3 0,00 0 0,91 1,11 1,59

Fen 15 9 6 7,00 47 4,79 3,56 4,22

Toplam: 75 47 17 41,33 55 27,25 22,37 26,64

Sözel (TÜR) cADBDADCAbBcCBD

Cevap Anh. A BADBDADCACBACBD

Sözel (SOS) DBBBDCAbCd

Cevap Anh. A DBBBDCADCB

Sözel (DİN) CBCAdBDaAD

Cevap Anh. A CBCACBDCAD

Sözel (İNG) DcCDBCDABA

Cevap Anh. A DBCDBCDABA

Sayısal (MAT)   dCab         

Cevap Anh. A DCACBDACBAADCBB

Sayısal (FEN) DdCaCBdBCAAbdcA

Cevap Anh. A DCCDCBABCAADBDA

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 1 1 50
Konuşma 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Anlatım bozukluklarını tespit eder. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Üretimde ve yönetimde toprağın önemini geçmişten ve günümüzden örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'nin üyesi olduğu uluslararası kuruluşlara örnekler verir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına ve sosyal yaşamdaki rollerine örnekler verir. 1 1 0 100
Demokrasinin ortaya çıkışını, gelişim evrelerini ve günümüzde ifade ettiği anlamları açıklar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Dinin farklı yorum biçimleri olabileceğinin farkına varır. 2 0 2 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) peygamberlik yönüyle ilgili özelliklerini ayırt eder. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Ahlaki Davranışlar 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 1 0 100
Students will be able to write short, simple messages about environment. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to recognize the names of the public buildings. 1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 0 0
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Dairenin ve daire diliminin alanını hesaplar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 0 50
Bir veri grubuna ilişkin daire grafiğini oluşturur ve yorumlar. 1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 0 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 0 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. 1 0 0 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Dikdörtgen, paralelkenar, yamuk ve eşkenar dörtgeni tanır; açı özelliklerini belirler. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 1 0
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 0 1 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
İnce ve kalın kenarlı merceklerin odak noktalarını deneyerek belirler. 1 1 0 100
Seri ve paralel bağlı ampullerden oluşan bir devre şeması çizer. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Düz, çukur ve tümsek aynalarda oluşan görüntüleri karşılaştırır. 1 1 0 100
Bitki ve hayvanlardaki üreme çeşitlerini karşılaştırır. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF STS

ÇANAKKALE / BİGA / DUMLUPINAR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
GÖKCAN ÇUR 144 8E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
110,072 223,400 18 68 68 68 3717

Puanı Hesaplanan: 77 77 77 4036

Katılımlar: 19 80 80 80 4055

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 5 5 3,33 22 7,67 6,16 7,68

SOSYAL BİLGİLER 10 2 8 -0,67 -7 4,00 3,61 4,67

Din K.ve A.B. 10 1 9 -2,00 -20 4,40 3,82 3,86

İngilizce 10 5 5 3,33 33 5,47 4,11 4,63

Fen 15 2 12 -2,00 -13 4,79 3,56 4,22

Toplam: 75 15 39 2,00 3 27,25 22,37 26,64

Sözel (TÜR) dAaBc  a aBA B 

Cevap Anh. A BADBDADCACBACBD

Sözel (SOS) DdcccddDba

Cevap Anh. A DBBBDCADCB

Sözel (DİN) dBddacbdca

Cevap Anh. A CBCACBDCAD

Sözel (İNG) DabcBaDAdA

Cevap Anh. A DBCDBCDABA

Sayısal (FEN) bdbb ccdCcAacbd

Cevap Anh. A DCCDCBABCAADBDA

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 0 2 0
Konuşma 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 1 1 33
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 0 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 0 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Anlatım bozukluklarını tespit eder. 2 1 0 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 0 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Üretimde ve yönetimde toprağın önemini geçmişten ve günümüzden örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'nin üyesi olduğu uluslararası kuruluşlara örnekler verir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına ve sosyal yaşamdaki rollerine örnekler verir. 1 0 1 0
Demokrasinin ortaya çıkışını, gelişim evrelerini ve günümüzde ifade ettiği anlamları açıklar. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 0 1 0
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 1 0 1 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
Dinin farklı yorum biçimleri olabileceğinin farkına varır. 2 0 2 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) peygamberlik yönüyle ilgili özelliklerini ayırt eder. 1 0 1 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Ahlaki Davranışlar 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 0 1 0
Students will be able to write short, simple messages about environment. 1 0 1 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to recognize the names of the public buildings. 1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 0 0
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Dairenin ve daire diliminin alanını hesaplar. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 0 0
Bir veri grubuna ilişkin daire grafiğini oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 0 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 0 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 0 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. 1 0 0 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Dikdörtgen, paralelkenar, yamuk ve eşkenar dörtgeni tanır; açı özelliklerini belirler. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 1 0
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 0 1 0
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 0 1 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 0 0
İnce ve kalın kenarlı merceklerin odak noktalarını deneyerek belirler. 1 0 1 0
Seri ve paralel bağlı ampullerden oluşan bir devre şeması çizer. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Düz, çukur ve tümsek aynalarda oluşan görüntüleri karşılaştırır. 1 0 1 0
Bitki ve hayvanlardaki üreme çeşitlerini karşılaştırır. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF STS

ÇANAKKALE / BİGA / DUMLUPINAR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
KEMAL PÜTRÜ 255 8E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
300,606 223,400 3 10 10 10 780

Puanı Hesaplanan: 77 77 77 4036

Katılımlar: 19 80 80 80 4055

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 10 2 9,33 62 7,67 6,16 7,68

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 4,00 3,61 4,67

Din K.ve A.B. 10 8 1 7,67 77 4,40 3,82 3,86

İngilizce 10 10 0 10,00 100 5,47 4,11 4,63

Matematik 15 4 1 3,67 24 0,91 1,11 1,59

Fen 15 9 6 7,00 47 4,79 3,56 4,22

Toplam: 75 49 12 45,00 60 27,25 22,37 26,64

Sözel (TÜR)    BDdbCACBACBD

Cevap Anh. A BADBDADCACBACBD

Sözel (SOS) DBBBaCcDCB

Cevap Anh. A DBBBDCADCB

Sözel (DİN) CBCACBD Ac

Cevap Anh. A CBCACBDCAD

Sözel (İNG) DBCDBCDABA

Cevap Anh. A DBCDBCDABA

Sayısal (MAT) DC   aA  A     

Cevap Anh. A DCACBDACBAADCBB

Sayısal (FEN) cCCDCcABdAcbdDA

Cevap Anh. A DCCDCBABCAADBDA

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 1 0 50
Konuşma 1 0 0 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 0 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Anlatım bozukluklarını tespit eder. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Üretimde ve yönetimde toprağın önemini geçmişten ve günümüzden örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'nin üyesi olduğu uluslararası kuruluşlara örnekler verir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına ve sosyal yaşamdaki rollerine örnekler verir. 1 1 0 100
Demokrasinin ortaya çıkışını, gelişim evrelerini ve günümüzde ifade ettiği anlamları açıklar. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Dinin farklı yorum biçimleri olabileceğinin farkına varır. 2 1 0 50
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) peygamberlik yönüyle ilgili özelliklerini ayırt eder. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Ahlaki Davranışlar 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 1 0 100
Students will be able to write short, simple messages about environment. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to recognize the names of the public buildings. 1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Dairenin ve daire diliminin alanını hesaplar. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 0 50
Bir veri grubuna ilişkin daire grafiğini oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 0 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. 1 0 0 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Dikdörtgen, paralelkenar, yamuk ve eşkenar dörtgeni tanır; açı özelliklerini belirler. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 1 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
İnce ve kalın kenarlı merceklerin odak noktalarını deneyerek belirler. 1 0 1 0
Seri ve paralel bağlı ampullerden oluşan bir devre şeması çizer. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Düz, çukur ve tümsek aynalarda oluşan görüntüleri karşılaştırır. 1 1 0 100
Bitki ve hayvanlardaki üreme çeşitlerini karşılaştırır. 1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF STS

ÇANAKKALE / BİGA / DUMLUPINAR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
M FATİH ERGEÇ 108 8E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
120,204 223,400 17 63 63 63 3593

Puanı Hesaplanan: 77 77 77 4036

Katılımlar: 19 80 80 80 4055

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 6 6 4,00 27 7,67 6,16 7,68

SOSYAL BİLGİLER 10 3 2 2,33 23 4,00 3,61 4,67

Din K.ve A.B. 10 1 5 -0,67 -7 4,40 3,82 3,86

İngilizce 10 6 3 5,00 50 5,47 4,11 4,63

Matematik 15 1 6 -1,00 -7 0,91 1,11 1,59

Fen 15 0 6 -2,00 -13 4,79 3,56 4,22

Toplam: 75 17 28 7,67 10 27,25 22,37 26,64

Sözel (TÜR) BAcB A d bacCBa

Cevap Anh. A BADBDADCACBACBD

Sözel (SOS) a B  dA C 

Cevap Anh. A DBBBDCADCB

Sözel (DİN) aB c  bd a

Cevap Anh. A CBCACBDCAD

Sözel (İNG) bcbDB DABA

Cevap Anh. A DBCDBCDABA

Sayısal (MAT) D bd c a dd    

Cevap Anh. A DCACBDACBAADCBB

Sayısal (FEN) cb add        b

Cevap Anh. A DCCDCBABCAADBDA

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 1 0 50
Konuşma 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 1 1 33
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 0 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Anlatım bozukluklarını tespit eder. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Üretimde ve yönetimde toprağın önemini geçmişten ve günümüzden örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'nin üyesi olduğu uluslararası kuruluşlara örnekler verir. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına ve sosyal yaşamdaki rollerine örnekler verir. 1 0 0 0
Demokrasinin ortaya çıkışını, gelişim evrelerini ve günümüzde ifade ettiği anlamları açıklar. 1 0 0 0
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 0 1 0
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 0 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 0 0 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 1 0 0 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
Dinin farklı yorum biçimleri olabileceğinin farkına varır. 2 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) peygamberlik yönüyle ilgili özelliklerini ayırt eder. 1 0 0 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Ahlaki Davranışlar 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 0 1 0
Students will be able to write short, simple messages about environment. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to recognize the names of the public buildings. 1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Dairenin ve daire diliminin alanını hesaplar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 2 0
Bir veri grubuna ilişkin daire grafiğini oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 0 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. 1 0 1 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Dikdörtgen, paralelkenar, yamuk ve eşkenar dörtgeni tanır; açı özelliklerini belirler. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 1 0
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 0 0 0
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 0 1 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
İnce ve kalın kenarlı merceklerin odak noktalarını deneyerek belirler. 1 0 1 0
Seri ve paralel bağlı ampullerden oluşan bir devre şeması çizer. 1 0 0 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 0 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 0 0
Düz, çukur ve tümsek aynalarda oluşan görüntüleri karşılaştırır. 1 0 0 0
Bitki ve hayvanlardaki üreme çeşitlerini karşılaştırır. 1 0 0 0
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 0 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 0 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF STS

ÇANAKKALE / BİGA / DUMLUPINAR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
NİSA USLU 214 8E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
134,001 223,400 16 57 57 57 3404

Puanı Hesaplanan: 77 77 77 4036

Katılımlar: 19 80 80 80 4055

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 3 11 -0,67 -4 7,67 6,16 7,68

Din K.ve A.B. 10 1 1 0,67 7 4,40 3,82 3,86

İngilizce 10 3 3 2,00 20 5,47 4,11 4,63

Matematik 15 1 2 0,33 2 0,91 1,11 1,59

Fen 15 5 3 4,00 27 4,79 3,56 4,22

Toplam: 75 13 20 6,33 8 27,25 22,37 26,64

Sözel (TÜR) cbcaadabbd ACdD

Cevap Anh. A BADBDADCACBACBD

Sözel (DİN)  Bd       

Cevap Anh. A CBCACBDCAD

Sözel (İNG)  ab BdD  A

Cevap Anh. A DBCDBCDABA

Sayısal (MAT)     B d   d    

Cevap Anh. A DCACBDACBAADCBB

Sayısal (FEN)   C Cd   c DcDA

Cevap Anh. A DCCDCBABCAADBDA

Soru No 123456789012345
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TÜR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 0 2 0
Konuşma 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 0 3 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 0 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Anlatım bozukluklarını tespit eder. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Üretimde ve yönetimde toprağın önemini geçmişten ve günümüzden örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'nin üyesi olduğu uluslararası kuruluşlara örnekler verir. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına ve sosyal yaşamdaki rollerine örnekler verir. 1 0 0 0
Demokrasinin ortaya çıkışını, gelişim evrelerini ve günümüzde ifade ettiği anlamları açıklar. 1 0 0 0
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 0 0 0
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 0 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 0 0 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 1 0 1 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 0 0
Dinin farklı yorum biçimleri olabileceğinin farkına varır. 2 0 0 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) peygamberlik yönüyle ilgili özelliklerini ayırt eder. 1 0 0 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 0 0
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Ahlaki Davranışlar 1 0 0 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 0 0 0
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 0 1 0
Students will be able to write short, simple messages about environment. 1 0 0 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to recognize the names of the public buildings. 1 0 0 0
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 0 0
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Dairenin ve daire diliminin alanını hesaplar. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 0 0
Bir veri grubuna ilişkin daire grafiğini oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 0 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 0 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. 1 0 1 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Dikdörtgen, paralelkenar, yamuk ve eşkenar dörtgeni tanır; açı özelliklerini belirler. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 1 0 0 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 0 0
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 0 0 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
İnce ve kalın kenarlı merceklerin odak noktalarını deneyerek belirler. 1 0 1 0
Seri ve paralel bağlı ampullerden oluşan bir devre şeması çizer. 1 0 0 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 0 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 0 0
Düz, çukur ve tümsek aynalarda oluşan görüntüleri karşılaştırır. 1 0 1 0
Bitki ve hayvanlardaki üreme çeşitlerini karşılaştırır. 1 0 0 0
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF STS

ÇANAKKALE / BİGA / DUMLUPINAR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
NİSA UZUN 174 8E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
219,056 223,400 11 37 37 37 1978

Puanı Hesaplanan: 77 77 77 4036

Katılımlar: 19 80 80 80 4055

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 11 4 9,67 64 7,67 6,16 7,68

SOSYAL BİLGİLER 10 7 3 6,00 60 4,00 3,61 4,67

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 4,40 3,82 3,86

İngilizce 10 7 3 6,00 60 5,47 4,11 4,63

Matematik 15 1 1 0,67 4 0,91 1,11 1,59

Fen 15 4 7 1,67 11 4,79 3,56 4,22

Toplam: 75 36 22 28,67 38 27,25 22,37 26,64

Sözel (TÜR) BADBaAcdACBAdBD

Cevap Anh. A BADBDADCACBACBD

Sözel (SOS) bBBaDdADCB

Cevap Anh. A DBBBDCADCB

Sözel (DİN) bBCcbBDbAD

Cevap Anh. A CBCACBDCAD

Sözel (İNG) DBbDcCDAdA

Cevap Anh. A DBCDBCDABA

Sayısal (MAT)      c      C  

Cevap Anh. A DCACBDACBAADCBB

Sayısal (FEN) cbCbd cdbAA   A

Cevap Anh. A DCCDCBABCAADBDA

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 1 1 50
Konuşma 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Anlatım bozukluklarını tespit eder. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Üretimde ve yönetimde toprağın önemini geçmişten ve günümüzden örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'nin üyesi olduğu uluslararası kuruluşlara örnekler verir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına ve sosyal yaşamdaki rollerine örnekler verir. 1 0 1 0
Demokrasinin ortaya çıkışını, gelişim evrelerini ve günümüzde ifade ettiği anlamları açıklar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 0 1 0
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
Dinin farklı yorum biçimleri olabileceğinin farkına varır. 2 0 2 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) peygamberlik yönüyle ilgili özelliklerini ayırt eder. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Ahlaki Davranışlar 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 0 1 0
Students will be able to write short, simple messages about environment. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to recognize the names of the public buildings. 1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 0 0
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Dairenin ve daire diliminin alanını hesaplar. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 0 0
Bir veri grubuna ilişkin daire grafiğini oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 0 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 0 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. 1 0 0 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Dikdörtgen, paralelkenar, yamuk ve eşkenar dörtgeni tanır; açı özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 1 0
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 0 1 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
İnce ve kalın kenarlı merceklerin odak noktalarını deneyerek belirler. 1 0 0 0
Seri ve paralel bağlı ampullerden oluşan bir devre şeması çizer. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Düz, çukur ve tümsek aynalarda oluşan görüntüleri karşılaştırır. 1 1 0 100
Bitki ve hayvanlardaki üreme çeşitlerini karşılaştırır. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 0 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 0 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF STS

ÇANAKKALE / BİGA / DUMLUPINAR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ÖNDER ALTIN 672 8E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
204,210 223,400 12 39 39 39 2245

Puanı Hesaplanan: 77 77 77 4036

Katılımlar: 19 80 80 80 4055

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 9 4 7,67 51 7,67 6,16 7,68

SOSYAL BİLGİLER 10 4 5 2,33 23 4,00 3,61 4,67

Din K.ve A.B. 10 8 1 7,67 77 4,40 3,82 3,86

İngilizce 10 4 4 2,67 27 5,47 4,11 4,63

Matematik 15 3 3 2,00 13 0,91 1,11 1,59

Fen 15 4 8 1,33 9 4,79 3,56 4,22

Toplam: 75 32 25 23,67 32 27,25 22,37 26,64

Sözel (TÜR)  AaB ADadbBACBD

Cevap Anh. A BADBDADCACBACBD

Sözel (SOS) DccBcCA da

Cevap Anh. A DBBBDCADCB

Sözel (DİN) CBCAbBD AD

Cevap Anh. A CBCACBDCAD

Sözel (İNG) DBb Ba Adc

Cevap Anh. A DBCDBCDABA

Sayısal (MAT) D dC c    A  d 

Cevap Anh. A DCACBDACBAADCBB

Sayısal (FEN) c CDCac dAbad d

Cevap Anh. A DCCDCBABCAADBDA

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 0 0 0
Konuşma 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Anlatım bozukluklarını tespit eder. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Üretimde ve yönetimde toprağın önemini geçmişten ve günümüzden örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'nin üyesi olduğu uluslararası kuruluşlara örnekler verir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına ve sosyal yaşamdaki rollerine örnekler verir. 1 1 0 100
Demokrasinin ortaya çıkışını, gelişim evrelerini ve günümüzde ifade ettiği anlamları açıklar. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 0 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Dinin farklı yorum biçimleri olabileceğinin farkına varır. 2 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) peygamberlik yönüyle ilgili özelliklerini ayırt eder. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Ahlaki Davranışlar 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 0 1 0
Students will be able to write short, simple messages about environment. 1 0 0 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 0 0
Students will be able to recognize the names of the public buildings. 1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Dairenin ve daire diliminin alanını hesaplar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 0 50
Bir veri grubuna ilişkin daire grafiğini oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 0 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 0 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. 1 1 0 100
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Dikdörtgen, paralelkenar, yamuk ve eşkenar dörtgeni tanır; açı özelliklerini belirler. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 0 0
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 1 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
İnce ve kalın kenarlı merceklerin odak noktalarını deneyerek belirler. 1 0 1 0
Seri ve paralel bağlı ampullerden oluşan bir devre şeması çizer. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 0 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Düz, çukur ve tümsek aynalarda oluşan görüntüleri karşılaştırır. 1 1 0 100
Bitki ve hayvanlardaki üreme çeşitlerini karşılaştırır. 1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 0 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF STS

ÇANAKKALE / BİGA / DUMLUPINAR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ONUR ÖZDEMİR 178 8E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
57,635 223,400 19 76 76 76 4023

Puanı Hesaplanan: 77 77 77 4036

Katılımlar: 19 80 80 80 4055

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 3 12 -1,00 -7 7,67 6,16 7,68

SOSYAL BİLGİLER 10 3 7 0,67 7 4,00 3,61 4,67

Din K.ve A.B. 10 2 8 -0,67 -7 4,40 3,82 3,86

İngilizce 10 3 7 0,67 7 5,47 4,11 4,63

Matematik 15 1 14 -3,67 -24 0,91 1,11 1,59

Fen 15 3 12 -1,00 -7 4,79 3,56 4,22

Toplam: 75 15 60 -5,00 -7 27,25 22,37 26,64

Sözel (TÜR) cdbacdbacdBAbBb

Cevap Anh. A BADBDADCACBACBD

Sözel (SOS) DacBaCcbda

Cevap Anh. A DBBBDCADCB

Sözel (DİN) dBadbacbcD

Cevap Anh. A CBCACBDCAD

Sözel (İNG) DBbacacdcA

Cevap Anh. A DBCDBCDABA

Sayısal (MAT) Dbcbaccddbbaacc

Cevap Anh. A DCACBDACBAADCBB

Sayısal (FEN) DbabaBAabcdbdcd

Cevap Anh. A DCCDCBABCAADBDA

Soru No 123456789012345

100

0

20

40

60

80

TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 0 2 0
Konuşma 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 0 3 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Anlatım bozukluklarını tespit eder. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Üretimde ve yönetimde toprağın önemini geçmişten ve günümüzden örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'nin üyesi olduğu uluslararası kuruluşlara örnekler verir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına ve sosyal yaşamdaki rollerine örnekler verir. 1 1 0 100
Demokrasinin ortaya çıkışını, gelişim evrelerini ve günümüzde ifade ettiği anlamları açıklar. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 1 0 1 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
Dinin farklı yorum biçimleri olabileceğinin farkına varır. 2 0 2 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) peygamberlik yönüyle ilgili özelliklerini ayırt eder. 1 0 1 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Ahlaki Davranışlar 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 0 1 0
Students will be able to write short, simple messages about environment. 1 0 1 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 1 0
Students will be able to recognize the names of the public buildings. 1 0 1 0
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Dairenin ve daire diliminin alanını hesaplar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 2 0
Bir veri grubuna ilişkin daire grafiğini oluşturur ve yorumlar. 1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. 1 0 1 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Dikdörtgen, paralelkenar, yamuk ve eşkenar dörtgeni tanır; açı özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 1 0
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 0 1 0
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 0 1 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
İnce ve kalın kenarlı merceklerin odak noktalarını deneyerek belirler. 1 1 0 100
Seri ve paralel bağlı ampullerden oluşan bir devre şeması çizer. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Düz, çukur ve tümsek aynalarda oluşan görüntüleri karşılaştırır. 1 0 1 0
Bitki ve hayvanlardaki üreme çeşitlerini karşılaştırır. 1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF STS

ÇANAKKALE / BİGA / DUMLUPINAR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
SÜLEYMAN KAHRAMAN 979 8E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
193,813 223,400 14 42 42 42 2438

Puanı Hesaplanan: 77 77 77 4036

Katılımlar: 19 80 80 80 4055

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 8 7 5,67 38 7,67 6,16 7,68

SOSYAL BİLGİLER 10 2 8 -0,67 -7 4,00 3,61 4,67

Din K.ve A.B. 10 3 7 0,67 7 4,40 3,82 3,86

İngilizce 10 3 6 1,00 10 5,47 4,11 4,63

Matematik 15 4 11 0,33 2 0,91 1,11 1,59

Fen 15 9 5 7,33 49 4,79 3,56 4,22

Toplam: 75 29 44 14,33 19 27,25 22,37 26,64

Sözel (TÜR) cADcDAcbbCBcCBa

Cevap Anh. A BADBDADCACBACBD

Sözel (SOS) bdadcCAbbd

Cevap Anh. A DBBBDCADCB

Sözel (DİN) CBbdacbCda

Cevap Anh. A CBCACBDCAD

Sözel (İNG) cabDBdD ab

Cevap Anh. A DBCDBCDABA

Sayısal (MAT) DbcddaAdBdcbCac

Cevap Anh. A DCACBDACBAADCBB

Sayısal (FEN) DCCaCBcBaAd dDA

Cevap Anh. A DCCDCBABCAADBDA

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 1 1 50
Konuşma 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 1 2 33
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Anlatım bozukluklarını tespit eder. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Üretimde ve yönetimde toprağın önemini geçmişten ve günümüzden örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'nin üyesi olduğu uluslararası kuruluşlara örnekler verir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına ve sosyal yaşamdaki rollerine örnekler verir. 1 0 1 0
Demokrasinin ortaya çıkışını, gelişim evrelerini ve günümüzde ifade ettiği anlamları açıklar. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 1 0 1 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
Dinin farklı yorum biçimleri olabileceğinin farkına varır. 2 1 1 50
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) peygamberlik yönüyle ilgili özelliklerini ayırt eder. 1 0 1 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Ahlaki Davranışlar 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 0 1 0
Students will be able to write short, simple messages about environment. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to recognize the names of the public buildings. 1 0 0 0
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Dairenin ve daire diliminin alanını hesaplar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 2 0
Bir veri grubuna ilişkin daire grafiğini oluşturur ve yorumlar. 1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. 1 0 1 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Dikdörtgen, paralelkenar, yamuk ve eşkenar dörtgeni tanır; açı özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 0 1 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
İnce ve kalın kenarlı merceklerin odak noktalarını deneyerek belirler. 1 1 0 100
Seri ve paralel bağlı ampullerden oluşan bir devre şeması çizer. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Düz, çukur ve tümsek aynalarda oluşan görüntüleri karşılaştırır. 1 1 0 100
Bitki ve hayvanlardaki üreme çeşitlerini karşılaştırır. 1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF STS

ÇANAKKALE / BİGA / DUMLUPINAR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
YİĞİT TOKSÖZ 221 8E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
253,370 223,400 7 25 25 25 1385

Puanı Hesaplanan: 77 77 77 4036

Katılımlar: 19 80 80 80 4055

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 11 4 9,67 64 7,67 6,16 7,68

SOSYAL BİLGİLER 10 5 4 3,67 37 4,00 3,61 4,67

Din K.ve A.B. 10 4 3 3,00 30 4,40 3,82 3,86

İngilizce 10 7 3 6,00 60 5,47 4,11 4,63

Matematik 15 1 0 1,00 7 0,91 1,11 1,59

Fen 15 9 5 7,33 49 4,79 3,56 4,22

Toplam: 75 37 19 30,67 41 27,25 22,37 26,64

Sözel (TÜR) BADBcdcCACBcCBD

Cevap Anh. A BADBDADCACBACBD

Sözel (SOS) cBa aCAbCB

Cevap Anh. A DBBBDCADCB

Sözel (DİN) CBCcdB  d 

Cevap Anh. A CBCACBDCAD

Sözel (İNG) bBbDaCDABA

Cevap Anh. A DBCDBCDABA

Sayısal (MAT)  C             

Cevap Anh. A DCACBDACBAADCBB

Sayısal (FEN) DCCDCdAB AdDdad

Cevap Anh. A DCCDCBABCAADBDA

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 1 1 50
Konuşma 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Anlatım bozukluklarını tespit eder. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Üretimde ve yönetimde toprağın önemini geçmişten ve günümüzden örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'nin üyesi olduğu uluslararası kuruluşlara örnekler verir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına ve sosyal yaşamdaki rollerine örnekler verir. 1 0 0 0
Demokrasinin ortaya çıkışını, gelişim evrelerini ve günümüzde ifade ettiği anlamları açıklar. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
Dinin farklı yorum biçimleri olabileceğinin farkına varır. 2 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) peygamberlik yönüyle ilgili özelliklerini ayırt eder. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 0 0
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Ahlaki Davranışlar 1 0 0 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 0 1 0
Students will be able to write short, simple messages about environment. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to recognize the names of the public buildings. 1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 0 0
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Dairenin ve daire diliminin alanını hesaplar. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 0 0
Bir veri grubuna ilişkin daire grafiğini oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 0 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 0 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 0 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. 1 0 0 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Dikdörtgen, paralelkenar, yamuk ve eşkenar dörtgeni tanır; açı özelliklerini belirler. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 1 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
İnce ve kalın kenarlı merceklerin odak noktalarını deneyerek belirler. 1 0 1 0
Seri ve paralel bağlı ampullerden oluşan bir devre şeması çizer. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 0 0
Düz, çukur ve tümsek aynalarda oluşan görüntüleri karşılaştırır. 1 1 0 100
Bitki ve hayvanlardaki üreme çeşitlerini karşılaştırır. 1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF STS

ÇANAKKALE / BİGA / DUMLUPINAR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF EREN ÖZGEN 142 8E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
436,840 223,400 1 1 1 1 50

Puanı Hesaplanan: 77 77 77 4036

Katılımlar: 19 80 80 80 4055

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 15 0 15,00 100 7,67 6,16 7,68

SOSYAL BİLGİLER 10 10 0 10,00 100 4,00 3,61 4,67

Din K.ve A.B. 10 9 0 9,00 90 4,40 3,82 3,86

İngilizce 10 10 0 10,00 100 5,47 4,11 4,63

Matematik 15 11 3 10,00 67 0,91 1,11 1,59

Fen 15 13 2 12,33 82 4,79 3,56 4,22

Toplam: 75 68 5 66,33 88 27,25 22,37 26,64

Sözel (TÜR) BADBDADCACBACBD

Cevap Anh. A BADBDADCACBACBD

Sözel (SOS) DBBBDCADCB

Cevap Anh. A DBBBDCADCB

Sözel (DİN) CBCACBD AD

Cevap Anh. A CBCACBDCAD

Sözel (İNG) DBCDBCDABA

Cevap Anh. A DBCDBCDABA

Sayısal (MAT) DCb BcACBAADdBB

Cevap Anh. A DCACBDACBAADCBB

Sayısal (FEN) DCCDdBABCAAbBDA

Cevap Anh. A DCCDCBABCAADBDA

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 2 0 100
Konuşma 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Anlatım bozukluklarını tespit eder. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Üretimde ve yönetimde toprağın önemini geçmişten ve günümüzden örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'nin üyesi olduğu uluslararası kuruluşlara örnekler verir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına ve sosyal yaşamdaki rollerine örnekler verir. 1 1 0 100
Demokrasinin ortaya çıkışını, gelişim evrelerini ve günümüzde ifade ettiği anlamları açıklar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Dinin farklı yorum biçimleri olabileceğinin farkına varır. 2 1 0 50
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) peygamberlik yönüyle ilgili özelliklerini ayırt eder. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Ahlaki Davranışlar 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 1 0 100
Students will be able to write short, simple messages about environment. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to recognize the names of the public buildings. 1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Dairenin ve daire diliminin alanını hesaplar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 0 50
Bir veri grubuna ilişkin daire grafiğini oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. 1 1 0 100
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Dikdörtgen, paralelkenar, yamuk ve eşkenar dörtgeni tanır; açı özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 1 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
İnce ve kalın kenarlı merceklerin odak noktalarını deneyerek belirler. 1 1 0 100
Seri ve paralel bağlı ampullerden oluşan bir devre şeması çizer. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Düz, çukur ve tümsek aynalarda oluşan görüntüleri karşılaştırır. 1 1 0 100
Bitki ve hayvanlardaki üreme çeşitlerini karşılaştırır. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF STS

ÇANAKKALE / BİGA / DUMLUPINAR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP YAPICI 235 8E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
300,645 223,400 2 9 9 9 778

Puanı Hesaplanan: 77 77 77 4036

Katılımlar: 19 80 80 80 4055

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 12 2 11,33 76 7,67 6,16 7,68

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 4,00 3,61 4,67

Din K.ve A.B. 10 7 2 6,33 63 4,40 3,82 3,86

İngilizce 10 9 1 8,67 87 5,47 4,11 4,63

Matematik 15 3 3 2,00 13 0,91 1,11 1,59

Fen 15 9 4 7,67 51 4,79 3,56 4,22

Toplam: 75 49 13 44,67 60 27,25 22,37 26,64

Sözel (TÜR) BADB AbbACBACBD

Cevap Anh. A BADBDADCACBACBD

Sözel (SOS) DBBBDCAcCB

Cevap Anh. A DBBBDCADCB

Sözel (DİN) bBCAdBD AD

Cevap Anh. A CBCACBDCAD

Sözel (İNG) DBbDBCDABA

Cevap Anh. A DBCDBCDABA

Sayısal (MAT) DCd a   d    B 

Cevap Anh. A DCACBDACBAADCBB

Sayısal (FEN) DaCbdB BdAADB A

Cevap Anh. A DCCDCBABCAADBDA

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 1 0 50
Konuşma 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Anlatım bozukluklarını tespit eder. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Üretimde ve yönetimde toprağın önemini geçmişten ve günümüzden örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'nin üyesi olduğu uluslararası kuruluşlara örnekler verir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına ve sosyal yaşamdaki rollerine örnekler verir. 1 1 0 100
Demokrasinin ortaya çıkışını, gelişim evrelerini ve günümüzde ifade ettiği anlamları açıklar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Dinin farklı yorum biçimleri olabileceğinin farkına varır. 2 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) peygamberlik yönüyle ilgili özelliklerini ayırt eder. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Ahlaki Davranışlar 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 0 1 0
Students will be able to write short, simple messages about environment. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to recognize the names of the public buildings. 1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Dairenin ve daire diliminin alanını hesaplar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 0 0
Bir veri grubuna ilişkin daire grafiğini oluşturur ve yorumlar. 1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 0 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 0 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 0 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. 1 0 0 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Dikdörtgen, paralelkenar, yamuk ve eşkenar dörtgeni tanır; açı özelliklerini belirler. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 1 0
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 0 1 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
İnce ve kalın kenarlı merceklerin odak noktalarını deneyerek belirler. 1 1 0 100
Seri ve paralel bağlı ampullerden oluşan bir devre şeması çizer. 1 0 0 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Düz, çukur ve tümsek aynalarda oluşan görüntüleri karşılaştırır. 1 1 0 100
Bitki ve hayvanlardaki üreme çeşitlerini karşılaştırır. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 0 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
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